
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ PES TYT 1 420 451 451 757

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,9413,64 16,53 3,33 1,12 3,05 1,56 1,53 1,18 1,99 1,39 1,64 3,22 0,91 2,99 0,00 0,01 0,00 9,87 3,47 9,00 2,39 0,45 2,28 2,61 1,43 2,25 2,68 1,14 2,40 1,48 1,33 1,14 49,0726,42 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,2913,46 17,93 3,50 1,14 3,21 1,78 1,53 1,39 2,28 1,43 1,92 3,30 0,99 3,06 0,00 0,00 0,00 11,36 3,33 10,53 2,74 0,45 2,63 2,98 1,47 2,61 3,09 1,17 2,80 1,75 1,44 1,39 54,0726,41 47,47 284,420

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 7 0 7,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 88 17 83,75 391,777 52

2 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 32 8 30,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 23 0 23,00 5 1 4,75 2 0 2,00 5 1 4,75 4 1 3,75 87 14 83,50 391,221 53

3 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 31 7 29,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 24 1 23,75 8 0 8,00 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 85 14 81,50 384,531 63

4 0 İDİL YEGÜL 12E 27 12 24,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 7 2 6,50 3 3 2,25 3 2 2,50 1 1 0,75 86 23 80,25 380,717 70

5 0 NACİYE YÜKSEL 12E 26 11 23,25 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 25 4 24,00 6 1 5,75 2 1 1,75 6 0 6,00 3 1 2,75 83 19 78,25 375,972 78

6 0 SİNEM SUCU 12E 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 22 1 21,75 3 2 2,50 4 3 3,25 5 1 4,75 3 2 2,50 80 25 73,75 362,628 98

7 0 SÜEDA COŞAN 12E 32 7 30,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 0 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 2 1 1,75 76 18 71,50 355,472 109

8 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 28 11 25,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 18 2 17,50 6 0 6,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 74 19 69,25 348,445 120

9 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 25 12 22,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 20 2 19,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 69 26 62,50 329,154 143

10 0 ELİFSU ZORBA 12E 31 9 28,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 17 2 16,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 68 24 62,00 327,081 150

11 0 GÜLÜMSER K 12E 33 7 31,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 13 5 11,75 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 64 22 58,50 316,709 167

12 0 ADA YALÇIN 12E 30 8 28,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 13 3 12,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 62 19 57,25 312,324 179

13 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 27 8 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 10 3 9,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 60 13 56,75 312,262 180

14 0 ELA SEVER 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 12 5 10,75 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 62 23 56,25 310,999 185

15 0 CEYLİN ÇETİN 12E 25 12 22,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 15 4 14,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 60 23 54,25 304,329 205

16 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 23 14 19,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 16 8 14,00 4 0 4,00 4 3 3,25 2 1 1,75 1 1 0,75 62 35 53,25 301,788 213

17 0 BELEN SARI 12E 28 11 25,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 11 1 10,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 57 17 52,75 299,868 220

18 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 26 12 23,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 17 5 15,75 2 0 2,00 1 1 0,75 59 25 52,75 299,166 221

19 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 25 15 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 17 5 15,75 1 0 1,00 3 3 2,25 2 0 2,00 1 1 0,75 60 32 52,00 297,923 222

20 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 24 14 20,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 1 6,75 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 56 19 51,25 296,700 224

21 0 CEYLİN KIZIL 12E 26 12 23,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 8 4 7,00 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 56 21 50,75 294,226 233

22 0 ECRİN YILDIZ 12E 25 13 21,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 22 2 21,50 1 0 1,00 57 24 51,00 293,850 234

23 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 26 13 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 12 5 10,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 57 28 50,00 292,550 238

24 0 ECEM ARSLAN 12E 24 15 20,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 15 3 14,25 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 57 27 50,25 292,289 240

25 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 18 20 13,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 5 14,75 6 1 5,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 58 31 50,25 292,235 241

26 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 24 15 20,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 15 7 13,25 3 0 3,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 59 36 50,00 292,189 242

27 0 ŞEVVAL *Z EL 12E 24 10 21,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 12 1 11,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 54 19 49,25 289,473 252

28 0 EGE YAYMACI 12E 29 11 26,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 7 1 6,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 53 19 48,25 286,617 265

29 0 DURU NEHİR SAYRACI 12E 26 10 23,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 11 5 9,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 55 29 47,75 285,954 268
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,9413,64 16,53 3,33 1,12 3,05 1,56 1,53 1,18 1,99 1,39 1,64 3,22 0,91 2,99 0,00 0,01 0,00 9,87 3,47 9,00 2,39 0,45 2,28 2,61 1,43 2,25 2,68 1,14 2,40 1,48 1,33 1,14 49,0726,42 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,2913,46 17,93 3,50 1,14 3,21 1,78 1,53 1,39 2,28 1,43 1,92 3,30 0,99 3,06 0,00 0,00 0,00 11,36 3,33 10,53 2,74 0,45 2,63 2,98 1,47 2,61 3,09 1,17 2,80 1,75 1,44 1,39 54,0726,41 47,47 284,420

KATILIMLAR

30 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 22 14 18,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 4 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 1 2 0,50 53 22 47,50 285,869 269

31 0 KEMAL HORUZ 12E 29 11 26,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 10 7 8,25 1 2 0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 56 32 48,00 285,649 272

32 0 ELİF SU ÖZALP 12E 26 12 23,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 2 4,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 53 21 47,75 285,193 273

33 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 25 11 22,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 1 4,75 2 0 2,00 3 2 2,50 51 23 45,25 279,145 288

34 0 ASLI OSMANBEY 12E 29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 4 3,00 3 1 2,75 51 21 45,75 279,106 289

35 0 BEGÜM KIRTOK 12E 24 16 20,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 15 7 13,25 5 0 5,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 55 39 45,25 277,590 292

36 0 BEYZA ORTA 12E 23 11 20,25 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 10 4 9,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 50 19 45,25 277,506 293

37 0 DOĞA AYAR 12E 27 13 23,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 9 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 53 32 45,00 277,274 297

38 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 14 1 13,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 50 25 43,75 273,433 314

39 0 SERRA ÖZMEN 12E 22 15 18,25 4 1 3,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 7 4 6,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 51 30 43,50 272,846 316

40 0 ZEYNEP AYDIN 12E 27 13 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 4 5,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 50 27 43,25 271,654 321

41 0 UMUT EGE ERBİL 12E 25 14 21,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 7 4 6,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 50 30 42,50 270,349 325

42 0 ÖZLEM AYTEKİN 12E 24 8 22,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 8 2 7,50 3 1 2,75 46 16 42,00 267,550 336

43 0 İL* DA YAKŞE 12E 18 15 14,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 11 3 10,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 47 25 40,75 265,292 347

44 0 ELİF AYDIN 12E 24 13 20,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 6 5 4,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 47 25 40,75 264,920 349

45 0 ADA ÖLMEZ 12E 22 17 17,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 7 8 5,00 4 1 3,75 2 4 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 50 39 40,25 263,182 357

46 0 SİMA YILDIZ 12E 26 14 22,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 8 3,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 47 30 39,50 261,019 365

47 0 EMİNE G * BATI 12E 20 19 15,25 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 8 6 6,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 47 31 39,25 260,828 366

48 0 EKİN ERİŞ 12E 23 9 20,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 42 13 38,75 258,112 378

49 0 NAZ METİN 12E 27 10 24,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 3 2,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 44 22 38,50 257,480 381

50 0 ÖZGE PAZAN 12E 25 15 21,25 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 6 3,50 43 26 36,50 251,495 405

51 0 ZEHRA UYSAL 12E 22 17 17,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 42 24 36,00 251,370 406

52 0 ECRİN KABASAKAL 12E 21 16 17,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 7 4 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 43 28 36,00 250,478 411

53 0 EMİR BOZTOPRAK 12E 15 18 10,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 3 2,25 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 41 25 34,75 247,370 426

54 0 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 12E 18 15 14,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 10 7 8,25 2 0 2,00 1 0 1,00 41 27 34,25 245,221 433

55 0 SUDENAZ YALI 12E 21 12 18,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 37 19 32,25 239,538 456

56 0 SUDE KELEŞ 12E 16 21 10,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 3 4,25 2 3 1,25 4 2 3,50 2 3 1,25 41 38 31,50 238,369 461

57 0 DİLVİN AVCAN 12E 24 15 20,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 37 22 31,50 236,851 476

58 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 21 9 18,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 15 31,25 236,752 477
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ PES TYT 1 420 451 451 757

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,9413,64 16,53 3,33 1,12 3,05 1,56 1,53 1,18 1,99 1,39 1,64 3,22 0,91 2,99 0,00 0,01 0,00 9,87 3,47 9,00 2,39 0,45 2,28 2,61 1,43 2,25 2,68 1,14 2,40 1,48 1,33 1,14 49,0726,42 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,2913,46 17,93 3,50 1,14 3,21 1,78 1,53 1,39 2,28 1,43 1,92 3,30 0,99 3,06 0,00 0,00 0,00 11,36 3,33 10,53 2,74 0,45 2,63 2,98 1,47 2,61 3,09 1,17 2,80 1,75 1,44 1,39 54,0726,41 47,47 284,420

KATILIMLAR

59 0 ORHAN BAYKAL 12E 19 18 14,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 39 32 31,00 236,310 479

60 0 EZGİ KARACA 12E 25 13 21,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 5 3 4,25 37 23 31,25 236,055 482

61 0 AYLİN ÖNİZ 12E 23 11 20,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 2 7 0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 38 31 30,25 233,470 495

62 0 ZEHRA İKAN 12E 18 19 13,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 3 3,25 1 1 0,75 4 2 3,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 39 36 30,00 233,315 497

63 0 EYLÜL TEZER 12E 17 17 12,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 7 2,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 37 34 28,50 228,668 525

64 0 NAZ OKKA 12E 19 18 14,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 36 33 27,75 226,772 535

65 0 DERİN YETİŞEN 12E 22 13 18,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 6 4 5,00 34 27 27,25 224,384 548

66 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 18 17 13,75 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 34 29 26,75 223,879 551

67 0 RABİA MENEKŞE 12E 16 20 11,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 34 35 25,25 219,949 574

68 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 19 15 15,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 32 28 25,00 218,358 582

69 0 BEYZA ÇETİN 12E 18 18 13,50 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 3 5 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 32 29 24,75 217,692 585

70 0 İLAYDA KOÇ 12E 19 21 13,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 1 0 1,00 34 39 24,25 216,648 589

71 0 CEMRE EKER 12E 18 13 14,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 27 15 23,25 213,419 605

72 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 20 17 15,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 30 27 23,25 212,832 607

73 0 YİĞİT MERCAN 12E 16 17 11,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 29 24 23,00 212,686 608

74 0 MELİSA POLAT 12E 16 15 12,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 27 19 22,25 209,879 615

75 0 SUDENAZ SARI 12E 12 20 7,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 6 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 31 37 21,75 209,197 618

76 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 19 17 14,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 28 25 21,75 208,402 621

77 0 ARDA BİLİR 12E 18 17 13,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 28 26 21,50 207,802 626

78 0 ECE CİHANKAYA 12E 13 23 7,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 2 5 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 30 36 21,00 207,143 629

79 0 FATMA ESER 12E 16 20 11,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 29 32 21,00 206,433 635

80 0 DİLAY YÜKSEL 12E 13 20 8,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 28 33 19,75 203,131 645

81 0 CEREN ÜÇKUŞ 12E 16 19 11,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 13 -2,25 2 4 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 31 46 19,50 202,119 650

82 0 EYLÜL EGELİ 12E 19 18 14,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 9 -0,25 0 2 -0,50 29 39 19,25 201,076 657

83 0 SILA AKSOY 12E 16 17 11,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 31 19,25 201,014 658

84 0 BEYZA ÖZCAN 12E 16 19 11,25 4 1 3,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 5 8 3,00 28 36 19,00 200,391 663

85 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 13 17 8,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 24 22 18,50 198,996 670

86 0 ALPEREN SARP 12E 7 22 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 2 3,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 33 17,75 197,308 673

87 0 İREM YALÇIN 12E 13 19 8,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 0 7 -1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 25 31 17,25 195,972 675
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ PES TYT 1 420 451 451 757

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,9413,64 16,53 3,33 1,12 3,05 1,56 1,53 1,18 1,99 1,39 1,64 3,22 0,91 2,99 0,00 0,01 0,00 9,87 3,47 9,00 2,39 0,45 2,28 2,61 1,43 2,25 2,68 1,14 2,40 1,48 1,33 1,14 49,0726,42 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,2913,46 17,93 3,50 1,14 3,21 1,78 1,53 1,39 2,28 1,43 1,92 3,30 0,99 3,06 0,00 0,00 0,00 11,36 3,33 10,53 2,74 0,45 2,63 2,98 1,47 2,61 3,09 1,17 2,80 1,75 1,44 1,39 54,0726,41 47,47 284,420

KATILIMLAR

88 0 ASYA SU YAVUZ 12E 18 19 13,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 27 40 17,00 194,662 677

89 0 GİZEMNUR ER 12E 14 14 10,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 4 1,00 22 23 16,25 192,359 686

90 0 RECEP ÖZKAN 12E 15 14 11,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 21 27 14,25 186,727 701

91 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 13 25 6,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 2 4,50 0 5 -1,25 23 41 12,75 182,879 710

92 0 SAYRAÖZÇİL 12E 9 10 6,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 15 15 11,25 177,671 718

93 0 ŞURA ARSLAN 12E 9 27 2,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 4 1,00 19 41 8,75 170,567 729

94 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 11 28 4,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 16 0,00 22 57 7,75 167,592 734

95 0 HALİME KAYA 12E 10 26 3,50 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 17 44 6,00 162,681 740

96 0 TALHA AYNACI 12E 4 26 -2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 0 2,00 9 33 0,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
 ME  MS 12E 12S

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
 ME  MS 12E 12S

                                                4 / 4



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ PES TYT 1 420 451 451 757

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,6 16,53 10,1 5,0 8,86 12,3 3,9 11,28 6,8 3,9 5,79 49,1 26,4 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,3 13,5 17,93 10,9 5,1 9,59 14,1 3,8 13,15 7,8 4,1 6,81 54,1 26,4 47,48 284,420

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 31 9 28,75 18 2 17,50 29 4 28,00 10 2 9,50 88 17 83,75 391,777 1 44 44 44 52

2 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 32 8 30,00 16 3 15,25 28 1 27,75 11 2 10,50 87 14 83,50 391,221 2 45 45 45 53

3 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 31 7 29,25 15 5 13,75 32 1 31,75 7 1 6,75 85 14 81,50 384,531 3 52 54 54 63

4 0 İDİL YEGÜL 12E 27 12 24,00 17 2 16,50 35 3 34,25 7 6 5,50 86 23 80,25 380,717 4 57 59 59 70

5 0 NACİYE YÜKSEL 12E 26 11 23,25 15 1 14,75 31 5 29,75 11 2 10,50 83 19 78,25 375,972 5 62 64 64 78

6 0 SİNEM SUCU 12E 32 8 30,00 11 8 9,00 25 3 24,25 12 6 10,50 80 25 73,75 362,628 6 78 80 80 98

7 0 SÜEDA COŞAN 12E 32 7 30,25 18 1 17,75 17 4 16,00 9 6 7,50 76 18 71,50 355,472 7 85 87 87 109

8 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 28 11 25,25 16 3 15,25 24 2 23,50 6 3 5,25 74 19 69,25 348,445 8 92 96 96 120

9 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 25 12 22,00 13 7 11,25 23 4 22,00 8 3 7,25 69 26 62,50 329,154 9 109 113 113 143

10 0 ELİFSU ZORBA 12E 31 9 28,75 13 5 11,75 17 2 16,50 7 8 5,00 68 24 62,00 327,081 10 113 118 118 150

11 0 GÜLÜMSER K 12E 33 7 31,25 11 9 8,75 15 5 13,75 5 1 4,75 64 22 58,50 316,709 11 125 130 130 167

12 0 ADA YALÇIN 12E 30 8 28,00 14 3 13,25 16 4 15,00 2 4 1,00 62 19 57,25 312,324 12 131 137 137 179

13 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 27 8 25,00 15 2 14,50 11 3 10,25 7 0 7,00 60 13 56,75 312,262 13 132 138 138 180

14 0 ELA SEVER 12E 29 10 26,50 11 5 9,75 13 5 11,75 9 3 8,25 62 23 56,25 310,999 14 136 142 142 185

15 0 CEYLİN ÇETİN 12E 25 12 22,00 15 3 14,25 15 4 14,00 5 4 4,00 60 23 54,25 304,329 15 148 154 154 205

16 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 23 14 19,50 12 8 10,00 20 8 18,00 7 5 5,75 62 35 53,25 301,788 16 150 158 158 213

17 0 BELEN SARI 12E 28 11 25,25 14 5 12,75 11 1 10,75 4 0 4,00 57 17 52,75 299,868 17 156 164 164 220

18 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ 12E 26 12 23,00 13 7 11,25 19 5 17,75 1 1 0,75 59 25 52,75 299,166 18 157 165 165 221

19 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 25 15 21,25 11 8 9,00 18 5 16,75 6 4 5,00 60 32 52,00 297,923 19 158 166 166 222

20 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 24 14 20,50 16 4 15,00 7 1 6,75 9 0 9,00 56 19 51,25 296,700 20 160 168 168 224

21 0 CEYLİN KIZIL 12E 26 12 23,00 14 4 13,00 11 4 10,00 5 1 4,75 56 21 50,75 294,226 21 167 175 175 233

22 0 ECRİN YILDIZ 12E 25 13 21,75 9 9 6,75 23 2 22,50 57 24 51,00 293,850 22 168 176 176 234

23 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 26 13 22,75 11 7 9,25 12 5 10,75 8 3 7,25 57 28 50,00 292,550 23 171 179 179 238

24 0 ECEM ARSLAN 12E 24 15 20,25 13 7 11,25 17 3 16,25 3 2 2,50 57 27 50,25 292,289 24 172 180 180 240

25 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 18 20 13,00 16 3 15,25 22 6 20,50 2 2 1,50 58 31 50,25 292,235 25 173 181 181 241

26 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 24 15 20,25 10 8 8,00 18 7 16,25 7 6 5,50 59 36 50,00 292,189 26 174 182 182 242

27 0 ŞEVVAL *Z EL 12E 24 10 21,50 14 4 13,00 12 1 11,75 4 4 3,00 54 19 49,25 289,473 27 178 186 186 252

28 0 EGE YAYMACI 12E 29 11 26,25 13 6 11,50 7 1 6,75 4 1 3,75 53 19 48,25 286,617 28 184 195 195 265

29 0 DURU NEHİR SAYRACI 12E 26 10 23,50 6 7 4,25 14 6 12,50 9 6 7,50 55 29 47,75 285,954 29 186 197 197 268

30 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 22 14 18,50 15 2 14,50 6 4 5,00 10 2 9,50 53 22 47,50 285,869 30 187 198 198 269

31 0 KEMAL HORUZ 12E 29 11 26,25 12 7 10,25 11 9 8,75 4 5 2,75 56 32 48,00 285,649 31 188 199 199 272

32 0 ELİF SU ÖZALP 12E 26 12 23,00 16 4 15,00 7 3 6,25 4 2 3,50 53 21 47,75 285,193 32 189 200 200 273

33 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 25 11 22,25 14 6 12,50 2 3 1,25 10 3 9,25 51 23 45,25 279,145 33 195 206 206 288

34 0 ASLI OSMANBEY 12E 29 11 26,25 15 5 13,75 4 4 3,00 3 1 2,75 51 21 45,75 279,106 34 196 207 207 289

35 0 BEGÜM KIRTOK 12E 24 16 20,00 7 10 4,50 20 7 18,25 4 6 2,50 55 39 45,25 277,590 35 198 209 209 292

36 0 BEYZA ORTA 12E 23 11 20,25 13 3 12,25 12 4 11,00 2 1 1,75 50 19 45,25 277,506 36 199 210 210 293

37 0 DOĞA AYAR 12E 27 13 23,75 14 6 12,50 7 10 4,50 5 3 4,25 53 32 45,00 277,274 37 202 214 214 297

38 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 24 14 20,50 8 8 6,00 14 1 13,75 4 2 3,50 50 25 43,75 273,433 38 213 226 226 314

39 0 SERRA ÖZMEN 12E 22 15 18,25 12 6 10,50 12 4 11,00 5 5 3,75 51 30 43,50 272,846 39 215 228 228 316

40 0 ZEYNEP AYDIN 12E 27 13 23,75 14 6 12,50 6 4 5,00 3 4 2,00 50 27 43,25 271,654 40 217 230 230 321

41 0 UMUT EGE ERBİL 12E 25 14 21,50 11 8 9,00 7 4 6,00 7 4 6,00 50 30 42,50 270,349 41 219 233 233 325

42 0 ÖZLEM AYTEKİN 12E 24 8 22,00 11 5 9,75 11 3 10,25 46 16 42,00 267,550 42 226 241 241 336

43 0 İL* DA YAKŞE 12E 18 15 14,25 10 6 8,50 13 3 12,25 6 1 5,75 47 25 40,75 265,292 43 231 248 248 347

44 0 ELİF AYDIN 12E 24 13 20,75 11 4 10,00 7 6 5,50 5 2 4,50 47 25 40,75 264,920 44 233 250 250 349

45 0 ADA ÖLMEZ 12E 22 17 17,75 12 5 10,75 11 9 8,75 5 8 3,00 50 39 40,25 263,182 45 238 256 256 357

46 0 SİMA YILDIZ 12E 26 14 22,50 12 5 10,75 5 9 2,75 4 2 3,50 47 30 39,50 261,019 46 241 259 259 365

47 0 EMİNE G * BATI 12E 20 19 15,25 9 3 8,25 12 7 10,25 6 2 5,50 47 31 39,25 260,828 47 242 260 260 366

48 0 EKİN ERİŞ 12E 23 9 20,75 15 4 14,00 4 0 4,00 42 13 38,75 258,112 48 246 265 265 378
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ PES TYT 1 420 451 451 757

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,6 16,53 10,1 5,0 8,86 12,3 3,9 11,28 6,8 3,9 5,79 49,1 26,4 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,3 13,5 17,93 10,9 5,1 9,59 14,1 3,8 13,15 7,8 4,1 6,81 54,1 26,4 47,48 284,420

KATILIMLAR

49 0 NAZ METİN 12E 27 10 24,50 10 5 8,75 5 3 4,25 2 4 1,00 44 22 38,50 257,480 49 248 267 267 381

50 0 ÖZGE PAZAN 12E 25 15 21,25 13 5 11,75 5 6 3,50 43 26 36,50 251,495 50 259 280 280 405

51 0 ZEHRA UYSAL 12E 22 17 17,75 13 6 11,50 1 0 1,00 6 1 5,75 42 24 36,00 251,370 51 260 281 281 406

52 0 ECRİN KABASAKAL 12E 21 16 17,00 12 7 10,25 8 4 7,00 2 1 1,75 43 28 36,00 250,478 52 263 284 284 411

53 0 EMİR BOZTOPRAK 12E 15 18 10,50 15 2 14,50 7 3 6,25 4 2 3,50 41 25 34,75 247,370 53 272 293 293 426

54 0 ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 12E 18 15 14,25 10 5 8,75 12 7 10,25 1 0 1,00 41 27 34,25 245,221 54 274 295 295 433

55 0 SUDENAZ YALI 12E 21 12 18,00 11 6 9,50 3 1 2,75 2 0 2,00 37 19 32,25 239,538 55 282 304 304 456

56 0 SUDE KELEŞ 12E 16 21 10,75 12 6 10,50 5 3 4,25 8 8 6,00 41 38 31,50 238,369 56 283 306 306 461

57 0 DİLVİN AVCAN 12E 24 15 20,25 10 5 8,75 3 2 2,50 37 22 31,50 236,851 57 291 315 315 476

58 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 21 9 18,75 9 3 8,25 2 2 1,50 3 1 2,75 35 15 31,25 236,752 58 292 316 316 477

59 0 ORHAN BAYKAL 12E 19 18 14,50 10 9 7,75 6 4 5,00 4 1 3,75 39 32 31,00 236,310 59 294 318 318 479

60 0 EZGİ KARACA 12E 25 13 21,75 7 7 5,25 5 3 4,25 37 23 31,25 236,055 60 295 319 319 482

61 0 AYLİN ÖNİZ 12E 23 11 20,25 10 6 8,50 2 7 0,25 3 7 1,25 38 31 30,25 233,470 61 301 325 325 495

62 0 ZEHRA İKAN 12E 18 19 13,25 11 6 9,50 5 4 4,00 5 7 3,25 39 36 30,00 233,315 62 302 326 326 497

63 0 EYLÜL TEZER 12E 17 17 12,75 12 6 10,50 5 7 3,25 3 4 2,00 37 34 28,50 228,668 63 313 338 338 525

64 0 NAZ OKKA 12E 19 18 14,50 8 12 5,00 5 2 4,50 4 1 3,75 36 33 27,75 226,772 64 319 344 344 535

65 0 DERİN YETİŞEN 12E 22 13 18,75 6 10 3,50 6 4 5,00 34 27 27,25 224,384 65 326 352 352 548

66 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 18 17 13,75 9 9 6,75 3 2 2,50 4 1 3,75 34 29 26,75 223,879 66 328 354 354 551

67 0 RABİA MENEKŞE 12E 16 20 11,00 11 9 8,75 1 4 0,00 6 2 5,50 34 35 25,25 219,949 67 337 363 363 574

68 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 19 15 15,25 9 4 8,00 1 5 -0,25 3 4 2,00 32 28 25,00 218,358 68 341 367 367 582

69 0 BEYZA ÇETİN 12E 18 18 13,50 7 3 6,25 4 5 2,75 3 3 2,25 32 29 24,75 217,692 69 343 369 369 585

70 0 İLAYDA KOÇ 12E 19 21 13,75 7 11 4,25 3 4 2,00 5 3 4,25 34 39 24,25 216,648 70 345 371 371 589

71 0 CEMRE EKER 12E 18 13 14,75 4 2 3,50 2 0 2,00 3 0 3,00 27 15 23,25 213,419 71 354 380 380 605

72 0 ALİ UTKAN AKDAĞ 12E 20 17 15,75 9 7 7,25 1 3 0,25 30 27 23,25 212,832 72 356 382 382 607

73 0 YİĞİT MERCAN 12E 16 17 11,75 10 5 8,75 3 2 2,50 29 24 23,00 212,686 73 357 383 383 608

74 0 MELİSA POLAT 12E 16 15 12,25 5 2 4,50 6 2 5,50 27 19 22,25 209,879 74 362 388 388 615

75 0 SUDENAZ SARI 12E 12 20 7,00 13 6 11,50 2 6 0,50 4 5 2,75 31 37 21,75 209,197 75 364 390 390 618

76 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 19 17 14,75 9 8 7,00 28 25 21,75 208,402 76 366 393 393 621

77 0 ARDA BİLİR 12E 18 17 13,75 9 7 7,25 1 2 0,50 28 26 21,50 207,802 77 368 396 396 626

78 0 ECE CİHANKAYA 12E 13 23 7,25 11 6 9,50 2 5 0,75 4 2 3,50 30 36 21,00 207,143 78 369 397 397 629

79 0 FATMA ESER 12E 16 20 11,00 8 6 6,50 3 1 2,75 2 5 0,75 29 32 21,00 206,433 79 374 402 402 635

80 0 DİLAY YÜKSEL 12E 13 20 8,00 10 5 8,75 2 4 1,00 3 4 2,00 28 33 19,75 203,131 80 379 407 407 645

81 0 CEREN ÜÇKUŞ 12E 16 19 11,25 10 6 8,50 3 17 -1,25 2 4 1,00 31 46 19,50 202,119 81 380 408 408 650

82 0 EYLÜL EGELİ 12E 19 18 14,50 8 10 5,50 2 11 -0,75 29 39 19,25 201,076 82 381 409 409 657

83 0 SILA AKSOY 12E 16 17 11,75 8 9 5,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 27 31 19,25 201,014 83 382 410 410 658

84 0 BEYZA ÖZCAN 12E 16 19 11,25 7 9 4,75 5 8 3,00 28 36 19,00 200,391 84 385 413 413 663

85 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 13 17 8,75 8 4 7,00 3 1 2,75 24 22 18,50 198,996 85 389 417 417 670

86 0 ALPEREN SARP 12E 7 22 1,50 13 7 11,25 4 2 3,50 2 2 1,50 26 33 17,75 197,308 86 390 419 419 673

87 0 İREM YALÇIN 12E 13 19 8,25 9 4 8,00 0 7 -1,75 3 1 2,75 25 31 17,25 195,972 87 391 420 420 675

88 0 ASYA SU YAVUZ 12E 18 19 13,25 7 13 3,75 0 3 -0,75 2 5 0,75 27 40 17,00 194,662 88 392 421 421 677

89 0 GİZEMNUR ER 12E 14 14 10,50 6 5 4,75 2 4 1,00 22 23 16,25 192,359 89 394 423 423 686

90 0 RECEP ÖZKAN 12E 15 14 11,50 3 8 1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 21 27 14,25 186,727 90 399 428 428 701

91 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 13 25 6,75 4 7 2,25 1 2 0,50 5 7 3,25 23 41 12,75 182,879 91 403 432 432 710

92 0 SAYRAÖZÇİL 12E 9 10 6,50 4 3 3,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 15 15 11,25 177,671 92 406 435 435 718

93 0 ŞURA ARSLAN 12E 9 27 2,25 8 10 5,50 2 4 1,00 19 41 8,75 170,567 93 411 441 441 729

94 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 11 28 4,00 7 13 3,75 4 16 0,00 22 57 7,75 167,592 94 413 443 443 734

95 0 HALİME KAYA 12E 10 26 3,50 4 9 1,75 0 1 -0,25 3 8 1,00 17 44 6,00 162,681 95 414 444 444 740

96 0 TALHA AYNACI 12E 4 26 -2,50 3 7 1,25 2 0 2,00 9 33 0,75
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ PES TYT 1 420 451 451 757

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,6 16,53 10,1 5,0 8,86 12,3 3,9 11,28 6,8 3,9 5,79 49,1 26,4 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,3 13,5 17,93 10,9 5,1 9,59 14,1 3,8 13,15 7,8 4,1 6,81 54,1 26,4 47,48 284,420

KATILIMLAR
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PES TYT 1

263,182 47,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ADA ÖLMEZ 120 50 39 31 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 238 256 256 357 % 47,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız abCAaceECcbEdcdDDDD ACceEACbCDAEBeBCebcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEAa ebDEC caDABC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  Cced  D db    DDD DE      bcaDEbC  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız bDaB cac CdEAd   a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

312,324 23,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ADA YALÇIN 120 62 19 39 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 131 137 137 179 % 23,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCAaADECEbECcdDDDD ACB EAaECDAEBeBCACcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEA  AdDECccBDABC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CEDb  D bDEC cDDD  E   A  D  D Ce  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız   bd  Cc        bB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

236,752 63,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ ANIL ERDEM 120 35 15 70 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 292 316 316 477 % 63,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADeDdCEb   daaDD  Cd EAC C AEBbBC C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCccAd A D   EBDA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  d    C   D            d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  D B      B      d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 0 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

212,832 80,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ UTKAN AKDAĞ 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 356 382 382 607 % 80,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAaADdcBb CBBbaDeb aaBEACbCDAbBea AbDeCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEAdCedD abaB  BCEe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız aB      d    d      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

197,308 88,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALPEREN SARP 120 26 33 61 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 390 419 419 673 % 88,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 22 11 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dADeedbBaEddcDabDbcae   b   d  c   aDcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbACCAbDCbccBaEBCEAa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız       C e Cd   D D                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B  b   d     D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

207,802 82,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA BİLİR 120 28 26 66 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 368 396 396 626 % 82,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız bAccDEca  CcBDeDe  dBaEACECcAcBAdeebaBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız  EACbA DdecaB cBa AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  d  a   B           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

279,106 38,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASLI OSMANBEY 120 51 21 48 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 196 207 207 289 % 38,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dbDADEcBEECBBDDDDdACBaEACECDcEcABaACeBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAEDabDEaCEBCbeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız acEc  C   e      DE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız bB  CD              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

194,662 89,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASYA SU YAVUZ 120 27 40 53 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 392 421 421 677 % 89,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAcAaEcBd CdcDaDe cCd EACEecAcBddaAaDaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız ccACCddcbbbcBadBCdeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız   d ba                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız d   CD ed      a   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

233,470 65,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYLİN ÖNİZ 120 38 31 51 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 301 325 325 495 % 65,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcC DeaECE EddBb DDE CBBEAC eDAEBAe ebeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CC bA bcdDE  EBDAaCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız c  cabd c DcC                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ba c  ed CB     Ded 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

384,531 8,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYŞENAZ BALTAŞ 120 85 14 21 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 52 54 54 63 % 8,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADAcEEBb C dDbbDEACBBEAbECDAEBABCeCDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbACCAEaCDDEBbcBCaAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 32 1 7 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEDCDCBDECCd DDAD ADEAA DBD  CCDACA  ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız E  eCD C E  E  B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

297,923 29,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  21175
BAHATTİN TALHA ÖZEN 120 60 32 28 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 158 166 166 222 % 29,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız ccCADeDECEcbdBdDaDDEACBBEAdEeeAbBABaeaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBcAacAdDECccBDeBC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEDCDAbbECaB aD DE D e  D    C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız bDcB eC  CB     Dd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

277,590 38,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEGÜM KIRTOK 120 55 39 26 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 198 209 209 292 % 38,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CdDADEbBcECadDeDDdACBeEAdbCcAEceaebCDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız c AbC dDecbcBacdC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEcCaC DaCCecDD Dc a  A DBD  C D CA   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız ae B aeCd     DBb   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

299,868 29,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BELEN SARI 120 57 17 46 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 156 164 164 220 % 29,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADeDEcBEdCBaDaDeEACBBEAdEecAdcABC CDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCdEDacD BaEBaEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEc DCB  C   D  DE      D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız     CD  B      B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

217,692 77,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÇETİN 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 343 369 369 585 % 77,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız eADAeEdB  CadeabD  CdBaACEeceEaAeCddcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız ebAbCA         BC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız Ec D aC e e d                         E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız     CecCB      d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

277,506 38,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ORTA 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 199 210 210 293 % 38,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADAeEcBEbCBBD bedAC aEA EC AcB  CebcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAED  D B cBaEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  DEcCaCd  C  DDD  E   e  D    C   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B     Ca           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

200,391 87,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÖZCAN 120 28 36 56 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(663.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 385 413 413 663 % 87,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dADdeEcB  dddbebDbeCBeEACE  ddBeBaeCcB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BcACCedDd bce  Ba eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız Eccb DC cde a  c  E   A                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

391,777 6,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BÜŞRA YÜREKLİ 120 88 17 15 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 44 44 44 52 % 6,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADeDECEbECBdDDDDEACBBEAdECDAEceBadCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEAdDAEDECDEcDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEcEDCaAEDdCCBDDDADE DdAA D  DECCD C  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  DcB e E CBEA   DBE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

213,419 79,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEMRE EKER 120 27 15 78 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 354 380 380 605 % 79,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız ab  a DECE  bcdDaDDEcC  EAC CDAEceBa Cad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dC       e     DAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C D                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız    B      B     D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

202,119 85,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEREN ÜÇKUŞ 120 31 46 43 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 380 408 408 650 % 85,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız cdCADbadCb cdBBDaDD  C aEAbEe AEBeaeedca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bCBaA  ddDc D BbABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 13 16 -2,25 % 0

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 17 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  e cba a baaa   bc  a      aB DEebb e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ea    C dCd         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

304,329 27,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN ÇETİN 120 60 23 37 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 148 154 154 205 % 27,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acC DeDECE ECadDaDD ACBBEACECcAcBeBCebcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBEAC AEDEC cBDABCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  dEDED D ED CCc DDADE ed   D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  Db    c CBE d   Bb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

294,226 30,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN KIZIL 120 56 21 43 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 167 175 175 233 % 30,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCAcAedCEbECdcDaDDEAeB EACdCDAEB BacCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEACDdE EeacBDABC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CEDacCD  bEb   D          D  DEC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  D BD  cE  E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

224,384 72,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DERİN YETİŞEN 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(548.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 326 352 352 548 % 72,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acCAc cECdbECBBD DDb CBdEACEecAEa B AbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBbedbAcDE bc ae a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  Cccaa DA        DA E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

203,131 85,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLAY YÜKSEL 120 28 33 59 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 379 407 407 645 % 85,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 20 7 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCbDcDbCE  dddDaDe  aBa d c DdEcAaaeCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCeEAC AcDc acBDA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C   e a Ea                     e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız bD d  b  eB      B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 0 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

236,851 62,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLVİN AVCAN 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 291 315 315 476 % 62,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdADecECEcEddBDabDEACB EACEeDAccABaAbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCcEAC  aDE DcBDeB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BC cc                        D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

277,274 39,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DOĞA AYAR 120 53 32 35 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 202 214 214 297 % 39,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADeDECEEdCBdDabDbACBBEAbECDdbcABCeCDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEACDddeECDcBDeBCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız dCEcac aeb b dB      A     D   EeC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız e  B   c CB A   D d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

285,954 35,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DURU NEHİR SAYRACI 120 55 29 36 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 186 197 197 268 % 35,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADEcBb C BDDDD cCBcEAdEeDAEaAaCAbDBd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız e AaC  Dd D a Eca eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  cde DC bECCBD    E  Ed  DB   C  dC    D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  dDcCD CBEA c aB dcB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

207,143 83,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECE CİHANKAYA 120 30 36 54 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 369 397 397 629 % 83,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 23 4 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız d aAeEcBbEC dDabac aBBEAbEeDA aeeaedaadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız dbACCAEDbb dB  BCdAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız d E  D  a e    e  b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B   D eB     Da    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

292,289 31,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECEM ARSLAN 120 57 27 36 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 172 180 180 240 % 31,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acCADdDdCEEECcdDbDDEACB EbdECcdcceBCdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBEAdcAEeEeDcBDeBCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CEcEDCDAbcEC  DD  DE   A   B   C   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız         ECdE  e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

250,478 54,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN KABASAKAL 120 43 28 49 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 263 284 284 411 % 54,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADAeEdBE CBdbDeb  CBeEbdEeDAdBeaeeCaBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACbedDdacEaCEBC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EbEcCDCaa C              D    C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız      D Ca           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

293,850 30,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN YILDIZ 120 57 24 39 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(234.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 168 176 176 234 % 30,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acb DeDdCEaECdBD DeEACBBEAdECDAEBeBbeCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCeEA acdcdaD BDABdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEaCDAEDECC  DDADEADa   DB     D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

286,617 35,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EGE YAYMACI 120 53 19 48 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 184 195 195 265 % 35,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADEbBbECBdDDDDEdCBaEAbECDAEBbdeeCDeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız eEACCAEadcDEaCEaC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız E Ea  C   CC   D  E                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B     CB     De    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

258,112 49,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EKİN ERİŞ 120 42 13 65 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 246 265 265 378 % 49,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CbDADdcBEcCBdDaDDdACB EACECDAcBA  b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAbDeDDcBaEBC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız      D BD C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

310,999 24,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA SEVER 120 62 23 35 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 136 142 142 185 % 24,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CcDeDEEBEEedBDabD ACBaEACECcAdBABbACDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEAdC ED  DcabEBa AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EcbDCDCaDEe dD    E D    D D  C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız ad  CD CBEA  EDe   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

292,550 31,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELANAZ ETYEMEZ 120 57 28 35 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 171 179 179 238 % 31,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acdADbedCEEECdBDaDDEACB EcCEaDAEBeBCACad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBEA DeED ebcdDABCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CEcd CD  DEC BD cbD   d   D D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  Dad  C ECBEA   Dd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

264,920 46,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF AYDIN 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 233 250 250 349 % 46,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız Bca DecECEbEdcBDaDD  CBaEACEeDAdBABCeaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEA    eaCacBDABC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız dCEc ad       B   A E e    D      D    b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  D B   cE d     DB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

391,221 7,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF BUSE ÇELİK 120 87 14 19 83 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 45 45 45 53 % 7,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdADeDECEEECcdDaDDEACBBEAbECDAEBABCACcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEACDAdDEaDcBDABC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 0 7 23,00 % 77

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 28 1 11 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCED DCD EDECCB D ADEAD AA D DD CCD Cd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  D    CEECdEA BcDB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

273,433 41,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF EYLÜL YILMAZ 120 50 25 45 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 213 226 226 314 % 41,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADeeEcBbdCadDaDc ACBBEACECDAcBABbebc CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BdAbCAaDb  ca  BCcAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEDCDC   C dD D DE DE                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız aB   D bB     D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

285,193 36,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF SU ÖZALP 120 53 21 46 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 189 200 200 273 % 36,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız Bc AcbDECEEEC dDaDDEACBaEAddCDAcBeeCeCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCcEAeDAdDECDcBDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız   EcE  a    C B       D       D bC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız    B  Cc aB     D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

327,081 19,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİFSU ZORBA 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 113 118 118 150 % 19,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADADECEbEbBdDaDDEACBeEACcCDAdBeBCACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEA bAdeE DcaDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEDCDAE EC BDbc DE D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  DaB eC dCBEc d Dcbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

260,828 48,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİNE G * BATI 120 47 31 42 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 242 260 260 366 % 48,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dccAcEcaEEdccDabDbACBcEAC dDAbaedCACDdCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACC ED   c   aCaA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EcaD  CBc C a  De   D    D   aCe  CA   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B  CDeC    E  B   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 0 2 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

247,370 56,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİR BOZTOPRAK 120 41 25 54 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 272 293 293 426 % 56,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdbcAcbC   d BbaDc  Cca ACECcAcBAabACea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEAC AEDE baBDABC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C     b  a  a  D    A            DACA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  Dad  C   B      B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

299,166 29,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİRHAN ÜÇKUŞ 120 59 25 36 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 157 165 165 221 % 29,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADeDEbBbaCddDabc  CBeEACECDAcBABaACDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCcaeCcDEaCEaCaAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEc DCBD CCecDDADc  dAA D  A CC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız Ed                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

201,076 86,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EYLÜL EGELİ 120 29 39 52 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 381 409 409 657 % 86,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dcDeDdcBb dBcDaDD ACacEACECcAEceeaebDBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbAbCddedbbcB EBb AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 9 19 -0,25 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 2 11 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız      ab  bCdd e   a  d    B  bb       b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

228,668 69,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EYLÜL TEZER 120 37 34 49 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 313 338 338 525 % 69,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acbADeDECEac ccD DDE CcBEbCbe dcBdBa bD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCebACbAED eDcBDABC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  dccE     D C   c Ae     c  e D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  D B   d bB      a a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

236,055 63,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EZGİ KARACA 120 37 23 60 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 295 319 319 482 % 63,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız aADAcEcBEECddDeDDEcCBaEbCEebA BABCebDB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız ecAdCdcD  D B  aC eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız dDE  bC  a    D          D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

206,433 83,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FATMA ESER 120 29 32 59 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(635.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 374 402 402 635 % 83,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcbADeaEdcE dBdDaDD cCaeEAd ecebBeB bCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEAdaAde  c  DAc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız aC          C                    C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  a    a  CB     caa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

192,359 90,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GİZEMNUR ER 120 22 23 75 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 394 423 423 686 % 90,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız  c  ceadCEEECBdceD  AC aEACce AEcb  b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız daBEA DeEe      A a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CEcd b   b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

208,402 82,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLSEDA ÇELİK 120 28 25 67 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 366 393 393 621 % 82,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız eAcAebcB ECdcDaDD  aBeEACECeAaBeBCcCead 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BcAbbAdDee EB baC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

316,709 22,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLÜMSER K 120 64 22 34 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 125 130 130 167 % 22,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADEcaEECcBDaDDEACBBEACECDAcBABadCDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız cbAdCdEedDDcBeEBCEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EcEbCaCdaEC  DDD DE       B A C   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B    ACB    E e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

162,681 97,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HALİME KAYA 120 17 44 59 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 414 444 444 740 % 97,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 26 4 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acbAaAabCbdE ddDebe dCaaEbC e edBAdacbee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız baabA b dD     DeaCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız     a                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  D d cC  Cac ac bd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

292,235 31,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAVVA SENAY TURHAN 120 58 31 31 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 173 181 181 241 % 31,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcaAceedCE EdBBbDbD AdBeEAbECbdcceBCeacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEAd AEDbCDcBDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CEcED DAEa CCB DDAeE D    DeaDECCDeC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız    B      d     Dd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

285,869 35,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAYRUNİSA TEKİN 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 187 198 198 269 % 35,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dADADEcBEE cdDabD  eBaEAbEeDAbBbB eCeBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAED  DEeCEaC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  c    CBacC    e DE                    D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EB  CDACBE   EDab   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

380,717 9,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İDİL YEGÜL 120 86 23 11 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 57 59 59 70 % 9,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCAcADdbEEEdBBDbDD ACBBEAbEeDAaBABCcCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEA bAEDEeDEBDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEDCDeEDECCBDDDADEADEAA DBDDECCDeCAa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız bDbB cCc CBcA   Da  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

265,292 45,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İL* DA YAKŞE 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 231 248 248 347 % 45,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız bADA dcBb dadDaDDEbC  EACb DAbBAe Abce E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız cbAdCbcD cDE  EBC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDa  DCBD         bc   AC BD E  DA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız E e  D C E      E  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

216,648 77,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İLAYDA KOÇ 120 34 39 47 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 345 371 371 589 % 77,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcbAaADECEbEbdBbaDcEcCaaEACEecAdBcBacaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bCcbA  cdeECbcBDecCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız     E   d b  C  b   E            a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız eDddDBC   B         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

312,262 23,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İPEK NADİDE ACAR 120 60 13 47 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 132 138 138 180 % 23,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız C DeDEcBb CcBDDbD  CBcEAdEC AEBABaACDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAEDd DcBC BC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDE  DC eaC B cD D       D            E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B  CD CB     DB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

195,972 89,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İREM YALÇIN 120 25 31 64 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 391 420 420 675 % 89,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 19 8 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız aADeaEaBdEda D Dcd CB  AacecA Bee eb adE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEA aAEe b  B  BC cD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 7 23 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 7 33 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız cc bd    de      c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız     CD Ca           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

285,649 35,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
KEMAL HORUZ 120 56 32 32 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 188 199 199 272 % 35,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADecdCEbECBdDDbDdeCBBEACbCDAEBABeACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEAbDdbDaCDcBDAa c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CccEc ad D C  Dce DE DE   D    eC  d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız cDaB eCd C       d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

329,154 18,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MELİKE NAZ ARSLAN 120 69 26 25 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 109 113 113 143 % 18,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BECADeDECEbECcBD De cCB EAdcCDbEBeBdebDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBcACbAEaEeDbaDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDca DAEDEC   DDAD  DEAA DB  EdCb C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız AD B  CdcCBEA  d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

209,879 81,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MELİSA POLAT 120 27 19 74 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(615.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 362 388 388 615 % 81,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız  AceaE BdECcdDaDe  Cd Eb EC AEaeB ebeBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız c ACb     D B     A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  DE   C D C      a     A      b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

279,145 38,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MUSTAFA ÖNEMLİ 120 51 23 46 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 195 206 206 288 % 38,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BdCADeDEdEd C BDaDD  CBBEACEeDbEBbBdeCeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBbACDAEaEacEBDeBCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  Ccc     b  C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADEBDe   CB   d DBEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

375,972 10,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NACİYE YÜKSEL 120 83 19 18 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 62 64 64 78 % 10,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız C DADddaEbC daaDD ACBBEACECDAdBeBCeCDdCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız B ACCAE CD EBaEB EAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEDCDCBDECCdDDDADaADdAcCD DAECCbACA   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız   c CD CBEA EEbB E B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

257,480 50,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZ METİN 120 44 22 54 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 248 267 267 381 % 50,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADEbBa CBdDcbD  CdBEAaECcAbBABCdCDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BaACC d   bEB aBeEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız c b  DC   Cd                      C    D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız b   ba CB      a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

226,772 70,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZ OKKA 120 36 33 51 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 319 344 344 535 % 70,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdADeDECE ECBdDaDa  CaBEedECcAdceeCdbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCdEACaebecebcaDABCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CE    D ba C                 D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız    B  C  CB      d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

236,310 63,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ORHAN BAYKAL 120 39 32 49 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 294 318 318 479 % 63,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CbceDEcBaECcdbaDD  CBBaAbECDAdBbdbdCbBa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbACCAEDdbcba aaCaAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız E Eb aCBb C              D         d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B  eD        DB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

198,996 88,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖYKÜ KILIÇ 120 24 22 74 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 389 417 417 670 % 88,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız abC eeDEC    adDeDe  ae EAdEecAE ed ebDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCcbA cAEe     DAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız    DE     e C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

251,495 53,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖZGE PAZAN 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 259 280 280 405 % 53,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADeDEcBcEdBdDabDbACBeEACEecAEaeBaACDBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BcACCedD  bcBCEBCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EcEDCaC   e c e  a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

267,550 44,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖZLEM AYTEKİN 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 226 241 241 336 % 44,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCAcADECE  d  DbDD  CBBEAdE DAEcABd CaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBEAd  aDEeb  DABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDE CaeE               A    D Ce  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

219,949 75,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RABİA MENEKŞE 120 34 35 51 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 337 363 363 574 % 75,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız aeDeDcbB  dBBDeDD  CaBEedEecdcBeeaeCcBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BdAbaddDCebbBeEBCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız ccda  C                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  d  CD Cd    EDB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

167,592 96,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAMAZAN SAKMAN 120 22 57 41 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 413 443 443 734 % 96,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 28 1 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız aEbdceaEbbdddcBa DebcCBaEedbbaAaBdBeedaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız badceCeAEDcbbccDeBCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 16 10 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 16 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız eCacbDaaeaeEaedaDcee                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

292,189 31,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 59 36 25 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 174 182 182 242 % 31,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADAedcBd CcdDDDDbcCaBEAbECcAEBeBaeCcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız ccACCAdDdccc  EBCEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EcEc DCcD CCdDDcbaEAD A  D D  C   C    D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız cB  CDACdc  c DBa b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

186,727 92,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RECEP ÖZKAN 120 21 27 72 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 399 428 428 701 % 92,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız bbDcDEdBd  ddb bD  Ca EACEe AEB d ea B E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız cbAb cE bb  c  Bb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız    a    a     D                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız cd  aD  B           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 0 33

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

177,671 94,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SAYRAÖZÇİL 120 15 15 90 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 406 435 435 718 % 94,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCAaAe     dBd   b  a   bCb  A B Ba    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız       DbEe     aAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız     ED                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  a    a             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0

Lonca Teşkilatı 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

218,358 76,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SEMANUR KÜÇÜK 120 32 28 60 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 341 367 367 582 % 76,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CccAaEcB EdadD De  CdeEACECDdEddB eCDaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbACC d    EB aBC eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız ccb  ad   C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız cB c DAed           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

272,846 41,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SERRA ÖZMEN 120 51 30 39 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 215 228 228 316 % 41,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAaAcdcB  daBDDDc cCBBEAdcbDdEBAdbeCDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbACCAEDCDcca  BCEcb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  Da CaC c C      D    A  D   cCC AC   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B  CaACB   c  d  dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

289,473 33,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞEVVAL *Z EL 120 54 19 47 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 178 186 186 252 % 33,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCde DEC b CcBDDDDb CeBEACECDAdBeB  CeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEAdDdEDE Dc DeBCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEb D  D C B D A        D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız AD B e   Cd   d  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

223,879 72,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞEYMA TÜRKAN 120 34 29 57 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 328 354 354 551 % 72,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdADecEC   dadDaDD  CBcEACbbbAEcedCeCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dbcbACc EcEeDcBDeBC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  Cc E     b     D                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  D B  b  CB         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

201,014 86,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SILA AKSOY 120 27 31 62 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 382 410 410 658 % 86,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız Bcd DAeE  d CdabaDc  eB EACECcAEceeacCeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bbBdAbcdbD  bEBDeBC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C c   D  a C    a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız           d      a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

261,019 48,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SİMA YILDIZ 120 47 30 43 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 241 259 259 365 % 48,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADccBEdCddaDDDEACcBEbCEecAbaABbbCDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACdbdD  cEBCdBC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  D   aC acC d ec D       De  be         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B  C  Cd      a   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

362,628 12,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SİNEM SUCU 120 80 25 15 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(98.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 78 80 80 98 % 12,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADEcBEECBBDaDDEACBaEAdECDAcBeBaeCDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbACCcdDdDDEaecBa AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEDCDCBDEC BDDD D  D AA DdD ECC  a   bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız cBDceDACBEA cEDB ddB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

238,369 60,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDE KELEŞ 120 41 38 41 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 283 306 306 461 % 60,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 21 3 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acdAcceEaEEE ddDabDEcCa EbCdCDAcBAdee ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBEA e EeEdDcdDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C  ED a  b C              Dd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız eecB  CcECBcA eADeb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

209,197 81,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ SARI 120 31 37 52 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 364 390 390 618 % 81,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 20 8 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız aeaeDacBb bBcDaeb  CcBcACE  AEB c dbaee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEAbeAdaCDDcB EBaEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız d  a aC a      D e        e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B  aDeCBa  c  e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

182,879 93,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YAĞDIRAN 120 23 41 56 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 403 432 432 710 % 93,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 25 2 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcbeaeDECcbEdcdDeaDccddBEAdEdcdcBe  Aaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CbBbACaebb   c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız daE                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız eDEdDBCcdeda        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

239,538 60,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YALI 120 37 19 64 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 282 304 304 456 % 60,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADeDdaEc dddD DDE CBaEACEecd BAB  C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBcA  cdD abEBDAcCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C cED                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız                 DB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

355,472 14,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SÜEDA COŞAN 120 76 18 26 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 85 87 87 109 % 14,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADEcB ECcBDaDDEACBeEAdECDAEBABbAbDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAdD DDEBCEBCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEDdaCa ECd DDDAD  D A  D    CC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız aB BdaACdEA cEcBE   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

170,567 96,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞURA ARSLAN 120 19 41 60 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 411 441 441 729 % 96,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 27 4 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız adcecdca bdBdDaDD  CdaEddceDbdceBdebaeC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BaAdbdEcCbaEc cBC eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız cD  d   D     c           c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

0,000 99,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
TALHA AYNACI 120 9 33 78 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 419 450 450 753 % 99,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 26 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CebeabcaEaCBeacecdcaceacebdbec          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız aEcaCebeCa               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B   D              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

301,788 28,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
TUNA ÇOKSEVER 120 62 35 23 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 150 158 158 213 % 28,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAeeDEcBb daBDabD  CBBEACEdbAEBeBaeCbBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEAaCAEDdbbcaCcBCcAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız dcEabDCacdC BDDDADEAD bA DB   CC  C   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBceCDeCBc     d   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

270,349 42,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
UMUT EGE ERBİL 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 219 233 233 325 % 42,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADAeEcBaEdcBDaDD cCBaEACECDAcBeBacCeBCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEAaCAdDeccaBeEBC eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  DEa aC a C B DD e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız cB  aD CB   EdDB   a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

296,700 29,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
UMUT EREN ÖZERDEN 120 56 19 45 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 160 168 168 224 % 29,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acCAaADcCE c cBDaDDEcCaeEAdECDAdBeBCACcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBcACDAEDECbaBbABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BC cED     EC              D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız AD B  C  C      DBEE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

212,686 80,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YİĞİT MERCAN 120 29 24 67 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 357 383 383 608 % 80,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcddadDdC   eBdDDbe  CBeEACEeDAdBe  dbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dbBEAd AED  bE DeBC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  D   e   Cd     D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

233,315 65,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA İKAN 120 39 36 45 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 302 326 326 497 % 65,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADEcBbd ddDaDDceCB Edb eDAdceaCbaceCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEAdC bedDbEB EaC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  cEbCD            E       c   eC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EB eCDbCd     cab  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

245,221 57,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA NAZ ŞİMŞEK 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 274 295 295 433 % 57,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız Cde DEca Ebddb b d aBBEACECDAdBe aAC eCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız B AdCA D  ccBaEaC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız ccEc DCBb CCdD  d   Dd    B A   DA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız      D              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

251,370 53,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA UYSAL 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 260 281 281 406 % 53,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız abdADADEC cbCadDDDcdACBaEAdECcAEBeaCbbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEAbb EDceDaBDABCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  D d     CBE    DB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

271,654 42,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP AYDIN 120 50 27 43 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 217 230 230 321 % 42,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADeDEcaEdCdBDaDDEACdeEACECceEcAeCbCDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbACCAEaCbbbBCEBCEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  cb   Ca  C d  D DE D                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız     bD Cd   c Da    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

348,445 15,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP KÖROĞLU 120 74 19 27 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 92 96 96 120 % 15,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 96 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADAcEbaEEdBdDaDDaACB EbbECDAEcABCcCDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAaDCDDEBCEBC eb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEDCDCBDEC a   A E DdA  DB  ECCD C   ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B  CDbCB   c  B  c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Söz Öbeklerinde Anlam B

23

%23,96

70

%72,92

2

%2,08
  

1

%1,04
 

Doğru (%72,92)

Yanlış (%26,04)

Boş (%1,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sözcükte Anlam E

1

%1,04

11

%11,46

73

%76,04

6

%6,25

4

%4,17

1

%1,04
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%94,79)

Boş (%1,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Metne Sözcük Yerleştirme C

7

%7,29

10

%10,42

56

%58,33

17

%17,71

2

%2,08

4

%4,17
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%37,50)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam A

65

%67,71

6

%6,25

4

%4,17

6

%6,25

4

%4,17

11

%11,46
 

Doğru (%67,71)

Yanlış (%20,83)

Boş (%11,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 İki Cümleyi Karşılaştırma D

13

%13,54

1

%1,04

18

%18,75

60

%62,50

4

%4,17
  

Doğru (%62,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

41

%42,71

3

%3,13

5

%5,21

3

%3,13

40

%41,67

4

%4,17
 

Doğru (%42,71)

Yanlış (%53,13)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D

11

%11,46
 

12

%12,50

55

%57,29

17

%17,71

1

%1,04
 

Doğru (%57,29)

Yanlış (%41,67)

Boş (%1,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 İki Cümleyi Birleştirme E

1

%1,04

5

%5,21

3

%3,13

21

%21,88

65

%67,71

1

%1,04
 

Doğru (%67,71)

Yanlış (%31,25)

Boş (%1,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

5

%5,21

2

%2,08

74

%77,08

6

%6,25

1

%1,04

8

%8,33
 

Doğru (%77,08)

Yanlış (%14,58)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi - Karma E  

10

%10,42

4

%4,17

1

%1,04

62

%64,58

19

%19,79
 

Doğru (%64,58)

Yanlış (%15,63)

Boş (%19,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Cümlenin Ögeleri - Karma E

6

%6,25

26

%27,08

6

%6,25

9

%9,38

25

%26,04

24

%25,00
 

Doğru (%26,04)

Yanlış (%48,96)

Boş (%25,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Karma Dil Bilgisi E

2

%2,08

5

%5,21

4

%4,17

7

%7,29

46

%47,92

32

%33,33
 

Doğru (%47,92)

Yanlış (%18,75)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Zarflar C  

5

%5,21

49

%51,04

31

%32,29

2

%2,08

9

%9,38
 

Doğru (%51,04)

Yanlış (%39,58)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları - Karma B

12

%12,50

30

%31,25

22

%22,92

23

%23,96
 

9

%9,38
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%59,38)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Noktalama İşaretleri - Karma B

2

%2,08

31

%32,29

8

%8,33

52

%54,17

1

%1,04

2

%2,08
 

Doğru (%32,29)

Yanlış (%65,63)

Boş (%2,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Cümlelerden Paragraf Oluşturma D

5

%5,21

11

%11,46

1

%1,04

77

%80,21

1

%1,04

1

%1,04
 

Doğru (%80,21)

Yanlış (%18,75)

Boş (%1,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme D

52

%54,17

4

%4,17

2

%2,08

16

%16,67

9

%9,38

13

%13,54
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%69,79)

Boş (%13,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafı İkiye Ayırma D

1

%1,04

23

%23,96
 

68

%70,83

3

%3,13

1

%1,04
 

Doğru (%70,83)

Yanlış (%28,13)

Boş (%1,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D

2

%2,08

3

%3,13

9

%9,38

66

%68,75

14

%14,58

2

%2,08
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%29,17)

Boş (%2,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Ekler ve Ek Çeşitleri E

1

%1,04

10

%10,42

3

%3,13

9

%9,38

27

%28,13

46

%47,92
 

Doğru (%28,13)

Yanlış (%23,96)

Boş (%47,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Karma Dil Bilgisi A

36

%37,50

1

%1,04

16

%16,67

2

%2,08

3

%3,13

38

%39,58
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%22,92)

Boş (%39,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

[1] Anlatım Teknikleri [2] Düşünceyi
Geliştirme Yolları C

9

%9,38
 

81

%84,38

3

%3,13

3

%3,13
  

Doğru (%84,38)

Yanlış (%15,63)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 İki Paragrafın Karşılaştırılması B

11

%11,46

61

%63,54

6

%6,25

9

%9,38

3

%3,13

6

%6,25
 

Doğru (%63,54)

Yanlış (%30,21)

Boş (%6,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

21

%21,88

32

%33,33

5

%5,21

1

%1,04

16

%16,67

21

%21,88
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%44,79)

Boş (%21,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafın
Yorumlanması E

3

%3,13
 

1

%1,04
 

87

%90,63

5

%5,21
 

Doğru (%90,63)

Yanlış (%4,17)

Boş (%5,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

77

%80,21

10

%10,42

2

%2,08

3

%3,13

3

%3,13

1

%1,04
 

Doğru (%80,21)

Yanlış (%18,75)

Boş (%1,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

3

%3,13

14

%14,58

51

%53,13

24

%25,00

1

%1,04

3

%3,13
 

Doğru (%53,13)

Yanlış (%43,75)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E  

10

%10,42

7

%7,29

3

%3,13

68

%70,83

8

%8,33
 

Doğru (%70,83)

Yanlış (%20,83)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,04

3

%3,13

50

%52,08

4

%4,17

31

%32,29

7

%7,29
 

Doğru (%52,08)

Yanlış (%40,63)

Boş (%7,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%1,04

5

%5,21

26

%27,08

49

%51,04

2

%2,08

13

%13,54
 

Doğru (%51,04)

Yanlış (%35,42)

Boş (%13,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

75

%78,13

3

%3,13

1

%1,04

12

%12,50

5

%5,21
  

Doğru (%78,13)

Yanlış (%21,88)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

3

%3,13

9

%9,38

20

%20,83

17

%17,71

41

%42,71

6

%6,25
 

Doğru (%42,71)

Yanlış (%51,04)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

8

%8,33

64

%66,67

20

%20,83

1

%1,04
 

3

%3,13
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%30,21)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

34

%35,42

6

%6,25

2

%2,08

4

%4,17

43

%44,79

7

%7,29
 

Doğru (%35,42)

Yanlış (%57,29)

Boş (%7,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

9

%9,38

56

%58,33

1

%1,04

11

%11,46

11

%11,46

8

%8,33
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%8,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri C

26

%27,08

8

%8,33

30

%31,25

4

%4,17

8

%8,33

20

%20,83
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%47,92)

Boş (%20,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

22

%22,92

8

%8,33

8

%8,33

9

%9,38

39

%40,63

10

%10,42
 

Doğru (%22,92)

Yanlış (%66,67)

Boş (%10,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2] Söz
Öbeklerinde Anlam C

9

%9,38

25

%26,04

53

%55,21

4

%4,17
 

5

%5,21
 

Doğru (%55,21)

Yanlış (%39,58)

Boş (%5,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D

16

%16,67

2

%2,08

18

%18,75

39

%40,63

12

%12,50

9

%9,38
 

Doğru (%40,63)

Yanlış (%50,00)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

11

%11,46

61

%63,54

1

%1,04

5

%5,21

12

%12,50

6

%6,25
 

Doğru (%63,54)

Yanlış (%30,21)

Boş (%6,25)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 İnsanlığın Hafızası Tarih C

4

%4,17

13

%13,54

54

%56,25

23

%23,96
 

2

%2,08
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%41,67)

Boş (%2,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Halk Kültürü ve Kitabî Kültür C

5

%5,21

9

%9,38

78

%81,25

1

%1,04

1

%1,04

2

%2,08
 

Doğru (%81,25)

Yanlış (%16,67)

Boş (%2,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Lonca Teşkilatı B

2

%2,08

67

%69,79

13

%13,54

3

%3,13

7

%7,29

4

%4,17
 

Doğru (%69,79)

Yanlış (%26,04)

Boş (%4,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 MİLLİ MÜCADELE E

3

%3,13

22

%22,92

12

%12,50

3

%3,13

49

%51,04

7

%7,29
 

Doğru (%51,04)

Yanlış (%41,67)

Boş (%7,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler A

91

%94,79
 

1

%1,04
 

2

%2,08

2

%2,08
 

Doğru (%94,79)

Yanlış (%3,13)

Boş (%2,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Atmosfer, Hava Durumu ve İklim C

4

%4,17

7

%7,29

26

%27,08

22

%22,92

5

%5,21

32

%33,33
 

Doğru (%27,08)

Yanlış (%39,58)

Boş (%33,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Kayaçlar D

7

%7,29

19

%19,79

12

%12,50

22

%22,92

5

%5,21

31

%32,29
 

Doğru (%22,92)

Yanlış (%44,79)

Boş (%32,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları A

47

%48,96

3

%3,13

7

%7,29

13

%13,54

10

%10,42

16

%16,67
 

Doğru (%48,96)

Yanlış (%34,38)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Yeryüzündeki İklim Tipleri E

5

%5,21

9

%9,38

4

%4,17

30

%31,25

40

%41,67

8

%8,33
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%50,00)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Amaçlarına Göre Bölge Sınırları D

6

%6,25

1

%1,04

4

%4,17

60

%62,50

18

%18,75

7

%7,29
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%30,21)

Boş (%7,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri E

5

%5,21

2

%2,08

12

%12,50

3

%3,13

48

%50,00

26

%27,08
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%22,92)

Boş (%27,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları C

11

%11,46

3

%3,13

24

%25,00

1

%1,04

14

%14,58

43

%44,79
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%30,21)

Boş (%44,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri D

4

%4,17

22

%22,92

13

%13,54

37

%38,54
 

20

%20,83
 

Doğru (%38,54)

Yanlış (%40,63)

Boş (%20,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E

6

%6,25

4

%4,17

42

%43,75

1

%1,04

25

%26,04

18

%18,75
 

Doğru (%26,04)

Yanlış (%55,21)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri B

15

%15,63

57

%59,38

4

%4,17

2

%2,08

2

%2,08

16

%16,67
 

Doğru (%59,38)

Yanlış (%23,96)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Allah İnsan İlişkisi D

3

%3,13

5

%5,21
 

81

%84,38
 

7

%7,29
 

Doğru (%84,38)

Yanlış (%8,33)

Boş (%7,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Dünya ve Ahiret A

64

%66,67
 

2

%2,08
 

27

%28,13

3

%3,13
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%30,21)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Allah İnsan İlişkisi B

12

%12,50

72

%75,00

4

%4,17

1

%1,04
 

7

%7,29
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%17,71)

Boş (%7,29)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Bilgi ve İnanç C

10

%10,42

2

%2,08

70

%72,92

1

%1,04

1

%1,04

12

%12,50
 

Doğru (%72,92)

Yanlış (%14,58)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Allah İnsan İlişkisi E

7

%7,29

2

%2,08

7

%7,29

4

%4,17

28

%29,17

48

%50,00
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%20,83)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Felsefenin Ortaya Çıkışı B      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri E      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri A      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E      

96

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar B

6

%6,59

23

%25,27

2

%2,20

5

%5,49

1

%1,10

54

%59,34
 

Doğru (%25,27)

Yanlış (%15,38)

Boş (%59,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Ondalık Sayılar C

1

%1,10

1

%1,10

71

%78,02

4

%4,40

1

%1,10

13

%14,29
 

Doğru (%78,02)

Yanlış (%7,69)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri E

2

%2,20
 

12

%13,19

4

%4,40

42

%46,15

31

%34,07
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%19,78)

Boş (%34,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Dört İşlem Yeteneği D  

1

%1,10

36

%39,56

31

%34,07

1

%1,10

22

%24,18
 

Doğru (%34,07)

Yanlış (%41,76)

Boş (%24,18)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Köklü ifadeler E

8

%8,79

7

%7,69

3

%3,30

6

%6,59

45

%49,45

22

%24,18
 

Doğru (%49,45)

Yanlış (%26,37)

Boş (%24,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Bölünebilme Kuralları D

11

%12,09

7

%7,69

11

%12,09

23

%25,27

2

%2,20

37

%40,66
 

Doğru (%25,27)

Yanlış (%34,07)

Boş (%40,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Sayı Basamakları C

1

%1,10

3

%3,30

24

%26,37

5

%5,49
 

58

%63,74
 

Doğru (%26,37)

Yanlış (%9,89)

Boş (%63,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 EBOB-EKOK D

23

%25,27

2

%2,20
 

37

%40,66
 

29

%31,87
 

Doğru (%40,66)

Yanlış (%27,47)

Boş (%31,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler A

12

%13,19
 

1

%1,10

2

%2,20

4

%4,40

72

%79,12
 

Doğru (%13,19)

Yanlış (%7,69)

Boş (%79,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Periyodik Durumlar E

2

%2,20

9

%9,89

1

%1,10

1

%1,10

14

%15,38

64

%70,33
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%14,29)

Boş (%70,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Periyodik Durumlar D

14

%15,38

10

%10,99

5

%5,49

25

%27,47

5

%5,49

32

%35,16
 

Doğru (%27,47)

Yanlış (%37,36)

Boş (%35,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Üslü ifadeler E

4

%4,40

2

%2,20

3

%3,30

4

%4,40

20

%21,98

58

%63,74
 

Doğru (%21,98)

Yanlış (%14,29)

Boş (%63,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C

2

%2,20

1

%1,10

55

%60,44
 

7

%7,69

26

%28,57
 

Doğru (%60,44)

Yanlış (%10,99)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Fonksiyon Grafikleri C

2

%2,20
 

15

%16,48

5

%5,49

1

%1,10

68

%74,73
 

Doğru (%16,48)

Yanlış (%8,79)

Boş (%74,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Mutlak Değerli Denklemler B

3

%3,30

16

%17,58

3

%3,30

11

%12,09

2

%2,20

56

%61,54
 

Doğru (%17,58)

Yanlış (%20,88)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Fonksiyon Çeşitleri D

1

%1,10
 

2

%2,20

19

%20,88
 

69

%75,82
 

Doğru (%20,88)

Yanlış (%3,30)

Boş (%75,82)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Oran ve Orantı D

1

%1,10

3

%3,30

4

%4,40

29

%31,87

3

%3,30

51

%56,04
 

Doğru (%31,87)

Yanlış (%12,09)

Boş (%56,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D

1

%1,10
 

7

%7,69

27

%29,67

3

%3,30

53

%58,24
 

Doğru (%29,67)

Yanlış (%12,09)

Boş (%58,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kesir Problemleri A

17

%18,68

2

%2,20
 

1

%1,10

2

%2,20

69

%75,82
 

Doğru (%18,68)

Yanlış (%5,49)

Boş (%75,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

3

%3,30
 

1

%1,10

29

%31,87

5

%5,49

53

%58,24
 

Doğru (%31,87)

Yanlış (%9,89)

Boş (%58,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E

3

%3,30

2

%2,20

2

%2,20
 

30

%32,97

54

%59,34
 

Doğru (%32,97)

Yanlış (%7,69)

Boş (%59,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar
Toplamı A

9

%9,89
 

1

%1,10
  

81

%89,01
 

Doğru (%9,89)

Yanlış (%1,10)

Boş (%89,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri D

1

%1,10
  

22

%24,18

2

%2,20

66

%72,53
 

Doğru (%24,18)

Yanlış (%3,30)

Boş (%72,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Grafik Problemleri E

1

%1,10
  

9

%9,89

6

%6,59

75

%82,42
 

Doğru (%6,59)

Yanlış (%10,99)

Boş (%82,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Hareket Problemleri A

15

%16,48

1

%1,10
 

1

%1,10

2

%2,20

72

%79,12
 

Doğru (%16,48)

Yanlış (%4,40)

Boş (%79,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Grafik Problemleri A

12

%13,19
 

2

%2,20
  

77

%84,62
 

Doğru (%13,19)

Yanlış (%2,20)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C   

2

%2,20
  

89

%97,80
 

Doğru (%2,20)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Yaş Problemleri D

1

%1,10

1

%1,10
 

37

%40,66
 

52

%57,14
 

Doğru (%40,66)

Yanlış (%2,20)

Boş (%57,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Basit Olayların Olasılıkları B  

14

%15,38

3

%3,30

2

%2,20

4

%4,40

68

%74,73
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%9,89)

Boş (%74,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin
Denklemi Sağlaması D

2

%2,20
  

11

%12,09
 

78

%85,71
 

Doğru (%12,09)

Yanlış (%2,20)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar D    

22

%24,18
 

69

%75,82
 

Doğru (%24,18)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi E  

2

%2,20
  

14

%15,38

75

%82,42
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%2,20)

Boş (%82,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Kare C  

4

%4,40

25

%27,47

1

%1,10

6

%6,59

55

%60,44
 

Doğru (%27,47)

Yanlış (%12,09)

Boş (%60,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Dikdörtgen C

1

%1,10

1

%1,10

19

%20,88
 

3

%3,30

67

%73,63
 

Doğru (%20,88)

Yanlış (%5,49)

Boş (%73,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Yamuk D  

3

%3,30
 

12

%13,19
 

76

%83,52
 

Doğru (%13,19)

Yanlış (%3,30)

Boş (%83,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Kare A

6

%6,59
  

1

%1,10

2

%2,20

82

%90,11
 

Doğru (%6,59)

Yanlış (%3,30)

Boş (%90,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çokgenler C

1

%1,10
 

22

%24,18

1

%1,10

1

%1,10

66

%72,53
 

Doğru (%24,18)

Yanlış (%3,30)

Boş (%72,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Noktanın Analitik İncelenmesi A

6

%6,59
  

2

%2,20
 

83

%91,21
 

Doğru (%6,59)

Yanlış (%2,20)

Boş (%91,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar C

1

%1,10
    

90

%98,90
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,10)

Boş (%98,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar E  

1

%1,10
  

1

%1,10

89

%97,80
 

Doğru (%1,10)

Yanlış (%1,10)

Boş (%97,80)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve
Kılcallık A

11

%13,58

7

%8,64

2

%2,47
 

9

%11,11

52

%64,20
 

Doğru (%13,58)

Yanlış (%22,22)

Boş (%64,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer
Disiplinlerle İlişkisi D

8

%9,88
  

54

%66,67

2

%2,47

17

%20,99
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%12,35)

Boş (%20,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı E

10

%12,35

5

%6,17

8

%9,88

2

%2,47

8

%9,88

48

%59,26
 

Doğru (%9,88)

Yanlış (%30,86)

Boş (%59,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Ses Dalgaları B  

45

%55,56

1

%1,23

14

%17,28

1

%1,23

20

%24,69
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%19,75)

Boş (%24,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Üreteçlerin Bağlanması D   

2

%2,47

6

%7,41

1

%1,23

72

%88,89
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%3,70)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Işığın Kırılması B  

4

%4,94

6

%7,41
 

10

%12,35

61

%75,31
 

Doğru (%4,94)

Yanlış (%19,75)

Boş (%75,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Kuvvet ve Özellikleri C

7

%8,64

5

%6,17

36

%44,44

1

%1,23

3

%3,70

29

%35,80
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%19,75)

Boş (%35,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 Kimyanın Sembolik Dili E   

18

%22,22

4

%4,94

6

%7,41

53

%65,43
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%27,16)

Boş (%65,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ E   

1

%1,23

5

%6,17

13

%16,05

62

%76,54
 

Doğru (%16,05)

Yanlış (%7,41)

Boş (%76,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Karışımların Sınıflandırılması [2] Ayırma
ve Saflaştırma Teknikleri C

1

%1,23

2

%2,47

52

%64,20
 

5

%6,17

21

%25,93
 

Doğru (%64,20)

Yanlış (%9,88)

Boş (%25,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler B

4

%4,94

42

%51,85
 

21

%25,93
 

14

%17,28
 

Doğru (%51,85)

Yanlış (%30,86)

Boş (%17,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

[1] Elementlerin Sınıflandırılması [2]
Periyodik Özellikler E

2

%2,47
 

5

%6,17
 

18

%22,22

56

%69,14
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%8,64)

Boş (%69,14)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

[1] Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar
Kanunu [2] Mol Kavramı A

13

%16,05
 

1

%1,23
  

67

%82,72
 

Doğru (%16,05)

Yanlış (%1,23)

Boş (%82,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri C

1

%1,23
  

2

%2,47
 

78

%96,30
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,70)

Boş (%96,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) B

1

%1,23

8

%9,88

1

%1,23

5

%6,17

4

%4,94

62

%76,54
 

Doğru (%9,88)

Yanlış (%13,58)

Boş (%76,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Mitokondri A

1

%1,23

1

%1,23

3

%3,70

3

%3,70
 

73

%90,12
 

Doğru (%1,23)

Yanlış (%8,64)

Boş (%90,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Güncel Çevre Sorunları D

1

%1,23

3

%3,70

3

%3,70

32

%39,51
 

42

%51,85
 

Doğru (%39,51)

Yanlış (%8,64)

Boş (%51,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Genetik Varyasyonlar B

12

%14,81

25

%30,86

1

%1,23

11

%13,58

6

%7,41

26

%32,10
 

Doğru (%30,86)

Yanlış (%37,04)

Boş (%32,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Mayoz E

2

%2,47

6

%7,41
 

2

%2,47

5

%6,17

66

%81,48
 

Doğru (%6,17)

Yanlış (%12,35)

Boş (%81,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Canlılardaki Temel Bileşikler E

1

%1,23
  

4

%4,94

3

%3,70

73

%90,12
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%6,17)

Boş (%90,12)
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