
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)16 16 25 33

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 6 4,81 7 2 6,65 6 3 4,99 8 2 6,89 7 5 5,67 9 4 7,32 44 22 36,33 328,850

Okul Ortalaması 7 6 4,73 7 2 6,33 6 3 4,73 8 2 6,85 8 5 5,88 9 5 7,06 44 24 35,58 326,830

KATILIMLAR

1 0 DURU KUMOVA 6 11 4 9,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 13 2 12,33 67 8 64,34 446,441 1 1 1 1 2
% 6,06

2 0 ELİF BERRA SERT  13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 11 4 9,67 65 9 62,00 430,685 1 2 2 2 3
% 9,09

3 0 CANBERK ÇALIŞKAN  11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 2 12,33 12 3 11,00 63 12 59,00 426,585 2 3 3 3 4
% 12

4 0 ELA AĞIRMAN 6A 7 8 4,33 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 12 1 11,67 13 2 12,33 59 13 54,67 401,198 1 4 4 4 7
% 21

5 0 BELİNAY ŞENER 6 7 6 5,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 13 1 12,67 11 3 10,00 55 16 49,67 387,669 2 5 5 6 9
% 27

6 0 DURU YAĞMUR  7 7 4,67 8 1 7,67 8 2 7,33 8 0 8,00 10 4 8,67 8 6 6,00 49 20 42,34 347,182 3 6 6 8 11
% 33

7 0 ELİF SAYIN  8 5 6,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 4 5 2,33 9 4 7,67 46 19 39,67 330,505 4 7 7 9 12
% 36

8 0 DURU AVLA 6A 8 7 5,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 12 -1,00 13 2 12,33 47 28 37,67 328,180 2 8 8 10 13
% 39

9 0 MELİSA TÜRKYILMAZ 6A 6 4 4,67 5 2 4,33 3 2 2,33 6 2 5,33 9 1 8,67 7 2 6,33 36 13 31,66 324,840 3 9 9 12 15
% 45

10 0 AHMET DEMİR 6A 5 4 3,67 8 1 7,67 8 1 7,67 6 2 5,33 5 7 2,67 10 4 8,67 42 19 35,68 319,071 4 10 10 14 18
% 55

11 0 SAHRA ŞEVKİYE İĞDİ 6A 4 10 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 2 2 1,33 10 5 8,33 36 27 27,00 283,340 5 11 11 16 23
% 70

12 0 ECRİN JİYAN AKINCI 6A 3 8 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 6 6 4,00 7 5 5,33 31 34 19,66 265,918 6 12 12 18 26
% 79

13 0 MUSTAFA ŞENER 6A 7 5 5,33 6 3 5,00 5 4 3,67 4 5 2,33 2 11 -1,67 5 6 3,00 29 34 17,66 254,486 7 13 13 20 28
% 85

14 0 DENİZ AKŞAHİN 6A 2 10 -1,33 3 5 1,33 5 3 4,00 3 5 1,33 5 3 4,00 5 6 3,00 23 32 12,33 239,509 8 14 14 22 30
% 91

15 0 TUANA    GÜRBÜ Z  7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 1 13 -3,33 25 49 8,67 222,552 5 15 15 24 32
% 97

16 0 EGEMEN YİĞİT 6A 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 6 4 4,67 6 9 3,00 4 11 0,33 24 50 7,33 221,139 9 16 16 25 33
% 100
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(16)
4,73 6,33 4,73 6,85 5,88 7,06 35,58 326,830

İlçe
(16)

4,73 (1) 6,33 (1) 4,73 (1) 6,85 (1) 5,88 (1) 7,06 (1) 35,58 (1) 326,830
İl

(25)
4,16 (1) 6,15 (1) 4,52 (1) 6,64 (1) 5,45 (1) 7,29 (2) 34,21 (1) 321,340

Genel
(33)

4,81 (2) 6,65 (2) 4,99 (2) 6,89 (2) 5,67 (2) 7,32 (3) 36,33 (2) 328,850
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(5)
7,47 7,93 6,00 7,73 7,00 6,20 42,33 351,500

6
(2)

7,34 9,34 6,00 10,00 13,17 11,16 57,01 417,050
6A
(9)

2,63 4,78 3,74 5,67 3,63 6,63 27,08 293,080
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 16 3

YUNUSEMRE ilçesinde 16 3 1
MANİSA ilinde 25 5 2 2

Genelde 33 6 3 3 2

DERECELER

Genelde sınava 3 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 2. oldu

MANİSA ilinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0,31 0,56 31

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,31 0,56 31

[-] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0,19 0,75 19

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,31 0,56 31

[-] Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0,81 1,06 41

[-] Metinle ilgili sorular sorar. 1 0,25 0,69 25

[-] Metnin içeriğini yorumlar. 1 0,19 0,50 19

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 1,44 1,25 48

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak
yazar ve değerini hesaplar.

2 0,88 0,94 44

[-] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri
çözer ve kurar.

3 1,31 1,13 44

[-] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 2,44 1,25 49

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Göktaşı kavramını açıklar. 2 0,75 1,00 38

[-] Meteor kavramını açıklar. 2 0,75 1,00 38

[-] İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 2,88 2,38 48

[-] Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 2,38 2,00 48



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

426,585 12,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
CANBERK ÇALIŞKAN

75 63 12 0 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 3 4 % 12,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B CBADACBDBDCDCCC

Cevaplarınız CBd*ACBDBcCDaCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AACADBBCDA

Cevaplarınız AACADBBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBADBCDBAC

Cevaplarınız DaADBCbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ADCDABCCCB

Cevaplarınız ADCDABCCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B DDABCCDBABCAACB

Cevaplarınız DDABCCDdABbAACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDABBBCCCDAA

Cevaplarınız aaADDAcBBCCCDAA

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 4 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 2 1 67

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 5 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 0 2 0
Meteor kavramını açıklar. 2 0 2 0
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 4 1 80
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 3 0 100
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

347,182 33,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DURU YAĞMUR

75 49 20 6 42 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 6 8 11 % 33,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B CBADACBDBDCDCCC

Cevaplarınız bBADbbcDacCb CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B AACADBBCDA

Cevaplarınız AcCADBBC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBADBCDBAC

Cevaplarınız DBcDBCbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B ADCDABCCCB

Cevaplarınız  DCDAB CCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B DDABCCDBABCAACB

Cevaplarınız D AcdCDBAdCAACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDADDABBBCCCDAA

Cevaplarınız aDADbb BdaCbDAA

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 4 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 2 1 67

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 0 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 2 3 40
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 1 1 50
Meteor kavramını açıklar. 2 1 1 50
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 2 3 33
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 2 2 40
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 2 1 67
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

430,685 9,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ELİF BERRA SERT

75 65 9 1 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 3 % 9,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A ACBDCCCDACBDBDC

Cevaplarınız ACBDCCCDbCBaBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABCDACADB

Cevaplarınız AABCDACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADDBBACBCD

Cevaplarınız ADDBBACBCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADCDABC

Cevaplarınız CCBADCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A DBAACBDDABCCABC

Cevaplarınız DBAACBaDABdbA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı A DBABCDAAADDBBCC

Cevaplarınız acAaCDAAADDBBbC

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 4 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 3 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 3 2 60
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 0 2 0
Meteor kavramını açıklar. 2 0 2 0
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 3 2 60
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 3 0 100
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

330,505 36,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ELİF SAYIN

75 46 19 10 39 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 7 9 12 % 36,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B CBADACBDBDCDCCC

Cevaplarınız dcADACBaa b CCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AACADBBCDA

Cevaplarınız AcCADBBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBADBCDBAC

Cevaplarınız DaADBaaBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ADCDABCCCB

Cevaplarınız ADCDABCCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 5 6 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B DDABCCDBABCAACB

Cevaplarınız cD d  DB  bcb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı B BDADDABBBCCCDAA

Cevaplarınız aDADDb aBdC DAA

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 4 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 1 2 33

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 2 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 1 1 20
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 1 1 50
Meteor kavramını açıklar. 2 1 1 50
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 3 2 50
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 2 2 40
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 2 1 67
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

222,552 96,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
TUANA    GÜRBÜ Z

75 25 49 1 8 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 15 15 24 32 % 96,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B CBADACBDBDCDCCC

Cevaplarınız CBAadbBbBcbaCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AACADBBCDA

Cevaplarınız AbbcDBBdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBADBCDBAC

Cevaplarınız aBdcaCDdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADCDABCCCB

Cevaplarınız AcCacdbCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DDABCCDBABCAACB

Cevaplarınız ccbBbCbccBbbAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 13 1 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDADDABBBCCCDAA

Cevaplarınız cadacAca bdbbdc

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 2 2 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 4 20
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 1 2 33

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 2 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 3 2 60
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 0 2 0
Meteor kavramını açıklar. 2 0 2 0
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 1 4 17
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 1 4 20
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 0 3 0
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

387,669 27,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6  -  0
BELİNAY ŞENER

75 55 16 4 49 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 6 9 % 27,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı A ACBDCCCDACBDBDC

Cevaplarınız ddBDCaC bdBaB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCDACADB

Cevaplarınız cABCDACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADDBBACBCD

Cevaplarınız cDDaBdbBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADCDABC

Cevaplarınız CCBADCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 13 1 1 12,67 % 84

Cevap Anahtarı A DBAACBDDABCCABC

Cevaplarınız DBAACBD ABCdABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı A DBABCDAAADDBBCC

Cevaplarınız bBAaCDAAADDBa C

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 4 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 1 2 33

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 0 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 4 1 80
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 1 1 50
Meteor kavramını açıklar. 2 1 1 50
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 3 2 50
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 3 1 60
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 3 0 100
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

446,441 6,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6  -  0
DURU KUMOVA

75 67 8 0 64 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 2 % 6,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B CBADACBDBDCDCCC

Cevaplarınız bBADbbBDBcCDCCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AACADBBCDA

Cevaplarınız AACADBBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBADBCDBAC

Cevaplarınız DaADBCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ADCDABCCCB

Cevaplarınız ADCDABCCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 14 1 0 13,67 % 91

Cevap Anahtarı B DDABCCDBABCAACB

Cevaplarınız DDABCCcBABCAACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BDADDABBBCCCDAA

Cevaplarınız dDADDAcBBCCCDAA

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 4 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 3 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 5 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 1 1 50
Meteor kavramını açıklar. 2 1 1 50
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 5 1 83
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 4 1 80
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 3 0 100
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

319,071 54,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6A  -  0
AHMET DEMİR

75 42 19 14 35 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 10 14 18 % 54,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 4 6 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B CBADACBDBDCDCCC

Cevaplarınız   ADb  a cCb CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B AACADBBCDA

Cevaplarınız AbCADBBC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DBADBCDBAC

Cevaplarınız D cDBCDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B ADCDABCCCB

Cevaplarınız  bdDAB CCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B DDABCCDBABCAACB

Cevaplarınız   ABadcdABCddb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B BDADDABBBCCCDAA

Cevaplarınız aaADDAa BaCCDAA

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 4 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 4 1 80
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 3 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 1 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 2 2 40
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 0 2 0
Meteor kavramını açıklar. 2 0 2 0
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 3 2 60
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 2 0 67
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

239,509 90,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6A  -  0
DENİZ AKŞAHİN

75 23 32 20 12 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 14 14 22 30 % 90,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 10 3 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACBDCCCDACBDBDC

Cevaplarınız cb aCdCadbac  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A AABCDACADB

Cevaplarınız dAB  bacDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADDBBACBCD

Cevaplarınız dcD BAbB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CCBADCDABC

Cevaplarınız aaBcaCbA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 3 7 4,00 % 27

Cevap Anahtarı A DBAACBDDABCCABC

Cevaplarınız D  AC acA   Ac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBABCDAAADDBBCC

Cevaplarınız Dac  ac ADcBa C

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 1 3 25
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 1 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 2 1 67

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 1 1 33
Students will be able to talk about repeated actions. 2 0 1 0
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 1 0 20
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 1 1 50
Meteor kavramını açıklar. 2 1 1 50
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 0 3 0
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 2 1 67
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

328,180 39,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6A  -  0
DURU AVLA

75 47 28 0 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 8 10 13 % 39,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CBADACBDBDCDCCC

Cevaplarınız aaAbcCacBDaDCCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AACADBBCDA

Cevaplarınız AACADBBCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBADBCDBAC

Cevaplarınız DBcaBCaBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADCDABCCCB

Cevaplarınız AabDABCCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDABCCDBABCAACB

Cevaplarınız aabBbacBdabdAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı B BDADDABBBCCCDAA

Cevaplarınız BDADDAcBBaCCDAA

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 4 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 3 2 60
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 2 1 67

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 1 4 20
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 2 0 100
Meteor kavramını açıklar. 2 2 0 100
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 3 2 60
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 3 0 100
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

265,918 78,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6A  -  0
ECRİN JİYAN AKINCI

75 31 34 10 19 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 12 12 18 26 % 78,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 8 4 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBADACBDBDCDCCC

Cevaplarınız aaAcc acacC   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AACADBBCDA

Cevaplarınız AAdbDcaCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBADBCDBAC

Cevaplarınız aaADcCbcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADCDABCCCB

Cevaplarınız bDbDABCCCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B DDABCCDBABCAACB

Cevaplarınız cDd   cdABCddCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı B BDADDABBBCCCDAA

Cevaplarınız   AD baBcCCbcAA

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 1 3 25
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 0 3 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 2 1 67
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 1 1 20
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 0 0 0
Meteor kavramını açıklar. 2 0 0 0
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 2 3 40
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 2 0 67
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

221,139100,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6A  -  0
EGEMEN YİĞİT

75 24 50 1 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 16 16 25 33 % 100,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ACBDCCCDACBDBDC

Cevaplarınız ACdbdaCbddBcacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A AABCDACADB

Cevaplarınız bAdaccdcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBACBCD

Cevaplarınız dccBa bcdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CCBADCDABC

Cevaplarınız CCBADbcAdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBAACBDDABCCABC

Cevaplarınız bcdACBacABCdbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A DBABCDAAADDBBCC

Cevaplarınız cdAcbadbccDaBCd

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 1 3 25
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 0 4 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 1 2 33

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 4 1 80
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 0 2 0
Meteor kavramını açıklar. 2 0 2 0
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 3 3 50
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 2 3 40
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 1 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 1 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 1 2 33
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

401,198 21,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6A  -  0
ELA AĞIRMAN

75 59 13 3 54 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 7 % 21,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı A ACBDCCCDACBDBDC

Cevaplarınız cddbbCCDbdBDaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCDACADB

Cevaplarınız AABCbACADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ADDBBACBCD

Cevaplarınız ADDBBAb CD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBADCDABC

Cevaplarınız CCBADCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 1 2 11,67 % 78

Cevap Anahtarı A DBAACBDDABCCABC

Cevaplarınız DBAA BDDAB dABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 13 2 0 12,33 % 82

Cevap Anahtarı A DBABCDAAADDBBCC

Cevaplarınız DBAcCDAAADDBBaC

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 4 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 1 1 33

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 3 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 3 1 60
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 2 0 100
Meteor kavramını açıklar. 2 2 0 100
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 4 2 67
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 3 2 60
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 3 0 100
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

324,840 45,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6A  -  0
MELİSA TÜRKYILMAZ

75 36 13 26 31 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 9 12 15 % 45,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 4 5 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B CBADACBDBDCDCCC

Cevaplarınız  B DAdB  b DaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B AACADBBCDA

Cevaplarınız Ac AD Ba A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DBADBCDBAC

Cevaplarınız cB D   Bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B ADCDABCCCB

Cevaplarınız ADb AB CCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 1 5 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B DDABCCDBABCAACB

Cevaplarınız D AB  DBAc AAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 2 6 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B BDADDABBBCCCDAA

Cevaplarınız   ADcA Ba CCD  

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 2 1 67
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 2 0 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 1 2 20
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 2 1 67
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 0 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 2 0 40
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 0 0 0
Meteor kavramını açıklar. 2 0 0 0
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 2 1 33
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 2 0 40
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 0 0 0
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 2 1 67
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

254,486 84,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6A  -  0
MUSTAFA ŞENER

75 29 34 12 17 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 13 13 20 28 % 84,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 5 3 5,33 % 36

Cevap Anahtarı B CBADACBDBDCDCCC

Cevaplarınız CBdb CBcB bD aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B AACADBBCDA

Cevaplarınız dcdAD BCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBADBCDBAC

Cevaplarınız DaAb CaBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ADCDABCCCB

Cevaplarınız d bDAabCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 11 2 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDABCCDBABCAACB

Cevaplarınız bcA dbaccdadd B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDADDABBBCCCDAA

Cevaplarınız aDA ccBa ba DA 

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 1 2 33
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 2 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 5 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 1 2 33
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 0 3 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 2 2 40
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 1 1 50
Meteor kavramını açıklar. 2 1 1 50
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 2 2 33
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 2 2 40
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 1 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 1 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 0 0 0
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 0 3 0
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0



6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

283,340 69,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

6A  -  0
SAHRA ŞEVKİYE İĞDİ

75 36 27 12 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 11 16 23 % 69,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 16 16 25 33

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı A ACBDCCCDACBDBDC

Cevaplarınız dddDCdbabbdaB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A AABCDACADB

Cevaplarınız AABCDcdbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ADDBBACBCD

Cevaplarınız ADbBcbbBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBADCDABC

Cevaplarınız CCBADCDABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 2 11 1,33 % 9

Cevap Anahtarı A DBAACBDDABCCABC

Cevaplarınız  c bC  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı A DBABCDAAADDBBCC

Cevaplarınız DBAaCcAAADcBadC

Türkçe S D Y B%
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 3 3 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 4 1 3 25
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 5 2 3 40
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 3 1 2 33

İngilizce S D Y B%
Students will be able to tell the time and dates. 3 3 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 2 1 1 50
Students will be able to recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions. 2 2 0 100
Students will be able to use a series of phrases and simple expressions to express their repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 3 1 0 33
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 5 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Göktaşı kavramını açıklar. 2 2 0 100
Meteor kavramını açıklar. 2 2 0 100
İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. 6 2 4 33
Dış gezegenlerin özelliklerini açıklar. 5 2 3 40
Güneş sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine göre karşılaştırır. 2 2 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır. 1 1 0 100
Asteroit kuşağını açıklar. 1 1 0 100
Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde olduğunu beliritir. 1 1 0 100
Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 3 2 1 67
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

Okul İlçe İl Genel

16 16 25 33

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğine uygun başlık belirler. A
9

%56,25
 

2

%12,50

4

%25,00

1

%6,25
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%37,50)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini
kullanır.[1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. C

2

%12,50

3

%18,75

5

%31,25

4

%25,00

2

%12,50
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%56,25)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B

2

%12,50

8

%50,00

1

%6,25

3

%18,75

2

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. D
2

%12,50

4

%25,00
 

8

%50,00

2

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C
2

%12,50

1

%6,25

8

%50,00

1

%6,25

4

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. C
3

%18,75
 

9

%56,25

3

%18,75

1

%6,25
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%37,50)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metin türlerini ayırt eder. C
1

%6,25

1

%6,25

14

%87,50
   

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. D
3

%18,75

3

%18,75

1

%6,25

7

%43,75

1

%6,25

1

%6,25

Doğru (%43,75)

Yanlış (%50,00)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A
3

%18,75

7

%43,75

2

%12,50

3

%18,75

1

%6,25
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%75,00)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. C  
5

%31,25

5

%31,25

4

%25,00

2

%12,50
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%56,25)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B

3

%18,75

10

%62,50

1

%6,25

1

%6,25

1

%6,25
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%31,25)

Boş (%6,25)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

Okul İlçe İl Genel

16 16 25 33

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar.[1] Metinle ilgili
sorular sorar. D

5

%31,25

1

%6,25

5

%31,25

4

%25,00

1

%6,25
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%68,75)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. B
5

%31,25

8

%50,00
  

3

%18,75
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%31,25)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. D  
1

%6,25

7

%43,75

3

%18,75

5

%31,25
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%50,00)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar.[1] Metinle ilgili
soruları cevaplar. C

1

%6,25

4

%25,00

9

%56,25

1

%6,25

1

%6,25
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%37,50)

Boş (%6,25)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. A

7

%43,75

3

%18,75

5

%31,25

1

%6,25
  

Doğru (%43,75)

Yanlış (%56,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. A

15

%93,75
  

1

%6,25
  

Doğru (%93,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini
inceler. B

1

%6,25

14

%87,50
 

1

%6,25
  

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. C

2

%12,50
 

12

%75,00

1

%6,25

1

%6,25
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%18,75)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal
birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. D  

1

%6,25

2

%12,50

9

%56,25

4

%25,00
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%18,75)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

A
11

%68,75

1

%6,25

3

%18,75

1

%6,25
  

Doğru (%68,75)

Yanlış (%31,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

C
1

%6,25

1

%6,25

9

%56,25

4

%25,00

1

%6,25
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%37,50)

Boş (%6,25)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

Okul İlçe İl Genel

16 16 25 33

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için
farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. A

11

%68,75

2

%12,50

3

%18,75
   

Doğru (%68,75)

Yanlış (%31,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

D  
1

%6,25
 

15

%93,75
  

Doğru (%93,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.

B  
11

%68,75

2

%12,50

1

%6,25

2

%12,50
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%18,75)

Boş (%12,50)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. A
8

%50,00
 

4

%25,00

3

%18,75

1

%6,25
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%43,75)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler
olduğunu fark eder. D

1

%6,25

1

%6,25

3

%18,75

11

%68,75
  

Doğru (%68,75)

Yanlış (%31,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. D
2

%12,50

1

%6,25

2

%12,50

11

%68,75
  

Doğru (%68,75)

Yanlış (%31,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler
olduğunu fark eder. B

6

%37,50

8

%50,00
  

2

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. B
1

%6,25

12

%75,00

2

%12,50

1

%6,25
  

Doğru (%75,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. A
9

%56,25

3

%18,75

1

%6,25

2

%12,50

1

%6,25
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%37,50)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. C
2

%12,50

7

%43,75

6

%37,50
 

1

%6,25
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%56,25)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. B
1

%6,25

10

%62,50

2

%12,50
 

3

%18,75
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%18,75)

Boş (%18,75)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

Okul İlçe İl Genel

16 16 25 33

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. C
1

%6,25
 

12

%75,00

1

%6,25

2

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. D
5

%31,25

3

%18,75
 

7

%43,75

1

%6,25
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%50,00)

Boş (%6,25)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. C
1

%6,25
 

15

%93,75
   

Doğru (%93,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about repeated
actions. C

1

%6,25
 

14

%87,50

1

%6,25
  

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. B
3

%18,75

12

%75,00
 

1

%6,25
  

Doğru (%75,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to recognize phrases, words,
and expressions related to repeated actions. A

11

%68,75

1

%6,25

1

%6,25

1

%6,25

2

%12,50
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%18,75)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to use a series of phrases and
simple expressions to express their repeated actions. D

2

%12,50

1

%6,25

1

%6,25

11

%68,75

1

%6,25
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%25,00)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand short and
simple texts, such as personal narratives about
repeated actions.

C  
5

%31,25

10

%62,50

1

%6,25
  

Doğru (%62,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand short and
simple texts, such as personal narratives about
repeated actions.

D
1

%6,25

1

%6,25

1

%6,25

12

%75,00

1

%6,25
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%18,75)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to recognize phrases, words,
and expressions related to repeated actions. A

15

%93,75
 

1

%6,25
   

Doğru (%93,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to tell the time and dates. B
1

%6,25

12

%75,00
 

2

%12,50

1

%6,25
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%18,75)

Boş (%6,25)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

Okul İlçe İl Genel

16 16 25 33

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about repeated
actions. C  

4

%25,00

8

%50,00
 

4

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. D

1

%6,25

2

%12,50

4

%25,00

8

%50,00

1

%6,25
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%43,75)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört
işlem yapar. B  

8

%50,00

4

%25,00

3

%18,75

1

%6,25
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%43,75)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. A

7

%43,75

1

%6,25

1

%6,25

5

%31,25

2

%12,50
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%43,75)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört
işlem yapar. A

11

%68,75

2

%12,50
 

3

%18,75
  

Doğru (%68,75)

Yanlış (%31,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve
dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. C

1

%6,25

1

%6,25

10

%62,50

1

%6,25

3

%18,75
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%18,75)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B  
10

%62,50

2

%12,50
 

4

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü
ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. D

4

%25,00

1

%6,25

3

%18,75

6

%37,50

2

%12,50
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. D

1

%6,25
 

4

%25,00

7

%43,75

4

%25,00
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%31,25)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. A
11

%68,75

2

%12,50
 

1

%6,25

2

%12,50
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%18,75)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. B  
10

%62,50

1

%6,25

1

%6,25

4

%25,00
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%25,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

Okul İlçe İl Genel

16 16 25 33

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C
1

%6,25

2

%12,50

4

%25,00

3

%18,75

6

%37,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C
1

%6,25

2

%12,50

4

%25,00

4

%25,00

5

%31,25
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%43,75)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme
kurallarını açıklar ve kullanır. A

10

%62,50

1

%6,25

2

%12,50

1

%6,25

2

%12,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme
kurallarını açıklar ve kullanır. B

2

%12,50

7

%43,75

2

%12,50

2

%12,50

3

%18,75
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%37,50)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer ve kurar. C

1

%6,25

4

%25,00

7

%43,75

1

%6,25

3

%18,75
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%37,50)

Boş (%18,75)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Göktaşı kavramını açıklar.[1] Meteor kavramını
açıklar. D

4

%25,00

1

%6,25

1

%6,25

8

%50,00

2

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Göktaşı kavramını açıklar.[1] Meteor kavramını
açıklar. B

6

%37,50

4

%25,00

2

%12,50

2

%12,50

2

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 

[1] İç gezegenlerin özelliklerini açıklar.[1] Dış
gezegenlerin özelliklerini açıklar.[1] Güneş
sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre
karşılaştırır.

A
11

%68,75

3

%18,75

2

%12,50
   

Doğru (%68,75)

Yanlış (%31,25)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İç gezegenlerin özelliklerini açıklar.[1] Dış
gezegenlerin özelliklerini açıklar. B

5

%31,25

1

%6,25

6

%37,50
 

4

%25,00
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%68,75)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine
göre karşılaştırır. C  

4

%25,00

9

%56,25
 

3

%18,75
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%25,00)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İç gezegenlerin özelliklerini açıklar.[1] Dış
gezegenlerin özelliklerini açıklar. D

2

%12,50

1

%6,25

2

%12,50

11

%68,75
  

Doğru (%68,75)

Yanlış (%31,25)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / YUNUSEMRE 6 SINIF CALISKAN CDS 01 (CP00-06.01CDS01)

Okul İlçe İl Genel

16 16 25 33

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 

[1] Güneş sistemindeki gezegenleri büyüklüklerine
göre karşılaştırır.[1] Güneş sistemindeki gezegenleri
Güneş'e yakınlıklarına göre karşılaştırır.[1] Güneş
sistemindeki gezegenleri doğal uydu sayılarına göre
karşılaştırır.

A
12

%75,00
 

1

%6,25

2

%12,50

1

%6,25
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%18,75)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] İç gezegenlerin özelliklerini açıklar.[1] Dış
gezegenlerin özelliklerini açıklar.[1] Asteroit kuşağını
açıklar.

A
11

%68,75

1

%6,25

1

%6,25
 

3

%18,75
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%12,50)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 

[1] Güneş sisteminde bulunan gezegenleri yapılarına
göre karasal ve gazsal olarak sınıflandırır.[1] Güneş
sistemindeki gezegenleri iç gezegen ve dış gezegen
olarak sınıflandırır.

A
14

%87,50
 

1

%6,25

1

%6,25
  

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ay tutulması sırasında Ay'ın dolunay evresinde
olduğunu beliritir. D

1

%6,25
 

1

%6,25

13

%81,25

1

%6,25
 

Doğru (%81,25)

Yanlış (%12,50)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar.[1]
Güneş tutulmasını çeşitlerine göre sınıflandırır. D  

1

%6,25

5

%31,25

9

%56,25

1

%6,25
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%37,50)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar.[1]
Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. B

4

%25,00

11

%68,75
  

1

%6,25
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%25,00)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İç gezegenlerin özelliklerini açıklar. B
4

%25,00

8

%50,00

1

%6,25

1

%6,25

2

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İç gezegenlerin özelliklerini açıklar.[1] Dış
gezegenlerin özelliklerini açıklar. C

4

%25,00

3

%18,75

4

%25,00

2

%12,50

3

%18,75
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%56,25)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklar. C
1

%6,25
 

13

%81,25

2

%12,50
  

Doğru (%81,25)

Yanlış (%18,75)

Boş (%0,00)
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