
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME 56 56 390 3466

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 4 12,69 6 3 4,80 7 2 6,05 6 2 5,78 7 7 4,86 12 6 9,93 52 25 44,11 339,310

Okul Ortalaması 16 3 15,03 7 2 6,65 7 2 6,35 8 1 7,88 9 6 6,71 15 4 13,18 62 19 55,80 378,020

KATILIMLAR

1 0 ARDA ÖZEN 7C 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 88 2 87,34 488,827 1 1 1 5 16
% 0,46

2 0 HAMZA AKÇAY 7C 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 1 16,67 19 1 18,67 85 3 84,01 478,310 2 2 2 9 52
% 1,50

3 0 ELİF HAKTANIR 7E 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 19 1 18,67 85 3 84,00 474,650 1 3 3 12 67
% 1,93

4 0 ERDEM TOPUZ 7A 19 1 18,67 10 0 10,00 6 3 5,00 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 80 9 77,01 456,521 1 4 4 23 198
% 5,71

5 0 ASYA AYAZ 7C 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 2 14,33 18 2 17,33 78 9 75,00 449,917 3 5 5 31 250
% 7,21

6 0 ÇAĞLAR YENER 7C 20 0 20,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 17 3 16,00 78 12 73,99 445,643 4 6 6 37 292
% 8,42

7 0 UMUT AKAN 7C 18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 18 2 17,33 76 14 71,32 437,335 5 7 7 51 393
% 11

8 0 ERDEM KORKMAZ 7C 16 4 14,67 9 0 9,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 4 13,67 18 1 17,67 77 10 73,68 436,575 6 8 8 52 401
% 12

9 0 MEHMET TUNÇDEMİR 7C 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 17 2 16,33 18 2 17,33 75 14 70,33 436,173 7 9 9 53 408
% 12

10 0 AYÇA DÖNER 7C 20 0 20,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 16 3 15,00 14 6 12,00 75 14 70,33 433,693 8 10 10 58 439
% 13

11 0 IŞIL ERDOĞAN 7C 17 3 16,00 7 3 6,00 5 3 4,00 8 1 7,67 17 3 16,00 18 2 17,33 72 15 67,00 433,029 9 11 11 60 444
% 13

12 0 DENİZ EFE DÖNERTAŞ 7A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 7 7,67 19 1 18,67 76 11 72,34 428,234 2 12 12 66 498
% 14

13 0 OKAN LEYLEK 7 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 13 4 11,67 14 5 12,33 74 12 70,00 425,957 1 13 13 68 533
% 15

14 0 SARE ÇİFTÇİOĞLU 7C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 4 9,67 15 2 14,33 74 8 71,34 424,655 10 14 14 72 551
% 16

15 0 ÖMER BERK DOBURLU7C 16 4 14,67 7 2 6,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 7 9,67 18 2 17,33 72 16 66,67 413,233 11 15 15 86 703
% 20

16 0 BATUHAN BULUT 7A 16 4 14,67 8 2 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 13 6 11,00 17 3 16,00 72 16 66,67 413,165 3 16 16 87 704
% 20

17 0 ESRA NAZ HANGÜL 7E 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 5 8,33 16 4 14,67 72 13 67,67 412,236 2 17 17 89 713
% 21

18 0 AYŞE NAZ YANIK 7C 19 1 18,67 8 2 7,33 5 4 3,67 7 3 6,00 12 6 10,00 16 3 15,00 67 19 60,67 408,545 12 18 18 95 763
% 22

19 0 DORUK KONUŞKAN 7D 17 3 16,00 7 3 6,00 9 0 9,00 8 2 7,33 10 9 7,00 17 3 16,00 68 20 61,33 398,244 1 19 19 106 887
% 26

20 0 BERRİN POLAT 7E 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 9 5,00 16 4 14,67 68 19 61,68 397,207 3 20 20 107 902
% 26

21 0 ALPARSLAN KASIMOĞLU7D 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 6 9,00 17 2 16,33 68 17 62,33 395,779 2 21 21 111 932
% 27

22 0 CEMRE APAYDIN 7C 17 3 16,00 6 4 4,67 7 2 6,33 10 0 10,00 9 9 6,00 17 3 16,00 66 21 59,00 390,731 13 22 22 117 995
% 29

23 0 ENES EKEN 7E 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 11 4,33 17 3 16,00 68 21 60,99 389,975 4 23 23 119 1009
% 29

24 0 EZGİ TÜZÜNER 7D 17 3 16,00 7 3 6,00 7 2 6,33 8 1 7,67 9 3 8,00 15 3 14,00 63 15 58,00 389,682 3 24 24 120 1012
% 29

25 0 ESİLA NİŞLİ 7B 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 11 4,33 17 3 16,00 67 22 59,66 388,169 1 25 25 125 1039
% 30

26 0 ELİF TANIN 7B 18 2 17,33 9 0 9,00 5 3 4,00 9 0 9,00 8 7 5,67 15 5 13,33 64 17 58,33 385,369 2 26 26 128 1087
% 31

27 0 TAHA BERK ÇAP RLI 7C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 10 1,67 15 3 14,00 67 16 61,67 383,458 14 27 27 130 1122
% 32

28 0 ZEYNEP TUĞSEM GÜRBÜZ7D 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 7 1,67 15 4 13,67 64 16 58,68 381,120 4 28 28 133 1160
% 33

29 0 FURKAN ÜŞENMEZ 7D 20 0 20,00 9 1 8,67 8 1 7,67 8 1 7,67 4 9 1,00 14 3 13,00 63 15 58,01 380,139 5 29 29 135 1180
% 34

30 0 EZGİ DEMİREL 7E 16 3 15,00 10 0 10,00 2 5 0,33 7 1 6,67 9 8 6,33 16 1 15,67 60 18 54,00 378,866 5 30 30 136 1198
% 35

31 0 AZRA AYDOĞAN 7D 15 4 13,67 8 2 7,33 7 1 6,67 10 0 10,00 9 6 7,00 14 5 12,33 63 18 57,00 374,775 6 31 31 140 1254
% 36

32 0 AZRA AKBULUT 7E 19 0 19,00 8 2 7,33 4 6 2,00 7 3 6,00 8 8 5,33 14 6 12,00 60 25 51,66 374,601 6 32 32 141 1256
% 36

33 0 MAKBULE NİSA SAVAŞÇI7F 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 10 3,67 14 4 12,67 63 22 55,68 371,485 1 33 33 144 1304
% 38
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME 56 56 390 3466

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 4 12,69 6 3 4,80 7 2 6,05 6 2 5,78 7 7 4,86 12 6 9,93 52 25 44,11 339,310

Okul Ortalaması 16 3 15,03 7 2 6,65 7 2 6,35 8 1 7,88 9 6 6,71 15 4 13,18 62 19 55,80 378,020

KATILIMLAR

34 0 ECRİN BAYRAK 7C 18 1 17,67 9 1 8,67 8 0 8,00 8 2 7,33 7 8 4,33 11 4 9,67 61 16 55,67 370,547 15 34 34 146 1316
% 38

35 0 SELİN SARIKAYA 7A 18 2 17,33 7 3 6,00 8 1 7,67 8 2 7,33 4 11 0,33 16 4 14,67 61 23 53,33 367,652 4 35 35 149 1354
% 39

36 0 SUDE NAZ ERSİ N 7F 13 5 11,33 7 2 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 6 6,00 16 4 14,67 60 21 52,99 365,589 2 36 36 154 1383
% 40

37 0 FUR AN YAŞAYAN 7E 17 2 16,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 15 5 13,33 57 22 49,65 362,536 7 37 37 160 1422
% 41

38 0 EBRAR NİŞLİ 7F 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 3 8 0,33 15 5 13,33 59 22 51,66 362,039 3 38 38 161 1433
% 41

39 0 DEMİR AYDEMİR 7E 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 12 4,00 16 4 14,67 62 28 52,67 360,916 8 39 39 166 1453
% 42

40 0 MUHAMMED     AKBULUT7F 14 5 12,33 5 4 3,67 7 2 6,33 7 3 6,00 12 5 10,33 11 6 9,00 56 25 47,66 356,641 4 40 40 171 1510
% 44

41 0 ECRİN UĞURLUEL 7 17 3 16,00 6 3 5,00 7 1 6,67 10 0 10,00 10 8 7,33 9 9 6,00 59 24 51,00 356,325 2 41 41 172 1515
% 44

42 0 HİRASU Ö ZEN 7B 13 6 11,00 9 1 8,67 5 5 3,33 5 3 4,00 6 7 3,67 15 4 13,67 53 26 44,34 341,342 3 42 42 193 1754
% 51

43 0 EBRU AKSÖZ 7F 13 4 11,67 5 4 3,67 3 3 2,00 9 1 8,67 6 5 4,33 13 3 12,00 49 20 42,34 336,393 5 43 43 198 1818
% 52

44 0 BEYZA SELEK 7D 13 5 11,33 7 2 6,33 8 2 7,33 5 2 4,33 4 5 2,33 13 4 11,67 50 20 43,32 333,090 7 44 44 200 1867
% 54

45 0 SAİD HAMZA SARP 7F 16 4 14,67 7 1 6,67 5 2 4,33 7 1 6,67 3 6 1,00 10 6 8,00 48 20 41,34 325,156 6 45 45 216 1979
% 57

46 0 RÜZGAR KAYRA 7A 10 8 7,33 3 6 1,00 3 0 3,00 7 0 7,00 5 5 3,33 17 3 16,00 45 22 37,66 324,760 5 46 46 217 1982
% 57

47 0 NAZİRE ÇELTİK 7E 12 5 10,33 5 3 4,00 4 4 2,67 6 3 5,00 6 7 3,67 12 5 10,33 45 27 36,00 317,174 9 47 47 231 2089
% 60

48 0 FATMA ELA AKCAN 7A 15 5 13,33 4 5 2,33 5 4 3,67 8 1 7,67 0 2 -0,67 11 7 8,67 43 24 35,00 308,061 6 48 48 249 2222
% 64

49 0 TAHİR EFE AKAN 7D 10 10 6,67 4 5 2,33 6 2 5,33 8 2 7,33 7 9 4,00 12 6 10,00 47 34 35,66 307,090 8 49 49 253 2239
% 65

50 0 CEYLİN APAYDIN 7D 14 6 12,00 6 4 4,67 4 2 3,33 9 1 8,67 4 12 0,00 10 9 7,00 47 34 35,67 302,975 9 50 50 257 2287
% 66

51 584 MÜRÜVVET ARAPOĞLU7F 12 8 9,33 7 3 6,00 5 2 4,33 5 1 4,67 3 8 0,33 12 7 9,67 44 29 34,33 301,886 7 51 51 261 2307
% 67

52 0 OSMAN EMİN POLAT 7D 12 8 9,33 9 1 8,67 4 6 2,00 5 1 4,67 7 9 4,00 9 11 5,33 46 36 34,00 299,600 10 52 52 266 2350
% 68

53 0 CAN ALEV 7D 11 6 9,00 9 1 8,67 6 3 5,00 5 4 3,67 5 6 3,00 3 5 1,33 39 25 30,67 281,582 11 53 53 286 2579
% 74

54 0 KEREM TAŞER 7F 13 3 12,00 1 1 0,67 3 3 2,00 3 2 2,33 1 2 0,33 8 6 6,00 29 17 23,33 281,533 8 54 54 287 2580
% 74

55 0 BATUHAN KORKMAZ 7F 11 7 8,67 4 5 2,33 5 3 4,00 8 2 7,33 3 11 -0,67 8 10 4,67 39 38 26,33 271,397 9 55 55 307 2711
% 78

56 0 BETÜL TÜRKAN 7F 8 8 5,33 4 1 3,67 6 0 6,00 4 2 3,33 1 4 -0,33 6 4 4,67 29 19 22,67 258,305 10 56 56 328 2868
% 83
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME 56 56 390 3466

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 4 12,69 6 3 4,80 7 2 6,05 6 2 5,78 7 7 4,86 12 6 9,93 52 25 44,11 339,310

Okul Ortalaması 16 3 15,03 7 2 6,65 7 2 6,35 8 1 7,88 9 6 6,71 15 4 13,18 62 19 55,80 378,020

KATILIMLAR
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(56)
15,03 6,65 6,35 7,88 6,71 13,18 55,80 378,020

İlçe
(56)

15,03 (1) 6,65 (1) 6,35 (1) 7,88 (1) 6,71 (1) 13,18 (1) 55,80 (1) 378,020
İl

(390)
13,04 (2) 4,90 (2) 5,66 (2) 5,95 (2) 4,80 (2) 9,99 (2) 44,34 (2) 340,440

Genel
(3466)

12,69 (24) 4,80 (14) 6,05 (36) 5,78 (22) 4,86 (26) 9,93 (21) 44,11 (23) 339,310
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7
(2)

18,00 6,16 7,67 10,00 9,50 9,16 60,49 391,140
7A
(6)

14,78 5,89 6,17 8,67 6,06 15,45 57,02 383,070
7B
(3)

14,78 8,78 4,89 6,78 4,56 14,33 54,12 371,630
7C
(15)

17,62 7,56 7,73 9,13 11,91 15,91 69,86 428,710
7D
(11)

13,18 6,67 6,36 7,15 4,27 10,97 48,60 349,460
7E
(9)

16,07 7,55 5,44 7,89 6,18 14,45 57,58 385,350
7F
(10)

11,87 4,37 5,37 6,23 2,53 9,47 39,84 323,040
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 56 7

ŞEHZADELER ilçesinde 56 7 1
MANİSA ilinde 390 27 5 4

Genelde 3466 290 86 61 39

DERECELER

Genelde sınava 86 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 24. oldu

MANİSA ilinde sınava 5 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 2. oldu

ŞEHZADELER ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1,20 0,95 40

[-] Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı
olarak ifade eder.

1 0,16 0,68 16

[-] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0,46 0,34 46

[-] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak
ifade eder.

4 1,88 1,11 47

[-] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0,46 0,77 23

[-] Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0,91 0,52 46



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

356,325 43,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
ECRİN UĞURLUEL 90 59 24 7 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 41 41 172 1515 % 43,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBADdcDCBADCBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DbDbBC ACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABD cC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CdbcAda BDAcA DBaAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız  DCADbaaDDAccdcc bBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

425,957 15,38
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7  -  0
OKAN LEYLEK 90 74 12 4 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 13 68 533 % 15,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBADCADCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDbBaBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABDABCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CCcBAA dBD  AdDBCbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCADbBCaDAbdC BDbBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 2 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 1 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

413,165 20,31
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
BATUHAN BULUT 90 72 16 2 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 16 16 87 704 % 20,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAADBCBADCdDCBdaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCDCBdCAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CABCDA DbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACDBDCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız CBCbaBAcDcBDAcA DBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız DBCCDCdDbBCDDAABCBDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

428,234 14,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
DENİZ EFE DÖNERTAŞ 90 76 11 3 72 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(498.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 12 66 498 % 14,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBADCdDbBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDDBCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABDABCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız bd BAcaABDcaA aBCA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız aDCADABCDDAABCABDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 2 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

456,521 5,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
ERDEM TOPUZ 90 80 9 1 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 23 198 % 5,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBAaCADCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDDBCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABb Bad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CCcBAcDABDAcACDBdACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCADABCDDAABCbBDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

308,061 64,11
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
FATMA ELA AKCAN 90 43 24 23 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 48 48 249 2222 % 64,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAdDBCBAbdADbBADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BdDCBcddc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız aABCbA ccB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CbCDBD ABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 2 18 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız           d      c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız DBbaDCcc c DcAABCBDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 1 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 1 33
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

324,760 57,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
RÜZGAR KAYRA 90 45 22 23 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 46 46 217 1982 % 57,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız aA DaCdbbCdbCBAaC DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız adb BbdAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 0 7 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız B  A D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız   ABBBD CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız   a Ac  B bc b B A B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CcCADABaDDAbBCABDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 3 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 0 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 2 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

367,652 39,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7A  -  0
SELİN SARIKAYA 90 61 23 6 53 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 35 35 149 1354 % 39,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAADBCBADCdDCaADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BdDCBACAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CABC AaDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACcBDCdBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 11 5 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız bBbba bca B c Ad Bdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız cBCCDCADbBCDDAAdCBDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 1 3 25
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

385,369 31,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ELİF TANIN 90 64 17 9 58 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 26 26 128 1087 % 31,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız bCBAADBCBADCdDCBADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız B DCBACADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız C BCccdD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CA DBDCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız aB  accA  B ABcdDBdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız DBCCDadDbBCDaAABCBDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 4 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

388,169 29,98
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
ESİLA NİŞLİ 90 67 22 1 59 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 25 125 1039 % 29,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAdDBCBADCADCadDCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCcDBCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCcABcABCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CaABBBDaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız baadAcDABDdacbDdCA a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCADbBCDDAABCdBDbBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 2 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

341,342 50,61
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7B  -  0
HİRASU Ö ZEN 90 53 26 11 44 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 42 42 193 1754 % 50,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAdD CBADCdDCcdaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BbDCBACADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız aABCcAaDcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız C  bBbdABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız   a aBbbaAd  Bc  BCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız DBCaDCAcABC DAABdBDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 0 3 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 1 2 25
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 1 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

488,827 0,46
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
ARDA ÖZEN 90 88 2 0 87 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 5 16 % 0,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBADCADCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDDBCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABDABCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CCDBAADABDAaACDBCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCADABCDDAABCbBDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 4 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

449,917 7,21
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
ASYA AYAZ 90 78 9 3 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 5 31 250 % 7,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAADBCBADCcDCBADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BdDbBACAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CABCDABDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACDBDCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız CB CDBAcDABDAaA  BCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız bBCCDCADABCDDAABCBDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

433,693 12,67
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
AYÇA DÖNER 90 75 14 1 70 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 10 10 58 439 % 12,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBADCADCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCbDBCdACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABcbaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CCDBAcDcBDAaA DBCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCdDdBdDDAbBCbBDaBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

408,545 22,01
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
AYŞE NAZ YANIK 90 67 19 4 60 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 18 18 95 763 % 22,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBADaADCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDDBCdACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BabA DAdCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBdDdCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız Cba AdD BbdcACDBCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCcD aCDDAABCbBDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 2 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 0 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

445,643 8,42
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
ÇAĞLAR YENER 90 78 12 0 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 6 37 292 % 8,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAADBCBADCADCBADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BdDCBdCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CABCcABcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACDBDCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız CBCCaBAADABDAacCDadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız cBCCDCdDABCDDAABCBDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 4 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

390,731 28,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
CEMRE APAYDIN 90 66 21 3 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 22 22 117 995 % 28,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBADCdDbdADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCccBdaACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BC ABcABCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız baDBbcDdBDd ACDddA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız aDCADABCDDAbBCABDbBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 3 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 2 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

370,547 37,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
ECRİN BAYRAK 90 61 16 13 55 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 34 34 146 1316 % 37,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCB ADBCBADCADCBdDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCDCaACADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CABCDABD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CbCDBDdABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız CB  aBAdcbd  ac aBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız bBC  CA  cC DAAddBDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 1 2 25
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

436,575 11,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
ERDEM KORKMAZ 90 77 10 3 73 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 8 52 401 % 11,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBcADBCBADCcDbBAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCDCBACA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CABCDABDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACDBDaABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız CBCCaBAA cBDAdACDBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız DBCCDC DABCDDAABCBDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 4 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

478,310 1,50
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
HAMZA AKÇAY 90 85 3 2 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 9 52 % 1,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAADBCBADCADCBADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCDCBACADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CABCDABDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACDBDaABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız CBCCDBAADABDA AC BaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız DBCCDCADABCDDAbBCBDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 4 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

433,029 12,81
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
IŞIL ERDOĞAN 90 72 15 3 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 11 60 444 % 12,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBADCcDbBADCdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDDBaabCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız aCbA bABC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDdC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CCDBAcDbBDAdACDBCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız aDCADABCDDAABCABDbBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

436,173 11,77
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
MEHMET TUNÇDEMİR 90 75 14 1 70 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 9 9 53 408 % 11,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBAcCADddAaCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDbBCdACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDAdDcBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CCDBAAbABDA ACcBCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız aDCADABCDDAABCABDDBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 0 3 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 4 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

413,233 20,28
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
ÖMER BERK DOBURLU 90 72 16 2 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 15 15 86 703 % 20,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız cCBAADBCaADCdDCBAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız Bb CaACADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CABCDABDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACDBDCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız CBCdadAADbBDb ACcBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız bBCCDCADbBCDDAABCBDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

424,655 15,90
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
SARE ÇİFTÇİOĞLU 90 74 8 8 71 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 14 14 72 551 % 15,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BcADBCBADCADCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDDBaBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABDABCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CC BAc  dDA ddDBCA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız  DCAD  dDDAABCbBDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 2 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 0 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 1 33
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

383,458 32,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
TAHA BERK ÇAP RLI 90 67 16 7 61 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 27 27 130 1122 % 32,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız bCBAADBCBADaADCBADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCDCBACADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CABCDABDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACDBDCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız  cC acAc cBbd da BdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız baCCDdADABCDDAA CB A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 2 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

437,335 11,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7C  -  0
UMUT AKAN 90 76 14 0 71 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 7 7 51 393 % 11,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBAcaADCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCbDBCBcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDAaDAaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CCaBAcbABDAcACDBaACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız aDCADABCDDAABCABDbBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

395,779 26,89
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7D  -  0
ALPARSLAN KASIMOĞLU 90 68 17 5 62 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(932.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 21 111 932 % 26,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BbcDBCBADddDC ADCaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız bCDDBCBAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABbABCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CaABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CdaBAA cBDccA  BCAdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCAD BCDDAABCABDbcC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 0 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

374,775 36,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7D  -  0
AZRA AYDOĞAN 90 63 18 9 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1254.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 31 31 140 1254 % 36,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAbDBCcAD ADCaADCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCaCBACAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız C BCDABc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACDBDCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız  BCaa Ac ABDAa  DBdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız bBCaDCADdBCaDdABCBD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 2 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 2 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 1 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

333,090 53,87
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7D  -  0
BEYZA SELEK 90 50 20 20 43 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 44 44 200 1867 % 53,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAdDBdBADCbDC A CabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız D DDBbaACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABcABCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız   ABBdD Cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız Cd  AA     d d B db 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız  DCAD BC DAABCbBDacd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 0 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 1 1 25
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 0 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

281,582 74,41
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7D  -  0
CAN ALEV 90 39 25 26 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 53 53 286 2579 % 74,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız bC dA BCB DbdDCBdDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCbCBACADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız bcBCDA bAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız bcbcBD ABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız babdbcAA  B      BC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız b d   bDAcd D       

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 0 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 0 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

302,975 65,98
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7D  -  0
CEYLİN APAYDIN 90 47 34 9 35 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 50 50 257 2287 % 65,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBAbCdDaddDCBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DabDBddACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCD  D db 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDdBBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız  dbcbc dB A AbaddAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız bcCdc cCabAcBCbBDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 3 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

398,244 25,59
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7D  -  0
DORUK KONUŞKAN 90 68 20 2 61 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 19 106 887 % 25,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BcADBCBAcCdDCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDbBbdACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABD BCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız daABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CaaaAc ABbAccdDBCAdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız aDCADABCDDAbBCABDcBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

389,682 29,20
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7D  -  0
EZGİ TÜZÜNER 90 63 15 12 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 24 120 1012 % 29,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız bCBcADBCBADdADCBADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BbDCaACADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız bdBCDABDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız C CDBDbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız  Bb cBAc  B A   DBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız cBCa CADABC DAABCBDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 0 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

380,139 34,05
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7D  -  0
FURKAN ÜŞENMEZ 90 63 15 12 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 29 29 135 1180 % 34,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAADBCBADCADCBADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCDCcACADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız dABCDA DAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CcCDBD ABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız     aBcd cB cabb BCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız b CaDCADdBC DA BCBDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 1 3 25
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 1 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

299,600 67,80
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7D  -  0
OSMAN EMİN POLAT 90 46 36 8 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 52 52 266 2350 % 67,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBbdDBCBAbddDCddDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCDdBACADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız dABCaAdccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACD    dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız  cbdadA  ABbcdc DBCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız bcCCDCdcbaCDadABacDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 0 3 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 2 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

307,090 64,60
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7D  -  0
TAHİR EFE AKAN 90 47 34 9 35 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2239.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 49 49 253 2239 % 64,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BcdDBCcAbCdDbaAaCdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız Dba BddAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDA cbBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız bdadAc ABcca C BdA B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCADbaaDD dBdbBD BC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 2 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 2 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

381,120 33,47
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7D  -  0
ZEYNEP TUĞSEM GÜRBÜZ 90 64 16 10 58 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 28 133 1160 % 33,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAADBCBADCADdBADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BbDCBACADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CABCDABbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CbCDBDCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız bBd acA  dB d A   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız bBCCDCAc BCDDAcBCBDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 1 1 25
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 1 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

374,601 36,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7E  -  0
AZRA AKBULUT 90 60 25 5 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 32 141 1256 % 36,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAADBCBADC DCBADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCDCBACdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız bcBCcAcbAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız bAbDBDdABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız  BCdbBbd  Bcb bCDBCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız aBCCcCADbBCDDcAcdBDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 1 3 25
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

397,207 26,02
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7E  -  0
BERRİN POLAT 90 68 19 3 61 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 20 107 902 % 26,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAAcBCBADCADCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDDBdaACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABDAcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CbABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız bCadAcD B caca BCACa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCAcbBCDDAbBCbBDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 2 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 2 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

360,916 41,92
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7E  -  0
DEMİR AYDEMİR 90 62 28 0 52 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 39 39 166 1453 % 41,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız bCBAdDBCBADCdcCBAbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCDbBdCAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CddCcABDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACDBDCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız CBdbacAccABcdcdbDBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız bBCCDCAaccCDDAABCBDA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 2 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 2 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

474,650 1,93
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7E  -  0
ELİF HAKTANIR 90 85 3 2 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 12 67 % 1,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBADCADCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDDBCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABDABCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CdDBAAcABDA A DBCACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCADbBCDDAABCABDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 1 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 4 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

389,975 29,11
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7E  -  0
ENES EKEN 90 68 21 1 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 23 23 119 1009 % 29,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBdADBCBADdADaBADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BaaCBACADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CABCDABDcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACDBDCABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız bBCbaBAca acAdAaDBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız bBCCDCADbBCDDAABCBDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 1 3 25
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

412,236 20,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7E  -  0
ESRA NAZ HANGÜL 90 72 13 5 67 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 17 89 713 % 20,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCcADdADCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCDDBCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCbABDABCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız b aaAcDABDA   DBCA a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız aDCdcABCDDAABCABDaBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 4 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 3 1 75
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 1 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

378,866 34,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7E  -  0
EZGİ DEMİREL 90 60 18 12 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 30 30 136 1198 % 34,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCB ADBCBAbaADCBADCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCDCBACADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız   BabcdD a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CA DcD ABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız dBCC abcDABc  bCDdbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız D CaDCAD BCDDAABCBD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 2 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 0 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 0 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

362,536 41,03
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7E  -  0
FUR AN YAŞAYAN 90 57 22 11 49 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 37 37 160 1422 % 41,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBADCdDCBA CcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız baDDBCBACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BdacBDAcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız dDABBaDCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız C   A   d d   DBdbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCADABbDDAAcCdBDacC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 0 3 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 3 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

317,174 60,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7E  -  0
NAZİRE ÇELTİK 90 45 27 18 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 47 47 231 2089 % 60,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız Bc DBCB DCcDdBdaC DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız D bDB dcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız B cABcdaC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız  DdBBBcaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız  da A  AB cdc DBCd c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCdc aCDD ABCdcD BC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 3 0 75
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 1 2 25
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 1 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 1 33
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 1 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

271,397 78,22
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7F  -  0
BATUHAN KORKMAZ 90 39 38 13 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2711.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 55 55 307 2711 % 78,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BbdDBCaAD cDa ADCabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız bCDbB dAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCbABDbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız bd Bbd cdbAcdbaB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CcCdDbaaaDccBCbBD c 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 1 2 25
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 2 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 3 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 1 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

258,305 82,75
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7F  -  0
BETÜL TÜRKAN 90 29 19 42 22 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 56 56 328 2868 % 82,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız bCBAdDaCcA a D  daCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BaD  A   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 0 4 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CA CDAB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız C CDabC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız Ccdda               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız DBC  bc     D A  dDc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 0 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 1 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

362,039 41,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7F  -  0
EBRAR NİŞLİ 90 59 22 9 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 38 38 161 1433 % 41,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBADCdDCBAbCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCcDBbBAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDbBDABCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız bDABBBDaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız C aBAc daa  b    c c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CcCAcbBCDDAABCcBDDcC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 0 3 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 2 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

336,393 52,45
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7F  -  0
EBRU AKSÖZ 90 49 20 21 42 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1818.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 43 43 198 1818 % 52,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAdDBCB a AD BAaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BbaCaACd D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız C dCcAa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACDBDdABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız  B badAdb B      BCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız bBCCDC D B  DAAcCBDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 0 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 0 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

281,533 74,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7F  -  0
KEREM TAŞER 90 29 17 44 23 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 54 54 287 2580 % 74,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAADBCBAD cDC d b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız dC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız bddC AB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız C  D a  dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız   C          c    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız DBCaDabc  CDDAca    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 1 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 0 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 0 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

371,485 37,62
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7F  -  0
MAKBULE NİSA SAVAŞÇI 90 63 22 5 55 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 33 33 144 1304 % 37,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAdDBCBADddDCBADCBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DabDBdcACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCDABaABCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız CdDdA  dB bacdDBaAba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız bDCAcbBCc AABCABDD C

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 2 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 0 3 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

356,641 43,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7F  -  0
MUHAMMED     AKBULUT 90 56 25 9 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 40 40 171 1510 % 43,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAADBCBA CcDCddadBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız DCbDB dAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCcABDAB c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız CDABBcDbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız  aaddA ABDAB CDBCAdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız dbCAD Bd DAbcCbBDD C

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 4 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 1 1 50
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 0 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

301,886 66,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7F  -  584
MÜRÜVVET ARAPOĞLU 90 44 29 17 34 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 51 51 261 2307 % 66,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BAADBCBADCADCBADCBDC

Cevaplarınız BAAaBaBAcdADbdADCaDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCDDBCBACA

Cevaplarınız bCDDBddACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A BCDABDABCA

Cevaplarınız BCbdB A C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CDABBBDCCA

Cevaplarınız  DABBB  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CCDBAADABDABACDBCACB

Cevaplarınız ab aAb cB  ac  cC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CDCADABCDDAABCABDDBC

Cevaplarınız CDCAD cdDDbccCbaDDBC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 1 1 25
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 2 0 67
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 3 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

325,156 57,10
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7F  -  0
SAİD HAMZA SARP 90 48 20 22 41 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 45 45 216 1979 % 57,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAADBCBADdcDdBAaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız B DCdACA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız C BCDAdb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACbBD  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız  cC cBA  bc  d   d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız bBbCDCcD  a DcA CBDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 1 1 25
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 0 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 2 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0



7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

365,589 39,90
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7F  -  0
SUDE NAZ ERSİ N 90 60 21 9 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 36 36 154 1383 % 39,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 56 56 390 3466

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B DCBAADBCBADCADCBADCB

Cevaplarınız DCBAcDBCBA  dDbBAaCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BCDCBACADD

Cevaplarınız BCD dACAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABCDABDAB

Cevaplarınız CAcCbABDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CACDBDCABB

Cevaplarınız CACaBDbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBCCDBAADABDABACDBCA

Cevaplarınız aB aa A  dB AaA DBCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DBCCDCADABCDDAABCBDA

Cevaplarınız aBCCDCAcbBCDDAABCBDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events with definite time. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 4 2 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 4 2 1 50
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 2 2 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 3 1 2 33
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 390 3466

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B

1

%1,79

54

%96,43
  

1

%1,79
 

Doğru (%96,43)

Yanlış (%1,79)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. A
43

%76,79

3

%5,36

6

%10,71

2

%3,57

2

%3,57
 

Doğru (%76,79)

Yanlış (%19,64)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A
40

%71,43

1

%1,79

2

%3,57

11

%19,64

2

%3,57
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%25,00)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okuduklarını özetler. D
1

%1,79
 

1

%1,79

53

%94,64

1

%1,79
 

Doğru (%94,64)

Yanlış (%3,57)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B
2

%3,57

53

%94,64
  

1

%1,79
 

Doğru (%94,64)

Yanlış (%3,57)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C
1

%1,79
 

54

%96,43

1

%1,79
  

Doğru (%96,43)

Yanlış (%3,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. B
2

%3,57

49

%87,50

4

%7,14

1

%1,79
  

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metin türlerini ayırt eder. A
52

%92,86

1

%1,79
  

3

%5,36
 

Doğru (%92,86)

Yanlış (%1,79)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. D
2

%3,57

6

%10,71

4

%7,14

41

%73,21

3

%5,36
 

Doğru (%73,21)

Yanlış (%21,43)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki anlatım biçimlerini belirler. C
5

%8,93

1

%1,79

35

%62,50

10

%17,86

5

%8,93
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%28,57)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. A
25

%44,64

1

%1,79

9

%16,07

19

%33,93

2

%3,57
 

Doğru (%44,64)

Yanlış (%51,79)

Boş (%3,57)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 390 3466

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. D  
1

%1,79

1

%1,79

54

%96,43
  

Doğru (%96,43)

Yanlış (%3,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. C
3

%5,36

8

%14,29

39

%69,64

4

%7,14

2

%3,57
 

Doğru (%69,64)

Yanlış (%26,79)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B
4

%7,14

40

%71,43

1

%1,79

6

%10,71

5

%8,93
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%19,64)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz
okur. A

45

%80,36
  

11

%19,64
  

Doğru (%80,36)

Yanlış (%19,64)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. D
13

%23,21

2

%3,57
 

38

%67,86

3

%5,36
 

Doğru (%67,86)

Yanlış (%26,79)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. C

1

%1,79

1

%1,79

53

%94,64

1

%1,79
  

Doğru (%94,64)

Yanlış (%5,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. B
8

%14,29

36

%64,29

1

%1,79

8

%14,29

3

%5,36
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%30,36)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. D  

11

%19,64

1

%1,79

44

%78,57
  

Doğru (%78,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. C
1

%1,79
 

55

%98,21
   

Doğru (%98,21)

Yanlış (%1,79)

Boş (%0,00)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. D

4

%7,14

5

%8,93
 

45

%80,36

2

%3,57
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%16,07)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. C

3

%5,36

4

%7,14

42

%75,00

2

%3,57

5

%8,93
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%16,07)

Boş (%8,93)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 390 3466

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler
üzerinden analiz eder. D

3

%5,36

10

%17,86

6

%10,71

32

%57,14

5

%8,93
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%33,93)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu
ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve
ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

D  
9

%16,07

1

%1,79

42

%75,00

4

%7,14
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%17,86)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. B  

55

%98,21
 

1

%1,79
  

Doğru (%98,21)

Yanlış (%1,79)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı
Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. C

5

%8,93

9

%16,07

27

%48,21

10

%17,86

5

%8,93
 

Doğru (%48,21)

Yanlış (%42,86)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı
Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B

8

%14,29

30

%53,57

2

%3,57

13

%23,21

3

%5,36
 

Doğru (%53,57)

Yanlış (%41,07)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır
ve sorumluluklarını yerine getirir. A

48

%85,71

1

%1,79

3

%5,36

3

%5,36

1

%1,79
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%12,50)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış
sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. C

4

%7,14

1

%1,79

45

%80,36

4

%7,14

2

%3,57
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%16,07)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler
üzerinden analiz eder. A

46

%82,14

1

%1,79

1

%1,79

6

%10,71

2

%3,57
 

Doğru (%82,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%3,57)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. B
1

%1,79

50

%89,29

1

%1,79

3

%5,36

1

%1,79
 

Doğru (%89,29)

Yanlış (%8,93)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile
ahiret inancı arasında ilişki kurar. C

2

%3,57
 

51

%91,07

1

%1,79

2

%3,57
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%5,36)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. D
2

%3,57

8

%14,29

9

%16,07

33

%58,93

4

%7,14
 

Doğru (%58,93)

Yanlış (%33,93)

Boş (%7,14)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 390 3466

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. A
50

%89,29

1

%1,79

3

%5,36

1

%1,79

1

%1,79
 

Doğru (%89,29)

Yanlış (%8,93)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Haccın yapılışını özetler. B
4

%7,14

37

%66,07

1

%1,79

5

%8,93

9

%16,07
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%17,86)

Boş (%16,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. D
1

%1,79

7

%12,50

10

%17,86

34

%60,71

4

%7,14
 

Doğru (%60,71)

Yanlış (%32,14)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Haccın yapılışını özetler. A
32

%57,14

4

%7,14

6

%10,71

1

%1,79

13

%23,21
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%19,64)

Boş (%23,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler
ışığında yorumlar. B

5

%8,93

33

%58,93

5

%8,93

5

%8,93

8

%14,29
 

Doğru (%58,93)

Yanlış (%26,79)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Haccın yapılışını özetler. C
5

%8,93

5

%8,93

40

%71,43

2

%3,57

4

%7,14
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%21,43)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. A
32

%57,14

1

%1,79

5

%8,93

5

%8,93

13

%23,21
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%19,64)

Boş (%23,21)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. C  

3

%5,36

43

%76,79

2

%3,57

8

%14,29
 

Doğru (%76,79)

Yanlış (%8,93)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts on sports. D

4

%7,14

3

%5,36

2

%3,57

45

%80,36

2

%3,57
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%16,07)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. A

49

%87,50
  

3

%5,36

4

%7,14
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%5,36)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. B  

53

%94,64
 

2

%3,57

1

%1,79
 

Doğru (%94,64)

Yanlış (%3,57)

Boş (%1,79)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 390 3466

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about past events with
definite time. B  

55

%98,21
  

1

%1,79
 

Doğru (%98,21)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to talk about routines/daily
activities by using frequency adverbs and giving
explanations and reasons.

B
2

%3,57

48

%85,71

2

%3,57

2

%3,57

2

%3,57
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%10,71)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

D
1

%1,79

2

%3,57

1

%1,79

50

%89,29

2

%3,57
 

Doğru (%89,29)

Yanlış (%7,14)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to spot specific information
about names and dates in past events in written texts. C

6

%10,71

5

%8,93

28

%50,00

7

%12,50

10

%17,86
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%32,14)

Boş (%17,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts on sports. C

2

%3,57

2

%3,57

52

%92,86
   

Doğru (%92,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to spot specific information
about names and dates in past events in written texts. A

39

%69,64

5

%8,93

4

%7,14

2

%3,57

6

%10,71
 

Doğru (%69,64)

Yanlış (%19,64)

Boş (%10,71)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. C

2

%3,57

11

%19,64

29

%51,79

3

%5,36

11

%19,64
 

Doğru (%51,79)

Yanlış (%28,57)

Boş (%19,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini
yapar. C

6

%10,71

7

%12,50

14

%25,00

15

%26,79

14

%25,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri
rasyonel sayı olarak ifade eder. D

30

%53,57

4

%7,14

4

%7,14

9

%16,07

9

%16,07
 

Doğru (%16,07)

Yanlış (%67,86)

Boş (%16,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren
problemleri çözer. B

4

%7,14

26

%46,43

7

%12,50

8

%14,29

11

%19,64
 

Doğru (%46,43)

Yanlış (%33,93)

Boş (%19,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. A

43

%76,79

7

%12,50

2

%3,57

1

%1,79

3

%5,36
 

Doğru (%76,79)

Yanlış (%17,86)

Boş (%5,36)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 390 3466

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. A
13

%23,21

2

%3,57

24

%42,86

7

%12,50

10

%17,86
 

Doğru (%23,21)

Yanlış (%58,93)

Boş (%17,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. D

5

%8,93

3

%5,36

3

%5,36

15

%26,79

30

%53,57
 

Doğru (%26,79)

Yanlış (%19,64)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. A

20

%35,71

4

%7,14

8

%14,29

7

%12,50

17

%30,36
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%33,93)

Boş (%30,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. B
2

%3,57

44

%78,57

1

%1,79

6

%10,71

3

%5,36
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%16,07)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. D
1

%1,79

5

%8,93

5

%8,93

23

%41,07

22

%39,29
 

Doğru (%41,07)

Yanlış (%19,64)

Boş (%39,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. A
24

%42,86

4

%7,14

8

%14,29

7

%12,50

13

%23,21
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%33,93)

Boş (%23,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. B
14

%25,00

3

%5,36

11

%19,64

7

%12,50

21

%37,50
 

Doğru (%5,36)

Yanlış (%57,14)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini
yapar. A

23

%41,07

4

%7,14

11

%19,64

4

%7,14

14

%25,00
 

Doğru (%41,07)

Yanlış (%33,93)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. C
3

%5,36

6

%10,71

15

%26,79

7

%12,50

25

%44,64
 

Doğru (%26,79)

Yanlış (%28,57)

Boş (%44,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini
yapar. D

4

%7,14
 

2

%3,57

30

%53,57

20

%35,71
 

Doğru (%53,57)

Yanlış (%10,71)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar. B

1

%1,79

44

%78,57

2

%3,57

5

%8,93

4

%7,14
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. C

10

%17,86

2

%3,57

27

%48,21

10

%17,86

7

%12,50
 

Doğru (%48,21)

Yanlış (%39,29)

Boş (%12,50)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 390 3466

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. A
37

%66,07

3

%5,36

3

%5,36

5

%8,93

8

%14,29
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%19,64)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar. C

3

%5,36

7

%12,50

19

%33,93

5

%8,93

22

%39,29
 

Doğru (%33,93)

Yanlış (%26,79)

Boş (%39,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. B
6

%10,71

36

%64,29

6

%10,71

1

%1,79

7

%12,50
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%23,21)

Boş (%12,50)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve
alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. C

14

%25,00

2

%3,57

33

%58,93

1

%1,79

6

%10,71
 

Doğru (%58,93)

Yanlış (%30,36)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yıldız kavramını açıklar. D  
1

%1,79

5

%8,93

46

%82,14

4

%7,14
 

Doğru (%82,14)

Yanlış (%10,71)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden
oluştuğunu açıklar. C

2

%3,57

1

%1,79

51

%91,07

1

%1,79

1

%1,79
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%7,14)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mayozun canlılar için önemini açıklar. A
39

%69,64

2

%3,57

4

%7,14

9

%16,07

2

%3,57
 

Doğru (%69,64)

Yanlış (%26,79)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak
adlandırır. D

1

%1,79
 

12

%21,43

41

%73,21

2

%3,57
 

Doğru (%73,21)

Yanlış (%23,21)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak
adlandırır. A

19

%33,93

17

%30,36

1

%1,79

3

%5,36

16

%28,57
 

Doğru (%33,93)

Yanlış (%37,50)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. B
6

%10,71

40

%71,43

6

%10,71
 

4

%7,14
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%21,43)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. C
5

%8,93

1

%1,79

42

%75,00

5

%8,93

3

%5,36
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%19,64)

Boş (%5,36)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER 7.SINIF SON VİRAJ 2.DENEME

Okul İlçe İl Genel

56 56 390 3466

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak
adlandırır. D

4

%7,14
 

1

%1,79

41

%73,21

10

%17,86
 

Doğru (%73,21)

Yanlış (%8,93)

Boş (%17,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve
alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. D

2

%3,57

1

%1,79

1

%1,79

51

%91,07

1

%1,79
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%7,14)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. A
46

%82,14

1

%1,79

3

%5,36

2

%3,57

4

%7,14
 

Doğru (%82,14)

Yanlış (%10,71)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. A
39

%69,64

8

%14,29

6

%10,71

1

%1,79

2

%3,57
 

Doğru (%69,64)

Yanlış (%26,79)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl
gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. B

1

%1,79

42

%75,00

6

%10,71

3

%5,36

4

%7,14
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%17,86)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve
görevleri açısından karşılaştırır. C

1

%1,79
 

47

%83,93

5

%8,93

3

%5,36
 

Doğru (%83,93)

Yanlış (%10,71)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve
görevleri açısından karşılaştırır. A

18

%32,14

19

%33,93

7

%12,50

7

%12,50

5

%8,93
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%58,93)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini
açıklar. B

1

%1,79

49

%87,50

3

%5,36

1

%1,79

2

%3,57
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%8,93)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. D    
52

%92,86

4

%7,14
 

Doğru (%92,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve
görevleri açısından karşılaştırır. D

6

%10,71

20

%35,71

4

%7,14

23

%41,07

3

%5,36
 

Doğru (%41,07)

Yanlış (%53,57)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri
temelinde açıklar. B

1

%1,79

44

%78,57

6

%10,71
 

5

%8,93
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%12,50)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Galaksilerin yapısını açıklar. C  
2

%3,57

50

%89,29

3

%5,36

1

%1,79
 

Doğru (%89,29)

Yanlış (%8,93)

Boş (%1,79)
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