
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 381 381 774 7711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970

Okul Ortalaması 13 6 10,98 7 3 5,77 7 3 5,87 7 2 6,56 9 5 7,11 13 5 11,41 55 23 47,70 350,440

KATILIMLAR

1 0 POYRAZ BADEM 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 0 19,00 88 1 87,67 493,657 1 1 1 1 2
% 0,03

2 0 İKRA BOZHALAN 8 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 1 17,67 86 3 85,00 485,939 1 2 2 3 12
% 0,16

3 0 EYMEN SUNMAZ 8 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 0 19,00 85 4 83,66 479,848 2 3 3 4 22
% 0,29

4 0 EGEMEN DENİZ 8 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 19 0 19,00 82 7 79,66 468,986 3 4 4 8 64
% 0,83

5 0 ZEYNEP ADANALI 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 16 3 15,00 83 6 81,00 465,558 4 5 5 9 78
% 1,01

6 0 MEHMET YAVUZ GÖRAL8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 1 17,67 83 6 81,00 465,220 5 6 6 11 81
% 1,05

7 0 NİHAT EGE TAŞ 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 1 17,67 83 6 81,01 465,095 6 7 7 13 83
% 1,08

8 0 ÇINAR BUZKURT 8 18 2 17,33 8 2 7,33 8 0 8,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 0 19,00 81 6 78,99 464,707 7 8 8 15 86
% 1,12

9 0 NİLDA ÇİNGİRT 8 18 1 17,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 2 16,33 82 6 80,00 464,622 8 9 9 17 89
% 1,15

10 0 KAYRA SAYAR 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 1 17,67 82 7 79,67 462,752 2 10 10 18 100
% 1,30

11 0 FATMA TÜRK 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 0 18,00 17 2 16,33 82 5 80,33 462,554 3 11 11 19 102
% 1,32

12 0 İREM SAYIR 8 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 19 0 19,00 81 7 78,67 462,116 9 12 12 21 104
% 1,35

13 0 KÜBRA NUR TARI 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 1 17,67 83 6 81,00 461,640 4 13 13 23 108
% 1,40

14 0 ASLI LİDYA ÇAKMAK 8 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 18 1 17,67 81 8 78,34 460,598 10 14 14 25 118
% 1,53

15 0 BURAK DAYIOĞLU 8 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 18 1 17,67 81 8 78,35 460,425 11 15 15 26 120
% 1,56

16 0 ALİ TUNA YILMAZ 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 1 17,67 82 7 79,67 459,424 12 16 16 28 125
% 1,62

17 0 BEYLEM SARI 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 1 17,67 82 7 79,67 459,424 12 16 16 28 125
% 1,62

18 0 ARDA ATA EKİN 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 17 2 16,33 81 7 78,66 458,794 1 18 18 31 136
% 1,76

19 0 CEMRE SU ÜNAL 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 18 1 17,67 81 7 78,68 458,309 14 19 19 32 138
% 1,79

20 0 BORAN ŞENVER  16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 19 0 19,00 80 8 77,34 456,319 1 20 20 33 150
% 1,95

21 0 EYMEN AKGÜN 8 17 3 16,00 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 2 16,33 80 8 77,33 455,714 15 21 21 34 151
% 1,96

22 0 KÜBRA NUR Dİ * 8A 18 1 17,67 8 1 7,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 3 14,00 19 0 19,00 79 6 77,01 454,321 5 22 22 37 167
% 2,17

23 0 MEHMET KAAN GÖKTEKİN8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 19 0 19,00 81 6 79,00 452,965 16 23 23 39 182
% 2,36

24 0 ŞERİFE HACI 8 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 18 1 17,67 80 8 77,34 452,829 17 24 24 40 183
% 2,37

25 0 BERKE EFE UGUR 8 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 18 1 17,67 79 9 76,00 450,944 18 25 25 42 205
% 2,66

26 0 ARDA TAYLAN 8 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 17 2 16,33 79 9 76,00 450,781 19 26 26 43 207
% 2,68

27 0 CEREN KINAY 8 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 17 2 16,33 80 8 77,34 449,543 20 27 27 45 221
% 2,87

28 0 BETÜL ESENKAYA 8 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 17 2 16,33 79 10 75,67 449,504 21 28 28 46 222
% 2,88

29 0 ATA YİĞİT KAYAN 8 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 18 1 17,67 19 0 19,00 78 10 74,66 447,468 22 29 29 49 250
% 3,24

30 0 EREN BURŞUK 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 0 19,00 78 11 74,34 446,493 6 30 30 51 257
% 3,33

31 0 EREN NAYMANOL 8 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 17 2 16,33 79 10 75,66 446,035 23 31 31 52 262
% 3,40

32 0 ENES ULUBAŞ 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 17 2 16,33 79 8 76,33 445,542 24 32 32 53 263
% 3,41

33 0 İ ARDA GÜLMEZ 8 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 18 1 17,67 79 10 75,68 445,424 25 33 33 55 265
% 3,44
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Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970

Okul Ortalaması 13 6 10,98 7 3 5,77 7 3 5,87 7 2 6,56 9 5 7,11 13 5 11,41 55 23 47,70 350,440

KATILIMLAR

34 0 DURU POLAT 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 17 2 16,33 18 1 17,67 77 11 73,33 445,356 7 34 34 56 266
% 3,45

35 0 NİSA KABADAYI 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 17 2 16,33 17 2 16,33 78 10 74,67 445,125 26 35 35 57 271
% 3,51

36 0 ÇINAR EKİNCİ 8 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 4 13,67 18 1 17,67 78 10 74,68 445,082 27 36 36 59 275
% 3,57

37 0 BERK YILDIZ 8 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 16 3 15,00 18 1 17,67 78 10 74,68 444,956 28 37 37 61 280
% 3,63

38 0 MEHMET ONUR BARIK 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 16 4 14,67 18 1 17,67 77 12 73,01 444,270 8 38 38 64 288
% 3,73

39 0 KAĞAN KAFA 8 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 16 3 15,00 77 12 73,00 441,013 29 39 39 65 319
% 4,14

40 0 MUSTAFA ESER 8S 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 3 13,00 18 1 17,67 77 9 74,01 438,983 1 40 40 67 344
% 4,46

41 0 MERYEM KAYGISIZ 8 16 3 15,00 9 0 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 1 14,67 17 2 16,33 77 6 75,00 438,787 30 41 41 69 349
% 4,53

42 0 MERVE SARGIN 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 1 14,67 18 1 17,67 75 10 71,67 438,584 2 42 42 72 356
% 4,62

43 0 MUSTAFA EFE ALABAY 8S 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 18 1 17,67 16 3 15,00 75 13 70,66 438,534 2 43 43 73 357
% 4,63

44 0 MEHMET KEREM GÜRKAN8A 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 17 2 16,33 78 11 74,33 436,532 9 44 44 75 393
% 5,10

45 0 GÜLSU DOĞAN 8S 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 16 2 15,33 16 3 15,00 75 12 70,99 436,418 3 45 45 76 395
% 5,12

46 0 ÇİĞDEM KILINÇLAR 8 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 11 3 10,00 17 1 16,67 75 7 72,68 433,690 31 46 46 79 437
% 5,67

47 0 İSMAİL ATA SARUHAN 8 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 17 2 16,33 77 11 73,33 432,405 32 47 47 81 460
% 5,97

48 0 BELİNAY ÇELİK  16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 17 2 16,33 77 12 73,00 430,796 2 48 48 83 477
% 6,19

49 0 KAĞAN ÇAPANİK 8 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 17 3 16,00 18 1 17,67 74 15 69,00 430,651 33 49 49 84 479
% 6,21

50 0 CEMRE KAYA 8 17 3 16,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 13 6 11,00 19 0 19,00 75 13 70,67 430,075 34 50 50 85 492
% 6,38

51 0 SEMİH ONUR TAŞKIN 8 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 14 5 12,33 18 1 17,67 76 12 72,01 429,829 35 51 51 88 500
% 6,48

52 764 YİĞİT EREN AKYOL 8 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 3 13,00 17 2 16,33 76 10 72,67 429,379 36 52 52 90 508
% 6,59

53 0 BELİNAY YÜCEL 8 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 2 14,33 17 2 16,33 74 12 70,00 428,923 37 53 53 92 516
% 6,69

54 0 SEYYİD AHMED ERKOL8 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 2 15,33 15 4 13,67 74 13 69,67 427,652 38 54 54 93 533
% 6,91

55 0 TOPRAK ÖTEN 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 18 1 17,67 75 14 70,34 426,274 3 55 55 96 553
% 7,17

56 0 HİRA NUR SAVAŞ 8 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 15 4 13,67 74 14 69,34 426,029 39 56 56 97 556
% 7,21

57 0 NAZLI LARA ALTINOK 8 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 11 9 8,00 18 1 17,67 75 14 70,34 425,940 40 57 57 99 558
% 7,24

58 0 DOĞA ÖZCAN  18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 13 6 11,00 75 14 70,34 423,837 3 58 58 102 595
% 7,72

59 0 BİLGEHAN ALTINTAŞ 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 3 15,00 15 4 13,67 74 14 69,34 422,970 10 59 59 103 601
% 7,79

60 0 EMRE KURNAZ 8 16 4 14,67 8 2 7,33 9 0 9,00 8 1 7,67 14 4 12,67 17 2 16,33 72 13 67,67 420,643 41 60 60 107 637
% 8,26

61 0 İKRA KELEŞ 8 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 3 12,00 15 3 14,00 73 10 69,67 420,527 42 61 61 109 639
% 8,29

62 0 SELEN AKTEMUR 8 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 3 13,00 15 4 13,67 71 15 66,01 419,093 43 62 62 111 668
% 8,66

63 0 AYŞE SEMİZ 8 19 1 18,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 0 10,00 12 6 10,00 15 4 13,67 73 13 68,67 418,574 44 63 63 113 678
% 8,79

64 0 AYŞEGÜL GÜMÜŞ 8 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 6 6,00 19 0 19,00 73 9 70,00 418,173 45 64 64 115 681
% 8,83

65 0 EGE KABAKCI 8B 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 14 3 13,00 16 3 15,00 73 12 69,00 417,629 4 65 65 118 697
% 9,04

66 0 YUSUF ONAY 8F 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 3 14,00 16 3 15,00 73 14 68,33 417,584 1 66 66 119 699
% 9,06
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Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970
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KATILIMLAR

67 0 DENİZ GÜNEY 8 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 7 10,67 18 1 17,67 74 15 69,01 416,944 46 67 67 120 707
% 9,17

68 0 TALHA KARAKAYA 8 15 4 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 14 3 13,00 17 2 16,33 71 14 66,34 416,166 47 68 68 121 720
% 9,34

69 0 MERT CAN 8 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 5 9,33 17 2 16,33 72 13 67,66 415,465 48 69 69 124 737
% 9,56

70 0 SEVGÜL CANDAN 8 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 4 13,67 16 2 15,33 72 15 66,99 415,326 49 70 70 126 743
% 9,64

71 0 TAHA ÖNGEL 8 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 5 11,33 17 2 16,33 73 14 68,33 414,277 50 71 71 128 765
% 9,92

72 0 KERİM DAVUTOĞLU 8S 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 3 13,00 17 2 16,33 72 14 67,33 413,353 4 72 72 131 783
% 10

73 0 NAZLIM EREN ŞEN 8 13 7 10,67 9 1 8,67 8 1 7,67 8 1 7,67 16 4 14,67 17 1 16,67 71 15 66,02 412,818 51 73 73 134 797
% 10

74 0 GÖKÇEN POLAT 8 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 5 11,33 16 3 15,00 72 15 67,00 412,672 52 74 74 136 799
% 10

75 0 BÜŞRA MELEK KAHRAMAN8 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 13 4 11,67 17 2 16,33 71 14 66,34 412,176 53 75 75 138 808
% 10

76 0 EFE EKİCİ 8 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 4 12,67 18 1 17,67 72 15 67,01 411,640 54 76 76 140 825
% 11

77 0 FURKAN GÜÇBİLEK 8 14 5 12,33 9 1 8,67 8 1 7,67 10 0 10,00 13 3 12,00 17 2 16,33 71 12 67,00 410,865 55 77 77 144 852
% 11

78 0 METEHAN KOYUNCU 8 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 15 5 13,33 16 3 15,00 71 18 65,00 410,205 56 78 78 145 862
% 11

79 0 DEFNE KIRDÖK  14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 17 2 16,33 71 18 64,99 410,022 4 79 79 147 867
% 11

80 0 KAAN AKYER 8 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 14 2 13,33 16 3 15,00 71 14 66,33 409,790 57 80 80 148 871
% 11

81 0 SEMİH KAYA 8 10 9 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 19 0 19,00 16 3 15,00 71 16 65,67 409,621 58 81 81 150 877
% 11

82 0 AHMET YİĞİT ÖZAY 8 13 7 10,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 19 0 19,00 14 5 12,33 69 19 62,66 408,414 59 82 82 153 903
% 12

83 0 MEHMET METEHAN AK8B 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 15 3 14,00 16 3 15,00 70 17 64,34 408,287 5 83 83 155 907
% 12

84 0 DURU KAYAPIN* 8 16 2 15,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 10 1 9,67 15 3 14,00 69 7 66,67 407,280 60 84 84 156 925
% 12

85 0 SUDE ÜSTÜNTAŞ 8 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 14 3 13,00 19 0 19,00 68 18 62,00 406,940 61 85 85 158 933
% 12

86 0 MERYEM ELİF AKTAN 8 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 14 4 12,67 16 3 15,00 69 18 62,99 405,675 62 86 86 159 960
% 12

87 0 KAAN YÜCE  14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 3 13,00 15 4 13,67 71 15 66,01 405,087 5 87 87 161 968
% 13

88 0 HASAN FURKANOĞLU 8 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 13 7 10,67 15 4 13,67 70 19 63,68 404,955 63 88 88 162 974
% 13

89 0 HAKAN ÖZTÜRK  14 6 12,00 8 2 7,33 9 0 9,00 8 2 7,33 15 3 14,00 15 4 13,67 69 17 63,33 403,213 6 89 89 164 1007
% 13

90 0 DURU ULUDAĞ 8B 15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 13 5 11,33 15 4 13,67 70 16 64,67 402,506 6 90 90 165 1022
% 13

91 0 AYŞE SURA YAVAŞ 8 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 13 4 11,67 16 3 15,00 70 16 64,67 401,864 64 91 91 169 1041
% 14

92 0 EFE AYDIN ULAŞ 8 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 16 3 15,00 15 4 13,67 68 20 61,34 401,041 65 92 92 171 1061
% 14

93 0 YAĞMUR KORKAK 8 13 5 11,33 10 0 10,00 7 2 6,33 10 0 10,00 14 3 13,00 15 3 14,00 69 13 64,66 400,826 66 93 93 172 1063
% 14

94 0 ECE ÇELİKKOL 8 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 15 2 14,33 15 3 14,00 68 16 62,66 399,982 67 94 94 175 1080
% 14

95 0 İREM ZEHRA KAYAOĞLU8 13 5 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 1 1,67 15 3 14,00 17 2 16,33 63 15 57,99 399,606 68 95 95 178 1090
% 14

96 0 SİNEM ELİF EVRAN 8 15 5 13,33 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 11 3 10,00 16 3 15,00 68 14 63,34 399,194 69 96 96 179 1099
% 14

97 0 NİSA DİKEN 8 19 1 18,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 7 7,67 14 5 12,33 68 18 62,00 398,082 70 97 97 182 1130
% 15

98 0 ELİF BEYZA YILDIRIM  13 5 11,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 4 8,67 18 0 18,00 67 13 62,67 397,002 7 98 98 185 1159
% 15

99 0 METE KAVASOĞLU 8 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 3 14,00 14 5 12,33 68 19 61,67 396,668 71 99 99 186 1167
% 15
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Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970

Okul Ortalaması 13 6 10,98 7 3 5,77 7 3 5,87 7 2 6,56 9 5 7,11 13 5 11,41 55 23 47,70 350,440

KATILIMLAR

100 0 EFE GİRGİNOĞLU 8E 14 5 12,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 11 4 9,67 18 1 17,67 66 17 60,34 396,629 1 100 100 187 1169
% 15

101 0 İBRAHİM EGE AKKUŞ 8 14 6 12,00 7 3 6,00 5 5 3,33 10 0 10,00 14 4 12,67 16 3 15,00 66 21 59,00 394,086 72 101 101 191 1205
% 16

102 0 ERDEM EFE KARADAŞ 8 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 9 7,00 17 2 16,33 69 19 62,66 393,947 73 102 102 193 1210
% 16

103 0 İREM BAŞKAL 8 15 4 13,67 8 1 7,67 10 0 10,00 13 1 12,67 15 3 14,00 61 9 58,01 393,644 74 103 103 194 1222
% 16

104 0 İSMAİL KARAKAYA 8 15 4 13,67 9 1 8,67 7 1 6,67 4 0 4,00 10 3 9,00 17 2 16,33 62 11 58,34 392,954 75 104 104 196 1238
% 16

105 0 BENNU YÜKSEL 8 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 8 6,33 18 1 17,67 69 17 63,34 392,717 76 105 105 200 1244
% 16

106 0 MUZAFFER SEFA DAĞLI8 13 3 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 12 2 11,33 16 3 15,00 64 14 59,32 392,700 77 106 106 202 1247
% 16

107 0 YASMİN KUŞUÇAR 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 11 4 9,67 14 4 12,67 66 17 60,34 390,574 7 107 107 205 1280
% 17

108 0 TOPRAK UZUN 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 14 4 12,67 16 3 15,00 64 23 56,34 389,859 11 108 108 206 1294
% 17

109 0 AYAZ YAVUZ 8 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 4 12,67 16 3 15,00 65 22 57,67 389,649 78 109 109 207 1300
% 17

110 0 RÜYA EFENDİOĞLU  17 2 16,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 6 6,00 15 4 13,67 66 16 60,67 389,200 8 110 110 208 1307
% 17

111 0 FIRAT KILIÇARSLAN 8 14 4 12,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 7 5 5,33 19 0 19,00 63 14 58,33 388,131 79 111 111 210 1335
% 17

112 0 BERRANUR GÜLLÜ 8 14 6 12,00 5 5 3,33 6 2 5,33 9 0 9,00 13 4 11,67 16 3 15,00 63 20 56,33 387,692 80 112 112 211 1346
% 17

113 0 EGE YUNUS DEVAY 8 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 4 10,67 12 7 9,67 67 18 61,01 387,513 81 113 113 213 1350
% 18

114 0 AZRA ADA ÇELİKKANAT8 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 9 8,00 14 5 12,33 68 21 61,00 387,492 82 114 114 214 1352
% 18

115 0 ALİ BERK BEKER 8 11 7 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 5 10,33 17 2 16,33 67 17 61,33 386,886 83 115 115 216 1364
% 18

116 0 UĞUR KAR* AFA 8 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 6 8,00 15 3 14,00 65 19 58,67 386,771 84 116 116 217 1365
% 18

117 0 ELİF GÖKSU  14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 5 8,33 17 2 16,33 65 19 58,66 386,429 9 117 117 219 1371
% 18

118 0 FATMA NUR AKAR 8 16 3 15,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 11 5 9,33 14 5 12,33 64 19 57,66 385,916 85 118 118 221 1387
% 18

119 0 ENES ADA 8D 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 16 2 15,33 15 4 13,67 65 22 57,67 385,274 1 119 119 222 1401
% 18

120 0 ECESU SANCAKTAR  15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 9 7,00 15 4 13,67 68 20 61,33 385,160 10 120 120 223 1402
% 18

121 0 AHMET ALPEREN COŞKUN 15 5 13,33 9 1 8,67 6 2 5,33 10 0 10,00 7 7 4,67 18 1 17,67 65 16 59,67 385,093 11 121 121 224 1407
% 18

122 0 CEYLİNAY ÖNDER 8 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 6 10,00 12 7 9,67 67 20 60,34 384,678 86 122 122 225 1417
% 18

123 0 DOĞA ÖNEM  14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 5 9,33 15 4 13,67 66 19 59,67 384,538 12 123 123 227 1420
% 18

124 0 CEMİL ÖNEM  12 6 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 14 4 12,67 14 4 12,67 65 19 58,67 383,044 13 124 124 230 1461
% 19

125 0 AHMET TOPALOĞLU 8 16 3 15,00 7 3 6,00 6 2 5,33 10 0 10,00 9 5 7,33 15 4 13,67 63 17 57,33 382,743 87 125 125 231 1469
% 19

126 0 BEKTAS YAĞDIRAN 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 5 12,33 13 6 11,00 67 21 60,00 382,713 8 126 126 232 1470
% 19

127 0 KAYRA ÇALIŞKAN 8 15 5 13,33 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 15 4 13,67 13 6 11,00 62 26 53,33 381,709 88 127 127 233 1490
% 19

128 0 MELİS GENÇERLER 8 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 11 8 8,33 17 2 16,33 63 24 54,99 381,215 89 128 128 236 1502
% 19

129 0 SEDEF ÖZKENT 8 14 4 12,67 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 6 7,00 15 2 14,33 64 15 59,00 380,501 90 129 129 238 1514
% 20

130 0 YİĞİT ASLAN 8B 14 5 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 5 7,33 16 3 15,00 64 18 57,99 380,450 9 130 130 240 1517
% 20

131 0 FURKAN GÜLSOY 8 13 4 11,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 3 8,00 16 3 15,00 63 15 58,00 380,387 91 131 131 241 1520
% 20

132 0 FATMA ECRİN ADIGÜZEL8 13 7 10,67 6 4 4,67 7 2 6,33 4 4 2,67 14 3 13,00 15 2 14,33 59 22 51,67 379,378 92 132 132 245 1543
% 20
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 381 381 774 7711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970

Okul Ortalaması 13 6 10,98 7 3 5,77 7 3 5,87 7 2 6,56 9 5 7,11 13 5 11,41 55 23 47,70 350,440

KATILIMLAR

133 0 EGE YILDIRIM 8 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 9 7,00 14 5 12,33 65 23 57,33 378,378 93 133 133 249 1573
% 20

134 0 POYRAZ AKGÜN 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 4 9,67 14 5 12,33 62 22 54,66 377,685 12 134 134 253 1592
% 21

135 0 ALPER SANDIKÇI  11 6 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 2 4,33 10 2 9,33 17 1 16,67 60 14 55,33 377,544 14 135 135 255 1596
% 21

136 0 ORHAN EFE ÇETİN 8 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 11 3 10,00 13 5 11,33 64 18 57,99 377,429 94 136 136 256 1602
% 21

137 0 POYRAZ ABURŞU 8 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 10 6,67 15 4 13,67 65 24 57,00 376,666 95 137 137 259 1625
% 21

138 0 BERKAY ULUYURT 8 12 5 10,33 7 3 6,00 9 0 9,00 6 3 5,00 12 5 10,33 15 4 13,67 61 20 54,33 374,637 96 138 138 262 1670
% 22

139 0 ECRİN ÇİÇEK 8C 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 4 5,67 14 4 12,67 62 17 56,35 374,194 1 139 139 263 1682
% 22

140 0 BEYZANUR KAVAKLI 8 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 10 5,67 16 3 15,00 65 23 57,34 373,812 97 140 140 264 1690
% 22

141 0 BERTUĞ GÜZEL 8 14 6 12,00 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 8 6,33 17 2 16,33 62 24 53,99 373,807 98 141 141 266 1692
% 22

142 0 SEREN YAVUZKASAP 8 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 6 9,00 16 2 15,33 63 22 55,66 373,544 99 142 142 268 1697
% 22

143 777 OSMAM BATUR DİLEK 8B 12 8 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 16 4 14,67 12 7 9,67 63 26 54,34 372,456 10 143 143 270 1722
% 22

144 0 TUĞÇE NUR ŞAYAN 8 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 5 9,33 15 3 14,00 63 21 56,00 372,104 100 144 144 271 1733
% 22

145 0 BATUHAN DEĞİRMENCİ8 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 7 6,67 17 2 16,33 62 23 54,33 371,849 101 145 145 272 1736
% 23

146 0 DAMLA KÖSE 8 14 6 12,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 11 3 10,00 15 4 13,67 59 24 51,00 371,005 102 146 146 273 1761
% 23

147 0 MUHAMMET PEKTAŞ 8 13 7 10,67 10 0 10,00 7 3 6,00 2 3 1,00 9 5 7,33 17 1 16,67 58 19 51,67 370,624 103 147 147 274 1772
% 23

148 0 ALİ ÖZEL 8 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 4 3,67 11 3 10,00 14 5 12,33 59 23 51,33 369,471 104 148 148 276 1789
% 23

149 0 DİLVİN BUDAKÇI 8 13 5 11,33 8 2 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 10 4 8,67 14 4 12,67 60 19 53,66 368,440 105 149 149 278 1812
% 23

150 0 DOĞA ÇAVDAR 8 15 5 13,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 7 2 6,33 15 4 13,67 59 19 52,67 367,761 106 150 150 280 1823
% 24

151 0 EREN SAĞOL 8 11 9 8,00 7 3 6,00 6 2 5,33 5 3 4,00 15 3 14,00 14 4 12,67 58 24 50,00 367,488 107 151 151 282 1833
% 24

152 0 YAVUZ BAŞER 8 15 5 13,33 5 4 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 12 4 10,67 11 7 8,67 60 23 52,34 367,473 108 152 152 284 1835
% 24

153 0 ZEYNEP DURU SOM 8 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 12 6 10,00 13 6 11,00 60 27 51,00 365,066 109 153 153 287 1891
% 25

154 0 BERTUĞ EYMEN 8 9 10 5,67 5 2 4,33 9 1 8,67 7 0 7,00 12 5 10,33 17 2 16,33 59 20 52,33 364,966 110 154 154 289 1894
% 25

155 306 ELA NAZ ÜNLÜBAŞ 8C 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 8 7,33 13 6 11,00 63 24 55,00 364,395 2 155 155 292 1910
% 25

156 0 ANIL ÖZ 8 15 4 13,67 9 1 8,67 5 4 3,67 10 0 10,00 6 10 2,67 16 3 15,00 61 22 53,68 363,867 111 156 156 294 1923
% 25

157 0 YAĞMUR ALTINKARGI  15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 8 4,33 15 4 13,67 61 23 53,33 363,688 15 157 157 296 1931
% 25

158 0 AFFAN PALA 8 13 5 11,33 8 2 7,33 7 2 6,33 1 1 0,67 8 2 7,33 16 3 15,00 53 15 47,99 362,343 112 158 158 299 1973
% 26

159 0 BÜŞRA UYSAL 8 13 7 10,67 6 3 5,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 9 6,00 16 2 15,33 60 25 51,67 362,182 113 159 159 302 1979
% 26

160 0 ENSAR KOÇAK 8B 13 6 11,00 9 1 8,67 5 4 3,67 9 1 8,67 7 6 5,00 16 2 15,33 59 20 52,34 361,562 11 160 160 304 2001
% 26

161 0 EYMEN AŞKIN 8 15 4 13,67 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 4 5,67 13 3 12,00 57 18 51,00 361,095 114 161 161 308 2020
% 26

162 0 BİRSEN NUR YURTTAŞ  13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 12 5 10,33 13 6 11,00 59 27 50,01 360,166 16 162 162 311 2038
% 26

163 0 ECRİNNUR * CE LAN 8 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 9 1 8,67 9 6 7,00 17 2 16,33 58 26 49,33 359,667 115 163 163 312 2056
% 27

164 0 KIVANÇ ARI  13 6 11,00 5 4 3,67 4 0 4,00 7 1 6,67 9 3 8,00 15 2 14,33 53 16 47,67 359,501 17 164 164 314 2061
% 27

165 0 YAĞMUR YAĞIZ 8 15 4 13,67 6 3 5,00 7 3 6,00 2 5 0,33 9 4 7,67 14 4 12,67 53 23 45,34 359,262 116 165 165 315 2069
% 27
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 381 381 774 7711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970

Okul Ortalaması 13 6 10,98 7 3 5,77 7 3 5,87 7 2 6,56 9 5 7,11 13 5 11,41 55 23 47,70 350,440

KATILIMLAR

166 0 E EN GÜLTOMRUK 8 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 5 6,33 13 5 11,33 61 20 54,33 358,570 117 166 166 317 2087
% 27

167 0 BEYZA DOĞA AKGÜL 8D 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 8 6,33 14 4 12,67 60 25 51,68 357,629 2 167 167 318 2115
% 27

168 0 MUHAMMED BAKAN 8 14 6 12,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 6 7 3,67 16 3 15,00 58 23 50,34 357,449 118 168 168 319 2121
% 28

169 0 EYLÜL NUR KAVUKÇU 8 14 5 12,33 6 3 5,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 3 3,00 15 4 13,67 58 16 52,67 357,389 119 169 169 322 2126
% 28

170 0 EREN ALTINTOP 8 12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 7 7,67 15 2 14,33 58 26 49,33 356,987 120 170 170 324 2140
% 28

171 0 AYŞEGÜL ASANA 8 16 4 14,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 10 6 8,00 11 7 8,67 57 26 48,34 356,701 121 171 171 326 2148
% 28

172 0 MUSTAFA KİŞ 8C 10 10 6,67 8 2 7,33 6 3 5,00 7 2 6,33 10 3 9,00 16 2 15,33 57 22 49,66 356,532 3 172 172 328 2151
% 28

173 0 ALİ AKSOY 8C 17 3 16,00 3 7 0,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 9 5,00 13 6 11,00 57 29 47,34 356,032 4 173 173 329 2165
% 28

174 0 ADEM TOPRAK PEKTAŞ8A 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 8 7,33 12 7 9,67 59 28 49,66 355,919 13 174 174 330 2167
% 28

175 0 DURU SANGU 8E 13 6 11,00 6 4 4,67 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 15 3 14,00 55 20 48,33 355,604 2 175 175 333 2178
% 28

176 0 HAZAL YIL*Z 8 13 6 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 4 5,67 12 5 10,33 60 17 54,33 355,590 122 176 176 334 2179
% 28

177 0 CEYLİN ÖZCAN 8 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 2 2 1,33 12 2 11,33 12 7 9,67 54 23 46,33 355,138 123 177 177 336 2189
% 28

178 0 ERVA GÖRDESLİ 8 15 5 13,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 4 4,67 6 4 4,67 15 3 14,00 54 23 46,34 354,321 124 178 178 337 2214
% 29

179 0 BERKER ERKLİ 8 16 4 14,67 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 2 3,33 14 5 12,33 55 20 48,32 354,124 125 179 179 338 2219
% 29

180 0 KAYRA AKTÜRK 8 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 1 2,67 3 1 2,67 17 2 16,33 53 13 48,67 353,996 126 180 180 340 2225
% 29

181 0 DORUK DEMİRCİ 8 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 8 7 5,67 12 7 9,67 57 26 48,34 353,958 127 181 181 342 2229
% 29

182 0 NEHİR PELİTLİ 8 17 3 16,00 5 4 3,67 4 2 3,33 5 2 4,33 5 5 3,33 15 4 13,67 51 20 44,33 353,854 128 182 182 344 2234
% 29

183 0 IRMAK OMRANDI 8 12 7 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 5 8,33 13 5 11,33 58 24 50,00 353,436 129 183 183 346 2244
% 29

184 0 FATİH AKTAŞ 8 12 6 10,00 6 3 5,00 5 4 3,67 6 2 5,33 10 5 8,33 15 4 13,67 54 24 46,00 353,392 130 184 184 348 2248
% 29

185 0 ALİ HAMARAT 8E 11 7 8,67 5 4 3,67 7 3 6,00 8 1 7,67 10 7 7,67 15 2 14,33 56 24 48,01 353,246 3 185 185 350 2253
% 29

186 0 DEFNE ACAR  13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 10 2,67 15 4 13,67 61 24 53,01 352,920 18 186 186 352 2265
% 29

187 0 EDİZ KAAN YAZGÜN  16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 8 8 5,33 12 7 9,67 57 28 47,67 352,448 19 187 187 353 2271
% 29

188 0 MUSTAFA PA A 8 11 9 8,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 13 4 11,67 15 4 13,67 54 32 43,34 352,138 131 188 188 354 2286
% 30

189 0 AHMET FÖR  13 6 11,00 9 1 8,67 9 0 9,00 5 3 4,00 8 5 6,33 12 4 10,67 56 19 49,67 351,068 20 189 189 357 2319
% 30

190 0 ELA ALPARSLAN 8 13 5 11,33 4 4 2,67 10 0 10,00 6 3 5,00 8 8 5,33 14 4 12,67 55 24 47,00 349,952 132 190 190 358 2353
% 31

191 0 ELA GÜLSU AKAR 8 12 1 11,67 1 0 1,00 4 2 3,33 7 0 7,00 6 4 4,67 16 0 16,00 46 7 43,67 349,903 133 191 191 359 2354
% 31

192 0 EMİR GÜLTEKİN 8 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 8 8 5,33 14 5 12,33 56 29 46,32 349,436 134 192 192 361 2367
% 31

193 0 EBPU BALTAŞ 8 14 6 12,00 6 4 4,67 5 5 3,33 10 0 10,00 8 5 6,33 13 6 11,00 56 26 47,33 348,428 135 193 193 362 2393
% 31

194 0 ELİF GÖKDERE  13 5 11,33 6 4 4,67 7 2 6,33 9 1 8,67 6 9 3,00 15 3 14,00 56 24 48,00 347,420 21 194 194 365 2416
% 31

195 0 EMRE ANADOLU 8 13 6 11,00 7 3 6,00 7 2 6,33 7 1 6,67 9 2 8,33 11 6 9,00 54 20 47,33 347,221 136 195 195 366 2420
% 31

196 0 YUSUF CEYRAN 8E 15 5 13,33 6 4 4,67 4 4 2,67 8 1 7,67 9 3 8,00 11 7 8,67 53 24 45,01 346,900 4 196 196 368 2431
% 32

197 0 YAĞMUR GÖRÜR 8 16 3 15,00 7 3 6,00 5 3 4,00 9 1 8,67 6 6 4,00 11 5 9,33 54 21 47,00 346,141 137 197 197 371 2452
% 32

198 0 GÖKÇENAZ EREL  12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 5 7,33 12 7 9,67 58 25 49,66 345,811 22 198 198 373 2462
% 32
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 381 381 774 7711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970

Okul Ortalaması 13 6 10,98 7 3 5,77 7 3 5,87 7 2 6,56 9 5 7,11 13 5 11,41 55 23 47,70 350,440

KATILIMLAR

199 0 BEYZA CİHAN 8 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 8 9 5,00 57 25 48,66 345,776 138 199 199 374 2465
% 32

200 0 NURİ ÇANCI 8 16 4 14,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 8 4,33 11 8 8,33 57 27 48,00 345,466 139 200 200 376 2479
% 32

201 0 UMUT ÇADIRKAYA 8I 13 7 10,67 4 6 2,00 6 3 5,00 4 4 2,67 12 4 10,67 12 6 10,00 51 30 41,01 344,608 1 201 201 378 2500
% 32

202 0 MEHMET UTKU YILMA Z8C 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 6 5,00 10 9 7,00 57 24 49,00 343,722 5 202 202 379 2531
% 33

203 0 AFRA ULAŞ 8 14 6 12,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 10 7 7,67 12 7 9,67 54 32 43,34 343,403 140 203 203 381 2541
% 33

204 0 SARE KONUK AR 8 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 1 9,67 14 5 12,33 52 28 42,67 342,990 141 204 204 382 2549
% 33

205 0 NİSA DOĞANCIK 8 13 6 11,00 6 3 5,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 2 2,33 16 3 15,00 52 20 45,33 342,639 142 205 205 384 2562
% 33

206 0 ECRİN NUR YAZICI  14 5 12,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 2 4,33 5 1 4,67 13 4 11,67 50 19 43,66 342,375 23 206 206 386 2571
% 33

207 0 AFRA GÖRDESLİ 8 13 6 11,00 7 3 6,00 2 5 0,33 7 2 6,33 8 4 6,67 14 5 12,33 51 25 42,66 341,988 143 207 207 388 2582
% 33

208 0 HAVVA İREM YAN 8 13 7 10,67 8 2 7,33 6 3 5,00 6 2 5,33 7 4 5,67 13 5 11,33 53 23 45,33 341,731 144 208 208 391 2587
% 34

209 0 NİDA BOZYİĞİT 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 7 3,67 11 7 8,67 58 23 50,34 341,705 3 209 209 392 2588
% 34

210 0 İREM SU KAYA 8 12 1 11,67 5 2 4,33 8 1 7,67 4 0 4,00 7 3 6,00 11 2 10,33 47 9 44,00 341,438 145 210 210 394 2599
% 34

211 0 CEYLİN SERT 8 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 6 4,00 11 7 8,67 57 23 49,34 341,428 146 211 211 396 2601
% 34

212 0 ELİF RANA AYDO AN 8 12 6 10,00 4 5 2,33 6 2 5,33 3 1 2,67 8 4 6,67 15 4 13,67 48 22 40,67 341,015 147 212 212 399 2614
% 34

213 0 HÜSEYİN ENES ESENTAŞ8D 7 9 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 4 5,67 16 2 15,33 55 20 48,33 338,713 4 213 213 403 2674
% 35

214 0 ENES ATİK 8 12 6 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 3 9,00 10 9 7,00 54 26 45,33 338,350 148 214 214 406 2685
% 35

215 0 GİZEM ÖZTÜRK 8 15 5 13,33 1 9 -2,00 2 0 2,00 9 1 8,67 8 7 5,67 13 5 11,33 48 27 39,00 337,140 149 215 215 409 2718
% 35

216 0 SEVDENAZ GÖRHAN  15 4 13,67 4 6 2,00 6 2 5,33 4 4 2,67 6 8 3,33 14 5 12,33 49 29 39,33 336,723 24 216 216 411 2729
% 35

217 0 EGE AREL BAYKAL 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 1 7,67 9 4 7,67 12 7 9,67 53 28 43,67 335,701 6 217 217 415 2756
% 36

218 0 ZEYNEP SÜRÜCÜLER 8 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 6 3,00 16 3 15,00 50 30 40,01 335,632 150 218 218 416 2758
% 36

219 0 BURAK EFE ADIGÜZEL 8 7 11 3,33 8 2 7,33 7 2 6,33 5 5 3,33 8 4 6,67 17 1 16,67 52 25 43,66 335,626 151 219 219 418 2760
% 36

220 0 ECRİN Hİ A BABALI 8 10 7 7,67 6 4 4,67 7 2 6,33 9 1 8,67 8 4 6,67 12 3 11,00 52 21 45,01 334,694 152 220 220 420 2785
% 36

221 0 ENES ATICI 8A 13 5 11,33 7 3 6,00 4 5 2,33 10 0 10,00 5 6 3,00 13 4 11,67 52 23 44,33 334,420 14 221 221 422 2793
% 36

222 0 HALİL EYMEN TOKER 8 12 8 9,33 8 2 7,33 2 0 2,00 7 3 6,00 8 4 6,67 13 6 11,00 50 23 42,33 334,119 153 222 222 424 2803
% 36

223 0 M ENES BORA 8 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 8 8 5,33 12 6 10,00 54 29 44,33 333,466 154 223 223 426 2821
% 37

224 0 DİLA KANGALOĞLU 8 14 6 12,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 7 3,67 13 6 11,00 52 30 42,00 333,270 155 224 224 427 2824
% 37

225 0 ASLI BEREN SANCI  16 3 15,00 4 6 2,00 10 0 10,00 10 0 10,00 2 6 0,00 11 7 8,67 53 22 45,67 333,137 25 225 225 429 2829
% 37

226 0 EYLÜL BADE AKKAYA 8 13 6 11,00 10 0 10,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 9 3,00 12 6 10,00 55 27 46,00 332,631 156 226 226 430 2848
% 37

227 0 ECRİN MEZBUR 8 13 6 11,00 7 3 6,00 7 2 6,33 6 2 5,33 3 5 1,33 14 3 13,00 50 21 42,99 331,944 157 227 227 433 2871
% 37

228 0 İREM DÖNMEZ 8D 14 4 12,67 4 6 2,00 5 4 3,67 4 4 2,67 5 2 4,33 13 4 11,67 45 24 37,01 330,712 5 228 228 437 2919
% 38

229 0 ARDİL TURAN  15 5 13,33 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 4 8 1,33 12 7 9,67 53 28 43,66 330,307 26 229 229 438 2931
% 38

230 0 YAĞMUR    ÖKSÜZOĞL U8 12 5 10,33 5 5 3,33 6 1 5,67 4 1 3,67 15 3 14,00 42 15 37,00 329,354 158 230 230 439 2967
% 38

231 0 MUHAMMET ERAL 8 13 6 11,00 6 4 4,67 6 3 5,00 10 0 10,00 4 6 2,00 13 6 11,00 52 25 43,67 328,816 159 231 231 442 2976
% 39
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 381 381 774 7711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970

Okul Ortalaması 13 6 10,98 7 3 5,77 7 3 5,87 7 2 6,56 9 5 7,11 13 5 11,41 55 23 47,70 350,440

KATILIMLAR

232 0 TOPRAK TEMİZ 8 13 4 11,67 8 2 7,33 4 5 2,33 2 1 1,67 6 2 5,33 12 6 10,00 45 20 38,33 328,564 160 232 232 444 2984
% 39

233 0 TUANA ECRİN TAŞCI 8 12 8 9,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 14 1,33 14 5 12,33 56 33 44,99 328,036 161 233 233 447 3000
% 39

234 0 ECE ÖZDEMİR 8 14 4 12,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 1 6,67 3 4 1,67 11 6 9,00 50 20 43,34 328,013 162 234 234 449 3002
% 39

235 0 ELVİN BULKOY 8 12 8 9,33 4 6 2,00 6 2 5,33 8 0 8,00 3 2 2,33 15 4 13,67 48 22 40,66 327,176 163 235 235 452 3025
% 39

236 0 ECRİN ÇEVİK 8 16 4 14,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 11 8 8,33 49 29 39,33 326,589 164 236 236 454 3036
% 39

237 0 BEYZA NUR AYDIN 8 14 5 12,33 6 2 5,33 7 2 6,33 9 1 8,67 4 7 1,67 11 6 9,00 51 23 43,33 326,572 165 237 237 456 3038
% 39

238 0 MUHAMMED AKATMACI8 12 7 9,67 8 2 7,33 6 3 5,00 2 1 1,67 7 4 5,67 12 6 10,00 47 23 39,34 326,352 166 238 238 458 3051
% 40

239 0 OZAN AYDINYER 8C 11 8 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 8 6,33 11 7 8,67 53 31 42,66 325,708 7 239 239 460 3067
% 40

240 0 GÖKÇE ÇAKMAK 8 16 4 14,67 7 3 6,00 7 2 6,33 10 0 10,00 1 9 -2,00 11 6 9,00 52 24 44,00 324,241 167 240 240 464 3110
% 40

241 0 SELİN BERRA TİLLİ 8 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 11 3,33 13 6 11,00 54 33 42,99 323,755 168 241 241 466 3127
% 41

242 0 NİSA VURAL 8 13 7 10,67 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 6 4,00 11 6 9,00 50 29 40,34 323,077 169 242 242 468 3150
% 41

243 0 MUSTAFA ARİF MERT 8 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 10 0,67 10 8 7,33 53 29 43,33 322,797 170 243 243 469 3159
% 41

244 0 DENİZ EFENDİOĞLU  12 6 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 5 5,33 11 8 8,33 50 29 40,32 322,671 27 244 244 471 3165
% 41

245 0 EMİNE SU ÇINAR  12 6 10,00 8 2 7,33 6 3 5,00 7 0 7,00 0 2 -0,67 14 2 13,33 47 15 41,99 322,663 28 245 245 472 3166
% 41

246 0 ÜMMÜHAN ERĞAN  7 9 4,00 7 0 7,00 5 4 3,67 5 2 4,33 10 1 9,67 12 4 10,67 46 20 39,34 322,414 29 246 246 474 3174
% 41

247 0 KUMSAL ÖNER 8 14 6 12,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 5 10 1,67 11 8 8,33 53 31 42,66 322,009 171 247 247 476 3187
% 41

248 0 DORUK DOĞAN  12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 4 8,67 8 11 4,33 52 31 41,67 321,987 30 248 248 478 3189
% 41

249 0 ALMİRA DURU ÖNER 8G 13 7 10,67 3 7 0,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 5 2,33 12 7 9,67 50 28 40,67 321,067 1 249 249 480 3219
% 42

250 0 YİĞİT ELBİRLER 8E 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 9 7 6,67 52 22 44,66 321,060 5 250 250 481 3220
% 42

251 0 SAHRA ZEYNEP KARA 8 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 5 6,33 7 9 4,00 50 29 40,33 320,997 172 251 251 482 3221
% 42

252 0 ECRİN AKSAKAL  15 5 13,33 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 3 6 1,00 9 10 5,67 52 25 43,66 319,665 31 252 252 484 3262
% 42

253 0 HÜSEYİN ARCA KIRANER8D 14 6 12,00 6 4 4,67 5 4 3,67 10 0 10,00 1 2 0,33 12 6 10,00 48 22 40,67 319,416 6 253 253 487 3273
% 42

254 0 MUHAMMET EMRE IŞIK8 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 3 0,00 7 2 6,33 10 4 8,67 44 23 36,33 319,406 173 254 254 488 3274
% 42

255 0 AHMETLÜTFÜ ELMASOĞLU8S 15 3 14,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 4 0,67 7 6 5,00 8 6 6,00 44 27 35,01 319,277 5 255 255 490 3279
% 43

256 0 AYAZ TUNÇ 8 13 7 10,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 10 0 10,00 5 6 3,00 12 7 9,67 47 24 39,01 318,204 174 256 256 495 3323
% 43

257 0 YİĞİTALP ERTUNÇ 8E 13 7 10,67 7 3 6,00 5 0 5,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 2 5,33 47 16 41,67 317,542 6 257 257 497 3341
% 43

258 0 ALEYNA AKSOY  11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 11 3,33 10 9 7,00 55 31 44,66 317,469 32 258 258 498 3346
% 43

259 911 ADNAN EFE BOZTAŞ 8 13 6 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 7 4,67 9 9 6,00 50 31 39,67 317,292 175 259 259 499 3350
% 43

260 0 ESLEM KAMALI 8S 13 6 11,00 6 4 4,67 4 3 3,00 8 1 7,67 1 6 -1,00 14 3 13,00 46 23 38,34 316,992 6 260 260 501 3363
% 44

261 0 NEJLA TURHAN 8 11 7 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 11 2,33 13 5 11,33 50 33 38,99 316,494 176 261 261 503 3387
% 44

262 0 RAZİYE ŞİMŞEK 8 12 8 9,33 8 2 7,33 6 3 5,00 6 2 5,33 4 4 2,67 12 7 9,67 48 26 39,33 316,298 177 262 262 505 3395
% 44

263 0 EMRE İŞÇİLER 8 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 8 12 4,00 10 9 7,00 53 36 40,99 315,881 178 263 263 507 3413
% 44

264 0 VOLKAN SOYUMTÜRK 7S 9 10 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 9 5,00 12 6 10,00 51 33 40,00 314,673 1 264 264 511 3449
% 45
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 381 381 774 7711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970

Okul Ortalaması 13 6 10,98 7 3 5,77 7 3 5,87 7 2 6,56 9 5 7,11 13 5 11,41 55 23 47,70 350,440

KATILIMLAR

265 0 E NİSA DOĞAN 8 12 8 9,33 4 6 2,00 1 1 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 14 5 12,33 43 28 33,66 314,047 179 265 265 514 3465
% 45

266 0 YAVUZ SELİM KARCI 8 11 8 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 11 8 8,33 48 30 38,00 313,111 180 266 266 515 3494
% 45

267 0 NİSA NUR ASLAN 8D 12 7 9,67 5 3 4,00 5 3 4,00 6 2 5,33 3 5 1,33 13 4 11,67 44 24 36,00 312,889 7 267 267 517 3502
% 45

268 0 ALPER AYDIN 8 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 10 0 10,00 9 10 5,67 11 7 8,67 51 36 39,01 312,778 181 268 268 518 3508
% 45

269 0 ÖYKÜ AYDIN 8 10 8 7,33 4 4 2,67 6 4 4,67 5 4 3,67 9 5 7,33 11 7 8,67 45 32 34,34 312,421 182 269 269 520 3521
% 46

270 0 FATİH EFE DEMİRKAT 8 11 9 8,00 4 6 2,00 5 5 3,33 10 0 10,00 4 8 1,33 14 5 12,33 48 33 36,99 310,842 183 270 270 524 3573
% 46

271 0 YAĞMUR SARICA 8 12 5 10,33 8 2 7,33 6 3 5,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 13 5 11,33 46 27 36,99 310,832 184 271 271 525 3574
% 46

272 0 MERT AKAR 8 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 3 4,00 5 6 3,00 16 3 15,00 45 33 33,99 310,508 185 272 272 527 3583
% 46

273 0 IRMAK YEŞİLTAŞ 8 14 5 12,33 6 3 5,00 4 0 4,00 9 1 8,67 2 3 1,00 9 7 6,67 44 19 37,67 309,123 186 273 273 529 3633
% 47

274 0 DEFNE HATUN 8A 10 6 8,00 5 4 3,67 6 3 5,00 1 3 0,00 7 5 5,33 12 6 10,00 41 27 32,00 309,080 15 274 274 530 3635
% 47

275 0 ELİFNAZ KÖSE 8E 13 7 10,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 10 0 10,00 4 8 1,33 12 7 9,67 47 33 36,01 308,899 7 275 275 532 3643
% 47

276 0 BELİNAY KARAKUZU 8 12 5 10,33 3 6 1,00 6 2 5,33 7 1 6,67 5 6 3,00 10 5 8,33 43 25 34,66 308,679 187 276 276 533 3649
% 47

277 0 ZEHRA MUTLU 8 12 4 10,67 7 2 6,33 5 4 3,67 5 3 4,00 1 6 -1,00 13 4 11,67 43 23 35,34 308,547 188 277 277 535 3654
% 47

278 0 DORUK KÖKAVCI 8 10 9 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 12 4 10,67 9 9 6,00 44 39 31,01 308,307 189 278 278 537 3664
% 48

279 0 ECRİN METİN 8 9 11 5,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 7 1,67 16 2 15,33 45 34 33,67 308,150 190 279 279 539 3672
% 48

280 0 KADER NAZ ŞENER 8 13 7 10,67 6 4 4,67 5 4 3,67 6 3 5,00 7 6 5,00 9 10 5,67 46 34 34,68 308,045 191 280 280 541 3677
% 48

281 0 CEMRE AKYOL 8 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 9 7 6,67 48 28 38,66 305,999 192 281 281 544 3734
% 48

282 0 ECRİN HABERCİ 8 9 9 6,00 6 4 4,67 7 1 6,67 3 2 2,33 5 2 4,33 12 5 10,33 42 23 34,33 305,855 193 282 282 546 3741
% 49

283 0 FURKAN SÖNMEZ 8 11 7 8,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 3 5,00 6 8 3,33 12 5 10,33 44 34 32,67 305,820 194 283 283 548 3743
% 49

284 0 ADAYILMAZ 8D 14 5 12,33 4 5 2,33 5 4 3,67 5 3 4,00 7 6 5,00 8 10 4,67 43 33 32,00 305,778 8 284 284 549 3745
% 49

285 484 SÜMEYYE ARGÜÇ 8D 12 8 9,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 4 5,67 9 9 6,00 45 34 33,66 305,734 9 285 285 550 3748
% 49

286 0 DİLA TUMANTOZLU  11 8 8,33 4 6 2,00 5 4 3,67 6 2 5,33 8 4 6,67 9 7 6,67 43 31 32,67 305,186 33 286 286 552 3766
% 49

287 0 SELİN AKTAŞ 8 15 5 13,33 7 3 6,00 6 3 5,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 9 9 6,00 46 31 35,66 303,170 195 287 287 556 3838
% 50

288 0 ATAKAN CESSUR 8 13 6 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 4 2,67 4 9 1,00 10 8 7,33 45 33 34,00 302,489 196 288 288 557 3857
% 50

289 0 ZEYNEP SU ÖZALP 8 13 7 10,67 9 1 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 4 7 1,67 7 12 3,00 50 29 40,34 302,120 197 289 289 560 3872
% 50

290 0 ABDULBAKİ ÖZDEMİR 8 12 8 9,33 5 4 3,67 5 5 3,33 8 1 7,67 2 6 0,00 12 5 10,33 44 29 34,33 301,966 198 290 290 561 3880
% 50

291 0 HÜSEYİN KAĞAN DALMIŞ8S 13 7 10,67 6 4 4,67 3 6 1,00 0 4 -1,33 5 6 3,00 12 7 9,67 39 34 27,68 301,427 7 291 291 563 3904
% 51

292 0 CEMİL ÇAĞAN ÇOLAK 8 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 9 9 6,00 12 6 10,00 45 41 31,33 301,424 199 292 292 565 3906
% 51

293 0 UMUT ÇAKMAK 8 10 8 7,33 6 4 4,67 3 5 1,33 10 0 10,00 3 9 0,00 13 4 11,67 45 30 35,00 300,155 200 293 293 567 3940
% 51

294 0 ALİ İTAK 8 13 7 10,67 6 3 5,00 5 4 3,67 6 3 5,00 5 7 2,67 9 9 6,00 44 33 33,01 300,051 201 294 294 569 3946
% 51

295 0 NURSENA DURMAZ 8 14 4 12,67 5 3 4,00 5 4 3,67 4 3 3,00 4 5 2,33 8 8 5,33 40 27 31,00 299,899 202 295 295 570 3950
% 51

296 0 YUSUF COŞKUN 8 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 5 1,33 6 7 3,67 11 8 8,33 45 35 33,33 299,323 203 296 296 572 3967
% 51

297 0 GÜLPERİ SUDE ATALAN8A 12 8 9,33 5 5 3,33 3 5 1,33 0 4 -1,33 8 7 5,67 10 6 8,00 38 35 26,33 298,512 16 297 297 574 3992
% 52
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 381 381 774 7711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970

Okul Ortalaması 13 6 10,98 7 3 5,77 7 3 5,87 7 2 6,56 9 5 7,11 13 5 11,41 55 23 47,70 350,440

KATILIMLAR

298 0 YAĞMUR KAFKAS 8 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 6 1,00 2 9 -1,00 10 9 7,00 45 33 34,00 297,375 204 298 298 576 4031
% 52

299 223 DAMLA ERDURAN 8G 12 7 9,67 6 4 4,67 5 4 3,67 1 1 0,67 4 5 2,33 11 8 8,33 39 29 29,34 296,824 2 299 299 579 4054
% 53

300 0 NAZ ATALAY 8E 9 10 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 12 0,00 11 7 8,67 50 33 39,00 296,360 8 300 300 580 4075
% 53

301 0 YASİN EGE NASIR 8 11 6 9,00 5 3 4,00 7 1 6,67 2 0 2,00 11 4 9,67 36 14 31,34 296,105 205 301 301 581 4080
% 53

302 0 YİĞİT ESKİCİ 8 11 8 8,33 7 3 6,00 4 4 2,67 1 5 -0,67 3 5 1,33 13 6 11,00 39 31 28,66 296,084 206 302 302 582 4082
% 53

303 0 BERRA OMEKLİ 8A 10 7 7,67 7 3 6,00 5 3 4,00 5 3 4,00 4 7 1,67 11 6 9,00 42 29 32,34 295,922 17 303 303 584 4088
% 53

304 0 YİĞİT ÖZTER 8 10 10 6,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 13 -1,33 12 6 10,00 49 35 37,35 295,678 207 304 304 586 4097
% 53

305 0 AYŞENAZ EKİCİ 8 10 5 8,33 6 2 5,33 5 2 4,33 5 2 4,33 1 4 -0,33 11 3 10,00 38 18 31,99 294,468 208 305 305 589 4137
% 54

306 0 KAYRA TABAN 8 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 3 5,00 10 10 6,67 12 7 9,67 43 45 28,01 292,841 209 306 306 593 4185
% 54

307 0 ALPER TOSUN  7 9 4,00 6 4 4,67 3 4 1,67 6 3 5,00 3 3 2,00 14 3 13,00 39 26 30,34 292,764 34 307 307 595 4191
% 54

308 0 DURU AVCI 8F 9 11 5,33 4 5 2,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 8 1,33 13 5 11,33 43 36 30,99 292,176 2 308 308 597 4214
% 55

309 0 BURAK YAKUT 8 13 6 11,00 6 3 5,00 7 2 6,33 3 3 2,00 2 6 0,00 9 8 6,33 40 28 30,66 292,075 210 309 309 598 4217
% 55

310 0 YAĞIZ URHAN 8 13 7 10,67 7 3 6,00 5 4 3,67 3 0 3,00 4 10 0,67 9 8 6,33 41 32 30,34 291,566 211 310 310 601 4232
% 55

311 0 FATMA NUR DÖLEŞ 8A 8 11 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 1 4 -0,33 5 6 3,00 13 5 11,33 40 33 29,00 291,460 18 311 311 603 4236
% 55

312 0 ERHAN BAYSAL 8 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 2 4,33 9 10 5,67 43 33 32,00 290,500 212 312 312 606 4261
% 55

313 0 ALİ EFE ÇELİK 8E 8 11 4,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 9 1 8,67 7 7 4,67 10 7 7,67 44 36 32,00 289,077 9 313 313 609 4319
% 56

314 0 SUDE MELEK YÜKSEL 8 10 8 7,33 6 3 5,00 5 5 3,33 10 0 10,00 3 10 -0,33 10 7 7,67 44 33 33,00 286,585 213 314 314 610 4406
% 57

315 0 ÖMER SALİH ÜRÜN 8 12 7 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 9 1,00 8 11 4,33 43 38 30,33 285,635 214 315 315 612 4438
% 58

316 173 SAMİ NAYİR 8S 10 4 8,67 3 4 1,67 7 1 6,67 10 0 10,00 4 6 2,00 6 8 3,33 40 23 32,34 285,216 8 316 316 614 4449
% 58

317 0 YAĞMUR YASİN 8 13 6 11,00 4 6 2,00 4 2 3,33 3 0 3,00 4 3 3,00 7 10 3,67 35 27 26,00 284,654 215 317 317 616 4473
% 58

318 0 RABİA DEMİR 8 10 8 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 8 9 5,00 8 7 5,67 39 41 25,34 284,485 216 318 318 618 4481
% 58

319 0 ÖZGE KÖKER 8 10 7 7,67 8 1 7,67 5 1 4,67 6 2 5,33 6 9 3,00 6 8 3,33 41 28 31,67 284,257 217 319 319 620 4490
% 58

320 0 FATMA EFSA EVELEK 8 13 5 11,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 10 -1,33 7 9 4,00 42 34 30,67 282,549 218 320 320 626 4553
% 59

321 0 ECRİN KURTAÇ 8 8 10 4,67 6 3 5,00 3 2 2,33 3 1 2,67 1 5 -0,67 14 4 12,67 35 25 26,67 281,246 219 321 321 628 4594
% 60

322 0 ALYA YILDIRIM 8B 9 9 6,00 2 5 0,33 1 5 -0,67 9 0 9,00 4 7 1,67 12 7 9,67 37 33 26,00 280,684 12 322 322 631 4612
% 60

323 0 SUDEN KARAGÖZ 8 11 9 8,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 10 9 7,00 40 44 25,34 280,086 220 323 323 633 4638
% 60

324 0 CANSU BAŞARICI 8 10 7 7,67 5 4 3,67 3 4 1,67 1 2 0,33 3 2 2,33 9 4 7,67 31 23 23,34 279,414 221 324 324 636 4668
% 61

325 0 DORUK YİĞİT 8 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 4 0,67 7 8 4,33 10 9 7,00 40 40 26,67 279,308 222 325 325 639 4674
% 61

326 0 MUSTAFA ERYILMAZ 8 10 7 7,67 6 4 4,67 6 2 5,33 4 3 3,00 6 3 5,00 6 13 1,67 38 32 27,34 278,647 223 326 326 641 4697
% 61

327 0 GAMZE SU YEŞİLÇAYIR8 12 8 9,33 3 5 1,33 4 2 3,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 7 4 5,67 37 28 27,66 277,504 224 327 327 644 4727
% 61

328 0 ECRİN CEYLAN 8G 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 3 3,00 2 4 0,67 12 7 9,67 37 35 25,34 276,752 3 328 328 645 4746
% 62

329 0 ALİ DEMİRKAYA 8 12 6 10,00 8 2 7,33 2 1 1,67 4 1 3,67 0 6 -2,00 8 5 6,33 34 21 27,00 276,749 225 329 329 646 4747
% 62

330 0 BELİNAY AŞICI 8 10 6 8,00 3 7 0,67 5 0 5,00 2 7 -0,33 11 4 9,67 31 24 23,01 276,661 226 330 330 648 4749
% 62
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 381 381 774 7711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970

Okul Ortalaması 13 6 10,98 7 3 5,77 7 3 5,87 7 2 6,56 9 5 7,11 13 5 11,41 55 23 47,70 350,440

KATILIMLAR

331 0 CEYLİN SU KAVÇAK 8 10 8 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 0 4 -1,33 3 9 0,00 11 5 9,33 34 36 22,00 275,333 227 331 331 650 4776
% 62

332 0 BELİNAY AKK YA 8 13 6 11,00 5 4 3,67 7 2 6,33 3 4 1,67 4 7 1,67 4 10 0,67 36 33 25,01 273,061 228 332 332 652 4848
% 63

333 0 SUDE IRMAK KARACA 8 9 8 6,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 5 0,33 5 2 4,33 6 9 3,00 35 31 24,66 272,444 229 333 333 654 4865
% 63

334 0 MUHAMMED ALİ KILBAŞ8 8 11 4,33 7 3 6,00 7 2 6,33 2 8 -0,67 8 11 4,33 8 10 4,67 40 45 24,99 272,284 230 334 334 656 4873
% 63

335 0 HÜSEYİN EREN PEKER 8 8 7 5,67 3 7 0,67 3 6 1,00 7 3 6,00 7 5 5,33 7 8 4,33 35 36 23,00 272,018 231 335 335 658 4881
% 63

336 0 BERSU PEKER 8 9 6 7,00 5 5 3,33 4 3 3,00 6 0 6,00 4 6 2,00 6 5 4,33 34 25 25,66 271,869 232 336 336 660 4894
% 63

337 0 BELİNAY OCAKÖREN 8 8 6 6,00 5 3 4,00 4 3 3,00 2 5 0,33 11 6 9,00 30 23 22,33 271,748 233 337 337 662 4899
% 64

338 0 EGE GEZEK 8 10 7 7,67 5 4 3,67 5 2 4,33 2 1 1,67 2 2 1,33 8 9 5,00 32 25 23,67 271,234 234 338 338 663 4916
% 64

339 0 AYŞE MUTLU 8 9 8 6,33 6 4 4,67 4 4 2,67 1 4 -0,33 3 5 1,33 10 8 7,33 33 33 22,00 270,545 235 339 339 665 4941
% 64

340 0 KUZEY DEMİREL  14 6 12,00 7 3 6,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 13 1,67 38 51 21,00 269,713 35 340 340 669 4974
% 65

341 0 TUĞBA TAŞKIN 8A 10 8 7,33 5 4 3,67 8 0 8,00 4 3 3,00 0 5 -1,67 8 8 5,33 35 28 25,66 267,377 19 341 341 672 5050
% 65

342 0 İREM SU FİDA N 8G 9 7 6,67 3 6 1,00 6 4 4,67 4 4 2,67 3 5 1,33 8 7 5,67 33 33 22,01 267,346 4 342 342 674 5052
% 66

343 0 EYLÜL AKTAŞ 8 8 10 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 1 0,67 3 5 1,33 9 8 6,33 34 31 23,67 267,013 236 343 343 675 5056
% 66

344 0 AZRA GÜNDÜZ 8F 12 8 9,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 12 -1,00 8 11 4,33 38 46 22,66 265,343 3 344 344 678 5103
% 66

345 0 HASRET AVKIRAN 8A 12 8 9,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 7 3,67 6 12 2,00 34 47 18,33 265,303 20 345 345 679 5105
% 66

346 0 ECRİN AKÇİN 8 7 6 5,00 7 2 6,33 2 4 0,67 3 2 2,33 1 4 -0,33 10 5 8,33 30 23 22,33 264,780 237 346 346 681 5119
% 66

347 0 NİSA Ö Z*NAR 8 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 11 8 8,33 37 52 19,66 262,996 238 347 347 684 5167
% 67

348 0 İKRA KARACA 8 8 7 5,67 4 5 2,33 4 5 2,33 0 7 -2,33 2 3 1,00 10 5 8,33 28 32 17,33 262,828 239 348 348 686 5172
% 67

349 0 IŞIL NİRA ÖZDEMİR 8E 9 10 5,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 6 14 1,33 7 12 3,00 40 48 24,00 261,422 10 349 349 688 5214
% 68

350 0 AZRA ÇANDIR 8 7 10 3,67 5 4 3,67 2 6 0,00 4 4 2,67 5 6 3,00 9 7 6,67 32 37 19,68 261,087 240 350 350 689 5224
% 68

351 649 YİĞİT CAMGÖZ 8B 7 7 4,67 3 5 1,33 3 2 2,33 5 2 4,33 2 6 0,00 10 7 7,67 30 29 20,33 259,869 13 351 351 691 5256
% 68

352 0 DORA SANGU 8G 9 8 6,33 3 7 0,67 6 3 5,00 6 4 4,67 2 0 2,00 3 1 2,67 29 23 21,34 259,449 5 352 352 692 5270
% 68

353 0 HÜSEYİN İMRAN AKAR 8 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 9 2,00 11 8 8,33 35 48 19,00 256,644 241 353 353 695 5360
% 70

354 0 UTKU ÇAPAR 8 10 9 7,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 4 3 3,00 3 7 0,67 9 9 6,00 30 42 16,00 256,045 242 354 354 697 5374
% 70

355 0 YUSUFCAN YAZAR 8E 8 11 4,33 5 5 3,33 4 3 3,00 4 5 2,33 3 7 0,67 9 9 6,00 33 40 19,66 255,952 11 355 355 699 5378
% 70

356 63 ECRİN UYAN 8B 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 12 3,00 33 36 21,00 255,034 14 356 356 703 5409
% 70

357 0 AHMET AKÇAMAN 8 9 5 7,33 4 6 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 6 3 5,00 21 14 16,33 254,007 243 357 357 705 5448
% 71

358 0 ZAHİDE AZRA ÖZYOLCU 10 9 7,00 3 7 0,67 8 2 7,33 1 2 0,33 7 13 2,67 5 14 0,33 34 47 18,33 253,451 36 358 358 707 5465
% 71

359 0 YAĞMUR SARI 8 10 8 7,33 1 9 -2,00 4 3 3,00 0 10 -3,33 1 7 -1,33 10 6 8,00 26 43 11,67 251,330 244 359 359 712 5531
% 72

360 0 YAKUP EFE KOCADEMİR8A 9 7 6,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 8 1,33 30 28 20,67 251,175 21 360 360 715 5540
% 72

361 0 NİSA NUR GÖKMEN 8 9 7 6,67 4 5 2,33 2 4 0,67 6 2 5,33 2 5 0,33 6 9 3,00 29 32 18,33 250,729 245 361 361 717 5558
% 72

362 0 YAĞIZ SARICA 8C 5 10 1,67 2 7 -0,33 5 2 4,33 4 4 2,67 0 2 -0,67 11 5 9,33 27 30 17,00 249,383 8 362 362 720 5610
% 73

363 0 ABDULLAH YILDIRIM 8G 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 7 10 3,67 6 13 1,67 34 52 16,67 247,406 6 363 363 724 5681
% 74
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 381 381 774 7711

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,49 5 4 4,13 6 3 4,56 5 3 4,37 7 6 4,80 10 7 7,85 44 31 34,20 305,970

Okul Ortalaması 13 6 10,98 7 3 5,77 7 3 5,87 7 2 6,56 9 5 7,11 13 5 11,41 55 23 47,70 350,440

KATILIMLAR

364 0 EFLAL AKKAYA 8 7 10 3,67 5 4 3,67 4 3 3,00 0 2 -0,67 8 8 5,33 24 27 15,00 243,497 246 364 364 726 5794
% 75

365 0 SENA KARAKAFA 8 10 9 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 12 3,00 33 55 14,66 242,768 247 365 365 728 5815
% 75

366 0 ETEMEGE BURHAN 8 7 9 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 11 2,33 30 43 15,67 239,186 248 366 366 732 5943
% 77

367 0 BELİNAYÖNUR ÖZDEMİR8E 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 10 -2,33 5 14 0,33 32 48 16,00 238,208 12 367 367 736 5991
% 78

368 569 BELİNAY E BAY 8C 8 12 4,00 8 2 7,33 5 4 3,67 3 5 1,33 4 15 -1,00 6 12 2,00 34 50 17,33 237,315 9 368 368 737 6028
% 78

369 0 MUHAMMED BERK DEMİR8 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 11 4,33 32 47 16,33 237,004 249 369 369 738 6035
% 78

370 0 TUANAACAR 8 8 10 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 5 0,33 2 12 -2,00 6 11 2,33 31 45 15,99 236,144 250 370 370 740 6055
% 79

371 0 EREN BALIKÇI 8 9 10 5,67 5 5 3,33 0 9 -3,00 4 6 2,00 4 13 -0,33 7 10 3,67 29 53 11,34 235,967 251 371 371 742 6065
% 79

372 0 NAZLI YAĞDIRAN 8E 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 13 0,67 8 11 4,33 30 57 10,99 235,520 13 372 372 744 6079
% 79

373 0 HAYRİ KAAN AKINCI 8 8 10 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 1 3 0,00 1 7 -1,33 6 11 2,33 28 39 15,00 234,995 252 373 373 746 6105
% 79

374 0 HARUN TAŞ 8 7 10 3,67 5 4 3,67 6 1 5,67 3 6 1,00 0 1 -0,33 6 13 1,67 27 35 15,35 234,528 253 374 374 747 6121
% 79

375 0 YAĞIZ BARMAKSIZ 8 8 7 5,67 5 3 4,00 5 3 4,00 4 4 2,67 0 10 -3,33 4 9 1,00 26 36 14,01 227,614 254 375 375 754 6310
% 82

376 0 BİLGE ALKAN 4Ö 4 9 1,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 3 0,00 5 8 2,33 21 29 11,33 223,141 1 376 376 757 6433
% 83

377 0 CEREN CURA 8A 5 5 3,33 3 3 2,00 2 0 2,00 4 2 3,33 1 4 -0,33 15 14 10,33 220,028 22 377 377 761 6514
% 84

378 0 UMUT BERKAY PULİ*E 8 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 3 0,00 5 7 2,67 6 13 1,67 23 52 5,67 218,618 255 378 378 763 6551
% 85

379 0 FUAT EFE İŞYAPAN 8 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 4 1,67 4 10 0,67 24 47 8,34 218,525 256 379 379 765 6556
% 85

380 0 AYAZ 8G 6 13 1,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 16 -3,33 5 14 0,33 20 66 -1,99 187,203 7 380 380 771 7418
% 96

381 0 ELİF NAZ AKBULUT 8 5 15 0,00 3 6 1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 15 -1,00 20 68 -2,67 181,216 257 381 381 773 7529
% 98
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(381)

10,98 5,77 5,87 6,56 7,11 11,41 47,70 350,440

İlçe
(381)

10,98 (1) 5,77 (1) 5,87 (1) 6,56 (1) 7,11 (1) 11,41 (1) 47,70 (1) 350,440
İl

(774)
10,74 (2) 5,64 (1) 5,68 (1) 6,06 (1) 6,68 (2) 10,97 (1) 45,77 (1) 344,440

Genel
(7711)

8,49 (14) 4,13 (10) 4,56 (17) 4,37 (16) 4,80 (18) 7,85 (13) 34,20 (16) 305,970
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
 

(36)
11,46 6,15 6,74 7,48 6,91 11,73 50,47 356,690

4Ö
(1)

1,00 3,33 4,67 0,00 2,33 11,33 223,140
7S
(1)

5,67 4,67 7,33 7,33 5,00 10,00 40,00 314,670
8

(257)
11,14 5,92 5,88 6,40 7,23 11,68 48,25 352,820

8A
(22)

12,11 6,05 6,42 6,39 10,02 12,18 53,17 372,150
8B
(14)

11,43 6,31 6,43 8,38 9,71 12,81 55,07 373,960
8C
(9)

9,59 5,15 5,44 7,26 4,93 9,63 42,00 327,000
8D
(9)

10,07 5,37 5,15 6,67 5,30 10,48 43,04 333,090
8E
(13)

8,31 4,49 3,95 7,31 3,59 8,18 35,83 305,880
8F
(3)

9,33 4,78 4,67 6,89 4,78 10,22 40,67 325,030
8G
(7)

6,33 1,86 3,43 3,57 1,29 5,43 21,91 265,150
8I
(1)

10,67 2,00 5,00 2,67 10,67 10,00 41,01 344,610
8S
(8)

13,21 5,79 6,08 6,46 8,50 12,00 52,04 368,780
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 381 13

YUNUSEMRE ilçesinde 381 13 1
MANİSA ilinde 774 35 4 3

Genelde 7711 509 96 49 25

DERECELER

Genelde sınava 96 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 14. oldu

MANİSA ilinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

YUNUSEMRE ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Metnin konusunu belirler. 1 0,47 0,51 47

[-] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0,37 0,59 37

[-] Metin türlerini ayırt eder. 1 0,47 0,44 47

[-] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0,26 0,65 26

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki
kurar.

2 0,93 0,88 47

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur,
pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin
çarpımı şeklinde yazar.

3 1,46 0,57 49

[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

3 1,48 0,72 49

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1,78 1,37 44

[-] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
oluşturur.

5 1,03 1,37 21

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0,54 0,41 27

[-] Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0,34 0,61 34



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

385,093 18,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
AHMET ALPEREN COŞKUN 90 65 16 9 59 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 121 121 224 1407 % 18,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCDbCCcACaBbAdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız Bb BD DCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız a aBca a AAbCDD c  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDABCDDAABADADBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

351,068 30,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
AHMET FÖR 90 56 19 15 49 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 189 189 357 2319 % 30,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız b CDAdBDCCBBaCDbdBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CD BDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AccCd D BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A bc Dd aACD a ACD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız AD AdDabDDCB ABcA BB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 0 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

317,469 43,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ALEYNA AKSOY 90 55 31 4 44 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 258 258 498 3346 % 43,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACd AdBDCacBaCDbdBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDdBDBBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A acaDBADbda dBcdDad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız AcCAdDabDDacbABDAcdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

377,544 20,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ALPER SANDIKÇI 90 60 14 16 55 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 135 135 255 1596 % 20,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız  dC AABDC cBcCbAdBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbACDBdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABa  CD cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 2 8 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAb aDB   CD B A DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDaDDDCB ABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

292,764 54,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ALPER TOSUN 90 39 26 25 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 307 307 595 4191 % 54,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız  BcBcdbc a AddBaACD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADdCcBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız  c BcAD bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız d cAcCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız   C  a   b b  D    D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCbcAAB DADB cCD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 3 3 38
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

330,307 38,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ARDİL TURAN 90 53 28 9 43 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 229 229 438 2931 % 38,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bCCDAABDCCcBBCDcdBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbcaDdbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDdBbdBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız bAaaa   c Ccb  A Dd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BDCcCcbDDDdBdABcAAcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

333,137 36,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ASLI BEREN SANCI 90 53 22 15 45 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2829.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 225 225 429 2829 % 36,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACC AdBDCCBBBCDbBBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DaDbdcBdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız   D a   abCa   da   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDCcdDCD DaBdAcDbcBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

430,796 6,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
BELİNAY ÇELİK 90 77 12 1 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 48 48 83 477 % 6,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AbCDAABDCCcBBCDbBBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDACDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDaBdDAdaCBBACDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBCABcAAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

360,166 26,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
BİRSEN NUR YURTTAŞ 90 59 27 4 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 162 162 311 2038 % 26,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBbBcCDACCcAbBBbACDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bdDADdCDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız dcaBcADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız D CBAD ccAAAdDbBB aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDABabDAABADADBCadDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

456,319 1,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
BORAN ŞENVER 90 80 8 2 77 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 20 33 150 % 1,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBDCCBBBCabBBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBcDBADACDCB ACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

383,044 18,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
CEMİL ÖNEM 90 65 19 6 58 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 124 124 230 1461 % 18,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABcBB bbCdBb BBcACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bdDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDcBcADCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız D CBADC dAAACDbcBAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCbcAABADADB BdDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

352,920 29,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DEFNE ACAR 90 61 24 5 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 186 186 352 2265 % 29,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız AaDBcCDdCCBAddBaACDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DcDADBdDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız  daBbad ccAd DDcB Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDABCDDdABBDbDBCBdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

410,022 11,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DEFNE KIRDÖK 90 71 18 1 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 79 79 147 867 % 11,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCbbCCBbdBBcACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDdDBdDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcBBDADCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACBbDdcBAAACDDBdAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABaDDAABDDADBCBbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

322,671 41,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DENİZ EFENDİOĞLU 90 50 29 11 40 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 244 244 471 3165 % 41,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCDAdCcc BBbA bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADddDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcaBbAcdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız dBBADdABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız cACBA d  bAb  bBB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız daABCcDcABADcDBacdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

305,186 48,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DİLA TUMANTOZLU 90 43 31 16 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3766.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 286 286 552 3766 % 48,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCbb BDCbcBcdDAdBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbdbcbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CbAB dBDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDa aD BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız   D a BADAaD cdAC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız AD cCDa DcC bABbbAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

384,538 18,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DOĞA ÖNEM 90 66 19 5 59 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 123 123 227 1420 % 18,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AbdDAcBDCCcBBCbbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDddDBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBbDBdDcCDb  Aa B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDCAbDaaDDCBbABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

423,837 7,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DOĞA ÖZCAN 90 75 14 1 70 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 58 58 102 595 % 7,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABDCCBBBCDcBBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBbDBADcCDCBccCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcaDCDDDCcbABabABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

321,987 41,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
DORUK DOĞAN 90 52 31 7 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 248 248 478 3189 % 41,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız AcbBBCDAdbcACBBbcCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBdDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız caBBDADaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBAaCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DAC cD B AA C adB cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDdaCacbABAcdDBaBbbC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 1 4 20
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

385,160 18,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ECESU SANCAKTAR 90 68 20 2 61 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 120 120 223 1402 % 18,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCbcCCBACBBbACcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdcADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız cACBcbCacAAACDbdad D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDABCaaAABBDADBCBdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

319,665 42,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ECRİN AKSAKAL 90 52 25 13 43 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 252 252 484 3262 % 42,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBDCCcBBdDbBBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDACDBbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABD BcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A    Dcb cac   d   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADacdcCDDDbBdABabbdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

342,375 33,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ECRİN NUR YAZICI 90 50 19 21 43 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 206 206 386 2571 % 33,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bCCD cBaCCBBBCDABccA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DaDcdDdbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABcaBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AB aB D dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 1 14 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADa D         A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDCAC aDDD BbABaAAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

352,448 29,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
EDİZ KAAN YAZGÜN 90 57 28 5 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 187 187 353 2271 % 29,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AdCDAdBDCCBBBCDAdBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABcaBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız bcabBCbDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AcccDD ccACc c bCDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BDCACDacDDdBdABcbAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

397,002 15,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ELİF BEYZA YILDIRIM 90 67 13 10 62 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 98 98 185 1159 % 15,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACd  ABbCbBBaCDABBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbdbcCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A DdaDBAD Ca  BA Dd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BDCACDCDDDCBCABD ABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

347,420 31,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ELİF GÖKDERE 90 56 24 10 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 194 194 365 2416 % 31,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCb CCcA dBcAdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bcaADBCDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBcAD Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBAcCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız   CddDCa AbA cbdd aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız  DABacDAABBDADBCBdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 2 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

386,429 17,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ELİF GÖKSU 90 65 19 6 58 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 117 117 219 1371 % 17,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCDACCBAdBBbAdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADBCbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcBBcADCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBAcCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DcCBba   A ACDbBB aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDcdABADADBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

322,663 41,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
EMİNE SU ÇINAR 90 47 15 28 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 245 245 472 3166 % 41,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCDbCacAadB AC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bADADBCDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız Bb BcADCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız C BA CA DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 2 18 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız          b    c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDAdC D ABB ADBCcCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 0 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

345,811 31,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
GÖKÇENAZ EREL 90 58 25 7 49 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2462.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 198 198 373 2462 % 31,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bCaDAdBDCbcBBCbcBBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CadBDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABbbBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A Dc DcbbACaCB A  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcCDbbDDbddABcAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 0 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

403,213 13,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
HAKAN ÖZTÜRK 90 69 17 4 63 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1007.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 89 89 164 1007 % 13,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCbbCCBACdBcACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADBCDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDAD DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBAaCABDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACBADCcdA ACDDBB bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CaAdCDDAABBDADBCBdDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 0 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

405,087 12,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
KAAN YÜCE 90 71 15 4 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 87 87 161 968 % 12,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AbdDAABbCCBBBCbcBBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCcCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBaDdADACc B ACDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BDCbCDCaDDCBCAaDbABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

359,501 26,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
KIVANÇ ARI 90 53 16 21 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 164 164 314 2061 % 26,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bCCD ABDCdcBBCDbdBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DcDbdcB DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 0 6 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CD    B A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AB aB DDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBaaBAD CD   d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BD cCDCDDD BbABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

269,713 64,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
KUZEY DEMİREL 90 38 51 1 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 340 340 669 4974 % 64,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AbCDAbBDCCBBaCbcBBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCaBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız aDbcadBcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AcabdbDcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız cAcaDbcADcacacdbaDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDbdCaCacadcbdacAAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 3 5 38
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

389,200 16,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
RÜYA EFENDİOĞLU 90 66 16 8 60 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 110 110 208 1307 % 16,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCDbCCB CBBbACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBCDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBcADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız c CBcDdB d b D BB aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CcABaDcAABADADBCBbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

336,723 35,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
SEVDENAZ GÖRHAN 90 49 29 12 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 216 216 411 2729 % 35,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBaCDbdCBACBBcAC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bbcdDBdDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız  D BcbDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız d BAaCA ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız acCB D  cAbb   BdbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDABCabAABADADBCBbDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 2 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

322,414 41,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ÜMMÜHAN ERĞAN 90 46 20 24 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 246 246 474 3174 % 41,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaCa bcDd  BaCDbc bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBD CD  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız  DAcaBaDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AaDa CDD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 1 9 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A     BAD  DCB AbDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CD dC aDDDCB ABDbdBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 0 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 3 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 0 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

363,688 25,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
YAĞMUR ALTINKARGI 90 61 23 6 53 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 157 157 296 1931 % 25,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCbbdCBACBBDACbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADBdDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcdBcADCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACdAb c dA dDcB  ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDAdCaDAABADADBCdCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

253,451 70,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

   -  0
ZAHİDE AZRA ÖZYOLCU 90 34 47 9 18 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 358 358 707 5465 % 70,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBcCDcCCcbddBaA bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız cdcdDBdDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBbbDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız    baC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız cACdcbCacAcbdaccBADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CabadaacABDcAccCadba

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 0 5 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

223,141 83,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4Ö  -  0
BİLGE ALKAN 90 21 29 40 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 376 376 757 6433 % 83,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız c b B Dbb cb Bc bCb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız abDADadDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız acBBDbDaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız    Bda  a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız C daa  dABC  DB ddcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

314,673 44,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

7S  -  0
VOLKAN SOYUMTÜRK 90 51 33 6 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 264 264 511 3449 % 44,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBbDbbCdAd BadCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADdCbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız acBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBcADCABaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız ccCBda aBAcACc Ba aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABbcabAcCcADB BCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

301,966 50,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ABDULBAKİ ÖZDEMİR 90 44 29 17 34 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 198 290 290 561 3880 % 50,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABbBaCbcCCBAbdBbACDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDAcBabB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız ccaBDADabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADaABD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız bAd ba     A  ac    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDAB DbdAaADcDB BbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

317,292 43,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  911
ADNAN EFE BOZTAŞ 90 50 31 9 39 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 175 259 259 499 3350 % 43,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBB DbCCcbCdBaAdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBCDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcdBcADCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız aBcAbCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACccD  dAbd Dcc   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDAcac bABCDcDBCcdad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

362,343 25,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AFFAN PALA 90 53 15 22 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 112 158 158 299 1973 % 25,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCacCdcACdB AC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bcDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcaBDAD DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız d  A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DcC AD   A A  D   aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDABaDDAABADADBCBdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 0 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

341,988 33,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AFRA GÖRDESLİ 90 51 25 14 42 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 143 207 207 388 2582 % 33,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCbbCCcAadBbACD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bADADBCbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız acaB bDa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CaBADCABa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız Dca Aa   A bCD BB  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABaDbAABADcDBCcdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 2 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

343,403 32,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AFRA ULAŞ 90 54 32 4 43 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 140 203 203 381 2541 % 32,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCbcCCBdddBcACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bbDdDBdDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcdBDbDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız dBBAbbABaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız cAC cDCccAbACbDdB  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDABCbadAaCDADBCBdDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

254,007 70,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AHMET AKÇAMAN 90 21 14 55 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 243 357 357 705 5448 % 70,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız  BcBaCD CCab  Ba C A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bADdDBdccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız         D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız    A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız C A C  cdB DA     c 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 1 0 13
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 0 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 0 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

382,743 19,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AHMET TOPALOĞLU 90 63 17 10 57 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 125 125 231 1469 % 19,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCbACCBAC BaACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBCccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız d aBDAD DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız aACBADda d A DD B a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDDbABCcADBCBdDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

408,414 11,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AHMET YİĞİT ÖZAY 90 69 19 2 62 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(903.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 82 82 153 903 % 11,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBdCDbdCcAaBBDAdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDaBDADCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CccAcaAcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACBADCB AAACDDBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDAdCbcAABDDADBCBdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

386,886 17,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALİ BERK BEKER 90 67 17 6 61 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 115 115 216 1364 % 17,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız bBaBB bbCCcAaaBDAC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDaBcADCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACB D ddAAACDbdB aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDcAABAcADBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

276,749 61,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALİ DEMİRKAYA 90 34 21 35 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 225 329 329 646 4747 % 61,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBaCDcCbBbCBBcAb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDAcBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız B aB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CaBAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 6 14 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız abbddb              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDdB DcAABADcbB     

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 2 0 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

300,051 51,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALİ İTAK 90 44 33 13 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 201 294 294 569 3946 % 51,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACdDAABcCCBBaCbbaBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbbD dDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız bD dDBBabD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AB bBCDbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız dAbcc B   Cc  cACb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDCc DCbDadcdABbdAaB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 3 4 38
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

369,471 23,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALİ ÖZEL 90 59 23 8 51 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1789.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 104 148 148 276 1789 % 23,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCbbCCBACaBbACcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bbDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcdBcADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız aBaAcCABa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız D C ADC dA b DDBB aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCaDbAaBDAaBCBbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

459,424 1,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALİ TUNA YILMAZ 90 82 7 1 79 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 16 16 28 125 % 1,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaCDAABDCaBBBCDbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAbBDDBADACaCBBACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCAdDCDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

312,778 45,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ALPER AYDIN 90 51 36 3 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 181 268 268 518 3508 % 45,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBcCbACCcbadBaAabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız cADADBaDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcBBcbDaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DcCBbadB AAbdDbcdAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız  adBCacbABADcDBCBaDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 4 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 1 4 20
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

363,867 24,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ANIL ÖZ 90 61 22 7 53 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 111 156 156 294 1923 % 24,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaCDAABDCCBBBCbb BbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız bD BaaBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAbc DBAbcdbdBcda   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCAbDCDDDCBdABDbABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 2 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

450,781 2,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ARDA TAYLAN 90 79 9 2 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 26 26 43 207 % 2,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBDCCBBBCbbBBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDddDBdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDDBADACDCB ACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcCDCDDDCBbABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

460,598 1,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ASLI LİDYA ÇAKMAK 90 81 8 1 78 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 14 14 25 118 % 1,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBDCCBBBCDABBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbbCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız bADcDDBADcCDCBBACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCAbDCDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

447,468 3,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ATA YİĞİT KAYAN 90 78 10 2 74 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 29 29 49 250 % 3,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABbCCBBBCbbaBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABaBBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAbBDDBADACDCB ACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

302,489 50,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ATAKAN CESSUR 90 45 33 12 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 196 288 288 557 3857 % 50,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız cBbBBCbcCCcAC BbACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADaCDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BaBBaADbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız da AD AacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız   aaAD ccA b  aaa aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDABa abABBDcDBdBdDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

318,204 43,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYAZ TUNÇ 90 47 24 19 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 174 256 256 495 3323 % 43,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaCDcABDCCcBcCbbBBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbdcBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız          c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAac Dcb dCa   A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDCAbaaDDDCBdABbbAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

389,649 16,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYAZ YAVUZ 90 65 22 3 57 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 109 109 207 1300 % 16,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız dCCDbdBbCCBBBCbAdBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbbdcBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABbaBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDdBCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AcDB DcADACDCcaACDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcCDCDDDCBdABcAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

270,545 64,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYŞE MUTLU 90 33 33 24 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 235 339 339 665 4941 % 64,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız  Ba cdDbCCBdCaBDAdb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDAbdCDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız Bb BcAb Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız d cA bb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız b Ccb   cA    cB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDdBaDabABCDcDBC daC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 3 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

418,574 8,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYŞE SEMİZ 90 73 13 4 68 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 63 63 113 678 % 8,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABDCCcBBCDABBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDACDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDdBcBB AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız bADBaDBADcCcbB A DBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CaCAdDaaDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

401,864 13,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYŞE SURA YAVAŞ 90 70 16 4 64 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1041.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 91 91 169 1041 % 13,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaCDAdBDCCBBaCbbBBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABccBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADcaDBAcACD B ACDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDacCDCaDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

356,701 27,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYŞEGÜL ASANA 90 57 26 7 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 121 171 171 326 2148 % 27,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAcBDCCBBBCbcaBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBcdCDBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDbBccBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AB CBbDDcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAbd D bDACDad A DcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız Ab cbDCbDDCBCABabAaB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

418,173 8,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYŞEGÜL GÜMÜŞ 90 73 9 8 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 64 64 115 681 % 8,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaC AABDCCBBBCbABBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız d DccD cDACD B  dDc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

294,468 53,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AYŞENAZ EKİCİ 90 38 18 34 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 208 305 305 589 4137 % 53,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBd bAdCBAa  cAC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız  AcADBCb C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız cDBB A  Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız  B AaCbBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız   b  b     A  aa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDA aDD ABCDcDB  dD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 1 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 3 2 38
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

387,492 17,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AZRA ADA ÇELİKKANAT 90 68 21 1 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 114 114 214 1352 % 17,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACbDAdBDCCBBaCDABBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbdDdCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADcaDBADbCbCcBdaDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BDCAaDCDDDCBbABccAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

261,087 67,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
AZRA ÇANDIR 90 32 37 21 19 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 240 350 350 689 5224 % 67,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bbd bdBcbCcBaCb BB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbcCbaC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız  DdacaBcb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AdDCcba  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A Dc D  bA a   b cBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız AD ACDacDDd dABcb cB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 2 4 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

371,849 22,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BATUHAN DEĞİRMENCİ 90 62 23 5 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 145 145 272 1736 % 22,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AdaDAdBbCCBBcCDbBBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDddDBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDdBDBBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABcCBaDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAbBa ccDcCD a bCDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcCDCDDDCBbABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

273,061 62,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BELİNAY AKK YA 90 36 33 21 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 228 332 332 652 4848 % 62,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız baCbAdBDdCBBBCbABB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DdDcaD bDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız b ABcBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız A bd aD dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AcD cDd c  a   c D d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız Bc cb C D dcdAaDcc a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 1 2 20
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 0 2 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

276,661 61,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BELİNAY AŞICI 90 31 24 35 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 226 330 330 648 4749 % 61,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaC  dBDCbcB CDbdB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız cBbdabBdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 0 5 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 7 11 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız Accc D b b a   b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız AD  CDCDbDC dABDb aB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 0 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

308,679 47,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BELİNAY KARAKUZU 90 43 25 22 34 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 187 276 276 533 3649 % 47,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBaCbcCCB C BaACD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bbDADd bdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız dDBB AD Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBB*D ABD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız bc B a c A bC c B  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDABC  bABCD*DB  dDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 0 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

271,748 63,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BELİNAY OCAKÖREN 90 30 23 37 22 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 233 337 337 662 4899 % 63,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız b d  ABbCCcB Cb B bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDddD b A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız aDbd  BDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 5 13 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A bda      b   bC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız AD cCDdaDDC dABbAABc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 1 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 3 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

428,923 6,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BELİNAY YÜCEL 90 74 12 4 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 53 53 92 516 % 6,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AadDAABDCCBBaCbABBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCbBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDaBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAbBDDBADACDC  bCDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcCDCDDDCBdABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 0 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

392,717 16,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BENNU YÜKSEL 90 69 17 4 63 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 105 105 200 1244 % 16,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBaCDbCdcACBBcACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız acCBAcbadAbACDbB   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDDAABADADBCBCaC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

444,956 3,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERK YILDIZ 90 78 10 2 74 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 37 37 61 280 % 3,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABDCCcBBCDbBBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCcCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBaDBADbCDCB ACDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBbABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

374,637 21,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERKAY ULUYURT 90 61 20 9 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 138 138 262 1670 % 21,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız AB BdCbbCC bCBBcAC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBdcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız B BBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız C BAcCABaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız  cCBADC cAbACcDBBc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız baABCDcAABCDADBCdCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

450,944 2,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERKE EFE UGUR 90 79 9 2 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 25 25 42 205 % 2,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBDCCBBcCDbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCbDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADdDDBADACD cBACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBCABcAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

354,124 28,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERKER ERKLİ 90 55 20 15 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 125 179 179 338 2219 % 28,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCDbCCBbCdBcACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDdDBdDdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDbDCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız dBBADCbBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız D CBAa        a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDAdCDDAABCDcDBacCDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

387,692 17,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERRANUR GÜLLÜ 90 63 20 7 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 112 112 211 1346 % 17,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaCDbdBDCCBBaCDbdBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbdCDdbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız  DABcaB AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AB CBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAcBaDBcDACD  aACDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDbcbABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 0 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

271,869 63,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERSU PEKER 90 34 25 31 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4894.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 232 336 336 660 4894 % 63,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABcBaCb dCc  BB AbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bbDADBCbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcdBcA  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 0 4 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız C BAD A D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız a CB c   d bd Dd   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız   A a a ABADbc   dDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 0 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

364,966 24,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERTUĞ EYMEN 90 59 20 11 52 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1894.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 110 154 154 289 1894 % 24,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBcBBCbd acAbdBDACbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDAD d B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BaBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBAD A  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız adCdADC cAbA DDBB DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDcAABCDADBCBCDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

373,807 21,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BERTUĞ GÜZEL 90 62 24 4 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 141 141 266 1692 % 21,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABDCbcBBCbbaBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbbCDcbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CbABaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A acbDaADbCD BaA Ddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBCABDdAcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

449,504 2,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BETÜL ESENKAYA 90 79 10 1 75 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 28 28 46 222 % 2,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABDCCBBaCDbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABbBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAbcDDBADbCDCBBACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBdABcAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

459,424 1,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEYLEM SARI 90 82 7 1 79 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 16 16 28 125 % 1,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCDbCCcACBBDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACBADCBcbAACDDBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABaDDAABADADBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

345,776 31,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEYZA CİHAN 90 57 25 8 48 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 138 199 199 374 2465 % 31,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız cBDBcCDbCCBACBBcAdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBCDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcBBcADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız a CBAD B A AdDDdB aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız  aAcaDabABCDADB adab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

326,572 39,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEYZA NUR AYDIN 90 51 23 16 43 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 165 237 237 456 3038 % 39,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBB DcdCBAbdBbACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız b DADdCDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcBBDADCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADdABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız    Bbaba A bCbDc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDd aDbAABADADB cbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 1 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

373,812 21,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BEYZANUR KAVAKLI 90 65 23 2 57 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 140 140 264 1690 % 21,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABbBBCDcCbBACBBcbCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADcDBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız accBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DAdBdDacBbcAdcbBB cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDABCDDbABCDcDBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

460,425 1,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BURAK DAYIOĞLU 90 81 8 1 78 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 15 15 26 120 % 1,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABbCCcBaCDbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbACDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDDBADACDCBBACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDaDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

335,626 35,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BURAK EFE ADIGÜZEL 90 52 25 13 43 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 151 219 219 418 2760 % 35,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız A db cBDCacBadbcaBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDddDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDdB BBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AcDbdaDcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız bADB DccDACD      d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDCACDCbDDCBCABDAA B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

292,075 54,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BURAK YAKUT 90 40 28 22 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 210 309 309 598 4217 % 54,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCbbCCBbadB ACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız D DADaCcdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDcDaD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız d cAaCA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız D aadc   d d     A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CaAaCab AcAabDB BbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 0 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 2 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 1 4 20
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

412,176 10,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BÜŞRA MELEK KAHRAMAN 90 71 14 5 66 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 75 75 138 808 % 10,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABbCbccBCDbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDACDaCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDdBDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız  BDCBCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBbDBbD CDad ACDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDCbbDCDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

362,182 25,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
BÜŞRA UYSAL 90 60 25 5 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 159 159 302 1979 % 25,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBcCDACCBAbdBbAdcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDAcBC Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcdBDADaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız bbCB c accAAdDDBBbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABaDDAABADADB dCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 4 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

279,414 60,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CANSU BAŞARICI 90 31 23 36 23 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 221 324 324 636 4668 % 60,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız Add  ABbCCcBB bcBBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbcdDdCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız  D dcaBcA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız b     a  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 2 15 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A  a D    Ca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CD A a  DDC dABbbA B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 3 2 38
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

301,424 50,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEMİL ÇAĞAN ÇOLAK 90 45 41 4 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 199 292 292 565 3906 % 50,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBcBcCDbCbcAbdBcAdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bdaADBdDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız acdBcADCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CdcAcbABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız bACBAD ca bdaDDcBcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDAdCDDbABADcDB abDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 4 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

305,999 48,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEMRE AKYOL 90 48 28 14 38 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 192 281 281 544 3734 % 48,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız baCcAABDCCcBBCbbdBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDbBbcBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDbBCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız   cc    cACa  cA Dc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CD cbD DDDb dABabAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

430,075 6,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEMRE KAYA 90 75 13 2 70 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 50 50 85 492 % 6,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCbACCcAaBBDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız daBBDADdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız ccCBADCBaAAAdDDBd cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDDAABCDADBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

458,309 1,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEMRE SU ÜNAL 90 81 7 2 78 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 19 19 32 138 % 1,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBDCCBBBCDAdBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABcBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDDBADACDd BACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BDCACDCDDDCBCABcAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

449,543 2,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEREN KINAY 90 80 8 2 77 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 27 27 45 221 % 2,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABaBBCDbCaBACBBDAaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACBcDCB AAACDDBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CaABCDcAABADADBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

355,138 28,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEYLİN ÖZCAN 90 54 23 13 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 123 177 177 336 2189 % 28,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBbBBCDcCCBbCBBcACcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DcDADBbcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBcADCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız  ccA   B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız   CBAD   AAACDDBa aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CaAdCbcAABAaADBCBdDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 1 4 20
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

341,428 33,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEYLİN SERT 90 57 23 10 49 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 146 211 211 396 2601 % 33,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız bBbBBCcbCCBAddBDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADaCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız  AdB a BcAc   bc  DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDAdaDbbAaCDADB BbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

275,333 61,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEYLİN SU KAVÇAK 90 34 36 20 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 227 331 331 650 4776 % 61,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bCaDbABDCCcBdbbbB  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DdbcdbBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDcdaBBDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 4 6 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız b  d d   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A D  Dabacda   b ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDC Ccb DDa dABbAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

384,678 18,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
CEYLİNAY ÖNDER 90 67 20 3 60 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 122 122 225 1417 % 18,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACdDAABDCCcBcCDbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDaCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADdaDBcDcCD BabCDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcCaCDDDbBbABDbbdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

433,690 5,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÇİĞDEM KILINÇLAR 90 75 7 8 72 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 46 46 79 437 % 5,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCDACCBACBBDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADBCDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACB a   AAbCDD B aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız  DABaDDAABADADBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

464,707 1,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÇINAR BUZKURT 90 81 6 3 79 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 8 15 86 % 1,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCDACCBACBBbACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bdDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız B  BDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız bACBADCBBAAACDDBaADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDDAABADADBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

445,082 3,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ÇINAR EKİNCİ 90 78 10 2 74 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 36 36 59 275 % 3,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABDCCcBBCDbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AcDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDDBADcaa BBbCDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBbABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

371,005 22,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DAMLA KÖSE 90 59 24 7 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 102 146 146 273 1761 % 22,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABaBBCbbCdBbCBBaACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADBdDab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız cbBBaADaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBAaCABbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız  ACBAb Ba  ACDDBd  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDaAABBDADBCddDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 4 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

416,944 9,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DENİZ GÜNEY 90 74 15 1 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 67 67 120 707 % 9,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCDACCcbCBBaAdbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDaBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız cAdBdDaBBAAACDbcBAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDbAABADADBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

333,270 36,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DİLA KANGALOĞLU 90 52 30 8 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 155 224 224 427 2824 % 36,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABcBBCbAdCcACBBaAaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADdaDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız ccdBDAcaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBAaCAcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız a CBAD   ddb DbcB a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABa*cAABADcDBCBbcC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

368,440 23,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DİLVİN BUDAKÇI 90 60 19 11 53 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1812.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 105 149 149 278 1812 % 23,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBaB CDb CBACBBaACDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBdDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDaBDADC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CaBADCABbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız D CBAc d AAAC  dB aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCbcAA  DcDBCBdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 0 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

367,761 23,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DOĞA ÇAVDAR 90 59 19 12 52 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 106 150 150 280 1823 % 23,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBbCCcBBCDAdBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DabdCcBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız aDABbcBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 2 11 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız   bB  BcD CD   A D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcCDaDDDCBbABaAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

353,958 28,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DORUK DEMİRCİ 90 57 26 7 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 127 181 181 342 2229 % 28,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCDcCCBAaBBbACbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADBaDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BbBBDADdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız dBBAc ABbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız bcCB a BBAcA Da db D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDAcCacbABCDbDBCcCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

308,307 47,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DORUK KÖKAVCI 90 44 39 7 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 189 278 278 537 3664 % 47,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBdCbcbCcc BBcbdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bbDdDddDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız dDaBDbbCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız dBBAcCccaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DdCBcDC  A AC DaBcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız daAdaabbABCDADB ddDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

279,308 60,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DORUK YİĞİT 90 40 40 10 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 222 325 325 639 4674 % 60,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABaBadbACacbdBBabCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bcDADBCcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcdBDAcaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız aBcAc d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DcaBADacdAbbCcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDABacabABDDbDBadbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

407,280 12,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
DURU KAYAPIN* 90 69 7 14 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(925.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 84 84 156 925 % 12,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABDCCcBBCDb B A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBC DBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 1 9 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A DB DB D C    ACDa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BD ACDCDDDCBdABaAdBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

358,570 27,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
E EN GÜLTOMRUK 90 61 20 9 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2087.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 117 166 166 317 2087 % 27,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACdDAcBcCCBBBCbbdBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbbCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A bB D bcACc  dAC B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcdaCDDD BdABDAAaB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

314,047 44,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
E NİSA DOĞAN 90 43 28 19 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 179 265 265 514 3465 % 44,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACdDAABDCdcBcCbbBBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBaAdbdaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız  Dd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABaCBCcDcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADc D bc Ca a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BDCAdDaDDDCBdABDdAcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 1 1 13
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

348,428 31,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EBPU BALTAŞ 90 56 26 8 47 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 135 193 193 362 2393 % 31,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBcCCBBcCbbdBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbbdDBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız aDAdadBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADcbDBAD Cb   bd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcCDaDDDbBdcBDAAcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

399,982 14,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECE ÇELİKKOL 90 68 16 6 62 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 94 94 175 1080 % 14,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız A dDAcBDCCBBBdacBBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABaBBcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAaB DBA ACaC BACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCAbDCDDDCB AaDbABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 0 60
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

328,013 38,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECE ÖZDEMİR 90 50 20 20 43 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 162 234 234 449 3002 % 38,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız  BDBcCbbCCBAbBBDACD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bbcADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız daBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız  BcAD ABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız aAC  a     A  b   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDAdaDadABBDADB  bDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

264,780 66,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN AKÇİN 90 30 23 37 22 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 237 346 346 681 5119 % 66,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız bBDd CbACCaA   c   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız ccDADBCD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız  cdB b  Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız   BA dd D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız bc a     b         D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDA a aAABC ADBC dDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 2 2 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

326,589 39,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN ÇEVİK 90 49 29 12 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3036.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 164 236 236 454 3036 % 39,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBDbCcBBCDAdBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız aDdacdBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız bccCadDDcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AdD bD ba C    b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDdbaDaDDDaBCABadAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

305,855 48,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN HABERCİ 90 42 23 25 34 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 193 282 282 546 3741 % 48,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız badb ABadCcBBbbABB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDddDdCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CD B BBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız  Bb   D cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 2 13 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AA c D  D  b B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız  DCcbDa DDCBdABa ABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

334,694 36,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN Hİ A BABALI 90 52 21 17 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 152 220 220 420 2785 % 36,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABaBBdbbCCc  BBcAd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDAcBdbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BbdBDA CDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CaBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DcC ca   AAA DDc   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız b A CDDbABADcDB BCD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 0 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 0 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

281,246 59,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN KURTAÇ 90 35 25 30 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 219 321 321 628 4594 % 59,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız bBbBdbDACbcAbaB bCb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız D DADBdDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız daBB    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız d BA  A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 5 14 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız     db   d c      cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDccAaCDADB BCDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 0 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 2 1 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

308,150 47,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN METİN 90 45 34 11 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 190 279 279 539 3672 % 47,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız cBDBBCbbCaacbdBaACcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bdDADaCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcaBcADCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız ddcAcbAdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız   CB ba  b b cbBd D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDcBaDDAABADADB BCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

331,944 37,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİN MEZBUR 90 50 21 19 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 157 227 227 433 2871 % 37,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaC AABDbaBBBbbABBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbcCDBdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDAB aBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AB CBaD cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız d ac D  c Cc   A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız AD cCDabDDCB ABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

359,667 26,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ECRİNNUR * CE LAN 90 58 26 6 49 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 115 163 163 312 2056 % 26,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABbBBCaACCcAdaBcAbbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADddDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız cDBBcbDCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız ccCBcD a A Ad DBBc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDDdABCDADBCBbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 3 5 38
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

401,041 13,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EFE AYDIN ULAŞ 90 68 20 2 61 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 92 92 171 1061 % 13,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCbbCCBACdBabCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADddDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BbcBDADCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACBADa dAAACDDBBAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABaDbAABADADBCBdDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

411,640 10,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EFE EKİCİ 90 72 15 3 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 76 76 140 825 % 10,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCcbABbdCcBBCDbBBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DaDdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDaBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBaDBbDACD a AdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDaACDCDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

243,497 75,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EFLAL AKKAYA 90 24 27 39 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 246 364 364 726 5794 % 75,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız b dbdcBbC cBaCbAcB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DaD baBaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CD d BB bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız b c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız  DCca C DcaabAcDcAB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 0 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 3 3 38
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 0 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

271,234 63,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EGE GEZEK 90 32 25 33 23 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 234 338 338 663 4916 % 63,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bCC AABaCbccBC bdB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDcCDdb d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız aDAd  BDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız A     c  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız bAD  b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız Bb bdDCcDDbc ABbcAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 1 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 2 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

378,378 20,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EGE YILDIRIM 90 65 23 2 57 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 133 133 249 1573 % 20,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız bBDBBCbbCCcACBBDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADBdDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BaaBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACBAcdacAbAbDbdd DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDdBCccdABADdDBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

387,513 17,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EGE YUNUS DEVAY 90 67 18 5 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 113 113 213 1350 % 17,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCbACdBACBBDAaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBCDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACBADb  AAbC DBa aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDABCacdABBcADaCBbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

468,986 0,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EGEMEN DENİZ 90 82 7 1 79 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 4 8 64 % 0,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBDCCBBBdDcBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCcBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABcaBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDDBADACDCBBACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

349,952 30,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELA ALPARSLAN 90 55 24 11 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 132 190 190 358 2353 % 30,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız cBcBBCDbCCcACBBaA  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bdDADdd B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CcBAabABD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız  bCcbcacdA ACDDdB  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDa ABCDADBdcdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

349,903 30,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELA GÜLSU AKAR 90 46 7 37 43 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 133 191 191 359 2354 % 30,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 1 7 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız A CDAABD C B C  dB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız          A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız  DABccB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız AB  BCD BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADc DdA  Ca   b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız AD ACDCDDDC CABDA BB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 0 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

181,216 97,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF NAZ AKBULUT 90 20 68 2 -2 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 257 381 381 773 7529 % 97,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bCdabbaaCCaddCbAacbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız ccabaD aDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDbccdaDca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız dcabdbccBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız ddbcaacbDbacdcBbacdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CadcbcdacabadABDbcaB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 3 5 38
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 4 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 1 4 20
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

341,015 33,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELİF RANA AYDO AN 90 48 22 20 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 212 212 399 2614 % 33,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCbA bcb dBDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bdDAD abBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız  DaBDADC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız b BA    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız   CBADa dA b D BB  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDABCcDbABADADBCcCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 1 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

327,176 39,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ELVİN BULKOY 90 48 22 20 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 163 235 235 452 3025 % 39,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaCDAdBbCbcBBCbAdBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DdDcCbdbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDAab B AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBC D A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 2 15 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A D  c    Ca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCAdDCaDDCBCABabABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

349,436 30,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EMİR GÜLTEKİN 90 56 29 5 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 134 192 192 361 2367 % 30,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBcbDcCCBAdaBbACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bdDADBCDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcBBDADCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız dacAbCABbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız cACBcDa BbAA c  Bdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABaDbbABBDcDBCaCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

347,221 31,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EMRE ANADOLU 90 54 20 16 47 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 136 195 195 366 2420 % 31,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız A CDAdBDCbcBaCDcdBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbbCbBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDdBa BDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDaB D BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 2 9 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A D aDBAD Ca   AC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CD c DaaDDCBdABbAAcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

315,881 44,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EMRE İŞÇİLER 90 53 36 1 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 178 263 263 507 3413 % 44,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bbCbAdBDCCaBcCbABBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDACDBbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDaBcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDdBCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDDBbDcacaddcbcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADacdbacDDCaCABDbAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

420,643 8,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EMRE KURNAZ 90 72 13 5 67 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 60 60 107 637 % 8,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBcCDACdBACdBbACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bbDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBB ADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CdBADCABD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız cACBAD B AAACDaBdcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABaDDAABBDADBCBbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 0 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

338,350 34,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ENES ATİK 90 54 26 10 45 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2685.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 148 214 214 406 2685 % 34,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBaCbAdCBACdBDAb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADBCbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBbADbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CcBAaCABbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız D CBAD   A A DbcB aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDdaaDbbABDccDBCcdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

445,542 3,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ENES ULUBAŞ 90 79 8 3 76 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 32 32 53 263 % 3,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACdDAdBDCCBBBCDABBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBcACDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDDBADACa BcAdDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCbDDCBCABDAbBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

393,947 15,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ERDEM EFE KARADAŞ 90 69 19 2 62 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 102 102 193 1210 % 15,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCbbCCBbCBBcACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADaCDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız aACBAcbcBAAbC*Dca aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDDAABADcDBCBdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

356,987 27,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EREN ALTINTOP 90 58 26 6 49 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 120 170 170 324 2140 % 27,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız caCDAABbCCcBaCDdBcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbAdDBCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDbBadBDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCcaDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız dAD DDBbDcCcac dC BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız Aab CDCDDDCBCABD ABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

235,967 78,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EREN BALIKÇI 90 29 53 8 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6065.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 251 371 371 742 6065 % 78,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız caCDAbBabbcBBdabBB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DdbcCDdCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 9 1 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız bcbccdacb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız dBcCdCabdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A ccaDcdccdbd cc DaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız Cc bbadDDDdcbABbdA B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 0 7 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

446,035 3,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EREN NAYMANOL 90 79 10 1 75 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 31 31 52 262 % 3,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABDCCcBBCbbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCaBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADcDDBbDcCDCBBACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCbCDaDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

367,488 23,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EREN SAĞOL 90 58 24 8 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 107 151 151 282 1833 % 23,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCbAdCcbbBBcAdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBdDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız Bc B ADCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız  BBAaCdaD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız D CBAD BaAAACDDdBbDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CadBacDAABADADBCBCD 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

290,500 55,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ERHAN BAYSAL 90 43 33 14 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 212 312 312 606 4261 % 55,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBcBBdDbCdBbCBBcAdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız cADdDBdcdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDaBcAcbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBAbCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 2 13 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız cACB b   A A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDAdaDacAaCDcaBCBbcC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 4 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

354,321 28,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ERVA GÖRDESLİ 90 54 23 13 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 124 178 178 337 2214 % 28,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ddCDAABDCCBBBCDbdBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbbdDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CD BcdBDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDdBaaaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A Dd D ccACD   b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCc DCDDDCBdABaAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 2 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

239,186 77,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
ETEMEGE BURHAN 90 30 43 17 15 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 248 366 366 732 5943 % 77,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız c bBabDAdadd BB A cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDdDBaDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız cDBBcbbaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız dBcbadAcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 7 10 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız  bd baC  b   DD   ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDAB DbcAaCccba Bdcd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 2 6 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 0 2 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

267,013 65,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYLÜL AKTAŞ 90 34 31 25 23 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 236 343 343 675 5056 % 65,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bCCab BDCdada bAcBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDcbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız aDABDBBcAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız Ac        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız dAbdDc    Cb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CD cdDC DDdBdcBabAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

332,631 36,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYLÜL BADE AKKAYA 90 55 27 8 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2848.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 156 226 226 430 2848 % 36,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBdbbCCBA BBbACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcaBcADbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız c CBdabcBc    DdBdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDAdaDcAABBDcDB BdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

357,389 27,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYLÜL NUR KAVUKÇU 90 58 16 16 52 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 119 169 169 322 2126 % 27,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABcBcCbbCCBACBB bCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız  dDADBaDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 3 13 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız c C bD     b DD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDAdCDcAABBcADBCBbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 1 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

455,714 1,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYMEN AKGÜN 90 80 8 2 77 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(151.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 21 21 34 151 % 1,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABaCCBBBCbbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBD CbdCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDDBADACDCBdACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBCABDbAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 0 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

361,095 26,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYMEN AŞKIN 90 57 18 15 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2020.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 114 161 161 308 2020 % 26,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCbACCcbCBBbA DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bdDdDBCDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BaaBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBAbCABaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız   aBA  c A A DbcB  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız  DABa bAABCDcDB BCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 1 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

479,848 0,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
EYMEN SUNMAZ 90 85 4 1 83 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 4 22 % 0,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAABDCCcBBCDbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDDBADACDCBBACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

353,392 29,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FATİH AKTAŞ 90 54 24 12 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 130 184 184 348 2248 % 29,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız cbdDAAB  CBBBCbAaBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdC BbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız dDcd dBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız A D BaDDcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAbB DB D aDbBdbCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDCACDCaDDCcbABDAAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

310,842 46,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FATİH EFE DEMİRKAT 90 48 33 9 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 183 270 270 524 3573 % 46,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bbdDdABDdbBBBCDbdBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DdbbdDBbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız aDAdDacbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız c bcbc cDcdD   AC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BbCcaDCDDDCBCABDdAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 4 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

379,378 20,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FATMA ECRİN ADIGÜZEL 90 59 22 9 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 132 132 245 1543 % 20,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAcBbdbcBBCbABBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DabdCDaCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız aD BDBBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABaaa c BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AA BDDBd ACDCa AdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız AD cCDCDDDC bABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 2 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

282,549 59,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FATMA EFSA EVELEK 90 42 34 14 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 218 320 320 626 4553 % 59,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCDcdCc CdBaACD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDdbBCDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcaBcADCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBAcCABaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 10 8 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız Dca bb  cb c  Dcd  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız  aAdda bABCDcDB cdDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

385,916 17,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FATMA NUR AKAR 90 64 19 7 57 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 118 118 221 1387 % 17,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCDbCCBACBBaACD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DcDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcaBDAcCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CdBA CABDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DdCBcDC  AAbC bBB aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDdBaDDAABADcDBCcCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

388,131 17,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FIRAT KILIÇARSLAN 90 63 14 13 58 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 111 111 210 1335 % 17,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız A CcAABDCCBBBC AdBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız  BaddCD BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADc DB  cCD a b  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

218,525 85,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FUAT EFE İŞYAPAN 90 24 47 19 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 256 379 379 765 6556 % 85,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABbBcabAddcbbaaDAdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DcDADcabcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız daacDAcbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız acdAbCAcbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız Db  cD   cb   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız      bDcdaCDAcBbcbad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 4 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 1 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

410,865 11,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FURKAN GÜÇBİLEK 90 71 12 7 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 77 77 144 852 % 11,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBDCacaBCDA BcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDdBDBBD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADB DBAbACa c ACDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız  DCdCDCDDDCBCABDAAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

380,387 19,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FURKAN GÜLSOY 90 63 15 12 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 131 131 241 1520 % 19,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AdCDbABDC  BBCb dBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCcBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABcaBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A DBaDB ccCD     DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDCcCDaDbDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

305,820 48,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
FURKAN SÖNMEZ 90 44 34 12 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3743.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 194 283 283 548 3743 % 48,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bCCD dBbCCB BCbcaBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBabCaBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CbbacBcccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDbaCc BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AA a DacDAab B d b b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BD ACDaDDDCddABaAd B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 2 6 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

277,504 61,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
GAMZE SU YEŞİLÇAYIR 90 37 28 25 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 224 327 327 644 4727 % 61,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız cbCbcABDCCaBdCbABBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız c DbdDa Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız  D B B cbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 8 10 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A cd  c b Cb d c   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız D CAb  b D  dABc A B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 3 2 38
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 1 2 20
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 0 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

337,140 35,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
GİZEM ÖZTÜRK 90 48 27 15 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 149 215 215 409 2718 % 35,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız cCCDbABDCCBBBCDbdBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız bdacbDdabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABcCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADcaDdbD  D cBA cd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CD cCDCDDDbBbABDbAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 2 0 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

324,241 40,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
GÖKÇE ÇAKMAK 90 52 24 14 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 167 240 240 464 3110 % 40,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDbdBDCCBBBCbcBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBcbCcBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız aDAB BBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 9 10 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız  cb   c  cbD a ddc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcbD DDDa bABcbABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

412,672 10,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
GÖKÇEN POLAT 90 72 15 3 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(799.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 74 74 136 799 % 10,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBaCDcdCBACBBDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADadDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DbCBAa BaAAAdDDBB aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDDbABCDADBCBdDd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

334,119 36,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HALİL EYMEN TOKER 90 50 23 17 42 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 153 222 222 424 2803 % 36,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bCdacdBDCCBcBCDAdBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBdbaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAD bDBA  bDa     Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCcaDaDDDCBbABacABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 2 0 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

234,528 79,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HARUN TAŞ 90 27 35 28 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6121.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 253 374 374 747 6121 % 79,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABaBdbbACCabbddcA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız D DdbdCDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBcAD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız C ababdBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız  b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CcABCaabAaDbdDcbdaba

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 0 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 1 4 20
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 0 2 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

404,955 12,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HASAN FURKANOĞLU 90 70 19 1 63 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 88 88 162 974 % 12,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBaCDbCCBACBBDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcBBcAcCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CcBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DAaBADCaaAAcCDbcBAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCacdABDDADBCBbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

341,731 33,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HAVVA İREM YAN 90 53 23 14 45 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 144 208 208 391 2587 % 33,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBaCDcdCBAaBBaAdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADBCDab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız ccBBaADCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBA Cbc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız  ACBADa    c DD d a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDAdCDcbABBDcDBCB Db

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 2 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

234,995 79,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HAYRİ KAAN AKINCI 90 28 39 23 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 252 373 373 746 6105 % 79,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bbdc cBDabBBabDAdB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDdCDBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDdBbdBabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız Ac ad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 7 12 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız c b cc d  bb  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BadcCba DDbadABabd B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 4 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 0 4 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

355,590 28,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HAZAL YIL*Z 90 60 17 13 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2179.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 122 176 176 334 2179 % 28,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBaCDACCcdddB ACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bcDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız a aB D   A bCDa B  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bcA  DDbABBDADBCBCad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

426,029 7,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HİRA NUR SAVAŞ 90 74 14 2 69 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 56 56 97 556 % 7,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaCDAABDCbBBBCbABBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbdCDBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDDBAbACDbB ACDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BDCAdDCDDDCBCABDbdcB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

272,018 63,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HÜSEYİN EREN PEKER 90 35 36 19 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 231 335 335 658 4881 % 63,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız b CDb Ba dB aCa BBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DdcbdbBbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız bDdaadBcA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDaBacDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız A D bD cDdCb BB   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız Cc Ab bDDba CAcbbA B

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 3 4 38
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 0 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

256,644 69,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
HÜSEYİN İMRAN AKAR 90 35 48 7 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 241 353 353 695 5360 % 69,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bbCDccBabCcdaCbcdcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız cBcddDBbDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız bDABcaBDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız bBcdadcDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız d c  Dcbb ba cBACD d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BDCcbaaDDDCBbABabAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

445,424 3,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İ ARDA GÜLMEZ 90 79 10 1 75 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 33 33 55 265 % 3,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBcCDbCCBACBBDAdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDbDCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DbCBADbBBAAACDDBBAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDABCDDAABADADBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

394,086 15,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İBRAHİM EGE AKKUŞ 90 66 21 3 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 101 101 191 1205 % 15,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCDbCCBbCBBaAdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bbDADBCDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcaBcADaDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız cACB DacBAAAdDDBBA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABaDDdABADADBCBdDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 3 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

485,939 0,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İKRA BOZHALAN 90 86 3 1 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 3 12 % 0,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCDACCBACBBDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bbDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACBADCBBAAACDDBBADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABCDDAABADADBCBbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

262,828 67,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İKRA KARACA 90 28 32 30 17 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 239 348 348 686 5172 % 67,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız  BaB Cbb CacadBDA  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bAaAb CbaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız dDBBc aaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 7 3 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız b d badaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız b  dc       C     D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız   AcaDD AaCD DaCBCDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 2 5 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 0 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 0 2 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

420,527 8,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İKRA KELEŞ 90 73 10 7 69 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(639.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 61 61 109 639 % 8,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCD CCBAaBBbACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bADADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BaBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACBADC  A ACDbdB aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABaDDbABADADB BbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

393,644 15,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İREM BAŞKAL 90 61 9 20 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 103 103 194 1222 % 15,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCD CCcAbdBDAdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız D DADBdDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 1 6 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız D CBAa B AAA DDBB  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDAB DDAABADADBCBdDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 0 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

462,116 1,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İREM SAYIR 90 81 7 2 78 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 12 12 21 104 % 1,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız ACCDAdBDCCcBBCDbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız cBDbCDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABaCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBaDBADACDCB ACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız ADCACDCDDDCBCABDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

341,438 33,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İREM SU KAYA 90 47 9 34 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 145 210 210 394 2599 % 33,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 1 7 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız  B BB b CCB  BB ACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız  bDdDB  BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BcBBDADCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 0 6 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız  BBAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız   CBAc   A A Dcd   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 2 7 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız  DABC  AA  D DB cbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 1 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 0 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 0 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 0 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 0 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

399,606 14,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İREM ZEHRA KAYAOĞLU 90 63 15 12 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 95 95 178 1090 % 14,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCbbCCBbC BbACc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DdDADBdDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBcADCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız   BA   c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACdADC adAACDDBB DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız bDABCDDbABADADBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 6 2 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

353,436 29,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
IRMAK OMRANDI 90 58 24 8 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 129 183 183 346 2244 % 29,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bCCb ABcCCBBaCbbBBaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDdbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABcdBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AbaB DBAD aa cB CDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BDCcbDCbD CBbABaAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

309,123 47,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
IRMAK YEŞİLTAŞ 90 44 19 27 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 186 273 273 529 3633 % 47,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBdDbCCBAa BbAbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız bbDAD CcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 0 6 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız    B A  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CcBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız c C ba        D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız C A accAABCDcDB cdDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 4 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 2 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

432,405 5,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İSMAİL ATA SARUHAN 90 77 11 2 73 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 47 47 81 460 % 5,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız ABDBBCbbCCcAadBDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DADADBCbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız BDBBDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız CBBADCABDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DAaBADCa AAACDDBBAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız CDABaDDAABCDcDBCBCDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

392,954 16,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
İSMAİL KARAKAYA 90 62 11 17 58 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 104 104 196 1238 % 16,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ABDBBCDACCBACBBDACDA

Cevaplarınız dBDBBCDbCCcAaBB ACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADADBCDBC

Cevaplarınız DbDADBCDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A BDBBDADCDA

Cevaplarınız  b BDADCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 0 6 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBBADCABDD

Cevaplarınız   BA  A D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DACBADCBBAAACDDBBADD

Cevaplarınız DACB c    AACcDBB  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A CDABCDDAAB-DADBCBCDC

Cevaplarınız dDABCDDAABCDADBCBbDC

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 0 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

409,790 11,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
KAAN AKYER 90 71 14 5 66 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 80 80 148 871 % 11,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AddDAABDaCBBBCbAdBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDddDBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBdDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADB DBbDACDbB  CDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız AaCACDCaDDCBCABbAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

308,045 47,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
KADER NAZ ŞENER 90 46 34 10 34 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 191 280 280 541 3677 % 47,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız bddDcABaCCaBBdDABBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbdCbBaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDdBcaBcA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız A bdBCDaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AAba DBc cCb a A D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDacCadaDDdcdABaAAdB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 5 2 63
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 2 3 40
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

430,651 6,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
KAĞAN ÇAPANİK 90 74 15 1 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 49 49 84 479 % 6,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AaCDAcBDCCcBBCbABBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBbdCbBCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABaaBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADcaDBADACDCBaACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDCACDCDDDCBCABcAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 8 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 4 1 80
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

441,013 4,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
KAĞAN KAFA 90 77 12 1 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 39 39 65 319 % 4,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AbCDAABbCCcBBCDbBBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDAdDBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABaBBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız ABDCBCDDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız AADBDDBADbCDCBBACDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız BDCACDaDDDCBCABcAdBB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 3 2 60
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100



8. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

353,996 28,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

8  -  0
KAYRA AKTÜRK 90 53 13 24 48 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 126 180 180 340 2225 % 28,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 257 381 381 774 7711

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACCDAABDCCBBBCDABBDA

Cevaplarınız AbCc ABDCaBBBCbABcDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDACDBCDA

Cevaplarınız DBDbCDBbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CDABDBBDAD

Cevaplarınız CDABDBBDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B ABDCBCDDBA

Cevaplarınız A     a BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 1 16 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B AADBDDBADACDCBBACDBA

Cevaplarınız   D     D  c   A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B -DCACDCDDDCBCABDAABB

Cevaplarınız CDCbCDCDDDCBCAcDAABB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8 7 1 88
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 5 5 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda mevsimlerin oluşumunu açıklayan bir model tasarlar. 3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dönme ekseni kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Birim alana düşen ışık miktarı ile sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
