
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU3D TG LGS DENEME-2 189 910 1371 23705

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,76 7 2 6,61 8 1 7,67 5 3 4,22 8 4 6,80 11 7 8,28 52 23 44,34 336,380

Okul Ortalaması 14 5 12,67 8 2 7,31 9 1 8,60 6 3 4,82 9 3 7,77 12 6 10,44 58 19 51,61 361,710

KATILIMLAR

1 0 ARDA TAYLAN 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 88 2 87,34 488,827 1 1 4 4 93
% 0,39

2 0 EYMEN SUNMAZ 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 87 3 86,01 486,690 2 2 8 13 142
% 0,60

3 0 ENES ULUBAŞ 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 87 3 86,00 482,988 3 3 14 24 239
% 1,01

4 0 EYMEN AKGÜN 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 86 4 84,67 477,529 4 4 26 40 374
% 1,58

5 0 ÇINAR BUZKURT 3A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,67 476,939 1 5 30 46 410
% 1,73

6 0 NİHAT EGE TAŞ 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 84 6 82,01 473,007 5 6 37 56 523
% 2,21

7 0 CEMRE KAYA 8 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 81 9 78,01 462,839 6 7 54 86 954
% 4,02

8 0 TAHA ÖNGEL 8 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 18 2 17,33 81 7 78,66 459,045 7 8 65 104 1150
% 4,85

9 0 MEHMET YAVUZ GÖRAL8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 17 3 16,00 82 8 79,33 458,548 8 9 67 107 1172
% 4,94

10 0 ŞERİFE HACI 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 16 4 14,67 82 8 79,34 458,512 9 10 69 109 1175
% 4,96

11 0 MERYEM KAYGISIZ 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 16 0 16,00 19 1 18,67 80 5 78,34 456,576 10 11 72 114 1275
% 5,38

12 0 HİRA NUR SAVAŞ 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 17 2 16,33 18 2 17,33 80 9 76,99 455,775 11 12 75 118 1330
% 5,61

13 0 CEYLİNAY ÖNDER 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 82 8 79,34 454,425 1 13 81 130 1442
% 6,08

14 0 ATA YİĞİT KAYAN 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 15 4 13,67 80 7 77,67 448,222 12 14 95 156 1826
% 7,70

15 0 METEHAN KOYUNCU 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 15 5 13,33 80 10 76,67 447,671 13 15 99 161 1870
% 7,89

16 0 İKRA KELEŞ 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 1 15,67 17 2 16,33 79 7 76,67 447,039 14 16 106 170 1911
% 8,06

17 0 SEVGÜL CANDAN 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 3 15,00 18 2 17,33 79 10 75,66 446,319 15 17 109 176 1956
% 8,25

18 0 BERK YILDIZ 8 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 17 3 16,00 79 11 75,33 444,944 16 18 115 188 2047
% 8,64

19 0 KERİM DAVUTOĞLU 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 16 4 14,67 79 7 76,67 443,842 17 19 119 196 2110
% 8,90

20 0 KAAN KURUM 8 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 80 10 76,67 443,464 18 20 121 199 2140
% 9,03

21 0 İSMAİL ATA SARUHAN 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 14 6 12,00 18 2 17,33 77 13 72,66 437,140 19 21 141 233 2598
% 11

22 0 İREM SAYIR 8 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 17 2 16,33 17 3 16,00 76 13 71,67 436,464 20 22 143 237 2638
% 11

23 0 MUSTAFA EFE ALABAY 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 5 13,33 17 3 16,00 78 12 74,00 435,739 21 23 146 241 2678
% 11

24 0 GÖKÇEN POLAT 8 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 15 1 14,67 14 5 12,33 76 9 73,00 435,452 22 24 149 244 2705
% 11

25 0 AYŞE SURA YAVAŞ 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 2 13,33 17 2 16,33 76 9 73,00 434,899 23 25 154 251 2757
% 12

26 0 SİNEM ELİF EVRAN 8 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 15 5 13,33 77 13 72,67 433,609 24 26 161 261 2851
% 12

27 0 NİSA KABADAYI 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 15 5 13,33 77 11 73,33 433,036 25 27 164 265 2905
% 12

28 0 ECE ÇELİKKOL 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 15 0 15,00 12 6 10,00 74 8 71,34 431,735 26 28 171 273 3020
% 13

29 0 AYŞEGÜL GÜMÜŞ 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 5 10,33 16 4 14,67 77 10 73,67 431,083 27 29 176 283 3079
% 13

30 0 MERT CAN 8 18 1 17,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 16 4 14,67 76 8 73,34 429,570 28 30 180 291 3211
% 14

31 0 EMRE KURNAZ 8 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 14 2 13,33 17 3 16,00 73 11 69,33 429,442 29 31 182 295 3229
% 14

32 0 KÜBRA NUR DİNÇ 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 17 3 16,00 13 5 11,33 75 13 70,66 429,394 30 32 184 297 3233
% 14

33 0 NAZLI LARA ALTINOK 8 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 7 9,67 18 2 17,33 76 13 71,66 429,022 31 33 188 301 3258
% 14
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,76 7 2 6,61 8 1 7,67 5 3 4,22 8 4 6,80 11 7 8,28 52 23 44,34 336,380

Okul Ortalaması 14 5 12,67 8 2 7,31 9 1 8,60 6 3 4,82 9 3 7,77 12 6 10,44 58 19 51,61 361,710

KATILIMLAR

34 0 EFE EKİCİ 8 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 2 15,33 16 3 15,00 76 11 72,33 428,526 32 34 190 303 3296
% 14

35 0 MUZAFFER S DAĞLI 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 14 3 13,00 16 4 14,67 75 12 71,00 426,809 33 35 200 320 3461
% 15

36 0 KÜBRA TARI 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 12 7 9,67 17 3 16,00 75 14 70,33 423,930 34 36 209 337 3698
% 16

37 0 İSMAİL KARAKAYA 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 1 4,67 16 2 15,33 14 5 12,33 72 11 68,33 423,083 35 37 214 347 3762
% 16

38 0 BENNU YÜKSEL 8 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 5 7,33 17 3 16,00 73 11 69,33 419,393 36 38 229 369 4086
% 17

39 0 SELEN AKTEMUR 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 10 10 6,67 75 13 70,67 419,211 37 39 234 374 4104
% 17

40 0 İBRAHİM EGE AKKUŞ 8 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 16 3 15,00 16 4 14,67 72 16 66,68 418,933 38 40 236 376 4122
% 17

41 0 YİĞİT EREN AKYOL 8 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 15 3 14,00 15 5 13,33 73 14 68,33 418,791 39 41 239 379 4137
% 17

42 0 HASAN FURKANOĞLU 8 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 17 3 16,00 14 6 12,00 73 17 67,34 418,746 40 42 241 381 4142
% 17

43 0 GÖKAY GÜNER 8 19 0 19,00 9 0 9,00 10 0 10,00 7 3 6,00 13 3 12,00 13 6 11,00 71 12 67,00 416,795 41 43 247 389 4325
% 18

44 0 SEMİH KAYA 8 13 5 11,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 1 5,67 17 2 16,33 17 3 16,00 70 14 65,33 416,720 42 44 249 391 4331
% 18

45 0 ÇİĞDEM KILINÇLAR 8 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 18 2 17,33 72 13 67,66 415,497 43 45 255 397 4441
% 19

46 0 UĞUR ALP KARAKAFA 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 5 9,33 16 4 14,67 74 12 70,00 415,236 44 46 257 401 4459
% 19

47 0 NİSA DİKEN 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 13 4 11,67 16 4 14,67 71 16 65,67 415,105 45 47 259 403 4471
% 19

48 0 DOĞA ÇAVDAR 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 3 12,00 70 6 68,01 414,560 46 48 262 406 4523
% 19

49 0 AYŞE SEMİZ 8 16 3 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 5 11,33 15 2 14,33 72 12 68,00 413,476 47 49 266 413 4625
% 20

50 0 BÜŞRA MELEK  KAHRAMAN8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 14 5 12,33 15 3 14,00 70 17 64,33 412,973 48 50 268 417 4683
% 20

51 0 EMRE ANADOLU 8 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 13 1 12,67 14 5 12,33 69 14 64,33 412,900 49 51 270 419 4692
% 20

52 0 KAAN AKYER 8 13 5 11,33 9 0 9,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 2 14,33 16 4 14,67 72 12 68,00 412,540 50 52 273 424 4730
% 20

53 0 MELİS GENÇERLER 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 9 3 8,00 18 2 17,33 70 12 66,00 412,525 51 53 275 426 4736
% 20

54 0 YAĞMUR ALTINKARGI 8 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 5 7,33 17 3 16,00 71 13 66,66 411,585 52 54 279 434 4809
% 20

55 0 ENES ATICI 8 19 0 19,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 3 10,00 12 6 10,00 71 10 67,67 409,325 53 55 286 452 4993
% 21

56 0 MERYEM ELİF AKTAN 8 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 13 3 12,00 17 3 16,00 71 15 66,00 408,246 54 56 295 464 5098
% 22

57 0 POYRAZ AKGÜN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 9 2 8,33 18 2 17,33 67 13 62,66 408,208 55 57 297 466 5104
% 22

58 0 BEYZANUR KAVAKLI 8 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 11 5 9,33 15 4 13,67 69 16 63,66 402,655 56 58 309 488 5643
% 24

59 0 EMİR BAKAN 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 2 4 0,67 13 2 12,33 13 6 11,00 65 15 60,00 402,369 57 59 311 491 5669
% 24

60 0 ZEYNEP DURU SOM 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 10 4 8,67 16 4 14,67 68 16 62,68 402,141 58 60 314 495 5694
% 24

61 0 GÜLSU DOĞAN 8 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 15 3 14,00 14 6 12,00 69 19 62,67 401,294 59 61 319 502 5789
% 24

62 0 DİLVİN BUDAKÇI 8 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 15 3 14,00 14 4 12,67 69 17 63,33 400,986 60 62 321 505 5821
% 25

63 0 BERTUĞ 8 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 6 0,00 13 4 11,67 16 4 14,67 65 20 58,35 399,532 61 63 327 515 5980
% 25

64 0 FATMA ECRİN ADIGÜZEL8 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 13 3 12,00 16 4 14,67 67 17 61,34 397,922 62 64 330 521 6108
% 26

65 0 EYMEN TETİK 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 5 6,33 15 3 14,00 69 12 65,00 397,715 63 65 332 523 6132
% 26

66 0 FURKAN GÜLSOY 8A 15 2 14,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 4 7,67 15 4 13,67 69 10 65,67 396,775 2 66 338 531 6224
% 26
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU3D TG LGS DENEME-2 189 910 1371 23705

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,76 7 2 6,61 8 1 7,67 5 3 4,22 8 4 6,80 11 7 8,28 52 23 44,34 336,380

Okul Ortalaması 14 5 12,67 8 2 7,31 9 1 8,60 6 3 4,82 9 3 7,77 12 6 10,44 58 19 51,61 361,710

KATILIMLAR

67 0 YAĞMUR KORKAK 8 15 4 13,67 8 1 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 14 4 12,67 67 14 62,34 396,027 64 67 341 534 6298
% 27

68 0 YAVUZ BAŞER 8 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 12 3 11,00 15 5 13,33 65 19 58,67 395,661 65 68 344 538 6335
% 27

69 0 ADEM   TOPRAK 8B 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 4 6 2,00 11 6 9,00 15 5 13,33 65 22 57,66 395,399 1 69 347 542 6367
% 27

70 0 AYAZ TUNÇ 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 2 3,33 17 3 16,00 68 8 65,33 395,219 66 70 350 546 6381
% 27

71 0 SEDEF ÖZKENT 8 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 12 3 11,00 16 1 15,67 66 14 61,34 394,956 67 71 352 548 6415
% 27

72 0 ECE ÖZDEMİR 8 17 2 16,33 8 1 7,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 1 9,67 13 5 11,33 65 11 61,33 394,940 68 72 355 552 6420
% 27

73 0 CEMİL ÇAĞAN ÇOLAK 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 11 9 8,00 13 7 10,67 68 22 60,67 394,598 69 73 358 557 6448
% 27

74 0 EGE YILDIRIM 8 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 14 3 13,00 66 11 62,33 392,571 70 74 371 578 6646
% 28

75 0 AFFAN PALA 8 14 3 13,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 0 3,00 9 0 9,00 15 2 14,33 61 5 59,33 388,843 71 75 383 591 6996
% 30

76 0 ORHAN EFE ÇETİN 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 4 5,67 13 4 11,67 65 13 60,67 386,821 72 76 391 602 7179
% 30

77 0 ESLAM KAMALI 8 15 3 14,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 3 4,00 9 0 9,00 15 3 14,00 61 12 57,00 386,674 73 77 394 606 7195
% 30

78 0 KAYRA ÇALIŞKAN  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 12 2 11,33 11 6 9,00 64 17 58,34 384,303 1 78 402 618 7415
% 31

79 0 GÖKÇE ÇAKMAK  19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 3 4 1,67 14 4 12,67 65 10 61,68 383,753 2 79 405 621 7472
% 32

80 0 EREN SAĞ 8 13 6 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 13 3 12,00 14 4 12,67 63 19 56,67 382,603 74 80 412 632 7593
% 32

81 0 NURİ ÇANCI 8 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 7 7,67 12 7 9,67 65 21 58,00 382,325 75 81 415 636 7626
% 32

82 0 İREM SU KAYA 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 13 7 10,67 65 14 60,34 381,744 76 82 418 640 7698
% 32

83 0 YUSUF CEYRAN 8 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 11 2 10,33 11 7 8,67 63 18 57,00 381,733 77 83 420 642 7701
% 32

84 0 DORUK DEMİRCİ 8 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 11 6 9,00 14 5 12,33 64 22 56,66 380,120 78 84 425 649 7872
% 33

85 0 MUHAMMET EMRE IŞIK4B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 1 1 0,67 6 3 5,00 18 2 17,33 59 12 55,00 379,923 1 85 428 652 7893
% 33

86 0 ECRİNNUR ÖZCEYLAN 8 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 12 5 10,33 14 6 12,00 63 24 54,99 379,872 79 86 430 654 7897
% 33

87 0 MUSTAFA ESER 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 16 4 14,67 60 10 56,67 377,079 80 87 437 670 8188
% 35

88 0 EYLÜL BADE AKKAYA 8 17 2 16,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 9 3,00 15 5 13,33 64 20 57,33 375,587 81 88 443 678 8338
% 35

89 0 YAĞMUR KAFKAS 8 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 9 5 7,33 14 4 12,67 61 19 54,67 373,085 82 89 449 687 8565
% 36

90 0 AZRA ADA ÇELİKKANAT8 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 14 5 12,33 62 17 56,32 371,383 83 90 456 698 8738
% 37

91 0 ECRİN MEZBUR 8 15 3 14,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 4 3,67 6 3 5,00 15 4 13,67 59 16 53,67 370,000 84 91 465 709 8870
% 37

92 0 NEJLA TURHAN 8 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 7 0,67 8 5 6,33 14 6 12,00 60 23 52,34 369,383 85 92 467 712 8927
% 38

93 0 ECRİN HİRA BABALI 8 14 5 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 4 7,67 13 6 11,00 62 19 55,67 368,827 86 93 470 715 8989
% 38

94 0 DURU ULUDAĞ 8 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 6 8,00 14 5 12,33 63 22 55,66 368,296 87 94 472 717 9047
% 38

95 0 ZEYNEP SÜRÜCÜLER 8 15 4 13,67 8 1 7,67 10 0 10,00 3 2 2,33 5 1 4,67 15 3 14,00 56 11 52,34 367,052 88 95 476 722 9173
% 39

96 0 BEYZA NUR AYDIN 8 16 2 15,33 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 3 7,00 10 7 7,67 59 17 53,34 362,653 89 96 491 748 9624
% 41

97 0 ANIL ÖZ 8 14 4 12,67 9 1 8,67 9 0 9,00 5 5 3,33 6 2 5,33 14 4 12,67 57 16 51,67 361,309 90 97 500 758 9767
% 41

98 0 DURU KAYAPINAR 8 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 2 5 0,33 13 5 11,33 60 14 55,32 360,220 91 98 506 764 9876
% 42

99 0 MUHAMMET PEKTAŞ 8 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 2 1 1,67 10 4 8,67 13 6 11,00 57 19 50,68 359,299 92 99 510 769 9963
% 42
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,76 7 2 6,61 8 1 7,67 5 3 4,22 8 4 6,80 11 7 8,28 52 23 44,34 336,380

Okul Ortalaması 14 5 12,67 8 2 7,31 9 1 8,60 6 3 4,82 9 3 7,77 12 6 10,44 58 19 51,61 361,710

KATILIMLAR

100 0 BERKER ERKLİ 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 1 3,67 6 1 5,67 10 9 7,00 57 14 52,34 358,454 93 100 513 772 10040
% 42

101 0 KAYRA AKTÜRK 8 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 6 2 5,33 13 6 11,00 57 18 50,99 358,018 94 101 517 779 10078
% 43

102 0 DİLAKANGALOĞLU 8 14 4 12,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 12 7 9,67 56 21 49,01 357,630 95 102 519 781 10118
% 43

103 0 POYRAZ ABURŞU 8 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 2 6 0,00 7 6 5,00 14 5 12,33 57 23 49,33 354,705 96 103 527 793 10397
% 44

104 0 HAZAL YILMAZ 8 14 6 12,00 7 2 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 1 4,67 13 3 12,00 56 15 51,00 354,345 97 104 529 795 10423
% 44

105 0 EBRU BALTAŞ 8 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 9 2 8,33 12 6 10,00 54 25 45,66 354,342 98 105 531 797 10425
% 44

106 0 UMUT ÇAKMAK 8 18 0 18,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 2 4 0,67 10 6 8,00 57 13 52,67 352,596 99 106 536 808 10608
% 45

107 0 NİSA DOĞANCIK 8 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 2 0 2,00 14 6 12,00 56 15 51,00 352,433 100 107 538 811 10634
% 45

108 0 IRMAK OMRANDI 8 13 4 11,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 7 4 5,67 13 6 11,00 56 19 49,68 351,874 101 108 540 814 10694
% 45

109 0 ATAKAN CESS UR 8 11 7 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 3 4 1,67 11 2 10,33 12 6 10,00 55 20 48,34 351,666 102 109 542 816 10714
% 45

110 0 TUANA ECRİN TAŞCI 8 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 8 8 5,33 11 9 8,00 58 28 48,67 350,225 103 110 547 825 10858
% 46

111 0 NEHİR PELİTLİ 8 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 2 1,33 7 1 6,67 12 8 9,33 52 20 45,33 348,041 104 111 554 837 11070
% 47

112 0 BURAK ADIGÜZEL 8 15 5 13,33 7 3 6,00 8 1 7,67 3 3 2,00 6 2 5,33 13 7 10,67 52 21 45,00 346,978 105 112 561 845 11184
% 47

113 0 YAĞIZ URHAN 8 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 4 6,67 11 9 8,00 58 24 50,01 344,949 106 113 565 851 11369
% 48

114 0 YAĞMUR GÖRÜR 8 16 2 15,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 3 6 1,00 10 6 8,00 56 17 50,33 342,942 107 114 570 860 11542
% 49

115 0 MUHAMMED AKATMACI8 12 8 9,33 10 0 10,00 10 0 10,00 5 5 3,33 9 6 7,00 11 7 8,67 57 26 48,33 341,515 108 115 574 864 11694
% 49

116 0 BERTUĞ GÜZEL 8 16 4 14,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 4 5,67 14 6 12,00 49 32 38,33 341,444 109 116 576 866 11704
% 49

117 0 MUSTAFA  PALA 8 10 10 6,67 10 0 10,00 8 2 7,33 4 6 2,00 14 4 12,67 10 9 7,00 56 31 45,67 340,069 110 117 585 876 11827
% 50

118 0 YİĞİT ÖZTER 8 12 5 10,33 7 3 6,00 6 2 5,33 7 2 6,33 7 8 4,33 14 4 12,67 53 24 44,99 340,039 111 118 587 878 11831
% 50

119 0 SALİH TART 8 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 1 7 -1,33 7 4 5,67 14 6 12,00 51 28 41,68 339,493 112 119 592 885 11893
% 50

120 0 DORUKKKÖKAVCI 8 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 2 8,33 9 10 5,67 54 26 45,33 339,435 113 120 594 887 11903
% 50

121 0 ADNAN EFE BOZTAŞ 8 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 2 4,33 8 6 6,00 7 12 3,00 55 24 47,00 337,807 114 121 598 892 12042
% 51

122 0 MUHAMMET ERAL 8 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 3 1 2,67 12 6 10,00 52 18 46,01 337,384 115 122 601 896 12080
% 51

123 0 ALPER AYDİN 8 12 8 9,33 9 1 8,67 6 0 6,00 8 2 7,33 10 8 7,33 11 9 8,00 56 28 46,66 336,401 116 123 603 900 12164
% 51

124 0 AHMETLÜTFÜELMASOGLU8 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 1 4 -0,33 8 4 6,67 8 8 5,33 51 22 43,67 335,987 117 124 605 903 12206
% 51

125 0 EREN ALTINTOP 8 14 6 12,00 6 4 4,67 4 4 2,67 9 1 8,67 7 8 4,33 13 7 10,67 53 30 43,01 335,269 118 125 610 908 12272
% 52

126 0 AYŞEGÜL ASANA 8 12 7 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 10 6 8,00 9 10 5,67 56 28 46,68 334,633 119 126 613 911 12339
% 52

127 0 MERT AKAR 8 12 8 9,33 10 0 10,00 8 1 7,67 2 3 1,00 7 3 6,00 12 7 9,67 51 22 43,67 333,437 120 127 617 916 12446
% 53

128 0 SEVDE NAZ GÖRHAN 8 17 3 16,00 7 2 6,33 9 1 8,67 3 5 1,33 5 11 1,33 11 8 8,33 52 30 41,99 333,379 121 128 619 918 12452
% 53

129 0 SUDE YÜKSEL 8 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 4 6 2,00 4 7 1,67 14 5 12,33 53 27 44,00 333,316 122 129 621 920 12458
% 53

130 0 FATMA NUR DÖLEŞ  14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 6 5 4,33 9 8 6,33 53 24 44,99 330,220 3 130 631 934 12750
% 54

131 0 NURSENA DURMAZ 8 11 5 9,33 9 1 8,67 10 0 10,00 2 3 1,00 7 2 6,33 10 6 8,00 49 17 43,33 330,194 123 131 633 936 12759
% 54

132 0 CEYLİN SERT 8 12 6 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 4 6,67 9 10 5,67 53 26 44,34 327,990 124 132 640 949 12995
% 55
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU3D TG LGS DENEME-2 189 910 1371 23705

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,76 7 2 6,61 8 1 7,67 5 3 4,22 8 4 6,80 11 7 8,28 52 23 44,34 336,380

Okul Ortalaması 14 5 12,67 8 2 7,31 9 1 8,60 6 3 4,82 9 3 7,77 12 6 10,44 58 19 51,61 361,710

KATILIMLAR

133 0 ÖZGE KÖKER 8 12 6 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 4 4 2,67 8 4 6,67 9 8 6,33 50 24 42,01 325,951 125 133 646 956 13186
% 56

134 0 MUSTAFA ERYILMAZ 8 12 5 10,33 9 1 8,67 9 1 8,67 6 2 5,33 4 2 3,33 10 8 7,33 50 19 43,66 323,034 126 134 656 970 13443
% 57

135 0 GİZEM ÖZTÜRK 8 12 7 9,67 0 1 -0,33 10 0 10,00 3 5 1,33 5 4 3,67 14 6 12,00 44 23 36,34 322,350 127 135 658 974 13506
% 57

136 0 BEYZANUR UĞURLU 8 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 3 3 2,00 13 6 11,00 48 27 39,00 318,686 128 136 671 996 13831
% 58

137 0 CEMRE AKYOL 8 14 4 12,67 4 6 2,00 10 0 10,00 5 5 3,33 6 3 5,00 8 10 4,67 47 28 37,67 317,698 129 137 674 1001 13910
% 59

138 0 ECRİN METİN 8 14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 2 4 0,67 6 2 5,33 7 9 4,00 46 23 38,33 317,542 130 138 676 1003 13922
% 59

139 0 YAKUP EFE KOCADEMİR8 14 6 12,00 4 2 3,33 9 1 8,67 2 1 1,67 4 6 2,00 11 6 9,00 44 22 36,67 317,091 131 139 680 1007 13965
% 59

140 0 ECRİN AKSAKAL 8 10 9 7,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 5 3 4,00 10 8 7,33 51 24 43,00 314,916 132 140 687 1014 14166
% 60

141 0 ECRİN ÇEVİK 8 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 1 1 0,67 0 2 -0,67 10 6 8,00 45 15 40,00 313,729 133 141 690 1020 14289
% 60

142 0 TOPRAK TEMİZ 8 11 8 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 3 1,00 4 5 2,33 12 7 9,67 47 25 38,67 313,178 134 142 694 1027 14335
% 60

143 0 YUSUF COŞKUN 8 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 1 1 0,67 2 5 0,33 11 8 8,33 46 21 39,00 312,794 135 143 696 1030 14380
% 61

144 0 AYŞENAZ EKİCİ 8 12 7 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 1 2 0,33 5 0 5,00 10 6 8,00 42 21 35,00 312,620 136 144 698 1032 14396
% 61

145 0 YAĞMUR YASİN 8 15 4 13,67 5 3 4,00 9 0 9,00 1 3 0,00 6 4 4,67 7 11 3,33 43 25 34,67 311,524 137 145 701 1041 14508
% 61

146 0 VOLKAN SOYUMTÜRK 8 13 4 11,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 6 2 5,33 10 10 6,67 42 33 31,00 309,501 138 146 707 1049 14687
% 62

147 0 HÜSEYİN KAĞAN DALMIŞ8 9 10 5,67 7 3 6,00 10 0 10,00 0 3 -1,00 4 3 3,00 14 6 12,00 44 25 35,67 309,132 139 147 709 1052 14732
% 62

148 0 EMİN  SU ÇINAR 8 11 6 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 1 1,67 10 8 7,33 47 21 40,00 308,938 140 148 712 1055 14753
% 62

149 0 SARE KONUKLAR 8 13 4 11,67 6 4 4,67 10 0 10,00 2 0 2,00 7 5 5,33 5 7 2,67 43 20 36,34 308,937 141 149 714 1057 14755
% 62

150 0 ELA GÜLSU AKAR 8 10 4 8,67 2 0 2,00 2 0 2,00 7 2 6,33 6 1 5,67 10 5 8,33 37 12 33,00 307,602 142 150 718 1066 14886
% 63

151 0 DEFİNE HATUN 8 11 7 8,67 7 3 6,00 6 1 5,67 5 1 4,67 4 4 2,67 11 8 8,33 44 24 36,01 305,943 143 151 722 1073 15046
% 63

152 0 RABİA DEMİR 8 12 7 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 7 -0,33 7 5 5,33 7 8 4,33 45 30 35,00 305,816 144 152 724 1075 15057
% 64

153 0 RAZİYE ŞİMŞEK  11 9 8,00 7 3 6,00 6 1 5,67 6 2 5,33 10 10 6,67 40 25 31,67 300,470 4 153 737 1097 15524
% 65

154 0 SUDE KARACA 8 13 2 12,33 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 0 4,00 6 6 4,00 36 25 27,66 295,614 145 154 745 1108 15934
% 67

155 0 HALİL EYMEN 8 13 4 11,67 3 4 1,67 6 2 5,33 3 2 2,33 10 9 7,00 35 21 28,00 295,105 146 155 749 1112 15983
% 67

156 0 ETEMEGE BURHAN 8 8 7 5,67 6 4 4,67 10 0 10,00 2 6 0,00 8 6 6,00 8 9 5,00 42 32 31,34 292,299 147 156 756 1123 16211
% 68

157 0 DORUK YİĞİT 8 12 8 9,33 9 1 8,67 8 1 7,67 5 2 4,33 1 13 -3,33 11 8 8,33 46 33 35,00 291,051 148 157 761 1130 16344
% 69

158 236 GÜLPERİSU DE ATALAN8A 15 4 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 1 2 0,33 6 5 4,33 2 11 -1,67 39 27 30,00 290,452 3 158 764 1134 16398
% 69

159 0 ÖMER SALİH ÜRÜN 8 10 10 6,67 8 2 7,33 5 1 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 10 10 6,67 44 32 33,34 289,862 149 159 768 1139 16450
% 69

160 0 KADER NAZ ŞENER 8 11 9 8,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 7 -0,33 8 6 6,00 5 15 0,00 45 38 32,34 287,957 150 160 774 1148 16614
% 70

161 0 YAĞMURSARICA 8 13 3 12,00 8 1 7,67 6 3 5,00 4 5 2,33 0 3 -1,00 7 7 4,67 38 22 30,67 287,694 151 161 776 1150 16634
% 70

162 0 EYLÜL AKTAŞ 8E 10 9 7,00 6 4 4,67 9 0 9,00 2 6 0,00 2 2 1,33 10 8 7,33 39 29 29,33 285,977 1 162 780 1157 16754
% 71

163 0 ÜMMÜHAN ERĞAN 8 9 8 6,33 3 1 2,67 4 2 3,33 1 0 1,00 7 8 4,33 10 7 7,67 34 26 25,33 284,633 152 163 786 1167 16869
% 71

164 0 MUHAMMED ALİ KILBAŞ8 7 13 2,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 7 0,67 14 4 12,67 3 17 -2,67 45 43 30,68 281,096 153 164 792 1180 17154
% 72

165 0 ECRİNHABERCİ 8 9 8 6,33 7 2 6,33 10 0 10,00 1 5 -0,67 3 3 2,00 8 10 4,67 38 28 28,66 278,574 154 165 798 1188 17372
% 73
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU3D TG LGS DENEME-2 189 910 1371 23705

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,76 7 2 6,61 8 1 7,67 5 3 4,22 8 4 6,80 11 7 8,28 52 23 44,34 336,380

Okul Ortalaması 14 5 12,67 8 2 7,31 9 1 8,60 6 3 4,82 9 3 7,77 12 6 10,44 58 19 51,61 361,710

KATILIMLAR

166 0 ERHAN BAYSAL 8 11 7 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 1 3 0,00 6 11 2,33 41 27 32,00 277,944 155 166 800 1190 17429
% 74

167 0 ELİFSU ÇELİK 8 9 9 6,00 4 4 2,67 7 2 6,33 3 2 2,33 4 4 2,67 9 10 5,67 36 31 25,67 275,552 156 167 806 1199 17648
% 74

168 0 CANSU BAŞARICI 8 11 5 9,33 5 3 4,00 6 1 5,67 1 1 0,67 3 0 3,00 4 10 0,67 30 20 23,34 269,266 157 168 819 1222 18140
% 77

169 0 BELİNAY AKKAYA 8 9 7 6,67 7 3 6,00 10 0 10,00 3 3 2,00 5 6 3,00 4 12 0,00 38 31 27,67 268,488 158 169 823 1227 18201
% 77

170 0 NİSA ÖZYANAR 8 9 9 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 5 0,33 0 7 -2,33 8 7 5,67 38 29 28,34 268,208 159 170 825 1229 18227
% 77

171 0 UTKU ÇAPAR 8 10 6 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 1 2,67 4 2 3,33 7 13 2,67 32 34 20,67 265,867 160 171 830 1237 18410
% 78

172 0 YAĞMUR SARI 8 8 9 5,00 6 4 4,67 6 4 4,67 1 2 0,33 7 4 5,67 5 11 1,33 33 34 21,67 263,225 161 172 834 1246 18620
% 79

173 0 EREN BALIKÇI 8 2 16 -3,33 6 4 4,67 6 3 5,00 5 4 3,67 8 10 4,67 12 7 9,67 39 44 24,35 262,789 162 173 836 1248 18652
% 79

174 0 EGE GEZEK 8 9 8 6,33 5 5 3,33 9 1 8,67 4 5 2,33 3 3 2,00 5 11 1,33 35 33 23,99 261,825 163 174 839 1251 18726
% 79

175 0 ALİ DEMİRKAYA 8 12 4 10,67 4 3 3,00 3 1 2,67 4 11 0,33 23 19 16,67 258,838 164 175 845 1263 18988
% 80

176 0 BERSU PEKER 8 6 11 2,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 5 0,33 4 2 3,33 7 3 6,00 29 31 18,66 256,848 165 176 849 1271 19151
% 81

177 0 BİLGE ALKAN 8 7 5 5,33 3 2 2,33 4 1 3,67 8 5 6,33 22 13 17,66 254,924 166 177 852 1274 19293
% 81

178 0 SUDEN KARAGÖZ 8 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 3 0,00 8 12 4,00 36 38 23,34 254,848 167 178 854 1276 19302
% 81

179 0 EREN PEKER 8 9 6 7,00 8 2 7,33 0 5 -1,67 2 2 1,33 1 3 0,00 7 8 4,33 27 26 18,32 254,109 168 179 856 1278 19360
% 82

180 0 NİSA NUR GÖKMEN 8 8 7 5,67 3 4 1,67 4 2 3,33 0 3 -1,00 3 2 2,33 6 6 4,00 24 24 16,00 253,420 169 180 858 1282 19408
% 82

181 0 YAĞIZ SARICA 4E 7 9 4,00 7 2 6,33 2 1 1,67 5 3 4,00 1 1 0,67 6 7 3,67 28 23 20,34 249,842 1 181 863 1290 19685
% 83

182 0 CEREN CURA 8 6 7 3,67 6 3 5,00 6 1 5,67 6 3 5,00 2 4 0,67 3 3 2,00 29 21 22,01 248,405 170 182 867 1296 19798
% 84

183 0 HASRET AVKIRAN 8 8 12 4,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 4 1,67 3 9 0,00 8 12 4,00 31 48 15,00 241,459 171 183 872 1306 20319
% 86

184 0 UMUT BERKAY PULİÇE 8 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 4 15 -1,00 4 16 -1,33 32 52 14,67 239,485 172 184 874 1312 20469
% 86

185 0 DİLA TUMANTOZLU 8 6 14 1,33 7 2 6,33 7 3 6,00 3 6 1,00 2 10 -1,33 8 11 4,33 33 46 17,66 236,200 173 185 879 1319 20714
% 87

186 0 HÜSEYİN İMRAN AKAR 8 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 3 1,00 6 9 3,00 26 44 11,33 227,851 174 186 885 1329 21271
% 90

187 0 EFLAL AKKAYA 8 5 11 1,33 3 4 1,67 10 0 10,00 0 5 -1,67 5 10 1,67 23 30 13,00 226,686 175 187 887 1332 21339
% 90

188 0 AHMET AKÇAMAN 8S 6 9 3,00 5 2 4,33 0 2 -0,67 1 1 0,67 0 2 -0,67 12 16 6,66 213,824 1 188 896 1347 22155
% 93

189 0 ECRİN AKÇİN 8 2 5 0,33 1 4 -0,33 0 3 -1,00 2 3 1,00 1 2 0,33 2 9 -1,00 8 26 -0,67 192,556 176 189 906 1363 23145
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                6 / 7



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU3D TG LGS DENEME-2 189 910 1371 23705

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,76 7 2 6,61 8 1 7,67 5 3 4,22 8 4 6,80 11 7 8,28 52 23 44,34 336,380

Okul Ortalaması 14 5 12,67 8 2 7,31 9 1 8,60 6 3 4,82 9 3 7,77 12 6 10,44 58 19 51,61 361,710

KATILIMLAR
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