
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8 SINIF EKSEN CDS 04 (CP00-08.04CDS04)147 147 147 3722

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,79 6 3 4,99 8 2 7,31 5 2 4,56 6 5 4,48 9 8 6,46 46 25 37,59 310,460

Okul Ortalaması 15 4 13,36 7 2 6,62 9 1 8,61 8 1 7,49 10 4 8,39 12 7 10,15 61 20 54,62 369,050

KATILIMLAR

1 0 NİLDA ÇİNGİRT 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 87 3 86,00 486,780 1 1 1 1 16
% 0,43

2 0 EYLÜL ÇETİNDAĞ 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 87 3 86,00 486,780 1 1 1 1 16
% 0,43

3 0 YAĞMUR EZER  19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 17 3 16,00 85 5 83,34 475,687 1 3 3 3 46
% 1,24

4 0 ARDA ATA EKİN 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 85 5 83,34 475,313 1 4 4 4 49
% 1,32

5 0 KAYRA SAYAR 8E 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 19 1 18,67 84 5 82,34 470,891 1 5 5 5 77
% 2,07

6 0 EREN NAYMANOL 8 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 84 6 82,00 469,847 3 6 6 6 81
% 2,18

7 0 POYRAZ BADEM 8 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 83 7 80,67 467,594 4 7 7 7 94
% 2,53

8 0 ASLI LİDYA ÇAKMAK 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 84 6 82,00 466,482 2 8 8 8 99
% 2,66

9 481 DAMLA DEMİR 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 18 1 17,67 82 6 80,00 464,548 3 9 9 9 108
% 2,90

10 0 ALİ TUNA YILMAZ 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 83 7 80,66 463,845 5 10 10 10 111
% 2,98

11 0 İKRA BOZHALAN 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 83 7 80,66 460,559 4 11 11 11 123
% 3,30

12 492 DURU DEMİR 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 17 3 16,00 81 8 78,33 457,671 5 12 12 12 137
% 3,68

13 0 SEREN YAVUZKASAP 8 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 3 14,00 17 3 16,00 80 8 77,34 453,227 6 13 13 13 157
% 4,22

14 0 BETÜL ESENKAYA 8 19 0 19,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 1 14,67 16 3 15,00 79 5 77,34 450,121 7 14 14 14 182
% 4,89

15 0 METE KAVASOĞLU 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 80 9 77,00 448,419 1 15 15 15 194
% 5,21

16 0 GİRAY ESLEK 8 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 18 1 17,67 15 5 13,33 78 11 74,33 448,316 8 16 16 16 195
% 5,24

17 0 ENES ADA 8Ğ 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 1 16,67 16 4 14,67 79 9 76,00 447,790 1 17 17 17 200
% 5,37

18 0 BORAN ŞENVER 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 18 2 17,33 80 9 77,00 444,670 9 18 18 18 224
% 6,02

19 1905 AHMET TOPALOĞLU 8V 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 78 12 74,00 442,774 1 19 19 19 235
% 6,31

20 708 BERKE EFE UĞUR 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 1 15,67 15 5 13,33 79 8 76,33 442,467 10 20 20 20 238
% 6,39

21 0 SEMİH ONUR TAŞKIN 8A 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 78 11 74,33 440,186 6 21 21 21 255
% 6,85

22 0 TOPRAK UZUN 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 16 2 15,33 17 3 16,00 77 11 73,34 439,497 7 22 22 22 261
% 7,01

23 0 EREN BURŞUK 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 16 4 14,67 77 12 73,00 438,359 2 23 23 23 273
% 7,33

24 763 CEMİL ÖNEM 8 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 1 15,67 15 5 13,33 78 8 75,33 438,120 11 24 24 24 275
% 7,39

25 0 MEHMET METEHAN AK8 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 16 3 15,00 77 10 73,66 437,698 12 25 25 25 278
% 7,47

26 0 CEMRE SU ÜNAL 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 16 4 14,67 78 11 74,34 437,121 2 26 26 26 284
% 7,63

27 0 FURKAN GÜÇBİLEK 8 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 15 5 13,33 78 11 74,33 433,961 13 27 27 27 309
% 8,30

28 0 ARDA GÜLMEZ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 16 4 14,67 77 13 72,68 433,692 8 28 28 28 311
% 8,36

29 0 CEREN KINAY 8 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 17 2 16,33 14 6 12,00 76 13 71,66 433,563 14 29 29 29 314
% 8,44

30 0 ERDEMEFE KARADAŞ  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 17 2 16,33 16 4 14,67 76 13 71,67 432,973 2 30 30 30 321
% 8,62

31 0 MEHMET KAAN GÖKTEKİN8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 14 6 12,00 78 12 74,00 432,586 9 31 31 31 325
% 8,73

32 0 TUNA ESLEK  18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 15 5 13,33 77 12 73,00 431,745 3 32 32 32 335
% 9,00

33 0 BELİNAY ÇELİK 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 5 12,33 16 4 14,67 77 12 73,00 431,576 10 33 33 33 338
% 9,08
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Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,79 6 3 4,99 8 2 7,31 5 2 4,56 6 5 4,48 9 8 6,46 46 25 37,59 310,460

Okul Ortalaması 15 4 13,36 7 2 6,62 9 1 8,61 8 1 7,49 10 4 8,39 12 7 10,15 61 20 54,62 369,050

KATILIMLAR

34 0 YASMİN KUŞUÇAR 8B 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 4 12,67 18 2 17,33 75 13 70,67 431,552 3 34 34 34 339
% 9,11

35 12655 DENİZ GÜNEY 8 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 14 6 12,00 77 12 73,00 428,207 15 35 35 35 378
% 10

36 0 DURU POLAT 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 13 7 10,67 75 15 70,00 426,438 11 36 36 36 388
% 10

37 0 BERKAY ULUYURT 8 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 5 10,33 17 3 16,00 75 12 70,99 425,722 16 37 37 37 398
% 11

38 0 SUDE ÜSTÜNTAŞ 8B 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 3 14,00 16 3 15,00 73 14 68,34 425,583 4 38 38 38 399
% 11

39 0 TOPRAK ÖTEN 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 17 3 16,00 17 3 16,00 75 15 70,00 425,464 12 39 39 39 402
% 11

40 0 DOĞA ÖZCAN 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 6 12,00 17 3 16,00 75 15 70,00 425,431 13 40 40 40 403
% 11

41 0 BERRANUR GÜLLÜ 8Z 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 17 2 16,33 18 2 17,33 72 17 66,33 423,724 1 41 41 41 416
% 11

42 0 EGE YUNUS DEVAY 8B 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 14 6 12,00 76 13 71,67 422,536 5 42 42 42 429
% 12

43 0 KAĞAN ÇAPANİK 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 5 12,33 15 5 13,33 75 14 70,33 420,277 6 43 43 43 455
% 12

44 0 BİLGEHAN ALTINTAŞ 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 15 5 13,33 75 14 70,33 416,571 14 44 44 44 482
% 13

45 0 BEKTAŞ YAĞDIRAN 8 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 15 3 14,00 13 7 10,67 73 15 68,01 414,035 17 45 45 45 503
% 14

46 0 OSMAN BATUR DİLEK 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 13 6 11,00 17 3 16,00 72 17 66,34 413,986 15 46 46 46 505
% 14

47 0 RÜYA EFENDİOĞLU 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 14 5 12,33 72 12 67,99 413,935 7 47 47 47 506
% 14

48 0 KIVANÇ ARI  17 3 16,00 8 1 7,67 7 0 7,00 7 2 6,33 15 3 14,00 14 3 13,00 68 12 64,00 413,099 4 48 48 48 516
% 14

49 0 TALHA KARAKAYA 8 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 15 5 13,33 72 15 67,00 413,009 18 49 49 49 518
% 14

50 0 EMRE BOZDAĞ 8B 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 3 15,00 15 5 13,33 73 16 67,67 412,218 8 50 50 50 528
% 14

51 0 OZAN AYDINYER 8 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 16 3 15,00 12 7 9,67 71 16 65,66 411,700 19 51 51 51 532
% 14

52 0 DERİN DEMİR  18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 13 7 10,67 73 12 69,00 411,616 5 52 52 52 534
% 14

53 0 YUSUF ONAY 8 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 13 7 10,67 73 17 67,34 411,138 20 53 53 53 544
% 15

54 0 ELİF BEYZA YILDIRIM 8Y 16 4 14,67 7 2 6,33 9 1 8,67 10 0 10,00 12 5 10,33 17 3 16,00 71 15 66,00 410,567 1 54 54 54 548
% 15

55 0 DEFNE KIRDÖK 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 5 11,33 13 7 10,67 71 17 65,33 406,385 16 55 55 55 575
% 15

56 0 AHMET A COŞKUN 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 4 10,67 15 5 13,33 71 15 66,00 405,176 9 56 56 56 586
% 16

57 0 DOĞA ÖNEM 8C 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 4 7 1,67 17 3 16,00 70 11 66,34 403,305 1 57 57 57 602
% 16

58 0 EGE KABAKCI 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 3 9,00 13 6 11,00 69 13 64,67 396,472 17 58 58 58 658
% 18

59 0 HAKAN ÖZTÜRK 8Ğ 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 7 8,67 16 4 14,67 68 20 61,35 395,412 2 59 59 59 674
% 18

60 0 EYMEN AŞKIN 8 13 4 11,67 8 1 7,67 10 0 10,00 9 0 9,00 14 2 13,33 13 5 11,33 67 12 63,00 394,268 21 60 60 60 685
% 18

61 0 KAAN YÜCE 8C 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 7 7,67 14 6 12,00 69 17 63,33 394,160 2 61 61 61 687
% 18

62 0 DAMLA KÖSE 8C 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 12 8 9,33 69 15 64,00 393,753 3 62 62 62 688
% 18

63 0 IŞIL BAYRAK 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 8 12 4,00 70 19 63,67 393,232 18 63 63 63 694
% 19

64 0 EREN GÖKTUĞ ATAR  13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 1 12,67 13 4 11,67 67 13 62,68 390,547 6 64 64 64 718
% 19

65 0 FIRAT KILIÇARSLAN 8 13 7 10,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 4 7,67 17 2 16,33 67 15 62,00 387,816 22 65 65 65 747
% 20

66 0 DURU SANGU 8 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 0 6,00 15 5 13,33 66 10 62,67 387,544 23 66 66 66 751
% 20
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8 SINIF EKSEN CDS 04 (CP00-08.04CDS04)147 147 147 3722

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,79 6 3 4,99 8 2 7,31 5 2 4,56 6 5 4,48 9 8 6,46 46 25 37,59 310,460

Okul Ortalaması 15 4 13,36 7 2 6,62 9 1 8,61 8 1 7,49 10 4 8,39 12 7 10,15 61 20 54,62 369,050

KATILIMLAR

67 0 SAHRA KARA 8B 17 2 16,33 9 0 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 13 5 11,33 66 10 62,66 387,091 10 67 67 67 754
% 20

68 0 ENES ATİK 8 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 1 7,67 14 2 13,33 10 7 7,67 64 17 58,34 383,052 24 68 68 68 791
% 21

69 0 M ENES BORA 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 5 11,33 12 8 9,33 68 20 61,33 382,128 1 69 69 69 802
% 22

70 0 Y EMRE KAN 8 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 3 9,00 10 10 6,67 66 17 60,34 381,855 25 70 70 70 806
% 22

71 0 ECRİN ÇİÇEK 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 8 4,33 15 5 13,33 66 19 59,66 381,820 11 71 71 71 807
% 22

72 0 EFE GİRGİNOĞLU  17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 13 7 10,67 66 17 60,33 381,539 7 72 72 72 809
% 22

73 0 CEYLİN ÖZCAN 8 16 4 14,67 5 5 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 13 5 11,33 11 6 9,00 64 21 57,00 381,471 26 73 73 73 811
% 22

74 0 BÜŞRA UYSAL 8E 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 13 6 11,00 62 17 56,34 378,854 3 74 74 74 839
% 23

75 0 AHMET FÖR 8C 13 7 10,67 9 0 9,00 10 0 10,00 6 3 5,00 10 6 8,00 16 4 14,67 64 20 57,34 377,175 4 75 75 75 858
% 23

76 0 DAMLA ERDURAN  18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 6 2 5,33 14 6 12,00 59 18 52,99 374,805 8 76 76 76 884
% 24

77 1903 ENSAR KOÇAK 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 7 6,67 11 9 8,00 66 20 59,34 373,852 12 77 77 77 890
% 24

78 0 BELİNAY YÜCEL 8C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 14 0,33 14 6 12,00 66 23 58,34 373,321 5 78 78 78 896
% 24

79 0 YİĞİT ASLAN 8 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 4 4 2,67 14 6 12,00 63 15 58,00 371,856 27 79 79 79 912
% 25

80 0 YAĞMUR YAĞIZ 8 18 1 17,67 9 0 9,00 8 2 7,33 3 4 1,67 5 1 4,67 13 4 11,67 56 12 52,01 370,959 28 80 80 80 922
% 25

81 0 NİSA NUR ASLAN 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 6 2,00 14 5 12,33 61 18 55,00 366,169 2 81 81 81 973
% 26

82 0 HÜSEYİN ENES ESENTAŞ8C 13 6 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 13 6 11,00 62 16 56,66 364,797 6 82 82 82 989
% 27

83 0 ALEYNA AKSOY 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 7 6,67 14 6 12,00 62 24 54,00 364,513 13 83 83 83 995
% 27

84 0 ELA ÜNLÜB* 8 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 7 6,67 9 11 5,33 64 22 56,67 363,165 29 84 84 84 1009
% 27

85 0 FATİH EFE DEMİRKAT 8 12 7 9,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 8 5 6,33 16 4 14,67 60 22 52,67 362,261 30 85 85 85 1021
% 27

86 44444 UMUT ÇADIRKAYA 8Z 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 10 5,67 13 5 11,33 62 24 54,00 361,175 2 86 86 86 1031
% 28

87 0 GÖKÇE EREL 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 2 5 0,33 14 5 12,33 61 15 56,00 359,317 7 87 87 87 1051
% 28

88 0 ELİF GÖKPSU 8 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 1 7,67 8 6 6,00 11 9 8,00 59 24 51,01 358,633 31 88 88 88 1059
% 28

89 0 MUHAMMED EMİR AVŞAR8B 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 6 9,00 9 11 5,33 61 26 52,33 357,795 14 89 89 89 1066
% 29

90 0 ADA YILDIZ 8 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 6 3,00 11 8 8,33 60 20 53,33 355,722 32 90 90 90 1095
% 29

91 0 ELA ALPARSLAN 8 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 11 3,33 16 4 14,67 59 29 49,34 355,102 33 91 91 91 1110
% 30

92 0 EYLÜL KAVUKÇU 8 15 5 13,33 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 5 5,33 11 9 8,00 60 21 52,99 353,026 34 92 92 92 1134
% 30

93 0 ARDİL TURAN 8C 12 5 10,33 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 5 7,33 12 7 9,67 58 22 50,67 350,586 8 93 93 93 1167
% 31

94 0 DORUK DOĞAN 8 18 2 17,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 8 2 7,33 8 4 6,67 13 6 11,00 50 31 39,66 350,015 35 94 94 94 1175
% 32

95 1881 EREN GÜLTOMRUK 8 11 9 8,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 1 6,67 13 6 11,00 59 18 53,00 349,551 36 95 95 95 1185
% 32

96 0 EFE AYDIN ULAŞ 8 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 14 4 12,67 6 14 1,33 60 28 50,66 347,506 37 96 96 96 1208
% 32

97 0 BEYZA ATAY 8C 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 6 1 5,67 14 5 12,33 54 19 47,67 346,464 9 97 97 97 1221
% 33

98 0 ASLI BEREN SANCI 8 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 1 6 -1,00 11 9 8,00 58 19 51,67 345,031 38 98 98 98 1237
% 33

99 1 H İREM YAN  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 8 4,33 9 10 5,67 59 25 50,67 344,798 9 99 99 99 1240
% 33
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,79 6 3 4,99 8 2 7,31 5 2 4,56 6 5 4,48 9 8 6,46 46 25 37,59 310,460

Okul Ortalaması 15 4 13,36 7 2 6,62 9 1 8,61 8 1 7,49 10 4 8,39 12 7 10,15 61 20 54,62 369,050

KATILIMLAR

100 1905 EDİZ YAZGÜN 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 9 4,00 9 9 6,00 59 25 50,67 344,756 10 100 100 100 1242
% 33

101 0 ALİ HAMARAT 8 15 4 13,67 10 0 10,00 9 0 9,00 8 2 7,33 7 6 5,00 8 8 5,33 57 20 50,33 342,227 39 101 101 101 1284
% 34

102 0 EGE AREL BAYKAL 8 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 5 5,33 11 6 9,00 54 25 45,67 338,977 40 102 102 102 1321
% 35

103 0 DOĞA DERELİÖZ  12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 12 8 9,33 56 22 48,66 334,597 10 103 103 103 1389
% 37

104 0 ALİ İTAK 8 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 4 7,67 10 8 7,33 54 27 45,00 333,689 41 104 104 104 1403
% 38

105 0 NAZ ATALAY 8 15 5 13,33 5 5 3,33 8 2 7,33 9 0 9,00 2 6 0,00 13 5 11,33 52 23 44,32 332,538 42 105 105 105 1422
% 38

106 0 ALİ AKSOY 8B 11 9 8,00 9 0 9,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 10 3,67 13 7 10,67 57 29 47,34 331,632 15 106 106 106 1428
% 38

107 0 MUSTAFA MERT  16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 4 4 2,67 8 10 4,67 53 22 45,67 330,600 11 107 107 107 1448
% 39

108 0 ECRİN CEYLAN 8 12 4 10,67 7 2 6,33 7 2 6,33 5 4 3,67 14 6 12,00 45 18 39,00 328,803 43 108 108 108 1480
% 40

109 0 MEHMET UTKU YILMAZ8D 14 6 12,00 10 0 10,00 9 0 9,00 9 1 8,67 3 4 1,67 9 7 6,67 54 18 48,01 328,317 3 109 109 109 1489
% 40

110 0 SÜMEYYE ARGÜÇ 8C 11 9 8,00 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 4 7 1,67 15 5 13,33 53 28 43,67 327,654 11 110 110 110 1500
% 40

111 0 NİSA DOĞAN  E 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 4 1 3,67 9 11 5,33 53 22 45,67 326,256 1 111 111 111 1518
% 41

112 0 İREM SU FİDAN 8G 14 5 12,33 7 2 6,33 8 2 7,33 5 4 3,67 3 7 0,67 12 6 10,00 49 26 40,33 322,466 1 112 112 112 1575
% 42

113 0 DEFNE ACAR 8 11 9 8,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 12 2,00 12 8 9,33 56 32 45,33 320,610 44 113 113 113 1597
% 43

114 0 NİSA VURAL 8E 13 7 10,67 5 3 4,00 7 3 6,00 10 0 10,00 4 1 3,67 10 9 7,00 49 23 41,34 318,741 4 114 114 114 1626
% 44

115 0 CEMİL KIRMALI 8 11 5 9,33 4 5 2,33 10 0 10,00 6 1 5,67 8 6 6,00 9 8 6,33 48 25 39,66 318,410 45 115 115 115 1630
% 44

116 0 ELİF GÖKDERE 8 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 6 10 2,67 11 9 8,00 52 33 40,99 315,361 46 116 116 116 1663
% 45

117 0 ADA YILMAZ 8C 12 8 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 9 6 7,00 7 11 3,33 51 31 40,67 315,262 12 117 117 117 1665
% 45

118 0 SELİN TİLLİ 8 11 9 8,00 6 3 5,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 6 3,00 11 8 8,33 51 28 41,66 315,053 47 118 118 118 1668
% 45

119 0 EGE DAĞDELEN 8C 11 7 8,67 6 0 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 3 4,00 8 10 4,67 49 21 42,01 310,747 13 119 119 119 1745
% 47

120 0 TUĞÇE NUR ŞAYAN 8E 13 7 10,67 3 2 2,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 1 2,67 8 7 5,67 45 19 38,68 309,271 5 120 120 120 1770
% 48

121 0 NAZLI YAĞDIRAN 8 12 8 9,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 9 5 7,33 10 9 7,00 44 39 30,99 309,034 48 121 121 121 1774
% 48

122 0 ALMİRA DURU ÖNER  13 7 10,67 3 7 0,67 10 0 10,00 8 2 7,33 4 8 1,33 9 11 5,33 47 35 35,33 299,976 12 122 122 122 1919
% 52

123 0 ELİF NAZ KÖSE 8C 9 9 6,00 4 3 3,00 6 3 5,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 8 7,33 44 28 34,67 298,509 14 123 123 123 1943
% 52

124 0 EMİR GÜLTEKİN 8 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 15 -1,00 47 32 36,33 291,022 49 124 124 124 2061
% 55

125 0 SU ÖZALP 8 13 4 11,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 4 2,67 2 11 -1,67 44 24 36,01 289,452 50 125 125 125 2082
% 56

126 1903 FURKAN SÖNMEZ    BJK8G 9 7 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 2 2,33 4 4 2,67 8 4 6,67 38 23 30,34 287,484 2 126 126 126 2117
% 57

127 0 BELİNAY ERBAY 8E 11 8 8,33 4 4 2,67 7 3 6,00 0 3 -1,00 1 5 -0,67 12 7 9,67 35 30 25,00 282,364 6 127 127 127 2191
% 59

128 0 ALYA YILDIRIM  10 5 8,33 3 4 1,67 5 2 4,33 5 3 4,00 6 6 4,00 8 12 4,00 37 32 26,33 281,542 13 128 128 128 2206
% 59

129 599 IŞIL NİRA ÖZDEMİR 8D 12 8 9,33 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 5 14 0,33 7 13 2,67 43 46 27,66 274,268 4 129 129 129 2347
% 63

130 0 DORA SANGU 8 11 3 10,00 2 2 1,33 10 0 10,00 3 0 3,00 5 11 1,33 31 16 25,66 269,474 51 130 130 130 2442
% 66

131 0 DURU AVCI 8 9 7 6,67 2 7 -0,33 10 0 10,00 8 2 7,33 4 7 1,67 6 12 2,00 39 35 27,34 268,587 52 131 131 131 2464
% 66

132 0 ALİ EFE ÇELİK  14 3 13,00 4 3 3,00 8 2 7,33 0 4 -1,33 0 3 -1,00 26 15 21,00 264,057 14 132 132 132 2555
% 69
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8 SINIF EKSEN CDS 04 (CP00-08.04CDS04)147 147 147 3722

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,79 6 3 4,99 8 2 7,31 5 2 4,56 6 5 4,48 9 8 6,46 46 25 37,59 310,460

Okul Ortalaması 15 4 13,36 7 2 6,62 9 1 8,61 8 1 7,49 10 4 8,39 12 7 10,15 61 20 54,62 369,050

KATILIMLAR

133 0 YASİN EGE NASIR 8F 10 3 9,00 2 3 1,00 3 3 2,00 2 3 1,00 1 3 0,00 7 7 4,67 25 22 17,67 260,114 1 133 133 133 2624
% 70

134 0 DAMLASU AYKURT 8D 10 8 7,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 11 2,33 6 13 1,67 36 48 20,00 258,238 5 134 134 134 2656
% 71

135 0 GAMZE SU YEŞİLÇAY*R 9 8 6,33 3 3 2,00 7 1 6,67 8 1 7,67 2 5 0,33 5 11 1,33 34 29 24,33 256,765 15 135 135 135 2683
% 72

136 0 AZRA GÜNDÜZ 8 6 9 3,00 7 2 6,33 5 3 4,00 1 0 1,00 7 2 6,33 26 16 20,66 256,253 53 136 136 136 2693
% 72

137 0 DORUK DİNÇ 8 13 5 11,33 4 6 2,00 4 5 2,33 1 7 -1,33 3 11 -0,67 6 13 1,67 31 47 15,33 253,820 54 137 137 137 2735
% 73

138 0 HARUN TAŞ  11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 6 0,00 4 15 -1,00 34 43 19,67 247,063 16 138 138 138 2855
% 77

139 396 ZEYNEP ARİÇ 8E 11 7 8,67 5 3 4,00 5 3 4,00 2 6 0,00 0 1 -0,33 4 12 0,00 27 32 16,34 245,268 7 139 139 139 2881
% 77

140 0 GÜLŞEN ERTAN  8 8 5,33 5 1 4,67 7 1 6,67 2 0 2,00 0 5 -1,67 5 8 2,33 27 23 19,33 243,924 17 140 140 140 2907
% 78

141 0 BELİNAY NU  ÖZDEMIR8 7 6 5,00 0 1 -0,33 5 2 4,33 2 5 0,33 3 3 2,00 3 11 -0,67 20 28 10,66 230,433 55 141 141 141 3092
% 83

142 0 YİĞİT CAMGÖZ  8 6 6,00 0 7 -2,33 3 3 2,00 1 7 -1,33 3 3 2,00 4 12 0,00 19 38 6,34 227,262 18 142 142 142 3134
% 84

143 0 ABDULLAH YILDIRIM 8G 7 11 3,33 3 6 1,00 5 5 3,33 2 6 0,00 1 4 -0,33 6 13 1,67 24 45 9,00 222,706 3 143 143 143 3185
% 86

144 0 YAĞ*  BARMAK IZ 8 6 10 2,67 3 6 1,00 6 3 5,00 5 5 3,33 1 7 -1,33 3 12 -1,00 24 43 9,67 212,744 56 144 144 144 3313
% 89

145 0 HAYRİ KAAN 8 8 8 5,33 1 8 -1,67 1 8 -1,67 0 5 -1,67 4 10 0,67 14 39 0,99 212,249 57 145 145 145 3321
% 89

146 0 AYAZ 8G 5 14 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 0 1,00 6 14 1,33 21 49 4,66 209,755 4 146 146 146 3363
% 90

147 0 **E  3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 19 71 -4,67 166,360 19 147 147 147 3690
% 99
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