
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA MANİSA MERKEZ Kep Akademi BAY 6. SINIF (10622) 10 18 85 4437

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,26 5 4 3,65 5 5 3,03 5 4 3,82 4 7 2,16 6 7 4,02 32 33 20,94 270,710

Okul Ortalaması 7 6 4,97 6 3 4,60 5 4 3,10 7 2 5,80 6 5 4,00 7 5 5,73 37 26 28,20 300,900

KATILIMLAR

1 0 ELA AĞIRMAN 6 11 3 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 2 9,33 14 1 13,67 61 10 57,66 418,374 1 1 3 16 145

2 0 BELİNAY ŞENER 6A 11 3 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 11 2 10,33 10 3 9,00 57 13 52,66 403,038 1 2 6 25 261

3 0 DURU AVLA 6A 10 4 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 1 7,67 8 2 7,33 11 3 10,00 50 17 44,33 370,656 2 3 8 41 579

4 0 MELİSA TÜRKYILMAZ 6A 7 4 5,67 6 2 5,33 4 4 2,67 7 1 6,67 7 5 5,33 9 3 8,00 40 19 33,67 326,217 3 4 11 60 1046

5 0 SAHRA İĞDİ 6 9 4 7,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 2 6,33 3 2 2,33 8 6 6,00 36 25 27,66 300,595 2 5 13 68 1416

6 0 ALP KASIM IŞIK 6A 5 6 3,00 4 1 3,67 4 1 3,67 4 2 3,33 7 6 5,00 6 3 5,00 30 19 23,67 291,018 4 6 14 71 1549

7 0 MUSTAFA ŞENER 6A 5 9 2,00 8 1 7,67 6 4 4,67 6 3 5,00 4 11 0,33 4 7 1,67 33 35 21,34 245,805 5 7 15 78 2504

8 0 AHMET DEMİR 6A 6 5 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 6 0,00 3 8 0,33 28 32 17,33 242,436 6 8 16 79 2547

9 0 DENİZ AKŞAHİN 6A 1 9 -2,00 2 6 0,00 0 4 -1,33 7 2 6,33 2 1 1,67 6 4 4,67 18 26 9,34 230,915 7 9 17 81 2875

10 0 YAĞMUR KARADİŞ 6A 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 11 -1,67 3 12 -1,00 14 59 -5,68 179,994 8 10 18 83 4037
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SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 6. SINIF (10622)

MANİSA / MANİSA MERKEZ / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ELA AĞIRMAN 0 6

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,374 270,710 1 1 3 16 145

Puanı Hesaplanan: 10 18 83 4409

Katılımlar: 2 10 18 85 4437

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 8,84 4,97 4,26

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,33 4,60 3,65

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,66 3,10 3,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,16 5,80 3,82

Matematik 15 10 2 9,33 62 5,83 4,00 2,16

Fen 15 14 1 13,67 91 9,84 5,73 4,02

Toplam: 75 61 10 57,67 77 42,67 28,20 20,56

Türkçe bBBCBDDC DCaaAD

Cevap Anh. B CBBCBDDCADCCCAD

Sosyal Bilgiler BCDCBDDAab

Cevap Anh. B BCDCBDDABA

Din K.ve A.B. BcACBdDCCB

Cevap Anh. B BDACBADCCB

İngilizce BCCDDADBBA

Cevap Anh. B BCCDDADBBA

Matematik BC DDADA  ADcCd

Cevap Anh. B BCBDDADABBADACC

Fen BCDDAdAACDCDAAC

Cevap Anh. B BCDDABAACDCDAAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 3 73

Türkçe 15 11 3 73

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyim 1 1 0 100
Parçanın Yapı Yönü 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçada Anlam 4 2 2 50
Görselleri Yorumlama 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Ön Yargıları Kırıyorum / Birlikte Daha Güçlüyüz 1 1 0 100
Medeniyete Yön Veren Yollar 1 1 0 100
Yeni Yurt Anadolu 1 1 0 100
Ülkemin Güzellikleri Haritada / Ülkemin Zenginlikleri Haritada 3 3 0 100
Dünya'nın Neresindeyim? 1 1 0 100
Çevremizde Kimler Yaşıyor? 1 1 0 100
Destan ve Yazıtlarda Türkler 1 0 1 0
İslamiyet ve Türkler 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Namaz 6 5 1 83
Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4 3 1 75

İngilizce 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Yummy Breakfast 3 3 0 100
Life 3 3 0 100
Downtown 2 2 0 100
Weather and Emotions 2 2 0 100

Matematik 15 10 2 67

Matematik 15 10 2 67

Çarpanlar ve Katlar 2 1 1 50
Rasyonel Sayılarla İşlemler 6 3 1 50
Kümeler 2 1 0 50
Tam Sayılar 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Doğal Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Doğal Sayı Problemleri 1 1 0 100

Fen 15 14 1 93

Fen 15 14 1 93

Dolaşım Sistemi 3 3 0 100
Sindirim Sistemi 2 2 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Boşaltım Sistemi 2 1 1 50
Destek ve Hareket Sistemi 4 4 0 100
Güneş Sistemi 1 1 0 100
Güneş ve Ay Tutulması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 6. SINIF (10622)

MANİSA / MANİSA MERKEZ / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
SAHRA İĞDİ 0 6

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,595 270,710 2 5 13 68 1416

Puanı Hesaplanan: 10 18 83 4409

Katılımlar: 2 10 18 85 4437

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 8,84 4,97 4,26

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,33 4,60 3,65

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,66 3,10 3,03

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,16 5,80 3,82

Matematik 15 3 2 2,33 16 5,83 4,00 2,16

Fen 15 8 6 6,00 40 9,84 5,73 4,02

Toplam: 75 36 25 27,67 37 42,67 28,20 20,56

Türkçe  aBbBC DDdbADCC

Cevap Anh. A BCBDBCADDCCADCC

Sosyal Bilgiler ABbBcDCcbb

Cevap Anh. A ABABDDCBCD

Din K.ve A.B. DcCdBbbdcC

Cevap Anh. A DACBBDACBC

İngilizce CDCaADBa A

Cevap Anh. A CDCBADBDBA

Matematik B   b B   c D  

Cevap Anh. A BADACCBCBDDADAB

Fen CbabbD BDCAAcCa

Cevap Anh. A CACADDABDCAADCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 4 60

Türkçe 15 9 4 60

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Deyim 1 1 0 100
Parçanın Yapı Yönü 2 2 0 100
Görselleri Yorumlama 2 1 0 50
Parçada Anlam 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Ülkemin Güzellikleri Haritada / Ülkemin Zenginlikleri Haritada 3 2 1 67
Destan ve Yazıtlarda Türkler 1 1 0 100
İslamiyet ve Türkler 1 0 1 0
Dünya'nın Neresindeyim? 1 1 0 100
Yeni Yurt Anadolu 1 0 1 0
Medeniyete Yön Veren Yollar 1 1 0 100
Ön Yargıları Kırıyorum / Birlikte Daha Güçlüyüz 1 0 1 0
Çevremizde Kimler Yaşıyor? 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4 2 2 50
Namaz 6 2 4 33

İngilizce 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Life 3 3 0 100
Yummy Breakfast 3 2 1 67
Downtown 2 1 1 50
Weather and Emotions 2 1 0 50

Matematik 15 3 2 20

Matematik 15 3 2 20

Rasyonel Sayılarla İşlemler 6 1 1 17
Kümeler 2 0 0 0
Doğal Sayı Problemleri 1 0 0 0
Tam Sayılar 2 0 1 0
Çarpanlar ve Katlar 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Doğal Sayılarla İşlemler 1 1 0 100

Fen 15 8 6 53

Fen 15 8 6 53

Güneş ve Ay Tutulması 1 1 0 100
Güneş Sistemi 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 4 1 3 25
Sindirim Sistemi 2 1 0 50
Dolaşım Sistemi 3 3 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Boşaltım Sistemi 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 6. SINIF (10622)

MANİSA / MANİSA MERKEZ / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİR 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,436 270,710 6 8 16 79 2547

Puanı Hesaplanan: 10 18 83 4409

Katılımlar: 8 10 18 85 4437

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 5 4,33 29 4,00 4,97 4,26

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,42 4,60 3,65

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,71 3,10 3,03

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,21 5,80 3,82

Matematik 15 2 6 0,00 0 3,54 4,00 2,16

Fen 15 3 8 0,33 2 4,71 5,73 4,02

Toplam: 75 28 32 17,33 23 24,58 28,20 20,56

Türkçe BadDBC D Cad d 

Cevap Anh. A BCBDBCADDCCADCC

Sosyal Bilgiler ABAcDDadbD

Cevap Anh. A ABABDDCBCD

Din K.ve A.B. DcCBaDAbdC

Cevap Anh. A DACBBDACBC

İngilizce CDCdAbccaA

Cevap Anh. A CDCBADBDBA

Matematik cAbdba C    c  

Cevap Anh. A BADACCBCBDDADAB

Fen CdCbacdBa b  b 

Cevap Anh. A CACADDABDCAADCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 5 40

Türkçe 15 6 5 40

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Deyim 1 1 0 100
Parçanın Yapı Yönü 2 2 0 100
Görselleri Yorumlama 2 0 1 0
Parçada Anlam 4 1 1 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Ülkemin Güzellikleri Haritada / Ülkemin Zenginlikleri Haritada 3 2 1 67
Destan ve Yazıtlarda Türkler 1 1 0 100
İslamiyet ve Türkler 1 1 0 100
Dünya'nın Neresindeyim? 1 0 1 0
Yeni Yurt Anadolu 1 1 0 100
Medeniyete Yön Veren Yollar 1 0 1 0
Ön Yargıları Kırıyorum / Birlikte Daha Güçlüyüz 1 0 1 0
Çevremizde Kimler Yaşıyor? 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4 3 1 75
Namaz 6 3 3 50

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Life 3 3 0 100
Yummy Breakfast 3 1 2 33
Downtown 2 0 2 0
Weather and Emotions 2 1 1 50

Matematik 15 2 6 13

Matematik 15 2 6 13

Rasyonel Sayılarla İşlemler 6 1 2 17
Kümeler 2 1 0 50
Doğal Sayı Problemleri 1 0 1 0
Tam Sayılar 2 0 1 0
Çarpanlar ve Katlar 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Doğal Sayılarla İşlemler 1 0 1 0

Fen 15 3 8 20

Fen 15 3 8 20

Güneş ve Ay Tutulması 1 1 0 100
Güneş Sistemi 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 4 1 3 25
Sindirim Sistemi 2 0 2 0
Dolaşım Sistemi 3 1 1 33
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Boşaltım Sistemi 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 6. SINIF (10622)

MANİSA / MANİSA MERKEZ / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ALP KASIM IŞIK 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,018 270,710 4 6 14 71 1549

Puanı Hesaplanan: 10 18 83 4409

Katılımlar: 8 10 18 85 4437

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 6 3,00 20 4,00 4,97 4,26

Tarih 10 4 1 3,67 37 4,42 4,60 3,65

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 2,71 3,10 3,03

İngilizce 10 4 2 3,33 33 5,21 5,80 3,82

Matematik 15 7 6 5,00 33 3,54 4,00 2,16

Fen 15 6 3 5,00 33 4,71 5,73 4,02

Toplam: 75 30 19 23,67 32 24,58 28,20 20,56

Türkçe aBBbaDDCcb a   

Cevap Anh. B CBBCBDDCADCCCAD

Sosyal Bilgiler  C   aDA A

Cevap Anh. B BCDCBDDABA

Din K.ve A.B. c  CB   CB

Cevap Anh. B BDACBADCCB

İngilizce d  DDA c A

Cevap Anh. B BCCDDADBBA

Matematik BCdaDADba ba CC

Cevap Anh. B BCBDDADABBADACC

Fen B   c AACaCa  C

Cevap Anh. B BCDDABAACDCDAAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 6 33

Türkçe 15 5 6 33

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyim 1 1 0 100
Parçanın Yapı Yönü 2 0 2 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçada Anlam 4 2 1 50
Görselleri Yorumlama 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 4 1 40

Tarih 10 4 1 40

Ön Yargıları Kırıyorum / Birlikte Daha Güçlüyüz 1 0 0 0
Medeniyete Yön Veren Yollar 1 1 0 100
Yeni Yurt Anadolu 1 0 0 0
Ülkemin Güzellikleri Haritada / Ülkemin Zenginlikleri Haritada 3 2 0 67
Dünya'nın Neresindeyim? 1 0 0 0
Çevremizde Kimler Yaşıyor? 1 0 1 0
Destan ve Yazıtlarda Türkler 1 0 0 0
İslamiyet ve Türkler 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 4 1 40

Din K.ve A.B. 10 4 1 40

Namaz 6 2 1 33
Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4 2 0 50

İngilizce 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

Yummy Breakfast 3 2 1 67
Life 3 1 0 33
Downtown 2 0 1 0
Weather and Emotions 2 1 0 50

Matematik 15 7 6 47

Matematik 15 7 6 47

Çarpanlar ve Katlar 2 2 0 100
Rasyonel Sayılarla İşlemler 6 2 2 33
Kümeler 2 0 2 0
Tam Sayılar 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Doğal Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Doğal Sayı Problemleri 1 0 1 0

Fen 15 6 3 40

Fen 15 6 3 40

Dolaşım Sistemi 3 2 0 67
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Boşaltım Sistemi 2 1 0 50
Destek ve Hareket Sistemi 4 2 2 50
Güneş Sistemi 1 0 0 0
Güneş ve Ay Tutulması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 6. SINIF (10622)

MANİSA / MANİSA MERKEZ / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY ŞENER 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,038 270,710 1 2 6 25 261

Puanı Hesaplanan: 10 18 83 4409

Katılımlar: 8 10 18 85 4437

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 4,00 4,97 4,26

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,42 4,60 3,65

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,71 3,10 3,03

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,21 5,80 3,82

Matematik 15 11 2 10,33 69 3,54 4,00 2,16

Fen 15 10 3 9,00 60 4,71 5,73 4,02

Toplam: 75 57 13 52,67 70 24,58 28,20 20,56

Türkçe BaBDBC DDCCcbCC

Cevap Anh. A BCBDBCADDCCADCC

Sosyal Bilgiler ABdBcDCBCD

Cevap Anh. A ABABDDCBCD

Din K.ve A.B. cbCBBDAbBC

Cevap Anh. A DACBBDACBC

İngilizce CDCBADBDBA

Cevap Anh. A CDCBADBDBA

Matematik  Aa CCBaBDDADAB

Cevap Anh. A BADACCBCBDDADAB

Fen C CbDc BDCAADCa

Cevap Anh. A CACADDABDCAADCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 3 73

Türkçe 15 11 3 73

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Deyim 1 1 0 100
Parçanın Yapı Yönü 2 2 0 100
Görselleri Yorumlama 2 1 0 50
Parçada Anlam 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Ülkemin Güzellikleri Haritada / Ülkemin Zenginlikleri Haritada 3 3 0 100
Destan ve Yazıtlarda Türkler 1 1 0 100
İslamiyet ve Türkler 1 0 1 0
Dünya'nın Neresindeyim? 1 1 0 100
Yeni Yurt Anadolu 1 0 1 0
Medeniyete Yön Veren Yollar 1 1 0 100
Ön Yargıları Kırıyorum / Birlikte Daha Güçlüyüz 1 1 0 100
Çevremizde Kimler Yaşıyor? 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4 2 2 50
Namaz 6 5 1 83

İngilizce 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Life 3 3 0 100
Yummy Breakfast 3 3 0 100
Downtown 2 2 0 100
Weather and Emotions 2 2 0 100

Matematik 15 11 2 73

Matematik 15 11 2 73

Rasyonel Sayılarla İşlemler 6 3 1 50
Kümeler 2 2 0 100
Doğal Sayı Problemleri 1 0 1 0
Tam Sayılar 2 2 0 100
Çarpanlar ve Katlar 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Doğal Sayılarla İşlemler 1 1 0 100

Fen 15 10 3 67

Fen 15 10 3 67

Güneş ve Ay Tutulması 1 1 0 100
Güneş Sistemi 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 4 2 2 50
Sindirim Sistemi 2 1 0 50
Dolaşım Sistemi 3 3 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Boşaltım Sistemi 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 6. SINIF (10622)

MANİSA / MANİSA MERKEZ / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKŞAHİN 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,915 270,710 7 9 17 81 2875

Puanı Hesaplanan: 10 18 83 4409

Katılımlar: 8 10 18 85 4437

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 9 -2,00 -13 4,00 4,97 4,26

Tarih 10 2 6 0,00 0 4,42 4,60 3,65

Din K.ve A.B. 10 0 4 -1,33 -13 2,71 3,10 3,03

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,21 5,80 3,82

Matematik 15 2 1 1,67 11 3,54 4,00 2,16

Fen 15 6 4 4,67 31 4,71 5,73 4,02

Toplam: 75 18 26 9,33 12 24,58 28,20 20,56

Türkçe aa a aba aCd  b

Cevap Anh. B CBBCBDDCADCCCAD

Sosyal Bilgiler db dcb ABb

Cevap Anh. B BCDCBDDABA

Din K.ve A.B. d  bcc    

Cevap Anh. B BDACBADCCB

İngilizce cCCDaADB A

Cevap Anh. B BCCDDADBBA

Matematik     c D  B     

Cevap Anh. B BCBDDADABBADACC

Fen B  DdaAb bCD  C

Cevap Anh. B BCDDABAACDCDAAC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 1 9 7

Türkçe 15 1 9 7

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyim 1 0 0 0
Parçanın Yapı Yönü 2 0 2 0
Cümlede Anlam 2 0 1 0
Parçada Anlam 4 0 3 0
Görselleri Yorumlama 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 6 20

Tarih 10 2 6 20

Ön Yargıları Kırıyorum / Birlikte Daha Güçlüyüz 1 0 1 0
Medeniyete Yön Veren Yollar 1 0 1 0
Yeni Yurt Anadolu 1 0 0 0
Ülkemin Güzellikleri Haritada / Ülkemin Zenginlikleri Haritada 3 1 1 33
Dünya'nın Neresindeyim? 1 0 1 0
Çevremizde Kimler Yaşıyor? 1 0 1 0
Destan ve Yazıtlarda Türkler 1 1 0 100
İslamiyet ve Türkler 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 0 4 0

Din K.ve A.B. 10 0 4 0

Namaz 6 0 3 0
Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4 0 1 0

İngilizce 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Yummy Breakfast 3 1 2 33
Life 3 3 0 100
Downtown 2 2 0 100
Weather and Emotions 2 1 0 50

Matematik 15 2 1 13

Matematik 15 2 1 13

Çarpanlar ve Katlar 2 0 0 0
Rasyonel Sayılarla İşlemler 6 1 1 17
Kümeler 2 0 0 0
Tam Sayılar 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Doğal Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Doğal Sayı Problemleri 1 0 0 0

Fen 15 6 4 40

Fen 15 6 4 40

Dolaşım Sistemi 3 1 0 33
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Boşaltım Sistemi 2 1 1 50
Destek ve Hareket Sistemi 4 2 2 50
Güneş Sistemi 1 0 0 0
Güneş ve Ay Tutulması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 6. SINIF (10622)

MANİSA / MANİSA MERKEZ / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
DURU AVLA 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,656 270,710 2 3 8 41 579

Puanı Hesaplanan: 10 18 83 4409

Katılımlar: 8 10 18 85 4437

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 4,00 4,97 4,26

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,42 4,60 3,65

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,71 3,10 3,03

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,21 5,80 3,82

Matematik 15 8 2 7,33 49 3,54 4,00 2,16

Fen 15 11 3 10,00 67 4,71 5,73 4,02

Toplam: 75 50 17 44,33 59 24,58 28,20 20,56

Türkçe bBBCBDDC bCabAD

Cevap Anh. B CBBCBDDCADCCCAD

Sosyal Bilgiler BbDCBDDABd

Cevap Anh. B BCDCBDDABA

Din K.ve A.B. BDbCBbabCd

Cevap Anh. B BDACBADCCB

İngilizce cCCDDADB A

Cevap Anh. B BCCDDADBBA

Matematik BCBacADA  A  C 

Cevap Anh. B BCBDDADABBADACC

Fen BdDDAcAAdDCDA C

Cevap Anh. B BCDDABAACDCDAAC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 4 67

Türkçe 15 10 4 67

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyim 1 1 0 100
Parçanın Yapı Yönü 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçada Anlam 4 2 2 50
Görselleri Yorumlama 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Ön Yargıları Kırıyorum / Birlikte Daha Güçlüyüz 1 1 0 100
Medeniyete Yön Veren Yollar 1 0 1 0
Yeni Yurt Anadolu 1 1 0 100
Ülkemin Güzellikleri Haritada / Ülkemin Zenginlikleri Haritada 3 3 0 100
Dünya'nın Neresindeyim? 1 1 0 100
Çevremizde Kimler Yaşıyor? 1 1 0 100
Destan ve Yazıtlarda Türkler 1 1 0 100
İslamiyet ve Türkler 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Namaz 6 4 2 67
Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4 1 3 25

İngilizce 10 8 1 80

İngilizce 10 8 1 80

Yummy Breakfast 3 2 1 67
Life 3 3 0 100
Downtown 2 2 0 100
Weather and Emotions 2 1 0 50

Matematik 15 8 2 53

Matematik 15 8 2 53

Çarpanlar ve Katlar 2 1 0 50
Rasyonel Sayılarla İşlemler 6 2 1 33
Kümeler 2 2 0 100
Tam Sayılar 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Doğal Sayılarla İşlemler 1 1 0 100
Doğal Sayı Problemleri 1 0 0 0

Fen 15 11 3 73

Fen 15 11 3 73

Dolaşım Sistemi 3 1 2 33
Sindirim Sistemi 2 2 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Boşaltım Sistemi 2 1 1 50
Destek ve Hareket Sistemi 4 4 0 100
Güneş Sistemi 1 0 0 0
Güneş ve Ay Tutulması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 6. SINIF (10622)

MANİSA / MANİSA MERKEZ / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA TÜRKYILMAZ 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,217 270,710 3 4 11 60 1046

Puanı Hesaplanan: 10 18 83 4409

Katılımlar: 8 10 18 85 4437

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 4 5,67 38 4,00 4,97 4,26

Tarih 10 6 2 5,33 53 4,42 4,60 3,65

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 2,71 3,10 3,03

İngilizce 10 7 1 6,67 67 5,21 5,80 3,82

Matematik 15 7 5 5,33 36 3,54 4,00 2,16

Fen 15 9 3 8,00 53 4,71 5,73 4,02

Toplam: 75 40 19 33,67 45 24,58 28,20 20,56

Türkçe BaB Bb *DC Ab C

Cevap Anh. A BCBDBCADDCCADCC

Sosyal Bilgiler AB BDc cCD

Cevap Anh. A ABABDDCBCD

Din K.ve A.B. cbCcB  aBC

Cevap Anh. A DACBBDACBC

İngilizce dDC ADB BA

Cevap Anh. A CDCBADBDBA

Matematik  Aa CCB BccAcAd

Cevap Anh. A BADACCBCBDDADAB

Fen C CbDDbB CAAD c

Cevap Anh. A CACADDABDCAADCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 4 47

Türkçe 15 7 4 47

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Deyim 1 1 0 100
Parçanın Yapı Yönü 2 0 2 0
Görselleri Yorumlama 2 0 0 0
Parçada Anlam 4 3 0 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

Ülkemin Güzellikleri Haritada / Ülkemin Zenginlikleri Haritada 3 2 1 67
Destan ve Yazıtlarda Türkler 1 1 0 100
İslamiyet ve Türkler 1 0 0 0
Dünya'nın Neresindeyim? 1 1 0 100
Yeni Yurt Anadolu 1 1 0 100
Medeniyete Yön Veren Yollar 1 0 0 0
Ön Yargıları Kırıyorum / Birlikte Daha Güçlüyüz 1 0 1 0
Çevremizde Kimler Yaşıyor? 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4 1 3 25
Namaz 6 3 1 50

İngilizce 10 7 1 70

İngilizce 10 7 1 70

Life 3 2 1 67
Yummy Breakfast 3 2 0 67
Downtown 2 1 0 50
Weather and Emotions 2 2 0 100

Matematik 15 7 5 47

Matematik 15 7 5 47

Rasyonel Sayılarla İşlemler 6 1 2 17
Kümeler 2 2 0 100
Doğal Sayı Problemleri 1 0 1 0
Tam Sayılar 2 1 1 50
Çarpanlar ve Katlar 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Doğal Sayılarla İşlemler 1 0 1 0

Fen 15 9 3 60

Fen 15 9 3 60

Güneş ve Ay Tutulması 1 1 0 100
Güneş Sistemi 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 4 3 1 75
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Dolaşım Sistemi 3 2 0 67
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Boşaltım Sistemi 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 6. SINIF (10622)

MANİSA / MANİSA MERKEZ / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ŞENER 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,805 270,710 5 7 15 78 2504

Puanı Hesaplanan: 10 18 83 4409

Katılımlar: 8 10 18 85 4437

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 4,00 4,97 4,26

Tarih 10 8 1 7,67 77 4,42 4,60 3,65

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,71 3,10 3,03

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,21 5,80 3,82

Matematik 15 4 11 0,33 2 3,54 4,00 2,16

Fen 15 4 7 1,67 11 4,71 5,73 4,02

Toplam: 75 33 35 21,33 28 24,58 28,20 20,56

Türkçe CcBbcDDa cdbaAb

Cevap Anh. B CBBCBDDCADCCCAD

Sosyal Bilgiler BCDCBD ABb

Cevap Anh. B BCDCBDDABA

Din K.ve A.B. ccACBdDCCa

Cevap Anh. B BDACBADCCB

İngilizce BdbDDA aBA

Cevap Anh. B BCCDDADBBA

Matematik BCaDbdadcacDbaa

Cevap Anh. B BCBDDADABBADACC

Fen aC Dcdd CDb cd 

Cevap Anh. B BCDDABAACDCDAAC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 9 33

Türkçe 15 5 9 33

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyim 1 1 0 100
Parçanın Yapı Yönü 2 0 2 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçada Anlam 4 1 3 25
Görselleri Yorumlama 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

Ön Yargıları Kırıyorum / Birlikte Daha Güçlüyüz 1 1 0 100
Medeniyete Yön Veren Yollar 1 1 0 100
Yeni Yurt Anadolu 1 1 0 100
Ülkemin Güzellikleri Haritada / Ülkemin Zenginlikleri Haritada 3 2 0 67
Dünya'nın Neresindeyim? 1 1 0 100
Çevremizde Kimler Yaşıyor? 1 1 0 100
Destan ve Yazıtlarda Türkler 1 1 0 100
İslamiyet ve Türkler 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Namaz 6 4 2 67
Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4 2 2 50

İngilizce 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Yummy Breakfast 3 3 0 100
Life 3 1 2 33
Downtown 2 0 1 0
Weather and Emotions 2 2 0 100

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Çarpanlar ve Katlar 2 1 1 50
Rasyonel Sayılarla İşlemler 6 1 5 17
Kümeler 2 0 2 0
Tam Sayılar 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Doğal Sayılarla İşlemler 1 0 1 0
Doğal Sayı Problemleri 1 1 0 100

Fen 15 4 7 27

Fen 15 4 7 27

Dolaşım Sistemi 3 2 1 67
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Boşaltım Sistemi 2 0 2 0
Destek ve Hareket Sistemi 4 1 1 25
Güneş Sistemi 1 0 1 0
Güneş ve Ay Tutulması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BAY 6. SINIF (10622)

MANİSA / MANİSA MERKEZ / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KARADİŞ 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
179,994 270,710 8 10 18 83 4037

Puanı Hesaplanan: 10 18 83 4409

Katılımlar: 8 10 18 85 4437

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 4,00 4,97 4,26

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,42 4,60 3,65

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,71 3,10 3,03

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,21 5,80 3,82

Matematik 15 2 11 -1,67 -11 3,54 4,00 2,16

Fen 15 3 12 -1,00 -7 4,71 5,73 4,02

Toplam: 75 14 59 -5,67 -8 24,58 28,20 20,56

Türkçe BacbdbcDbaabDCd

Cevap Anh. A BCBDBCADDCCADCC

Sosyal Bilgiler dBbBbcdadb

Cevap Anh. A ABABDDCBCD

Din K.ve A.B. cbCdcabadb

Cevap Anh. A DACBBDACBC

İngilizce dcbcAbBcac

Cevap Anh. A CDCBADBDBA

Matematik BcbdbbdCaa  bbd

Cevap Anh. A BADACCBCBDDADAB

Fen CbbAabdaabAdcda

Cevap Anh. A CACADDABDCAADCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Deyim 1 0 1 0
Parçanın Yapı Yönü 2 1 1 50
Görselleri Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam 4 0 4 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Ülkemin Güzellikleri Haritada / Ülkemin Zenginlikleri Haritada 3 0 3 0
Destan ve Yazıtlarda Türkler 1 1 0 100
İslamiyet ve Türkler 1 0 1 0
Dünya'nın Neresindeyim? 1 1 0 100
Yeni Yurt Anadolu 1 0 1 0
Medeniyete Yön Veren Yollar 1 0 1 0
Ön Yargıları Kırıyorum / Birlikte Daha Güçlüyüz 1 0 1 0
Çevremizde Kimler Yaşıyor? 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4 1 3 25
Namaz 6 0 6 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Life 3 0 3 0
Yummy Breakfast 3 1 2 33
Downtown 2 1 1 50
Weather and Emotions 2 0 2 0

Matematik 15 2 11 13

Matematik 15 2 11 13

Rasyonel Sayılarla İşlemler 6 2 3 33
Kümeler 2 0 2 0
Doğal Sayı Problemleri 1 0 1 0
Tam Sayılar 2 0 2 0
Çarpanlar ve Katlar 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Doğal Sayılarla İşlemler 1 0 1 0

Fen 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

Güneş ve Ay Tutulması 1 1 0 100
Güneş Sistemi 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 4 1 3 25
Sindirim Sistemi 2 0 2 0
Dolaşım Sistemi 3 0 3 0
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Boşaltım Sistemi 2 0 2 0
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