
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME 207 207 677 23429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,16 5 4 3,53 6 3 5,29 4 3 3,22 6 5 3,91 8 8 5,88 39 30 28,99 285,720

Okul Ortalaması 13 5 11,57 7 3 5,92 8 2 7,29 7 2 5,97 10 4 8,62 12 6 10,16 57 21 49,53 356,390

KATILIMLAR

1 0 BEYLEM SARI 3A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 494,203 1 1 1 2 16
% 0,07

2 0 EYMEN SUNMAZ 4A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,34 491,987 1 2 2 3 22
% 0,09

3 0 EYMEN AKGÜN 4A 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 491,965 2 3 3 5 26
% 0,11

4 0 NİHAT EGE TAŞ 3A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 87 3 86,00 486,190 2 4 4 7 54
% 0,23

5 0 MERYEM KAYGISIZ 4A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 20 0 20,00 84 5 82,33 470,596 3 5 5 21 205
% 0,87

6 0 KÜBRA NUR TARI 3A 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 17 3 16,00 83 7 80,67 467,609 3 6 6 23 256
% 1,09

7 0 ENES ULUBAŞ 2A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 83 7 80,67 467,188 1 7 7 27 265
% 1,13

8 0 MEHMET YAVUZ GÖRAL3A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 84 6 82,00 465,935 4 8 8 29 293
% 1,25

9 0 ÇINAR BUZKURT 3A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 20 0 20,00 18 2 17,33 82 8 79,33 465,368 5 9 9 31 304
% 1,30

10 0 ARDA TAYLAN 3A 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 82 7 79,66 462,488 6 10 10 38 364
% 1,55

11 0 ŞERİFE HACI 3A 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 17 3 16,00 81 8 78,33 460,999 7 11 11 40 404
% 1,72

12 0 FATMA TÜRK 2A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 16 2 15,33 82 5 80,33 459,100 2 12 12 43 442
% 1,89

13 0 İSMAİL ATA SARUHAN 4A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 20 0 20,00 18 2 17,33 80 10 76,67 457,039 4 13 13 44 485
% 2,07

14 0 NAZLI LARA ALTINOK 3B 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 4 13,67 18 2 17,33 82 7 79,67 456,263 1 14 14 46 496
% 2,12

15 0 İREM SAYIR 4A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 81 9 78,01 455,911 5 15 15 48 509
% 2,17

16 0 İKRA KELEŞ 1A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 17 2 16,33 17 3 16,00 79 10 75,67 453,332 1 16 16 51 568
% 2,42

17 0 SEYYİD AHMED ERKOL2A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 2 15,33 17 1 16,67 80 6 78,00 452,588 3 17 17 53 588
% 2,51

18 0 CEMRE KAYA 4A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 19 1 18,67 79 11 75,34 451,120 6 18 18 60 624
% 2,66

19 0 METEHAN KOYUNCU 3B 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 18 2 17,33 79 11 75,33 448,230 2 19 19 62 683
% 2,92

20 0 NİSA KABADAYI 3A 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 17 0 17,00 15 5 13,33 78 9 75,00 446,653 8 20 20 64 717
% 3,06

21 0 KAĞAN KAFA 4A 19 1 18,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 17 3 16,00 17 2 16,33 76 13 71,67 445,803 7 21 21 66 740
% 3,16

22 0 GÜLSU DOĞAN *A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 17 1 16,67 16 4 14,67 78 10 74,68 445,462 1 22 22 67 744
% 3,18

23 0 ATA YİĞİT KAYAN 4A 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 4 13,67 16 4 14,67 79 10 75,68 443,249 8 23 23 71 807
% 3,44

24 0 MUSTAFA EFE ALABAY 3A 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 17 3 16,00 77 13 72,67 439,547 9 24 24 77 915
% 3,91

25 0 SELEN AKTEMUR 4A 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 76 14 71,34 434,761 9 25 25 88 1070
% 4,57

26 0 SİNEM ELİF EVRAN 1A 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 78 12 74,00 431,828 2 26 26 92 1153
% 4,92

27 0 AHMET YİĞİT ÖZAY 3B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 18 2 17,33 14 6 12,00 74 16 68,66 431,056 3 27 27 95 1186
% 5,06

28 0 NAZLIM ERE  ŞEN 2A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 13 6 11,00 76 12 72,00 430,925 4 28 28 96 1189
% 5,07

29 0 SEMİH KAYA 2A 15 3 14,00 8 1 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 19 1 18,67 15 5 13,33 74 13 69,67 430,302 5 29 29 97 1209
% 5,16

30 0 KERİM DAVUTOĞLU 3B 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 15 4 13,67 15 3 14,00 75 12 71,00 429,636 4 30 30 100 1226
% 5,23

31 0 BERK YILDIZ 1A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 16 2 15,33 16 4 14,67 75 13 70,68 428,198 3 31 31 101 1268
% 5,41

32 0 SEVGÜL CANDAN 1A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 5 13,33 18 2 17,33 76 14 71,33 427,431 4 32 32 104 1300
% 5,55

33 0 AYŞE SEMİZ 3B 17 3 16,00 9 0 9,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 2 13,33 16 3 15,00 74 10 70,67 427,418 5 33 33 105 1302
% 5,56
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,16 5 4 3,53 6 3 5,29 4 3 3,22 6 5 3,91 8 8 5,88 39 30 28,99 285,720

Okul Ortalaması 13 5 11,57 7 3 5,92 8 2 7,29 7 2 5,97 10 4 8,62 12 6 10,16 57 21 49,53 356,390

KATILIMLAR

34 0 HİRA NUR SAVAŞ 3B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 3 15,00 14 6 12,00 76 13 71,67 426,322 6 34 34 108 1340
% 5,72

35 0 KAYRA ÇALIŞKAN 3C 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 16 1 15,67 14 5 12,33 74 12 70,01 425,784 1 35 35 109 1364
% 5,82

36 0 YİĞİT EREN AKYOL 3A 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 14 4 12,67 16 4 14,67 73 15 68,00 423,701 10 36 36 113 1435
% 6,12

37 0 BENNU YÜKSEL 3C 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 5 8,33 18 2 17,33 74 11 70,33 423,240 2 37 37 117 1452
% 6,20

38 0 YAĞMUR KORKAK 4A 17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 1 12,67 15 1 14,67 71 8 68,34 421,886 10 38 38 120 1500
% 6,40

39 0 AYŞEGÜL GÜMÜŞ 3B 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 3 7,00 18 2 17,33 72 9 69,00 421,261 7 39 39 123 1528
% 6,52

40 0 GÖKÇEN POLAT 3B 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 13 4 11,67 18 2 17,33 72 15 67,00 418,858 8 40 40 130 1605
% 6,85

41 0 HASAN FURKANOĞLU 3C 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 13 7 10,67 73 17 67,34 418,173 3 41 41 133 1633
% 6,97

42 0 FATMA ECRİN ADIGÜZEL3C 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 17 3 16,00 15 5 13,33 71 18 65,01 417,991 4 42 42 134 1641
% 7,00

43 0 TAHA ÖNGEL 3B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 17 1 16,67 13 7 10,67 73 15 68,02 417,363 9 43 43 136 1660
% 7,09

44 0 EFE EKİCİ 1A 15 4 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 14 4 12,67 16 3 15,00 73 13 68,67 416,622 5 44 44 138 1689
% 7,21

45 0 ADEM    TOPRAK 2B 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 13 5 11,33 16 4 14,67 71 17 65,33 416,336 1 45 45 140 1703
% 7,27

46 0 İBRAHİM EGE AKKUŞ 2A 17 1 16,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 15 2 14,33 14 5 12,33 70 14 65,32 416,252 6 46 46 142 1709
% 7,29

47 0 EMRE KURNAZ 3B 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 13 5 11,33 16 4 14,67 71 16 65,67 414,410 10 47 47 148 1778
% 7,59

48 0 NİSA DİKEN 2A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 2 14,33 12 7 9,67 71 15 66,00 412,485 7 48 48 153 1837
% 7,84

49 0 KAAN AKYER 3B 12 6 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 14 5 12,33 72 14 67,34 410,738 11 49 49 156 1917
% 8,18

50 0 ÇİĞDEM KILINÇLAR 4A 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 0 12,00 13 6 11,00 70 11 66,33 410,596 11 50 50 158 1925
% 8,22

51 0 MERT CAN 3B 14 4 12,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 13 1 12,67 16 4 14,67 71 10 67,68 410,489 12 51 51 159 1930
% 8,24

52 0 BÜŞRA MELEK KAHRAMAN3B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 11 8 8,33 72 17 66,33 410,365 13 52 52 160 1937
% 8,27

53 0 CEYLİNAY ÖNDER 2B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 8 8,33 16 3 15,00 73 15 68,00 410,142 2 53 53 162 1945
% 8,30

54 0 GÖKAY GÜNER 3D 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 2 13,33 14 5 12,33 70 14 65,33 409,297 1 54 54 165 1972
% 8,42

55 0 POYRAZ AKGÜN 3C 16 3 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 2 9,33 17 2 16,33 69 11 65,33 408,790 5 55 55 167 1987
% 8,48

56 0 ECE ÇELİKKOL 3C 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 4 11,67 15 3 14,00 70 15 65,01 407,636 6 56 56 173 2036
% 8,69

57 0 UĞUR KARAKAFA 2B 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 3 10,00 18 1 17,67 70 13 65,68 406,301 3 57 57 174 2089
% 8,92

58 0 KÜBR* NUR DİNÇ 3A 16 2 15,33 8 1 7,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 15 5 13,33 70 15 65,00 403,782 11 58 58 179 2187
% 9,33

59 0 DURU ULUDAĞ 2A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 15 3 14,00 16 4 14,67 68 20 61,34 402,479 8 59 59 184 2242
% 9,57

60 0 YAĞMUR ALTINKARGI 4B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 5 8,33 15 5 13,33 69 16 63,66 402,302 1 60 60 185 2247
% 9,59

61 0 MELİS GENÇERLER 3C 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 4 11,67 13 6 11,00 69 17 63,34 401,370 7 61 61 187 2291
% 9,78

62 0 AYŞE SURA YAVAŞ 4A 14 6 12,00 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 2 13,33 16 4 14,67 67 19 60,67 399,234 12 62 62 190 2376
% 10

63 0 DİLVİN BUDAKÇI 3D 16 1 15,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 3 12,00 12 5 10,33 67 13 62,66 397,750 2 63 63 193 2443
% 10

64 0 MUHAMMET PEKTAŞ 3C 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 11 5 9,33 15 5 13,33 67 19 60,66 397,258 8 64 64 194 2461
% 11

65 0 MERYEM ELİF AKTAN 3B 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 2 11,33 13 7 10,67 69 15 64,00 397,007 14 65 65 195 2476
% 11

66 0 İREM BAŞKAL 1A 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 13 3 12,00 13 5 11,33 65 19 58,66 394,554 6 66 66 197 2579
% 11
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,16 5 4 3,53 6 3 5,29 4 3 3,22 6 5 3,91 8 8 5,88 39 30 28,99 285,720

Okul Ortalaması 13 5 11,57 7 3 5,92 8 2 7,29 7 2 5,97 10 4 8,62 12 6 10,16 57 21 49,53 356,390

KATILIMLAR

67 0 DİLA KANGALOĞLU 3E 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 1 10,67 13 7 10,67 65 17 59,34 394,257 1 67 67 198 2592
% 11

68 0 IRMAK OMRANDI 4B 16 2 15,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 4 5,67 17 1 16,67 65 12 61,00 393,487 2 68 68 200 2616
% 11

69 0 MUSTAFA ESER 3A 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 5 8,33 18 2 17,33 67 18 60,99 393,088 12 69 69 204 2634
% 11

70 0 EREN SAĞOL 3D 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 1 5,67 15 1 14,67 14 5 12,33 65 16 59,67 393,053 3 70 70 205 2635
% 11

71 0 AZRA ADA ÇELİKKANAT3C 16 4 14,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 15 5 13,33 13 7 10,67 66 24 58,00 391,994 9 71 71 206 2676
% 11

72 0 YUSUF CEYRAN 3D 15 4 13,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 12 2 11,33 13 3 12,00 64 15 59,00 389,707 4 72 72 210 2757
% 12

73 0 İSMAİL KARAKAYA 4B 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 2 1,33 7 4 5,67 17 3 16,00 61 13 56,66 389,089 3 73 73 212 2782
% 12

74 0 YAĞMUR GÖRÜR 3D 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 12 5 10,33 65 11 61,32 385,865 5 74 74 220 2947
% 13

75 0 BERKER ERKLİ 3D 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 1 9,67 10 2 9,33 64 9 61,01 384,101 6 75 75 223 3017
% 13

76 0 MUHAMMED AKATMACI1C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 0 9,00 6 4 4,67 13 2 12,33 11 5 9,33 62 18 56,00 383,599 1 76 76 225 3044
% 13

77 0 BEYZANUR KAVAKLI 3C 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 13 4 11,67 13 7 10,67 65 22 57,67 383,019 10 77 77 226 3071
% 13

78 0 DORUK DEMİRCİ 1B 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 17 2 16,33 62 17 56,33 381,349 1 78 78 229 3153
% 13

79 0 MÜŞTAFA PALA 3D 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 15 5 13,33 14 6 12,00 64 26 55,34 381,243 7 79 79 230 3161
% 13

80 0 FURKAN GÜLSOY 1B 13 4 11,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 2 11,33 11 6 9,00 65 13 60,67 378,987 2 80 80 235 3280
% 14

81 0 SEDEF ÖZKENT 2B 16 4 14,67 8 1 7,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 5 9,33 12 6 10,00 63 20 56,34 377,739 4 81 81 237 3354
% 14

82 0 ORHAN EFE ÇETİN 3C 16 4 14,67 4 5 2,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 3 13,00 10 8 7,33 62 22 54,67 377,487 11 82 82 238 3364
% 14

83 0 EGE YILDIRIM 1B 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 7 8,67 14 5 12,33 64 23 56,33 377,454 3 83 83 239 3366
% 14

84 0 BERTUĞ GÜZEL 1B 13 7 10,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 2 11,33 12 8 9,33 66 18 60,00 376,537 4 84 84 241 3407
% 15

85 0 MUZAFFER SEFA DAĞLI4B 15 4 13,67 7 3 6,00 9 0 9,00 9 1 8,67 8 6 6,00 15 4 13,67 63 18 57,01 376,229 4 85 85 242 3428
% 15

86 0 EMRE ANADOLU 3D 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 12 2 11,33 10 7 7,67 61 20 54,34 374,257 8 86 86 247 3520
% 15

87 0 ZEYNEP DURU SOM 4B 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 4 11,67 14 6 12,00 64 23 56,34 373,980 5 87 87 248 3532
% 15

88 0 BEYZA CİHAN 3D 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 9 6 7,00 64 15 59,00 372,626 9 88 88 255 3607
% 15

89 0 EMİR BAKAN 2B 12 8 9,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 5 9,33 13 6 11,00 66 19 59,66 371,122 5 89 89 259 3677
% 16

90 0 FATİH AKTAŞ 4B 13 5 11,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 12 0 12,00 10 6 8,00 61 14 56,33 371,033 6 90 90 260 3683
% 16

91 0 İREM SU KAYA 4B 16 2 15,33 8 1 7,67 7 0 7,00 9 0 9,00 11 3 10,00 6 0 6,00 57 6 55,00 368,326 7 91 91 267 3812
% 16

92 0 CEMİL ÇAĞAN ÇOLAK 4D 11 9 8,00 5 5 3,33 10 0 10,00 5 5 3,33 13 4 11,67 15 3 14,00 59 26 50,33 366,493 1 92 92 268 3903
% 17

93 0 ECRİNNUR ÖZCEYLAN 3D 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 13 5 11,33 12 8 9,33 62 25 53,66 365,736 10 93 93 273 3949
% 17

94 0 YAVUZ BAŞER 3D 14 5 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 4 8,67 11 7 8,67 62 19 55,67 365,463 11 94 94 276 3970
% 17

95 0 ALİ ÖZEL 3C 14 4 12,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 2 7,33 8 1 7,67 13 7 10,67 59 17 53,34 364,264 12 95 95 278 4040
% 17

96 0 ÜMMÜHAN ERĞAN 1C 13 4 11,67 4 3 3,00 8 0 8,00 4 2 3,33 12 3 11,00 13 5 11,33 54 17 48,33 364,242 2 96 96 279 4043
% 17

97 0 ES * MKAMALI 3F 15 3 14,00 7 1 6,67 9 0 9,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 6 8,00 57 14 52,34 362,723 1 97 97 281 4127
% 18

98 0 UMUT ÇAKMAK 3G 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 2 5,33 15 3 14,00 59 16 53,66 362,226 1 98 98 284 4154
% 18

99 0 DURU KAYAPINAR 1A 14 3 13,00 9 1 8,67 9 0 9,00 8 2 7,33 4 1 3,67 14 4 12,67 58 11 54,34 361,702 7 99 99 285 4188
% 18
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,16 5 4 3,53 6 3 5,29 4 3 3,22 6 5 3,91 8 8 5,88 39 30 28,99 285,720

Okul Ortalaması 13 5 11,57 7 3 5,92 8 2 7,29 7 2 5,97 10 4 8,62 12 6 10,16 57 21 49,53 356,390

KATILIMLAR

100 0 BEYZA NUR AYDIN 3E 16 3 15,00 6 3 5,00 8 1 7,67 9 1 8,67 8 4 6,67 10 4 8,67 57 16 51,68 360,035 2 100 100 292 4287
% 18

101 0 EBRU BALTAŞ 1B 14 6 12,00 5 3 4,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 3 5,00 15 5 13,33 57 20 50,33 357,386 5 101 101 300 4448
% 19

102 0 RAZİYE ŞİMŞEK 4C 12 5 10,33 9 1 8,67 9 0 9,00 8 2 7,33 7 3 6,00 14 6 12,00 59 17 53,33 357,282 1 102 102 301 4454
% 19

103 0 TUANA ECRİN TAŞCI 3E 15 5 13,33 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 10 6,67 14 6 12,00 58 32 47,33 356,902 3 103 103 305 4479
% 19

104 0 NEHİR PELİTLİ 2B 13 7 10,67 5 4 3,67 9 1 8,67 7 2 6,33 7 2 6,33 15 4 13,67 56 20 49,34 356,574 6 104 104 307 4504
% 19

105 0 BERTUĞ YILMAZ 4B 14 4 12,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 4 2,67 11 4 9,67 12 7 9,67 55 25 46,68 356,540 8 105 105 308 4507
% 19

106 0 ECRİN NUR YAZICI 3E 14 5 12,33 9 0 9,00 8 2 7,33 3 1 2,67 4 0 4,00 15 4 13,67 53 12 49,00 354,698 4 106 106 314 4629
% 20

107 0 ALPER AYDIN 3F 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 2 4,33 11 4 9,67 11 9 8,00 57 25 48,67 353,393 2 107 107 317 4713
% 20

108 0 ANIL ÖZ 3D 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 3 9,00 12 6 10,00 57 23 49,33 351,291 12 108 108 325 4851
% 21

109 0 NEJLA TURHAN 3F 14 3 13,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 11 6 9,00 56 23 48,33 350,934 3 109 109 326 4875
% 21

110 0 NURSENA DURMAZ 1C 16 1 15,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 5 6 3,00 11 5 9,33 55 19 48,66 350,356 3 110 110 330 4934
% 21

111 0 DORUK KÖKAVCI 2C 12 7 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 4 6,67 16 4 14,67 54 27 45,00 350,159 1 111 111 332 4945
% 21

112 0 AYAZ TUNÇ 3F 13 7 10,67 8 2 7,33 7 0 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 13 7 10,67 57 20 50,34 349,225 4 112 112 333 5004
% 21

113 0 DOĞA ÇAVDAR 3D 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 4 5,67 12 8 9,33 56 25 47,67 348,610 13 113 113 335 5046
% 22

114 0 MUHAMMET EMRE IŞIK4C 16 4 14,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 4 1,67 7 2 6,33 11 5 9,33 51 21 44,00 347,225 2 114 114 339 5147
% 22

115 0 AFFAN PALA 3D 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 1 3 0,00 7 2 6,33 11 5 9,33 51 17 45,32 345,014 14 115 115 343 5300
% 23

116 0 TOPRAK TEMİZ 3E 14 6 12,00 7 2 6,33 8 0 8,00 5 0 5,00 14 6 12,00 48 14 43,33 343,436 5 116 116 347 5421
% 23

117 0 ECRİN METİN 4C 14 3 13,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 5 6,33 10 8 7,33 54 24 46,00 341,743 3 117 117 348 5533
% 24

118 0 EYMEN TETIK 1B 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 10 4,67 12 8 9,33 58 29 48,34 340,451 6 118 118 354 5638
% 24

119 0 YİĞİT ÖZTER 3G 13 6 11,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 2 7,33 9 6 7,00 10 8 7,33 56 25 47,66 340,428 2 119 119 355 5640
% 24

120 0 ECRİN ÇEVİK 2C 14 6 12,00 10 0 10,00 6 4 4,67 2 2 1,33 7 0 7,00 10 5 8,33 49 17 43,33 338,586 2 120 120 357 5756
% 25

121 0 ECE ÖZDEMİR 3E 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 4 4 2,67 10 8 7,33 54 22 46,68 337,417 6 121 121 360 5850
% 25

122 0 EMİNE SU ÇINAR 3E 15 2 14,33 6 4 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 3 0 3,00 10 7 7,67 51 16 45,67 337,271 7 122 122 361 5859
% 25

123 0 ENES ATICI 3E 14 5 12,33 5 5 3,33 9 0 9,00 9 1 8,67 9 4 7,67 8 10 4,67 54 25 45,67 335,951 8 123 123 364 5959
% 25

124 0 SARE KONUKLAR 1C 13 6 11,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 1 7,67 8 7 5,67 10 7 7,67 54 26 45,35 334,102 4 124 124 368 6100
% 26

125 0 EYLÜL BADE AKKAYA 1C 11 7 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 7 5,67 12 8 9,33 55 28 45,67 332,754 5 125 125 372 6204
% 26

126 0 GİZEM ÖZTÜRK 4B 14 6 12,00 3 7 0,67 7 2 6,33 9 1 8,67 5 5 3,33 13 6 11,00 51 27 42,00 332,708 9 126 126 373 6207
% 26

127 0 YAVUZ SELİM KARCI 3F 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 13 5 11,33 8 5 6,33 54 27 45,00 332,521 5 127 127 375 6219
% 27

128 0 KAYRA AKTÜRK 4B 13 5 11,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 5 1 4,67 11 8 8,33 51 21 44,00 332,449 10 128 128 376 6224
% 27

129 0 ÖYKÜ AYDIN 3F 13 6 11,00 3 2 2,33 6 3 5,00 8 2 7,33 8 7 5,67 12 6 10,00 50 26 41,33 332,384 6 129 129 378 6226
% 27

130 0 ECRİN HİRA BABALI 4C 12 5 10,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 3 8,00 7 9 4,00 54 21 47,00 331,733 4 130 130 382 6276
% 27

131 0 ECRİN AKSAKAL 1C 17 3 16,00 7 3 6,00 5 3 4,00 7 3 6,00 5 7 2,67 10 9 7,00 51 28 41,67 331,168 6 131 131 384 6309
% 27

132 0 GÖKÇE ÇAKMAK 3E 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 6 1,00 8 10 4,67 55 21 48,01 329,433 9 132 132 390 6440
% 27
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME 207 207 677 23429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,16 5 4 3,53 6 3 5,29 4 3 3,22 6 5 3,91 8 8 5,88 39 30 28,99 285,720

Okul Ortalaması 13 5 11,57 7 3 5,92 8 2 7,29 7 2 5,97 10 4 8,62 12 6 10,16 57 21 49,53 356,390

KATILIMLAR

133 0 POYRAZ ABURŞU 1B 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 5 6,33 10 7 7,67 54 26 45,34 328,030 7 133 133 393 6531
% 28

134 0 ZEYNEP SÜRÜCÜLER 4B 14 6 12,00 7 2 6,33 10 0 10,00 7 3 6,00 4 4 2,67 10 8 7,33 52 23 44,33 327,104 11 134 134 397 6607
% 28

135 0 SEVDENAZ GÖRHAN 3E 13 5 11,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 2 4,33 6 7 3,67 12 7 9,67 49 28 39,67 325,205 10 135 135 402 6759
% 29

136 0 AYŞEGÜL ASANA 3D 12 7 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 6 7,00 7 7 4,67 53 25 44,68 325,116 15 136 136 403 6768
% 29

137 0 CEYLİN SERT 2B 7 12 3,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 11 3 10,00 10 8 7,33 55 26 46,33 325,055 7 137 137 404 6773
% 29

138 0 CEMRE AKYOL 3F 12 5 10,33 5 4 3,67 8 1 7,67 9 1 8,67 5 8 2,33 12 7 9,67 51 26 42,34 323,226 7 138 138 408 6899
% 29

139 0 BURAK YAKUT 2C 11 6 9,00 6 4 4,67 7 2 6,33 5 2 4,33 3 2 2,33 14 4 12,67 46 20 39,33 322,402 3 139 139 409 6966
% 30

140 0 HAZAL YILMAZ 1B 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 6 3,00 9 9 6,00 53 26 44,34 320,691 8 140 140 413 7110
% 30

141 0 RABİA DEMİR 1C 11 7 8,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 1 3,67 9 3 8,00 9 6 7,00 46 24 38,01 320,666 7 141 141 414 7116
% 30

142 0 DEFNE HATUN 4C 12 5 10,33 5 4 3,67 7 1 6,67 5 4 3,67 9 4 7,67 8 7 5,67 46 25 37,68 319,963 5 142 142 415 7177
% 31

143 0 FATMA NUR DÖLEŞ 4D 16 4 14,67 4 6 2,00 6 4 4,67 0 2 -0,67 7 7 4,67 10 8 7,33 43 31 32,67 319,816 2 143 143 416 7186
% 31

144 0 ELVİN BULKOY 4C 13 5 11,33 8 2 7,33 3 0 3,00 5 5 3,33 6 5 4,33 11 8 8,33 46 25 37,65 319,764 6 144 144 417 7189
% 31

145 0 EGE GEZEK 4D 7 10 3,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 2 6,33 9 2 8,33 11 3 10,00 48 23 40,33 318,013 3 145 145 422 7328
% 31

146 0 YAĞMUR KAFKAS 4D 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 7 5 5,33 10 9 7,00 49 30 38,99 317,993 4 146 146 423 7333
% 31

147 0 BELİNAY AKKAYA 3H 12 6 10,00 2 6 0,00 9 1 8,67 4 2 3,33 8 3 7,00 9 7 6,67 44 25 35,67 317,007 1 147 147 424 7414
% 32

148 0 ZEHRA MUTLU 4C 10 4 8,67 7 1 6,67 10 0 10,00 4 6 2,00 4 3 3,00 10 4 8,67 45 18 39,01 314,053 7 148 148 430 7651
% 33

149 0 AYŞE MUTLU 4D 11 6 9,00 7 3 6,00 8 1 7,67 1 3 0,00 5 2 4,33 11 6 9,00 43 21 36,00 313,992 5 149 149 431 7657
% 33

150 0 ECRİN HABERCİ 4D 11 5 9,33 6 3 5,00 6 3 5,00 1 2 0,33 6 0 6,00 10 5 8,33 40 18 33,99 313,554 6 150 150 434 7696
% 33

151 0 ÖMER SALİH ÜRÜN 3G 7 11 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 3 8,00 11 7 8,67 48 30 38,00 309,253 3 151 151 444 8100
% 35

152 0 YAĞMUR RARICA 4C 13 3 12,00 5 4 3,67 9 0 9,00 7 1 6,67 2 4 0,67 9 8 6,33 45 20 38,34 309,145 8 152 152 445 8108
% 35

153 0 BELİNAY AŞICI 3G 11 5 9,33 8 2 7,33 8 1 7,67 6 1 5,67 4 5 2,33 9 7 6,67 46 21 39,00 308,069 4 153 153 449 8200
% 35

154 0 BERS  PEK R 3H 13 6 11,00 5 3 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 9 3 8,00 5 5 3,33 42 27 33,00 307,849 2 154 154 450 8221
% 35

155 0 KADER NAZ ŞENER 4C 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 4 3,67 9 5 7,33 8 11 4,33 47 35 35,33 306,144 9 155 155 454 8385
% 36

156 0 YAĞIZ URHAN 3G 9 10 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 4 5,67 10 10 6,67 49 31 38,68 305,448 5 156 156 455 8434
% 36

157 0 ECRİN MEZBUR 3E 11 6 9,00 4 2 3,33 8 2 7,33 6 3 5,00 5 3 4,00 8 6 6,00 42 22 34,66 302,670 11 157 157 459 8716
% 37

158 0 NİSA DOĞANCIK 4B 11 6 9,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 1 2 0,33 9 9 6,00 45 23 37,33 297,560 12 158 158 465 9168
% 39

159 0 MUHAMMET ERAL 4C 12 8 9,33 5 4 3,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 6 10 2,67 44 30 34,00 296,680 10 159 159 467 9263
% 40

160 0 EREN PEKER 3H 9 4 7,67 8 2 7,33 5 2 4,33 7 3 6,00 5 2 4,33 8 9 5,00 42 22 34,66 296,623 3 160 160 468 9272
% 40

161 0 ELA GÜLSU AKAR 4B 7 1 6,67 1 1 0,67 7 3 6,00 4 2 3,33 12 1 11,67 31 8 28,34 296,378 13 161 161 469 9291
% 40

162 0 AHMET LÜTFÜELMASOĞLU3E 8 10 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 1 5 -0,67 9 5 7,33 10 7 7,67 41 34 29,66 296,339 12 162 162 470 9297
% 40

163 0 KADRİYE TAŞKIN 3H 9 10 5,67 4 5 2,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 7 10 3,67 44 30 34,00 296,002 4 163 163 471 9324
% 40

164 0 YAĞMUR YASİN 4D 10 7 7,67 3 6 1,00 9 0 9,00 6 4 4,67 7 6 5,00 8 9 5,00 43 32 32,34 295,785 7 164 164 472 9349
% 40

165 0 ZAHİDEAZRAÖZYOLCU4E 10 7 7,67 6 4 4,67 9 1 8,67 4 2 3,33 9 6 7,00 38 20 31,34 295,373 1 165 165 473 9403
% 40
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME 207 207 677 23429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,16 5 4 3,53 6 3 5,29 4 3 3,22 6 5 3,91 8 8 5,88 39 30 28,99 285,720

Okul Ortalaması 13 5 11,57 7 3 5,92 8 2 7,29 7 2 5,97 10 4 8,62 12 6 10,16 57 21 49,53 356,390

KATILIMLAR

166 0 CEYLİN SU KAVÇAK 3H 8 8 5,33 4 4 2,67 8 2 7,33 2 5 0,33 6 1 5,67 10 6 8,00 38 26 29,33 293,924 5 166 166 474 9572
% 41

167 0 YAĞMUR SARI 2C 6 11 2,33 2 6 0,00 5 2 4,33 1 2 0,33 10 0 10,00 10 4 8,67 34 25 25,66 291,932 4 167 167 476 9774
% 42

168 0 BEYZANUR UĞURLU 3F 9 9 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 2 4 0,67 12 8 9,33 43 31 32,67 291,235 8 168 168 479 9839
% 42

169 0 HALİL EYMEN TOKER 4C 10 8 7,33 3 3 2,00 8 2 7,33 4 3 3,00 11 6 9,00 36 22 28,66 290,924 11 169 169 480 9873
% 42

170 0 YUSUF COŞKUN 2C 12 5 10,33 10 0 10,00 7 3 6,00 1 8 -1,67 4 7 1,67 8 11 4,33 42 34 30,66 290,160 5 170 170 482 9963
% 43

171 0 ATAKAN CESSUR 3F 8 10 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 5 0,33 6 8 3,33 11 6 9,00 41 35 29,33 288,236 9 171 171 487 10158
% 43

172 0 NİSA ÖZYANAR 3H 11 9 8,00 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 6 14 1,33 10 10 6,67 45 45 30,00 287,740 6 172 172 490 10208
% 44

173 0 SUDE YÜKSEL 1C 11 7 8,67 4 2 3,33 0 1 -0,33 7 2 6,33 7 4 5,67 7 9 4,00 36 25 27,67 287,505 8 173 173 492 10237
% 44

174 0 ERHAN BAYSA 4D 8 5 6,33 3 7 0,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 6 3,00 8 7 5,67 41 28 31,67 287,068 8 174 174 493 10307
% 44

175 0 SUDEN KARAGÖZ 3G 10 7 7,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 4 -0,33 13 7 10,67 39 33 28,01 286,956 6 175 175 494 10320
% 44

176 236 GÜLPERİ SUDE ATALAN3G 9 6 7,00 6 3 5,00 9 1 8,67 1 2 0,33 6 8 3,33 9 11 5,33 40 31 29,66 286,654 7 176 176 495 10359
% 44

177 0 VOLKAN SOYUMTÜRK 3F 9 8 6,33 1 7 -1,33 6 3 5,00 7 3 6,00 7 5 5,33 9 9 6,00 39 35 27,33 286,067 10 177 177 499 10421
% 44

178 0 BELİNAY KARAKUZU 3F 12 5 10,33 6 3 5,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 11 3,33 40 34 28,66 284,670 11 178 178 502 10557
% 45

179 0 MUSTAFA ERYILMAZ 4D 9 7 6,67 5 3 4,00 5 5 3,33 6 3 5,00 5 5 3,33 9 8 6,33 39 31 28,66 284,576 9 179 179 503 10568
% 45

180 0 KAYRA TABAN 1C 12 7 9,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 6 3,00 9 11 5,33 39 41 25,33 283,704 9 180 180 506 10677
% 46

181 0 ALİ DEMİRKAYA 3G 12 4 10,67 9 1 8,67 3 5 1,33 8 8 5,33 32 18 26,00 283,218 8 181 181 508 10745
% 46

182 0 BURAK EFE ADIGÜZEL 4B 7 9 4,00 8 1 7,67 7 1 6,67 6 2 5,33 5 6 3,00 8 8 5,33 41 27 32,00 280,368 14 182 182 514 11031
% 47

183 0 AYŞENAZ EKİCİ 4D 8 5 6,33 3 7 0,67 6 2 5,33 2 3 1,00 3 4 1,67 10 5 8,33 32 26 23,33 276,517 10 183 183 520 11466
% 49

184 0 ÖZGE KÖKER 3A 8 5 6,33 5 4 3,67 2 0 2,00 7 3 6,00 7 5 5,33 6 10 2,67 35 27 26,00 274,925 13 184 184 524 11633
% 50

185 0 YAKUP EFE KOCADEMİR3H 9 9 6,00 1 9 -2,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 7 4 5,67 7 9 4,00 35 40 21,67 273,585 7 185 185 527 11775
% 50

186 0 MUHAMMED ALİ KILBAŞ3H 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 5 6,33 10 10 6,67 34 39 21,00 273,403 8 186 186 528 11793
% 50

187 0 ELİFSU ÇELİK 4E 8 8 5,33 4 5 2,33 7 3 6,00 3 5 1,33 10 10 6,67 6 11 2,33 38 42 23,99 273,216 2 187 187 529 11821
% 50

188 0 CEREN CURA 4E 8 2 7,33 4 5 2,33 4 1 3,67 5 3 4,00 3 2 2,33 5 1 4,67 29 14 24,33 272,699 3 188 188 530 11894
% 51

189 0 YAĞIZ SARICA 4E 5 11 1,33 5 4 3,67 1 2 0,33 7 3 6,00 7 4 5,67 10 7 7,67 35 31 24,67 272,071 4 189 189 531 11971
% 51

190 0 NİSA NUR GÖKMEN 3H 8 11 4,33 3 5 1,33 5 4 3,67 2 6 0,00 5 4 3,67 10 6 8,00 33 36 21,00 271,387 9 190 190 532 12049
% 51

191 0 SUDE KARACA 4D 8 5 6,33 1 5 -0,67 5 2 4,33 2 3 1,00 5 5 3,33 8 5 6,33 29 25 20,65 271,237 11 191 191 533 12070
% 52

192 0 DÖRUK YIĞIT 3G 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 3 1,00 6 14 1,33 9 11 5,33 38 47 22,33 267,019 9 192 192 544 12543
% 54

193 0 ETEMEGE BURHAN 4D 6 9 3,00 6 3 5,00 8 2 7,33 4 4 2,67 4 4 2,67 8 9 5,00 36 31 25,67 266,039 12 193 193 547 12652
% 54

194 0 HÜSEYİN İMRAN AKAR 3H 9 7 6,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 3 5 1,33 10 8 7,33 27 34 15,66 259,834 10 194 194 562 13400
% 57

195 0 BERRA OMEKLİ 3G 6 9 3,00 4 4 2,67 1 4 -0,33 1 6 -1,00 5 3 4,00 8 4 6,67 25 30 15,01 254,616 10 195 195 574 14027
% 60

196 0 FUAT EFE İŞYAPAN 4E 4 11 0,33 0 6 -2,00 1 4 -0,33 2 3 1,00 5 2 4,33 12 8 9,33 24 34 12,66 250,704 5 196 196 581 14501
% 62

197 0 BİLGE ALKAN 4E 7 6 5,00 2 3 1,00 4 1 3,67 2 3 1,00 6 3 5,00 21 16 15,67 250,010 6 197 197 583 14594
% 62

198 0 EREN ALTINTOP 1B 11 8 8,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 13 1,67 5 14 0,33 34 53 16,32 249,705 9 198 198 585 14629
% 62
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME 207 207 677 23429

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,16 5 4 3,53 6 3 5,29 4 3 3,22 6 5 3,91 8 8 5,88 39 30 28,99 285,720

Okul Ortalaması 13 5 11,57 7 3 5,92 8 2 7,29 7 2 5,97 10 4 8,62 12 6 10,16 57 21 49,53 356,390

KATILIMLAR

199 0 ECRİN AKÇİN 4E 5 10 1,67 4 3 3,00 3 2 2,33 4 2 3,33 4 7 1,67 8 7 5,67 28 31 17,67 246,924 7 199 199 593 14969
% 64

200 0 HASRET AVKIRAN 3H 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 0 6 -2,00 5 8 2,33 5 15 0,00 28 51 11,00 237,775 11 200 200 606 16155
% 69

201 0 YİĞİT 4G 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 0 1,00 1 0 1,00 22 30 11,99 234,661 1 201 201 608 16523
% 71

202 0 UTKU ÇAPAR 2C 8 10 4,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 4 -0,33 9 10 5,67 22 50 5,34 229,091 6 202 202 616 17302
% 74

203 0 CANSU BAŞARICI 2C 2 13 -2,33 5 4 3,67 5 3 4,00 1 3 0,00 5 3 4,00 5 6 3,00 23 32 12,34 227,700 7 203 203 620 17520
% 75

204 0 AHMET AKÇAMAN 3H 7 7 4,67 3 2 2,33 2 0 2,00 0 1 -0,33 1 5 -0,67 3 3 2,00 16 18 10,00 227,641 12 204 204 621 17530
% 75

205 0 EFLAL AKKAYA 3H 6 11 2,33 5 3 4,00 7 2 6,33 1 5 -0,67 2 10 -1,33 3 11 -0,67 24 42 9,99 214,156 13 205 205 643 19349
% 83

206 0 UMUT BERKAY PULİÇE 4E 5 15 0,00 0 10 -3,33 0 10 -3,33 0 4 -1,33 10 9 7,00 4 16 -1,33 19 64 -2,32 205,147 8 206 206 650 20522
% 88

207 0 BATUHAN GENÇER 1C 5 10 1,67 1 7 -1,33 3 6 1,00 4 14 -0,67 3 14 -1,67 16 51 -1,00 191,977 10 207 207 665 22040
% 94
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul
(207)

11,57 5,92 7,29 5,97 8,62 10,16 49,53 356,390

İlçe
(207)

11,57 (1) 5,92 (1) 7,29 (1) 5,97 (1) 8,62 (1) 10,16 (1) 49,53 (1) 356,390
İl

(677)
10,58 (5) 5,20 (4) 6,99 (4) 5,31 (4) 7,74 (5) 9,42 (6) 45,24 (6) 342,460

Genel
(23429)

7,16 (52) 3,53 (49) 5,29 (59) 3,22 (60) 3,91 (54) 5,88 (49) 28,99 (58) 285,720
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
*A
(1)

17,33 8,67 8,67 8,67 16,67 14,67 74,68 445,460
1A
(7)

14,67 8,67 8,91 8,09 12,57 14,71 67,62 416,240
1B
(9)

11,15 6,67 8,07 7,19 6,30 9,29 48,67 345,620
1C
(10)

10,64 4,03 5,97 4,43 5,63 6,86 37,56 318,010
2A
(8)

16,00 8,04 8,84 8,67 16,33 13,79 71,67 433,910
2B
(7)

11,86 7,62 9,24 7,95 9,24 12,76 58,67 380,470
2C
(7)

6,52 4,43 4,38 0,81 4,48 8,19 28,81 292,860
3A
(13)

15,64 8,00 8,46 8,98 15,72 15,69 72,49 437,270
3B
(14)

15,45 8,50 8,98 8,67 14,00 13,83 69,43 422,820
3C
(12)

14,86 6,92 8,59 7,70 12,20 12,30 62,57 401,420
3D
(15)

12,87 7,25 8,85 6,93 10,07 9,64 55,61 372,610
3E
(12)

12,61 4,97 7,89 5,67 5,20 8,72 45,06 339,470
3F
(11)

9,55 4,76 6,70 5,82 5,64 8,12 40,59 323,150
3G
(10)

7,53 5,97 4,70 4,13 3,80 7,67 33,80 300,390
3H
(13)

6,33 2,51 4,62 1,54 3,95 4,67 23,62 273,610
4A
(12)

16,69 7,56 9,11 9,00 16,11 16,61 75,08 447,850
4B
(14)

11,88 5,93 7,79 6,50 6,17 10,36 48,63 349,830
4C
(11)

10,48 5,30 6,76 5,24 5,24 7,06 40,08 321,330
4D
(12)

7,56 3,47 6,44 2,78 4,94 7,69 32,88 302,590
4E
(8)

3,58 1,46 2,63 1,79 4,00 5,04 18,50 258,270
4G
(1)

5,33 3,33 2,00 -0,67 1,00 1,00 11,99 234,660
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 207 21

ŞEHZADELER ilçesinde 207 21 1
MANİSA ilinde 677 57 11 5

Genelde 23429 1965 562 153 56

DERECELER

Genelde sınava 562 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 57. oldu

MANİSA ilinde sınava 11 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 6. oldu

ŞEHZADELER ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,44 0,54 44

Sözel (İNG) Soru D Y %

İngilizce
[-] Students will be able to talk about regular activities of
teenagers.

1 0,32 0,57 32

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük
ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.

2 0,92 0,50 46

[-] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını
belirler.

2 0,89 0,37 45

[-] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0,30 0,16 30

[-] Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini
kullanarak çözümler.

1 0,45 0,25 45

[-] Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak
ifade eder.

1 0,41 0,23 41

[-] Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri
arasındaki ilişkiyi belirler.

1 0,22 0,34 22

[-] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı
arasında olduğunu belirler.

2 0,98 0,26 49

[-] Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b
şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

2 0,61 0,26 31

[-] Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0,69 0,47 35

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Yağış kavramını açıklar. 1 0,26 0,71 26

[-] Rüzgar kavramını açıklar. 2 0,76 0,74 38

[-] Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0,40 0,51 40



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

445,462 3,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

*A  -  0
GÜLSU DOĞAN 90 78 10 2 74 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 22 22 67 744 % 3,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCaCABDBBDCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABdBCBADDDCABC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCaABDDDbBDDAbDaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

428,198 5,41
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1A  -  0
BERK YILDIZ 90 75 13 2 70 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 31 31 101 1268 % 5,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız abAADABDCCCABbBBDCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDbDDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBbCDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCAaABAc BADDDCABDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCBABDDDddDDcADCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

361,702 17,88
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1A  -  0
DURU KAYAPINAR 90 58 11 21 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 99 99 285 4188 % 17,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCABDdBDCDD  cA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABB AD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 1 15 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız A     cDC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDd DDAADaBDcaCC A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

416,622 7,21
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1A  -  0
EFE EKİCİ 90 73 13 4 68 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 44 44 138 1689 % 7,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbCABDdBD DDDCAbDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDdDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBADDDCAcBc CC dcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDA DDcADaBDBaCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

453,332 2,42
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1A  -  0
İKRA KELEŞ 90 79 10 1 75 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(568.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 16 51 568 % 2,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCCCABDBBDCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BaCBACDCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABABdBADDcCABAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDabBDDbADCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

394,554 11,01
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1A  -  0
İREM BAŞKAL 90 65 19 6 58 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 66 66 197 2579 % 11,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCaCABcBBDCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız bDACADABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız daADDBCCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C cABbBaB DDDCAB  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BdCaBABDDDb aDAADCc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

427,431 5,55
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1A  -  0
SEVGÜL CANDAN 90 76 14 0 71 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 104 1300 % 5,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbCABDBBDCbcabAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABcBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCbBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBAcDDaABDcDCCABca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAADaBDdBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

431,828 4,92
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1A  -  0
SİNEM ELİF EVRAN 90 78 12 0 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 26 26 92 1153 % 4,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCadABDBBDCDDDdccDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız cBCBADDDdABCDbCCABdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbAdDDAADCBDBBdCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

376,537 14,54
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1B  -  0
BERTUĞ GÜZEL 90 66 18 6 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 84 84 241 3407 % 14,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DaaCAdDdBDCDaDdAADcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABC bDDDC B    C BbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDdBacAAbCcDdBCaBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

381,349 13,46
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1B  -  0
DORUK DEMİRCİ 90 62 17 11 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 78 78 229 3153 % 13,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbbABDBBbCDDDCAbDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız aBCCABBbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CdAaDCaaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız A   c DDa B a  a   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDA DDAADaBDBBCCBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

357,386 18,99
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1B  -  0
EBRU BALTAŞ 90 57 20 13 50 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 101 101 300 4448 % 18,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCbABDBBDCbbaCcAcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız  dccA DBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDdDdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız Ac    DDC BAac      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbBDDAADaBDaBCCdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

377,454 14,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1B  -  0
EGE YILDIRIM 90 64 23 3 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 83 83 239 3366 % 14,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DbCCABDBBDCaDabAAcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız bCADABDdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız aBCCABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCB  DDCAaAbcCabdbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDA DDAADdBDBaaaaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

249,705 62,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1B  -  0
EREN ALTINTOP 90 34 53 3 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 198 198 585 14629 % 62,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbCAcbBaDCDDab cDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız dCcadBcdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBaCcBaDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAdbaDBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız cB dbcDDbABDacddcaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDcb aDAcbdaccaddac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 4 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

340,451 24,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1B  -  0
EYMEN TETIK 90 58 29 3 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 118 118 354 5638 % 24,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAAc BDCbdAcDaBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACcDABDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  abcdBABbBAcbDCbcDc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BdCCaABDDDbcaDbADaBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

378,987 14,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1B  -  0
FURKAN GÜLSOY 90 65 13 12 60 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 80 80 235 3280 % 14,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCA DAdDCCCAB cBD aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C BbBABaBADD  AB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCbaABDDDb  DA DaBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

320,691 30,35
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1B  -  0
HAZAL YILMAZ 90 53 26 11 44 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 140 140 413 7110 % 30,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCABDBBDCDcDabbcdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACbDdBDBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız c CdA c bcB D      a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbdaDbA acDcBadB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

328,030 27,88
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1B  -  0
POYRAZ ABURŞU 90 54 26 10 45 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 133 133 393 6531 % 27,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCcbbAdDCaCAdDdBDbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACAcABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız dDCBACDabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCA dBAcdd  D   B b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız aaCbabBDD d aDAADCB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

191,977 94,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1C  -  0
BATUHAN GENÇER 90 16 51 23 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 207 207 665 22040 % 94,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız cdaa dcdaa DDDCAb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız  bc bdbcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız cdadABccA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 14 2 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız cBbacaacdcBAbcad B d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız aDDbc Dbdbcadbaa  db

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 4 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

331,168 26,93
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1C  -  0
ECRİN AKSAKAL 90 51 28 11 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 131 131 384 6309 % 26,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız cCbADABDCaCABDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADdBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız daAD BC dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BaCBACcdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C   BbddBbab b B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız aaCbBcBDDDb DDAbaCcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 4 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

332,754 26,48
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1C  -  0
EYLÜL BADE AKKAYA 90 55 28 7 45 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 125 125 372 6204 % 26,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D aCAdbB DCcbaCbADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACAbdBDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız bBb c DbCABCbc C c B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbdDcAAbaBDddCCaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

283,704 45,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1C  -  0
KAYRA TABAN 90 39 41 10 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 180 180 506 10677 % 45,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız abAADABD adAacBBDCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız bDdbbcdBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BbAabBddcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız abCBACbdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CdbadBbBbB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız aBaCabBDDDbdaDAAbaaa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

383,599 12,99
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1C  -  0
MUHAMMED AKATMACI 90 62 18 10 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 76 76 225 3044 % 12,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız abAADABDCaCABDdBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACbDABDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDB CAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BcCBAaDCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 2 5 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C dABbBCB  DDCABDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaC BABDDbb aDAADa  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

350,356 21,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1C  -  0
NURSENA DURMAZ 90 55 19 16 48 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4934.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 110 110 330 4934 % 21,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D CCABDBBDCDDaC  DAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAdDdccBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABd   bab B    d d B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDA Dab aC DaBCCa 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

320,666 30,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1C  -  0
RABİA DEMİR 90 46 24 20 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 141 141 414 7116 % 30,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız abbdAdcBBDCD D AcDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız cCbDABbaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCAaBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız   AaD D B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız Ac   DD CA  b  CAdA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDb a AAbCBDdd d  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

334,102 26,04
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1C  -  0
SARE KONUKLAR 90 54 26 10 45 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 124 124 368 6100 % 26,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCA DAcDCbaAabBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbAbAccBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BaADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BD BAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız aC cdBbBCB   Db B cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BB CcABDDccda dADCa 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

287,505 43,69
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1C  -  0
SUDE YÜKSEL 90 36 25 29 27 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 173 173 492 10237 % 43,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız D bAcABDCCbAB caDdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız baACAD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBA DCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C    A  aAcD bABCc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız cdCCadBDDDbda  d Cc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 2 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

364,242 17,26
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

1C  -  0
ÜMMÜHAN ERĞAN 90 54 17 19 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 96 96 279 4043 % 17,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DdCCABDdBDCDaD A  Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız A A A adDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DB  ABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız d   DbD BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCdA D C a aD C BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDad a AADCBaBBCCaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

402,479 9,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2A  -  0
DURU ULUDAĞ 90 68 20 2 61 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 59 59 184 2242 % 9,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız adAAbAdDCaCABDdBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cDACAcAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CABdBAcCB DDDCAB bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BdCCBABDDDbBDDAADCcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

467,188 1,13
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2A  -  0
ENES ULUBAŞ 90 83 7 0 80 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 7 27 265 % 1,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCAcDBBDCDDaCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCaBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBcDDDCABCDDCCABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDAcDDAADaBDBBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

459,100 1,89
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2A  -  0
FATMA TÜRK 90 82 5 3 80 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 12 43 442 % 1,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAADABDCaCABDdBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABABCBADDDCABC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDDAdDDcAD B 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

416,252 7,29
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2A  -  0
İBRAHİM EGE AKKUŞ 90 70 14 6 65 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 46 46 142 1709 % 7,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DC CA DBBDCDDaCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAdDCDBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız bBCBADDDdABCD CC B B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbBaD ADCdDadCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

430,925 5,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2A  -  0
NAZLIM ERE  ŞEN 90 76 12 2 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 28 96 1189 % 5,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCaCABDBBDaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACbDABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABbBCBADDDCAdC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCBbBDDDd DDcADaaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

412,485 7,84
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2A  -  0
NİSA DİKEN 90 71 15 4 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 48 48 153 1837 % 7,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAADABDCCCABbBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DaACADAdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız cDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CABABABCBbaDDCABA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız cBCdBABDDDb cDAbDdBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

430,302 5,16
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2A  -  0
SEMİH KAYA 90 74 13 3 69 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 29 29 97 1209 % 5,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAA ABDC CAdDdBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDdCADABD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDdDDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BaCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABABbBADDDCABCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDDbdDDAbbaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

452,588 2,51
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2A  -  0
SEYYİD AHMED ERKOL 90 80 6 4 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 17 53 588 % 2,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCABDBBDCDDDCcADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBADDDCcBC  CCABbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAb CBDBBCCB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

416,336 7,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2B  -  0
ADEM    TOPRAK 90 71 17 2 65 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 45 45 140 1703 % 7,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCABbBBDCDDaCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACAcABDdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız aBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABddADDDCABCa CCA da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAADCcDBBCaab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

325,055 28,91
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2B  -  0
CEYLİN SERT 90 55 26 9 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 137 137 404 6773 % 28,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCcba BDbCdAabdBbCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DaACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAdDCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C   aA dBAcDDCAB D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BabCdcBDDDbcDbA DaB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

410,142 8,30
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2B  -  0
CEYLİNAY ÖNDER 90 73 15 2 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 53 53 162 1945 % 8,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAADABDCCCABDBBDCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız aDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CdBdBAcCabDDDCAcAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDDb DDbADCcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

371,122 15,69
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2B  -  0
EMİR BAKAN 90 66 19 5 59 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 89 89 259 3677 % 15,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DbccDABDCdCAcDaBDdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  Cb ABAcaBAaDDC BCc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız  BCCBdBDDDAcaDcADadD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

356,574 19,22
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2B  -  0
NEHİR PELİTLİ 90 56 20 14 49 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 104 104 307 4504 % 19,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DaCbAdDdBDCDDabAcDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACbDABad b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBcaDC BBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 2 11 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABd A  DdAB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbdDDAADCc BdCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

377,739 14,32
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2B  -  0
SEDEF ÖZKENT 90 63 20 7 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 81 81 237 3354 % 14,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbCABbBBDCDDabAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADAdDB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCbBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız bBaB DDDbABC  bCA dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbbBDDcca B BBCCBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

406,301 8,92
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2B  -  0
UĞUR KARAKAFA 90 70 13 7 65 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 57 57 174 2089 % 8,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız abAADABDCCCAaDdBDdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CA ABAcCB  aDCdB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCBABDDDA DDAADCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

322,402 29,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2C  -  0
BURAK YAKUT 90 46 20 24 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 139 139 409 6966 % 29,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız abA  cBD CbAdDBBDdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız aDACccdBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDAa BCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BD BA Dbc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 2 15 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C    A b     a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCBABDDDd DDb DCBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

227,700 74,78
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2C  -  0
CANSU BAŞARICI 90 23 32 35 12 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 203 203 620 17520 % 74,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 2 13 5 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız ad dcdbBdcdb b A  dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız dbbDcBDBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız Dd aABdDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız   bC    cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 3 12 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız dB    DD  a a  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDba b   aB a  d  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

350,159 21,11
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2C  -  0
DORUK KÖKAVCI 90 54 27 9 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 111 111 332 4945 % 21,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCAaDBBcCaDDbc *Ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AdbDAccBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCddBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız dBAdDdDdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABC   DDC d    C dcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABcDAADCcDcdCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

338,586 24,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2C  -  0
ECRİN ÇEVİK 90 49 17 24 43 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 120 120 357 5756 % 24,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCbbaABDCCCABDBaDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BbADDBCdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız c   b DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C   BA   A D   B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız dBCC  BDDbd D bADaB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

229,091 73,85
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2C  -  0
UTKU ÇAPAR 90 22 50 18 5 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 202 202 616 17302 % 73,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız abAc dBD CacdcBBDbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız bDbbdbccDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız Bcbcbadbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız cDbcdacabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  bc  c a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız dcaCacBDDDbcaD baCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

291,932 41,72
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2C  -  0
YAĞMUR SARI 90 34 25 31 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 167 167 476 9774 % 41,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız a bbcddDCaaAa dBaCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız bDcdc A cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız d AD B CdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız ac     C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 0 10 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CC   B   B  DD  B DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BB  abBDDDd D   bCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

290,160 42,52
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

2C  -  0
YUSUF COŞKUN 90 42 34 14 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 170 170 482 9963 % 42,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D CdAc aBDCDaaCAA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCccBbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız bcdacCc aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız bcdBA  cd   D  b  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDcdaacdaac BBbCcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

462,488 1,55
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
ARDA TAYLAN 90 82 7 1 79 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 10 38 364 % 1,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DC CABDdBDCDDDbAAbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDdcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBbDDDCABCcDCCABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

494,203 0,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
BEYLEM SARI 90 89 1 0 88 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 2 16 % 0,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCCCABDdBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABABCBADDDCABCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDDABDDAADCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

465,368 1,30
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
ÇINAR BUZKURT 90 82 8 0 79 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 9 9 31 304 % 1,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCABDdBDCDDDCAADAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABaBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBADDDCABCDDCCABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAADCBDBBCdaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

403,782 9,33
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
KÜBR* NUR DİNÇ 90 70 15 5 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 58 58 179 2187 % 9,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCABDBBDCDDDCA a B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADAd BDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCd DDDCABCb aCdBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbBDDAAbCBDBdCdBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

467,609 1,09
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
KÜBRA NUR TARI 90 83 7 0 80 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 6 23 256 % 1,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCCCABDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BaCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABABaBAcDDCABCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDDAdDDbADaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

465,935 1,25
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
MEHMET YAVUZ GÖRAL 90 84 6 0 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 8 29 293 % 1,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCdCABDBBDCDDDbAAcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBADDDCABADDCCABdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDbAaCBDBBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

439,547 3,91
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
MUSTAFA EFE ALABAY 90 77 13 0 72 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 24 24 77 915 % 3,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAcaABDCdCABDdBDCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADaBCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABABbBADDDCABCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız aBCCBABDDDABDDbADCBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

393,088 11,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
MUSTAFA ESER 90 67 18 5 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2634.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 69 69 204 2634 % 11,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCAcDdBDCaDaCAAadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCcBdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız AcCBA DDdAaC   Cc dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDAdDDAADCBDBdCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

486,190 0,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
NİHAT EGE TAŞ 90 87 3 0 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 4 7 54 % 0,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCaCABDBBDCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABABCBADDDCABCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDDABDDAADCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

446,653 3,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
NİSA KABADAYI 90 78 9 3 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 20 20 64 717 % 3,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCCbABDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDbDDBCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABABC  DDDCABC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız cBCCBdBDDDAdDDbbDCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

274,925 49,65
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
ÖZGE KÖKER 90 35 27 28 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 184 184 524 11633 % 49,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D  CAdbBBD D aCb   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız dCcbd DBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBdaDCcBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız Addad D   B   Ca  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbbdaD  aa  cdCCad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 2 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

460,999 1,72
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
ŞERİFE HACI 90 81 8 1 78 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 11 11 40 404 % 1,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCdCABDBBDCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cDACADABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABABCBADDDCABB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız cBCCBABDDDABDDbADCBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

423,701 6,12
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3A  -  0
YİĞİT EREN AKYOL 90 73 15 2 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 36 36 113 1435 % 6,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAcDAdDCCCABDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADABDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAbDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CABABbBa ADbDCAB Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaaCBdBDDDcBDDAADCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

431,056 5,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
AHMET YİĞİT ÖZAY 90 74 16 0 68 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 27 27 95 1186 % 5,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCaCABbBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cDACADABDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız dbCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABbBaBADDDCABCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız aBCCBcBDDDABDDcAaacD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

427,418 5,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
AYŞE SEMİZ 90 74 10 6 70 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 33 105 1302 % 5,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCABDdBDCDDaCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADA DBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCA*BDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCB DDD ABC cCC BdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDb DDAADCBDBdCCBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

421,261 6,52
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
AYŞEGÜL GÜMÜŞ 90 72 9 9 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 39 123 1528 % 6,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCABDBBDCDDDCAAbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADAdDdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 3 9 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABa  DDDC BAab      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDdBDDAADaBDBBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

410,365 8,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
BÜŞRA MELEK KAHRAMAN 90 72 17 1 66 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1937.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 52 52 160 1937 % 8,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAAcABDCCCABaBBDCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACAaABaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız aCABbBABCBADDDCABADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BcCCBcBDDDbBDbAbbac 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

414,410 7,59
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
EMRE KURNAZ 90 71 16 3 65 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 47 47 148 1778 % 7,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız  CAADABDCdCABDdBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DaACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız dDaBACDCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CABdBdBaB DDDbABCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız aBCCaABDDDABDDcADCdD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

418,858 6,85
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
GÖKÇEN POLAT 90 72 15 3 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 40 40 130 1605 % 6,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCABbBBDCacDCAAbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdABBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABdBA DDCbB bc CA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAADaBDBaCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

426,322 5,72
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
HİRA NUR SAVAŞ 90 76 13 1 71 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 34 34 108 1340 % 5,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCaABDBBDCDDcCcADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız bBCBADDD AB aDCCABbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbaDbbADCBDBaCCBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

410,738 8,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
KAAN AKYER 90 72 14 4 67 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1917.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 49 156 1917 % 8,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCaAcDBBaCDcDdA  Ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBAcDD ABCDDCCABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDddDDA DCdDBaCdBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

429,636 5,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
KERİM DAVUTOĞLU 90 75 12 3 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 30 30 100 1226 % 5,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAAaABDCCCABDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABdBbcCB DDcCABCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCa BDDDABDDbADC D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

410,489 8,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
MERT CAN 90 71 10 9 67 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 51 51 159 1930 % 8,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız  aA DABDCaCABccBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDAD BCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 1 6 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCAB BABCB  D d B D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BdCCBABDDDABDDAbDCdb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

397,007 10,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
MERYEM ELİF AKTAN 90 69 15 6 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 65 65 195 2476 % 10,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAADABDCCCABadBDCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACbDABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CC  ABABCBbDD  bB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCBABDDDAdaDcbDCcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

448,230 2,92
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
METEHAN KOYUNCU 90 79 11 0 75 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 19 62 683 % 2,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCABbdBDCDDaCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACcDABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDdDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABdBADDDCbBCDDCCABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAbDCBDBaCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

456,263 2,12
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
NAZLI LARA ALTINOK 90 82 7 1 79 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 14 46 496 % 2,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCABDBBDCDDDCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBAcDDCAaA DaCABdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDbAaCBDBBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

417,363 7,09
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3B  -  0
TAHA ÖNGEL 90 73 15 2 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 43 43 136 1660 % 7,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCdCAcDBBDCDDaCAAbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABcBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCcBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBADDDCABCD  CABbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbddDbAADCBDBaCdaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

364,264 17,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
ALİ ÖZEL 90 59 17 14 53 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 95 95 278 4040 % 17,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCdCABDBBa bDDCAA Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADAdDBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız  BCdABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDbDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 1 11 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız A C   D   B    C aAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbdDDAbDacDddCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

391,994 11,42
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
AZRA ADA ÇELİKKANAT 90 66 24 0 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 71 71 206 2676 % 11,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCABDdBDCDbDCAAcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACbDABDdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdABBDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız bBCBADDDCcaBcDCCcBAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbabDAAbaBbBaCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

423,240 6,20
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
BENNU YÜKSEL 90 74 11 5 70 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 37 37 117 1452 % 6,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCcADABDCaCABDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C BdBABCab D aABD c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDDbBDDAADCaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

383,019 13,11
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
BEYZANUR KAVAKLI 90 65 22 3 57 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3071.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 77 77 226 3071 % 13,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAADABDCCCABbddDCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DaACAaABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız aDADDBCddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDaBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CC BAaABadA DcCABC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız ddCCcABDDDbcDDAAbaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

407,636 8,69
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
ECE ÇELİKKOL 90 70 15 5 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2036.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 56 56 173 2036 % 8,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAAbABDCCCABbdBbCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDbDDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CABABbBCBA b CbBCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız adCCBABDDDA DDAAbCB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

417,991 7,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
FATMA ECRİN ADIGÜZEL 90 71 18 1 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 42 42 134 1641 % 7,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAADABDCCCABbdBDCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BaCBAaD ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABdBbBCBcDDDCABCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BdCCBdBDDDABDDAAbacD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

418,173 6,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
HASAN FURKANOĞLU 90 73 17 0 67 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 41 41 133 1633 % 6,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCABaBBDCcDaCAcDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADAcbaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBADDDCABCDDCCABcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbbBaDAADaBDdBCCdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

425,784 5,82
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
KAYRA ÇALIŞKAN 90 74 12 4 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 35 35 109 1364 % 5,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDaCCABDBcDCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız aDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BcADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CABABbBCBA DDCABC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız cBCCBbBDDDbdDDAADaB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

401,370 9,78
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
MELİS GENÇERLER 90 69 17 4 63 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 61 61 187 2291 % 9,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADAdDCCCABDdBDCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CcBABABCdA D CAa bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCaABDDadcaDAA CBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

397,258 10,50
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
MUHAMMET PEKTAŞ 90 67 19 4 60 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 64 64 194 2461 % 10,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAAbABDCaCABcBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDAdADABcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız dDCBAaDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C Bbcd CaA DDCAB Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDDbdaDAADaBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

377,487 14,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
ORHAN EFE ÇETİN 90 62 22 6 54 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 82 82 238 3364 % 14,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAADABDCaCABDdBDCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cb CADdBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAdDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız C  BABABCdA DDCAa bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBC adBDDbdcaDAA Cda

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

408,790 8,48
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3C  -  0
POYRAZ AKGÜN 90 69 11 10 65 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1987.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 55 55 167 1987 % 8,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbCABDBBDCaDDb ADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABcBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAdDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 2 8 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABC   DDC d    C dAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAADCcD dCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

345,014 22,62
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
AFFAN PALA 90 51 17 22 45 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 115 115 343 5300 % 22,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DdaCABDdBDCD DbAAbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABcBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız    aDd   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 2 11 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABa   DD  d    C   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDA D b Dad BddCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

351,291 20,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
ANIL ÖZ 90 57 23 10 49 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 108 108 325 4851 % 20,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCbADABD adAdDdBDCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cDACADABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDAaDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BcCBAbDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C   aAcCBA DDCbB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız daCCdABDDDb aDbADCB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

325,116 28,89
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
AYŞEGÜL ASANA 90 53 25 12 44 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 136 136 403 6768 % 28,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız adAA ABDbCCABccBDCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız bbACADABcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız aCb  BABCab DDC dDa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız daCd dBDDDb aD A a  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

384,101 12,88
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
BERKER ERKLİ 90 64 9 17 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 75 75 223 3017 % 12,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAADABDCCCABadBDCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 1 9 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C  bBA CB  DDC B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 2 8 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCBABDDDAd        

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 0 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

372,626 15,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
BEYZA CİHAN 90 64 15 11 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 88 88 255 3607 % 15,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DabCABDBBDCDDadAAcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız dBCB  DDCbBD   C BdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbccaD ADC  B Cda 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

397,750 10,43
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
DİLVİN BUDAKÇI 90 67 13 10 62 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 63 63 193 2443 % 10,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aC A ABDCC ABDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADABaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBdCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız bCA  BABaBA DDCAB  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız a CCBABDDDbBaDbA  aD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

348,610 21,54
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
DOĞA ÇAVDAR 90 56 25 9 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 113 113 335 5046 % 21,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCdCABadBDCbDaCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADAccBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAdDCbBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız cB d  D CdB    C  Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbcaDAbaacaBBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

365,736 16,86
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
ECRİNNUR ÖZCEYLAN 90 62 25 3 53 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 93 93 273 3949 % 16,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCadAdaBBDCDbDaAADAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADAcDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCD Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız bBCabDDDCAB b CCA bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbaaDAADacDdaCdBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

374,257 15,02
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
EMRE ANADOLU 90 61 20 9 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 86 86 247 3520 % 15,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbCAdcBBDCDDDCAAaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CdAaDdDcBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCB  DDCdB    C BdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDb aDAc CcD aaCBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

393,053 11,25
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
EREN SAĞOL 90 65 16 9 59 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2635.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 70 70 205 2635 % 11,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAAaAdDCCCAdadBDCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADABaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDbB  D DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 1 4 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CA ABABCBADDD AB c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCadBDDDdBDDbA CBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

409,297 8,42
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
GÖKAY GÜNER 90 70 14 6 65 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 54 54 165 1972 % 8,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCadABDBBDCbDDCAA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AdADABDdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCAcBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBbCDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız bBaBADDDC B   CCAB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDdBaD ADaBDBaCCaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

381,243 13,49
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
MÜŞTAFA PALA 90 64 26 0 55 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 79 79 230 3161 % 13,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCbAaABDCbCcBadBDCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADaBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BbCdAaDacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız bCABcBAcbBADDDCbBCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCaBABDDDbdaDAADCaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

385,865 12,58
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
YAĞMUR GÖRÜR 90 65 11 14 61 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 74 74 220 2947 % 12,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız D AADABDCCdABDBBDCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız aDACADABcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 2 10 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C   BAB  c DDC c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBaCB BDDDb DDbbDCc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

365,463 16,94
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
YAVUZ BAŞER 90 62 19 9 55 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 94 94 276 3970 % 16,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCABaBBD bbaCAcDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACdDABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız bB dADDDCdB  D C  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDddDaAbbCc BaCC A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

389,707 11,77
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3D  -  0
YUSUF CEYRAN 90 64 15 11 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 72 72 210 2757 % 11,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız a AADAdDCaCAcDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cbACADdBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CA dBABCa  DDCAB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız caCCB BDDDABDDb DC  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

296,339 39,68
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
AHMET LÜTFÜELMASOĞLU 90 41 34 15 29 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 162 162 470 9297 % 39,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız a bcD BDabdAcDdBDacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız bbACAcAdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDAaDBCdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız c  c a dcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C BbBA aa aDDC B b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız  aCdBcBDD bd DcADaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

360,035 18,30
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
BEYZA NUR AYDIN 90 57 16 17 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 100 100 292 4287 % 18,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCA adBDCCbABDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACbDc aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDAD BCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BaCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C   BA a bDD CbB a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız   CaabBDDDA DDA  Cc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 0 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

394,257 11,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
DİLA KANGALOĞLU 90 65 17 8 59 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 67 67 198 2592 % 11,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAADABDCCCABDdBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DcbCAaABDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDAcDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 1 8 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C BABA  B DDDd B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBbBDDDbcaDAAaaaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

337,417 24,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
ECE ÖZDEMİR 90 54 22 14 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5850.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 121 121 360 5850 % 24,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DbaCABDBBDCDaDdAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADdBccDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 4 12 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız cB    a  bd    C   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDd aDbADaaadBCCa 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

302,670 37,20
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
ECRİN MEZBUR 90 42 22 26 34 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 157 157 459 8716 % 37,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız cdA  ABDdC AdbBBDCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACb   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADcBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDaBAaDdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 3 12 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız      B  C A D dca   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız   ab cBDDDb DDcAcC  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

354,698 19,76
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
ECRİN NUR YAZICI 90 53 12 25 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 106 106 314 4629 % 19,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız a AAbABDCdCAdDBaDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDAC DABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dbADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BaCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C          DD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDbbBDDbADaB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

337,271 25,01
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
EMİNE SU ÇINAR 90 51 16 23 45 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 122 122 361 5859 % 25,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 2 3 14,33 % 72

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCA  bBD CCABDBBDCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACbDABbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BaCBAaDdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C    A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız  BCCabBDDDb aDA aacD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

335,951 25,43
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
ENES ATICI 90 54 25 11 45 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 123 123 364 5959 % 25,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCAdDBBaCD DbAAacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AdAcdBcBDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCAB DAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız Ac B  DDbABCb  C  dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbcaDbcaC  BaaCad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

329,433 27,49
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
GÖKÇE ÇAKMAK 90 55 21 14 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 132 132 390 6440 % 27,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DdAcDABDCCCAB BBDCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız ba   ab C     C  Dac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCabBDDbb aDbcbCc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

325,205 28,85
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
SEVDENAZ GÖRHAN 90 49 28 13 39 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6759.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 135 135 402 6759 % 28,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCcAaAB CCCAaDBdDC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cDAdADdBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız daADDBCdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BD BA Dd a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  Cb cBAcad aDD   Db 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCacBDDDbdaDAADCc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

343,436 23,14
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
TOPRAK TEMİZ 90 48 14 28 43 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 116 116 347 5421 % 23,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCccDABDdadABDBBDCDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADd aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBC  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C   B       D  B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BcaCacBDDDbBDcAADCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

356,902 19,12
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3E  -  0
TUANA ECRİN TAŞCI 90 58 32 0 47 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4479.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 103 103 305 4479 % 19,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCbAaABDCCCABDdBDCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACbacdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız daADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BaaBACDdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız aCABcBcdaBcDDDbdcAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCBABDDDbcaDAADaaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

353,393 20,12
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3F  -  0
ALPER AYDIN 90 57 25 8 48 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 107 107 317 4713 % 20,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAADdBDCbCABDBBDabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız aDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADbBCaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BaCBAaD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CA ABbBCd  DDbAB c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız aBaCadBDDDbBaDAbDCcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

288,236 43,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3F  -  0
ATAKAN CESSUR 90 41 35 14 29 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 171 171 487 10158 % 43,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız Da aAdbdBDCc aCbdDAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AdADABDBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCbBaaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız  BbacCc  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız d ad ccD ABDb  C Bcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDad DDbADCB cBaCa 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

349,225 21,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3F  -  0
AYAZ TUNÇ 90 57 20 13 50 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5004.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 112 112 333 5004 % 21,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCcdDABDadCAcDBBDCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDAbADABDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız aC  ABb C A D   a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCcdBDDDdBDDbAbCcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

284,670 45,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3F  -  0
BELİNAY KARAKUZU 90 40 34 16 28 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 178 178 502 10557 % 45,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D abABbdBDCDcD A DAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız Abd dBDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız aBdCABBDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CdAdcdaBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız c dB* D  bcC   C   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDd aDbcbaB daCdab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 3 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

291,235 41,99
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3F  -  0
BEYZANUR UĞURLU 90 43 31 16 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 168 168 479 9839 % 41,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız c CdABcdaaCDDabAd AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ddADcBDBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCAcBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDbbaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız b dB     ba         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDdBaccADaaDBBCCac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

323,226 29,45
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3F  -  0
CEMRE AKYOL 90 51 26 13 42 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 138 138 408 6899 % 29,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DbcADABDCb ABc BD bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACccd cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız B ADDBdCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız bCbdcBba  A Dcb  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız daCCabBDDDbBDDAbDCc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

362,723 17,61
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3F  -  0
ES * MKAMALI 90 57 14 19 52 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 97 97 281 4127 % 17,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCAB dBDCDaaCAA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AC DABD Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız  BCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDdcBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 1 10 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız A  B  DDa B    C  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDb DDc  aBDBaCbc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

350,934 20,81
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3F  -  0
NEJLA TURHAN 90 56 23 11 48 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 109 109 326 4875 % 20,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız c cA ABDbCCAB BBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız aDAdbDABaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BcADDBCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C cABABa A DDb dDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCB aDDDA DDbbaac 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

332,384 26,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3F  -  0
ÖYKÜ AYDIN 90 50 26 14 41 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 129 129 378 6226 % 26,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DbddAaDBBDCDDa AcDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız db DA  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBC dcBbAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız d  dc DD cB bc CABbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDb aDAADac BBCCdd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

286,067 44,48
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3F  -  0
VOLKAN SOYUMTÜRK 90 39 35 16 27 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 177 177 499 10421 % 44,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D Cbc DBBDbD abcbDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız  adccdD cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCbBdbA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız aBbCDCbBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız cB a cDD bBDa CC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDadBacAAaCccdB bB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

332,521 26,54
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3F  -  0
YAVUZ SELİM KARCI 90 54 27 9 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 127 127 375 6219 % 26,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DbbcDdBaCadAdcBBDCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız aDACbDABDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADDBaCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDdBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CdBABAcbBAcDD ABDDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız a  Ca BDDD  aDcAbC  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

283,218 45,86
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3G  -  0
ALİ DEMİRKAYA 90 32 18 40 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 181 181 508 10745 % 45,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D bCAaDBBD b D AADcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AaADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABdadca             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDb aDbA Cdbca  Bb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

308,069 35,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3G  -  0
BELİNAY AŞICI 90 46 21 23 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 153 153 449 8200 % 35,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D CCABbBBD bcDbb  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız dCADABDBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdABBDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız  BAaDCDB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız A a   D   B    ab da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbA aDccbC  BaCCa 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

254,616 59,87
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3G  -  0
BERRA OMEKLİ 90 25 30 35 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14027.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 195 195 574 14027 % 59,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız D Ad  dD bdAdbBBc ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız  acCADd Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dc   d Cd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız dc  baDaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 3 12 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız b    BdB B     bBA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız cBCCa BDDDc Da      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

267,019 53,54
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3G  -  0
DÖRUK YIĞIT 90 38 47 5 22 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 192 192 544 12543 % 53,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız abAcDcBDaCCABadaDdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDAdAbdcDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız abAcaBaCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız     AaDac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız abAdcaABCdbacabAdCbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BcaCabBDDDbcaDbcDaBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

286,654 44,21
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3G  -  236
GÜLPERİ SUDE ATALAN 90 40 31 19 29 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 176 176 495 10359 % 44,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DbaCABbdBDCD aCb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACA dBcdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCAcBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız C bd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız AcdaAcDD ba  b C   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BaDDcdDaAbaCBbdcdCBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 4 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

309,253 34,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3G  -  0
ÖMER SALİH ÜRÜN 90 48 30 12 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 151 151 444 8100 % 34,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız bdb AdbdaDda DCAAbAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACAcAcDdcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCddBBDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCbBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız A  BA D bAa   Cb B B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbca AcDacDBBCd A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

286,956 44,05
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3G  -  0
SUDEN KARAGÖZ 90 39 33 18 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 175 175 494 10320 % 44,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DaaCABbBBaCbDaCb   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACAbdBDcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız aBCbdadcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CabCDbcBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız d       ddc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDdcaDAAbCBDBaCCab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

362,226 17,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3G  -  0
UMUT ÇAKMAK 90 59 16 15 53 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 98 98 284 4154 % 17,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DbaCABDdBDaD aCAcDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACAaABDdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız aBACDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 2 12 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız Ad B  D b BA       B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbBDDA DCa BBCCBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

305,448 36,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3G  -  0
YAĞIZ URHAN 90 49 31 10 38 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8434.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 156 156 455 8434 % 36,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DdabAaDBaDdDaabA bAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACcDcBDdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdAcdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız d CdAaDD  B    d   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDdBacbAbacDBdCCcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

340,428 24,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3G  -  0
YİĞİT ÖZTER 90 56 25 9 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 119 119 355 5640 % 24,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCA cABDCbdAcDBBDaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDcCADABDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CA dBdc B cDD AB ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCaABDDab DDAcba c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

227,641 74,82
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
AHMET AKÇAMAN 90 16 18 56 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 204 204 621 17530 % 74,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DaCCAdbBBD b b b   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AdAc     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız     A  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız    a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 5 14 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız d     b     ac    d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BaDcb D             

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 0 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

317,007 31,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
BELİNAY AKKAYA 90 44 25 21 35 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 147 147 424 7414 % 31,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız cdbAD BDabCABbBBDCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız Dacaba  Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız  DC baDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 3 9 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız dC  dBA   A D  bB D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCdBdBDDDbBaDbd    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

307,849 35,09
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
BERS  PEK R 90 42 27 21 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 154 154 450 8221 % 35,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCAc BaDCDaaCcbDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AdbDABcB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBdCdadcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız bcAbDCDaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız     ADDDCAa c   A bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız B D b     a c B CdaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

293,924 40,86
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
CEYLİN SU KAVÇAK 90 38 26 26 29 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 166 166 474 9572 % 40,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCbbcdBDaCbAd B D b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cDACA d bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADDBCdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız aD  baDd a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 1 13 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız C    Bc   A D    CD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız Bd CBdBDDDdBa  ADac 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

214,156 82,59
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
EFLAL AKKAYA 90 24 42 24 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 205 205 643 19349 % 82,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DaA c BaCabAabdBcdb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız ccAC DA Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDAaaBC AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız aD  b cd d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 10 8 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız        Bbac bbabcDaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız aB CabBccbc   bd bc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 2 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

296,623 39,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
EREN PEKER 90 42 22 26 34 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 160 160 468 9272 % 39,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız D A  ABa a Ad  BDCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız aDAc B  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaadDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 2 13 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C   B    cD    B b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız aBaba BDDccaaDA Da D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

237,775 68,95
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
HASRET AVKIRAN 90 28 51 11 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 200 200 606 16155 % 68,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız adAdadBDCCCAabdBDbbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbcbADAcac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDAbacbCAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 6 4 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız c bc b a d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C a BAdb d bc c AbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız dcaCBAacDbbcDbcbadca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 4 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

259,834 57,19
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
HÜSEYİN İMRAN AKAR 90 27 34 29 15 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 194 194 562 13400 % 57,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DaCdABDdBa D c b DdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACdccaDdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız ac addBbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız b  a  Dcd      C c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDacdDDc DCc caCCBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

296,002 39,80
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
KADRİYE TAŞKIN 90 44 30 16 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 163 163 471 9324 % 39,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCbAd dBDCaaadcbaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız bCbDdBDd c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCdBdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 1 11 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız A   A DD  B D  C   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbbd Dbbaa bBBCda 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

273,403 50,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
MUHAMMED ALİ KILBAŞ 90 34 39 17 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 186 186 528 11793 % 50,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCaABcaBbabcDdAccdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız dCbbABDaaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız acCdAadbAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız dB    DDbABDb bC d B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDddDDAcbCcaBdCdac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

271,387 51,43
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
NİSA NUR GÖKMEN 90 33 36 21 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 190 190 532 12049 % 51,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DbcbDABDdaCbdDc Dbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız c ACb dcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız cDADaBdCd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız abC cdDaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CAd  A   c   C   bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BcCCBcBDD A abb DCc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

287,740 43,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
NİSA ÖZYANAR 90 45 45 0 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 172 172 490 10208 % 43,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DdbCABcdBDCDcaCAbaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADdBcdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBdCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBbaDdaBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız dBaabacbbcBDDcbdAcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDabdaDccDaBDBaCCac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

273,585 50,26
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

3H  -  0
YAKUP EFE KOCADEMİR 90 35 40 15 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 185 185 527 11775 % 50,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAb bBDCabAB dBDacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız abAddbcdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDcDDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız cDaddacaDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CA  ac  B  Db AB a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız Bdada BDDDdaaD A ac 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

443,249 3,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
ATA YİĞİT KAYAN 90 79 10 1 75 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 23 23 71 807 % 3,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCaCABDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAdDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız aCdBABA aBADDDCAB bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDDdcDDbADaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

399,234 10,14
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
AYŞE SURA YAVAŞ 90 67 19 4 60 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2376.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 62 62 190 2376 % 10,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız cbAAbABDCCCABDdBDCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DaAadDAdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CABdBABCB bDDCABC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BdCCBcBDDDABDDAADCcc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

451,120 2,66
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
CEMRE KAYA 90 79 11 0 75 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 18 18 60 624 % 2,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbCABDdBDCDDDCcADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABcdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBADDDCbBCDDaCABcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAADCBDBaCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

410,596 8,22
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
ÇİĞDEM KILINÇLAR 90 70 11 9 66 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1925.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 50 50 158 1925 % 8,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCdCABDBBDCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADdBcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 0 8 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C BABAB B  DD AB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCaABDDD BDDbAaCca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

491,965 0,11
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
EYMEN AKGÜN 90 88 2 0 87 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 5 26 % 0,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBADDDCABADDCCABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDdBDDAADCBDBBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

491,987 0,09
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
EYMEN SUNMAZ 90 88 2 0 87 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 3 22 % 0,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAADABDCdCABDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACADABaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABABCBADDDCABCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDDABDDAADCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

455,911 2,17
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
İREM SAYIR 90 81 9 0 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 15 15 48 509 % 2,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCAdbBBDCDDDCAADAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBADDDbABCDDCCABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAADCBDBdCCBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

457,039 2,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
İSMAİL ATA SARUHAN 90 80 10 0 76 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(485.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 13 44 485 % 2,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCAcDBaDCcDDCAAaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADdBDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCdBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAbDdDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABCBADDDCABCDDCCABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbBDDAADaBDBBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

445,803 3,16
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
KAĞAN KAFA 90 76 13 1 71 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 21 21 66 740 % 3,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCABDBBDCDDDCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADAdaBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız aBCdABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız AcCBADDDCABCDDbCABdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDbADCc BBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

470,596 0,87
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
MERYEM KAYGISIZ 90 84 5 1 82 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 5 21 205 % 0,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCdCABDBBDCDDaCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABcBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız bBaBADDDCABC DCCABAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

434,761 4,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
SELEN AKTEMUR 90 76 14 0 71 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1070.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 25 25 88 1070 % 4,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAAbABDCbCABDBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cbACADdBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDaBACDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız CCABABdBCBcDDDdABCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBABDDcdaDDAADCBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

421,886 6,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4A  -  0
YAĞMUR KORKAK 90 71 8 11 68 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 38 38 120 1500 % 6,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCAAaABD CCABaBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACADABaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDADDBCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 1 6 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CABAB BCB  DD ABCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 1 4 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCC ABDDDA DD ADCB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

356,540 19,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
BERTUĞ YILMAZ 90 55 25 10 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 105 105 308 4507 % 19,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCbAB B DdaDDCAAbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AdbcABDcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCdABBDdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız C A DdbaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız Acd A DDbAB D  C BdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDAdaDbAaC DBdCCab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

280,368 47,08
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
BURAK EFE ADIGÜZEL 90 41 27 22 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 182 182 514 11031 % 47,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D bdABbdcaCD a bA bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AC DABDBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız  BC ABBcAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBdaDC B D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız b  d  DDd aDb  C  dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDad  Db Dac daCCBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

296,378 39,66
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
ELA GÜLSU AKAR 90 31 8 51 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 161 161 469 9291 % 39,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 1 12 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız  C  A  Ba    D   DAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız  B  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAbDbDaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız dB B c D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 1 7 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDb DDA DC  B   BA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

371,033 15,72
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
FATİH AKTAŞ 90 61 14 15 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 90 90 260 3683 % 15,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbCAdb BD DcaCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız C daDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 0 8 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABC   D   B DD C BAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDc aDAA ac BaaCB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

332,708 26,49
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
GİZEM ÖZTÜRK 90 51 27 12 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 126 126 373 6207 % 26,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCcAbdBaCaCABcBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cDddbcdBbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız dDA DBCdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBACDCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız dCcBAB   d  b   aB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCacBDDDbdDDA aaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

368,326 16,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
İREM SU KAYA 90 57 6 27 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3812.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 91 91 267 3812 % 16,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız  CAA ABDCCCABDBdDCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDAdADAB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız  D DDBCC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBA DCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  C BdBAB  A DDCdB a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız       BDDD  DD      

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 0 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

393,487 11,17
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
IRMAK OMRANDI 90 65 12 13 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 68 68 200 2616 % 11,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D CCABDBaD DDaCAADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABbcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCdBdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız A Cab DDCb  a  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABDDAbDCB BBCCB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

389,089 11,87
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
İSMAİL KARAKAYA 90 61 13 16 56 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 73 73 212 2782 % 11,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCABDaBDCDDaCAA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACAcABDBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız     Db  cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ABaB cD  bB    C   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDABaDAbDaBDBBCCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

332,449 26,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
KAYRA AKTÜRK 90 51 21 18 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 128 128 376 6224 % 26,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D bCAB BBDCcbaCAADAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız aBAaDd BBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 1 14 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız A     DD b         B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbBDDcbDac daCCBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

376,229 14,63
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
MUZAFFER SEFA DAĞLI 90 63 18 9 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3428.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 85 85 242 3428 % 14,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbCABDBBD bDaCAAaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACAcABcBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBC ABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBACDCDBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız ccCBc DD bBCb  C  dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDddaDAADCB BBCCBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

297,560 39,13
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
NİSA DOĞANCIK 90 45 23 22 37 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9168.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 158 158 465 9168 % 39,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCdCABbBBcCD aCb b B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACAacBDBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız c              d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbbBaDc Dac cBCdaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

402,302 9,59
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
YAĞMUR ALTINKARGI 90 69 16 5 63 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 60 60 185 2247 % 9,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbCABDBBDCDDDCAAaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADdBcBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız CBAaDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız AcbBA DDCbB a  Cd  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbBDDAbDaBDBBCaBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

373,980 15,08
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
ZEYNEP DURU SOM 90 64 23 3 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 87 87 248 3532 % 15,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DbAAbAaDddbAdDdBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız aDACADcBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCAB

Cevaplarınız BDADDBCdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBACDCDB

Cevaplarınız BDCBAaDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCAB4DD

Cevaplarınız  CABbabBCBADDDC BCc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BdCCacBDDbdBDDAADCcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME

327,104 28,20
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

4B  -  0
ZEYNEP SÜRÜCÜLER 90 52 23 15 44 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 134 134 397 6607 % 28,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 207 207 677 23429

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCCCAdbBBDCbDabAADAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADAB dcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBCCABBDAD

Cevaplarınız DBCCABBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBACDCDBBD

Cevaplarınız dBAaDCbBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 4 12 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCAB4DDCCABAB

Cevaplarınız bc    DDa B       c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbaDDcA aa dabCBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0
