
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSUSONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-202455 55 55 6589

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,60 7 2 6,35 6 3 5,23 5 3 3,44 5 5 3,42 7 6 5,25 38 26 29,29 303,010

Okul Ortalaması 9 4 8,04 8 1 7,76 7 2 5,98 7 2 6,63 8 4 6,92 10 3 8,90 50 16 44,23 365,820

KATILIMLAR

1 0 ELİF HAKTANIR 7E 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 73 2 72,34 489,639 1 1 1 1 19
% 0,29

2 0 ARDA ÖZEN 7 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 73 2 72,34 485,515 1 2 2 2 35
% 0,53

3 0 HAMZA AKÇAY 7C 14 1 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 14 1 13,67 70 5 68,34 477,328 1 3 3 3 91
% 1,38

4 0 ADA ÜNÜBOL 7 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 0 15,00 12 2 11,33 70 4 68,67 470,764 2 4 4 4 142
% 2,16

5 0 MEHMET TUNÇDEMİR 7C 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 14 1 13,67 66 9 63,01 447,392 2 5 5 5 335
% 5,08

6 0 ELİF ŞEVİK 7E 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 2 11,33 15 0 15,00 65 9 61,99 446,329 2 6 6 6 341
% 5,18

7 0 KAAN KOCABAŞ 7 12 3 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 12 2 11,33 67 7 64,66 444,587 3 7 7 7 360
% 5,46

8 0 IŞIL ERDOĞAN 7 11 4 9,67 8 1 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 14 1 13,67 14 1 13,67 64 10 60,68 443,412 4 8 8 8 372
% 5,65

9 0 ASYA AYAZ 7 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 2 8,33 14 1 13,67 63 8 60,33 433,382 5 9 9 9 478
% 7,25

10 0 ERDEM KORKMAZ 7C 12 2 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 12 2 11,33 13 2 12,33 62 11 58,33 432,638 3 10 10 10 488
% 7,41

11 0 UMUT AKAN 7C 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 12 3 11,00 13 2 12,33 63 12 59,00 430,236 4 11 11 11 525
% 7,97

12 0 ÇAĞLAR YENER 7C 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 2 10,33 12 3 11,00 63 10 59,66 430,227 5 12 12 12 526
% 7,98

13 0 ERDEM TOPUZ 7A 10 5 8,33 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 13 2 12,33 14 1 13,67 62 12 58,00 427,963 1 13 13 13 554
% 8,41

14 0 ESRA NAZ HANGÜL 7E 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 4 5,67 14 1 13,67 62 9 59,01 422,253 3 14 14 14 617
% 9,36

15 0 TAHA BERK ÇAPARLI 7 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 4 6,67 12 1 11,67 61 9 58,00 416,800 6 15 15 15 686
% 10

16 0 BATUHAN BULUT 7A 9 6 7,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 12 3 11,00 12 3 11,00 62 13 57,67 410,913 2 16 16 16 756
% 11

17 0 ÖMER BERK DOBURLU7C 12 2 11,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 9 2 8,33 12 3 11,00 58 11 54,33 409,542 6 17 17 17 776
% 12

18 0 ELA AYDIN 7A 10 5 8,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 9 3 8,00 13 2 12,33 59 12 55,00 404,623 3 18 18 18 852
% 13

19 0 DENİZ EFE DÖNERTAŞ 7A 10 5 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 6 4,00 15 0 15,00 59 13 54,67 398,277 4 19 19 19 954
% 14

20 0 AYÇA DÖNER 7C 10 5 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 11 2 10,33 11 4 9,67 58 15 53,00 398,104 7 20 20 20 958
% 15

21 0 ECRİN BAYRAK 7D 9 5 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 13 1 12,67 9 4 7,67 56 15 51,00 392,842 1 21 21 21 1031
% 16

22 0 CEMRE APAYDIN 7C 11 4 9,67 7 2 6,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 7 4,67 14 1 13,67 55 18 49,01 388,392 8 22 22 22 1101
% 17

23 0 DORUK KONUŞKAN 7D 9 6 7,00 8 2 7,33 0 2 -0,67 9 1 8,67 12 3 11,00 13 2 12,33 51 16 45,66 386,924 2 23 23 23 1128
% 17

24 0 AZRA AYDOĞAN 7D 10 2 9,33 10 0 10,00 6 0 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 3 9,00 54 7 51,66 386,802 3 24 24 24 1131
% 17

25 0 AYŞE NAZ YANIK 7 11 4 9,67 9 0 9,00 10 0 10,00 8 0 8,00 8 5 6,33 9 6 7,00 55 15 50,00 376,523 7 25 25 25 1306
% 20

26 0 ECRİN UĞURLUEL 7D 13 0 13,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 0 9,00 7 6 5,00 7 4 5,67 51 14 46,33 370,322 4 26 26 26 1415
% 21

27 0 ENES EKEN 7A 9 6 7,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 1 11,67 6 8 3,33 54 18 48,00 367,727 5 27 27 27 1457
% 22

28 0 ESİLA NİŞLİ 7B 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 5 5,33 8 7 5,67 50 22 42,67 358,073 1 28 28 28 1670
% 25

29 0 ZEYNEP TUĞSEM GÜRBÜZ7D 11 4 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 3 3 2,00 4 2 3,33 11 4 9,67 46 16 40,67 356,175 5 29 29 29 1702
% 26

30 1 BERRİN POLAT 7E 7 8 4,33 9 1 8,67 7 2 6,33 3 4 1,67 9 4 7,67 12 3 11,00 47 22 39,67 353,679 4 30 30 30 1766
% 27

31 0 EZGİ TÜZÜNER 7D 8 3 7,00 9 0 9,00 10 0 10,00 6 0 6,00 3 3 2,00 11 2 10,33 47 8 44,33 352,158 6 31 31 31 1787
% 27

32 21307 DEMİR AYDEMİR 7E 9 6 7,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 6 5,00 9 6 7,00 51 22 43,67 347,820 5 32 32 32 1888
% 29

33 0 TAHİR EFE AKAN 7D 7 6 5,00 8 2 7,33 7 1 6,67 12 2 11,33 8 4 6,67 42 15 37,00 345,978 7 33 33 33 1932
% 29
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSUSONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-202455 55 55 6589

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,60 7 2 6,35 6 3 5,23 5 3 3,44 5 5 3,42 7 6 5,25 38 26 29,29 303,010

Okul Ortalaması 9 4 8,04 8 1 7,76 7 2 5,98 7 2 6,63 8 4 6,92 10 3 8,90 50 16 44,23 365,820

KATILIMLAR

34 0 EZGİ DEMİREL 7E 7 8 4,33 9 1 8,67 8 1 7,67 7 3 6,00 6 7 3,67 12 3 11,00 49 23 41,34 343,641 6 34 34 34 1992
% 30

35 0 ALPARSLAN KASIMOĞLU7C 7 7 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 4 5,67 9 5 7,33 50 19 43,67 343,523 9 35 35 35 1996
% 30

36 0 ELİFSU BARSLIER 7F 9 3 8,00 9 1 8,67 8 1 7,67 6 1 5,67 2 2 1,33 10 2 9,33 44 10 40,67 341,920 1 36 36 36 2023
% 31

37 0 EBRU AKSÖZ 7F 9 5 7,33 7 2 6,33 5 5 3,33 10 2 9,33 8 3 7,00 39 17 33,32 341,336 2 37 37 37 2040
% 31

38 0 AZRA AKBULUT 7E 9 6 7,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 6 5,00 10 5 8,33 47 26 38,33 341,151 7 38 38 38 2046
% 31

39 0 FURKAN ÜŞENMEZ 7D 9 5 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 7 2 6,33 8 7 5,67 45 22 37,66 338,600 8 39 39 39 2100
% 32

40 0 ELİF TANIN 7B 8 2 7,33 6 1 5,67 5 3 4,00 6 1 5,67 6 3 5,00 9 2 8,33 40 12 36,00 337,647 2 40 40 40 2123
% 32

41 0 EBRAR NİŞLİ 7E 7 7 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 5 4,33 10 3 9,00 45 23 37,33 331,968 8 41 41 41 2256
% 34

42 0 SUDE NAZ ERSİN 7E 8 6 6,00 8 2 7,33 7 1 6,67 9 0 9,00 5 5 3,33 8 5 6,33 45 19 38,66 327,191 9 42 42 42 2380
% 36

43 0 MAKBULE NİSA SAV* ÇI7F 11 3 10,00 5 3 4,00 5 5 3,33 4 5 2,33 5 8 2,33 7 6 5,00 37 30 26,99 309,139 3 43 43 43 2803
% 43

44 0 BATUHAN KORKMAZ 7F 7 6 5,00 8 2 7,33 7 1 6,67 8 2 7,33 3 8 0,33 7 6 5,00 40 25 31,66 295,453 4 44 44 44 3198
% 49

45 0 CAN ALEV 7D 7 3 6,00 8 0 8,00 3 4 1,67 7 4 5,67 3 1 2,67 28 12 24,01 292,044 9 45 45 45 3302
% 50

46 0 FURKAN YAŞAYAN 7F 7 4 5,67 9 1 8,67 1 9 -2,00 2 0 2,00 2 5 0,33 9 1 8,67 30 20 23,34 290,070 5 46 46 46 3376
% 51

47 0 BEYZA SELEK 7D 8 4 6,67 7 2 6,33 3 0 3,00 3 2 2,33 3 5 1,33 6 3 5,00 30 16 24,66 289,556 10 47 47 47 3389
% 51

48 0 OSMAN EMİN POLAT 7D 6 8 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 2 0,33 5 9 2,00 7 7 4,67 37 28 27,67 287,780 11 48 48 48 3441
% 52

49 0 MUHAMMED     AKBULUT7F 5 9 2,00 6 3 5,00 5 5 3,33 3 3 2,00 9 6 7,00 5 7 2,67 33 33 22,00 279,571 6 49 49 49 3720
% 56

50 0 MÜRÜVVET ARAPOĞLU7F 6 2 5,33 8 2 7,33 1 0 1,00 6 3 5,00 1 2 0,33 6 3 5,00 28 12 23,99 279,239 7 50 50 50 3733
% 57

51 0 NAZİRE ÇELTIK 7F 6 8 3,33 5 3 4,00 4 3 3,00 0 9 -3,00 6 4 4,67 7 5 5,33 28 32 17,33 275,835 8 51 51 51 3855
% 59

52 0 HİRASU ÖZEN 7B 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 9 -1,00 7 7 4,67 31 39 18,01 263,912 3 52 52 52 4255
% 65

53 0 CEYLİN APAYDIN 7D 4 11 0,33 7 1 6,67 5 2 4,33 6 4 4,67 4 9 1,00 26 27 17,00 249,135 12 53 53 53 4709
% 71

54 0 KEREM TAŞER 7F 3 6 1,00 5 3 4,00 0 1 -0,33 4 1 3,67 1 2 0,33 4 3 3,00 17 16 11,67 232,269 9 54 54 54 5219
% 79

55 0 BETÜL TÜRKAN 7F 5 4 3,67 3 4 1,67 6 3 5,00 0 2 -0,67 1 4 -0,33 1 4 -0,33 16 21 9,01 225,603 10 55 55 55 5435
% 82
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(55)
8,04 7,76 5,98 6,63 6,92 8,90 44,23 365,820

İlçe
(55)

8,04 (1) 7,76 (1) 5,98 (1) 6,63 (1) 6,92 (1) 8,90 (1) 44,23 (1) 365,820
İl

(55)
8,04 (1) 7,76 (1) 5,98 (1) 6,63 (1) 6,92 (1) 8,90 (1) 44,23 (1) 365,820

Genel
(6589)

5,60 (19) 6,35 (26) 5,23 (38) 3,44 (16) 3,42 (20) 5,25 (18) 29,29 (22) 303,010
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan
7
(7)

11,76 9,14 9,05 9,33 10,86 11,95 62,09 438,710
7A
(5)

7,80 8,94 8,20 9,27 9,40 11,07 54,68 401,900
7B
(3)

8,00 6,34 4,89 3,67 3,11 6,22 32,23 319,880
7C
(9)

10,22 8,26 7,18 9,15 10,04 11,63 56,48 417,490
7D
(12)

6,83 7,83 4,72 5,17 6,06 6,70 37,31 337,360
7E
(9)

7,96 8,22 6,74 7,78 6,63 10,70 48,03 378,190
7F
(10)

5,13 5,70 2,77 2,77 2,56 5,07 24,00 287,040
Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU okulunda 55 7

ŞEHZADELER ilçesinde 55 7 1
MANİSA ilinde 55 7 1 1

Genelde 6589 537 163 61 29

DERECELER

Genelde sınava 163 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 21. oldu

MANİSA ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu

ŞEHZADELER ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Sözel (TÜR) Soru D Y %

Türkçe
[-] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0,47 0,40 47

[-] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0,49 0,44 49

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,49 0,36 49

Sözel (TAR) Soru D Y %

Tarih
[-] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni
değişime zorlayan süreçleri kavrar.

1 0,45 0,35 45

Sözel (DİN) Soru D Y %

Din K.ve A.B.
[-] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0,49 0,35 49

Sayısal (MAT) Soru D Y %

Matematik
[-] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0,42 0,33 42

[-] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0,84 0,36 42

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen
gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir
bilinmeyenli denklem kurar.

1 0,35 0,47 35

[-] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren
problemleri çözer.

2 0,80 0,38 40

[-] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini
bulur.

1 0,36 0,27 36

Sayısal (FEN) Soru D Y %

Fen
[-] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0,38 0,47 38

[-] Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak
örnekler verir.

1 0,35 0,44 35



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ÜNÜBOL 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
470,764 303,010 2 4 4 4 142

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 7 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 11,76 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,14 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,05 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,33 6,63 3,44

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,86 6,92 3,42

Fen 15 12 2 11,33 76 11,95 8,90 5,25

Toplam: 75 70 4 68,67 92 62,10 44,24 29,29
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B D -
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A D -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A B -
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZEN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
485,515 303,010 1 2 2 2 35

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 7 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 11,76 8,04 5,60

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,14 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,05 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,33 6,63 3,44

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,86 6,92 3,42

Fen 15 15 0 15,00 100 11,95 8,90 5,25

Toplam: 75 73 2 72,33 96 62,10 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D C -
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D B -
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA AYAZ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,382 303,010 5 9 9 9 478

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 7 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 11,76 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,14 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,05 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,33 6,63 3,44

Matematik 15 9 2 8,33 56 10,86 6,92 3,42

Fen 15 14 1 13,67 91 11,95 8,90 5,25

Toplam: 75 63 8 60,33 80 62,10 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D B -
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B A -
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A D -

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C A -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B A -
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C B -
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YANIK 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,523 303,010 7 25 25 25 1306

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 7 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 11,76 8,04 5,60

Tarih 10 9 0 9,00 90 9,14 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,05 5,98 5,23

İngilizce 10 8 0 8,00 80 9,33 6,63 3,44

Matematik 15 8 5 6,33 42 10,86 6,92 3,42

Fen 15 9 6 7,00 47 11,95 8,90 5,25

Toplam: 75 55 15 50,00 67 62,10 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D C -
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C B -
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D B -
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B  b
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A  b
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A D -
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D C -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C D -
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D A -
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A B -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D C -
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A C -
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D A -
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ERDOĞAN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
443,412 303,010 4 8 8 8 372

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 7 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 11,76 8,04 5,60

Tarih 10 8 1 7,67 77 9,14 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,05 5,98 5,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,33 6,63 3,44

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,86 6,92 3,42

Fen 15 14 1 13,67 91 11,95 8,90 5,25

Toplam: 75 64 10 60,67 81 62,10 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A C -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D * -
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A  b

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A D -

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C B -
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B D -
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C D -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KOCABAŞ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
444,587 303,010 3 7 7 7 360

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 7 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 11,76 8,04 5,60

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,14 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,05 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,33 6,63 3,44

Matematik 15 13 2 12,33 82 10,86 6,92 3,42

Fen 15 12 2 11,33 76 11,95 8,90 5,25

Toplam: 75 67 7 64,67 86 62,10 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D C -
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A D -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C B -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D B -
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B A -

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D A -
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C A -
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA BERK ÇAPARLI 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,800 303,010 6 15 15 15 686

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 7 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 11,76 8,04 5,60

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,14 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,05 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,33 6,63 3,44

Matematik 15 8 4 6,67 44 10,86 6,92 3,42

Fen 15 12 1 11,67 78 11,95 8,90 5,25

Toplam: 75 61 9 58,00 77 62,10 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D B -
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A B -
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A B -
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B D -

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A  b
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN BULUT 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,913 303,010 2 16 16 16 756

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 5 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,80 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,94 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,20 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,27 6,63 3,44

Matematik 15 12 3 11,00 73 9,40 6,92 3,42

Fen 15 12 3 11,00 73 11,07 8,90 5,25

Toplam: 75 62 13 57,67 77 54,67 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A C -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D B -
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A D -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C B -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C D -
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A B -
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D A -
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C D -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C D -
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A C -
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C B -



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ EFE DÖNERTAŞ 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,277 303,010 4 19 19 19 954

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 5 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,80 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,94 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,20 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,27 6,63 3,44

Matematik 15 6 6 4,00 27 9,40 6,92 3,42

Fen 15 15 0 15,00 100 11,07 8,90 5,25

Toplam: 75 59 13 54,67 73 54,67 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D C -
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D B -
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A D -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B C -
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A B -

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B D -
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D B -
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C A -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA AYDIN 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,623 303,010 3 18 18 18 852

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 5 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,80 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,94 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,20 5,98 5,23

İngilizce 10 8 1 7,67 77 9,27 6,63 3,44

Matematik 15 9 3 8,00 53 9,40 6,92 3,42

Fen 15 13 2 12,33 82 11,07 8,90 5,25

Toplam: 75 59 12 55,00 73 54,67 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D C -
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A D -
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B C -
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C D -
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B  b
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C D -
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B D -
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B C -
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES EKEN 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,727 303,010 5 27 27 27 1457

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 5 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,80 8,04 5,60

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,94 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,20 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,27 6,63 3,44

Matematik 15 12 1 11,67 78 9,40 6,92 3,42

Fen 15 6 8 3,33 22 11,07 8,90 5,25

Toplam: 75 54 18 48,00 64 54,67 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A D -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D B -
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A C -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A B -
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A D -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A D -
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C D -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A D -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B  b
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B C -
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D A -
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A B -
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D A -
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C D -



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TOPUZ 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
427,963 303,010 1 13 13 13 554

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 5 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,80 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,94 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 8,20 5,98 5,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,27 6,63 3,44

Matematik 15 13 2 12,33 82 9,40 6,92 3,42

Fen 15 14 1 13,67 91 11,07 8,90 5,25

Toplam: 75 62 12 58,00 77 54,67 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C D -
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A C -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B A -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A B -
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D C -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C A -
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B  b
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A D -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B D -
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A C -
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C A -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TANIN 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,647 303,010 2 40 40 40 2123

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 3 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 2 7,33 49 8,00 8,04 5,60

Tarih 10 6 1 5,67 57 6,34 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,89 5,98 5,23

İngilizce 10 6 1 5,67 57 3,67 6,63 3,44

Matematik 15 6 3 5,00 33 3,11 6,92 3,42

Fen 15 9 2 8,33 56 6,22 8,90 5,25

Toplam: 75 40 12 36,00 48 32,22 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A  b
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C  b
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A B -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D  b
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C B -
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D  b
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B  b

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A  b
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C  b
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C D -
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B  b
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A B -
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B  b

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A  b
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B  b
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D A -

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D B -
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D C -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B C -
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C  b
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A  b
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D  b
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C B -
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA NİŞLİ 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,073 303,010 1 28 28 28 1670

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 3 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,00 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,34 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,89 5,98 5,23

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,67 6,63 3,44

Matematik 15 7 5 5,33 36 3,11 6,92 3,42

Fen 15 8 7 5,67 38 6,22 8,90 5,25

Toplam: 75 50 22 42,67 57 32,22 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C B -
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D B -
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D B -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A D -

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B D -
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B C -
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D A -
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A D -

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D A -
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C A -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B C -
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B A -

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A B -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B D -
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B C -
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A C -
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
10 [1] Elementlere örnek verir. A B -
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D A -
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRASU ÖZEN 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,912 303,010 3 52 52 52 4255

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 3 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,00 8,04 5,60

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,34 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,89 5,98 5,23

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,67 6,63 3,44

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 3,11 6,92 3,42

Fen 15 7 7 4,67 31 6,22 8,90 5,25

Toplam: 75 31 39 18,00 24 32,22 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A D -
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B A -
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D C -
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D A -
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A C -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B D -
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D A -
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C A -
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D B -
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A D -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A C -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A C -
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C B -
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B D -
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A C -
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D A -
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C A -
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B C -
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D B -

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A B -
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D B -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A B -
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B D -
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D B -
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C D -
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B  b

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A B -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B  b
8 [1] Enerji Dönüşümleri A C -
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A C -
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D C -
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B A -
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C B -
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPARSLAN KASIMOĞLU 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,523 303,010 9 35 35 35 1996

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 10,22 8,04 5,60

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,26 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,15 6,63 3,44

Matematik 15 7 4 5,67 38 10,04 6,92 3,42

Fen 15 9 5 7,33 49 11,63 8,90 5,25

Toplam: 75 50 19 43,67 58 56,48 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C B -
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D  b
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A C -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D A -
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B C -
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D B -
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C A -
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C  b
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B A -
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D C -
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D A -
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D A -
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B C -
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA DÖNER 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,104 303,010 7 20 20 20 958

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 10,22 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,26 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,15 6,63 3,44

Matematik 15 11 2 10,33 69 10,04 6,92 3,42

Fen 15 11 4 9,67 64 11,63 8,90 5,25

Toplam: 75 58 15 53,00 71 56,48 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C B -
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B A -
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B D -
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B D -
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A C -
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C D -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A  b
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B A -

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A B -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D C -
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C D -



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR YENER 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,227 303,010 5 12 12 12 526

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 10,22 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,26 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,15 6,63 3,44

Matematik 15 11 2 10,33 69 10,04 6,92 3,42

Fen 15 12 3 11,00 73 11,63 8,90 5,25

Toplam: 75 63 10 59,67 80 56,48 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C D -
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C A -
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A B -
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A D -
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A B -
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE APAYDIN 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,392 303,010 8 22 22 22 1101

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,22 8,04 5,60

Tarih 10 7 2 6,33 63 8,26 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 5,98 5,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,15 6,63 3,44

Matematik 15 7 7 4,67 31 10,04 6,92 3,42

Fen 15 14 1 13,67 91 11,63 8,90 5,25

Toplam: 75 55 18 49,00 65 56,48 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C B -
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D A -
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D B -
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B  b
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D A -
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A B -
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D C -

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C D -
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A B -
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D B -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B D -
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A B -
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C D -
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D A -
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM KORKMAZ 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,638 303,010 3 10 10 10 488

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 10,22 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,26 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,18 5,98 5,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 9,15 6,63 3,44

Matematik 15 12 2 11,33 76 10,04 6,92 3,42

Fen 15 13 2 12,33 82 11,63 8,90 5,25

Toplam: 75 62 11 58,33 78 56,48 44,24 29,29

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B  b
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B C -
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A B -
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B C -
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C A -
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D B -
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D C -
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B C -

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B C -
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D B -
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AKÇAY 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
477,328 303,010 1 3 3 3 91

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 10,22 8,04 5,60

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,26 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,18 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,15 6,63 3,44

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,04 6,92 3,42

Fen 15 14 1 13,67 91 11,63 8,90 5,25

Toplam: 75 70 5 68,33 91 56,48 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D B -
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C D -
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C D -
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B C -
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TUNÇDEMİR 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
447,392 303,010 2 5 5 5 335

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 10,22 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,26 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,15 6,63 3,44

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,04 6,92 3,42

Fen 15 14 1 13,67 91 11,63 8,90 5,25

Toplam: 75 66 9 63,00 84 56,48 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A D -
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D C -
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D C -

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C A -
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A D -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C A -
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D C -
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BERK DOBURLU 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,542 303,010 6 17 17 17 776

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 10,22 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,26 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,18 5,98 5,23

İngilizce 10 8 1 7,67 77 9,15 6,63 3,44

Matematik 15 9 2 8,33 56 10,04 6,92 3,42

Fen 15 12 3 11,00 73 11,63 8,90 5,25

Toplam: 75 58 11 54,33 72 56,48 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C A -
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A  b
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D C -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A C -

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B A -
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A  b

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B D -

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C D -
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT AKAN 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,236 303,010 4 11 11 11 525

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 10,22 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,26 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,18 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,15 6,63 3,44

Matematik 15 12 3 11,00 73 10,04 6,92 3,42

Fen 15 13 2 12,33 82 11,63 8,90 5,25

Toplam: 75 63 12 59,00 79 56,48 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C A -
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A D -
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C B -
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D C -
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B D -
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A D -
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C A -
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C A -
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B A -
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AYDOĞAN 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,802 303,010 3 24 24 24 1131

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 2 9,33 62 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,83 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 6 0 6,00 60 4,72 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 8 2 7,33 49 6,06 6,92 3,42

Fen 15 10 3 9,00 60 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 54 7 51,67 69 37,31 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B  b
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A  b
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D A -
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C B -
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B  b

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D  b
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D  b
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C  b
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B D -
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D  b
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D B -
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A C -
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C D -
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA SELEK 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,556 303,010 10 47 47 47 3389

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,83 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 3 0 3,00 30 4,72 5,98 5,23

İngilizce 10 3 2 2,33 23 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 3 5 1,33 9 6,06 6,92 3,42

Fen 15 6 3 5,00 33 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 30 16 24,67 33 37,31 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A D -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A  b
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C B -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B  b
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A  b
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B D -
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D B -
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B  b
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D A -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A C -

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C  b
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D  b
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C  b
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C  b
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D  b
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A  b
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B  b
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C  b
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D B -
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B  b
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A D -

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A D -
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D B -
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C  b
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B  b
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B  b
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D  b
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C  b
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B  b
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D C -
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
10 [1] Elementlere örnek verir. A C -
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B  b
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ALEV 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,044 303,010 9 45 45 45 3302

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 3 6,00 40 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 8 0 8,00 80 7,83 7,76 6,35

İngilizce 10 3 4 1,67 17 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 7 4 5,67 38 6,06 6,92 3,42

Fen 15 3 1 2,67 18 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 28 12 24,00 32 37,31 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A  b
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C  b
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B  b
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C D -
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D  b
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A B -
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D  b
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C  b
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B  b
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C B -
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B D -
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B  b
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C B -
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B  b
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A D -
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D A -
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A D -
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B  b
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C D -
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B D -

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C  b
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D  b
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B  b
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B  b
8 [1] Enerji Dönüşümleri A  b
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A  b
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D  b
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN APAYDIN 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,135 303,010 12 53 53 53 4709

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,83 7,76 6,35

İngilizce 10 5 2 4,33 43 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 6 4 4,67 31 6,06 6,92 3,42

Fen 15 4 9 1,00 7 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 26 27 17,00 23 37,31 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C A -
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D C -
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D C -
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A D -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D A -
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C B -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B C -
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D C -
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B  b
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C  b
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A C -

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C A -
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B  b
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B A -
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D C -
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C A -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A D -
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B  b
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B  b
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A D -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C D -
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B D -
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D B -
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A C -
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D B -
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A B -
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C A -
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK KONUŞKAN 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,924 303,010 2 23 23 23 1128

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,83 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 0 2 -0,67 -7 4,72 5,98 5,23

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 12 3 11,00 73 6,06 6,92 3,42

Fen 15 13 2 12,33 82 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 51 16 45,67 61 37,31 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A C -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C A -
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B C -
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D B -
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B D -
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A C -

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C B -
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D  b
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C A -
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C  b
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B  b
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D  b
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B  b
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A  b
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C D -
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B D -
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C A -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D A -
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B A -
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN BAYRAK 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,842 303,010 1 21 21 21 1031

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,83 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,72 5,98 5,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 13 1 12,67 84 6,06 6,92 3,42

Fen 15 9 4 7,67 51 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 56 15 51,00 68 37,31 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C  b
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A C -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B D -
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D B -
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D A -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B D -
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A D -

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C D -
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A  b
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B A -
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A B -
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C A -



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN UĞURLUEL 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,322 303,010 4 26 26 26 1415

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 0 13,00 87 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,83 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,72 5,98 5,23

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 7 6 5,00 33 6,06 6,92 3,42

Fen 15 7 4 5,67 38 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 51 14 46,33 62 37,31 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A  b
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D  b
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B A -
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D C -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D B -
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A B -
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C B -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A D -
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B D -

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D  b
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B C -
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D  b
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A C -
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
10 [1] Elementlere örnek verir. A  b
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C B -



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TÜZÜNER 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,158 303,010 6 31 31 31 1787

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 3 7,00 47 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,83 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,72 5,98 5,23

İngilizce 10 6 0 6,00 60 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 3 3 2,00 13 6,06 6,92 3,42

Fen 15 11 2 10,33 69 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 47 8 44,33 59 37,31 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C D -
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A  b
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D  b
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A D -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D  b
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B  b
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B  b
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B  b
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C  b
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B  b
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A D -
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D  b
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C A -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A D -
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B  b
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B  b
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D  b
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C D -



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÜŞENMEZ 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,600 303,010 8 39 39 39 2100

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,83 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,72 5,98 5,23

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 7 2 6,33 42 6,06 6,92 3,42

Fen 15 8 7 5,67 38 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 45 22 37,67 50 37,31 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C B -
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A B -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C D -
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D  b
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B C -

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B A -
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D C -
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C A -
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A D -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C D -
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B C -
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B A -
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C D -
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D B -
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B A -

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C A -
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A B -
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A C -
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
13 [1] Elementlere örnek verir. A D -
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C A -
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN EMİN POLAT 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,780 303,010 11 48 48 48 3441

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,83 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,72 5,98 5,23

İngilizce 10 1 2 0,33 3 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 5 9 2,00 13 6,06 6,92 3,42

Fen 15 7 7 4,67 31 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 37 28 27,67 37 37,31 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A B -
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A C -
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C D -
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C D -
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B C -
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A C -
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D  b
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B A -

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C D -
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C B -
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B  b
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A  b
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B  b
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D A -
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B  b
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A  b
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A C -
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D C -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D A -
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B C -
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B D -
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C D -
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C B -
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C D -
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A D -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D A -
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B C -
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B D -
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
13 [1] Elementlere örnek verir. A C -
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHİR EFE AKAN 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,978 303,010 7 33 33 33 1932

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,83 7,76 6,35

İngilizce 10 7 1 6,67 67 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 12 2 11,33 76 6,06 6,92 3,42

Fen 15 8 4 6,67 44 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 42 15 37,00 49 37,31 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D C -
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A C -
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C  b
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C A -
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D  b
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D A -
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B D -
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B D -
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B  b
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D A -

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D A -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D A -
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C A -
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A  b
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D A -
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A B -
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C A -



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TUĞSEM GÜRBÜZ 0 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,175 303,010 5 29 29 29 1702

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 12 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,83 8,04 5,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,83 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,72 5,98 5,23

İngilizce 10 3 3 2,00 20 5,17 6,63 3,44

Matematik 15 4 2 3,33 22 6,06 6,92 3,42

Fen 15 11 4 9,67 64 6,70 8,90 5,25

Toplam: 75 46 16 40,67 54 37,31 44,24 29,29

100

0

20

40

60

80
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D A -
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C B -
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D B -
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C  b
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B  b
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D C -
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C A -
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B D -
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A  b
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A  b
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B  b
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D B -
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B  b

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C D -
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D A -
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D A -
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AKBULUT 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,151 303,010 7 38 38 38 2046

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,96 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,22 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,74 5,98 5,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,78 6,63 3,44

Matematik 15 7 6 5,00 33 6,63 6,92 3,42

Fen 15 10 5 8,33 56 10,70 8,90 5,25

Toplam: 75 47 26 38,33 51 48,04 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A C -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B A -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D A -
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B D -
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C A -
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A C -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A B -
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A C -

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B C -
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D A -
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A D -

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A B -
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D B -
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C B -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D B -
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A D -
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A B -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B A -
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A C -
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B A -
10 [1] Elementlere örnek verir. A B -
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN POLAT 1 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,679 303,010 4 30 30 30 1766

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,96 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,22 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,74 5,98 5,23

İngilizce 10 3 4 1,67 17 7,78 6,63 3,44

Matematik 15 9 4 7,67 51 6,63 6,92 3,42

Fen 15 12 3 11,00 73 10,70 8,90 5,25

Toplam: 75 47 22 39,67 53 48,04 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C B -
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D B -
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C B -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D C -
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B D -

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B C -
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C  b
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A C -
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B C -
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C B -
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D  b
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B D -
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B D -
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B D -
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D C -
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B D -

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A D -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B A -
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR AYDEMİR 21307 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,820 303,010 5 32 32 32 1888

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,96 8,04 5,60

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,22 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,74 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,78 6,63 3,44

Matematik 15 7 6 5,00 33 6,63 6,92 3,42

Fen 15 9 6 7,00 47 10,70 8,90 5,25

Toplam: 75 51 22 43,67 58 48,04 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A D -
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D A -
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C B -
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A D -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A D -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C D -
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A B -
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D C -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D B -
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D B -
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D A -
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D A -
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B C -
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B C -
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B D -
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR NİŞLİ 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,968 303,010 8 41 41 41 2256

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,96 8,04 5,60

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,22 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,74 5,98 5,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,78 6,63 3,44

Matematik 15 6 5 4,33 29 6,63 6,92 3,42

Fen 15 10 3 9,00 60 10,70 8,90 5,25

Toplam: 75 45 23 37,33 50 48,04 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A  b
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B A -
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D C -
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A D -
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D B -
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C D -
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B A -
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D B -
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D C -

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C A -
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A C -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A D -
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D A -

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D C -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C B -
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B A -
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A  b
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B  b
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A B -
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D B -
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HAKTANIR 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
489,639 303,010 1 1 1 1 19

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,96 8,04 5,60

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,22 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,74 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,78 6,63 3,44

Matematik 15 14 1 13,67 91 6,63 6,92 3,42

Fen 15 15 0 15,00 100 10,70 8,90 5,25

Toplam: 75 73 2 72,33 96 48,04 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D A -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B B +
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ŞEVİK 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,329 303,010 2 6 6 6 341

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,96 8,04 5,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,22 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,74 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,78 6,63 3,44

Matematik 15 12 2 11,33 76 6,63 6,92 3,42

Fen 15 15 0 15,00 100 10,70 8,90 5,25

Toplam: 75 65 9 62,00 83 48,04 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A C -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C B -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B C -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D C -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A B -
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A D -
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B C -
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B B +
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA NAZ HANGÜL 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,253 303,010 3 14 14 14 617

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,96 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,22 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,74 5,98 5,23

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,78 6,63 3,44

Matematik 15 7 4 5,67 38 6,63 6,92 3,42

Fen 15 14 1 13,67 91 10,70 8,90 5,25

Toplam: 75 62 9 59,00 79 48,04 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D A -
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B C -
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A  b
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C B -
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B C -
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B D -

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B A -
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DEMİREL 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,641 303,010 6 34 34 34 1992

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,96 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,22 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,74 5,98 5,23

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,78 6,63 3,44

Matematik 15 6 7 3,67 24 6,63 6,92 3,42

Fen 15 12 3 11,00 73 10,70 8,90 5,25

Toplam: 75 49 23 41,33 55 48,04 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D C -
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C A -
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B A -
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D A -
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D B -
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B D -
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B A -
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A D -
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D A -

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A B -
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D B -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A D -
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C B -
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D B -
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B A -
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A C -
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B A -
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ ERSİN 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,191 303,010 9 42 42 42 2380

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 9 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 7,96 8,04 5,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,22 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,74 5,98 5,23

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,78 6,63 3,44

Matematik 15 5 5 3,33 22 6,63 6,92 3,42

Fen 15 8 5 6,33 42 10,70 8,90 5,25

Toplam: 75 45 19 38,67 52 48,04 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C A -
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D  b
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C B -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B C -
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D A -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C D -
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A B -
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C D -
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D B -
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D B -
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C  b
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B  b
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D A -
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D B -
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B C -
12 [1] Enerji Dönüşümleri A B -
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KORKMAZ 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,453 303,010 4 44 44 44 3198

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 10 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 5,13 8,04 5,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,70 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 2,77 5,98 5,23

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,77 6,63 3,44

Matematik 15 3 8 0,33 2 2,56 6,92 3,42

Fen 15 7 6 5,00 33 5,07 8,90 5,25

Toplam: 75 40 25 31,67 42 24,00 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A C -
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C  b
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B D -
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D B -
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D  b
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B A -
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D C -
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C B -
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B C -
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B C -
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C C +
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C B -
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D B -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B D -
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A B -
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B C -
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D C -
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C  b
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D A -
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B D -
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B  b
8 [1] Enerji Dönüşümleri A C -
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B C -
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C D -



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL TÜRKAN 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,603 303,010 10 55 55 55 5435

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 10 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 4 3,67 24 5,13 8,04 5,60

Tarih 10 3 4 1,67 17 5,70 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 2,77 5,98 5,23

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 2,77 6,63 3,44

Matematik 15 1 4 -0,33 -2 2,56 6,92 3,42

Fen 15 1 4 -0,33 -2 5,07 8,90 5,25

Toplam: 75 16 21 9,00 12 24,00 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D C -
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A  b
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D  b
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A  b
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D  b
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C A -
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D  b
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B  b
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A C -
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B D -
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B  b
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D A -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D  b
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C  b
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A C -

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C  b
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C A -
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D C -
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A B -

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B  b
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C D -
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C  b
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D C -
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A  b
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B  b
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B  b
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A  b

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D C -
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A C -
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A C -
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D  b
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D  b
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C  b
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A  b
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B  b
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B  b
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D C -
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B C -
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B  b
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D  b
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A  b
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D  b
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
10 [1] Elementlere örnek verir. A D -
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B  b
12 [1] Enerji Dönüşümleri A  b
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C  b
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU AKSÖZ 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,336 303,010 2 37 37 37 2040

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 10 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 5,13 8,04 5,60

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,70 7,76 6,35

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,77 6,63 3,44

Matematik 15 10 2 9,33 62 2,56 6,92 3,42

Fen 15 8 3 7,00 47 5,07 8,90 5,25

Toplam: 75 39 17 33,33 44 24,00 44,24 29,29
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TÜR TAR İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A B -
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A C -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C  b
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D B -
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B  b
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D A -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C D -
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C D -
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D B -
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B D -
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C B -
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D A -
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D B -
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A  b
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A  b
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C A -
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D  b
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A D -
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B D -
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU BARSLIER 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,920 303,010 1 36 36 36 2023

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 10 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 5,13 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,70 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 2,77 5,98 5,23

İngilizce 10 6 1 5,67 57 2,77 6,63 3,44

Matematik 15 2 2 1,33 9 2,56 6,92 3,42

Fen 15 10 2 9,33 62 5,07 8,90 5,25

Toplam: 75 44 10 40,67 54 24,00 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D C -
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C  b
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D  b
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A  b
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B D -
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D D +
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C C +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A D -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B  b
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B  b
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D C -

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A  b
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C  b
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B  b

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A  b
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D D +
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B D -
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A C -
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D  b
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YAŞAYAN 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,070 303,010 5 46 46 46 3376

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 10 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 4 5,67 38 5,13 8,04 5,60

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,70 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,77 5,98 5,23

İngilizce 10 2 0 2,00 20 2,77 6,63 3,44

Matematik 15 2 5 0,33 2 2,56 6,92 3,42

Fen 15 9 1 8,67 58 5,07 8,90 5,25

Toplam: 75 30 20 23,33 31 24,00 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C  b
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D  b
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A  b
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D  b
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B C -

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B D -
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C D -
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D A -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C * -
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B A -
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D B -
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B A -
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A C -
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A D -

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B  b
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C  b
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A  b
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B  b
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B  b
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A  b

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C A -
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A B -
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D B -
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D B -
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C A -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A  b
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B  b
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A A +
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C  b
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D  b
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A  b
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B A -
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TAŞER 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,269 303,010 9 54 54 54 5219

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 10 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 6 1,00 7 5,13 8,04 5,60

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,70 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 0 1 -0,33 -3 2,77 5,98 5,23

İngilizce 10 4 1 3,67 37 2,77 6,63 3,44

Matematik 15 1 2 0,33 2 2,56 6,92 3,42

Fen 15 4 3 3,00 20 5,07 8,90 5,25

Toplam: 75 17 16 11,67 16 24,00 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C  b
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B D -
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C D -
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B C -
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D  b
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A  b
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D  b
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C A -
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D  b
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B  b

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C D -
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B  b
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D A -
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C D -
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D  b

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C  b
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B  b
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D  b
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C  b
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D  b
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C  b
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A  b
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B D -

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B  b
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B  b
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D B -
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B  b
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C  b
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D  b
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B C -
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A  b
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B  b
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C  b
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B  b

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A  b
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D  b
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B C -
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Enerji Dönüşümleri A  b
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D C -
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
13 [1] Elementlere örnek verir. A  b
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE NİSA SAV* ÇI 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,139 303,010 3 43 43 43 2803

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 10 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 5,13 8,04 5,60

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,70 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,77 5,98 5,23

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,77 6,63 3,44

Matematik 15 5 8 2,33 16 2,56 6,92 3,42

Fen 15 7 6 5,00 33 5,07 8,90 5,25

Toplam: 75 37 30 27,00 36 24,00 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A A +
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D A -
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A C -
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D D +
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B C -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A A +
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D D +
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B  b
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B D -
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D A -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D A -
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C  b
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D  b
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A A +

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C A -
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C D -
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D B -
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B A -
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C B -
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D D +
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A  b
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B A -
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C D -
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A B -

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A B -
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A D -
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B D -
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D C -
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C C +
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D B -
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A  b
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B A -
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B D -

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A B -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B A -
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B D -
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D A -
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A B -
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D C -
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
10 [1] Elementlere örnek verir. A  b
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B B +
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D D +
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED     AKBULUT 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,571 303,010 6 49 49 49 3720

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 10 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 5,13 8,04 5,60

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,70 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,77 5,98 5,23

İngilizce 10 3 3 2,00 20 2,77 6,63 3,44

Matematik 15 9 6 7,00 47 2,56 6,92 3,42

Fen 15 5 7 2,67 18 5,07 8,90 5,25

Toplam: 75 33 33 22,00 29 24,00 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C C +
2 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
3 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A B -
4 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A A +
5 [1] Yazma stratejilerini uygular. D C -
6 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A  b
7 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D B -
8 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
9 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B C -
10 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
11 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C A -
12 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
13 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D B -
14 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B C -
15 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +

Sözel (TAR)   ( B Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
2 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
3 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
4 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B B +
5 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D A -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
7 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D B -
8 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C  b
9 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
10 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A C -

Sözel (DİN)   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C C +
2 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D C -
3 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C B -
4 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
5 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
6 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B D -
8 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A C -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
10 [1] Haccın yapılışını özetler. A B -

Sözel (İNG)   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B B +
2 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
3 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C D -
4 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D A -
5 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A B -
6 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B  b
7 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B B +
8 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
9 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D  b
10 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A  b

Sayısal (MAT)   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
2 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A A +
3 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
4 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
5 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D B -
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B B +
7 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D C -
8 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D A -
9 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C B -
10 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D D +
11 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A C -
12 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B B +
13 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +
14 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C C +
15 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B D -

Sayısal (FEN)   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D  b
2 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A C -
3 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C D -
4 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B B +
5 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B A -
6 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D B -
7 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A C -
8 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
9 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
10 [1] Elementlere örnek verir. A A +
11 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B C -
12 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
13 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D B -
14 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C C +
15 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜRÜVVET ARAPOĞLU 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,239 303,010 7 50 50 50 3733

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 10 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 2 5,33 36 5,13 8,04 5,60

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,70 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 1 0 1,00 10 2,77 5,98 5,23

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,77 6,63 3,44

Matematik 15 1 2 0,33 2 2,56 6,92 3,42

Fen 15 6 3 5,00 33 5,07 8,90 5,25

Toplam: 75 28 12 24,00 32 24,00 44,24 29,29
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A C -
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A  b
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C  b
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A  b
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D  b
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A  b
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D  b
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C  b
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D A -
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B B +

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C C +
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D D +
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A C -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B A -
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D D +
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C  b
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B  b
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D  b
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C  b
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D  b
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C  b
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A  b
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A A +
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B  b

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C C +
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C C +
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B D -
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A A +
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B B +
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D B -
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B D -
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A A +
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D D +

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C C +
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A  b
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D A -
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D  b
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B  b
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A  b
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B  b
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D B -
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C  b
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B  b
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B  b

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D D +
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A D -
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D  b
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B D -
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B  b
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B  b
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D  b
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B C -
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C  b
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

MANİSA / ŞEHZADELER / ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZİRE ÇELTIK 0 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,835 303,010 8 51 51 51 3855

Puanı Hesaplanan: 55 55 55 6565

Katılımlar: 10 55 55 55 6589

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 5,13 8,04 5,60

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,70 7,76 6,35

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 2,77 5,98 5,23

İngilizce 10 0 9 -3,00 -30 2,77 6,63 3,44

Matematik 15 6 4 4,67 31 2,56 6,92 3,42

Fen 15 7 5 5,33 36 5,07 8,90 5,25

Toplam: 75 28 32 17,33 23 24,00 44,24 29,29
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D C -
2 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A  b
3 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A D -
4 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C D -
5 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B B +
6 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A D -
7 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C C +
8 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B B +
9 [1] Yazma stratejilerini uygular. D D +
10 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. A A +
11 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D A -
12 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C D -
13 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B B +
14 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D B -
15 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. B D -

Sözel (TAR)   ( A Kitapçığı )

Tarih DC ÖC ?

1 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B B +
2 [1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.A A +
3 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. C  b
4 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D C -
5 [1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.A C -
6 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. C C +
7 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B  b
8 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. D C -
9 [1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.C C +
10 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. D D +

Sözel (DİN)   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C C +
2 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B B +
3 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. D D +
4 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C  b
5 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. D B -
6 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. C  b
7 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. A D -
8 [1] Haccın yapılışını özetler. A B -
9 [1] Haccın yapılışını özetler. A  b
10 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. B B +

Sözel (İNG)   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 [1] Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. C D -
2 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. C B -
3 [1] Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. B C -
4 [1] Students will be able to understand past and present events in oral texts. A C -
5 [1] Students will be able to ask questions about preferences of other people. B D -
6 [1] Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. D A -
7 [1] Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. C  b
8 [1] Students will be able to understand short and simple texts on sports. B A -
9 [1] Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. A D -
10 [1] Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. D B -

Sayısal (MAT)   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. C  b
2 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. A A +
3 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D D +
4 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A  b
5 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D D +
6 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. D  b
7 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. B C -
8 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. A A +
9 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B C -
10 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D D +
11 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.C  b
12 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. D C -
13 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. C  b
14 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. B C -
15 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. B B +

Sayısal (FEN)   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C C +
2 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D B -
3 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A  b
4 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D C -
5 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B D -
6 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. B B +
7 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü örneklerle açıklar. B  b
8 [1] Enerji Dönüşümleri A A +
9 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. D C -
10 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A A +
11 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. D D +
12 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B  b
13 [1] Elementlere örnek verir. A A +
14 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. C C +
15 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C B -



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 6589

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D   

9

%16,36

46

%83,64
  

Doğru (%83,64)

Yanlış (%16,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. A
34

%61,82

2

%3,64

17

%30,91
 

2

%3,64
 

Doğru (%61,82)

Yanlış (%34,55)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A
26

%47,27

12

%21,82

6

%10,91

4

%7,27

7

%12,73
 

Doğru (%47,27)

Yanlış (%40,00)

Boş (%12,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. C
4

%7,27

7

%12,73

31

%56,36

4

%7,27

9

%16,36
 

Doğru (%56,36)

Yanlış (%27,27)

Boş (%16,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. B
5

%9,09

27

%49,09

3

%5,45

16

%29,09

4

%7,27
 

Doğru (%49,09)

Yanlış (%43,64)

Boş (%7,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A
30

%54,55

4

%7,27
 

19

%34,55

2

%3,64
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%41,82)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki hikâye unsurlarını belirler. C
5

%9,09
 

46

%83,64

4

%7,27
  

Doğru (%83,64)

Yanlış (%16,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B  
46

%83,64

6

%10,91

3

%5,45
  

Doğru (%83,64)

Yanlış (%16,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazma stratejilerini uygular. D
3

%5,45

7

%12,73

6

%10,91

28

%50,91

11

%20,00
 

Doğru (%50,91)

Yanlış (%29,09)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz
okur. A

27

%49,09

1

%1,82

9

%16,36

10

%18,18

8

%14,55
 

Doğru (%49,09)

Yanlış (%36,36)

Boş (%14,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. D
7

%12,73

5

%9,09
 

33

%60,00

10

%18,18
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%21,82)

Boş (%18,18)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 6589

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C

1

%1,82

10

%18,18

30

%54,55

12

%21,82

2

%3,64
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%41,82)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B  
53

%96,36

1

%1,82

1

%1,82
  

Doğru (%96,36)

Yanlış (%3,64)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. D
4

%7,27

8

%14,55

3

%5,45

37

%67,27

3

%5,45
 

Doğru (%67,27)

Yanlış (%27,27)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. B

2

%3,64

28

%50,91

2

%3,64

17

%30,91

6

%10,91
 

Doğru (%50,91)

Yanlış (%38,18)

Boş (%10,91)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz
ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. B  

50

%90,91
 

5

%9,09
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu
ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve
ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

A
53

%96,36
 

1

%1,82
 

1

%1,82
 

Doğru (%96,36)

Yanlış (%1,82)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler
üzerinden analiz eder. C   

41

%74,55

7

%12,73

7

%12,73
 

Doğru (%74,55)

Yanlış (%12,73)

Boş (%12,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden
hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. D  

1

%1,82

1

%1,82

51

%92,73

1

%1,82

1

%1,82

Doğru (%92,73)

Yanlış (%5,45)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Temel haklardan yerleşme ve seyahat
özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak
olumsuz durumlara örnekler gösterir.

A
46

%83,64
 

8

%14,55
 

1

%1,82
 

Doğru (%83,64)

Yanlış (%14,55)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve
sonuçlarını tartışır. C  

1

%1,82

52

%94,55

2

%3,64
  

Doğru (%94,55)

Yanlış (%5,45)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı
Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. B

6

%10,91

25

%45,45

6

%10,91

7

%12,73

11

%20,00
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%34,55)

Boş (%20,00)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 6589

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler
verir. D

10

%18,18

3

%5,45

8

%14,55

34

%61,82
  

Doğru (%61,82)

Yanlış (%38,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze,
yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda
bulunur.

C   
53

%96,36

2

%3,64
  

Doğru (%96,36)

Yanlış (%3,64)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü
tartışır. D

1

%1,82

3

%5,45

2

%3,64

47

%85,45

2

%3,64
 

Doğru (%85,45)

Yanlış (%10,91)

Boş (%3,64)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve
dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C

8

%15,69
 

38

%74,51
 

5

%9,80
 

Doğru (%74,51)

Yanlış (%15,69)

Boş (%9,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. B
1

%1,96

46

%90,20
  

4

%7,84
 

Doğru (%90,20)

Yanlış (%1,96)

Boş (%7,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile
ahiret inancı arasında ilişki kurar. D  

3

%5,88

1

%1,96

42

%82,35

5

%9,80
 

Doğru (%82,35)

Yanlış (%7,84)

Boş (%9,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Nâs suresini okur, anlamını söyler. C
1

%1,96

2

%3,92

43

%84,31

1

%1,96

4

%7,84
 

Doğru (%84,31)

Yanlış (%7,84)

Boş (%7,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi
yorumlar. D

9

%17,65

5

%9,80

5

%9,80

27

%52,94

5

%9,80
 

Doğru (%52,94)

Yanlış (%37,25)

Boş (%9,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler
ışığında yorumlar. C

2

%3,92

2

%3,92

39

%76,47

1

%1,96

6

%11,76

1

%1,96

Doğru (%76,47)

Yanlış (%11,76)

Boş (%11,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle
açıklar. A

19

%37,25

17

%33,33

3

%5,88

8

%15,69

4

%7,84
 

Doğru (%37,25)

Yanlış (%54,90)

Boş (%7,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Haccın yapılışını özetler. A
35

%68,63

5

%9,80

4

%7,84

2

%3,92

5

%9,80
 

Doğru (%68,63)

Yanlış (%21,57)

Boş (%9,80)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 6589

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Haccın yapılışını özetler. A
28

%54,90

5

%9,80

3

%5,88

4

%7,84

11

%21,57
 

Doğru (%54,90)

Yanlış (%23,53)

Boş (%21,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle
açıklar. B

1

%1,96

44

%86,27
 

3

%5,88

3

%5,88
 

Doğru (%86,27)

Yanlış (%7,84)

Boş (%5,88)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to recognize specific
information in oral texts dealing with past events and
dates.

C  
2

%3,64

45

%81,82

4

%7,27

4

%7,27
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%10,91)

Boş (%7,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to ask questions about
preferences of other people. C

1

%1,82

5

%9,09

46

%83,64

2

%3,64

1

%1,82
 

Doğru (%83,64)

Yanlış (%14,55)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about other people's
appearances and personalities. B

2

%3,64

37

%67,27

4

%7,27

4

%7,27

8

%14,55
 

Doğru (%67,27)

Yanlış (%18,18)

Boş (%14,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand past and
present events in oral texts. A

47

%85,45

1

%1,82

2

%3,64
 

5

%9,09
 

Doğru (%85,45)

Yanlış (%5,45)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to ask questions about
preferences of other people. B

1

%1,82

36

%65,45

2

%3,64

6

%10,91

10

%18,18
 

Doğru (%65,45)

Yanlış (%16,36)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to spot the names of wild
animals in simple texts. D

4

%7,27

4

%7,27

2

%3,64

44

%80,00

1

%1,82
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand simple texts
about daily routines and preferences. C

3

%5,45

2

%3,64

32

%58,18

3

%5,45

15

%27,27
 

Doğru (%58,18)

Yanlış (%14,55)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts on sports. B

4

%7,27

37

%67,27

3

%5,45

3

%5,45

8

%14,55
 

Doğru (%67,27)

Yanlış (%18,18)

Boş (%14,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to identify the names of wild
animals in simple oral texts. A

39

%70,91

1

%1,82
 

8

%14,55

7

%12,73
 

Doğru (%70,91)

Yanlış (%16,36)

Boş (%12,73)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 6589

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to spot specific information
about names and dates in past events in written texts. D

7

%12,73

3

%5,45

2

%3,64

30

%54,55

13

%23,64
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%21,82)

Boş (%23,64)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. C

15

%27,27

1

%1,82

34

%61,82

3

%5,45

2

%3,64
 

Doğru (%61,82)

Yanlış (%34,55)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. A

33

%60,00

3

%5,45

2

%3,64

6

%10,91

11

%20,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. D
4

%7,27

2

%3,64

1

%1,82

46

%83,64

2

%3,64
 

Doğru (%83,64)

Yanlış (%12,73)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. A
23

%41,82

11

%20,00

3

%5,45

4

%7,27

14

%25,45
 

Doğru (%41,82)

Yanlış (%32,73)

Boş (%25,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. D
3

%5,45

8

%14,55

8

%14,55

31

%56,36

5

%9,09
 

Doğru (%56,36)

Yanlış (%34,55)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer. D

3

%5,45

2

%3,64

5

%9,09

26

%47,27

19

%34,55
 

Doğru (%47,27)

Yanlış (%18,18)

Boş (%34,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer. B  

20

%36,36

3

%5,45

7

%12,73

25

%45,45
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%18,18)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri
yapar. A

32

%58,18

4

%7,27

1

%1,82

8

%14,55

10

%18,18
 

Doğru (%58,18)

Yanlış (%23,64)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B
1

%1,82

38

%69,09

4

%7,27

2

%3,64

10

%18,18
 

Doğru (%69,09)

Yanlış (%12,73)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı
harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D

2

%3,64

9

%16,36

3

%5,45

40

%72,73

1

%1,82
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%25,45)

Boş (%1,82)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 6589

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve
verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci
dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.

C
10

%18,18

6

%10,91

19

%34,55

10

%18,18

10

%18,18
 

Doğru (%34,55)

Yanlış (%47,27)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı
gerektiren problemleri çözer. D

2

%3,64

5

%9,09

7

%12,73

20

%36,36

21

%38,18
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%25,45)

Boş (%38,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı
gerektiren problemleri çözer. C  

3

%5,45

24

%43,64

4

%7,27

24

%43,64
 

Doğru (%43,64)

Yanlış (%12,73)

Boş (%43,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde
diğerini bulur. B

4

%7,27

20

%36,36

3

%5,45

8

%14,55

20

%36,36
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%27,27)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade
eder. B

3

%5,45

40

%72,73

1

%1,82

2

%3,64

9

%16,36
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%10,91)

Boş (%16,36)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri C
4

%7,27

1

%1,82

42

%76,36

5

%9,09

3

%5,45
 

Doğru (%76,36)

Yanlış (%18,18)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dokuların hücrelerden oluştuğunu belirtir. D  
13

%23,64

2

%3,64

35

%63,64

5

%9,09
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%27,27)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. A
21

%38,18

6

%10,91

14

%25,45

6

%10,91

8

%14,55
 

Doğru (%38,18)

Yanlış (%47,27)

Boş (%14,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. D
9

%16,36

4

%7,27

4

%7,27

31

%56,36

7

%12,73
 

Doğru (%56,36)

Yanlış (%30,91)

Boş (%12,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Günlük hayatta hangi durumlarda fiziksel anlamda
iş yapıldığı ya da yapılmadığı ile ilgili örnekler verir. B

3

%5,45

40

%72,73

4

%7,27

6

%10,91

2

%3,64
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%23,64)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki
etkisini örneklerle açıklar. B

1

%1,82

44

%80,00

5

%9,09

1

%1,82

4

%7,27
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%12,73)

Boş (%7,27)



KURUM SORU ANALİZİ

ÖZEL KEP ÇINAR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU
MANİSA / ŞEHZADELER SONUÇ YAYINLARI - 7. SINIF 2.DENEME 2023-2024

Okul İlçe İl Genel

55 55 55 6589

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin dönüştüğünü
örneklerle açıklar. B  

43

%78,18

3

%5,45

2

%3,64

7

%12,73
 

Doğru (%78,18)

Yanlış (%9,09)

Boş (%12,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Enerji Dönüşümleri A
39

%70,91

9

%16,36

4

%7,27
 

3

%5,45
 

Doğru (%70,91)

Yanlış (%23,64)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını
söyler. D

3

%5,45

2

%3,64

1

%1,82

37

%67,27

12

%21,82
 

Doğru (%67,27)

Yanlış (%10,91)

Boş (%21,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili
düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. A

39

%70,91

1

%1,82

10

%18,18

1

%1,82

4

%7,27
 

Doğru (%70,91)

Yanlış (%21,82)

Boş (%7,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül
oluşturacağını ifade eder. D

5

%9,09

2

%3,64

4

%7,27

40

%72,73

4

%7,27
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%20,00)

Boş (%7,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. B
9

%16,36

19

%34,55

3

%5,45

12

%21,82

12

%21,82
 

Doğru (%34,55)

Yanlış (%43,64)

Boş (%21,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Elementlere örnek verir. A
46

%83,64

2

%3,64

2

%3,64

2

%3,64

3

%5,45
 

Doğru (%83,64)

Yanlış (%10,91)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak
belirler. C

2

%3,64

4

%7,27

30

%54,55

4

%7,27

15

%27,27
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%18,18)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Karışımların ayrılması için kullanılabilecek
yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. C

3

%5,45

1

%1,82

44

%80,00

2

%3,64

5

%9,09
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%10,91)

Boş (%9,09)
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