
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 43 252 853 25735

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,11 5 4 3,67 4 5 2,74 4 4 2,27 5 8 2,30 6 10 2,33 34 39 20,42 177,540

Okul Ortalaması 15 4 14,14 7 3 6,14 1 1 0,34 5 4 4,09 8 5 6,33 10 7 7,13 46 23 38,17 271,660

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP OKUDUCU 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 18 2 17,33 74 6 72,00 438,840 1 1 3 7 60
% 0,23

2 0 YAĞMUR ÖKSÜZ 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 71 9 68,00 435,907 2 2 4 8 64
% 0,25

3 0 MİNE KOÇAK 8A 18 1 17,67 10 0 10,00 7 3 6,00 15 4 13,67 14 5 12,33 64 13 59,67 378,090 3 3 12 34 417
% 1,62

4 0 YAĞMUR E*İN  ALTUN 8A 18 2 17,33 6 4 4,67 7 3 6,00 15 4 13,67 14 5 12,33 60 18 54,00 366,827 4 4 13 41 537
% 2,09

5 0 ECE YÜKSEL 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 7 2 6,33 12 5 10,33 12 4 10,67 59 13 54,67 350,073 5 5 15 57 763
% 2,96

6 0 BERRA ZEYNEP OFLU 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 8 1 7,67 12 4 10,67 14 4 12,67 60 13 55,68 348,770 6 6 16 58 791
% 3,07

7 0 BELİNAY ŞENER 8B 15 5 13,33 7 3 6,00 6 3 5,00 12 4 10,67 13 5 11,33 53 20 46,33 321,757 1 7 26 95 1329
% 5,16

8 0 KAYRA KARATAŞ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 6 4 4,67 12 8 9,33 11 9 8,00 55 25 46,67 311,667 7 8 31 113 1595
% 6,20

9 0 RAHMAN EGE KARASU8A 17 3 16,00 0 1 -0,33 7 3 6,00 11 7 8,67 13 6 11,00 48 20 41,34 310,777 8 9 32 116 1620
% 6,29

10 0 YEKTA 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 11 6 9,00 10 9 7,00 52 24 44,00 301,900 2 10 38 133 1888
% 7,34

11 0 FATMA NUR ERYOLDAŞ8 16 4 14,67 9 0 9,00 4 4 2,67 11 3 10,00 8 4 6,67 48 15 43,01 298,267 1 11 40 143 2010
% 7,81

12 0 ZEKİ AKYOL 8C 13 5 11,33 9 1 8,67 4 5 2,33 13 2 12,33 9 6 7,00 48 19 41,66 297,570 1 12 41 145 2031
% 7,89

13 0 BUSE BİNİCİ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 10 5,67 13 7 10,67 53 26 44,33 292,437 9 13 46 157 2198
% 8,54

14 0 AYBARS ÇETİN 8B 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 12 5 10,33 7 10 3,67 52 22 44,66 288,720 3 14 47 163 2327
% 9,04

15 0 TURGUT EFE DİNÇ 8B 16 3 15,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 7 3,67 13 6 11,00 51 20 44,34 288,563 4 15 48 164 2331
% 9,06

16 0 ÖZÜM ÇEÇEN 8C 19 0 19,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 8 2,33 11 8 8,33 52 19 45,66 288,497 2 16 49 165 2334
% 9,07

17 0 AYŞEGÜL ŞAHİN 8A 17 2 16,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 9 7,00 10 10 6,67 50 28 40,66 285,233 10 17 53 175 2448
% 9,51

18 0 ÇAĞAN YILDIRIM 8B 15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 6 3,00 12 6 10,00 49 19 42,67 275,627 5 18 59 194 2795
% 11

19 0 MERT 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 6 3,00 15 5 13,33 47 24 39,00 270,837 6 19 64 210 3024
% 12

20 0 GÖRKEMYAĞIZ ESER  17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 11 5,33 7 8 4,33 48 27 38,99 265,177 1 20 70 225 3287
% 13

21 0 DENİZ KOCABIYIK 8B 15 4 13,67 6 3 5,00 4 3 3,00 8 5 6,33 8 7 5,67 41 22 33,67 257,013 7 21 75 246 3709
% 14

22 0 ESİLA AVCI 8B 17 3 16,00 7 2 6,33 1 0 1,00 6 4 4,67 6 8 3,33 9 10 5,67 46 27 37,00 256,537 8 22 76 248 3734
% 15

23 0 EYLÜL MİNA ÇETİN 8D 11 8 8,33 6 2 5,33 2 3 1,00 10 1 9,67 9 6 7,00 38 20 31,33 256,187 1 23 77 250 3749
% 15

24 0 MEYRA ASYA SOYSAL 8C 17 3 16,00 4 6 2,00 5 5 3,33 10 8 7,33 7 12 3,00 43 34 31,66 255,597 3 24 78 252 3783
% 15

25 0 ÇAĞAN YILDIZ 8B 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 10 4,67 9 11 5,33 47 31 36,67 253,967 9 25 79 255 3868
% 15

26 0 IRMAK SADEER 8D 15 5 13,33 6 4 4,67 5 5 3,33 8 6 6,00 8 10 4,67 42 30 32,00 247,653 2 26 85 269 4223
% 16

27 0 ZEYNEP MANKAN 8C 12 6 10,00 6 3 5,00 2 8 -0,67 9 2 8,33 8 7 5,67 37 26 28,33 244,087 4 27 88 282 4454
% 17

28 0 MUSTAFA ADANIR 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 11 7 8,67 42 31 31,67 243,670 10 28 89 284 4481
% 17

29 0 HATİCE YÜKSEL 8B 16 1 15,67 8 1 7,67 5 3 4,00 4 6 2,00 7 6 5,00 40 17 34,34 241,627 11 29 93 290 4594
% 18

30 0 ALİ ALTINGÖZLÜ 8C 13 3 12,00 3 6 1,00 4 5 2,33 8 6 6,00 9 11 5,33 37 31 26,66 236,010 5 30 99 304 4983
% 19

31 0 FATMA MİNA ÖZKAN 8C 13 3 12,00 7 2 6,33 5 4 3,67 4 6 2,00 8 8 5,33 37 23 29,33 222,090 6 31 108 346 5989
% 23

32 0 RANA KORKMAZ 8D 15 4 13,67 6 3 5,00 3 4 1,67 5 5 3,33 6 9 3,00 35 25 26,67 219,443 3 32 110 357 6195
% 24

33 0 ALYA SATILMIŞ 8C 14 4 12,67 8 2 7,33 2 5 0,33 7 8 4,33 5 9 2,00 36 28 26,66 216,793 7 33 117 374 6433
% 25
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 43 252 853 25735

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,11 5 4 3,67 4 5 2,74 4 4 2,27 5 8 2,30 6 10 2,33 34 39 20,42 177,540

Okul Ortalaması 15 4 14,14 7 3 6,14 1 1 0,34 5 4 4,09 8 5 6,33 10 7 7,13 46 23 38,17 271,660

KATILIMLAR

34 0 AZRA EMİNE ULAS 8D 16 4 14,67 6 3 5,00 4 5 2,33 2 4 0,67 7 8 4,33 35 24 27,00 215,760 4 34 119 377 6517
% 25

35 0 AHMET EMİN YILDIZ 8D 13 5 11,33 8 2 7,33 3 7 0,67 1 2 0,33 9 7 6,67 34 23 26,33 210,670 5 35 129 394 6939
% 27

36 0 EMİR ALKAN 8C 17 2 16,33 4 4 2,67 6 3 5,00 1 1 0,67 4 9 1,00 32 19 25,67 206,857 8 36 132 406 7272
% 28

37 0 ERVA KUYUMCU 8D 15 5 13,33 3 6 1,00 1 7 -1,33 6 7 3,67 4 7 1,67 29 32 18,34 198,907 6 37 144 433 8017
% 31

38 0 MELİS ÖZOKÇUOĞLU 8D 12 8 9,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 8 3,33 7 9 4,00 32 38 19,32 195,460 7 38 148 442 8357
% 32

39 0 ELİF ÇEVİK 8D 14 5 12,33 2 7 -0,33 4 4 2,67 2 4 0,67 5 8 2,33 27 28 17,67 184,007 8 39 165 495 9672
% 38

40 0 MUHAMMED EREN ÖZGÜL8D 14 4 12,67 6 2 5,33 0 3 -1,00 1 1 0,67 1 0 1,00 22 10 18,67 180,580 9 40 168 511 10055
% 39

41 0 MUSTAFA ŞENER 8D 13 7 10,67 6 4 4,67 1 1 0,67 1 4 -0,33 7 11 3,33 28 27 19,01 179,450 10 41 172 517 10197
% 40

42 0  0 0 0,00

43 0  0 0 0,00
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8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

0,000 99,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0

81 0 0 81 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 42 249 840 25642 % 99,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

0,000 99,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0

81 0 0 81 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 42 249 840 25642 % 99,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

265,177 12,77
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
GÖRKEMYAĞIZ ESER 81 48 27 6 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 70 225 3287 % 12,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDaBCBCCACBBACdDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCbCACDACa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız ddADBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız accCDcacDAbddBCACcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız d C d a cA cAadDBaBD

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 9 11 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 7 8 35
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

298,267 7,81
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8  -  0
FATMA NUR ERYOLDAŞ 81 48 15 18 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 40 143 2010 % 7,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACaBcCdDbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCDCA DACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız ddAD  bcBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız C  CbAB DAA   CAbdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız BcCB C   A cAC Da  c

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 0 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 4 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 3 55
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 8 4 40
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 0 0

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

285,233 9,51
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
AYŞEGÜL ŞAHİN 81 50 28 3 40 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 17 53 175 2448 % 9,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCAaBBACAb BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCaCAdDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dAbbBCbdBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CD aDABdcAAabBCcbdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız aaCBCCcacAaBACADaacc

S D Y B%
Türkçe 20 17 2 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 9 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 10 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

348,770 3,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
BERRA ZEYNEP OFLU 81 60 13 8 55 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 16 58 791 % 3,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADbDBCBCCACBBAdADbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCDCACDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAADB bABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız Cc bDbB DAAd BCACB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız B CaCCcCAbCBACADa BD

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 1 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 4 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 14 4 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

292,437 8,54
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
BUSE BİNİCİ 81 53 26 2 44 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 13 46 157 2198 % 8,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCAaBBcabbABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCbCAdDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAAaBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CDdaD Bd*AdadBCcbBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız aDCdCCdCdACcACbDBdBD

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 9 10 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

350,073 2,96
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
ECE YÜKSEL 81 59 13 9 54 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(763.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 15 57 763 % 2,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBBACAbABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCaCACDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız  AbDBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız Cc aDABcDAAab CA BBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız   CBCCBabACdACdDB  D

S D Y B%
Türkçe 20 19 1 95
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 2 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 5 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 12 4 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

311,667 6,20
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
KAYRA KARATAŞ 81 55 25 1 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 31 113 1595 % 6,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCAaBacCADABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BaDCACDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dAcaBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CaBC*bBcDbbCbBCACBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız aDCBCCadAbdBACADabcc

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 8 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 11 9 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

378,090 1,62
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
MİNE KOÇAK 81 64 13 4 59 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 12 34 417 % 1,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBB CAbABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCDCACDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dAADBCbAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CDBCD BdDAcCbBCdCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız acCBCCBCA*CBACbDBd D

S D Y B%
Türkçe 20 18 1 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 15 4 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 14 5 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

310,777 6,29
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
RAHMAN EGE KARASU 81 48 20 13 41 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 9 32 116 1620 % 6,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCbACBBAadDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 1 0 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAADBabABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız Cc CD cacAACbBCdCcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız BDCdCCaCcAdBAddDBC D

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 11 7 55
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 13 6 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

366,827 2,09
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
YAĞMUR E*İN  ALTUN 81 60 18 3 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 13 41 537 % 2,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCAaBBbCADABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız dCb*cCDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dAADBdbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CDBCDABcDAbdABCA cBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız aDCBbCBaAACBACADab D

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 15 4 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 14 5 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

435,907 0,25
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
YAĞMUR ÖKSÜZ 81 71 9 1 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 4 8 64 % 0,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCAaBBACAbABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız caDCACDACa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAADBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CDBCDABBDAACABCdCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız BaCBCCBCbACBACADBCBD

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 19 1 95
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

438,840 0,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
ZEYNEP OKUDUCU 81 74 6 1 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 3 7 60 % 0,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBBACADABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCDCACDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAADBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CDBCDABcDAACABbdCBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız dDCBCCBCAACBACADBCdD

S D Y B%
Türkçe 20 20 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 17 3 85
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

288,720 9,04
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
AYBARS ÇETİN 81 52 22 7 44 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 14 47 163 2327 % 9,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDaBCBCbACBBbCADbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCDCACDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAAaBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CDBb ABaDAd cBCA BdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız dcCcaCddAAd AC ba aD

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 5 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 7 10 35
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

321,757 5,16
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
BELİNAY ŞENER 81 53 20 8 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 26 95 1329 % 5,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız AaDDBCBCCACBBACbbAdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCaCAbbACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dAAbB bABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CD CD acDbA  BCAbBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız daCBCCBa AC ACADadBD

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 3 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 4 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 13 5 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 0 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

275,627 10,86
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
ÇAĞAN YILDIRIM 81 49 19 13 42 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2795.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 18 59 194 2795 % 10,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADbDBCBCCACBBAdbb BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BaDCACDACa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAADBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız C B    dDbbac bA   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız dcCBadaCbACBACADB  D

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 6 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 12 6 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

253,967 15,03
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
ÇAĞAN YILDIZ 81 47 31 3 36 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 25 79 255 3868 % 15,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDbBCBCCACBBACAbdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCDbAbDbdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAADBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız Ca CDbBccbAdbBCdbB b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız abCBbCabddCBAacDaCaD

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 10 40
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 9 11 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

257,013 14,41
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
DENİZ KOCABIYIK 81 41 22 18 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 21 75 246 3709 % 14,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADbDBCBCCdCBBACdD aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız daaCACD CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız  AAcB bbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CbBCb BcaAA  c A B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız BcdB Cdb c BACdD  cD

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 3 40
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 8 5 40
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 8 7 40
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 1 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

256,537 14,51
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
ESİLA AVCI 81 46 27 8 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 22 76 248 3734 % 14,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBBAadDcBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız BCaCAaDA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 1 0 0 1,00 % 100

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız dAAbBC*ABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız Cac *ABBcb bA Cc c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız BcdBCCabbAd AadDBbBc

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 2 70
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. Hz. Muhammed   in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 8 30
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 10 45
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

241,627 17,85
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
HATİCE YÜKSEL 81 40 17 24 34 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 29 93 290 4594 % 17,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACB ACAc B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BC CAbDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dcA B bABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız Cc  a    Ab baC  c D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız aa adC CA CaAd D   D

S D Y B%
Türkçe 20 16 1 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 3 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 4 6 20
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 7 6 35
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 0 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

270,837 11,75
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
MERT 81 47 24 10 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 19 64 210 3024 % 11,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBacCbbcaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BaDaACDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dAbaBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CD   bBcDAba  d  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız BcCBCCcdcACaACADBCBD

S D Y B%
Türkçe 20 13 7 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 6 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

243,670 17,41
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
MUSTAFA ADANIR 81 42 31 8 31 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 28 89 284 4481 % 17,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADbDBCBCCACBBbCAbdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCaCAdDcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dAAbBCbdcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CDB  badcAA bBd bc c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız BcdBCCaaAA dbC DBCBc

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 9 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 11 7 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

288,563 9,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
TURGUT EFE DİNÇ 81 51 20 10 44 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2331.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 15 48 164 2331 % 9,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBBACbc Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCDCACDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dAbDBCbcBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CD  D adDAb dadA  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız aDdB CcCcdCBACADBaBD

S D Y B%
Türkçe 20 16 3 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 7 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 6 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

301,900 7,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
YEKTA 81 52 24 5 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 38 133 1888 % 7,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDbBCBCCACBBACAcbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCbaACDcCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAADBabAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CaddD BBDAca BbA BBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız BDCBdaabbACaACcDab D

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 6 55
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 10 9 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

236,010 19,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ALİ ALTINGÖZLÜ 81 37 31 13 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 30 99 304 4983 % 19,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADbDBCBC A B ACAc aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız aC*adbDd C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dAbbB bABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız  DB D B DAcbbcCd a D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız BaCcbCcdbAacdCcDBdBD

S D Y B%
Türkçe 20 13 3 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 6 30
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 8 6 40
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 9 11 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

216,793 25,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ALYA SATILMIŞ 81 36 28 17 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 33 117 374 6433 % 25,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADbDBCBCCAaBBbCAD a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCbCdCDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız ddbD  b Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız bc dD accbAbA CA  BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız c   bCa  bCcAd DaadD

S D Y B%
Türkçe 20 14 4 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 5 20
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 7 8 35
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 5 9 25
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 1 0

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

206,857 28,26
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
EMİR ALKAN 81 32 19 30 25 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 36 132 406 7272 % 28,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBBACbbAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCaCdCad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAbaB bABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız bD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız      dcdcd cACc dCcD

S D Y B%
Türkçe 20 17 2 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 4 4 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 3 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 1 1 5
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 4 9 20
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

222,090 23,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
FATMA MİNA ÖZKAN 81 37 23 21 29 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 31 108 346 5989 % 23,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBC AaBB adD B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız aC CAbDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dbb BCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız dD  D a cbbd  CA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız B dadCBd A  ACdbBCdc

S D Y B%
Türkçe 20 13 3 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 7 2 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 4 6 20
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 8 8 40
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 0 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

255,597 14,70
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
MEYRA ASYA SOYSAL 81 43 34 4 31 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 78 252 3783 % 14,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBBACAbAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BCbbda*bCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dAdbBabABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız bccdDABaDbACABCAbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız c CaCCdbcbdBAbcDabcD

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 8 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 7 12 35
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

288,497 9,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ÖZÜM ÇEÇEN 81 52 19 10 45 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2334.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 49 165 2334 % 9,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBBACAD BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız BabCACDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAADBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız aD  aca D A b b CcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız dcbdbCdCAACcACADBb D

S D Y B%
Türkçe 20 19 0 95
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 8 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 11 8 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

297,570 7,89
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ZEKİ AKYOL 81 48 19 14 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 41 145 2031 % 7,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDaBCBCCACB baAD aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız cCDCACDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız dbbaBCb BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 2 5 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CD  D BcDAA bBCA BBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız B d CCcd AdaAC Da BD

S D Y B%
Türkçe 20 13 5 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 13 2 65
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 9 6 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 1 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

244,087 17,31
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ZEYNEP MANKAN 81 37 26 18 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 27 88 282 4454 % 17,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız AbDaBCBCCACBa dAD aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız cabCA DACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız adbadaCdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 2 9 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız C   DA  DAb cBCA   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız BcacbCaCAbaBAC     D

S D Y B%
Türkçe 20 12 6 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 9 2 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 8 7 40
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

210,670 26,96
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
AHMET EMİN YILDIZ 81 34 23 24 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6939.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 35 129 394 6939 % 26,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBdCACBBcaAcb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız dCDCACDAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız dbbaBabdBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız C    d a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız dDCB Caab C AabDdC D

S D Y B%
Türkçe 20 13 5 65
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 1 2 5
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 7 45
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 0 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

215,760 25,32
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
AZRA EMİNE ULAS 81 35 24 22 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 34 119 377 6517 % 25,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBBACdccaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız BacC bDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız CAbaBabdB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız d   D   b   b C   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız dbC CCadc bcAC aB  D

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 2 4 10
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 7 8 35
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

184,007 37,58
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
ELİF ÇEVİK 81 27 28 26 17 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 39 165 495 9672 % 37,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADabBCBCCACBBACcbcB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız BabbbaDb b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız CAbaB bdB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız     b   DAb bc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız c b  Ccddd   CA cCcD

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 2 7 20
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 4 40
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 2 4 10
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 5 8 25
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 1 0

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

198,907 31,15
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
ERVA KUYUMCU 81 29 32 20 18 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 37 144 433 8017 % 31,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBBcCbDcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız BCbCdabb a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız   bbdCbdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız a BC AcdcAcdb CA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız a   a   d   AdbDabBD

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 6 30
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 7 10
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 7 30
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 4 7 20
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 1 0

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

256,187 14,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
EYLÜL MİNA ÇETİN 81 38 20 23 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 23 77 250 3749 % 14,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADbaaCBCCACBBAdb*ba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız BCaCb  ACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız     B bbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 1 9 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız CD  D B DA C  CA B a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız ccaBbCdCA aB C DB  D

S D Y B%
Türkçe 20 11 8 55
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 6 2 60
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 3 20
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 6 45
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

247,653 16,41
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
IRMAK SADEER 81 42 30 9 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 26 85 269 4223 % 16,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADbbBCBCCACBBbCADcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız BCaCdCbcCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız dcbaBCbABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız a c  Ac cAA bcCACB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız a CBbCddAdb bdADBdaD

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 6 40
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 8 10 40
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

195,460 32,47
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
MELİS ÖZOKÇUOĞLU 81 32 38 11 19 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 38 148 442 8357 % 32,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDaBCBCCACBBdbc*cab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCDCACDACC

Cevaplarınız abbCdbDACC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CAADBCCABB

Cevaplarınız CAbcadbdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız a d b c cAA bcCA BcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız dDCB Caab bcAC a dBc

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 8 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 7 9 35
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

180,580 39,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
MUHAMMED EREN ÖZGÜL 81 22 10 49 18 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10055.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 40 168 511 10055 % 39,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDDBCBCCACBBcabD a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız BCDbAC b C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız     caa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız b        A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız                    D

S D Y B%
Türkçe 20 14 4 70
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 6 2 60
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 1 1 5
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 1 0 5
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 0 0

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

179,450 39,62
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
MUSTAFA ŞENER 81 28 27 26 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 41 172 517 10197 % 39,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız dDDaBCBCCACBBcCAcbaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız daDCAdDAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız       b B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız Ca b     c      d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız  aa bCcbcACcdCAD*bBc

S D Y B%
Türkçe 20 13 7 65
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 1 10
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 1 4 5
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 7 11 35
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

219,443 24,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
RANA KORKMAZ 81 35 25 21 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6195.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 110 357 6195 % 24,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 43 252 853 25735

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B ADDDBCBCCACBBACADABC

Cevaplarınız ADDaBCBCCACBBACbb aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCDCACDACC

Cevaplarınız BC*CAdD dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B CAADBCCABB

Cevaplarınız add B a BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B CDBCDABBDAACABCACBBD

Cevaplarınız C c     DA Cbcd b  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BDCBCCBCAACBACADBCBD

Cevaplarınız    caCcddAacACdDB  c

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 0 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 4 30
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 5 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 6 9 30
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 1 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
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