
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 1 248 248 332 5821

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,3510,80 20,65 1,49 1,87 1,02 1,15 1,93 0,67 2,88 1,22 2,58 3,29 1,17 3,00 0,03 0,01 0,02 8,16 3,94 7,18 0,69 0,60 0,54 1,94 1,48 1,57 1,49 1,38 1,14 1,34 1,47 0,97 45,8125,87 39,34 257,800

Okul Ortalaması 24,5810,43 21,98 1,66 2,04 1,15 1,29 2,15 0,75 3,32 1,08 3,05 3,34 1,23 3,03 0,02 0,01 0,02 5,13 3,21 4,33 0,27 0,36 0,18 1,29 1,51 0,92 0,72 1,08 0,45 1,00 1,41 0,65 42,6224,51 36,51 251,330

KATILIMLAR

1 0 EGEMEN DEPMECİ 11S 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 4 0 4,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 89 16 85,00 397,123 95

2 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11S 32 2 31,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 5 1 4,75 4 1 3,75 6 0 6,00 5 1 4,75 80 15 76,25 370,820 266

3 0 YİĞİT KARAKUZU 11S 30 4 29,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 79 14 75,50 368,196 292

4 0 MELİS GÜNAY 11S 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 24 5 22,75 1 0 1,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 80 25 73,75 362,985 346

5 0 MEHMET EMİR POLAT 11S 31 8 29,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 6 19,50 5 1 4,75 6 0 6,00 2 2 1,50 78 23 72,25 358,674 386

6 0 DOĞA SU KAYNAK 11S 29 11 26,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 19 6 17,50 2 1 1,75 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 79 28 72,00 357,809 397

7 0 FURKAN SOYAR 11S 24 13 20,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 21 5 19,75 5 4 4,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 77 35 68,25 347,430 519

8 0 ALİ OKTAY ATAR 11S 29 11 26,25 4 0 4,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 15 0 15,00 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 71 23 65,25 338,034 670

9 0 ELİF ECE TUNCAR 11S 31 5 29,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 18 4 17,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 70 21 64,75 335,470 714

10 0 EGEMEN ÇAĞLAR YILMAZ11S 26 9 23,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 21 4 20,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 69 19 64,25 334,956 722

11 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11S 29 7 27,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 4 12,00 2 1 1,75 3 3 2,25 5 1 4,75 3 2 2,50 67 24 61,00 325,169 884

12 0 EZGİ KAPAR 11S 30 8 28,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 16 3 15,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 5 1 4,75 3 1 2,75 66 26 59,50 320,520 971

13 0 NACİ KAAN KORALP 11S 24 10 21,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 14 5 12,75 5 1 4,75 2 4 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 66 28 59,00 319,522 995

14 0 EYMEN HAZAR 11S 26 10 23,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 5 1 4,75 4 2 3,50 4 2 3,50 62 23 56,25 311,888 1132

15 0 DAVUT TAŞTEPE 11S 28 6 26,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 6 8,50 3 1 2,75 4 2 3,50 4 2 3,50 2 2 1,50 61 27 54,25 305,184 1276

16 0 NAZ AYKURT 11S 29 9 26,75 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 10 7 8,25 0 1 -0,25 5 1 4,75 2 1 1,75 2 1 1,75 60 25 53,75 303,692 1311

17 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11S 33 6 31,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 6 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 60 26 53,50 302,176 1345

18 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 30 5 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 9 2 8,50 2 2 1,50 1 2 0,50 57 15 53,25 300,840 1385

19 0 EMİR PEHLİVAN 11S 28 8 26,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 3 13,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 56 17 51,75 296,406 1478

20 0 İREM KUL 11S 27 10 24,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 0 11,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 55 17 50,75 293,907 1544

21 0 İBRAHİM BOZDAĞ 11S 22 13 18,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 15 1 14,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 1 1 0,75 55 25 48,75 288,830 1679

22 0 METİN ALMACIK 11E 31 6 29,50 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 9 7 7,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 56 28 49,00 288,460 1693

23 0 BETÜL NAZ GÖK 11S 29 8 27,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 12 5 10,75 1 4 0,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 2 1,50 56 33 47,75 285,346 1801

24 0 İREM ERKLİ 11S 28 7 26,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 7 1 6,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 53 23 47,25 284,211 1842

25 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK11S 23 13 19,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 12 1,00 4 2 3,50 4 3 3,25 4 0 4,00 55 34 46,50 283,206 1869

26 0 ALP EMRE TEZEL 11S 28 12 25,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 3 7,25 1 1 0,75 5 2 4,50 2 5 0,75 2 4 1,00 56 37 46,75 282,762 1885

27 0 ME*MET ALİ AYDIN 11S 26 14 22,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 16 14 12,50 1 3 0,25 3 4 2,00 3 4 2,00 2 4 1,00 60 53 46,75 282,515 1889

28 0 RANA ALTINPAŞAK 11E 33 6 31,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 4 4,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 53 25 46,75 281,671 1915

29 0 ZEYNEP KARAKAN 11S 25 7 23,25 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 5 8,75 4 2 3,50 2 1 1,75 1 2 0,50 52 23 46,25 281,229 1929
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 1 248 248 332 5821

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,3510,80 20,65 1,49 1,87 1,02 1,15 1,93 0,67 2,88 1,22 2,58 3,29 1,17 3,00 0,03 0,01 0,02 8,16 3,94 7,18 0,69 0,60 0,54 1,94 1,48 1,57 1,49 1,38 1,14 1,34 1,47 0,97 45,8125,87 39,34 257,800

Okul Ortalaması 24,5810,43 21,98 1,66 2,04 1,15 1,29 2,15 0,75 3,32 1,08 3,05 3,34 1,23 3,03 0,02 0,01 0,02 5,13 3,21 4,33 0,27 0,36 0,18 1,29 1,51 0,92 0,72 1,08 0,45 1,00 1,41 0,65 42,6224,51 36,51 251,330

KATILIMLAR

30 0 AHSEN AYKANAT 11S 27 7 25,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 10 4 9,00 1 0 1,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 52 23 46,25 281,211 1931

31 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11S 28 7 26,25 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 5 7,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 54 31 46,25 280,682 1946

32 0 EMİNE ALCEYLAN 11E 27 7 25,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 13 5 11,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 50 17 45,75 279,247 1999

33 0 DURU GEZER 11S 27 7 25,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 10 1 9,75 2 0 2,00 48 13 44,75 275,963 2107

34 0 AHMET EMRE ÇİÇEK 11S 20 13 16,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 16 1 15,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 50 22 44,50 275,669 2119

35 0 MEHMET ALİ LAYIK 11E 28 7 26,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 8 2 7,50 47 15 43,25 271,132 2283

36 0 ZEYNEP TAŞTEPE 11E 26 11 23,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 15 3 14,25 0 1 -0,25 48 20 43,00 270,354 2312

37 0 HAMZA BAŞARAN 11S 19 7 17,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 3 8,25 1 1 0,75 4 3 3,25 2 3 1,25 2 3 1,25 49 27 42,25 269,649 2338

38 0 BERFİN ARTUVAN 11S 25 9 22,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 8 1 7,75 1 0 1,00 1 0 1,00 44 15 40,25 262,841 2629

39 0 BÜŞRA SART 11S 19 5 17,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 43 13 39,75 260,988 2695

40 0 İREM GÜRLER 11S 29 8 27,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 45 25 38,75 257,971 2817

41 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 11E 28 11 25,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 10 0,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 3 4 2,00 2 4 1,00 49 44 38,00 256,881 2860

42 0 ALP CAN YÖRÜK 11S 23 9 20,75 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 5 6,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 44 23 38,25 256,559 2873

43 0 ELANUR ORUÇ 11E 29 9 26,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 5 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 45 28 38,00 255,901 2906

44 0 CEYDA KAY AR 11E 27 9 24,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 41 14 37,50 254,762 2953

45 0 ORHAN KARASOY 11S 23 10 20,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 43 22 37,50 254,411 2971

46 0 NİSANUR YÜM 11S 25 8 23,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 42 19 37,25 254,049 2993

47 0 BADE NUR YAMAN 11E 24 15 20,25 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 4 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 45 32 37,00 253,779 2998

48 0 ELİF SAĞIR 11S 27 8 25,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 7 2 6,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 43 24 37,00 252,930 3043

49 0 EFE ERFİDAN 11S 25 11 22,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 21 36,75 252,132 3071

50 0 HASAN TUNÇ 11S 20 16 16,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 8 10 5,50 1 1 0,75 3 3 2,25 2 5 0,75 2 2 1,50 47 45 35,75 250,362 3162

51 0 BATUHAN KARASU 11S 18 21 12,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 10 20 5,00 4 4 3,00 2 2 1,50 2 5 0,75 2 4 1,00 51 61 35,75 250,170 3171

52 0 HATİCE BERİL UMURKAN11S 21 3 20,25 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 38 9 35,75 249,677 3191

53 0 ECRİN HARAN 11E 26 12 23,00 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 42 25 35,75 249,656 3192

54 0 SÜLE MAN ÇELİK 11E 24 9 21,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 39 16 35,00 247,486 3294

55 0 KEMAL EGE İBŞİR 11S 20 12 17,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 7 3 6,25 3 3 2,25 1 4 0,00 2 2 1,50 43 33 34,75 247,238 3303

56 0 CEYLİN ÇULLU 11E 26 10 23,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 4 2,00 1 0 1,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 43 33 34,75 246,615 3333

57 0 KAAN KORGUZ 11E 21 17 16,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 6 2 5,50 40 26 33,50 242,790 3499

58 0 GAZİ SAKÇAK 11S 23 10 20,50 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 2 4,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 41 32 33,00 241,922 3534
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 1 248 248 332 5821

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,3510,80 20,65 1,49 1,87 1,02 1,15 1,93 0,67 2,88 1,22 2,58 3,29 1,17 3,00 0,03 0,01 0,02 8,16 3,94 7,18 0,69 0,60 0,54 1,94 1,48 1,57 1,49 1,38 1,14 1,34 1,47 0,97 45,8125,87 39,34 257,800

Okul Ortalaması 24,5810,43 21,98 1,66 2,04 1,15 1,29 2,15 0,75 3,32 1,08 3,05 3,34 1,23 3,03 0,02 0,01 0,02 5,13 3,21 4,33 0,27 0,36 0,18 1,29 1,51 0,92 0,72 1,08 0,45 1,00 1,41 0,65 42,6224,51 36,51 251,330

KATILIMLAR

59 0 İCLAL NİSA GÜNDÜZ 11E 24 11 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 39 24 33,00 241,890 3537

60 0 EGE ÖZDOĞAN 11S 22 11 19,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 39 26 32,50 240,526 3590

61 0 ERAY YILMAZ 11S 20 11 17,25 1 2 0,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 39 27 32,25 239,299 3646

62 0 RABİA ÜLKER 11S 26 11 23,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 8 1,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 42 41 31,75 237,203 3744

63 0 EYLEM IŞIKLI 11E 25 8 23,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 22 31,50 236,796 3761

64 0 SELMAN BURDURLU 11S 19 11 16,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 9 2 8,50 1 1 0,75 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 38 33 29,75 231,538 3982

65 0 AYŞEN AYVA 11S 20 6 18,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 32 17 27,75 226,331 4205

66 0 İREM ÜSTÜNDAĞ 11S 25 13 21,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 4 0,00 37 37 27,75 225,707 4220

67 0 LTFMFS 11S 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 5 8,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 31 17 26,75 225,046 4245

68 0 CEYLİN ÖZDOĞAN 11S 23 12 20,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 34 29 26,75 223,471 4306

69 0 NİSANUR SAĞLAM 11E 23 11 20,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 32 21 26,75 223,080 4319

70 0 CEMRE KAYA 11E 22 10 19,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 32 22 26,50 222,520 4337

71 0 ECRİN KIZILKAYA 11E 22 15 18,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 35 34 26,50 222,252 4350

72 0 KEREM DEMİREL 11E 16 9 13,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 15 26,25 221,784 4366

73 0 ELA GÖKAY 11E 24 16 20,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 34 32 26,00 220,885 4403

74 0 MELİKE E R 11S 21 13 17,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 4 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 32 29 24,75 217,369 4497

75 0 ENES KUMRULAR 11S 21 13 17,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 31 26 24,50 217,227 4502

76 0 ALİ ÇELİK 11S 19 16 15,00 10 3 9,25 29 19 24,25 215,632 4563

77 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11S 19 16 15,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 2 0,50 31 29 23,75 214,591 4588

78 0 ELİF ÖZYURT 11S 22 6 20,50 1 1 0,75 2 0 2,00 25 7 23,25 212,622 4648

79 10000 MEHMET YILDIZ 11S 11 26 4,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 9 6 7,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 3 2,25 34 47 22,25 210,499 4704

80 0 BURAK TEKECİ 11S 16 16 12,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 4 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 27 27 20,25 204,906 4832

81 0 BEYZANUR ÖZDEMİR 11E 17 22 11,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 29 45 17,75 197,261 5015

82 0 HANİFE BİRÇE ERMU 11E 19 16 15,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 25 31 17,25 195,027 5044

83 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 11S 15 11 12,25 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 20 15 16,25 192,321 5097

84 0 MEDİNE İNAL 11S 10 8 8,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 10 -1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 20 29 12,75 182,396 5266

85 3224 EGE KAHVECİ 11E 11 14 7,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 20 30 12,50 181,879 5270

86 0 SEDEF NAZ BURDUR 11E 11 16 7,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 5 8 3,00 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 21 40 11,00 176,742 5334

87 0 TUANA AK*LUT 11E 13 18 8,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 21 43 10,25 175,235 5348
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 1 248 248 332 5821

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,3510,80 20,65 1,49 1,87 1,02 1,15 1,93 0,67 2,88 1,22 2,58 3,29 1,17 3,00 0,03 0,01 0,02 8,16 3,94 7,18 0,69 0,60 0,54 1,94 1,48 1,57 1,49 1,38 1,14 1,34 1,47 0,97 45,8125,87 39,34 257,800

Okul Ortalaması 24,5810,43 21,98 1,66 2,04 1,15 1,29 2,15 0,75 3,32 1,08 3,05 3,34 1,23 3,03 0,02 0,01 0,02 5,13 3,21 4,33 0,27 0,36 0,18 1,29 1,51 0,92 0,72 1,08 0,45 1,00 1,41 0,65 42,6224,51 36,51 251,330

KATILIMLAR

88 0 ONUR ÖZDEMİR 11S 7 2 6,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 27 -3,75 4 6 2,50 21 43 10,25 174,877 5354

89 0 AYŞENUR MERİÇ 11E 8 12 5,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 11 19 6,25 163,158 5471

90 0 IŞILLÖNİZ 11S 7 16 3,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 13 36 4,00 156,560 5537

91 0 ENES KAHVECİ 11S 7 21 1,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 10 33 1,75 149,932 5606
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 1 248 248 332 5821

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,4 10,8 20,65 8,8 6,2 7,29 8,9 4,5 7,71 4,8 4,3 3,69 45,8 25,9 39,34 257,800

Okul Ortalaması 24,6 10,4 21,98 9,6 6,5 8,00 5,4 3,6 4,51 3,0 4,0 2,02 42,6 24,5 36,51 251,330

KATILIMLAR

1 0 EGEMEN DEPMECİ 11S 34 6 32,50 16 4 15,00 21 4 20,00 18 2 17,50 89 16 85,00 397,123 1 1 1 5 95

2 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11S 32 2 31,50 12 7 10,25 21 4 20,00 15 2 14,50 80 15 76,25 370,820 2 2 2 16 266

3 0 YİĞİT KARAKUZU 11S 30 4 29,00 14 5 12,75 22 2 21,50 13 3 12,25 79 14 75,50 368,196 3 3 3 18 292

4 0 MELİS GÜNAY 11S 34 6 32,50 7 8 5,00 25 5 23,75 14 6 12,50 80 25 73,75 362,985 4 4 4 22 346

5 0 MEHMET EMİR POLAT 11S 31 8 29,00 13 6 11,50 21 6 19,50 13 3 12,25 78 23 72,25 358,674 5 5 5 24 386

6 0 DOĞA SU KAYNAK 11S 29 11 26,25 16 3 15,25 21 7 19,25 13 7 11,25 79 28 72,00 357,809 6 6 6 25 397

7 0 FURKAN SOYAR 11S 24 13 20,75 12 8 10,00 26 9 23,75 15 5 13,75 77 35 68,25 347,430 7 7 7 30 519

8 0 ALİ OKTAY ATAR 11S 29 11 26,25 14 5 12,75 15 0 15,00 13 7 11,25 71 23 65,25 338,034 8 8 8 34 670

9 0 ELİF ECE TUNCAR 11S 31 5 29,75 11 7 9,25 20 4 19,00 8 5 6,75 70 21 64,75 335,470 9 9 9 40 714

10 0 EGEMEN ÇAĞLAR YILMAZ11S 26 9 23,75 11 3 10,25 21 5 19,75 11 2 10,50 69 19 64,25 334,956 10 10 10 41 722

11 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11S 29 7 27,25 12 6 10,50 15 5 13,75 11 6 9,50 67 24 61,00 325,169 11 11 11 45 884

12 0 EZGİ KAPAR 11S 30 8 28,00 10 7 8,25 16 5 14,75 10 6 8,50 66 26 59,50 320,520 12 12 12 49 971

13 0 NACİ KAAN KORALP 11S 24 10 21,50 12 8 10,00 19 6 17,50 11 4 10,00 66 28 59,00 319,522 13 13 13 50 995

14 0 EYMEN HAZAR 11S 26 10 23,50 16 4 15,00 7 4 6,00 13 5 11,75 62 23 56,25 311,888 14 15 15 58 1132

15 0 DAVUT TAŞTEPE 11S 28 6 26,50 10 8 8,00 13 7 11,25 10 6 8,50 61 27 54,25 305,184 15 19 19 68 1276

16 0 NAZ AYKURT 11S 29 9 26,75 12 5 10,75 10 8 8,00 9 3 8,25 60 25 53,75 303,692 16 21 21 71 1311

17 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11S 33 6 31,50 14 6 12,50 6 6 4,50 7 8 5,00 60 26 53,50 302,176 17 22 22 73 1345

18 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 30 5 28,75 15 4 14,00 9 2 8,50 3 4 2,00 57 15 53,25 300,840 1 23 23 74 1385

19 0 EMİR PEHLİVAN 11S 28 8 26,00 12 5 10,75 14 3 13,25 2 1 1,75 56 17 51,75 296,406 18 26 26 79 1478

20 0 İREM KUL 11S 27 10 24,50 13 5 11,75 11 0 11,00 4 2 3,50 55 17 50,75 293,907 19 27 27 81 1544

21 0 İBRAHİM BOZDAĞ 11S 22 13 18,75 9 6 7,50 16 1 15,75 8 5 6,75 55 25 48,75 288,830 20 32 32 90 1679

22 0 METİN ALMACIK 11E 31 6 29,50 12 8 10,00 9 8 7,00 4 6 2,50 56 28 49,00 288,460 2 33 33 91 1693

23 0 BETÜL NAZ GÖK 11S 29 8 27,00 7 8 5,00 13 9 10,75 7 8 5,00 56 33 47,75 285,346 21 38 38 97 1801

24 0 İREM ERKLİ 11S 28 7 26,25 10 7 8,25 7 2 6,50 8 7 6,25 53 23 47,25 284,211 22 41 41 100 1842

25 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK11S 23 13 19,75 16 4 15,00 4 12 1,00 12 5 10,75 55 34 46,50 283,206 23 42 42 102 1869

26 0 ALP EMRE TEZEL 11S 28 12 25,00 10 10 7,50 9 4 8,00 9 11 6,25 56 37 46,75 282,762 24 44 44 104 1885

27 0 ME*MET ALİ AYDIN 11S 26 14 22,50 9 10 6,50 17 17 12,75 8 12 5,00 60 53 46,75 282,515 25 45 45 105 1889

28 0 RANA ALTINPAŞAK 11E 33 6 31,50 11 6 9,50 5 4 4,00 4 9 1,75 53 25 46,75 281,671 3 47 47 108 1915

29 0 ZEYNEP KARAKAN 11S 25 7 23,25 10 6 8,50 10 5 8,75 7 5 5,75 52 23 46,25 281,229 26 49 49 110 1929

30 0 AHSEN AYKANAT 11S 27 7 25,25 7 8 5,00 11 4 10,00 7 4 6,00 52 23 46,25 281,211 27 50 50 111 1931

31 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11S 28 7 26,25 11 8 9,00 9 6 7,50 6 10 3,50 54 31 46,25 280,682 28 53 53 114 1946

32 0 EMİNE ALCEYLAN 11E 27 7 25,25 6 4 5,00 13 5 11,75 4 1 3,75 50 17 45,75 279,247 4 54 54 117 1999

33 0 DURU GEZER 11S 27 7 25,25 9 5 7,75 10 1 9,75 2 0 2,00 48 13 44,75 275,963 29 59 59 122 2107

34 0 AHMET EMRE ÇİÇEK 11S 20 13 16,75 10 4 9,00 16 2 15,50 4 3 3,25 50 22 44,50 275,669 30 60 60 123 2119

35 0 MEHMET ALİ LAYIK 11E 28 7 26,25 11 6 9,50 8 2 7,50 47 15 43,25 271,132 5 66 66 131 2283

36 0 ZEYNEP TAŞTEPE 11E 26 11 23,25 7 5 5,75 15 3 14,25 0 1 -0,25 48 20 43,00 270,354 6 68 68 133 2312

37 0 HAMZA BAŞARAN 11S 19 7 17,25 12 7 10,25 10 4 9,00 8 9 5,75 49 27 42,25 269,649 31 72 72 137 2338

38 0 BERFİN ARTUVAN 11S 25 9 22,75 9 5 7,75 8 1 7,75 2 0 2,00 44 15 40,25 262,841 32 89 89 158 2629

39 0 BÜŞRA SART 11S 19 5 17,75 11 4 10,00 13 3 12,25 0 1 -0,25 43 13 39,75 260,988 33 92 92 162 2695

40 0 İREM GÜRLER 11S 29 8 27,00 8 8 6,00 7 6 5,50 1 3 0,25 45 25 38,75 257,971 34 99 99 171 2817

41 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 11E 28 11 25,25 10 10 7,50 3 11 0,25 8 12 5,00 49 44 38,00 256,881 7 101 101 173 2860

42 0 ALP CAN YÖRÜK 11S 23 9 20,75 12 4 11,00 8 5 6,75 1 5 -0,25 44 23 38,25 256,559 35 103 103 175 2873

43 0 ELANUR ORUÇ 11E 29 9 26,75 9 9 6,75 5 5 3,75 2 5 0,75 45 28 38,00 255,901 8 106 106 178 2906

44 0 CEYDA KAY AR 11E 27 9 24,75 9 5 7,75 3 0 3,00 2 0 2,00 41 14 37,50 254,762 9 108 108 180 2953

45 0 ORHAN KARASOY 11S 23 10 20,50 11 5 9,75 8 3 7,25 1 4 0,00 43 22 37,50 254,411 36 109 109 181 2971

46 0 NİSANUR YÜM 11S 25 8 23,00 8 5 6,75 6 2 5,50 3 4 2,00 42 19 37,25 254,049 37 110 110 182 2993

47 0 BADE NUR YAMAN 11E 24 15 20,25 11 8 9,00 5 4 4,00 5 5 3,75 45 32 37,00 253,779 10 111 111 183 2998

48 0 ELİF SAĞIR 11S 27 8 25,00 7 8 5,00 7 2 6,50 2 6 0,50 43 24 37,00 252,930 38 113 113 185 3043
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 1 248 248 332 5821

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,4 10,8 20,65 8,8 6,2 7,29 8,9 4,5 7,71 4,8 4,3 3,69 45,8 25,9 39,34 257,800

Okul Ortalaması 24,6 10,4 21,98 9,6 6,5 8,00 5,4 3,6 4,51 3,0 4,0 2,02 42,6 24,5 36,51 251,330

KATILIMLAR

49 0 EFE ERFİDAN 11S 25 11 22,25 11 5 9,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 42 21 36,75 252,132 39 114 114 186 3071

50 0 HASAN TUNÇ 11S 20 16 16,00 11 8 9,00 9 11 6,25 7 10 4,50 47 45 35,75 250,362 40 118 118 190 3162

51 0 BATUHAN KARASU 11S 18 21 12,75 13 5 11,75 14 24 8,00 6 11 3,25 51 61 35,75 250,170 41 119 119 191 3171

52 0 HATİCE BERİL UMURKAN11S 21 3 20,25 10 4 9,00 5 1 4,75 2 1 1,75 38 9 35,75 249,677 42 121 121 193 3191

53 0 ECRİN HARAN 11E 26 12 23,00 13 7 11,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 42 25 35,75 249,656 11 122 122 194 3192

54 0 SÜLE MAN ÇELİK 11E 24 9 21,75 13 6 11,50 2 1 1,75 39 16 35,00 247,486 12 130 130 202 3294

55 0 KEMAL EGE İBŞİR 11S 20 12 17,00 10 9 7,75 7 3 6,25 6 9 3,75 43 33 34,75 247,238 43 132 132 204 3303

56 0 CEYLİN ÇULLU 11E 26 10 23,50 9 9 6,75 4 4 3,00 4 10 1,50 43 33 34,75 246,615 13 135 135 207 3333

57 0 KAAN KORGUZ 11E 21 17 16,75 13 7 11,25 6 2 5,50 40 26 33,50 242,790 14 145 145 218 3499

58 0 GAZİ SAKÇAK 11S 23 10 20,50 8 10 5,50 5 5 3,75 5 7 3,25 41 32 33,00 241,922 44 148 148 221 3534

59 0 İCLAL NİSA GÜNDÜZ 11E 24 11 21,25 11 9 8,75 4 4 3,00 39 24 33,00 241,890 15 149 149 222 3537

60 0 EGE ÖZDOĞAN 11S 22 11 19,25 11 6 9,50 1 2 0,50 5 7 3,25 39 26 32,50 240,526 45 153 153 226 3590

61 0 ERAY YILMAZ 11S 20 11 17,25 9 8 7,00 8 4 7,00 2 4 1,00 39 27 32,25 239,299 46 159 159 233 3646

62 0 RABİA ÜLKER 11S 26 11 23,25 11 7 9,25 3 9 0,75 2 14 -1,50 42 41 31,75 237,203 47 164 164 238 3744

63 0 EYLEM IŞIKLI 11E 25 8 23,00 10 8 8,00 1 2 0,50 1 4 0,00 37 22 31,50 236,796 16 166 166 240 3761

64 0 SELMAN BURDURLU 11S 19 11 16,25 7 7 5,25 10 3 9,25 2 12 -1,00 38 33 29,75 231,538 48 180 180 254 3982

65 0 AYŞEN AYVA 11S 20 6 18,50 8 6 6,50 1 1 0,75 3 4 2,00 32 17 27,75 226,331 49 192 192 269 4205

66 0 İREM ÜSTÜNDAĞ 11S 25 13 21,75 7 6 5,50 2 4 1,00 3 14 -0,50 37 37 27,75 225,707 50 194 194 271 4220

67 0 LTFMFS 11S 12 6 10,50 10 6 8,50 9 5 7,75 31 17 26,75 225,046 51 195 195 273 4245

68 0 CEYLİN ÖZDOĞAN 11S 23 12 20,00 7 9 4,75 0 2 -0,50 4 6 2,50 34 29 26,75 223,471 52 199 199 277 4306

69 0 NİSANUR SAĞLAM 11E 23 11 20,25 7 8 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 32 21 26,75 223,080 17 200 200 279 4319

70 0 CEMRE KAYA 11E 22 10 19,50 6 7 4,25 2 3 1,25 2 2 1,50 32 22 26,50 222,520 18 202 202 281 4337

71 0 ECRİN KIZILKAYA 11E 22 15 18,25 10 7 8,25 1 4 0,00 2 8 0,00 35 34 26,50 222,252 19 203 203 282 4350

72 0 KEREM DEMİREL 11E 16 9 13,75 11 4 10,00 2 1 1,75 1 1 0,75 30 15 26,25 221,784 20 204 204 283 4366

73 0 ELA GÖKAY 11E 24 16 20,00 7 10 4,50 1 1 0,75 2 5 0,75 34 32 26,00 220,885 21 205 205 284 4403

74 0 MELİKE E R 11S 21 13 17,75 6 9 3,75 3 4 2,00 2 3 1,25 32 29 24,75 217,369 53 209 209 289 4497

75 0 ENES KUMRULAR 11S 21 13 17,75 3 5 1,75 2 4 1,00 5 4 4,00 31 26 24,50 217,227 54 210 210 290 4502

76 0 ALİ ÇELİK 11S 19 16 15,00 10 3 9,25 29 19 24,25 215,632 55 214 214 294 4563

77 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11S 19 16 15,00 9 5 7,75 0 2 -0,50 3 6 1,50 31 29 23,75 214,591 56 216 216 296 4588

78 0 ELİF ÖZYURT 11S 22 6 20,50 1 1 0,75 2 0 2,00 25 7 23,25 212,622 57 219 219 299 4648

79 10000 MEHMET YILDIZ 11S 11 26 4,50 10 7 8,25 9 6 7,50 4 8 2,00 34 47 22,25 210,499 58 221 221 301 4704

80 0 BURAK TEKECİ 11S 16 16 12,00 4 4 3,00 2 3 1,25 5 4 4,00 27 27 20,25 204,906 59 226 226 306 4832

81 0 BEYZANUR ÖZDEMİR 11E 17 22 11,50 6 14 2,50 2 3 1,25 4 6 2,50 29 45 17,75 197,261 22 234 234 315 5015

82 0 HANİFE BİRÇE ERMU 11E 19 16 15,00 6 10 3,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 25 31 17,25 195,027 23 235 235 316 5044

83 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 11S 15 11 12,25 5 4 4,00 20 15 16,25 192,321 60 236 236 317 5097

84 0 MEDİNE İNAL 11S 10 8 8,00 7 5 5,75 1 12 -2,00 2 4 1,00 20 29 12,75 182,396 61 237 237 321 5266

85 3224 EGE KAHVECİ 11E 11 14 7,50 6 7 4,25 0 5 -1,25 3 4 2,00 20 30 12,50 181,879 24 238 238 322 5270

86 0 SEDEF NAZ BURDUR 11E 11 16 7,00 3 7 1,25 6 8 4,00 1 9 -1,25 21 40 11,00 176,742 25 240 240 324 5334

87 0 TUANA AK*LUT 11E 13 18 8,50 3 11 0,25 0 2 -0,50 5 12 2,00 21 43 10,25 175,235 26 241 241 325 5348

88 0 ONUR ÖZDEMİR 11S 7 2 6,50 7 8 5,00 7 33 -1,25 21 43 10,25 174,877 62 242 242 326 5354

89 0 AYŞENUR MERİÇ 11E 8 12 5,00 3 7 1,25 11 19 6,25 163,158 27 243 243 327 5471

90 0 IŞILLÖNİZ 11S 7 16 3,00 4 9 1,75 0 2 -0,50 2 9 -0,25 13 36 4,00 156,560 63 246 246 330 5537

91 0 ENES KAHVECİ 11S 7 21 1,75 3 9 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 10 33 1,75 149,932 64 247 247 331 5606
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ VE RENK TYT 1 248 248 332 5821

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,4 10,8 20,65 8,8 6,2 7,29 8,9 4,5 7,71 4,8 4,3 3,69 45,8 25,9 39,34 257,800

Okul Ortalaması 24,6 10,4 21,98 9,6 6,5 8,00 5,4 3,6 4,51 3,0 4,0 2,02 42,6 24,5 36,51 251,330

KATILIMLAR
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HIZ VE RENK TYT 1

163,158 93,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
AYŞENUR MERİÇ 120 11 19 90 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 243 243 327 5471 % 93,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 12 20 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEAeaebabecEdD CDE aAe                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız de Dc beDb  Ba           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 1 2 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

253,779 51,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
BADE NUR YAMAN 120 45 32 43 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 111 111 183 2998 % 51,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEaCB bdECDdCDECCAcDCDbcDBEebddBDebaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız a CDcadeeAEaBDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  E          c  caB E    AC   b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E   eDC   dEe  ebC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

197,261 86,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
BEYZANUR ÖZDEMİR 120 29 45 46 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 234 234 315 5015 % 86,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 22 1 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BaeCbDCBa BECeACcdaCbdcCbbEcdEeddbBaCEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız acebebbebbEDBaCeCacD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B            b  D  d  c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız  Ed D      bc cCa eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

PARAGRAF YORUMU 19 7 12 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 2 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

222,520 74,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEMRE KAYA 120 32 22 66 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 202 202 281 4337 % 74,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEaC     aD eDECCAccCDEEcBaAC  aDCECe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E   b da d DBa AeaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız       dD        b       A    e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E           e  c C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

254,762 50,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEYDA KAY AR 120 41 14 65 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 108 108 180 2953 % 50,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEaeeBE dCDDCE DcCAcBCcaEAECED BCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d c    ADDECBaaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   B        A      B                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    E              C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 13 4 68

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

246,615 57,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEYLİN ÇULLU 120 43 33 44 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 135 135 207 3333 % 57,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEbe BE eCDDCEdcACbDBCEDE ECE EBdDac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız cbbDeb cdeDECB CaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız b B      Cc      E e c         B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız ED dd   a c cedeDdCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 1 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

249,656 54,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ECRİN HARAN 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 122 122 194 3192 % 54,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız eEACEaCd  cEbDdCDEaCeADCaEEcBEAbAEBDCECc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dBCDDDbeedEDBDCAaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız     d      d   aeB    a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E              D b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 2 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

222,252 74,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ECRİN KIZILKAYA 120 35 34 51 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 203 203 282 4350 % 74,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEae BE cdDDCcacACecBCbDEAECEbcBdcC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız daDe  a AeDECBaCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız ba   a D e                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız da EbDbdc    b    b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 2 8

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

181,879 90,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  3224
EGE KAHVECİ 120 20 30 70 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 238 238 322 5270 % 90,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 14 15 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız  c bCE e c C eDDCd c Cc eddbEAECd    e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E cbC  ceD  Bc aeDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız b e    eb           b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    d  b a dB      CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 4 7 21

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

220,885 75,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ELA GÖKAY 120 34 32 54 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 205 205 284 4403 % 75,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız deCECEbaBBEdeCDDCEacACADBCabcbECEDcBeabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d cee eAeDabBaCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız    a     C                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız c  Eb  c  d     e C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

255,901 49,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ELANUR ORUÇ 120 45 28 47 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 106 106 178 2906 % 49,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECE bBBECdCDDbdCDcCbD CEDEAECbDEBCDbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız ddDcbC bdeaE BDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  bBc a D C   Dd  d  A                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız  a E     dc    Ae b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 2 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

279,247 34,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
EMİNE ALCEYLAN 120 50 17 53 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1999.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 54 54 117 1999 % 34,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEa BBEaACDDCEdDACbDdC Dc ECED BC  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız dd c C      CB  aBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   B BCBD C   eEe EBb  DEacCE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız EDDE          c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 12 4 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 8 1 67

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

236,796 64,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
EYLEM IŞIKLI 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 166 166 240 3761 % 64,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEbC D BECDACDECCAcDCDaEcBE b a  CEe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız daC e acDAEDBaCAeaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  c         C    c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   d c eD           b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 11 6 58

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

195,027 86,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
HANİFE BİRÇE ERMU 120 25 31 64 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5044.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 235 235 316 5044 % 86,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız dEACdeCdeaBEbe CbECCeAcCaa cBabC   DCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız b acbe e AbDBD AaaaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  c                      d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız  ca                b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 19 10 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

241,890 60,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
İCLAL NİSA GÜNDÜZ 120 39 24 57 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 149 149 222 3537 % 60,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız eEACEaC e  EeD CDECCA cCDEccBEbCAEBeCEee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EeCaDaeebAEDBabACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız DEd Dce       d    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

300,840 23,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
KAAN EGE GÜLŞEN 120 57 15 48 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 23 23 74 1385 % 23,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEDaB E  CDDbECDACAcBCEDE ECEDEBCDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aEDcCCabADDECB CEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEB  CBD C   aa   B A                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız   Dd Db        c  Cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 0 25

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

242,790 60,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
KAAN KORGUZ 120 40 26 54 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 145 145 218 3499 % 60,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEaCBe BEeDeCDdaCbcDCbEEcBE bAaaabECe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız daCDDebDbdEDBDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B CE  e D  Cb      E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 19 9 10 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 1 25

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

221,784 75,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
KEREM DEMİREL 120 30 15 75 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 204 204 283 4366 % 75,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız  cCECED      a DCE  bCAcBCE aAE b aBec  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  dD d   AeDECBcCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   B  aB                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    E              a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 7 6 37

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

271,132 39,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
MEHMET ALİ LAYIK 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 66 66 131 2283 % 39,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEc  BECACeDb  DACAaBCEbEbECEDEBCD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aEDcC eDdDc  BDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  cB BC  DC  E       Ac  D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

PARAGRAF YORUMU 19 15 2 79

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 4 1 33

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

288,460 29,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
METİN ALMACIK 120 56 28 36 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 33 33 91 1693 % 29,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCbCEe BBE  CDDCECDACAcdCEDEbECEDEBCaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız ddDcCdaaAeDECBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  EBEBddDDC  Eb  ccB    ca              b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız   DEAaD a d  d  e a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 3 4 25

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

223,080 74,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
NİSANUR SAĞLAM 120 32 21 67 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 200 200 279 4319 % 74,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEDD  E  CDDCE aAdbDeadDEbEbEe BCDbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d e  a deDECBcaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız         D          a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız                c  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 8 9 42

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

281,671 32,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
RANA ALTINPAŞAK 120 53 25 42 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 47 47 108 1915 % 32,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEae BECACDDCECDACAcBCEDEbECEDcBCDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız ddDcC   AeDECBaCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  E c Cd DC   Dca                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız aDDE ce aad   c a Cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

176,742 91,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
SEDEF NAZ BURDUR 120 21 40 59 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5334.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 240 240 324 5334 % 91,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCbebaa BE dCDbbEaeeCbaBCaDc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  a bCd  Aea eBa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   ac CBaDCc  b   d  Aa       e   B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız d cc bb        caeCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

PARAGRAF YORUMU 19 4 7 21

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 3 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

256,881 49,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ŞÜKRAN DAĞDELEN 120 49 44 27 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 101 101 173 2860 % 49,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEbCde BECDeCDbCCAADCDEEDBEAbdcBDCEeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız caCDeedebAEaBDbACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 10 17 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 11 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B dEc ea  bd c  b    D      ec   b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız DdEDcbeaCeceBEcdBbeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 2 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 3 8

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

247,486 56,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
SÜLE MAN ÇELİK 120 39 16 65 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 130 130 202 3294 % 56,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız eaACEc    BECe aDECCAADCDEEcBdAb EB CEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EBCDDeCeDd aBDaAaEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E               dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

175,235 91,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
TUANA AK*LUT 120 21 43 56 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 241 241 325 5348 % 91,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 18 9 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız Bbb Eae  dBECccbDECa cbe acDaE   ca CECa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız deaDe  ebebDBeed         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız   a        e                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   EeDc adcBdeEedBaae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 19 6 9 32

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

270,354 39,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ZEYNEP TAŞTEPE 120 48 20 52 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2312.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 68 68 133 2312 % 39,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEae dECAeDDbECDeCAcBCaDEbECEDEBbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d c     eD CBDaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEB BCBc C eE     BDAD   e EDA          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    d                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 6 1 50

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

275,669 36,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
AHMET EMRE ÇİÇEK 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 60 60 123 2119 % 36,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız c   EaC e  ECDbCDEbCAAeCaaEDBEdb cBaCEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E C c  e  bDBDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B CEB CDD EC a     E DEDAC D           d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız DbE DA ab           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 10 0 83

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

370,820 4,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
AHMET YUSUF YİĞİT 120 80 15 25 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 16 266 % 4,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEDCB  BECDeCDE CA DCDEEDBEAC  BDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d CacDbeeAEDBaCACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B     CDD EC bD  B EaDEDAaED DBD E e C C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız DEEc A DCABCB ACaDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 16 0 84

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 10 2 83

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

281,211 33,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
AHSEN AYKANAT 120 52 23 45 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 50 50 111 1931 % 33,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AeCECEDc BEa CDDCE DbC cBCED dECEDEBCDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d b C  deadCBDaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEBE  BDDb A      B b    c Ea        B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız ED EA b a B    bD Cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 13 3 68

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 2 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

215,632 78,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ALİ ÇELİK 120 29 19 72 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 214 214 294 4563 % 78,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız c ACEae ebBECDdeDE CAA CDdEaBbbec ccCEdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B CEBB DD EC a Da     a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 19 9 7 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 3 1 25

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

338,034 11,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ALİ OKTAY ATAR 120 71 23 26 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 8 34 670 % 11,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEabBBECeeDbCEaDACcDBCaDcAECEDEBCDCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  EDDCCeebeDECBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 0 25 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEBEBCBDDCAAE  D        D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız EDDEeDbADCBecCacDCCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

SAYILAR 4 4 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 5 0 42

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

256,559 49,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ALP CAN YÖRÜK 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 103 103 175 2873 % 49,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEDeB acECDdCDE CAADCDaccBEbC  BD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d CDc  D AEDBaCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız Bc E  dDD EC  c        DcaE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız b dDe             ab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 11 3 58

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 2 42

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

282,762 32,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ALP EMRE TEZEL 120 56 37 27 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 44 44 104 1885 % 32,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEcCBaaBECadCDEbCAADCbaEDdEbCAcBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız deCaDbbeeAaDBaCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BaCEB bDD  C    c       A        Ec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız DEEDaAbDeccCcaAdBeaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 1 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

226,331 72,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
AYŞEN AYVA 120 32 17 71 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 192 192 269 4205 % 72,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEDC    ECD CDc Ced CDEceBEAC  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d Ccb    AEDBa AaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  d E                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E   bad        DeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 8 4 42

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

250,170 54,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BATUHAN KARASU 120 51 61 8 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 119 119 191 3171 % 54,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 21 1 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız eEACEbadDdddaaACbdCC ecCDEEeBEcCccccCadD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dBCDceCeDd DBD ACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 20 0 5,00 % 17

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 14 24 2 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız dcdbBBbbDAECAacccccdDDdDbdccccBe  BBBbbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız D d cA aCcBdddcCccdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

PARAGRAF YORUMU 19 10 8 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 2 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 6 6 50

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

262,841 45,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BERFİN ARTUVAN 120 44 15 61 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 89 89 158 2629 % 45,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız caCECEbe eE  C DCE DACAbeCEDaAECEDEBCDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d De   A aECBDaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   B B  D C   aE    DAD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    E              C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 3 0 25

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

285,346 30,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BETÜL NAZ GÖK 120 56 33 31 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 38 38 97 1801 % 30,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AeCECEc eBEb CDDCECDcCAcBCEDEbECEDEeCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  dacCd  de E cDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız C BbcCBD C  E d dEBb D  D C    Bc   eca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız ca EADbeD Bc e  DeCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 8 0 67

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

214,591 78,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BURAK EFE CANKILIÇ 120 31 29 60 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 216 216 296 4588 % 78,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız abebE C   BEC eCDEaCAcDCbaccBEdCAEaeCcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E   cDbe A DBDCAaa D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız               c  a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız  bccD c  A    e   dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 10 9 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

204,906 83,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BURAK TEKECİ 120 27 27 66 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 226 226 306 4832 % 83,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız eE bEbd   BEC  CDECCcADCDdccB  Cbcebbcea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E a a    b DB    a D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız Ba c   a     E                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız DadDDba   B        C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 8 10 42

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

260,988 46,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
BÜŞRA SART 120 43 13 64 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 92 92 162 2695 % 46,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEDe   cECa CDE C   C Ec BE    B CE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d CDc   a EDBDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B C  B DD  C EaDc  E   DACE  e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   c                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 8 1 42

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 6 0 50

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

223,471 73,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
CEYLİN ÖZDOĞAN 120 34 29 57 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 199 199 277 4306 % 73,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız ebACEaC   dECDeCaECddADCDEEDBE C cBeCEdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d bbee D eE cDCAaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız            e d                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   EDe  Dd aeB    a b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

305,184 21,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
DAVUT TAŞTEPE 120 61 27 32 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 19 19 68 1276 % 21,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AB ECED BBE eCDDCEa  CADBCEDcbECEDEBCcb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  bacCCD deadCBDaEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEBE dB DC  E    bcb   bD  Ea     E aBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız ED EAcbeDCBc C dD Cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 14 3 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 4 33

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

357,809 6,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
DOĞA SU KAYNAK 120 79 28 13 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 6 25 397 % 6,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız caCECEaeBdEaACDDbECDcCAcBCEbEAECEDEBdDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aE DCCDDADDECBcCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEBEBCBDDCA EDc BcdDAc a eCED     b CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız EDDEecacDeBBECBcDCCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 4 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 7 3 58

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

275,963 36,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
DURU GEZER 120 48 13 59 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 59 59 122 2107 % 36,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız  EACEaa   BECDeC ECdce CDEEcBEACAEBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d C c  e baDBD ACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BcC  B DD EC  D    E    A               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E D               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 4 0 33

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

280,682 33,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 120 54 31 35 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 53 53 114 1946 % 33,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEACEbC   cECDACDECCA DCDcdDBEbC EBaCEaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d CDcDaeedEDBaCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B CEB bD        eBc  ab AC   D   b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız aEE DdaaC ceBad  cdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 3 8

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

252,132 52,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EFE ERFİDAN 120 42 21 57 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3071.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 114 114 186 3071 % 52,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ecCECEce dE dCDcCEbDACbcBCEaEAECE EBCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  EDcC   AeDdCBaCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız bE c a eDC       E  AD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    c                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 2 25

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

240,526 61,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EGE ÖZDOĞAN 120 39 26 55 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 153 153 226 3590 % 61,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız Aa E Ea  BE dCacCEbDbCADBCEDEbECEeEab C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  dDcCdD AeaECB CaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız dE c                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız E DdcDa    d e Ab Ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

334,956 12,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EGEMEN ÇAĞLAR YILMAZ 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 10 41 722 % 12,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ecCECEDbB    CDcCECDcaAcBCEaEAECEDEBCDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aEDbCC  A  ECBDa  DA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  EBEBdBDDCbc DE  EBDADDEbDCED    d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız EDD  a AaCBB    DCCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 3 1 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 9 2 75

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

397,123 1,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EGEMEN DEPMECİ 120 89 16 15 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 5 95 % 1,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEacBBECACDDCEaeACeDBCEDEbECEDEBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız BdDcCCDadDDECBDCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  E c CBDDCAAEDabBEBDADD      c BBBE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız bDDcADDADCBBECBADCCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 4 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 7 0 58

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

335,470 12,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ELİF ECE TUNCAR 120 70 21 29 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 9 40 714 % 12,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AeCECEDDB E bCaDCE DACAcBCEDEAECEDEBCDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  EacCCDedeD bBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEB  CBDDCA E E  EBaAaDb cCED       CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız Ee E D  aCBc C cD Cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 16 2 84

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 4 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 9 2 75

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

212,622 79,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ELİF ÖZYURT 120 25 7 88 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 219 219 299 4648 % 79,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AeCECEa BBE dCDDCE aACAcBCE E dCE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız         Ae               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız C B                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 9 3 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

252,930 52,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ELİF SAĞIR 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 113 113 185 3043 % 52,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEaC   dECD CDE CAcDCbEEcBEAbbEBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız c e c  e AaaBDeACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B   BBeDD  C           Db               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız     D ba   e  c ca C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 3 1 25

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

296,406 25,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EMİR PEHLİVAN 120 56 17 47 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 26 26 79 1478 % 25,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEDCB  BEbDdCbE CAcDCDEcDBEAb EBDbECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dcC cD c AEDBaCACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız cc    CDD EC  DD    DDbDACED            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E        a       C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 10 1 83

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

149,932 96,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ENES KAHVECİ 120 10 33 77 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 247 247 331 5606 % 96,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 21 12 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cc  E C ebccb  bDb d Aee aacBEbd Ea  dea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız a   ae e b DBe Aaa e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız d                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   d       c         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

PARAGRAF YORUMU 19 4 10 21

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

217,227 77,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ENES KUMRULAR 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 210 210 290 4502 % 77,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız  BCEdEb dBE  C DCEaDACecBC DaAdCbbEBeabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E aa   bcD  B  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız aEB                               b de  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız aDDdbDa    B      C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 9 9 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

239,299 62,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ERAY YILMAZ 120 39 27 54 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 159 159 233 3646 % 62,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECE   BEecCDDbECeACccBCaDcAE cD a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E ebbeeAeaE BDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  EBc C DDC  E Eb c  c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız b  c         C A  bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 8 7 42

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

311,888 19,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EYMEN HAZAR 120 62 23 35 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 15 15 58 1132 % 19,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız  cCECEca BECdCDDCECDcCeaBCE EAECdDEaCDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız BEDcCCebADDECcDCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız C aE CdDDC  E       ca                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız ED EeDDbDCBc CBAadCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

320,520 16,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EZGİ KAPAR 120 66 26 28 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 12 12 49 971 % 16,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEDbBBEeeCDDCECDcCA BaEDEAECEDaBdDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız Bd DCa  deaECBDCacDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CdB BC  DC  ED eaEBDAD   D ED    ec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız Ea cAeb aCBBECc D CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 7 0 58

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

347,430 8,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
FURKAN SOYAR 120 77 35 8 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 7 30 519 % 8,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cbeCEaaBb eECDdCDc CAADCDEEcBdbb EBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız debacDCbDdEDBDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BECEBBCDD  CAaDa BBEDDEDAC bdeBDBbBedC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız DEdDbAcDCeBCBEACcDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 4 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 9 1 75

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

241,922 60,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
GAZİ SAKÇAK 120 41 32 47 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 148 148 221 3534 % 60,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aE CE CB  dcCDdCbE CbAaCDaEcBEAb EBDCE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız daeDc Ce bEDBaCAeacD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız   CE  a e  C     B      A        a  ca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız  EE Dc a c ed e a CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 12 5 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 2 8

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

269,649 40,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
HAMZA BAŞARAN 120 49 27 44 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 72 72 137 2338 % 40,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız  cCECEDeBBECdCDDCE    ecBCaD  EaE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  EabdbDDADDdCBaCEaDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   Bc Cd DC AED    B  c     E      b  B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız EDDEeaa DaBc eBcD bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 5 4 26

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

250,362 54,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
HASAN TUNÇ 120 47 45 28 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 118 118 190 3162 % 54,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız edCECEc Bca dCDDCE DACAcdCEbEdEbcccBeDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız BdDcCCeecea CBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 10 12 5,50 % 18

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CdBEab D e    a   BDAc c bbEe    Ba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız dbDE cDAaCdecd e CCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 9 9 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 2 6 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

249,677 54,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
HATİCE BERİL UMURKAN 120 38 9 73 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 121 121 193 3191 % 54,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACE C    ECDdCDE C A C E  BE b  B CE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d C c  e AEDBD AaEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız c     CD       D   E   D                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız a           B      C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 9 1 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 0 25

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

283,206 32,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
HÜSEYİN TALHA ÖRNEK 120 55 34 31 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1869.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 42 42 102 1869 % 32,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız c CECEc  BdddCDbCE DACAadCEDEeEaEDEBCabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız adaDCCDDAeDECBDCEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 12 14 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 12 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız C acBdaecC   eba dc  D   c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız ED EeDeeDCdBEe AD CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 2 3 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

288,830 28,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
İBRAHİM BOZDAĞ 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 32 32 90 1679 % 28,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECEbe BE daDcbECDc bDaCEDaeECE  BCDbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız Bdae  e  eaECB CEBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   B BCBD C  EDE BEB AD     Ec         C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız EDDd  aADCdc Ca   C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

PARAGRAF YORUMU 19 11 5 58

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 7 1 58

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

284,211 31,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
İREM ERKLİ 120 53 23 44 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1842.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 41 41 100 1842 % 31,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEce BE dCDDC CDACeDBCaDE ECE EBCDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aEcDC   AeDECBaaacDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız C B   d D    DE    DA           e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız Ea Ee bdaCB  C cDaCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

PARAGRAF YORUMU 19 16 2 84

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

257,971 48,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
İREM GÜRLER 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2817.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 99 99 171 2817 % 48,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız eEACEDC D eEeDbCDEaCAADCDaEDBEbC EBDCEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E  Dc debddDBaCA aBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B  EB aD   b  ab    D E   E  c   b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   c    a          bC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 3 2 25

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

293,907 26,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
İREM KUL 120 55 17 48 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 27 27 81 1544 % 26,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACEaCB C ECD CbEbCAcDCDbccBEAbAcBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dc DD CaeAEDBDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B CEBBCDD EC E                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   E        dc    DCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 4 0 33

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

225,707 72,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
İREM ÜSTÜNDAĞ 120 37 37 46 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 194 194 271 4220 % 72,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEAaEaCBD BEeDbCDEbCAAeCDaEDBEdb cBaCEeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d e b     bDBDCAaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B b d  a   C                     a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 14 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız adcDad Daece aeece C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 0 8

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

156,560 95,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
IŞILLÖNİZ 120 13 36 71 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 246 246 330 5537 % 95,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 16 17 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız  c dCEcc BE  e DCd D adcdd   eae   ad   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d e a eA DEade     Ea  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız    d     e                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    aee AebB   ac  ab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 19 1 9 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

247,238 56,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
KEMAL EGE İBŞİR 120 43 33 44 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 132 132 204 3303 % 56,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCECEe  BE  eDDdEaDdCAeeCE*  ECEc aCcC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız dEacCbe AeDEeBaCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız C B  d D C     a   aA   D  E            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız EaDEe a aaBc e AD ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 19 10 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

225,046 72,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
LTFMFS 120 31 17 72 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 195 195 273 4245 % 72,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d DCCeeAeDEeBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  EBcBC  DC  EDE  dB  c c  a       a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız ED b a  eCBB CdAb CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 3 4 25

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

282,515 32,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ME*MET ALİ AYDIN 120 60 53 7 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 45 45 105 1889 % 32,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCbCEaecBEddeacCECDACADBCEDceEbEDcBCDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  dDcCCecAcbECcaeaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 14 0 12,50 % 42

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEBdBeBDDCAAEDdb*****DbdDcaEDd d  aaC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız *acEADbcDadBEeccDeCa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

SAYILAR 4 4 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 7 5 58

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

182,396 90,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
MEDİNE İNAL 120 20 29 71 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 237 237 321 5266 % 90,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCE Ec      e DbE bca bB EDd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d    a d aECBD aBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 10 19 -1,50 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 12 27 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız bdac adcD b  b c                  c  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    E    a      ec Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

PARAGRAF YORUMU 19 3 5 16

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 3 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 2 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

358,674 6,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
MEHMET EMİR POLAT 120 78 23 19 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 24 386 % 6,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaCECEacBBECACDDCEbbACADBCaDcAECEDEBCDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız cdDcCCa ADbECBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEBEBCBDDC  EeEe EBbADDEacCEDb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız EDDE Da DCBBECcA  Ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 11 1 92

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

210,499 80,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  10000
MEHMET YILDIZ 120 34 47 39 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 221 221 301 4704 % 80,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 26 3 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cE dEaCdb BdCbdbcEaCd DabEacdEbbcaaeCaea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız deCDc beDAEaB  ACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız dc    CDD EC     BdEbD D eb             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   d  b D   edcAeBceC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

PARAGRAF YORUMU 19 5 13 26

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 7 3 58

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

217,369 77,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
MELİKE E R 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 209 209 289 4497 % 77,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABaECED   E  CDDbdaDACAbBaEbE ECdeEBecbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d bb   dcDaCBaaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız b    CB  C    bc   e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız  a d Db           C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 2 0 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

362,985 5,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
MELİS GÜNAY 120 80 25 15 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 22 346 % 5,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEDCBaCBECDACDECCAADCDEEcBEbbAEaDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EaCDcDCceAEcabd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BcCcBBCDDAECAEDDcBBEDacDACED D   E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız DbEDDeaDCABCBaACcDaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

SAYILAR 4 3 1 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 10 2 83

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

319,522 17,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
NACİ KAAN KORALP 120 66 28 26 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 13 13 50 995 % 17,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEdCEaC  C  CDACDc CAdDCDacbBEAb EBeCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EaCaDedebdEDBDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız B  EB CDD EC dDD BaE  bcAa   DB  EBaBC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız bEdDa bDCA CB A  DCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 12 6 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 3 42

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

303,692 22,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
NAZ AYKURT 120 60 25 35 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 21 21 71 1311 % 22,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız eEACEDCdbCBECDdCDE CAebCDEEDBEdC cBeCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız EeCDc  e AEDBDCAaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BdaE BbD bcC  DDc  d   DAC       c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız DEEDD b b  CB A   dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 3 3 25

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

254,049 51,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
NİSANUR YÜM 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2993.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 110 110 182 2993 % 51,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız dcCECE   BE dCDDCE ebC aBCEDEAECEDaBCDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E cC   deDE B aaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız   B BC  DC     c  B               a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız  D d     bB     b Cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 12 5 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 2 0 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

192,321 87,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
NUREFŞAN TAŞTEPE 120 20 15 85 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 236 236 317 5097 % 87,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cb CEaeBeaBECD CDE CAcaC aEcBb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız       bD d bB  A aBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 5 5 26

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

174,877 91,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ONUR ÖZDEMİR 120 21 43 56 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 242 242 326 5354 % 91,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız BEACEbe   BE                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dcCDccbeDA aBDd    D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 27 0 -3,75 % 0

Geometri 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Matematik 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız addceedbaecCbdDacdaceacDdacecadDaaBBeecC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

SAYILAR 4 0 4 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 2 10 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

254,411 51,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ORHAN KARASOY 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 109 109 181 2971 % 51,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız  bACcaC    ECDdCDE eAADCDaceBEbb EBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d CDD  e AdDcDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız ac    CDDA C     B  e   A E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız       b bc        bC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 0 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 1 33

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

237,203 64,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
RABİA ÜLKER 120 42 41 37 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 164 164 238 3744 % 64,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcbcCEDeeBE  CDDCECDACAcdCaDEdECEDEBCcb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız edDcCC DAeDECBDaaB*      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız C  c ae DC        d ec   ee    e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 14 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız d D bebeaadc eB bebe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 1 1 25

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 1 3 8

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

325,169 15,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
RÜZGAR EFE ALADAĞ 120 67 24 29 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 11 11 45 884 % 15,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACEDCB  cECDdCDECCA DCabEaBEAb EBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız dBCDc be AEDBDaACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BcC B CD  ECAEDa B E    b  D cB     eC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız abEDe DDC eCBEA eaCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 5 0 42

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

231,538 68,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
SELMAN BURDURLU 120 38 33 49 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 180 180 254 3982 % 68,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCbeE   eE  CDDCE eACecBeaDE dCE  cCDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  d bC e Aeb dB CEBeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız  EB  C DDC  E E     Ac    b      Bb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız baDdcbb a dc d d  Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

PARAGRAF YORUMU 19 8 8 42

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 2 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 2 33

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

368,196 5,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
YİĞİT KARAKUZU 120 79 14 27 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 18 292 % 5,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız  EACEDCB C ECDeCDE CAc CDEEDBEbb EBDCECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E CDcDCecdEDBaCACEBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız BE EBB DD EC  DDa    DED CEDe    EB BC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız eEE D D C BCdEACBDCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 15 2 79

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100

PROBLEMLER 12 9 0 75

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

302,176 23,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ZEYNEP GÖKYILDIZ 120 60 26 34 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 22 22 73 1345 % 23,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ABCECE cBBECACDDCECDACAcBCEDEbECEDcBCDbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız adDcCCcDdDDECBDCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız CEBdcdaDDCdb                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız d DE Db a cBEbBde Ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

SAYILAR 4 2 2 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0

PROBLEMLER 12 2 1 17

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ VE RENK TYT 1

281,229 33,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ZEYNEP KARAKAN 120 52 23 45 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 49 49 110 1929 % 33,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 64 248 248 332 5821

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız  EACEeC  eBECD CDE CAAeC accBEAC  BDCECc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E b  ebe AEaBDCACaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız Bc EB CDD EC E Db  c  d c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız  bEDDeDa   CB e   aC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

PARAGRAF YORUMU 19 12 4 63

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

SAYILAR 4 3 0 75

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0

PROBLEMLER 12 4 2 33

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

248 248 332 5821

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme B

19

%21,11

16

%17,78

35

%38,89

2

%2,22

13

%14,44

5

%5,56
 

Doğru (%17,78)

Yanlış (%76,67)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Söz Öbeklerinde Anlam E

2

%2,22

11

%12,22

2

%2,22

1

%1,11

72

%80,00

2

%2,22
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%17,78)

Boş (%2,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

65

%72,22

1

%1,11

3

%3,33

3

%3,33

6

%6,67

12

%13,33
 

Doğru (%72,22)

Yanlış (%14,44)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

2

%2,22

3

%3,33

76

%84,44

1

%1,11

1

%1,11

7

%7,78
 

Doğru (%84,44)

Yanlış (%7,78)

Boş (%7,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama E

1

%1,11

2

%2,22

1

%1,11

1

%1,11

85

%94,44
  

Doğru (%94,44)

Yanlış (%5,56)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 İki Cümleyi Birleştirme D

31

%34,44

11

%12,22

11

%12,22

22

%24,44

5

%5,56

10

%11,11
 

Doğru (%24,44)

Yanlış (%64,44)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Anlatım Teknikleri C

3

%3,33

1

%1,11

73

%81,11

2

%2,22

8

%8,89

3

%3,33
 

Doğru (%81,11)

Yanlış (%15,56)

Boş (%3,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Tamlamalar - Karma B

1

%1,11

32

%35,56

1

%1,11

7

%7,78

3

%3,33

46

%51,11
 

Doğru (%35,56)

Yanlış (%13,33)

Boş (%51,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Karma Dil Bilgisi D

7

%7,78

8

%8,89

5

%5,56

6

%6,67

22

%24,44

42

%46,67
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%46,67)

Boş (%46,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Ses Bilgisi - Karma C

7

%7,78

4

%4,44

16

%17,78

5

%5,56

4

%4,44

54

%60,00
 

Doğru (%17,78)

Yanlış (%22,22)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Yazım Kuralları - Karma B  

53

%58,89

9

%10,00

8

%8,89

4

%4,44

16

%17,78
 

Doğru (%58,89)

Yanlış (%23,33)

Boş (%17,78)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

248 248 332 5821

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler E

1

%1,11
 

2

%2,22

3

%3,33

78

%86,67

6

%6,67
 

Doğru (%86,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Noktalama İşaretleri - Karma C

4

%4,44

4

%4,44

68

%75,56

2

%2,22

11

%12,22

1

%1,11
 

Doğru (%75,56)

Yanlış (%23,33)

Boş (%1,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma D

6

%6,67

1

%1,11

1

%1,11

69

%76,67

4

%4,44

9

%10,00
 

Doğru (%76,67)

Yanlış (%13,33)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Yapısı Bakımından Sözcükler A

14

%15,56

4

%4,44

3

%3,33

27

%30,00

12

%13,33

30

%33,33
 

Doğru (%15,56)

Yanlış (%51,11)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C

1

%1,11

13

%14,44

72

%80,00

1

%1,11

2

%2,22

1

%1,11
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%18,89)

Boş (%1,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Paragrafı İkiye Ayırma D

1

%1,11

8

%8,89

7

%7,78

72

%80,00
 

2

%2,22
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%17,78)

Boş (%2,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E  

2

%2,22

4

%4,44

7

%7,78

74

%82,22

3

%3,33
 

Doğru (%82,22)

Yanlış (%14,44)

Boş (%3,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Paragrafın Yorumlanması C

15

%16,67

7

%7,78

31

%34,44

2

%2,22
 

35

%38,89
 

Doğru (%34,44)

Yanlış (%26,67)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-22 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

5

%5,56
 

77

%85,56

4

%4,44

1

%1,11

3

%3,33
 

Doğru (%85,56)

Yanlış (%11,11)

Boş (%3,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Paragrafın Yorumlanması A

53

%58,89

10

%11,11

5

%5,56

3

%3,33

10

%11,11

9

%10,00
 

Doğru (%58,89)

Yanlış (%31,11)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

45

%50,00

4

%4,44

20

%22,22

4

%4,44

6

%6,67

11

%12,22
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,78)

Boş (%12,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-20 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

4

%4,44

4

%4,44

9

%10,00

53

%58,89

9

%10,00

11

%12,22
 

Doğru (%58,89)

Yanlış (%28,89)

Boş (%12,22)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

248 248 332 5821

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

4

%4,44
 

78

%86,67

2

%2,22

3

%3,33

3

%3,33
 

Doğru (%86,67)

Yanlış (%10,00)

Boş (%3,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 Paragrafın Yorumlanması D

7

%7,78

12

%13,33
 

58

%64,44
 

12

%13,33

1

%1,11

Doğru (%64,44)

Yanlış (%22,22)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

25

%27,78

5

%5,56

2

%2,22

4

%4,44

49

%54,44

5

%5,56
 

Doğru (%54,44)

Yanlış (%40,00)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

6

%6,67
 

21

%23,33

2

%2,22

53

%58,89

8

%8,89
 

Doğru (%58,89)

Yanlış (%32,22)

Boş (%8,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

7

%7,78

4

%4,44

43

%47,78

26

%28,89

4

%4,44

6

%6,67
 

Doğru (%28,89)

Yanlış (%64,44)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

2

%2,22

72

%80,00
 

9

%10,00

4

%4,44

3

%3,33
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%3,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-31 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

3

%3,33

2

%2,22
 

5

%5,56

75

%83,33

5

%5,56
 

Doğru (%83,33)

Yanlış (%11,11)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

31

%34,44

24

%26,67

1

%1,11

7

%7,78

6

%6,67

21

%23,33
 

Doğru (%34,44)

Yanlış (%42,22)

Boş (%23,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,11

38

%42,22

30

%33,33

2

%2,22

3

%3,33

16

%17,78
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%48,89)

Boş (%17,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-40 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri A

17

%18,89

4

%4,44

6

%6,67

7

%7,78
 

56

%62,22
 

Doğru (%18,89)

Yanlış (%18,89)

Boş (%62,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-35 Paragrafın Yorumlanması E

6

%6,67

1

%1,11

16

%17,78

1

%1,11

41

%45,56

25

%27,78
 

Doğru (%45,56)

Yanlış (%26,67)

Boş (%27,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

12

%13,33

63

%70,00

3

%3,33
 

2

%2,22

10

%11,11
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%18,89)

Boş (%11,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

248 248 332 5821

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

5

%5,56

3

%3,33

4

%4,44

47

%52,22

9

%10,00

22

%24,44
 

Doğru (%52,22)

Yanlış (%23,33)

Boş (%24,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-32 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

2

%2,22

6

%6,67

70

%77,78
 

2

%2,22

10

%11,11
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%11,11)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%2,22

4

%4,44

4

%4,44

4

%4,44

68

%75,56

8

%8,89
 

Doğru (%75,56)

Yanlış (%15,56)

Boş (%8,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%2,22

2

%2,22

48

%53,33

8

%8,89

16

%17,78

14

%15,56
 

Doğru (%53,33)

Yanlış (%31,11)

Boş (%15,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar D

9

%10,00

1

%1,11

11

%12,22

51

%56,67

4

%4,44

14

%15,56
 

Doğru (%56,67)

Yanlış (%27,78)

Boş (%15,56)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 İnsanlığın İlk İzleri E

5

%5,56

3

%3,33

2

%2,22

51

%56,67

27

%30,00

2

%2,22
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%67,78)

Boş (%2,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Oğuzların İslamiyet’i Kabulü B

13

%14,44

9

%10,00

6

%6,67

6

%6,67

8

%8,89

48

%53,33
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%36,67)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Fetih ve Fatih C

4

%4,44

7

%7,78

53

%58,89

2

%2,22

7

%7,78

17

%18,89
 

Doğru (%58,89)

Yanlış (%22,22)

Boş (%18,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Millî Mücadele'de Cepheler D

12

%13,33

3

%3,33

3

%3,33

39

%43,33
 

33

%36,67
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%20,00)

Boş (%36,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri D

3

%3,33

10

%11,11

46

%51,11

16

%17,78

10

%11,11

5

%5,56
 

Doğru (%17,78)

Yanlış (%76,67)

Boş (%5,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal
Saat) D

8

%8,89

2

%2,22

2

%2,22

15

%16,67

19

%21,11

44

%48,89
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%34,44)

Boş (%48,89)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

248 248 332 5821

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Yeryüzündeki İklim Tipleri C

4

%4,44

16

%17,78

26

%28,89

9

%10,00

2

%2,22

33

%36,67
 

Doğru (%28,89)

Yanlış (%34,44)

Boş (%36,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Türkiye'de Nüfusun Dağılışı D

2

%2,22

1

%1,11

6

%6,67

13

%14,44

59

%65,56

9

%10,00
 

Doğru (%14,44)

Yanlış (%75,56)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Bölge ve Bölge Türleri D

3

%3,33

10

%11,11

3

%3,33

13

%14,44

14

%15,56

47

%52,22
 

Doğru (%14,44)

Yanlış (%33,33)

Boş (%52,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları A

47

%52,22

8

%8,89

2

%2,22

25

%27,78

2

%2,22

6

%6,67
 

Doğru (%52,22)

Yanlış (%41,11)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Felsefi Okuma ve Yazma E

5

%5,56

4

%4,44
 

6

%6,67

56

%62,22

19

%21,11
 

Doğru (%62,22)

Yanlış (%16,67)

Boş (%21,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D

18

%20,00

4

%4,44

2

%2,22

60

%66,67
 

6

%6,67
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%26,67)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B

1

%1,11

82

%91,11

5

%5,56

1

%1,11
 

1

%1,11
 

Doğru (%91,11)

Yanlış (%7,78)

Boş (%1,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D

25

%27,78

1

%1,11

4

%4,44

45

%50,00

3

%3,33

12

%13,33
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%36,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. C

3

%3,33

4

%4,44

56

%62,22

3

%3,33

5

%5,56

19

%21,11
 

Doğru (%62,22)

Yanlış (%16,67)

Boş (%21,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini
değerlendirir. A

79

%87,78
  

1

%1,11

1

%1,11

9

%10,00
 

Doğru (%87,78)

Yanlış (%2,22)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. C

21

%23,33
 

51

%56,67
 

4

%4,44

14

%15,56
 

Doğru (%56,67)

Yanlış (%27,78)

Boş (%15,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı
tanır. E

66

%73,33
   

16

%17,78

8

%8,89
 

Doğru (%17,78)

Yanlış (%73,33)

Boş (%8,89)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

248 248 332 5821

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18

Temel değerleri ayet ve hadislerle
ilişkilendirir. B

2

%2,22

71

%78,89

4

%4,44
 

1

%1,11

12

%13,33
 

Doğru (%78,89)

Yanlış (%7,78)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi
fark eder. D    

80

%88,89

2

%2,22

7

%7,78

1

%1,11

Doğru (%88,89)

Yanlış (%3,33)

Boş (%7,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Felsefi Okuma ve Yazma C  

1

%1,11
   

89

%98,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,11)

Boş (%98,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A      

90

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B      

90

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. E     

1

%1,11

89

%98,89
 

Doğru (%1,11)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22

Siyaset felsefesinin konusunu ve
problemlerini açıklar. D

1

%1,11
    

89

%98,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,11)

Boş (%98,89)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Rasyonel Sayılar B

6

%6,90

55

%63,22

2

%2,30

3

%3,45

1

%1,15

20

%22,99
 

Doğru (%63,22)

Yanlış (%13,79)

Boş (%22,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Rasyonel Sayılar E

3

%3,45

1

%1,15

23

%26,44

6

%6,90

12

%13,79

42

%48,28
 

Doğru (%13,79)

Yanlış (%37,93)

Boş (%48,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler C

3

%3,45

7

%8,05

31

%35,63

4

%4,60
 

42

%48,28
 

Doğru (%35,63)

Yanlış (%16,09)

Boş (%48,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sayı Basamakları E

1

%1,15

2

%2,30

4

%4,60

3

%3,45

36

%41,38

41

%47,13
 

Doğru (%41,38)

Yanlış (%11,49)

Boş (%47,13)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

248 248 332 5821

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Tek ve Çift Sayılar B

2

%2,30

31

%35,63

1

%1,15

8

%9,20

2

%2,30

43

%49,43
 

Doğru (%35,63)

Yanlış (%14,94)

Boş (%49,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Köklü ifadeler B

1

%1,15

25

%28,74

2

%2,30
 

1

%1,15

58

%66,67
 

Doğru (%28,74)

Yanlış (%4,60)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Oran ve Orantı C

8

%9,20

5

%5,75

33

%37,93

9

%10,34

4

%4,60

28

%32,18
 

Doğru (%37,93)

Yanlış (%29,89)

Boş (%32,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Sayı Basamakları D

3

%3,45

3

%3,45

1

%1,15

49

%56,32
 

31

%35,63
 

Doğru (%56,32)

Yanlış (%8,05)

Boş (%35,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Oran ve Orantı D

2

%2,30
 

2

%2,30

41

%47,13

4

%4,60

38

%43,68
 

Doğru (%47,13)

Yanlış (%9,20)

Boş (%43,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

9

%10,34

2

%2,30

1

%1,15
 

2

%2,30

73

%83,91
 

Doğru (%10,34)

Yanlış (%5,75)

Boş (%83,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E  

1

%1,15

2

%2,30
 

32

%36,78

52

%59,77
 

Doğru (%36,78)

Yanlış (%3,45)

Boş (%59,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Sayı Problemleri C  

2

%2,30

59

%67,82

2

%2,30

5

%5,75

19

%21,84
 

Doğru (%67,82)

Yanlış (%10,34)

Boş (%21,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sayı Basamakları A

9

%10,34

4

%4,60

3

%3,45

1

%1,15
 

70

%80,46
 

Doğru (%10,34)

Yanlış (%9,20)

Boş (%80,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Bölünebilme Kuralları E

7

%8,05

4

%4,60

3

%3,45

6

%6,90

16

%18,39

51

%58,62
 

Doğru (%18,39)

Yanlış (%22,99)

Boş (%58,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 Mutlak Değerli Eşitsizlikler D

4

%4,60

3

%3,45

3

%3,45

21

%24,14

3

%3,45

53

%60,92
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%14,94)

Boş (%60,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri D

7

%8,05

5

%5,75

2

%2,30

17

%19,54

2

%2,30

53

%60,92

1

%1,15

Doğru (%19,54)

Yanlış (%19,54)

Boş (%60,92)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

248 248 332 5821

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

6

%6,90

6

%6,90

10

%11,49

2

%2,30

5

%5,75

58

%66,67
 

Doğru (%2,30)

Yanlış (%31,03)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Önermeler ve Bileşik Önermeler B

1

%1,15

28

%32,18

3

%3,45

3

%3,45
 

51

%58,62

1

%1,15

Doğru (%32,18)

Yanlış (%9,20)

Boş (%58,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Fonksiyonlarda İşlemler B

3

%3,45

5

%5,75

3

%3,45

2

%2,30
 

73

%83,91

1

%1,15

Doğru (%5,75)

Yanlış (%10,34)

Boş (%83,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Sayı Problemleri E  

1

%1,15

5

%5,75

7

%8,05

22

%25,29

51

%58,62

1

%1,15

Doğru (%25,29)

Yanlış (%16,09)

Boş (%58,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Sayı Problemleri D

1

%1,15

2

%2,30
 

10

%11,49

2

%2,30

72

%82,76
 

Doğru (%11,49)

Yanlış (%5,75)

Boş (%82,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25 Hareket Problemleri D

6

%6,90

1

%1,15
 

14

%16,09
 

66

%75,86
 

Doğru (%16,09)

Yanlış (%8,05)

Boş (%75,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Yaş Problemleri E

3

%3,45

5

%5,75

6

%6,90

3

%3,45

8

%9,20

62

%71,26
 

Doğru (%9,20)

Yanlış (%19,54)

Boş (%71,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Yaş Problemleri D

3

%3,45
 

9

%10,34

25

%28,74
 

50

%57,47
 

Doğru (%28,74)

Yanlış (%13,79)

Boş (%57,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21 Periyodik Durumlar A

33

%37,93

5

%5,75

4

%4,60

2

%2,30

1

%1,15

41

%47,13

1

%1,15

Doğru (%37,93)

Yanlış (%14,94)

Boş (%47,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Yaş Problemleri C

6

%6,90

2

%2,30

15

%17,24

1

%1,15

2

%2,30

61

%70,11
 

Doğru (%17,24)

Yanlış (%12,64)

Boş (%70,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Karışım Problemleri E  

1

%1,15

2

%2,30
 

22

%25,29

62

%71,26
 

Doğru (%25,29)

Yanlış (%3,45)

Boş (%71,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Grafik Problemleri D

2

%2,30

1

%1,15

2

%2,30

13

%14,94

2

%2,30

67

%77,01
 

Doğru (%14,94)

Yanlış (%8,05)

Boş (%77,01)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

248 248 332 5821

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Permütasyon A

1

%1,15

1

%1,15

3

%3,45

2

%2,30

3

%3,45

77

%88,51
 

Doğru (%1,15)

Yanlış (%10,34)

Boş (%88,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-26 Basit Olayların Olasılıkları D

1

%1,15

2

%2,30

10

%11,49

6

%6,90

6

%6,90

62

%71,26
 

Doğru (%6,90)

Yanlış (%21,84)

Boş (%71,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Üçgende Açılar B  

8

%9,20
 

2

%2,30

1

%1,15

76

%87,36
 

Doğru (%9,20)

Yanlış (%3,45)

Boş (%87,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Dörtgenler D    

3

%3,45

1

%1,15

83

%95,40
 

Doğru (%3,45)

Yanlış (%1,15)

Boş (%95,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-36 Üçgenlerin Benzerliği B

2

%2,30

1

%1,15
   

84

%96,55
 

Doğru (%1,15)

Yanlış (%2,30)

Boş (%96,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-35 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri E

7

%8,05

8

%9,20

3

%3,45
 

7

%8,05

62

%71,26
 

Doğru (%8,05)

Yanlış (%20,69)

Boş (%71,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 Üçgende Alan B  

9

%10,34

1

%1,15

1

%1,15

1

%1,15

75

%86,21
 

Doğru (%10,34)

Yanlış (%3,45)

Boş (%86,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik B

1

%1,15

3

%3,45

1

%1,15
 

3

%3,45

79

%90,80
 

Doğru (%3,45)

Yanlış (%5,75)

Boş (%90,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Eşkenar Dörtgen B

1

%1,15

8

%9,20

2

%2,30

1

%1,15

3

%3,45

72

%82,76
 

Doğru (%9,20)

Yanlış (%8,05)

Boş (%82,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Çokgenler C

2

%2,30

1

%1,15

8

%9,20

1

%1,15

2

%2,30

73

%83,91
 

Doğru (%9,20)

Yanlış (%6,90)

Boş (%83,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar D  

2

%2,30

1

%1,15
  

84

%96,55
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,45)

Boş (%96,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Silindir C

1

%1,15

1

%1,15

5

%5,75

2

%2,30
 

78

%89,66
 

Doğru (%5,75)

Yanlış (%4,60)

Boş (%89,66)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

248 248 332 5821

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Kütle, Hacim ve Özkütle D

13

%15,48

3

%3,57
 

27

%32,14

2

%2,38

39

%46,43
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%21,43)

Boş (%46,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Newton'un Hareket Yasaları E

3

%3,57

8

%9,52

3

%3,57

7

%8,33

28

%33,33

34

%40,48

1

%1,19

Doğru (%33,33)

Yanlış (%26,19)

Boş (%40,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer
Disiplinlerle İlişkisi E

2

%2,38

1

%1,19

9

%10,71

20

%23,81

46

%54,76

6

%7,14
 

Doğru (%54,76)

Yanlış (%38,10)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Mekanik Enerji ve Korunumu D   

4

%4,76

30

%35,71

1

%1,19

49

%58,33
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%5,95)

Boş (%58,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı D

7

%8,33

3

%3,57

7

%8,33

28

%33,33

6

%7,14

33

%39,29
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%27,38)

Boş (%39,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma A

12

%14,29

7

%8,33

5

%5,95

3

%3,57

10

%11,90

47

%55,95
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%29,76)

Boş (%55,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı D

10

%11,90

21

%25,00

2

%2,38

7

%8,33

6

%7,14

38

%45,24
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%46,43)

Boş (%45,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Kimyanın Sembolik Dili D

25

%29,76
 

1

%1,19

22

%26,19

2

%2,38

34

%40,48
 

Doğru (%26,19)

Yanlış (%33,33)

Boş (%40,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Periyodik Özellikler C

6

%7,14

5

%5,95

23

%27,38

4

%4,76

2

%2,38

44

%52,38
 

Doğru (%27,38)

Yanlış (%20,24)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ A

10

%11,90

1

%1,19

8

%9,52

2

%2,38

7

%8,33

56

%66,67
 

Doğru (%11,90)

Yanlış (%21,43)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Mol Kavramı B

1

%1,19

18

%21,43

14

%16,67

1

%1,19

3

%3,57

47

%55,95
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%22,62)

Boş (%55,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Koligatif Özellikler C

1

%1,19

3

%3,57

21

%25,00

6

%7,14

15

%17,86

38

%45,24
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%29,76)

Boş (%45,24)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ VE RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

248 248 332 5821

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Asitler ve Bazlar B  

28

%33,33

6

%7,14

15

%17,86

1

%1,19

34

%40,48
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%26,19)

Boş (%40,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları E

4

%4,76
 

4

%4,76

1

%1,19

13

%15,48

62

%73,81
 

Doğru (%15,48)

Yanlış (%10,71)

Boş (%73,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

A
18

%21,43

1

%1,19

14

%16,67

5

%5,95

10

%11,90

36

%42,86
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%35,71)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. C

1

%1,19
 

11

%13,10

5

%5,95

6

%7,14

61

%72,62
 

Doğru (%13,10)

Yanlış (%14,29)

Boş (%72,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Hücre zarından madde geçişine ilişkin
kontrollü bir deney yapar. B

6

%7,14

11

%13,10

10

%11,90

2

%2,38

1

%1,19

54

%64,29
 

Doğru (%13,10)

Yanlış (%22,62)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. D

7

%8,33

5

%5,95

5

%5,95

23

%27,38

7

%8,33

37

%44,05
 

Doğru (%27,38)

Yanlış (%28,57)

Boş (%44,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Mitozu açıklar. C

10

%11,90

10

%11,90

15

%17,86

11

%13,10

9

%10,71

29

%34,52
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%47,62)

Boş (%34,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle
açıklar. C

4

%4,76

12

%14,29

60

%71,43
 

1

%1,19

7

%8,33
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%20,24)

Boş (%8,33)
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