
OKUL TYT NET LİSTESİ (GENEL sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 85 85 85 85

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal Bilgiler Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam GENEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 6,99 16,06 6,89 3,64 5,99 6,62 3,25 5,81 5,87 3,81 4,92 37,19 17,69 32,78 213,350

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 6,99 16,06 6,89 3,64 5,99 6,62 3,25 5,81 5,87 3,81 4,92 37,19 17,69 32,78 213,350

KATILIMLAR

1 0 EGEMEN DEPMECİ 11S 40 0 40,00 14 0 14,00 13 0 13,00 12 1 11,75 79 1 78,75 364,338 1

2 0 ALİ OKTAY ATAR 11S 39 1 38,75 13 1 12,75 13 0 13,00 11 2 10,50 76 4 75,00 352,300 2

3 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11S 38 2 37,50 13 1 12,75 13 0 13,00 12 1 11,75 76 4 75,00 351,250 3

4 0 YİĞİT KARAKUZU 11S 37 2 36,50 13 1 12,75 12 1 11,75 10 3 9,25 72 7 70,25 336,493 4

5 0 FURKAN SOYAR 11S 37 3 36,25 12 2 11,50 12 1 11,75 11 2 10,50 72 8 70,00 335,550 5

6 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11S 36 2 35,50 14 0 14,00 11 2 10,50 9 3 8,25 70 7 68,25 329,793 6

7 0 DAVUT TAŞTEPE 11S 34 2 33,50 13 1 12,75 12 1 11,75 11 2 10,50 70 6 68,50 328,845 7

8 0 MEHMET EMİR POLAT 11S 35 5 33,75 13 1 12,75 13 0 13,00 9 4 8,00 70 10 67,50 326,125 8

9 0 NACİ KAAN KORALP 11S 36 3 35,25 13 1 12,75 10 3 9,25 9 4 8,00 68 11 65,25 320,793 9

10 0 ELİF ECE TUNCAR 11S 34 2 33,50 14 0 14,00 10 3 9,25 8 3 7,25 66 8 64,00 315,660 10

11 0 EMİR BARLAS 11S 31 7 29,25 12 2 11,50 13 0 13,00 9 2 8,50 65 11 62,25 306,963 11

12 0 İBRAHİM BOZDAĞ 11S 35 2 34,50 8 2 7,50 10 2 9,50 8 4 7,00 61 10 58,50 300,385 12

13 0 MELİS GÜNAY 11S 32 7 30,25 13 1 12,75 11 2 10,50 7 6 5,50 63 16 59,00 298,280 13

14 0 MEHMET ALİ AYDIN 11S 35 5 33,75 11 3 10,25 12 1 11,75 4 9 1,75 62 18 57,50 296,825 14

15 0 EGEMEN YILMAZ 11S 34 4 33,00 10 4 9,00 9 4 8,00 8 4 7,00 61 16 57,00 294,730 15

16 0 HAMZA BAŞARAN 11S 31 4 30,00 10 3 9,25 11 2 10,50 7 1 6,75 59 10 56,50 290,745 16

17 0 İREM ERKLİ 11S 28 4 27,00 10 4 9,00 10 1 9,75 10 1 9,75 58 10 55,50 285,295 17

18 0 BETÜL NAZ GÖK 11S 30 7 28,25 13 1 12,75 6 6 4,50 10 2 9,50 59 16 55,00 284,880 18

19 0 EZGİ KAPAR 11S 30 3 29,25 10 1 9,75 7 6 5,50 10 1 9,75 57 11 54,25 283,523 19

20 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK 11S 30 10 27,50 11 3 10,25 11 2 10,50 7 5 5,75 59 20 54,00 281,320 20

21 0 BÜŞRA SART 11S 28 4 27,00 8 1 7,75 8 2 7,50 8 1 7,75 52 8 50,00 269,180 21

22 0 ALP CAN YÖRÜ 11S 25 4 24,00 12 1 11,75 7 6 5,50 10 2 9,50 54 13 50,75 268,858 22

23 0 AHSEN AYKANAT 11S 24 3 23,25 8 2 7,50 8 3 7,25 10 3 9,25 50 11 47,25 257,973 23

24 0 EYMEN HAZAR 11S 23 8 21,00 9 1 8,75 9 4 8,00 9 3 8,25 50 16 46,00 252,420 24

25 0 CEYLİN AVCIBA * 11S 27 4 26,00 4 3 3,25 10 0 10,00 6 5 4,75 47 12 44,00 250,760 25

26 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11S 18 7 16,25 12 1 11,75 12 1 11,75 7 6 5,50 49 15 45,25 246,233 26

27 0 CEYLİN ÇETİN 11S 24 10 21,50 10 1 9,75 9 4 8,00 5 4 4,00 48 19 43,25 244,783 27

28 0 ZEYNEP KARAKAN 11S 18 6 16,50 9 2 8,50 11 2 10,50 9 3 8,25 47 13 43,75 242,048 28

29 0 YİĞİT ALİ TUNCAY 11S 21 6 19,50 9 2 8,50 11 2 10,50 5 3 4,25 46 13 42,75 241,638 29
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OKUL TYT NET LİSTESİ (GENEL sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 85 85 85 85

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal Bilgiler Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam GENEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 6,99 16,06 6,89 3,64 5,99 6,62 3,25 5,81 5,87 3,81 4,92 37,19 17,69 32,78 213,350

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 6,99 16,06 6,89 3,64 5,99 6,62 3,25 5,81 5,87 3,81 4,92 37,19 17,69 32,78 213,350

KATILIMLAR

30 0 NAZ AYKURT 11S 22 9 19,75 5 6 3,50 12 0 12,00 8 4 7,00 47 19 42,25 240,383 30

31 0 ALİ ÇELİK 11S 25 3 24,25 6 6 4,50 7 2 6,50 6 6 4,50 44 17 39,75 236,838 31

32 0 DURU GEZER 11S 22 5 20,75 8 3 7,25 6 5 4,75 6 4 5,00 42 17 37,75 228,038 32

33 0 NİSANUR YÜM 11A 18 7 16,25 9 0 9,00 6 3 5,25 9 2 8,50 42 12 39,00 227,920 33

34 0 SELMAN BURDURLU 11S 26 10 23,50 7 6 5,50 6 5 4,75 3 4 2,00 42 25 35,75 224,488 34

35 0 GAZİ SAKÇAK 11S 21 5 19,75 6 5 4,75 8 4 7,00 6 6 4,50 41 20 36,00 222,070 35

36 0 MEHMET SAYIN 11S 15 15 11,25 8 3 7,25 11 2 10,50 9 4 8,00 43 24 37,00 217,860 36

37 0 HASAN TUNÇ 11S 20 10 17,50 6 5 4,75 8 3 7,25 6 3 5,25 40 21 34,75 216,518 37

38 0 İREM GÜRLER 11S 9 8 7,00 10 0 10,00 10 2 9,50 11 2 10,50 40 12 37,00 214,290 38

39 0 ORHAN KARASOY 11S 18 9 15,75 9 3 8,25 7 3 6,25 3 3 2,25 37 18 32,50 208,455 39

40 0 SENA KURT 11S 18 8 16,00 9 3 8,25 6 6 4,50 4 7 2,25 37 24 31,00 204,270 40

41 0 ERAY YILMAZ 11 16 8 14,00 4 6 2,50 8 5 6,75 8 3 7,25 36 22 30,50 201,125 41

42 0 HATİCE BERİL UMURKAN 11S 15 2 14,50 4 1 3,75 6 1 5,75 6 3 5,25 31 7 29,25 197,883 42

43 0 LÜTFÜ ÇİFTÇİ 11S 18 7 16,25 7 3 6,25 5 8 3,00 4 5 2,75 34 23 28,25 196,423 43

44 0 ELİF SAĞIR 11S 15 9 12,75 4 5 2,75 6 5 4,75 8 4 7,00 33 23 27,25 190,553 44

45 0 İREM ÜSTÜNDAĞ 11S 17 7 15,25 3 6 1,50 8 4 7,00 4 5 2,75 32 22 26,50 190,455 45

46 0 KEMAL EGE İBŞİR 11S 14 17 9,75 10 2 9,50 6 6 4,50 6 7 4,25 36 32 28,00 190,230 46

47 0 AHMET EMRE ÇİÇEK 11S 14 5 12,75 8 4 7,00 6 5 4,75 3 2 2,50 31 16 27,00 189,820 47

48 0 AYŞEN AYVA 11S 4 4 3,00 9 1 8,75 8 1 7,75 8 2 7,50 29 8 27,00 181,630 48

49 0 ELİF ÖZYURT 11S 12 2 11,50 6 1 5,75 6 1 5,75 2 2 1,50 26 6 24,50 181,445 49

50 0 BEREN SU CANAL 11S 10 10 7,50 4 4 3,00 8 5 6,75 8 3 7,25 30 22 24,50 178,085 50

51 0 MAHMUT YILDIZ 11S 13 7 11,25 9 3 8,25 4 1 3,75 1 4 0,00 27 15 23,25 177,573 51

52 0 ENES KOCA 11S 12 8 10,00 9 0 9,00 2 4 1,00 5 6 3,50 28 18 23,50 177,255 52

53 0 ALİ EYMEN BAŞKURT 11S 12 7 10,25 9 2 8,50 1 2 0,50 2 1 1,75 24 12 21,00 170,140 53

54 0 EMİR PEHLİVAN 11S 14 6 12,50 3 8 1,00 6 6 4,50 3 4 2,00 26 24 20,00 169,100 54

55 0 CEYLİN ÖZDOĞAN 11S 12 6 10,50 6 3 5,25 1 2 0,50 4 4 3,00 23 15 19,25 165,223 55

56 0 MEHMET YILDIZ 11S 12 7 10,25 8 4 7,00 1 0 1,00 1 0 1,00 22 11 19,25 165,013 56

57 0 ENES KUMRULAR 11S 10 4 9,00 4 4 3,00 4 4 3,00 5 3 4,25 23 15 19,25 163,963 57

58 0 BERK BATU TABAK   S 7 9 4,75 1 5 -0,25 8 3 7,25 8 4 7,00 24 21 18,75 158,928 58
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OKUL TYT NET LİSTESİ (GENEL sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 85 85 85 85

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal Bilgiler Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam GENEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 6,99 16,06 6,89 3,64 5,99 6,62 3,25 5,81 5,87 3,81 4,92 37,19 17,69 32,78 213,350

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 6,99 16,06 6,89 3,64 5,99 6,62 3,25 5,81 5,87 3,81 4,92 37,19 17,69 32,78 213,350

KATILIMLAR

59 0 HASANYAĞIZKOŞAROĞLU 11S 19 11 16,25 2 7 0,25 0 7 -1,75 0 2 -0,50 21 27 14,25 155,403 59

60 0 BATUHAN KARASU 11S 13 20 8,00 5 7 3,25 3 5 1,75 5 7 3,25 26 39 16,25 154,333 60

61 0 ALP EMRE TEZEL 11S 8 17 3,75 7 6 5,50 6 7 4,25 5 8 3,00 26 38 16,50 151,495 61

62 0 ARDA YAPICI 11S 6 6 4,50 6 4 5,00 4 2 3,50 4 4 3,00 20 16 16,00 150,660 62

63 0 MELİKE ER 11* 6 11 3,25 2 7 0,25 7 3 6,25 7 3 6,25 22 24 16,00 149,610 63

64 0 CEYDA TOPRAK 11S 7 9 4,75 3 5 1,75 6 4 5,00 5 4 4,00 21 22 15,50 149,405 64

65 0 RABİA ÜLKER 11S 10 17 5,75 2 11 -0,75 6 7 4,25 7 5 5,75 25 40 15,00 148,780 65

66 0 MEDİNE İNAL 11S 6 14 2,50 3 6 1,50 6 5 4,75 8 4 7,00 23 29 15,75 148,248 66

67 0 TUNCAY BERK ÇALIDAĞ 11S 11 4 10,00 2 4 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 16 12 13,00 146,490 67

68 0 İLHAN ERDEM CANGÜL 11S 5 1 4,75 4 5 2,75 2 7 0,25 7 5 5,75 18 18 13,50 143,545 68

69 0 MEHMET TUNCER 11S 8 13 4,75 3 5 1,75 5 3 4,25 4 6 2,50 20 27 13,25 142,813 69

70 0 ONUR ÖZDEMİR 11S 7 6 5,50 5 5 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 16 15 12,25 140,513 70

71 0 EFE ERFİDAN 11S 8 8 6,00 1 5 -0,25 3 6 1,50 4 3 3,25 16 22 10,50 135,805 71

72 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 11S 7 3 6,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 13 11 10,25 135,283 72

73 0 VEYSEL KAĞAN KARANİ 11S 7 13 3,75 3 6 1,50 4 5 2,75 4 5 2,75 18 29 10,75 134,648 73

74 0 EGE KANSU 11S 7 3 6,25 4 5 2,75 1 3 0,25 1 4 0,00 13 15 9,25 132,353 74

75 0 BATUHAN SEMİZ 11S 9 10 6,50 2 6 0,50 3 8 1,00 3 10 0,50 17 34 8,50 130,365 75

76 0 IŞIL ÖNİZ 11S 8 6 6,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 0 1,00 12 17 7,75 128,168 76

77 0 EGE ÖZDOĞAN 11S 5 10 2,50 2 10 -0,50 2 1 1,75 2 6 0,50 11 27 4,25 114,553 77

78 0 BATUHAN ARISU 11S 3 7 1,25 2 8 0,00 1 2 0,50 3 3 2,25 9 20 4,00 112,770 78

79 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11S 2 2 1,50 2 7 0,25 1 3 0,25 3 5 1,75 8 17 3,75 112,248 79

80 0 ENES KAHVECİ 11S 4 7 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 8 18 3,50 112,145 80

81 0 SAMİ AKÇİN 11 4 6 2,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 0 7 -1,75 8 19 3,25 111,623 81

82 0 BURAK TEKECİ 11A 4 4 3,00 1 9 -1,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 8 22 2,50 109,845 82

83 0 BELİNAY KURTKAN 11S 4 20 -1,00 3 8 1,00 2 4 1,00 5 6 3,50 14 38 4,50

84 0 MURAT ERTÜRK 11S 2 8 0,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 4 8 2,00 8 22 2,50

85 0 YUSUF    KARATAŞ 11 3 17 -1,25 3 8 1,00 1 9 -1,25 2 6 0,50 9 40 -1,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (GENEL sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 85 85 85 85

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal Bilgiler Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam GENEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 6,99 16,06 6,89 3,64 5,99 6,62 3,25 5,81 5,87 3,81 4,92 37,19 17,69 32,78 213,350

Okul Ortalaması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 6,99 16,06 6,89 3,64 5,99 6,62 3,25 5,81 5,87 3,81 4,92 37,19 17,69 32,78 213,350

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 85 85 85 85

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam GENEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 17,8 7,0 16,06 19,4 10,7 16,71 37,2 17,7 32,77 213,350

Okul Ortalaması 17,8 7,0 16,06 19,4 10,7 16,71 37,2 17,7 32,77 213,350

KATILIMLAR

1 0 EGEMEN DEPMECİ 11S 40 0 40,00 39 1 38,75 79 1 78,75 364,338 1 1 1 1 1

2 0 ALİ OKTAY ATAR 11S 39 1 38,75 37 3 36,25 76 4 75,00 352,300 2 2 2 2 2

3 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11S 38 2 37,50 38 2 37,50 76 4 75,00 351,250 3 3 3 3 3

4 0 YİĞİT KARAKUZU 11S 37 2 36,50 35 5 33,75 72 7 70,25 336,493 4 4 4 4 4

5 0 FURKAN SOYAR 11S 37 3 36,25 35 5 33,75 72 8 70,00 335,550 5 5 5 5 5

6 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11S 36 2 35,50 34 5 32,75 70 7 68,25 329,793 6 6 6 6 6

7 0 DAVUT TAŞTEPE 11S 34 2 33,50 36 4 35,00 70 6 68,50 328,845 7 7 7 7 7

8 0 MEHMET EMİR POLAT 11S 35 5 33,75 35 5 33,75 70 10 67,50 326,125 8 8 8 8 8

9 0 NACİ KAAN KORALP 11S 36 3 35,25 32 8 30,00 68 11 65,25 320,793 9 9 9 9 9

10 0 ELİF ECE TUNCAR 11S 34 2 33,50 32 6 30,50 66 8 64,00 315,660 10 10 10 10 10

11 0 EMİR BARLAS 11S 31 7 29,25 34 4 33,00 65 11 62,25 306,963 11 11 11 11 11

12 0 İBRAHİM BOZDAĞ 11S 35 2 34,50 26 8 24,00 61 10 58,50 300,385 12 12 12 12 12

13 0 MELİS GÜNAY 11S 32 7 30,25 31 9 28,75 63 16 59,00 298,280 13 13 13 13 13

14 0 MEHMET ALİ AYDIN 11S 35 5 33,75 27 13 23,75 62 18 57,50 296,825 14 14 14 14 14

15 0 EGEMEN YILMAZ 11S 34 4 33,00 27 12 24,00 61 16 57,00 294,730 15 15 15 15 15

16 0 HAMZA BAŞARAN 11S 31 4 30,00 28 6 26,50 59 10 56,50 290,745 16 16 16 16 16

17 0 İREM ERKLİ 11S 28 4 27,00 30 6 28,50 58 10 55,50 285,295 17 17 17 17 17

18 0 BETÜL NAZ GÖK 11S 30 7 28,25 29 9 26,75 59 16 55,00 284,880 18 18 18 18 18

19 0 EZGİ KAPAR 11S 30 3 29,25 27 8 25,00 57 11 54,25 283,523 19 19 19 19 19

20 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK11S 30 10 27,50 29 10 26,50 59 20 54,00 281,320 20 20 20 20 20

21 0 BÜŞRA SART 11S 28 4 27,00 24 4 23,00 52 8 50,00 269,180 21 21 21 21 21

22 0 ALP CAN YÖRÜ 11S 25 4 24,00 29 9 26,75 54 13 50,75 268,858 22 22 22 22 22

23 0 AHSEN AYKANAT 11S 24 3 23,25 26 8 24,00 50 11 47,25 257,973 23 23 23 23 23

24 0 EYMEN HAZAR 11S 23 8 21,00 27 8 25,00 50 16 46,00 252,420 24 24 24 24 24

25 0 CEYLİN AVCIBA * 11S 27 4 26,00 20 8 18,00 47 12 44,00 250,760 25 25 25 25 25

26 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11S 18 7 16,25 31 8 29,00 49 15 45,25 246,233 26 26 26 26 26

27 0 CEYLİN ÇETİN 11S 24 10 21,50 24 9 21,75 48 19 43,25 244,783 27 27 27 27 27

28 0 ZEYNEP KARAKAN 11S 18 6 16,50 29 7 27,25 47 13 43,75 242,048 28 28 28 28 28

29 0 YİĞİT ALİ TUNCAY 11S 21 6 19,50 25 7 23,25 46 13 42,75 241,638 29 29 29 29 29

30 0 NAZ AYKURT 11S 22 9 19,75 25 10 22,50 47 19 42,25 240,383 30 30 30 30 30

31 0 ALİ ÇELİK 11S 25 3 24,25 19 14 15,50 44 17 39,75 236,838 31 31 31 31 31

32 0 DURU GEZER 11S 22 5 20,75 20 12 17,00 42 17 37,75 228,038 32 32 32 32 32

33 0 NİSANUR YÜM 11A 18 7 16,25 24 5 22,75 42 12 39,00 227,920 1 33 33 33 33

34 0 SELMAN BURDURLU 11S 26 10 23,50 16 15 12,25 42 25 35,75 224,488 33 34 34 34 34

35 0 GAZİ SAKÇAK 11S 21 5 19,75 20 15 16,25 41 20 36,00 222,070 34 35 35 35 35

36 0 MEHMET SAYIN 11S 15 15 11,25 28 9 25,75 43 24 37,00 217,860 35 36 36 36 36

37 0 HASAN TUNÇ 11S 20 10 17,50 20 11 17,25 40 21 34,75 216,518 36 37 37 37 37

38 0 İREM GÜRLER 11S 9 8 7,00 31 4 30,00 40 12 37,00 214,290 37 38 38 38 38

39 0 ORHAN KARASOY 11S 18 9 15,75 19 9 16,75 37 18 32,50 208,455 38 39 39 39 39

40 0 SENA KURT 11S 18 8 16,00 19 16 15,00 37 24 31,00 204,270 39 40 40 40 40

41 0 ERAY YILMAZ 11 16 8 14,00 20 14 16,50 36 22 30,50 201,125 1 41 41 41 41

42 0 HATİCE BERİL UMURKAN11S 15 2 14,50 16 5 14,75 31 7 29,25 197,883 40 42 42 42 42

43 0 LÜTFÜ ÇİFTÇİ 11S 18 7 16,25 16 16 12,00 34 23 28,25 196,423 41 43 43 43 43

44 0 ELİF SAĞIR 11S 15 9 12,75 18 14 14,50 33 23 27,25 190,553 42 44 44 44 44

45 0 İREM ÜSTÜNDAĞ 11S 17 7 15,25 15 15 11,25 32 22 26,50 190,455 43 45 45 45 45

46 0 KEMAL EGE İBŞİR 11S 14 17 9,75 22 15 18,25 36 32 28,00 190,230 44 46 46 46 46

47 0 AHMET EMRE ÇİÇEK 11S 14 5 12,75 17 11 14,25 31 16 27,00 189,820 45 47 47 47 47

48 0 AYŞEN AYVA 11S 4 4 3,00 25 4 24,00 29 8 27,00 181,630 46 48 48 48 48
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 85 85 85 85

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam GENEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 17,8 7,0 16,06 19,4 10,7 16,71 37,2 17,7 32,77 213,350

Okul Ortalaması 17,8 7,0 16,06 19,4 10,7 16,71 37,2 17,7 32,77 213,350

KATILIMLAR

49 0 ELİF ÖZYURT 11S 12 2 11,50 14 4 13,00 26 6 24,50 181,445 47 49 49 49 49

50 0 BEREN SU CANAL 11S 10 10 7,50 20 12 17,00 30 22 24,50 178,085 48 50 50 50 50

51 0 MAHMUT YILDIZ 11S 13 7 11,25 14 8 12,00 27 15 23,25 177,573 49 51 51 51 51

52 0 ENES KOCA 11S 12 8 10,00 16 10 13,50 28 18 23,50 177,255 50 52 52 52 52

53 0 ALİ EYMEN BAŞKURT 11S 12 7 10,25 12 5 10,75 24 12 21,00 170,140 51 53 53 53 53

54 0 EMİR PEHLİVAN 11S 14 6 12,50 12 18 7,50 26 24 20,00 169,100 52 54 54 54 54

55 0 CEYLİN ÖZDOĞAN 11S 12 6 10,50 11 9 8,75 23 15 19,25 165,223 53 55 55 55 55

56 0 MEHMET YILDIZ 11S 12 7 10,25 10 4 9,00 22 11 19,25 165,013 54 56 56 56 56

57 0 ENES KUMRULAR 11S 10 4 9,00 13 11 10,25 23 15 19,25 163,963 55 57 57 57 57

58 0 BERK BATU TABAK   S 7 9 4,75 17 12 14,00 24 21 18,75 158,928 1 58 58 58 58

59 0 HASANYAĞIZKOŞAROĞLU11S 19 11 16,25 2 16 -2,00 21 27 14,25 155,403 56 59 59 59 59

60 0 BATUHAN KARASU 11S 13 20 8,00 13 19 8,25 26 39 16,25 154,333 57 60 60 60 60

61 0 ALP EMRE TEZEL 11S 8 17 3,75 18 21 12,75 26 38 16,50 151,495 58 61 61 61 61

62 0 ARDA YAPICI 11S 6 6 4,50 14 10 11,50 20 16 16,00 150,660 59 62 62 62 62

63 0 MELİKE ER 11* 6 11 3,25 16 13 12,75 22 24 16,00 149,610 1 63 63 63 63

64 0 CEYDA TOPRAK 11S 7 9 4,75 14 13 10,75 21 22 15,50 149,405 60 64 64 64 64

65 0 RABİA ÜLKER 11S 10 17 5,75 15 23 9,25 25 40 15,00 148,780 61 65 65 65 65

66 0 MEDİNE İNAL 11S 6 14 2,50 17 15 13,25 23 29 15,75 148,248 62 66 66 66 66

67 0 TUNCAY BERK ÇALIDAĞ11S 11 4 10,00 5 8 3,00 16 12 13,00 146,490 63 67 67 67 67

68 0 İLHAN ERDEM CANGÜL 11S 5 1 4,75 13 17 8,75 18 18 13,50 143,545 64 68 68 68 68

69 0 MEHMET TUNCER 11S 8 13 4,75 12 14 8,50 20 27 13,25 142,813 65 69 69 69 69

70 0 ONUR ÖZDEMİR 11S 7 6 5,50 9 9 6,75 16 15 12,25 140,513 66 70 70 70 70

71 0 EFE ERFİDAN 11S 8 8 6,00 8 14 4,50 16 22 10,50 135,805 67 71 71 71 71

72 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 11S 7 3 6,25 6 8 4,00 13 11 10,25 135,283 68 72 72 72 72

73 0 VEYSEL KAĞAN KARANİ11S 7 13 3,75 11 16 7,00 18 29 10,75 134,648 69 73 73 73 73

74 0 EGE KANSU 11S 7 3 6,25 6 12 3,00 13 15 9,25 132,353 70 74 74 74 74

75 0 BATUHAN SEMİZ 11S 9 10 6,50 8 24 2,00 17 34 8,50 130,365 71 75 75 75 75

76 0 IŞIL ÖNİZ 11S 8 6 6,50 4 11 1,25 12 17 7,75 128,168 72 76 76 76 76

77 0 EGE ÖZDOĞAN 11S 5 10 2,50 6 17 1,75 11 27 4,25 114,553 73 77 77 77 77

78 0 BATUHAN ARISU 11S 3 7 1,25 6 13 2,75 9 20 4,00 112,770 74 78 78 78 78

79 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11S 2 2 1,50 6 15 2,25 8 17 3,75 112,248 75 79 79 79 79

80 0 ENES KAHVECİ 11S 4 7 2,25 4 11 1,25 8 18 3,50 112,145 76 80 80 80 80

81 0 SAMİ AKÇİN 11 4 6 2,50 4 13 0,75 8 19 3,25 111,623 2 81 81 81 81

82 0 BURAK TEKECİ 11A 4 4 3,00 4 18 -0,50 8 22 2,50 109,845 2 82 82 82 82

83 0 BELİNAY KURTKAN 11S 4 20 -1,00 10 18 5,50 14 38 4,50

84 0 MURAT ERTÜRK 11S 2 8 0,00 6 14 2,50 8 22 2,50

85 0 YUSUF    KARATAŞ 11 3 17 -1,25 6 23 0,25 9 40 -1,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 85 85 85 85

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam GENEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 17,8 7,0 16,06 19,4 10,7 16,71 37,2 17,7 32,77 213,350

Okul Ortalaması 17,8 7,0 16,06 19,4 10,7 16,71 37,2 17,7 32,77 213,350

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BATU TABAK 0   S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
158,928 213,350 1 58 58 58 58

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 1 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 9 4,75 12 4,75 16,06 16,06

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 -0,25 5,99 5,99

Kimya 13 8 3 7,25 56 7,25 5,81 5,81

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 7,00 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 17 12 14,00 35 14,00 16,71 16,71

Toplam: 82 24 21 18,75 23 18,75 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAdda        e De  db DeC          C  

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ      e  bdeEa ABbDCCb AB eAEdCABeEDAddA 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 7 9 18

Matematik-1 40 7 9 18

40 7 9 18

FEN BİLİMLERİ 40 17 12 43

Fizik 14 1 5 7

14 1 5 7

Kimya 13 8 3 62

13 8 3 62

Biyoloji 13 8 4 62

13 8 4 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
201,125 213,350 1 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 3 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 16 8 14,00 35 5,08 16,06 16,06

Fizik 14 4 6 2,50 18 1,08 5,99 5,99

Kimya 13 8 5 6,75 52 2,75 5,81 5,81

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 2,00 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 20 14 16,50 41 5,83 16,71 16,71

Toplam: 82 36 22 30,50 37 10,92 32,78 32,78

MATEMATİK E   ADAe C  Ca bC  A BaDcaa C CDE a C D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ   cB CAe aadeDCdBDCeBDeaDDcAaE ACdCdEDB 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 16 8 40

Matematik-1 40 16 8 40

40 16 8 40

FEN BİLİMLERİ 40 20 14 50

Fizik 14 4 6 29

14 4 6 29

Kimya 13 8 5 62

13 8 5 62

Biyoloji 13 8 3 62

13 8 3 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ AKÇİN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
111,623 213,350 2 81 81 81 81

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 3 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 4 6 2,50 6 5,08 16,06 16,06

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 1,08 5,99 5,99

Kimya 13 3 1 2,75 21 2,75 5,81 5,81

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 2,00 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 4 13 0,75 2 5,83 16,71 16,71

Toplam: 82 8 19 3,25 4 10,92 32,78 32,78

MATEMATİK c    Cc   e    e DA       dC         a  

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ aC   ee  bb   A b  C   B   cdace   c  d 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 4 6 10

Matematik-1 40 4 6 10

40 4 6 10

FEN BİLİMLERİ 40 4 13 10

Fizik 14 1 5 7

14 1 5 7

Kimya 13 3 1 23

13 3 1 23

Biyoloji 13 0 7 0

13 0 7 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF    KARATAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 3 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 3 17 -1,25 -3 5,08 16,06 16,06

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,08 5,99 5,99

Kimya 13 1 9 -1,25 -10 2,75 5,81 5,81

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 2,00 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 6 23 0,25 1 5,83 16,71 16,71

Toplam: 82 9 40 -1,00 -1 10,92 32,78 32,78

MATEMATİK c  D ce a d b   b d edB   a   Cedd  aba 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D c c babEEdabdcBc ba ebe ce  Bc dd aeB 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 3 17 8

Matematik-1 40 3 17 8

40 3 17 8

FEN BİLİMLERİ 40 6 23 15

Fizik 14 3 8 21

14 3 8 21

Kimya 13 1 9 8

13 1 9 8

Biyoloji 13 2 6 15

13 2 6 15



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ER 0 11*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
149,610 213,350 1 63 63 63 63

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 1 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 6 11 3,25 8 3,25 16,06 16,06

Fizik 14 2 7 0,25 2 0,25 5,99 5,99

Kimya 13 7 3 6,25 48 6,25 5,81 5,81

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 6,25 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 16 13 12,75 32 12,75 16,71 16,71

Toplam: 82 22 24 16,00 20 16,00 32,78 32,78

MATEMATİK d A AccA       Cb  bC dDc c    a    a b 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ     ca aaEdCaeCABDCbeDb   BAEEccCA dED  

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 6 11 15

Matematik-1 40 6 11 15

40 6 11 15

FEN BİLİMLERİ 40 16 13 40

Fizik 14 2 7 14

14 2 7 14

Kimya 13 7 3 54

13 7 3 54

Biyoloji 13 7 3 54

13 7 3 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK TEKECİ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
109,845 213,350 2 82 82 82 82

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 2 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 9,62 16,06 16,06

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 3,88 5,99 5,99

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 2,50 5,81 5,81

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 4,75 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 4 18 -0,50 -1 11,12 16,71 16,71

Toplam: 82 8 22 2,50 3 20,75 32,78 32,78

MATEMATİK cb c      D      D      e C          C  

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ b a   aeDbdccbccb   bc B     Ce   ec  Ac

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

40 4 4 10

FEN BİLİMLERİ 40 4 18 10

Fizik 14 1 9 7

14 1 9 7

Kimya 13 1 5 8

13 1 5 8

Biyoloji 13 2 4 15

13 2 4 15



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YÜM 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
227,920 213,350 1 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 2 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 7 16,25 41 9,62 16,06 16,06

Fizik 14 9 0 9,00 64 3,88 5,99 5,99

Kimya 13 6 3 5,25 40 2,50 5,81 5,81

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,75 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 24 5 22,75 57 11,12 16,71 16,71

Toplam: 82 42 12 39,00 48 20,75 32,78 32,78

MATEMATİK E e AC   EDadBB  DA BdcC B eDBC A  C C a

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CC D   ADCC BE BeDCCbD a B EECAa EDA cAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 18 7 45

Matematik-1 40 18 7 45

40 18 7 45

FEN BİLİMLERİ 40 24 5 60

Fizik 14 9 0 64

14 9 0 64

Kimya 13 6 3 46

13 6 3 46

Biyoloji 13 9 2 69

13 9 2 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMRE ÇİÇEK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
189,820 213,350 45 47 47 47 47

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 8 4 7,00 50 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 17 11 14,25 36 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 31 16 27,00 33 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E   ADAA Ce C   C  A  cDD Bdb CDd       

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D BBBCAaCEce aCbBDCe b DeDa d   CA c D  

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

40 14 5 35

FEN BİLİMLERİ 40 17 11 43

Fizik 14 8 4 57

14 8 4 57

Kimya 13 6 5 46

13 6 5 46

Biyoloji 13 3 2 23

13 3 2 23



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YUSUF YİĞİT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
351,250 213,350 3 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 38 2 37,50 94 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 38 2 37,50 94 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 76 4 75,00 91 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECDAAdBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCeC

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDDBBADCeEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDAeAAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 38 2 95

Matematik-1 40 38 2 95

40 38 2 95

FEN BİLİMLERİ 40 38 2 95

Fizik 14 13 1 93

14 13 1 93

Kimya 13 13 0 100

13 13 0 100

Biyoloji 13 12 1 92

13 12 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN AYKANAT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
257,973 213,350 23 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 24 3 23,25 58 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 8 2 7,50 54 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 26 8 24,00 60 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 50 11 47,25 58 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAACBCCEDDB  e DADBB   B  bB D   CCC C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDDBB Dae   eBDDCC DbaDB EdCcBBEDAeAAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 24 3 60

Matematik-1 40 24 3 60

40 24 3 60

FEN BİLİMLERİ 40 26 8 65

Fizik 14 8 2 57

14 8 2 57

Kimya 13 8 3 62

13 8 3 62

Biyoloji 13 10 3 77

13 10 3 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇELİK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
236,838 213,350 31 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 25 3 24,25 61 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 6 6 4,50 32 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 19 14 15,50 39 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 44 17 39,75 48 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAACB CEDD BBe DA BBDC BCCDB   C   C a

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCaDc  bDCdaBa aDDCC DAB e dECcddEDAebA 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 25 3 63

Matematik-1 40 25 3 63

40 25 3 63

FEN BİLİMLERİ 40 19 14 48

Fizik 14 6 6 43

14 6 6 43

Kimya 13 7 2 54

13 7 2 54

Biyoloji 13 6 6 46

13 6 6 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EYMEN BAŞKURT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
170,140 213,350 51 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 9 2 8,50 61 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 1 2 0,50 4 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 12 5 10,75 27 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 24 12 21,00 26 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECe bCB CdeDBa e DA d    B   B  A       

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBD Be DCCE d c  Cd         d B      A 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 12 7 30

Matematik-1 40 12 7 30

40 12 7 30

FEN BİLİMLERİ 40 12 5 30

Fizik 14 9 2 64

14 9 2 64

Kimya 13 1 2 8

13 1 2 8

Biyoloji 13 2 1 15

13 2 1 15



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OKTAY ATAR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
352,300 213,350 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 39 1 38,75 97 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 37 3 36,25 91 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 76 4 75,00 91 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECaAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDDBBADCCbBEABDDCCDDABDBAEECAaBEDACdAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 39 1 98

Matematik-1 40 39 1 98

40 39 1 98

FEN BİLİMLERİ 40 37 3 93

Fizik 14 13 1 93

14 13 1 93

Kimya 13 13 0 100

13 13 0 100

Biyoloji 13 11 2 85

13 11 2 85



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ALP CAN YÖRÜ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
268,858 213,350 22 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 25 4 24,00 60 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 12 1 11,75 84 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 29 9 26,75 67 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 54 13 50,75 62 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECcAACB CEDDBBdA DA c eC BCCDB DA  C   C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCaD BBADCCEBEABbDCCcDeaDaccECABBEDAeAA 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 25 4 63

Matematik-1 40 25 4 63

40 25 4 63

FEN BİLİMLERİ 40 29 9 73

Fizik 14 12 1 86

14 12 1 86

Kimya 13 7 6 54

13 7 6 54

Biyoloji 13 10 2 77

13 10 2 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ALP EMRE TEZEL 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
151,495 213,350 58 61 61 61 61

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 8 17 3,75 9 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 7 6 5,50 39 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 7 4,25 33 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 18 21 12,75 32 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 26 38 16,50 20 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAAdd ecaa aBA bc  ae a C b   eCdb    

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ bCBc BBdDCaEccABabCecDAabaAEaCeeaEDbeebE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 8 17 20

Matematik-1 40 8 17 20

40 8 17 20

FEN BİLİMLERİ 40 18 21 45

Fizik 14 7 6 50

14 7 6 50

Kimya 13 6 7 46

13 6 7 46

Biyoloji 13 5 8 38

13 5 8 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YAPICI 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
150,660 213,350 59 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 6 6 4,50 11 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 6 4 5,00 36 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 14 10 11,50 29 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 20 16 16,00 20 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK  Cec C    D    e  A     aeC D        d  

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCB  e AeabEB Ae DCC e     ddC  dED  eA 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 6 6 15

Matematik-1 40 6 6 15

40 6 6 15

FEN BİLİMLERİ 40 14 10 35

Fizik 14 6 4 43

14 6 4 43

Kimya 13 4 2 31

13 4 2 31

Biyoloji 13 4 4 31

13 4 4 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEN AYVA 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
181,630 213,350 46 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 9 1 8,75 63 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 25 4 24,00 60 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 29 8 27,00 33 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E      d               De c    aE     D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D c  C CCEECBDC BDC aD D DBAEE  CAeAEDe 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

40 4 4 10

FEN BİLİMLERİ 40 25 4 63

Fizik 14 9 1 64

14 9 1 64

Kimya 13 8 1 62

13 8 1 62

Biyoloji 13 8 2 62

13 8 2 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ARISU 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
112,770 213,350 74 78 78 78 78

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 2 8 0,00 0 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 1 2 0,50 4 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 6 13 2,75 7 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 9 20 4,00 5 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK a    ceeeCC            e      Ca        

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ b ae b dCE eccC  e        cA E     cdD b

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 3 7 8

Matematik-1 40 3 7 8

40 3 7 8

FEN BİLİMLERİ 40 6 13 15

Fizik 14 2 8 14

14 2 8 14

Kimya 13 1 2 8

13 1 2 8

Biyoloji 13 3 3 23

13 3 3 23



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KARASU 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
154,333 213,350 57 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 20 8,00 20 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 5 7 3,25 23 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 13 19 8,25 21 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 26 39 16,25 20 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECcbbecCCceeeececDbbBBb   bCbaa    CCCCC

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ aCaeDBa  CbEab   D CbDbabe caCeeaEDc eAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 13 20 33

Matematik-1 40 13 20 33

40 13 20 33

FEN BİLİMLERİ 40 13 19 33

Fizik 14 5 7 36

14 5 7 36

Kimya 13 3 5 23

13 3 5 23

Biyoloji 13 5 7 38

13 5 7 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN SEMİZ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
130,365 213,350 71 75 75 75 75

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 10 6,50 16 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 2 6 0,50 4 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 3 8 1,00 8 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 8 24 2,00 5 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 17 34 8,50 10 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECcAbCB   D    A DA  caa  adc         ae

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ eCa   B badc  cBb dCb eBaebcddcacdDAecdE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 9 10 23

Matematik-1 40 9 10 23

40 9 10 23

FEN BİLİMLERİ 40 8 24 20

Fizik 14 2 6 14

14 2 6 14

Kimya 13 3 8 23

13 3 8 23

Biyoloji 13 3 10 23

13 3 10 23



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KURTKAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 4 20 -1,00 -3 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 3 8 1,00 7 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 10 18 5,50 14 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 14 38 4,50 5 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK cbd ebAcc a d B Cc e ea  a  b C d  ab ed

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D Bc a bbEbbdeC  a b b D a AEEdebAac Da 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 4 20 10

Matematik-1 40 4 20 10

40 4 20 10

FEN BİLİMLERİ 40 10 18 25

Fizik 14 3 8 21

14 3 8 21

Kimya 13 2 4 15

13 2 4 15

Biyoloji 13 5 6 38

13 5 6 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN SU CANAL 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
178,085 213,350 48 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 10 10 7,50 19 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 4 4 3,00 21 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 20 12 17,00 43 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 30 22 24,50 30 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECed d  CE a   A Dda     ebCD Cb     C a

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ eCBD  e   bE cABaDCCDDeabBbEdC dBEDAC Ad

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 10 10 25

Matematik-1 40 10 10 25

40 10 10 25

FEN BİLİMLERİ 40 20 12 50

Fizik 14 4 4 29

14 4 4 29

Kimya 13 8 5 62

13 8 5 62

Biyoloji 13 8 3 62

13 8 3 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL NAZ GÖK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
284,880 213,350 18 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 30 7 28,25 71 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 29 9 26,75 67 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 59 16 55,00 67 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECecAdcCCEDeBBBAADADBBDCbBCCDBCDA  CdC C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDDBBADCeEBEeBDbCCDDcaba EECABBEDAeeA 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 30 7 75

Matematik-1 40 30 7 75

40 30 7 75

FEN BİLİMLERİ 40 29 9 73

Fizik 14 13 1 93

14 13 1 93

Kimya 13 6 6 46

13 6 6 46

Biyoloji 13 10 2 77

13 10 2 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EFE CANKILIÇ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
112,248 213,350 75 79 79 79 79

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 2 7 0,25 2 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 6 15 2,25 6 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 8 17 3,75 5 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK       c         e              D    C   

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ    c bcb EbeeD eB  c      cAcE    ecdDe 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

40 2 2 5

FEN BİLİMLERİ 40 6 15 15

Fizik 14 2 7 14

14 2 7 14

Kimya 13 1 3 8

13 1 3 8

Biyoloji 13 3 5 23

13 3 5 23



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SART 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
269,180 213,350 21 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 28 4 27,00 68 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 8 1 7,75 55 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 24 4 23,00 58 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 52 8 50,00 61 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAACB CEDD BdAADA B DCDBCaDBCDA  C C a

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBD BBbDC     BD CCcDABaB EcC BBE AC A 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 28 4 70

Matematik-1 40 28 4 70

40 28 4 70

FEN BİLİMLERİ 40 24 4 60

Fizik 14 8 1 57

14 8 1 57

Kimya 13 8 2 62

13 8 2 62

Biyoloji 13 8 1 62

13 8 1 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA TOPRAK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
149,405 213,350 60 64 64 64 64

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 9 4,75 12 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 3 5 1,75 13 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 14 13 10,75 27 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 21 22 15,50 19 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK   d   be d  C  dC  c a   BB   dDE    Cb 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D  c d C E beeC BDC aDece BA  d CAeccDB 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 7 9 18

Matematik-1 40 7 9 18

40 7 9 18

FEN BİLİMLERİ 40 14 13 35

Fizik 14 3 5 21

14 3 5 21

Kimya 13 6 4 46

13 6 4 46

Biyoloji 13 5 4 38

13 5 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN AVCIBA * 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
250,760 213,350 25 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 27 4 26,00 65 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 4 3 3,25 23 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 10 0 10,00 77 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 20 8 18,00 45 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 47 12 44,00 54 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK deA ADAA CC CCBCCDBACBBDeBaBCCC   B C D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ   BBd bCC c   C BDCA DA DDBAdE  CAdccDeE

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 27 4 68

Matematik-1 40 27 4 68

40 27 4 68

FEN BİLİMLERİ 40 20 8 50

Fizik 14 4 3 29

14 4 3 29

Kimya 13 10 0 77

13 10 0 77

Biyoloji 13 6 5 46

13 6 5 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇETİN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
244,783 213,350 27 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 24 10 21,50 54 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 10 1 9,75 70 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 24 9 21,75 54 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 48 19 43,25 53 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK cdeAACcCCEDDcBBe DA B DacBaCDB bAC CCC C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBD BeADCCE  ABDDCCcDcBDab  CeB dDAedA 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 24 10 60

Matematik-1 40 24 10 60

40 24 10 60

FEN BİLİMLERİ 40 24 9 60

Fizik 14 10 1 71

14 10 1 71

Kimya 13 9 4 69

13 9 4 69

Biyoloji 13 5 4 38

13 5 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÖZDOĞAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
165,223 213,350 53 55 55 55 55

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 6 3 5,25 38 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 1 2 0,50 4 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 11 9 8,75 22 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 23 15 19,25 23 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK EdeAA cCCEDDcB   Db  B    a          C  

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCaDDB   beE  ccD          c CcB  ee  AE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 12 6 30

Matematik-1 40 12 6 30

40 12 6 30

FEN BİLİMLERİ 40 11 9 28

Fizik 14 6 3 43

14 6 3 43

Kimya 13 1 2 8

13 1 2 8

Biyoloji 13 4 4 31

13 4 4 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT TAŞTEPE 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
328,845 213,350 7 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 34 2 33,50 84 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 36 4 35,00 88 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 70 6 68,50 84 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECDAACBCaEDDdBBAADADBBDC BCCDB DAC CCC C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDDBBbDCCEBEABDDCCDDAaDBAEECeBBEDeCAAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 34 2 85

Matematik-1 40 34 2 85

40 34 2 85

FEN BİLİMLERİ 40 36 4 90

Fizik 14 13 1 93

14 13 1 93

Kimya 13 12 1 92

13 12 1 92

Biyoloji 13 11 2 85

13 11 2 85



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GEZER 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
228,038 213,350 32 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 22 5 20,75 52 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 8 3 7,25 52 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 20 12 17,00 43 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 42 17 37,75 46 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E  DADAe C  CCBbCDBACBBDcBcd  C E B C   

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D aBBCbCa ECB CdecC BbAD DaAEca C CAdDe 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 22 5 55

Matematik-1 40 22 5 55

40 22 5 55

FEN BİLİMLERİ 40 20 12 50

Fizik 14 8 3 57

14 8 3 57

Kimya 13 6 5 46

13 6 5 46

Biyoloji 13 6 4 46

13 6 4 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
246,233 213,350 26 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 7 16,25 41 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 12 1 11,75 84 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 31 8 29,00 73 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 49 15 45,25 55 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E   daAA C D  BCC aAaeBDeBa  CCDEE    D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ cDBBBCACCE CBDCAdDCABDADDDBAdEdeCcCcEDdE

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 18 7 45

Matematik-1 40 18 7 45

40 18 7 45

FEN BİLİMLERİ 40 31 8 78

Fizik 14 12 1 86

14 12 1 86

Kimya 13 12 1 92

13 12 1 92

Biyoloji 13 7 6 54

13 7 6 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ERFİDAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
135,805 213,350 67 71 71 71 71

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 8 8 6,00 15 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 3 6 1,50 12 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 8 14 4,50 11 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 16 22 10,50 13 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK  deAA    EDa     D D    aea c C  C a    

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ d    ea  Cdc  cBb dC Dba e  dCe   DA cA 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 8 8 20

Matematik-1 40 8 8 20

40 8 8 20

FEN BİLİMLERİ 40 8 14 20

Fizik 14 1 5 7

14 1 5 7

Kimya 13 3 6 23

13 3 6 23

Biyoloji 13 4 3 31

13 4 3 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KANSU 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
132,353 213,350 70 74 74 74 74

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 4 5 2,75 20 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 6 12 3,00 8 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 13 15 9,25 11 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E     A        dC   a    c BC CD        

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ Dba  C  CE baaC  c e c     bca  C  e    

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

40 7 3 18

FEN BİLİMLERİ 40 6 12 15

Fizik 14 4 5 29

14 4 5 29

Kimya 13 1 3 8

13 1 3 8

Biyoloji 13 1 4 8

13 1 4 8



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ÖZDOĞAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
114,553 213,350 73 77 77 77 77

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 5 10 2,50 6 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 2 1 1,75 13 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 6 17 1,75 4 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 11 27 4,25 5 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK     dD e C   d   a ca   ec    CDE   e b 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ b aBcadd Ebbee     A a    BAddac b  aD  

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 5 10 13

Matematik-1 40 5 10 13

40 5 10 13

FEN BİLİMLERİ 40 6 17 15

Fizik 14 2 10 14

14 2 10 14

Kimya 13 2 1 15

13 2 1 15

Biyoloji 13 2 6 15

13 2 6 15



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN DEPMECİ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
364,338 213,350 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 40 0 40,00 100 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 39 1 38,75 97 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 79 1 78,75 96 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECAaBEDACAAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 40 0 100

Matematik-1 40 40 0 100

40 40 0 100

FEN BİLİMLERİ 40 39 1 98

Fizik 14 14 0 100

14 14 0 100

Kimya 13 13 0 100

13 13 0 100

Biyoloji 13 12 1 92

13 12 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN YILMAZ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
294,730 213,350 15 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 34 4 33,00 83 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 27 12 24,00 60 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 61 16 57,00 70 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAAC CCEDDBaBeADADBBDCDBCCDBbDACECCC C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCaDDBBADCCaccABbDCdDDAaDBdEadc BEDACdAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 34 4 85

Matematik-1 40 34 4 85

40 34 4 85

FEN BİLİMLERİ 40 27 12 68

Fizik 14 10 4 71

14 10 4 71

Kimya 13 9 4 69

13 9 4 69

Biyoloji 13 8 4 62

13 8 4 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE TUNCAR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
315,660 213,350 10 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 34 2 33,50 84 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 32 6 30,50 76 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 66 8 64,00 78 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAAC CCEDDcBBAADADB DCDBCCDBCDACEC C C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDDBBADCCEBEABbDCCDDbaDBAEECbBdEDAe A 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 34 2 85

Matematik-1 40 34 2 85

40 34 2 85

FEN BİLİMLERİ 40 32 6 80

Fizik 14 14 0 100

14 14 0 100

Kimya 13 10 3 77

13 10 3 77

Biyoloji 13 8 3 62

13 8 3 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZYURT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
181,445 213,350 47 49 49 49 49

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 6 1 5,75 41 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 1 5,75 44 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 14 4 13,00 33 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 26 6 24,50 30 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK a   ADAA      B      B De B   C E   C D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D B  CbCCE    C BDCA  A   a     Ce e D  

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 12 2 30

Matematik-1 40 12 2 30

40 12 2 30

FEN BİLİMLERİ 40 14 4 35

Fizik 14 6 1 43

14 6 1 43

Kimya 13 6 1 46

13 6 1 46

Biyoloji 13 2 2 15

13 2 2 15



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAĞIR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
190,553 213,350 42 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 9 12,75 32 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 4 5 2,75 20 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 18 14 14,50 36 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 33 23 27,25 33 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK Ed   DbebC    BbC    BdDbBaB CCDE   dCD 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ b aB a aCE d DCAa CeeD cDDeAbEdcCACcED E

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 9 38

Matematik-1 40 15 9 38

40 15 9 38

FEN BİLİMLERİ 40 18 14 45

Fizik 14 4 5 29

14 4 5 29

Kimya 13 6 5 46

13 6 5 46

Biyoloji 13 8 4 62

13 8 4 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BARLAS 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
306,963 213,350 11 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 31 7 29,25 73 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 34 4 33,00 83 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 65 11 62,25 76 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAACBCCEDD BBAeDADcBDCDBCeDBCDbCdCdC C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDDBBADaCcBEABDDCCDDABDBA ECcd EDACAAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 31 7 78

Matematik-1 40 31 7 78

40 31 7 78

FEN BİLİMLERİ 40 34 4 85

Fizik 14 12 2 86

14 12 2 86

Kimya 13 13 0 100

13 13 0 100

Biyoloji 13 9 2 69

13 9 2 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR PEHLİVAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
169,100 213,350 52 54 54 54 54

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 3 8 1,00 7 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 12 18 7,50 19 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 26 24 20,00 24 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK b   ADAA  C    CC  A e aeBc   CDE B a D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D ad a dCEcbeaCcBbCABbbb Dac  B  ce ED d

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 14 6 35

Matematik-1 40 14 6 35

40 14 6 35

FEN BİLİMLERİ 40 12 18 30

Fizik 14 3 8 21

14 3 8 21

Kimya 13 6 6 46

13 6 6 46

Biyoloji 13 3 4 23

13 3 4 23



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KAHVECİ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
112,145 213,350 76 80 80 80 80

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 4 7 2,25 6 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 1 3 0,25 2 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 2 3 1,25 10 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 4 11 1,25 3 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 8 18 3,50 4 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK deeb dBd  D      D             a    C   

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ d a      a E    bb C De      d  acec  A 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 4 7 10

Matematik-1 40 4 7 10

40 4 7 10

FEN BİLİMLERİ 40 4 11 10

Fizik 14 1 3 7

14 1 3 7

Kimya 13 2 3 15

13 2 3 15

Biyoloji 13 1 5 8

13 1 5 8



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KOCA 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
177,255 213,350 50 52 52 52 52

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 8 10,00 25 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 9 0 9,00 64 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 16 10 13,50 34 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 28 18 23,50 29 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK EbebACB  EaD  B  DA  a e BCC     b   a  

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCB  BB DCCE  cBb  C  ba   EdC daEebCbA 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 12 8 30

Matematik-1 40 12 8 30

40 12 8 30

FEN BİLİMLERİ 40 16 10 40

Fizik 14 9 0 64

14 9 0 64

Kimya 13 2 4 15

13 2 4 15

Biyoloji 13 5 6 38

13 5 6 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KUMRULAR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
163,963 213,350 55 57 57 57 57

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 4 4 3,00 21 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 4 4 3,00 23 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 13 11 10,25 26 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 23 15 19,25 23 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK   A  DA    DC           e B Ca DEb   dD 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ     cC aCE Cea dBDa eDA   aAdE eC  cED  

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

40 10 4 25

FEN BİLİMLERİ 40 13 11 33

Fizik 14 4 4 29

14 4 4 29

Kimya 13 4 4 31

13 4 4 31

Biyoloji 13 5 3 38

13 5 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN HAZAR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
252,420 213,350 24 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 23 8 21,00 53 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 9 1 8,75 63 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 27 8 25,00 63 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 50 16 46,00 56 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E A ADAdeCCDCCBCCeBc  dDcBaBbCCDE    CD 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D BB CACCE  aDCABcCeBDADbDaA bBACAebEDBE

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 23 8 58

Matematik-1 40 23 8 58

40 23 8 58

FEN BİLİMLERİ 40 27 8 68

Fizik 14 9 1 64

14 9 1 64

Kimya 13 9 4 69

13 9 4 69

Biyoloji 13 9 3 69

13 9 3 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ KAPAR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
283,523 213,350 19 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 30 3 29,25 73 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 10 1 9,75 70 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 27 8 25,00 63 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 57 11 54,25 66 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E A ADAAaCCDCCBCCDBACBBD  aBCCCDE a C DC

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D BB CdCCE CBDCdBDCAaDccaDaAEE eCACAEDB 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 30 3 75

Matematik-1 40 30 3 75

40 30 3 75

FEN BİLİMLERİ 40 27 8 68

Fizik 14 10 1 71

14 10 1 71

Kimya 13 7 6 54

13 7 6 54

Biyoloji 13 10 1 77

13 10 1 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SOYAR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
335,550 213,350 5 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 37 3 36,25 91 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 35 5 33,75 84 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 72 8 70,00 85 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK dAADADAADCCDCCBCdDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDd

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ DDBBcCACCEcCBDCABDCABbADDDBAaEdACACAEDBE

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 37 3 93

Matematik-1 40 37 3 93

40 37 3 93

FEN BİLİMLERİ 40 35 5 88

Fizik 14 12 2 86

14 12 2 86

Kimya 13 12 1 92

13 12 1 92

Biyoloji 13 11 2 85

13 11 2 85



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
GAZİ SAKÇAK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
222,070 213,350 34 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 6 5 4,75 34 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 20 15 16,25 41 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 41 20 36,00 44 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E   dDAA C D   CCDaA BBDeaBB CCDEE  a D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ e B Bd CCccCeDCABDCeBb baDBAdda CcbAEDBc

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53

40 21 5 53

FEN BİLİMLERİ 40 20 15 50

Fizik 14 6 5 43

14 6 5 43

Kimya 13 8 4 62

13 8 4 62

Biyoloji 13 6 6 46

13 6 6 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA BAŞARAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
290,745 213,350 16 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 31 4 30,00 75 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 28 6 26,50 66 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 59 10 56,50 69 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK EAADADAeDCCD CBCCD ACBdeeBBBCCCDE B C DC

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D BBaCbCCbECBDCABDCAaDADDDaAEE  Cb A DB 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 31 4 78

Matematik-1 40 31 4 78

40 31 4 78

FEN BİLİMLERİ 40 28 6 70

Fizik 14 10 3 71

14 10 3 71

Kimya 13 11 2 85

13 11 2 85

Biyoloji 13 7 1 54

13 7 1 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN TUNÇ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
216,518 213,350 36 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 20 10 17,50 44 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 6 5 4,75 34 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 20 11 17,25 43 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 40 21 34,75 42 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECDAACB CbaaeBcA DA dBDC BbCD acbC   C  

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCcDe  caCe BEcBD CCcDAB dAE CA e DeCAd 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 20 10 50

Matematik-1 40 20 10 50

40 20 10 50

FEN BİLİMLERİ 40 20 11 50

Fizik 14 6 5 43

14 6 5 43

Kimya 13 8 3 62

13 8 3 62

Biyoloji 13 6 3 46

13 6 3 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
HASANYAĞIZKOŞAROĞLU 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
155,403 213,350 56 59 59 59 59

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 19 11 16,25 41 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 2 7 0,25 2 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 0 7 -1,75 -13 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 2 16 -2,00 -5 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 21 27 14,25 17 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK EAADADAd  CDCCBadeB  BBDe addd DE   ad C

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ   Becd bbEbb   c e ca b b c        c c  

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 19 11 48

Matematik-1 40 19 11 48

40 19 11 48

FEN BİLİMLERİ 40 2 16 5

Fizik 14 2 7 14

14 2 7 14

Kimya 13 0 7 0

13 0 7 0

Biyoloji 13 0 2 0

13 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE BERİL UMURKAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
197,883 213,350 40 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 4 1 3,75 27 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 1 5,75 44 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 16 5 14,75 37 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 31 7 29,25 36 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E A AD A C    BC   A B De a CCCD        

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ c B  C CC     CeBDC  D    BAE  cC eeEDB 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

40 15 2 38

FEN BİLİMLERİ 40 16 5 40

Fizik 14 4 1 29

14 4 1 29

Kimya 13 6 1 46

13 6 1 46

Biyoloji 13 6 3 46

13 6 3 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN TALHA ÖRNEK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
281,320 213,350 20 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 30 10 27,50 69 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 29 10 26,50 66 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 59 20 54,00 66 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAdCcdCEaDBBBAADADBdDCaBCCDBCDACbCdCbC

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDceBADCeEBEABDDCCcDbBDBAEdCcBBEaAe bE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 30 10 75

Matematik-1 40 30 10 75

40 30 10 75

FEN BİLİMLERİ 40 29 10 73

Fizik 14 11 3 79

14 11 3 79

Kimya 13 11 2 85

13 11 2 85

Biyoloji 13 7 5 54

13 7 5 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM BOZDAĞ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
300,385 213,350 12 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 35 2 34,50 86 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 8 2 7,50 54 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 26 8 24,00 60 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 61 10 58,50 71 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAACBCCEDDBBBAADADdBDCDBCCDBCDAC C C C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBa  BAD  aBEABDDCCDDeBDa EaCABcdDcCAA 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 35 2 88

Matematik-1 40 35 2 88

40 35 2 88

FEN BİLİMLERİ 40 26 8 65

Fizik 14 8 2 57

14 8 2 57

Kimya 13 10 2 77

13 10 2 77

Biyoloji 13 8 4 62

13 8 4 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
İLHAN ERDEM CANGÜL 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
143,545 213,350 64 68 68 68 68

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 4 5 2,75 20 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 2 7 0,25 2 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 13 17 8,75 22 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 18 18 13,50 16 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK d     AADC       D                      

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ    c a CCaaCBeCecc Aeae   aAEEeACeCc acE

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

40 5 1 13

FEN BİLİMLERİ 40 13 17 33

Fizik 14 4 5 29

14 4 5 29

Kimya 13 2 7 15

13 2 7 15

Biyoloji 13 7 5 54

13 7 5 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ERKLİ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
285,295 213,350 17 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 28 4 27,00 68 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 30 6 28,50 71 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 58 10 55,50 68 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK EbeAACBCCEDDBBBe DADB DC BCCDB DA  C C a

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDbBBbDaeEBEbBDDCCDDABD  EECAB EDAe AE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 28 4 70

Matematik-1 40 28 4 70

40 28 4 70

FEN BİLİMLERİ 40 30 6 75

Fizik 14 10 4 71

14 10 4 71

Kimya 13 10 1 77

13 10 1 77

Biyoloji 13 10 1 77

13 10 1 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜRLER 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
214,290 213,350 37 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 8 7,00 18 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 10 0 10,00 71 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 31 4 30,00 75 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 40 12 37,00 45 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E   eDAA       ab      DeBa   bDd  eC D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D BB CACCE  BDCAaDCA DAcDDBAEEBACAaAEDcE

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 9 8 23

Matematik-1 40 9 8 23

40 9 8 23

FEN BİLİMLERİ 40 31 4 78

Fizik 14 10 0 71

14 10 0 71

Kimya 13 10 2 77

13 10 2 77

Biyoloji 13 11 2 85

13 11 2 85



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÜSTÜNDAĞ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
190,455 213,350 43 45 45 45 45

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 3 6 1,50 11 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 15 15 11,25 28 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 32 22 26,50 32 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAAd  CEDD Bde  d BaDa BCC       C C C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ bCaD e  aadE  cBDDCCbDAcDe aECc   DeebA 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 17 7 43

Matematik-1 40 17 7 43

40 17 7 43

FEN BİLİMLERİ 40 15 15 38

Fizik 14 3 6 21

14 3 6 21

Kimya 13 8 4 62

13 8 4 62

Biyoloji 13 4 5 31

13 4 5 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ÖNİZ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
128,168 213,350 72 76 76 76 76

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 8 6 6,50 16 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 2 5 0,75 6 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 4 11 1,25 3 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 12 17 7,75 9 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E cA  dad     B           C D ac C   C C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ a  cbeeAc     dBDb dca     E            

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 8 6 20

Matematik-1 40 8 6 20

40 8 6 20

FEN BİLİMLERİ 40 4 11 10

Fizik 14 1 6 7

14 1 6 7

Kimya 13 2 5 15

13 2 5 15

Biyoloji 13 1 0 8

13 1 0 8



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL EGE İBŞİR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
190,230 213,350 44 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 14 17 9,75 24 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 10 2 9,50 68 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 22 15 18,25 46 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 36 32 28,00 34 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E c dDAeaCdDCC dbe AaedaeccdCCCDE a   D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ c BBaCACCEEC DC cDdAeDbDbDcAEEddbdeAEedE

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 14 17 35

Matematik-1 40 14 17 35

40 14 17 35

FEN BİLİMLERİ 40 22 15 55

Fizik 14 10 2 71

14 10 2 71

Kimya 13 6 6 46

13 6 6 46

Biyoloji 13 6 7 46

13 6 7 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFÜ ÇİFTÇİ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
196,423 213,350 41 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 7 16,25 41 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 5 8 3,00 23 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 16 16 12,00 30 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 34 23 28,25 34 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK EbeA C  CEDD  Bb DA aaD   CCDBa  C d C C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ dCB    ADdaEBEbBbbCCcDccDabEaCc  EDb ce 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 18 7 45

Matematik-1 40 18 7 45

40 18 7 45

FEN BİLİMLERİ 40 16 16 40

Fizik 14 7 3 50

14 7 3 50

Kimya 13 5 8 38

13 5 8 38

Biyoloji 13 4 5 31

13 4 5 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILDIZ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
177,573 213,350 49 51 51 51 51

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 7 11,25 28 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 9 3 8,25 59 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 4 1 3,75 29 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 14 8 12,00 30 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 27 15 23,25 28 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECebAC   EaDc  e DA Bca   C D       CC  

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCB  BBbDCdcBE BD  CbD       Cb da  d   

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 13 7 33

Matematik-1 40 13 7 33

40 13 7 33

FEN BİLİMLERİ 40 14 8 35

Fizik 14 9 3 64

14 9 3 64

Kimya 13 4 1 31

13 4 1 31

Biyoloji 13 1 4 8

13 1 4 8



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE İNAL 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
148,248 213,350 62 66 66 66 66

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 6 14 2,50 6 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 3 6 1,50 11 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 17 15 13,25 33 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 23 29 15,75 19 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E  cecceD Cb       ba  Ded  b  aE a a D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ bcc   bCCE ba C cDC BbeDeDcAEEdbCdCAEDc 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 6 14 15

Matematik-1 40 6 14 15

40 6 14 15

FEN BİLİMLERİ 40 17 15 43

Fizik 14 3 6 21

14 3 6 21

Kimya 13 6 5 46

13 6 5 46

Biyoloji 13 8 4 62

13 8 4 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ AYDIN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
296,825 213,350 14 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 35 5 33,75 84 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 27 13 23,75 59 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 62 18 57,50 70 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAACBCCEaaBBBAADADBaDCDBCCDBCDACECCCeC

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBacBBADCCEBcABDDCCDDbBDBAEdecedbDAeeAc

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 35 5 88

Matematik-1 40 35 5 88

40 35 5 88

FEN BİLİMLERİ 40 27 13 68

Fizik 14 11 3 79

14 11 3 79

Kimya 13 12 1 92

13 12 1 92

Biyoloji 13 4 9 31

13 4 9 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİR POLAT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
326,125 213,350 8 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 35 5 33,75 84 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 35 5 33,75 84 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 70 10 67,50 82 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECDAACBCCEDaBBBAADADdaDaDBCCDBCDACECCCdC

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDDBBbDCCEBEABDDCCDDABDBAEECdBdEDAedAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 35 5 88

Matematik-1 40 35 5 88

40 35 5 88

FEN BİLİMLERİ 40 35 5 88

Fizik 14 13 1 93

14 13 1 93

Kimya 13 13 0 100

13 13 0 100

Biyoloji 13 9 4 69

13 9 4 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SAYIN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
217,860 213,350 35 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 15 11,25 28 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 8 3 7,25 52 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 28 9 25,75 64 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 43 24 37,00 45 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK EbeAcCBdaaDD  BAbDAaa  C ebCDca  C  b Ca

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCcb Be DCCEB ABDDCCcDbBDBAEECAaaEDeeAAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 15 38

Matematik-1 40 15 15 38

40 15 15 38

FEN BİLİMLERİ 40 28 9 70

Fizik 14 8 3 57

14 8 3 57

Kimya 13 11 2 85

13 11 2 85

Biyoloji 13 9 4 69

13 9 4 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TUNCER 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
142,813 213,350 65 69 69 69 69

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 8 13 4,75 12 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 3 5 1,75 13 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 5 3 4,25 33 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 12 14 8,50 21 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 20 27 13,25 16 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK   b  DdeadC C  eC  dbeace   a CDE     D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ    dce   EbCdDC   CA De bbBAd eeCdecED  

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 8 13 20

Matematik-1 40 8 13 20

40 8 13 20

FEN BİLİMLERİ 40 12 14 30

Fizik 14 3 5 21

14 3 5 21

Kimya 13 5 3 38

13 5 3 38

Biyoloji 13 4 6 31

13 4 6 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YILDIZ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
165,013 213,350 54 56 56 56 56

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 8 4 7,00 50 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 10 4 9,00 23 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 22 11 19,25 23 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAdCBb cD    e DA  da DBC  B          

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDeBBbDCda       C                   E

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 12 7 30

Matematik-1 40 12 7 30

40 12 7 30

FEN BİLİMLERİ 40 10 4 25

Fizik 14 8 4 57

14 8 4 57

Kimya 13 1 0 8

13 1 0 8

Biyoloji 13 1 0 8

13 1 0 8



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜNAY 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
298,280 213,350 13 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 32 7 30,25 76 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 31 9 28,75 72 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 63 16 59,00 72 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK EAADADAADCaDCCBCCDaACBBDeBadCaCDEEB CdDC

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ DDBBBCbCCEECBDCdBDCAeDADDDBAdEdeCbeAEDeE

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 32 7 80

Matematik-1 40 32 7 80

40 32 7 80

FEN BİLİMLERİ 40 31 9 78

Fizik 14 13 1 93

14 13 1 93

Kimya 13 11 2 85

13 11 2 85

Biyoloji 13 7 6 54

13 7 6 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ERTÜRK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 2 4 1,00 8 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 6 14 2,50 6 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 8 22 2,50 3 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK      cc        daD      e      eE   e b 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ          a d  a a  c D  D aAbd bbeCeaDBa

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

40 2 8 5

FEN BİLİMLERİ 40 6 14 15

Fizik 14 0 2 0

14 0 2 0

Kimya 13 2 4 15

13 2 4 15

Biyoloji 13 4 8 31

13 4 8 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
NACİ KAAN KORALP 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
320,793 213,350 9 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 36 3 35,25 88 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 32 8 30,00 75 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 68 11 65,25 80 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK EAADA AAaCCDCCBCbDBACBBDcBBBCCCDEEBCCCDC

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ DDBBBCACCcECBDCeBDCABDccDDBAEEBdCcdAEDBc

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 36 3 90

Matematik-1 40 36 3 90

40 36 3 90

FEN BİLİMLERİ 40 32 8 80

Fizik 14 13 1 93

14 13 1 93

Kimya 13 10 3 77

13 10 3 77

Biyoloji 13 9 4 69

13 9 4 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AYKURT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
240,383 213,350 30 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 22 9 19,75 49 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 5 6 3,50 25 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 25 10 22,50 56 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 47 19 42,25 52 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAAdBC  De BBecDA cBDC BbCD CbAC C d C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ abBD BB adaE cABDDCCDDABDB EaCAe EDAdeAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 22 9 55

Matematik-1 40 22 9 55

40 22 9 55

FEN BİLİMLERİ 40 25 10 63

Fizik 14 5 6 36

14 5 6 36

Kimya 13 12 0 92

13 12 0 92

Biyoloji 13 8 4 62

13 8 4 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
NUREFŞAN TAŞTEPE 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
135,283 213,350 68 72 72 72 72

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 4 1 3,75 27 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 6 8 4,00 10 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 13 11 10,25 13 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK                d      dDa B   CDE   C  C

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D B      E bB    cae  A    c    C   de b

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

40 7 3 18

FEN BİLİMLERİ 40 6 8 15

Fizik 14 4 1 29

14 4 1 29

Kimya 13 1 3 8

13 1 3 8

Biyoloji 13 1 4 8

13 1 4 8



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZDEMİR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
140,513 213,350 66 70 70 70 70

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 5 5 3,75 27 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 1 2 0,50 4 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 9 9 6,75 17 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 16 15 12,25 15 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK   AD  d     C           e BBC  edE    ce

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D a  C CCaaCdcd  D   b     Ad   a C  D  

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18

40 7 6 18

FEN BİLİMLERİ 40 9 9 23

Fizik 14 5 5 36

14 5 5 36

Kimya 13 1 2 8

13 1 2 8

Biyoloji 13 3 2 23

13 3 2 23



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN KARASOY 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
208,455 213,350 38 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 9 15,75 39 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 9 3 8,25 59 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 19 9 16,75 42 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 37 18 32,50 40 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E A  Dde CCDCC dC ecC Bac aeCCCDE    CD 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D ceBCA CEEeBDC BDC eDbc DBAd   C   cD c

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 18 9 45

Matematik-1 40 18 9 45

40 18 9 45

FEN BİLİMLERİ 40 19 9 48

Fizik 14 9 3 64

14 9 3 64

Kimya 13 7 3 54

13 7 3 54

Biyoloji 13 3 3 23

13 3 3 23



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÜLKER 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
148,780 213,350 61 65 65 65 65

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 10 17 5,75 14 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 7 4,25 33 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 15 23 9,25 23 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 25 40 15,00 18 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK  decACabaEDbB deA ADa aeb beD   bC   e  

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ dCcb ccbaadEcdcBbDCCbDeaDedE CecBdDAdeAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 10 17 25

Matematik-1 40 10 17 25

40 10 17 25

FEN BİLİMLERİ 40 15 23 38

Fizik 14 2 11 14

14 2 11 14

Kimya 13 6 7 46

13 6 7 46

Biyoloji 13 7 5 54

13 7 5 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR EFE ALADAĞ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
329,793 213,350 6 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 36 2 35,50 89 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 34 5 32,75 82 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 70 7 68,25 83 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECeAACBCCEDD BBAADADBaDCDBCCDBCDACECCC C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ CCBDDBBADCCEBEABDDCCcDABDBdEcCdB EDAeAAE

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 36 2 90

Matematik-1 40 36 2 90

40 36 2 90

FEN BİLİMLERİ 40 34 5 85

Fizik 14 14 0 100

14 14 0 100

Kimya 13 11 2 85

13 11 2 85

Biyoloji 13 9 3 69

13 9 3 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
SELMAN BURDURLU 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
224,488 213,350 33 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 26 10 23,50 59 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 7 6 5,50 39 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 16 15 12,25 31 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 42 25 35,75 44 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK ECedACBCCaDD BeAADc BBDeaBCCDcC ACbCdC C

Cevap Anahtarı A ECDAACBCCEDDBBBAADADBBDCDBCCDBCDACECCCCC

FEN BİLİMLERİ aCBb BeADCeEaccabDCCc ABD e dacB  DA  e 

Cevap Anahtarı A CCBDDBBADCCEBEABDDCCDDABDBAEECABBEDACAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 26 10 65

Matematik-1 40 26 10 65

40 26 10 65

FEN BİLİMLERİ 40 16 15 40

Fizik 14 7 6 50

14 7 6 50

Kimya 13 6 5 46

13 6 5 46

Biyoloji 13 3 4 23

13 3 4 23



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KURT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
204,270 213,350 39 40 40 40 40

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 8 16,00 40 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 9 3 8,25 59 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 19 16 15,00 38 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 37 24 31,00 38 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E   ADAeaC a C bb cACBBDeaB  CCDE   C D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D B BCbCCEbCBaCABbCdBa beeBbaddeCACAda  

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 18 8 45

Matematik-1 40 18 8 45

40 18 8 45

FEN BİLİMLERİ 40 19 16 48

Fizik 14 9 3 64

14 9 3 64

Kimya 13 6 6 46

13 6 6 46

Biyoloji 13 4 7 31

13 4 7 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
TUNCAY BERK ÇALIDAĞ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
146,490 213,350 63 67 67 67 67

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 2 4 1,00 7 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 3 3 2,25 17 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 5 8 3,00 8 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 16 12 13,00 16 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK a   ADAA a    B d    B  e     CDE   C D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ      dbeCE d  dc DCA      a       a     

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

40 11 4 28

FEN BİLİMLERİ 40 5 8 13

Fizik 14 2 4 14

14 2 4 14

Kimya 13 3 3 23

13 3 3 23

Biyoloji 13 0 1 0

13 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL KAĞAN KARANİ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
134,648 213,350 69 73 73 73 73

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 13 3,75 9 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 3 6 1,50 11 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 4 5 2,75 21 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 11 16 7,00 18 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 18 29 10,75 13 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK d  bcDAeae  C  bCa A   De a  Cd c   a   

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ   ac a CCa eeDC BDC eebb c Aa a CeecED  

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 7 13 18

Matematik-1 40 7 13 18

40 7 13 18

FEN BİLİMLERİ 40 11 16 28

Fizik 14 3 6 21

14 3 6 21

Kimya 13 4 5 31

13 4 5 31

Biyoloji 13 4 5 31

13 4 5 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ALİ TUNCAY 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
241,638 213,350 29 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 6 19,50 49 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 9 2 8,50 61 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 25 7 23,25 58 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 46 13 42,75 52 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK b AcADAe  CDC BdCD  CBBDaBaB C DE   C D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D BBaCACCE e DCABDCeBDeDDDBA  B dAee DB 

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 21 6 53

Matematik-1 40 21 6 53

40 21 6 53

FEN BİLİMLERİ 40 25 7 63

Fizik 14 9 2 64

14 9 2 64

Kimya 13 11 2 85

13 11 2 85

Biyoloji 13 5 3 38

13 5 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KARAKUZU 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
336,493 213,350 4 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 37 2 36,50 91 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 35 5 33,75 84 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 72 7 70,25 86 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBeCCCDEbB CCDC

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ DDBBBdACCEECBDCABDCAaDADDDBAEEBdCAecEDBE

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 37 2 93

Matematik-1 40 37 2 93

40 37 2 93

FEN BİLİMLERİ 40 35 5 88

Fizik 14 13 1 93

14 13 1 93

Kimya 13 12 1 92

13 12 1 92

Biyoloji 13 10 3 77

13 10 3 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARAKAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
242,048 213,350 28 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 82 82 82 82

Katılımlar: 78 85 85 85 85

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 6 16,50 41 16,96 16,06 16,06

Fizik 14 9 2 8,50 61 6,38 5,99 5,99

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,99 5,81 5,81

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,99 4,92 4,92

FEN BİLİMLERİ 40 29 7 27,25 68 17,36 16,71 16,71

Toplam: 82 47 13 43,75 53 34,32 32,78 32,78

MATEMATİK E   ADAA     CB dDBACBaDe Bc a DE c C D 

Cevap Anahtarı B EAADADAADCCDCCBCCDBACBBDDBBBCCCDEEBCCCDC

FEN BİLİMLERİ D BBBCA CEca DCABDCeBbADDDBAdEaACAC EDaE

Cevap Anahtarı B DDBBBCACCEECBDCABDCABDADDDBAEEBACACAEDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 18 6 45

Matematik-1 40 18 6 45

40 18 6 45

FEN BİLİMLERİ 40 29 7 73

Fizik 14 9 2 64

14 9 2 64

Kimya 13 11 2 85

13 11 2 85

Biyoloji 13 9 3 69

13 9 3 69
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