
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YARIÇAP TYT 1 378 431 640 10896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6712,93 18,44 3,14 1,37 2,80 1,55 1,68 1,13 3,11 0,98 2,86 3,38 0,95 3,15 0,01 0,01 0,01 11,21 3,83 10,25 2,24 0,82 2,04 1,80 1,45 1,44 1,61 0,80 1,41 2,05 1,03 1,80 51,7725,85 45,33 277,020

Okul Ortalaması 21,7912,99 18,54 3,15 1,44 2,79 1,62 1,98 1,13 2,89 1,18 2,59 3,31 1,00 3,06 0,01 0,00 0,01 10,76 4,59 9,61 2,30 0,77 2,11 2,00 1,88 1,53 1,62 0,91 1,40 2,10 1,30 1,77 51,5528,04 44,54 275,400

KATILIMLAR

1 0 BATUHAN EMRE GÜMÜŞ11-S 27 13 23,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 1 25,75 9 0 9,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 98 17 93,75 423,430 264

2 0 SAMED KOCABAŞ 11-S 29 11 26,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 99 21 93,75 422,006 283

3 0 BÜŞRA UZUN 11-A 31 8 29,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 25 1 24,75 7 1 6,75 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 94 18 89,50 409,515 452

4 0 CEYLİN YAREN KARADAĞ11-S 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 25 5 23,75 7 3 6,25 3 3 2,25 4 2 3,50 6 0 6,00 95 23 89,25 408,311 462

5 0 EVLÜL KIRBAŞ 11-S 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 6 21,50 5 1 4,75 3 4 2,00 6 1 5,75 4 1 3,75 88 25 81,75 386,410 874

6 0 METE BUĞRA ÇETİNKAYA11-XX29 9 26,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 6 19,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 3 3,25 4 2 3,50 84 24 78,00 374,934 1115

7 0 AYŞE NUR BAŞKAYA 11-S 24 16 20,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 26 3 25,25 7 2 6,50 3 2 2,50 5 1 4,75 3 3 2,25 85 30 77,50 373,628 1154

8 0 MUHAMMED ALİ DOĞAN11-S 20 10 17,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 25 2 24,50 6 2 5,50 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 82 22 76,50 371,944 1197

9 0 SELİN TUNCAY 11-S 33 7 31,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 1 18,75 3 1 2,75 4 3 3,25 1 2 0,50 4 1 3,75 81 17 76,75 370,799 1228

10 0 NEHİR BODUR 11-S 31 5 29,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 2 20,50 6 1 5,75 2 4 1,00 2 0 2,00 5 1 4,75 80 17 75,75 367,904 1292

11 0 KAAN SARP DURMUŞ 11-E 27 12 24,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 23 6 21,50 6 2 5,50 3 4 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 81 28 74,00 362,919 1424

12 0 EMRE GÜR 11-B 26 14 22,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 17 4 16,00 7 0 7,00 2 5 0,75 4 3 3,25 4 2 3,50 78 30 70,50 352,675 1715

13 0 NİDA AYDOĞAN 11-S 27 10 24,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 16 4 15,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 74 20 69,00 349,051 1820

14 0 NİHAL ZEYNEP KAZAK 11-S 27 12 24,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 6 18,50 3 3 2,25 2 5 0,75 3 3 2,25 5 1 4,75 77 32 69,00 348,306 1843

15 875 KIVANÇ DUYAN 11-XX31 7 29,25 5 0 5,00 5 0 5,00 22 5 20,75 1 3 0,25 2 4 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 73 23 67,25 342,857 2039

16 0 ALPER ÇİNAR 11-A 17 7 15,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 24 3 23,25 7 1 6,75 3 4 2,00 4 2 3,50 3 0 3,00 72 21 66,75 342,000 2066

17 0 AZRA KOCABAŞ 11-S 27 8 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 18 2 17,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 70 17 65,75 338,272 2208

18 0 MÜNİR KİBAR 11-S 26 14 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 18 5 16,75 3 0 3,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 1 3,75 72 33 63,75 333,735 2372

19 0 DOĞA URAL 11-S 27 12 24,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 21 8 19,00 5 4 4,00 3 4 2,00 3 2 2,50 3 3 2,25 73 41 62,75 329,714 2520

20 0 ECRİN ÇATAL 11-S 25 12 22,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 20 2 19,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 66 22 60,50 323,119 2760

21 0 ZEYNEP BAŞARAN 11-XX28 10 25,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 4 10,00 1 1 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 4 2 3,50 66 24 60,00 322,104 2795

22 0 MEHMET KILINÇ 11-S 24 11 21,25 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 1 4 0,00 17 2 16,50 5 1 4,75 3 3 2,25 3 2 2,50 3 3 2,25 66 28 59,00 318,852 2923

23 0 YAĞIZ GÜNAY 11-E 24 14 20,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 6 14,50 2 0 2,00 1 4 0,00 1 1 0,75 4 2 3,50 66 28 59,00 318,346 2950

24 0 BEGÜM ECRİN KURT 11-S 23 15 19,25 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 17 4 16,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 64 23 58,25 317,060 3001

25 0 BATUHAN ÖZER 11-S 26 11 23,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 15 2 14,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 63 19 58,25 316,026 3043

26 0 KAAN DAĞ 11-S 25 10 22,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 15 3 14,25 2 0 2,00 5 1 4,75 4 1 3,75 3 3 2,25 61 20 56,00 310,856 3265

27 0 EMİNE DEMİRKAPI 11-E 26 10 23,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 12 4 11,00 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 60 18 55,50 308,361 3385

28 0 EKİN KÜTÜK 11-S 27 12 24,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 18 5 16,75 2 2 1,50 2 5 0,75 1 4 0,00 3 3 2,25 65 39 55,25 306,950 3449

29 0 KAYRA POLAT KARATAŞ11-S 17 14 13,50 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 19 3 18,25 3 0 3,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 5 1 4,75 62 29 54,75 306,855 3453
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Genel Ortalama 21,6712,93 18,44 3,14 1,37 2,80 1,55 1,68 1,13 3,11 0,98 2,86 3,38 0,95 3,15 0,01 0,01 0,01 11,21 3,83 10,25 2,24 0,82 2,04 1,80 1,45 1,44 1,61 0,80 1,41 2,05 1,03 1,80 51,7725,85 45,33 277,020

Okul Ortalaması 21,7912,99 18,54 3,15 1,44 2,79 1,62 1,98 1,13 2,89 1,18 2,59 3,31 1,00 3,06 0,01 0,00 0,01 10,76 4,59 9,61 2,30 0,77 2,11 2,00 1,88 1,53 1,62 0,91 1,40 2,10 1,30 1,77 51,5528,04 44,54 275,400

KATILIMLAR

30 0 SELİN NARİN 11-S 23 13 19,75 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 11 4 10,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 60 22 54,50 306,248 3483

31 0 NAZ KAÇMAZ 11-XX21 16 17,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 19 1 18,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 62 33 53,75 303,087 3613

32 0 DEMİRCİ YAĞIZ 11-XX23 17 18,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 21 4 20,00 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 3 3 2,25 65 46 53,50 302,628 3633

33 0 AYÇA BİGE ÇELİK 11-S 27 6 25,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 11 4 10,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 2 3,50 59 22 53,50 302,448 3642

34 0 AZRA BABİR 11-XX25 14 21,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 10 2 9,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 60 28 53,00 301,232 3704

35 0 BERENSU KANGIRLI 11-S 23 5 21,75 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 13 0 13,00 6 0 6,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 54 6 52,50 299,352 3785

36 0 ELİF NAZ DUR 11-XX27 11 24,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 7 9,25 2 0 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 59 27 52,25 298,423 3831

37 163 ELİF NEHİR ÖNATLI 11-B 29 10 26,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 2 9,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 58 24 52,00 297,346 3891

38 0 TUANA GÜNDOĞDU 11-S 19 18 14,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 13 2 12,50 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 6 0 6,00 57 24 51,00 297,094 3908

39 0 ALİ GARİP 11-S 22 15 18,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 14 5 12,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 59 31 51,25 296,465 3935

40 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11-S 24 13 20,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 12 3 11,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 57 23 51,25 295,395 3986

41 0 OĞUZHAN NELİK 11-S 25 7 23,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 10 5 8,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 56 25 49,75 291,743 4186

42 565 MERVE YAMAN 11-S 26 13 22,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 10 8,50 2 4 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 4 0,00 57 42 46,50 281,546 4756

43 0 OYA ELİF GÖÇMEN 11-S 23 13 19,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 14 5 12,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 54 30 46,50 281,349 4768

44 0 MİNA ÖNDER 11-XX24 11 21,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 7 7,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 0 3,00 53 30 45,50 278,824 4920

45 0 CEREN NAZ ŞAHİN 11-XX17 16 13,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 1 13,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 50 25 43,75 273,851 5197

46 0 MUTAHHAR ELMASOĞLU11-E 18 8 16,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 11 6 9,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 49 22 43,50 272,927 5261

47 0 ELİF CEYLAN 11-S 23 9 20,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 12 2 11,50 2 0 2,00 46 13 42,75 269,752 5451

48 0 AMİNE TOKGÖZ 11-S 27 11 24,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 6 4,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 51 35 42,25 268,903 5506

49 0 İREM CİVAŞ 11-XX23 8 21,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 2 3 1,25 2 4 1,00 3 1 2,75 48 26 41,50 267,210 5607

50 0 ÖMÜR GEDİK 11-E 27 12 24,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 10 6,50 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 54 50 41,50 265,917 5698

51 0 FERDA ECRİN K* IL 11-S 20 7 18,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 9 2 8,50 1 0 1,00 3 1 2,75 44 14 40,50 264,064 5807

52 1784 ELİFNUR ŞANÇI 11-E 20 17 15,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 5 7,75 3 0 3,00 1 0 1,00 47 26 40,50 263,528 5831

53 0 EREN UMDU 11-XX21 11 18,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 13 2 12,50 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 47 28 40,00 262,856 5876

54 0 EYMEN EFEOĞLU 11-S 22 13 18,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 6 4,50 3 0 3,00 1 4 0,00 2 4 1,00 2 3 1,25 48 38 38,50 257,870 6213

55 0 DURU ÖZÇENGEL 11-E 24 16 20,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 5 3,75 3 3 2,25 2 1 1,75 1 2 0,50 47 35 38,25 257,619 6226

56 0 AYŞE USLU 11-XX23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 44 26 37,50 255,317 6386

57 0 MELİS ÖZLER 11-XX23 12 20,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 6 2 5,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 2 1,50 43 23 37,25 254,598 6439

58 0 NİSA CEYDA KILIÇ 11-C 19 19 14,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 5 6,75 4 0 4,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 46 37 36,75 252,928 6561
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel
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KATILIMLAR

59 0 OKYANUS EGE GÜNDÜZ11-XX20 15 16,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 7 7 5,25 3 2 2,50 3 3 2,25 2 3 1,25 0 6 -1,50 46 43 35,25 248,341 6874

60 0 GÜLSE BARLIK 11-E 24 12 21,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 6 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 42 27 35,25 248,319 6877

61 0 SÜMEYRA SEVBEN 11-XX21 12 18,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 40 29 32,75 240,986 7404

62 0 SSUDEER 11-XX24 13 20,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 9 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 41 37 31,75 238,120 7585

63 0 ÇAĞIN CANDAN 11-XX22 7 20,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 1 1,75 37 25 30,75 235,105 7781

64 0 EYMEN YEĞEN 11-E 23 16 19,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 5 1,75 37 30 29,50 231,022 8021

65 0 KÜBRA ÖDEMİŞ 11-XX21 15 17,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 7 2,25 1 5 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 38 36 29,00 230,337 8064

66 0 CEREN COŞKUN 11-XX16 17 11,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 12 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 38 40 28,00 226,949 8269

67 0 BEYZA GÖÇMEN 11-S 19 21 13,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 36 33 27,75 226,020 8338

68 0 GÜNES ATADİL 11-D 24 13 20,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 4 1,00 1 5 -0,25 36 33 27,75 225,788 8351

69 0 DEFNE TARIM 11-D 17 14 13,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 4 3 3,25 32 23 26,25 221,616 8590

70 0 ARDA GÜNEREN 11-S 16 19 11,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 7 7 5,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 38 50 25,50 219,649 8703

71 0 ECE SU DEMİR 11-XX21 16 17,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 11 -0,75 0 7 -1,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 36 48 24,00 214,690 8970

72 0 HÜSEYİN EGE YILDIZ 11-S 19 17 14,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 20 -2,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 36 54 22,50 212,215 9097

73 0 TALHA SULAROĞLU 11-E 20 17 15,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 30 29 22,75 211,324 9142

74 0 DENİZ ARTUK 11-S 18 20 13,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 7 6 5,50 0 1 -0,25 0 6 -1,50 2 1 1,75 3 3 2,25 35 51 22,25 210,389 9203

75 0 NİSA BAYGELDİ 11-XX15 13 11,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 10 1,50 3 1 2,75 30 33 21,75 209,051 9261

76 0 MİNE ATICI 11-E 14 12 11,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 29 28 22,00 209,030 9263

77 0 SEVİM NAZ ÖZDEMİR 11-XX17 23 11,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 10 17 5,75 3 7 1,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 40 77 20,75 205,750 9420

78 0 MELİH KARA 11-S 16 24 10,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 8 1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 35 58 20,50 205,472 9436

79 0 EDA MANDU Z 11-E 16 14 12,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 26 20,50 204,894 9458

80 0 İLAYDA AKÇAY 11-XX21 7 19,25 21 7 19,25 200,933 9624

81 0 EMİNE TUĞÇE ÇELİK 11-XX14 20 9,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 27 32 19,00 200,119 9658

82 0 EBRAR TAŞKIRAN 11-E 10 16 6,00 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 9 2 8,50 2 1 1,75 24 27 17,25 195,319 9833

83 0 FAZILA NAZ UYSAL 11-S 15 21 9,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 3 3,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 26 41 15,75 191,783 9943

84 0 CEYLİN YILMAZ 11-S 15 23 9,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 22 -4,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 29 65 12,75 183,872 10202

85 0 ARAS YILMAZ 11-S 14 23 8,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 11 -2,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 1 1 0,75 3 0 3,00 25 50 12,50 182,935 10230

86 0 DEFNE ÖZTÜRK 11-S 13 25 6,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 10 -1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 21 44 10,00 174,564 10400

87 0 BUSE KANDEMİR 11-E 8 14 4,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 17 31 9,25 172,261 10436
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6712,93 18,44 3,14 1,37 2,80 1,55 1,68 1,13 3,11 0,98 2,86 3,38 0,95 3,15 0,01 0,01 0,01 11,21 3,83 10,25 2,24 0,82 2,04 1,80 1,45 1,44 1,61 0,80 1,41 2,05 1,03 1,80 51,7725,85 45,33 277,020

Okul Ortalaması 21,7912,99 18,54 3,15 1,44 2,79 1,62 1,98 1,13 2,89 1,18 2,59 3,31 1,00 3,06 0,01 0,00 0,01 10,76 4,59 9,61 2,30 0,77 2,11 2,00 1,88 1,53 1,62 0,91 1,40 2,10 1,30 1,77 51,5528,04 44,54 275,400

KATILIMLAR

88 0 BERK ÖZGÜR 11-XX 8 22 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 8 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 43 5,25 160,111 10621
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YARIÇAP TYT 1 378 431 640 10896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,9 18,44 11,2 5,0 9,95 13,5 4,7 12,28 5,5 3,3 4,65 51,8 25,9 45,32 277,020

Okul Ortalaması 21,8 13,0 18,54 11,0 5,6 9,57 13,1 5,4 11,72 5,7 4,1 4,70 51,5 28,0 44,53 275,400

KATILIMLAR

1 0 BATUHAN EMRE GÜMÜŞ11-S 27 13 23,75 16 3 15,25 35 1 34,75 20 0 20,00 98 17 93,75 423,430 1 6 11 14 264

2 0 SAMED KOCABAŞ 11-S 29 11 26,25 17 3 16,25 38 2 37,50 15 5 13,75 99 21 93,75 422,006 2 7 12 15 283

3 0 BÜŞRA UZUN 11-A 31 8 29,00 16 3 15,25 32 2 31,50 15 5 13,75 94 18 89,50 409,515 1 11 16 21 452

4 0 CEYLİN YAREN KARADAĞ11-S 33 7 31,25 17 3 16,25 32 8 30,00 13 5 11,75 95 23 89,25 408,311 3 12 17 22 462

5 0 EVLÜL KIRBAŞ 11-S 29 10 26,50 18 2 17,50 28 7 26,25 13 6 11,50 88 25 81,75 386,410 4 22 29 40 874

6 0 METE BUĞRA ÇETİNKAYA11-XX29 9 26,75 18 2 17,50 26 6 24,50 11 7 9,25 84 24 78,00 374,934 1 32 41 56 1115

7 0 AYŞE NUR BAŞKAYA 11-S 24 16 20,00 17 3 16,25 33 5 31,75 11 6 9,50 85 30 77,50 373,628 5 34 43 59 1154

8 0 MUHAMMED ALİ DOĞAN11-S 20 10 17,50 15 4 14,00 31 4 30,00 16 4 15,00 82 22 76,50 371,944 6 37 47 63 1197

9 0 SELİN TUNCAY 11-S 33 7 31,25 17 2 16,50 22 2 21,50 9 6 7,50 81 17 76,75 370,799 7 40 50 66 1228

10 0 NEHİR BODUR 11-S 31 5 29,75 13 4 12,00 27 3 26,25 9 5 7,75 80 17 75,75 367,904 8 43 53 69 1292

11 0 KAAN SARP DURMUŞ 11-E 27 12 24,00 16 3 15,25 29 8 27,00 9 5 7,75 81 28 74,00 362,919 1 48 59 80 1424

12 0 EMRE GÜR 11-B 26 14 22,50 18 2 17,50 24 4 23,00 10 10 7,50 78 30 70,50 352,675 1 59 71 100 1715

13 0 NİDA AYDOĞAN 11-S 27 10 24,50 15 3 14,25 20 4 19,00 12 3 11,25 74 20 69,00 349,051 9 63 76 109 1820

14 0 NİHAL ZEYNEP KAZAK 11-S 27 12 24,00 17 2 16,50 23 9 20,75 10 9 7,75 77 32 69,00 348,306 10 64 77 110 1843

15 875 KIVANÇ DUYAN 11-XX31 7 29,25 10 0 10,00 23 8 21,00 9 8 7,00 73 23 67,25 342,857 2 71 84 123 2039

16 0 ALPER ÇİNAR 11-A 17 7 15,25 14 4 13,00 31 4 30,00 10 6 8,50 72 21 66,75 342,000 2 73 87 126 2066

17 0 AZRA KOCABAŞ 11-S 27 8 25,00 16 1 15,75 20 2 19,50 7 6 5,50 70 17 65,75 338,272 11 78 92 140 2208

18 0 MÜNİR KİBAR 11-S 26 14 22,50 12 8 10,00 21 5 19,75 13 6 11,50 72 33 63,75 333,735 12 84 99 151 2372

19 0 DOĞA URAL 11-S 27 12 24,00 11 8 9,00 26 12 23,00 9 9 6,75 73 41 62,75 329,714 13 90 106 161 2520

20 0 ECRİN ÇATAL 11-S 25 12 22,00 11 5 9,75 23 3 22,25 7 2 6,50 66 22 60,50 323,119 14 95 112 171 2760

21 0 ZEYNEP BAŞARAN 11-XX28 10 25,50 16 3 15,25 12 5 10,75 10 6 8,50 66 24 60,00 322,104 3 96 113 172 2795

22 0 MEHMET KILINÇ 11-S 24 11 21,25 11 6 9,50 22 3 21,25 9 8 7,00 66 28 59,00 318,852 15 101 118 182 2923

23 0 YAĞIZ GÜNAY 11-E 24 14 20,50 18 1 17,75 18 6 16,50 6 7 4,25 66 28 59,00 318,346 2 104 121 185 2950

24 0 BEGÜM ECRİN KURT 11-S 23 15 19,25 13 2 12,50 19 4 18,00 9 2 8,50 64 23 58,25 317,060 16 106 124 189 3001

25 0 BATUHAN ÖZER 11-S 26 11 23,25 16 1 15,75 16 3 15,25 5 4 4,00 63 19 58,25 316,026 17 107 125 191 3043

26 0 KAAN DAĞ 11-S 25 10 22,50 7 2 6,50 17 3 16,25 12 5 10,75 61 20 56,00 310,856 18 111 130 205 3265

27 0 EMİNE DEMİRKAPI 11-E 26 10 23,50 16 3 15,25 12 4 11,00 6 1 5,75 60 18 55,50 308,361 3 117 136 213 3385

28 0 EKİN KÜTÜK 11-S 27 12 24,00 12 8 10,00 20 7 18,25 6 12 3,00 65 39 55,25 306,950 19 118 137 216 3449

29 0 KAYRA POLAT KARATAŞ11-S 17 14 13,50 13 5 11,75 22 3 21,25 10 7 8,25 62 29 54,75 306,855 20 119 138 217 3453

30 0 SELİN NARİN 11-S 23 13 19,75 13 2 12,50 14 4 13,00 10 3 9,25 60 22 54,50 306,248 21 121 140 221 3483

31 0 NAZ KAÇMAZ 11-XX21 16 17,00 13 6 11,50 21 2 20,50 7 9 4,75 62 33 53,75 303,087 4 124 143 229 3613

32 0 DEMİRCİ YAĞIZ 11-XX23 17 18,75 7 13 3,75 26 6 24,50 9 10 6,50 65 46 53,50 302,628 5 125 144 230 3633

33 0 AYÇA BİGE ÇELİK 11-S 27 6 25,50 14 5 12,75 11 6 9,50 7 5 5,75 59 22 53,50 302,448 22 126 145 231 3642

34 0 AZRA BABİR 11-XX25 14 21,50 15 5 13,75 12 3 11,25 8 6 6,50 60 28 53,00 301,232 6 128 148 238 3704

35 0 BERENSU KANGIRLI 11-S 23 5 21,75 7 1 6,75 19 0 19,00 5 0 5,00 54 6 52,50 299,352 23 131 152 244 3785

36 0 ELİF NAZ DUR 11-XX27 11 24,25 14 5 12,75 13 7 11,25 5 4 4,00 59 27 52,25 298,423 7 133 155 248 3831

37 163 ELİF NEHİR ÖNATLI 11-B 29 10 26,50 12 7 10,25 13 2 12,50 4 5 2,75 58 24 52,00 297,346 2 136 159 255 3891

38 0 TUANA GÜNDOĞDU 11-S 19 18 14,50 8 4 7,00 16 2 15,50 14 0 14,00 57 24 51,00 297,094 24 137 161 258 3908

39 0 ALİ GARİP 11-S 22 15 18,25 12 6 10,50 16 6 14,50 9 4 8,00 59 31 51,25 296,465 25 141 165 262 3935

40 0 FURKAN ÇİFTÇİ 11-S 24 13 20,75 14 3 13,25 15 4 14,00 4 3 3,25 57 23 51,25 295,395 26 142 166 265 3986

41 0 OĞUZHAN NELİK 11-S 25 7 23,25 10 7 8,25 13 7 11,25 8 4 7,00 56 25 49,75 291,743 27 147 171 272 4186

42 565 MERVE YAMAN 11-S 26 13 22,75 12 6 10,50 13 14 9,50 6 9 3,75 57 42 46,50 281,546 28 165 191 305 4756

43 0 OYA ELİF GÖÇMEN 11-S 23 13 19,75 10 7 8,25 17 5 15,75 4 5 2,75 54 30 46,50 281,349 29 166 192 306 4768

44 0 MİNA ÖNDER 11-XX24 11 21,25 13 6 11,50 10 7 8,25 6 6 4,50 53 30 45,50 278,824 8 170 196 313 4920

45 0 CEREN NAZ ŞAHİN 11-XX17 16 13,00 13 4 12,00 15 3 14,25 5 2 4,50 50 25 43,75 273,851 9 177 204 329 5197

46 0 MUTAHHAR ELMASOĞLU11-E 18 8 16,00 15 3 14,25 11 6 9,50 5 5 3,75 49 22 43,50 272,927 4 179 206 334 5261

47 0 ELİF CEYLAN 11-S 23 9 20,75 9 2 8,50 14 2 13,50 46 13 42,75 269,752 30 182 210 341 5451

48 0 AMİNE TOKGÖZ 11-S 27 11 24,25 11 8 9,00 8 8 6,00 5 8 3,00 51 35 42,25 268,903 31 184 212 345 5506
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YARIÇAP TYT 1 378 431 640 10896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,9 18,44 11,2 5,0 9,95 13,5 4,7 12,28 5,5 3,3 4,65 51,8 25,9 45,32 277,020

Okul Ortalaması 21,8 13,0 18,54 11,0 5,6 9,57 13,1 5,4 11,72 5,7 4,1 4,70 51,5 28,0 44,53 275,400

KATILIMLAR

49 0 İREM CİVAŞ 11-XX23 8 21,00 11 8 9,00 7 2 6,50 7 8 5,00 48 26 41,50 267,210 10 185 213 346 5607

50 0 ÖMÜR GEDİK 11-E 27 12 24,00 14 6 12,50 10 17 5,75 3 15 -0,75 54 50 41,50 265,917 5 190 218 353 5698

51 0 FERDA ECRİN K* IL 11-S 20 7 18,25 11 4 10,00 9 2 8,50 4 1 3,75 44 14 40,50 264,064 32 193 223 359 5807

52 1784 ELİFNUR ŞANÇI 11-E 20 17 15,75 14 4 13,00 12 5 10,75 1 0 1,00 47 26 40,50 263,528 6 196 226 362 5831

53 0 EREN UMDU 11-XX21 11 18,25 5 8 3,00 14 2 13,50 7 7 5,25 47 28 40,00 262,856 11 198 228 365 5876

54 0 EYMEN EFEOĞLU 11-S 22 13 18,75 12 8 10,00 9 6 7,50 5 11 2,25 48 38 38,50 257,870 33 205 236 378 6213

55 0 DURU ÖZÇENGEL 11-E 24 16 20,00 12 8 10,00 5 5 3,75 6 6 4,50 47 35 38,25 257,619 7 206 237 380 6226

56 0 AYŞE USLU 11-XX23 16 19,00 15 5 13,75 1 0 1,00 5 5 3,75 44 26 37,50 255,317 12 211 242 387 6386

57 0 MELİS ÖZLER 11-XX23 12 20,00 8 6 6,50 7 2 6,50 5 3 4,25 43 23 37,25 254,598 13 213 245 390 6439

58 0 NİSA CEYDA KILIÇ 11-C 19 19 14,25 11 8 9,00 12 5 10,75 4 5 2,75 46 37 36,75 252,928 1 219 251 400 6561

59 0 OKYANUS EGE GÜNDÜZ11-XX20 15 16,25 11 7 9,25 10 9 7,75 5 12 2,00 46 43 35,25 248,341 14 226 260 418 6874

60 0 GÜLSE BARLIK 11-E 24 12 21,00 11 6 9,50 4 6 2,50 3 3 2,25 42 27 35,25 248,319 8 227 261 419 6877

61 0 SÜMEYRA SEVBEN 11-XX21 12 18,00 10 7 8,25 6 6 4,50 3 4 2,00 40 29 32,75 240,986 15 244 282 447 7404

62 0 SSUDEER 11-XX24 13 20,75 10 9 7,75 3 9 0,75 4 6 2,50 41 37 31,75 238,120 16 254 293 463 7585

63 0 ÇAĞIN CANDAN 11-XX22 7 20,25 11 8 9,00 0 2 -0,50 4 8 2,00 37 25 30,75 235,105 17 261 301 476 7781

64 0 EYMEN YEĞEN 11-E 23 16 19,00 11 9 8,75 3 5 1,75 37 30 29,50 231,022 9 272 314 491 8021

65 0 KÜBRA ÖDEMİŞ 11-XX21 15 17,25 8 8 6,00 4 7 2,25 5 6 3,50 38 36 29,00 230,337 18 273 315 492 8064

66 0 CEREN COŞKUN 11-XX16 17 11,75 12 4 11,00 8 14 4,50 2 5 0,75 38 40 28,00 226,949 19 278 320 501 8269

67 0 BEYZA GÖÇMEN 11-S 19 21 13,75 13 7 11,25 3 1 2,75 1 4 0,00 36 33 27,75 226,020 34 282 324 506 8338

68 0 GÜNES ATADİL 11-D 24 13 20,75 9 11 6,25 2 4 1,00 1 5 -0,25 36 33 27,75 225,788 1 283 325 507 8351

69 0 DEFNE TARIM 11-D 17 14 13,50 11 6 9,50 4 3 3,25 32 23 26,25 221,616 2 291 334 519 8590

70 0 ARDA GÜNEREN 11-S 16 19 11,25 9 10 6,50 9 9 6,75 4 12 1,00 38 50 25,50 219,649 35 298 342 528 8703

71 0 ECE SU DEMİR 11-XX21 16 17,00 11 8 9,00 2 11 -0,75 2 13 -1,25 36 48 24,00 214,690 20 308 352 541 8970

72 0 HÜSEYİN EGE YILDIZ 11-S 19 17 14,75 5 10 2,50 3 21 -2,25 9 6 7,50 36 54 22,50 212,215 36 312 356 548 9097

73 0 TALHA SULAROĞLU 11-E 20 17 15,75 10 7 8,25 0 5 -1,25 30 29 22,75 211,324 10 317 361 553 9142

74 0 DENİZ ARTUK 11-S 18 20 13,00 5 14 1,50 7 7 5,25 5 10 2,50 35 51 22,25 210,389 37 318 362 555 9203

75 0 NİSA BAYGELDİ 11-XX15 13 11,75 8 9 5,75 4 10 1,50 3 1 2,75 30 33 21,75 209,051 21 320 364 559 9261

76 0 MİNE ATICI 11-E 14 12 11,00 9 8 7,00 5 1 4,75 1 7 -0,75 29 28 22,00 209,030 11 321 365 560 9263

77 0 SEVİM NAZ ÖZDEMİR 11-XX17 23 11,25 5 15 1,25 13 24 7,00 5 15 1,25 40 77 20,75 205,750 22 326 373 568 9420

78 0 MELİH KARA 11-S 16 24 10,00 8 12 5,00 5 10 2,50 6 12 3,00 35 58 20,50 205,472 38 327 374 570 9436

79 0 EDA MANDU Z 11-E 16 14 12,50 4 8 2,00 6 3 5,25 1 1 0,75 27 26 20,50 204,894 12 328 375 571 9458

80 0 İLAYDA AKÇAY 11-XX21 7 19,25 21 7 19,25 200,933 23 335 383 580 9624

81 0 EMİNE TUĞÇE ÇELİK 11-XX14 20 9,00 13 5 11,75 0 7 -1,75 27 32 19,00 200,119 24 336 384 582 9658

82 0 EBRAR TAŞKIRAN 11-E 10 16 6,00 3 8 1,00 11 3 10,25 24 27 17,25 195,319 13 342 391 591 9833

83 0 FAZILA NAZ UYSAL 11-S 15 21 9,75 5 7 3,25 0 5 -1,25 6 8 4,00 26 41 15,75 191,783 39 344 393 596 9943

84 0 CEYLİN YILMAZ 11-S 15 23 9,25 4 15 0,25 1 23 -4,75 9 4 8,00 29 65 12,75 183,872 40 351 402 606 10202

85 0 ARAS YILMAZ 11-S 14 23 8,25 3 11 0,25 0 12 -3,00 8 4 7,00 25 50 12,50 182,935 41 353 405 610 10230

86 0 DEFNE ÖZTÜRK 11-S 13 25 6,75 4 4 3,00 1 11 -1,75 3 4 2,00 21 44 10,00 174,564 42 364 416 621 10400

87 0 BUSE KANDEMİR 11-E 8 14 4,50 7 9 4,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 17 31 9,25 172,261 14 366 418 625 10436

88 0 BERK ÖZGÜR 11-XX 8 22 2,50 4 10 1,50 4 8 2,00 0 3 -0,75 16 43 5,25 160,111 25 374 426 635 10621
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YARIÇAP TYT 1 378 431 640 10896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,9 18,44 11,2 5,0 9,95 13,5 4,7 12,28 5,5 3,3 4,65 51,8 25,9 45,32 277,020

Okul Ortalaması 21,8 13,0 18,54 11,0 5,6 9,57 13,1 5,4 11,72 5,7 4,1 4,70 51,5 28,0 44,53 275,400

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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YARIÇAP TYT 1

342,000 18,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-A  -  0
ALPER ÇİNAR 120 72 21 27 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 73 87 126 2066 % 18,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACaBEB aDDC BCccBbcC            E  DCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEEDa EcaDDAC cCCDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız eA cBAEBBAEDED CDCCBACBcAECA ED ADCDeED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız dEadDaEDA eADe   CEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 1 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 0 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

409,515 4,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-A  -  0
BÜŞRA UZUN 120 94 18 8 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 16 21 452 % 4,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACDBEBaEDeCABCEeBd CACdDDCdACEDBECEDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEEDDc bCDDACBEdCDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DACBBAEBBAEDaDECDCCBACB  EC  E CADCDCcD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız BEaCDCEDACDbDDedBCbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

297,346 35,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-B  -  163
ELİF NEHİR ÖNATLI 120 58 24 38 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 136 159 255 3891 % 35,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABbEBEBcDBACaE eBCDaCACeDAEECbBEbEDdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEbaAba CCADaBeCCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BCA BE   EA C D        A  c  d  DC    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız   c   ED  d b  B bbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

352,675 15,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-B  -  0
EMRE GÜR 120 78 30 12 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 59 71 100 1715 % 15,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız eCAdabBEBDDBcdeECCBCDCCbabDAEdCDBECdDCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADcEEDCCADEBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B A BEABeEAdC DE C  DBC c dA EDCDCD  DE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CcbdaeEDcDecDAdBdCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

252,928 60,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-C  -  0
NİSA CEYDA KILIÇ 120 46 37 37 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6561.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 219 251 400 6561 % 60,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BcC BEcdbDeCA CddBeDCcCdDeCddCdcaEbEDebC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEbeD cACeadCBECbDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  AbBcA caA D   b  C AC        D  D   ED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız d  C aE d  b  Cc   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

221,616 78,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-D  -  0
DEFNE TARIM 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 291 334 519 8590 % 78,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aCABE BEdDD eeaa eBCDaCACeDcEcb  aCd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEeDAEbcaC D  DbdBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız                  aaeDBCA                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 3 13

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

225,788 76,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-D  -  0
GÜNES ATADİL 120 36 33 51 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 283 325 507 8351 % 76,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DeABEddEBDD ACa  bBCDCdACbDdEECDBEbdDaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEbDAcaDbaAecdcaCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B A  ce     e     b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız daaaeD              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

172,261 95,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
BUSE KANDEMİR 120 17 31 72 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 366 418 625 10436 % 95,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 14 18 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız e CaBbBd DcdA    aaDa Cd eC cac         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız eddDD bb D Ad EaaeAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  e d           e                e b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız        D       eBa b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

257,619 57,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
DURU ÖZÇENGEL 120 47 35 38 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 206 237 380 6226 % 57,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız bCABEEcbBcDaeCeadCBCDCCACbDbbcCeaECdDCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DbEeDAbdcCaADcBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BCAe d   b  d    Ce    A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız accB DEDA    e a b C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

195,319 90,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
EBRAR TAŞKIRAN 120 24 27 69 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 342 391 591 9833 % 90,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 16 14 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız bCcecbaEecD AdBd   ebCCbCDcdEb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız  cE  dbdbaa     bCB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız          E      cb D BCA  EAEEDa C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

204,894 86,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
EDA MANDU Z 120 27 26 67 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9458.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 328 375 571 9458 % 86,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız a bB EebBeDBb    dBCDCCACeDbE a aE  edbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız adcbD    aa a   bCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BbA BE    b C    C                    c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız       E           a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 4 13

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

263,528 53,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  1784
ELİFNUR ŞANÇI 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 196 226 362 5831 % 53,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız bCeBbddEBDD Adc CdaCDCCAaaDAddCaBEbED ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEADb  DCCADcBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız Bb   E  aEb C  E CC    A aEd      D  DE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız                    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

308,361 31,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
EMİNE DEMİRKAPI 120 60 18 42 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 117 136 213 3385 % 31,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aeeBaE EBDDBACaEe e DCCACDDAEEeDdECED Aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEA AbEDCCADEBDdCBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız d   BEA   Ad   b CCDDB A Ca E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C     ED      BB  dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

231,022 73,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
EYMEN YEĞEN 120 37 30 53 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 272 314 491 8021 % 73,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACDBEecbDDdA dcBdebCACCDbacACbcdECbDCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEEDDdbACcacaeECbaAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız eAbc  Ed b        C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

248,319 63,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
GÜLSE BARLIK 120 42 27 51 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 227 261 419 6877 % 63,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aeABccBEBDD eb   eBCbCCACeDAEECDdEbEDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADcb badAD BD CBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BbA  EA   b e  b ea                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız  b B   D       c C d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

362,919 13,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
KAAN SARP DURMUŞ 120 81 28 11 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 48 59 80 1424 % 13,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aCABcEBEBeDBcCc bbBCDCCACcDAdEdDeEbEDCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADAbbDCCADEB CdBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BbA BEABbdbdeEDEBCCDDBCAACEAEED DCeA DcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız eaEBaeED   bD  B CEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

209,030 85,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
MİNE ATICI 120 29 28 63 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 321 365 560 9263 % 85,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız D cBc dE eDaAC c aBaDdCbC Dc Ee     DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız cEEbD bbDCbAaEeDe B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B A                       E       D  bE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız e c Cb adce         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 1 25

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

272,927 48,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
MUTAHHAR ELMASOĞLU 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 179 206 334 5261 % 48,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAeDBEadcDcCA e  BeDCACCDDCEd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEEDD EcCDDAaBECb AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız    c AEBd Ee  aCDCCd  Be EC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız d aCe ED      Cc Ca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

265,917 52,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
ÖMÜR GEDİK 120 54 50 16 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 190 218 353 5698 % 52,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCbBEdBEBeDB CcabCBCDaCACeDAEcCDBEeEDCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADcbcDaCADcBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 10 11 6,50 % 22

Geometri 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 10 17 13 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız cCA BEbc db C  ae  DaB b CE d  acdbA ebd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 15 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız Cbb eacD bdeabdcdbaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

211,324 83,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
TALHA SULAROĞLU 120 30 29 61 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 317 361 553 9142 % 83,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BbCaBEBEcDeCe C  BbDCACCDaCdAebbaEbcDebb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEEDD dA eDba ECaDAa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız    d                 bc  b     a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 6 25

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

318,346 27,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
YAĞIZ GÜNAY 120 66 28 26 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2950.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 104 121 185 2950 % 27,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aCdBbEBEeeDcACc  CBCbCCAdcDAdECDdECEDCee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADAE DCCADEBDCdBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BC  BEAce b Cb EBCaD Ba  CEAEE       DE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız  a Babd  e  D BceCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

296,465 36,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
ALİ GARİP 120 59 31 30 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3935.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 141 165 262 3935 % 36,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACaBEBcdDcC d  aBdbCACaDbCdACEbBEbEDCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bcEDDcEe D AdBECdDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  A B AEec      CDCe ACcDAECeE     C  Ea 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız B  C dcDA e D eB CEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

268,903 50,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
AMİNE TOKGÖZ 120 51 35 34 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 184 212 345 5506 % 50,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DeABbdBEBeDBcCa  dBCDCCACDDdbbCDBECEDCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEbcbb edbADEBDCCBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız c    EA  abdC   BeC e C         eb   DE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız e   b bD Dd e dBbCaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

182,935 93,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
ARAS YILMAZ 120 25 50 45 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 353 405 610 10230 % 93,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 23 3 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABcddEBDDdeCa eeB  CdcbbDcEdaDcbbdaedd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEbbbbdaedc   D  d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 11 19 -2,75 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 12 28 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız c d adb e b b  d  d          cc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CaEdCeED     eBB   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

219,649 79,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
ARDA GÜNEREN 120 38 50 32 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 298 342 528 8703 % 79,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACaebB aD CA a cceDCbdCcDbEdbE dECbDeba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız cEEDDdbcC aeaBdCbeAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  AaB  E  e e  ECDCde     d   a    CDdc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız dcbCeebD dDc abc Ca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

302,448 33,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
AYÇA BİGE ÇELİK 120 59 22 39 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 126 145 231 3642 % 33,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAee E dEDDCe    BCDCACdDbCEACE BECEDCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEEDad cCDDACBECbDbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  A BBAEc A   b C aC AC c    E        ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız dEaC   D  e   aBBCaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

373,628 10,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
AYŞE NUR BAŞKAYA 120 85 30 5 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 34 43 59 1154 % 10,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız bCABEdBbBeDBACacCbBCcCCACeDcdcbDBdCEDdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEdDAEEDaCADEBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BCADBEABDEABeEDdBCCD BCAAdEAEEDCDdD BDEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C  aaDEDbD DDAdBdCbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

338,272 20,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
AZRA KOCABAŞ 120 70 17 33 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 78 92 140 2208 % 20,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız bCABc dEBDD  Cc CCBCDaCACaDAdECDBEC DCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADAb DCCA  BDCCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BbA BEAB  A C   BCCDcBCA CEA    D     E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C  d acD D cD BBbCb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

423,430 2,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
BATUHAN EMRE GÜMÜŞ 120 98 17 5 93 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 11 14 264 % 2,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABEdBEBeDBcCacCCBebdCACeDAbECDdEbdDCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DbE DcEEDCCADcBDCCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BCA BEABeEA C DEBCCDDBCAACEAEEDCDCD BDEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CEEBCDEDADCDDABBCCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

316,026 27,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
BATUHAN ÖZER 120 63 19 38 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 107 125 191 3043 % 27,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAC BEBdEDeCAdC eBdDCACCDeCdAa DaEbEDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEdDD  ACDDA BECCDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  A BBAE  AEeE  CDCC   B  E cE       eE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız d aC CE       dB d C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

317,060 27,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
BEGÜM ECRİN KURT 120 64 23 33 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 106 124 189 3001 % 27,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BceaBbB*bDeCe C eBeDCACCDcabACdDBECEDCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız  Ed Dc AC DACBECC AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DA BBAEBdAEe bEC CCBcC    C  E    C  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız B aC  ED   ADc B C C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

299,352 34,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
BERENSU KANGIRLI 120 54 6 60 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 131 152 244 3785 % 34,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız D  d E EBeD ACBE     CCACDD  dCDBEbEDCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız e E         DE D CBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 19 0 21 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B AD EAB  A C    CCD       AE D DC   DEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C     ED       B C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

226,020 76,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
BEYZA GÖÇMEN 120 36 33 51 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 282 324 506 8338 % 76,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aCABdEebBcDacdecbaBCDaCAaeDdEECDBEbcDaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEdDAbdeaCADEBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B                C        d   D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız ea ad              C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

408,311 4,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
CEYLİN YAREN KARADAĞ 120 95 23 2 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(462.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 17 22 462 % 4,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız bCABEdBEBDDBACaECdBCDCCACbDAEECDBEbEDCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEbDAEEDCCADEBDCdBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BCADBEABDEbaCbDdBCCDDBCAACcAEEDCDCDAeDce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız Ca daDEDAD bDeBBCCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

183,872 93,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
CEYLİN YILMAZ 120 29 65 26 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 351 402 606 10202 % 93,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 23 2 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aeABdEBEBeDBACacCea  CbcabDcEdbDcbedaedd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 15 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DbaAcdbdaddced DdeBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 22 7 -4,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 23 16 -4,75 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız cadaacbBeddcbb d  dbbc  cda a  b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C aBa ED D b A BdC C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 0 2 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

174,564 95,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
DEFNE ÖZTÜRK 120 21 44 55 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 364 416 621 10400 % 95,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 25 2 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCcBaEabBDDBeCcceeB  CbcdbDcddbDcbbceede

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız     c EdaC     D  Bc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 10 19 -1,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 11 28 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız    aa  Bedddbb c     e        c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız ea a           B CaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

210,389 84,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
DENİZ ARTUK 120 35 51 34 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 318 362 555 9203 % 84,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACaBEdEEaDCe  bcBdDCbCCDeacdbcDBEedadbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 14 1 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız dcdbeab CaaAaeECdDda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  AbaB Ec b  d  C aCB     E        b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız a bbedcD dD   CaaCaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

329,714 23,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
DOĞA URAL 120 73 41 6 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 90 106 161 2520 % 23,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAeDBEddaDDCc CcBBCDCeCCDDCbACcDBEbdDCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEEDadbcC acaBECbDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 8 1 19,00 % 63

Geometri 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DACBBAEBdbEbdcEbDCCBACB AEdAEdDabDCbdED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız BccCbCaD Cc DeeeBCaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

323,119 25,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
ECRİN ÇATAL 120 66 22 32 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 95 112 171 2760 % 25,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız c ABcdBEBeD dC ECdBCDCCbCeDAEECaBEbEDCce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEeDcb   CAaEBD CBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız Bd  BEAB  ABCE   CCDcBCA CEAEE  Da   DE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C     EDb b  A B C C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

306,950 31,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
EKİN KÜTÜK 120 65 39 16 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 118 137 216 3449 % 31,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aCABbEBEBDDB dccCCBCbCCAaeDAEECDBECEeaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEcDAbceCCAacBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B ADBEABb Add  bBCCcDBCA CEA   a C   Dd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CaaBabbDb ab cBBbCae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

269,752 50,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
ELİF CEYLAN 120 46 13 61 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 182 210 341 5451 % 50,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız Bc  BEB ED Ce C cBdaCACCDaaEdbED ECEDCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız dEED      D C ECb AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  ACB AEB b eE  C  C A    EC   D A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

386,410 8,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
EVLÜL KIRBAŞ 120 88 25 7 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 29 40 874 % 8,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABEaBbBDD ACadCdBCDaCACDDAEECDaEeEDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADAbEDaCADEBDCCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BeADBEABbEbdCEDEBCaD BCAACEAEd CDC   DEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CaEdaeEDADCcDA BeCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

257,870 57,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
EYMEN EFEOĞLU 120 48 38 34 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 205 236 378 6213 % 57,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAC BEdd D CbBeEBBeDCACCDeC  bdeBEbEDdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız cEEDDbccdbDACBcaCDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DAb aAda A   D Ce d               CD E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız dca e ED dDeca BeCca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

191,783 91,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
FAZILA NAZ UYSAL 120 26 41 53 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 344 393 596 9943 % 91,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 21 4 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCAeE aEeDDdeda eecCeCCbaDe cEbDdEbcaeA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEcbDcE abaAe            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 5 35 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız                   b  c    b  c       e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CEcBdbEDde  bA a e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

264,064 53,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
FERDA ECRİN K* IL 120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 193 223 359 5807 % 53,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aeAB EBEBeD  Cc  CBCDCCbC DAb CDaE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEd    baCADE DbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B  DcEABDEc C    C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız        D       e CEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

295,395 36,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
FURKAN ÇİFTÇİ 120 57 23 40 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 142 166 265 3986 % 36,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız  CABbdBEBDDBcde  CBCDCCAaeDcdECDBECdDeba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEeDAc DCCAD B bCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız ce   EA  EA   D dCCD B A  E E b DC    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız Cc d  EDb          C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

212,215 83,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
HÜSEYİN EGE YILDIZ 120 36 54 30 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 312 356 548 9097 % 83,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABbdBEBeDBAC  CCB  CdcbbDcEadDcdbEaeda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DcEba  daCd eddD  Bc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 20 7 -2,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 21 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız e daadbBcdddb   BCdbce ecdab   a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız Cb daeED D bD BB CcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 0 2 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 4 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

310,856 29,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
KAAN DAĞ 120 61 20 39 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 111 130 205 3265 % 29,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABcdeEBDD  C   aBCbCCACeDAdECDdECEDacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEA  b        Db BA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız cCb BEA   AcC   BCCD    ACEAE    CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CE BCeEDAD Dc dBeCdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

306,855 31,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
KAYRA POLAT KARATAŞ 120 62 29 29 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 119 138 217 3453 % 31,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız beABEE EBeD  CcdebBCDaCACDDAdcdead      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEA AE DaaAaaBbCCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B   BEABeaA CED  eCD  CAACEAEED  CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız ea daeED D DDbBBdCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 5 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

318,852 26,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
MEHMET KILINÇ 120 66 28 26 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 101 118 182 2923 % 26,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAebBEBddDDCA   eBCDCbCCDDb  eEDBECEcCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız cEED   ACDDAaBEabcAa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DAbBcAEB AED  EC CC AC  A   E DbA CD E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız eE CbaEDbCaA  dBdCaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

205,472 86,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
MELİH KARA 120 35 58 27 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 327 374 570 9436 % 86,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 24 0 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BceaBddEEDcddBaccBbDCbCeabCEcadbBEbceaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız dEdDDdEeabecaaECbDbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız    B    dbd    Ceab      bCc   a De  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız adaC CEaceDb adBaCad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

281,546 43,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  565
MERVE YAMAN 120 57 42 21 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 165 191 305 4756 % 43,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACDBbBdbDeCcBCE BeDCACCeDCEAbEDdEbdDCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız dEEDD bca DAbBECCeAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 10 9 8,50 % 28

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  ACBdAEBBA a  dCb d eCcb b dE b  Ddc cD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız  cECbaEa  D cDbd Cab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

371,944 10,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
MUHAMMED ALİ DOĞAN 120 82 22 16 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 37 47 63 1197 % 10,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız  CABEaBEB DB C   aaCbCCAabD dcC   CEDCeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DbEeDAEaDCCADEBD dBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B ADBEA DEABeED BCCDcBCAACEAEEDaDCD  DEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CEEaCDEDADabDABBbCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

333,735 21,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
MÜNİR KİBAR 120 72 33 15 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 84 99 151 2372 % 21,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAeDBEBaEDDdccecBBacCACCaeCEAdEDBECEDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEbDDbacCDaAaBECbeAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  ACBBAdc Aae D eDCC ACBDAEC E     CD E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız BEaCbCEbdCDADcdB CEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

367,904 11,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
NEHİR BODUR 120 80 17 23 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 43 53 69 1292 % 11,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACaBEBEEDcC B   BCbCACCDbCEACEDBECEDCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız  EdDD cba DACBECCDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DACBBAEBBAED   CDCCeACa  EC E DaA CD ED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız d aCedED    D aBBCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

349,051 16,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
NİDA AYDOĞAN 120 74 20 26 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1820.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 63 76 109 1820 % 16,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aCABEddddeD AdcE bBCDCCAC DAEEbDBECEDCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEADAEc CaADE DCCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız Ba  BEA eEbBe   BCCDDBCA   AE D  C    EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C  BCDED e eDA BeCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

348,306 16,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
NİHAL ZEYNEP KAZAK 120 77 32 11 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 64 77 110 1843 % 16,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACbBEBddDeCABCccBeDCACaDDCdcCED EeEDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEEDD cACDDACBECeDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DAeBBAEcdAdeaDECDCC ACB AE  EEDa  CcbE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız dcaCbaEDc eADaCBBCaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

291,743 38,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
OĞUZHAN NELİK 120 56 25 39 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 147 171 272 4186 % 38,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız  CcBE BEB D AC   aBCbCdACe dEECDBECEDCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEdD EaDCaAa  eaCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BaA             BCC DBCbbCbbE c D    DEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C cB bED b  D BB  bC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 2 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

281,349 43,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
OYA ELİF GÖÇMEN 120 54 30 36 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 166 192 306 4768 % 43,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAeaBE daDeCA CccBCDCACCDaC AeE aECaDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız eEbDa  ea cAaBECCDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DA BBAEce   bDbC CC  CcD  C E      D ED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız Bc e  EDA      cc  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

422,006 2,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
SAMED KOCABAŞ 120 99 21 0 93 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 12 15 283 % 2,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABbEdbBDDBACcEebBCDdCeCDDAdECDaECEDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADAbcDaCADEBDCCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BCADBEAceEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CabBaDEDADabDABBCCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

306,248 31,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
SELİN NARİN 120 60 22 38 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 121 140 221 3483 % 31,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABbdeEBDD bC   dBCDCCAdeDAcEeDBEbEedbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEE D b D CADcB CCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BbA  EA  cb C    CC D CA aE    C C    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C  BabED DC  A B CaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

370,799 11,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
SELİN TUNCAY 120 81 17 22 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 40 50 66 1228 % 11,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABcaBEBDDBACcceCBCbCCAaDDAEECDBECEDCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADAc DCCADEBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B    EABb A C D  CCDDBCA CEAEED  e   DE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CacdCDEe   cD BB CEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

297,094 35,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-S  -  0
TUANA GÜNDOĞDU 120 57 24 39 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 137 161 258 3908 % 35,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 42 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAdDBEBdbDedb dc BeDCACe eadcCEaaEbEDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEdDD     D a  CaDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  ACBB    A e    DCCB   cAECA     DCD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız   EC  EDA  ADDCBBCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

255,317 58,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
AYŞE USLU 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 211 242 387 6386 % 58,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACaBEBdEDDC BeceBCbCbCaDeCcACcaBEbdDaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız eEEDaEcACeDACBECCcAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız                                    D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız d  C  cD   e   aBbEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

301,232 33,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
AZRA BABİR 120 60 28 32 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 128 148 238 3704 % 33,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAeaBEBddDcCeBC cBdDCACCDDCdACEadECEeaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEEDDbEcdDaACBEaCDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  bbB            DCC A BDAEC        D Ea 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız B aC aED deAD dB Ca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

160,111 97,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
BERK ÖZGÜR 120 16 43 61 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 374 426 635 10621 % 97,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 22 10 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız a AdcEaEBec AC   CdeabbAdbceabd c  db c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız c a bcEa  bec  DbaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız cC      D    d   aac c A  bd     C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız b         e        b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 4 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 5 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 3 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

235,105 71,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
ÇAĞIN CANDAN 120 37 25 58 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7781.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 261 301 476 7781 % 71,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACDBE cEDDCA dceBaDCACCDeCdACE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEdDD deaaDAbBcCbDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  dd                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız B ce daD ead   B C e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 0 25

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

226,949 75,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
CEREN COŞKUN 120 38 40 42 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 278 320 501 8269 % 75,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız  AdaBEBdbDeCe a eBebCACCDcC ceE   bEedAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEdDDb  aDDACB C DAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 12 13 2,00 % 7

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 8 14 18 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  Aac bEcaba   dC aC cC e  b   D b C  Eb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız a             dcBCae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 3 25

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

273,851 47,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
CEREN NAZ ŞAHİN 120 50 25 45 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 177 204 329 5197 % 47,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACbBEecbD C  ec BCD cCd eC ceEeBEbEDaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız cEEDD b C DAaBECbDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  A BBAEc AED D C CC AC           c b E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız B aCe ED       B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

302,628 33,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
DEMİRCİ YAĞIZ 120 65 46 9 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 125 144 230 3633 % 33,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAdaBEddcDDCeaCbBBCDCACCDbCccCcadEdEeaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEdDDbbbbcaebdcCeDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DACBaAEc bE    CDCCBACBDAbCAEED AcdD ED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız BEcCedEc bcADcdBeCaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

214,690 82,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
ECE SU DEMİR 120 36 48 36 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 308 352 541 8970 % 82,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız bdABaceEBca Adc  CBCDCCACcDAdECDdECdDdea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEbDbc cCaADcBeaCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 11 17 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 11 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız cbdcea ec ABba b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız bacddbda  b   BcdeaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

298,423 35,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
ELİF NAZ DUR 120 59 27 34 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 133 155 248 3831 % 35,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACeBEdaEDDC Be aBCbacCCDbCEACEDaECEDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEEbD cACeaACBECCDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  AeBBAEddAE b  CcCb  Cc A          D E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız  c ba ED       B CaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

200,119 88,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
EMİNE TUĞÇE ÇELİK 120 27 32 61 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 336 384 582 9658 % 88,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 20 6 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aCABcdaEBDcccaa  eBebCCACb dEEC dabccd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DbEbDcE DaCcDEBD CBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız ea ddbc        c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 4 25

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

262,856 53,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
EREN UMDU 120 47 28 45 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 198 228 365 5876 % 53,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DeABb aEBDDBACBE eBCaCCAaeD ddC dE    dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEbDc  bd     ebCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız a A BEA   b C    CC  BCA CE  E   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C dBab DbDb   BBd aC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 3 25

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

200,933 88,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
İLAYDA AKÇAY 120 21 7 92 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 335 383 580 9624 % 88,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAeDBEBdbDeCA CbaBCDCACCDeCEA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

267,210 51,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
İREM CİVAŞ 120 48 26 46 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 185 213 346 5607 % 51,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız    BEcdEBeDBAC   eBCDCCA  Db ECDBEbdDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEdDb beaaeDEBDeCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B A cEA   b      C       C            E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız Cb ea EDcab bA B CaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

342,857 18,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  875
KIVANÇ DUYAN 120 73 23 24 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 71 84 123 2039 % 18,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABEEBEBDDdACcECaBCbCCAC DA cCDBECEeCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 0 10 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEAD          DCCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B ADBEAceEABb D BCCDeBCAACEAEd    D  bcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız eaaBa EDAe bDA BeCaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

230,337 74,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
KÜBRA ÖDEMİŞ 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8064.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 273 315 492 8064 % 74,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAeDBEB ceeC  dc BebCACCDDCcAacDBEbdDabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEdDD ddaaDAaBc     C   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  A d  E  b      D   A ceca e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız d aCeddD  D      CdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 2 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

254,598 59,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
MELİS ÖZLER 120 43 23 54 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 213 245 390 6439 % 59,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız a ABd  EBDcBAC  edBCDCCACeDAddeaBECEDCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdE Dbb  aaADE  bC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız a A BEA   b      C     A              E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C     ED     d BdC d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 1 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

374,934 10,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
METE BUĞRA ÇETİNKAYA 120 84 24 12 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 32 41 56 1115 % 10,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız  eABEcBEBDDBeCccCeBCDCCAbDDA ECDdECEDCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADAbEDCCADEBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız aeA cEAeD ABCEDd CCDcBCAACEAEED  C   DEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız d  BCeEDbDdDDdBBbCEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

278,824 45,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
MİNA ÖNDER 120 53 30 37 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 170 196 313 4920 % 45,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aeABbEBb DD eCebb BCDCCACD  bECDdECEDeAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEbDdccaCaAD BDCCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B A dbA  Eb d    Ca aBCA  a E         E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız  acB cED b c d B  EC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

303,087 33,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
NAZ KAÇMAZ 120 62 33 25 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 124 143 229 3613 % 33,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız bCcBcEdEBea ACebCeBCDCCAaD  dEeDaECcDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEbDA bDCCdedBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BbA BEABD A C   BCCD BCA CE E  aD     E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C cddecD DeD e cCCbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 0 75

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

209,051 84,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
NİSA BAYGELDİ 120 30 33 57 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 320 364 559 9261 % 84,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız ceABc BEBcD Aa   aBCDCCAaebbd       DaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DbEb bdaDCaAbEaDbC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 10 16 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız cCdced           bec B  A Ebc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C E* D              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 0 25

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 2 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

248,341 63,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
OKYANUS EGE GÜNDÜZ 120 46 43 31 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 226 260 418 6874 % 63,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACaBEd cDed B   adDCACCDbedACcDaEbaDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEdDD dcaDDbCBECd AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  ACB edB b    ae C   CB     adDd cC  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız B cCbaEDc eeD eccbdb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

205,750 86,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
SEVİM NAZ ÖZDEMİR 120 40 77 3 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 326 373 568 9420 % 86,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 23 0 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCAebcaEBbDdAdcECCaaaCCACcDddcCeedbaeeAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız edcbabbEaCadabeDeaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 17 3 5,75 % 19

Geometri 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Matematik 40 13 24 3 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız dCb cE dDabeCaeaBCaDecaAe EeaEbbbCDcdDad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız adaeCecDbedaebaBCbdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 6 25

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 0 2 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 3 25

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

238,120 69,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
SSUDEER 120 41 37 42 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 254 293 463 7585 % 69,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BA DBEBabced  CEBBeDCACCDbCddCEDBEbEDdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEdDD beaeDdaBECbDbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  Aedc dB b     e ae      E   d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız B b bd D      eB Cab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

240,986 67,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
SÜMEYRA SEVBEN 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 244 282 447 7404 % 67,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACDBEa  DDCd    BCbCbCCDaCEAecD EbdDeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEEbD  daDDbC cCbDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  Aa   c  b     C  C  Cc  E A d    b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız B    aa   b    B  Ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 1 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

322,104 25,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-XX  -  0
ZEYNEP BAŞARAN 120 66 24 30 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2795.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 96 113 172 2795 % 25,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 25 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aeABdddEBDDc C ceCBCDCCACDDAcECDeECEDCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADAcc CCADEBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B AbBbABe AaC D  CC   C        a   A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız Ca BaDED  ac AdBbCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
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