
OKUL TYT NET LİSTESİ (GENEL sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 84 84 84 84

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal Bilgiler Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam GENEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 1,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 16,76 6,29 15,19 4,30 6,17 2,76 3,77 3,15 2,99 7,29 3,36 6,45 32,12 19,97 27,14 194,000

Okul Ortalaması 0,00 1,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 16,76 6,29 15,19 4,30 6,17 2,76 3,77 3,15 2,99 7,29 3,36 6,45 32,12 19,97 27,14 194,000

KATILIMLAR

1 0 EGEMEN DEPMECİ 11S 39 1 38,75 12 2 11,50 13 0 13,00 11 2 10,50 75 5 73,75 348,638 1

2 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11S 37 3 36,25 11 2 10,50 12 1 11,75 12 1 11,75 72 7 70,25 336,283 2

3 0 FURKAN SAYAR 11S 36 3 35,25 12 2 11,50 11 2 10,50 9 4 8,00 68 11 65,25 320,793 3

4 0 ALİ OKTAY ATAR 11S 31 3 30,25 12 2 11,50 13 0 13,00 12 1 11,75 68 6 66,50 320,255 4

5 0 YİĞİT KARAKUZU 11S 33 4 32,00 12 1 11,75 10 3 9,25 11 2 10,50 66 10 63,50 312,935 5

6 0 ELİF ECE TUNCAR 11S 35 3 34,25 9 5 7,75 9 1 8,75 11 2 10,50 64 11 61,25 308,233 6

7 0 MELİS GÜNAY 11S 38 2 37,50 10 4 9,00 8 5 6,75 8 5 6,75 64 16 60,00 307,300 7

8 0 NACİ KAAN KORALP 11S 35 5 33,75 8 6 6,50 11 2 10,50 10 3 9,25 64 16 60,00 304,150 8

9 0 DAVUT TAŞTEPE 11S 31 5 29,75 9 4 8,00 9 2 8,50 9 3 8,25 58 14 54,50 284,675 9

10 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11S 28 5 26,75 10 3 9,25 9 2 8,50 9 3 8,25 56 13 52,75 277,028 10

11 0 MEHMET ALİ AYDIN 11S 27 13 23,75 10 4 9,00 10 3 9,25 8 5 6,75 55 25 48,75 262,788 11

12 0 EZGİ KAP* 11S 25 6 23,50 7 4 6,00 8 4 7,00 10 3 9,25 50 17 45,75 253,788 12

13 0 EGEMEN YILMAZ 11S 29 9 26,75 6 2 5,50 6 5 4,75 7 2 6,50 48 18 43,50 249,925 13

14 0 BÜŞRA SART 11S 28 3 27,25 3 5 1,75 3 5 1,75 12 1 11,75 46 14 42,50 247,415 14

15 0 EMİR BARLAS 11S 24 11 21,25 6 8 4,00 7 3 6,25 12 1 11,75 49 23 43,25 244,573 15

16 0 İBRAHİM BOZDAĞ 11S 33 2 32,50 5 7 3,25 0 8 -2,00 7 3 6,25 45 20 40,00 244,500 16

17 0 BETÜL NAZ GÖK 11S 29 7 27,25 4 9 1,75 6 6 4,50 9 4 8,00 48 26 41,50 244,485 17

18 0 ALP CAN YÖRÜK 11S 23 9 20,75 7 5 5,75 3 1 2,75 11 2 10,50 44 17 39,75 233,898 18

19 0 CEYLİN ÇETİN 11S 23 4 22,00 6 8 4,00 6 3 5,25 8 4 7,00 43 19 38,25 230,553 19

20 0 SELMAN BURDURLU 11S 27 4 26,00 6 6 4,50 4 3 3,25 2 2 1,50 39 15 35,25 225,123 20

21 0 İREM ERKLİ 11S 21 3 20,25 4 5 2,75 6 3 5,25 9 4 8,00 40 15 36,25 223,223 21

22 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK 11S 23 6 21,50 5 9 2,75 3 8 1,00 11 2 10,50 42 25 35,75 222,808 22

23 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11S 21 4 20,00 4 9 1,75 6 3 5,25 9 4 8,00 40 20 35,00 219,350 23

24 0 MEHMET SAYIN 11S 19 11 16,25 6 7 4,25 7 3 6,25 10 3 9,25 42 24 36,00 219,130 24

25 0 CEYDA TOPRAK 11S 18 3 17,25 6 8 4,00 4 4 3,00 11 0 11,00 39 15 35,25 217,773 25

26 0 DURU GEZER 11S 21 3 20,25 5 5 3,75 3 4 2,00 8 4 7,00 37 16 33,00 213,700 26

27 0 MEHMETENES ÇAĞLIYAN 11S 21 6 19,50 4 6 2,50 4 3 3,25 8 1 7,75 37 16 33,00 213,070 27

28 0 EYMEN HAZAR 11S 17 7 15,25 4 8 2,00 5 6 3,50 13 0 13,00 39 21 33,75 211,698 28

29 0 AHSEN AYKANAT 11S 21 5 19,75 3 5 1,75 3 3 2,25 9 4 8,00 36 17 31,75 209,618 29
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OKUL TYT NET LİSTESİ (GENEL sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 84 84 84 84

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal Bilgiler Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam GENEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 1,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 16,76 6,29 15,19 4,30 6,17 2,76 3,77 3,15 2,99 7,29 3,36 6,45 32,12 19,97 27,14 194,000

Okul Ortalaması 0,00 1,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 16,76 6,29 15,19 4,30 6,17 2,76 3,77 3,15 2,99 7,29 3,36 6,45 32,12 19,97 27,14 194,000

KATILIMLAR

30 0 ORHAN KARASOY 11S 16 4 15,00 5 6 3,50 5 2 4,50 9 1 8,75 35 13 31,75 205,628 30

31 0 GAZİ SAKÇAK 11S 16 7 14,25 4 8 2,00 5 6 3,50 12 0 12,00 37 21 31,75 204,998 31

32 0 HAMZA BAŞARAN 11S 19 4 18,00 5 5 3,75 4 3 3,25 6 2 5,50 34 14 30,50 204,485 32

33 0 MAHMUT YILDIZ 11S 17 6 15,50 4 5 2,75 4 1 3,75 9 2 8,50 34 14 30,50 202,385 33

34 0 NİSANUR YÜM 11S 16 3 15,25 2 3 1,25 2 3 1,25 10 1 9,75 30 10 27,50 193,385 34

35 0 HATİCE BERİL UMURKAN 11S 15 2 14,50 2 2 1,50 2 2 1,50 10 1 9,75 29 7 27,25 192,023 35

36 0 CEYLİN AVCIBAŞI 11S 17 2 16,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 9 1 8,75 28 6 26,50 191,505 36

37 0 RABİA ÜLKER 11S 17 7 15,25 1 11 -1,75 6 5 4,75 9 2 8,50 33 25 26,75 191,188 37

38 0 ELİF SAĞIR 11S 14 2 13,50 2 0 2,00 4 2 3,50 9 3 8,25 29 7 27,25 191,183 38

39 0 ERAY YILMAZ 11S 12 7 10,25 3 7 1,25 5 3 4,25 12 1 11,75 32 18 27,50 189,185 39

40 0 NAZ AYKURT 11S 21 12 18,00 4 6 2,50 1 5 -0,25 6 5 4,75 32 28 25,00 188,370 40

41 0 YİĞİT ALİ TUNCAY 11S 15 7 13,25 5 6 3,50 4 2 3,50 6 4 5,00 30 19 25,25 185,113 41

42 0 İREM GÜRLER 11S 13 13 9,75 3 5 1,75 4 2 3,50 11 0 11,00 31 20 26,00 184,370 42

43 0 EFE ERFİDAN 11S 20 4 19,00 3 9 0,75 0 1 -0,25 5 5 3,75 28 19 23,25 184,083 43

44 0 ALİ ÇELİK 11S 14 4 13,00 4 7 2,25 4 3 3,25 7 4 6,00 29 18 24,50 182,705 44

45 0 ONUR ÖZDEMİR 11S 12 2 11,50 4 9 1,75 3 8 1,00 11 2 10,50 30 21 24,75 182,178 45

46 0 BERK BATU TABBK 11S 13 10 10,50 5 4 4,00 2 2 1,50 9 2 8,50 29 18 24,50 180,605 46

47 0 KEMAL EGE İBŞİR 11S 14 10 11,50 4 7 2,25 4 5 2,75 8 5 6,75 30 27 23,25 177,783 47

48 0 EMİR PEHLİVAN 11S 15 18 10,50 5 9 2,75 4 9 1,75 9 4 8,00 33 40 23,00 176,210 48

49 0 LÜTFÜ ÇİFTÇİ 11S 14 3 13,25 4 8 2,00 3 8 1,00 7 5 5,75 28 24 22,00 175,590 49

50 0 AHMET EMRE ÇİÇEK 11S 15 3 14,25 3 5 1,75 2 5 0,75 4 0 4,00 24 13 20,75 172,768 50

51 0 HASAN TUNÇ 11S 0 1 -0,25 14 13 10,75 4 9 1,75 3 8 1,00 9 3 8,25 30 34 21,50 171,968 51

52 0 SENA KURT 11S 13 3 12,25 2 6 0,50 4 1 3,75 6 6 4,50 25 16 21,00 171,820 52

53 0 ENES KOCA 11S 10 9 7,75 6 6 4,50 3 3 2,25 8 5 6,75 27 23 21,25 168,773 53

54 0 AYŞEN AYVA 11S 10 2 9,50 3 6 1,50 2 3 1,25 9 4 8,00 24 15 20,25 167,313 54

55 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 11S 12 3 11,25 5 8 3,00 2 1 1,75 4 5 2,75 23 17 18,75 164,388 55

56 0 İREM ÜSTÜNDAĞ 11S 13 9 10,75 1 12 -2,00 2 6 0,50 10 2 9,50 26 29 18,75 163,968 56

57 0 ELİF ÖZYURT 11S 15 5 13,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 5 7 3,25 22 18 17,50 162,825 57

58 0 ENES KUMRULAR 11S 12 8 10,00 4 8 2,00 3 2 2,50 5 7 3,25 24 25 17,75 160,408 58
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OKUL TYT NET LİSTESİ (GENEL sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 84 84 84 84

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal Bilgiler Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam GENEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 1,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 16,76 6,29 15,19 4,30 6,17 2,76 3,77 3,15 2,99 7,29 3,36 6,45 32,12 19,97 27,14 194,000

Okul Ortalaması 0,00 1,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 16,76 6,29 15,19 4,30 6,17 2,76 3,77 3,15 2,99 7,29 3,36 6,45 32,12 19,97 27,14 194,000

KATILIMLAR

59 0 ÖZGÜR ÖZDEMİR 11 13 9 10,75 3 9 0,75 2 3 1,25 6 7 4,25 24 28 17,00 158,840 59

60 0 HASANYAĞIZ KOŞAROĞLU 11S 13 6 11,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 6 6 4,50 21 18 16,50 158,005 60

61 0 ARDA YAPICI 11 11 8 9,00 4 8 2,00 3 2 2,50 5 8 3,00 23 26 16,50 155,905 61

62 0 ALİ EYMEN BAŞKURT   S 15 3 14,25 2 7 0,25 1 4 0,00 18 14 14,50 154,455 62

63 0 EGE ÖZDOĞAN 11S 11 5 9,75 3 8 1,00 2 4 1,00 4 5 2,75 20 22 14,50 150,675 63

64 0 IŞIL ÖNİZ 11 11 6 9,50 1 4 0,00 1 2 0,50 4 6 2,50 17 18 12,50 144,605 64

65 0 MELİKE ER 11S 9 9 6,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 6 2,50 18 20 13,00 143,760 65

66 0 EGE KANSU 11 11 10 8,50 3 9 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 16 20 11,00 139,370 66

67 0 BATUHAN ARISU 11S 4 6 2,50 4 9 1,75 1 1 0,75 7 1 6,75 16 17 11,75 136,528 67

68 0 YUSUFCAN KARATAŞ 11 5 4 4,00 4 5 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 14 12 11,00 135,590 68

69 0 BEREN SU CANAL 11S 8 5 6,75 1 11 -1,75 1 7 -0,75 7 6 5,50 17 29 9,75 134,238 69

70 0 MEHMET YILDIZ 11S 10 5 8,75 1 8 -1,00 2 5 0,75 13 18 8,50 132,255 70

71 0 MEHMET TUNCER 11S 9 9 6,75 1 10 -1,50 2 2 1,50 3 4 2,00 15 25 8,75 131,308 71

72 0 BURAK TEKECİ 11A 7 6 5,50 4 8 2,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 14 20 9,00 130,990 72

73 0 BATUHAN KARASU 11S 8 19 3,25 3 6 1,50 2 2 1,50 5 7 3,25 18 34 9,50 130,565 73

74 0 MEDİNE İNAL 11S 6 14 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 7 4 6,00 14 19 9,25 129,203 74

75 0 SAMİ AKÇİN 11S 7 8 5,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 3 5 1,75 14 24 8,00 127,640 75

76 0 CEYLİN ÖZDOĞAN 11S 5 12 2,00 3 6 1,50 4 5 2,75 2 6 0,50 14 29 6,75 121,458 76

77 0 MURAT ERTÜRK 11S 5 9 2,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 5 3 4,25 12 22 6,50 121,355 77

78 0 EMİR ERTÜRK 11S 2 4 1,00 1 7 -0,75 2 1 1,75 4 2 3,50 9 14 5,50 116,955 78

79 0 BATUHAN SEMİZ 11S 5 8 3,00 0 7 -1,75 0 3 -0,75 5 3 4,25 10 21 4,75 116,438 79

80 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11 4 4 3,00 0 13 -3,25 1 3 0,25 5 6 3,50 10 26 3,50 112,775 80

81 0 TUNCAY BERK 11S 4 4 3,00 2 7 0,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 8 19 3,25 112,043 81

82 0 VEYSEL KAĞAN KARANİ 11S 5 16 1,00 3 8 1,00 0 6 -1,50 4 3 3,25 12 33 3,75 111,828 82

83 0 ENES KAHVECİ 11S 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 3 13 -0,25 100,528 83

84 0 BELİNAY KURTKAN 11S 1 5 -0,25 2 10 -0,50 1 1 0,75 4 6 2,50 8 22 2,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (GENEL sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 84 84 84 84

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal Bilgiler Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam GENEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 0,00 1,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 16,76 6,29 15,19 4,30 6,17 2,76 3,77 3,15 2,99 7,29 3,36 6,45 32,12 19,97 27,14 194,000

Okul Ortalaması 0,00 1,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 16,76 6,29 15,19 4,30 6,17 2,76 3,77 3,15 2,99 7,29 3,36 6,45 32,12 19,97 27,14 194,000

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 84 84 84 84

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam GENEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 0,0 1,0 -0,25 16,8 6,3 15,19 15,4 12,7 12,19 32,1 20,0 27,13 194,000

Okul Ortalaması 0,0 1,0 -0,25 16,8 6,3 15,19 15,4 12,7 12,19 32,1 20,0 27,13 194,000

KATILIMLAR

1 0 EGEMEN DEPMECİ 11S 39 1 38,75 36 4 35,00 75 5 73,75 348,638 1 1 1 1 1

2 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11S 37 3 36,25 35 4 34,00 72 7 70,25 336,283 2 2 2 2 2

3 0 FURKAN SAYAR 11S 36 3 35,25 32 8 30,00 68 11 65,25 320,793 3 3 3 3 3

4 0 ALİ OKTAY ATAR 11S 31 3 30,25 37 3 36,25 68 6 66,50 320,255 4 4 4 4 4

5 0 YİĞİT KARAKUZU 11S 33 4 32,00 33 6 31,50 66 10 63,50 312,935 5 5 5 5 5

6 0 ELİF ECE TUNCAR 11S 35 3 34,25 29 8 27,00 64 11 61,25 308,233 6 6 6 6 6

7 0 MELİS GÜNAY 11S 38 2 37,50 26 14 22,50 64 16 60,00 307,300 7 7 7 7 7

8 0 NACİ KAAN KORALP 11S 35 5 33,75 29 11 26,25 64 16 60,00 304,150 8 8 8 8 8

9 0 DAVUT TAŞTEPE 11S 31 5 29,75 27 9 24,75 58 14 54,50 284,675 9 9 9 9 9

10 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11S 28 5 26,75 28 8 26,00 56 13 52,75 277,028 10 10 10 10 10

11 0 MEHMET ALİ AYDIN 11S 27 13 23,75 28 12 25,00 55 25 48,75 262,788 11 11 11 11 11

12 0 EZGİ KAP* 11S 25 6 23,50 25 11 22,25 50 17 45,75 253,788 12 12 12 12 12

13 0 EGEMEN YILMAZ 11S 29 9 26,75 19 9 16,75 48 18 43,50 249,925 13 13 13 13 13

14 0 BÜŞRA SART 11S 28 3 27,25 18 11 15,25 46 14 42,50 247,415 14 14 14 14 14

15 0 EMİR BARLAS 11S 24 11 21,25 25 12 22,00 49 23 43,25 244,573 15 15 15 15 15

16 0 İBRAHİM BOZDAĞ 11S 33 2 32,50 12 18 7,50 45 20 40,00 244,500 16 16 16 16 16

17 0 BETÜL NAZ GÖK 11S 29 7 27,25 19 19 14,25 48 26 41,50 244,485 17 17 17 17 17

18 0 ALP CAN YÖRÜK 11S 23 9 20,75 21 8 19,00 44 17 39,75 233,898 18 18 18 18 18

19 0 CEYLİN ÇETİN 11S 23 4 22,00 20 15 16,25 43 19 38,25 230,553 19 19 19 19 19

20 0 SELMAN BURDURLU 11S 27 4 26,00 12 11 9,25 39 15 35,25 225,123 20 20 20 20 20

21 0 İREM ERKLİ 11S 21 3 20,25 19 12 16,00 40 15 36,25 223,223 21 21 21 21 21

22 0 HÜSEYİN TALHA ÖRNEK11S 23 6 21,50 19 19 14,25 42 25 35,75 222,808 22 22 22 22 22

23 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11S 21 4 20,00 19 16 15,00 40 20 35,00 219,350 23 23 23 23 23

24 0 MEHMET SAYIN 11S 19 11 16,25 23 13 19,75 42 24 36,00 219,130 24 24 24 24 24

25 0 CEYDA TOPRAK 11S 18 3 17,25 21 12 18,00 39 15 35,25 217,773 25 25 25 25 25

26 0 DURU GEZER 11S 21 3 20,25 16 13 12,75 37 16 33,00 213,700 26 26 26 26 26

27 0 MEHMETENES ÇAĞLIYAN11S 21 6 19,50 16 10 13,50 37 16 33,00 213,070 27 27 27 27 27

28 0 EYMEN HAZAR 11S 17 7 15,25 22 14 18,50 39 21 33,75 211,698 28 28 28 28 28

29 0 AHSEN AYKANAT 11S 21 5 19,75 15 12 12,00 36 17 31,75 209,618 29 29 29 29 29

30 0 ORHAN KARASOY 11S 16 4 15,00 19 9 16,75 35 13 31,75 205,628 30 30 30 30 30

31 0 GAZİ SAKÇAK 11S 16 7 14,25 21 14 17,50 37 21 31,75 204,998 31 31 31 31 31

32 0 HAMZA BAŞARAN 11S 19 4 18,00 15 10 12,50 34 14 30,50 204,485 32 32 32 32 32

33 0 MAHMUT YILDIZ 11S 17 6 15,50 17 8 15,00 34 14 30,50 202,385 33 33 33 33 33

34 0 NİSANUR YÜM 11S 16 3 15,25 14 7 12,25 30 10 27,50 193,385 34 34 34 34 34

35 0 HATİCE BERİL UMURKAN11S 15 2 14,50 14 5 12,75 29 7 27,25 192,023 35 35 35 35 35

36 0 CEYLİN AVCIBAŞI 11S 17 2 16,50 11 4 10,00 28 6 26,50 191,505 36 36 36 36 36

37 0 RABİA ÜLKER 11S 17 7 15,25 16 18 11,50 33 25 26,75 191,188 37 37 37 37 37

38 0 ELİF SAĞIR 11S 14 2 13,50 15 5 13,75 29 7 27,25 191,183 38 38 38 38 38

39 0 ERAY YILMAZ 11S 12 7 10,25 20 11 17,25 32 18 27,50 189,185 39 39 39 39 39

40 0 NAZ AYKURT 11S 21 12 18,00 11 16 7,00 32 28 25,00 188,370 40 40 40 40 40

41 0 YİĞİT ALİ TUNCAY 11S 15 7 13,25 15 12 12,00 30 19 25,25 185,113 41 41 41 41 41

42 0 İREM GÜRLER 11S 13 13 9,75 18 7 16,25 31 20 26,00 184,370 42 42 42 42 42

43 0 EFE ERFİDAN 11S 20 4 19,00 8 15 4,25 28 19 23,25 184,083 43 43 43 43 43

44 0 ALİ ÇELİK 11S 14 4 13,00 15 14 11,50 29 18 24,50 182,705 44 44 44 44 44

45 0 ONUR ÖZDEMİR 11S 12 2 11,50 18 19 13,25 30 21 24,75 182,178 45 45 45 45 45

46 0 BERK BATU TABBK 11S 13 10 10,50 16 8 14,00 29 18 24,50 180,605 46 46 46 46 46

47 0 KEMAL EGE İBŞİR 11S 14 10 11,50 16 17 11,75 30 27 23,25 177,783 47 47 47 47 47

48 0 EMİR PEHLİVAN 11S 15 18 10,50 18 22 12,50 33 40 23,00 176,210 48 48 48 48 48
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 84 84 84 84

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam GENEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 0,0 1,0 -0,25 16,8 6,3 15,19 15,4 12,7 12,19 32,1 20,0 27,13 194,000

Okul Ortalaması 0,0 1,0 -0,25 16,8 6,3 15,19 15,4 12,7 12,19 32,1 20,0 27,13 194,000

KATILIMLAR

49 0 LÜTFÜ ÇİFTÇİ 11S 14 3 13,25 14 21 8,75 28 24 22,00 175,590 49 49 49 49 49

50 0 AHMET EMRE ÇİÇEK 11S 15 3 14,25 9 10 6,50 24 13 20,75 172,768 50 50 50 50 50

51 0 HASAN TUNÇ 11S 0 1 -0,25 14 13 10,75 16 20 11,00 30 34 21,50 171,968 51 51 51 51 51

52 0 SENA KURT 11S 13 3 12,25 12 13 8,75 25 16 21,00 171,820 52 52 52 52 52

53 0 ENES KOCA 11S 10 9 7,75 17 14 13,50 27 23 21,25 168,773 53 53 53 53 53

54 0 AYŞEN AYVA 11S 10 2 9,50 14 13 10,75 24 15 20,25 167,313 54 54 54 54 54

55 0 NUREFŞAN TAŞTEPE 11S 12 3 11,25 11 14 7,50 23 17 18,75 164,388 55 55 55 55 55

56 0 İREM ÜSTÜNDAĞ 11S 13 9 10,75 13 20 8,00 26 29 18,75 163,968 56 56 56 56 56

57 0 ELİF ÖZYURT 11S 15 5 13,75 7 13 3,75 22 18 17,50 162,825 57 57 57 57 57

58 0 ENES KUMRULAR 11S 12 8 10,00 12 17 7,75 24 25 17,75 160,408 58 58 58 58 58

59 0 ÖZGÜR ÖZDEMİR 11 13 9 10,75 11 19 6,25 24 28 17,00 158,840 1 59 59 59 59

60 0 HASANYAĞIZ KOŞAROĞLU11S 13 6 11,50 8 12 5,00 21 18 16,50 158,005 59 60 60 60 60

61 0 ARDA YAPICI 11 11 8 9,00 12 18 7,50 23 26 16,50 155,905 2 61 61 61 61

62 0 ALİ EYMEN BAŞKURT   S 15 3 14,25 3 11 0,25 18 14 14,50 154,455 1 62 62 62 62

63 0 EGE ÖZDOĞAN 11S 11 5 9,75 9 17 4,75 20 22 14,50 150,675 60 63 63 63 63

64 0 IŞIL ÖNİZ 11 11 6 9,50 6 12 3,00 17 18 12,50 144,605 3 64 64 64 64

65 0 MELİKE ER 11S 9 9 6,75 9 11 6,25 18 20 13,00 143,760 61 65 65 65 65

66 0 EGE KANSU 11 11 10 8,50 5 10 2,50 16 20 11,00 139,370 4 66 66 66 66

67 0 BATUHAN ARISU 11S 4 6 2,50 12 11 9,25 16 17 11,75 136,528 62 67 67 67 67

68 0 YUSUFCAN KARATAŞ 11 5 4 4,00 9 8 7,00 14 12 11,00 135,590 5 68 68 68 68

69 0 BEREN SU CANAL 11S 8 5 6,75 9 24 3,00 17 29 9,75 134,238 63 69 69 69 69

70 0 MEHMET YILDIZ 11S 10 5 8,75 3 13 -0,25 13 18 8,50 132,255 64 70 70 70 70

71 0 MEHMET TUNCER 11S 9 9 6,75 6 16 2,00 15 25 8,75 131,308 65 71 71 71 71

72 0 BURAK TEKECİ 11A 7 6 5,50 7 14 3,50 14 20 9,00 130,990 1 72 72 72 72

73 0 BATUHAN KARASU 11S 8 19 3,25 10 15 6,25 18 34 9,50 130,565 66 73 73 73 73

74 0 MEDİNE İNAL 11S 6 14 2,50 8 5 6,75 14 19 9,25 129,203 67 74 74 74 74

75 0 SAMİ AKÇİN 11S 7 8 5,00 7 16 3,00 14 24 8,00 127,640 68 75 75 75 75

76 0 CEYLİN ÖZDOĞAN 11S 5 12 2,00 9 17 4,75 14 29 6,75 121,458 69 76 76 76 76

77 0 MURAT ERTÜRK 11S 5 9 2,75 7 13 3,75 12 22 6,50 121,355 70 77 77 77 77

78 0 EMİR ERTÜRK 11S 2 4 1,00 7 10 4,50 9 14 5,50 116,955 71 78 78 78 78

79 0 BATUHAN SEMİZ 11S 5 8 3,00 5 13 1,75 10 21 4,75 116,438 72 79 79 79 79

80 0 BURAK EFE CANKILIÇ 11 4 4 3,00 6 22 0,50 10 26 3,50 112,775 6 80 80 80 80

81 0 TUNCAY BERK 11S 4 4 3,00 4 15 0,25 8 19 3,25 112,043 73 81 81 81 81

82 0 VEYSEL KAĞAN KARANİ11S 5 16 1,00 7 17 2,75 12 33 3,75 111,828 74 82 82 82 82

83 0 ENES KAHVECİ 11S 2 2 1,50 1 11 -1,75 3 13 -0,25 100,528 75 83 83 83 83

84 0 BELİNAY KURTKAN 11S 1 5 -0,25 7 17 2,75 8 22 2,50
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE Kep Akademi KEP AKADEMİ 11 SAY 84 84 84 84

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam GENEL

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 0,0 1,0 -0,25 16,8 6,3 15,19 15,4 12,7 12,19 32,1 20,0 27,13 194,000

Okul Ortalaması 0,0 1,0 -0,25 16,8 6,3 15,19 15,4 12,7 12,19 32,1 20,0 27,13 194,000

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EYMEN BAŞKURT 0   S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
154,455 194,000 1 62 62 62 62

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 1 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 3 14,25 36 14,25 15,19 15,19

Fizik 14 2 7 0,25 2 0,25 2,76 2,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,99 2,99

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 0,00 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 3 11 0,25 1 0,25 12,19 12,19

Toplam: 82 18 14 14,50 18 14,50 27,38 27,38

MATEMATİK ADB DAe  BB AdC BEa BDB                D

Cevap Anahtarı B ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bc E  Bddbdb               A    d  b e a

Cevap Anahtarı B EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 3 38

Matematik-1 40 15 3 38

40 15 3 38

FEN BİLİMLERİ 40 3 11 8

Fizik 14 2 7 14

14 2 7 14

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 1 4 8

13 1 4 8



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YAPICI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
155,905 194,000 2 61 61 61 61

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 6 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 11 8 9,00 23 7,46 15,19 15,19

Fizik 14 4 8 2,00 14 0,50 2,76 2,76

Kimya 13 3 2 2,50 19 0,96 2,99 2,99

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 3,00 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 12 18 7,50 19 4,46 12,19 12,19

Toplam: 82 23 26 16,50 20 11,92 27,38 27,38

MATEMATİK AbBc de    BAbC BE  B B   AEde a        

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB c DBdaabcbb EB   cdC    dbEeDdDbeCDae

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 11 8 28

Matematik-1 40 11 8 28

40 11 8 28

FEN BİLİMLERİ 40 12 18 30

Fizik 14 4 8 29

14 4 8 29

Kimya 13 3 2 23

13 3 2 23

Biyoloji 13 5 8 38

13 5 8 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EFE CANKILIÇ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
112,775 194,000 6 80 80 80 80

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 6 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 7,46 15,19 15,19

Fizik 14 0 13 -3,25 -23 0,50 2,76 2,76

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,96 2,99 2,99

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,00 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 6 22 0,50 1 4,46 12,19 12,19

Toplam: 82 10 26 3,50 4 11,92 27,38 27,38

MATEMATİK Ab    D         Bc    B     de          

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ aa ccaddbaccbea      dC b  A d DdDdCeedB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

40 4 4 10

FEN BİLİMLERİ 40 6 22 15

Fizik 14 0 13 0

14 0 13 0

Kimya 13 1 3 8

13 1 3 8

Biyoloji 13 5 6 38

13 5 6 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KANSU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
139,370 194,000 4 66 66 66 66

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 6 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 11 10 8,50 21 7,46 15,19 15,19

Fizik 14 3 9 0,75 5 0,50 2,76 2,76

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,96 2,99 2,99

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 3,00 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 5 10 2,50 6 4,46 12,19 12,19

Toplam: 82 16 20 11,00 13 11,92 27,38 27,38

MATEMATİK bDee ea   BBAC  BEabacB eCA  A          

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ Ee ccbd abdAbC          c          C D  

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 11 10 28

Matematik-1 40 11 10 28

40 11 10 28

FEN BİLİMLERİ 40 5 10 13

Fizik 14 3 9 21

14 3 9 21

Kimya 13 0 1 0

13 0 1 0

Biyoloji 13 2 0 15

13 2 0 15



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ÖNİZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
144,605 194,000 3 64 64 64 64

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 6 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 7,46 15,19 15,19

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,50 2,76 2,76

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,96 2,99 2,99

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,00 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 6 12 3,00 8 4,46 12,19 12,19

Toplam: 82 17 18 12,50 15 11,92 27,38 27,38

MATEMATİK ece  AD b eBACC BdECB B                 

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bc E       e e  e C      b bbEcDA   aebB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 11 6 28

Matematik-1 40 11 6 28

40 11 6 28

FEN BİLİMLERİ 40 6 12 15

Fizik 14 1 4 7

14 1 4 7

Kimya 13 1 2 8

13 1 2 8

Biyoloji 13 4 6 31

13 4 6 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ÖZDEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
158,840 194,000 1 59 59 59 59

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 6 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 9 10,75 27 7,46 15,19 15,19

Fizik 14 3 9 0,75 5 0,50 2,76 2,76

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,96 2,99 2,99

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,00 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 11 19 6,25 16 4,46 12,19 12,19

Toplam: 82 24 28 17,00 21 11,92 27,38 27,38

MATEMATİK AbBc  e    BACC BE  BDB  C dde aDad     

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ Ea c DBdbabcbb E  bea   A  cbEeDdDAeCDae

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 13 9 33

Matematik-1 40 13 9 33

40 13 9 33

FEN BİLİMLERİ 40 11 19 28

Fizik 14 3 9 21

14 3 9 21

Kimya 13 2 3 15

13 2 3 15

Biyoloji 13 6 7 46

13 6 7 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFCAN KARATAŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
135,590 194,000 5 68 68 68 68

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 6 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 7,46 15,19 15,19

Fizik 14 4 5 2,75 20 0,50 2,76 2,76

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,96 2,99 2,99

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 3,00 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 9 8 7,00 18 4,46 12,19 12,19

Toplam: 82 14 12 11,00 13 11,92 27,38 27,38

MATEMATİK c B e           Ba   DB             E  b

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ de E  e CEdA bBE    a    b A   D   C e  

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

40 5 4 13

FEN BİLİMLERİ 40 9 8 23

Fizik 14 4 5 29

14 4 5 29

Kimya 13 2 2 15

13 2 2 15

Biyoloji 13 3 1 23

13 3 1 23



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK TEKECİ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
130,990 194,000 1 72 72 72 72

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 1 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 5,50 15,19 15,19

Fizik 14 4 8 2,00 14 2,00 2,76 2,76

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,75 2,99 2,99

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 -0,25 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 7 14 3,50 9 3,50 12,19 12,19

Toplam: 82 14 20 9,00 11 9,00 27,38 27,38

MATEMATİK d ee  e     b C B   BD  e AE     C      

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBcc DBdadd bb EB   c      db     bd D a

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18

40 7 6 18

FEN BİLİMLERİ 40 7 14 18

Fizik 14 4 8 29

14 4 8 29

Kimya 13 2 1 15

13 2 1 15

Biyoloji 13 1 5 8

13 1 5 8



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMRE ÇİÇEK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
172,768 194,000 50 50 50 50 50

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 3 14,25 36 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 5 0,75 6 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 4 0 4,00 31 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 9 10 6,50 16 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 24 13 20,75 25 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK     DA a  B  C  aEECBD E  dE A    ED  E 

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB c a d  Edb BEa a bd   e  C   AD    E 

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 3 38

Matematik-1 40 15 3 38

40 15 3 38

FEN BİLİMLERİ 40 9 10 23

Fizik 14 3 5 21

14 3 5 21

Kimya 13 2 5 15

13 2 5 15

Biyoloji 13 4 0 31

13 4 0 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YUSUF YİĞİT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
336,283 194,000 2 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 37 3 36,25 91 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 11 2 10,50 75 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 35 4 34,00 85 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 72 7 70,25 86 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEAbBDCEDcEED

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBEADBBCEE abBEBaCCDACCACBACEBDbDACCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 37 3 93

Matematik-1 40 37 3 93

40 37 3 93

FEN BİLİMLERİ 40 35 4 88

Fizik 14 11 2 79

14 11 2 79

Kimya 13 12 1 92

13 12 1 92

Biyoloji 13 12 1 92

13 12 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN AYKANAT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
209,618 194,000 29 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 15 12 12,00 30 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 36 17 31,75 39 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AeBDD DBDBB eaC BEECBDBEeC E     C     b

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bBdc  a Ca A  BEcaC b      ACEeaADdeCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53

40 21 5 53

FEN BİLİMLERİ 40 15 12 38

Fizik 14 3 5 21

14 3 5 21

Kimya 13 3 3 23

13 3 3 23

Biyoloji 13 9 4 69

13 9 4 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇELİK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
182,705 194,000 44 44 44 44 44

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 15 14 11,50 29 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 29 18 24,50 30 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK cbBDDADB  B   C BEaCaDB  C              

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB E eBdadd becc C C d  AC  CE DAbbbCDdB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 14 4 35

Matematik-1 40 14 4 35

40 14 4 35

FEN BİLİMLERİ 40 15 14 38

Fizik 14 4 7 29

14 4 7 29

Kimya 13 4 3 31

13 4 3 31

Biyoloji 13 7 4 54

13 7 4 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OKTAY ATAR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
320,255 194,000 4 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 31 3 30,25 76 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 12 2 11,50 82 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 13 0 13,00 100 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 37 3 36,25 91 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 68 6 66,50 81 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCA aA BaC  E  D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBEADBBCEEAbbBEBCCCDACCACBACEBbADACCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 31 3 78

Matematik-1 40 31 3 78

40 31 3 78

FEN BİLİMLERİ 40 37 3 93

Fizik 14 12 2 86

14 12 2 86

Kimya 13 13 0 100

13 13 0 100

Biyoloji 13 12 1 92

13 12 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ALP CAN YÖRÜK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
233,898 194,000 18 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 23 9 20,75 52 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 7 5 5,75 41 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 3 1 2,75 21 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 21 8 19,00 48 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 44 17 39,75 48 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADe DAD eBB bCCeBEaeBDBEDCAEEAba Cc E   

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBeEAbaBaE d CBE   dD      ACEBDADAeeDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 23 9 58

Matematik-1 40 23 9 58

40 23 9 58

FEN BİLİMLERİ 40 21 8 53

Fizik 14 7 5 50

14 7 5 50

Kimya 13 3 1 23

13 3 1 23

Biyoloji 13 11 2 85

13 11 2 85



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEN AYVA 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
167,313 194,000 54 54 54 54 54

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 14 13 10,75 27 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 24 15 20,25 25 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK  cB DA   BB     BE CBD  c               

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ  B E be daE bbdb  a D   A  ACEBbADbeCDbB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 10 2 25

Matematik-1 40 10 2 25

40 10 2 25

FEN BİLİMLERİ 40 14 13 35

Fizik 14 3 6 21

14 3 6 21

Kimya 13 2 3 15

13 2 3 15

Biyoloji 13 9 4 69

13 9 4 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ARISU 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
136,528 194,000 62 67 67 67 67

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 4 6 2,50 6 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 9 1,75 13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 12 11 9,25 23 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 16 17 11,75 14 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AaBe     Bc  b  B   d          a        

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bcBcAcd ebEAbae  C         AC BD  AeCD  

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 4 6 10

Matematik-1 40 4 6 10

40 4 6 10

FEN BİLİMLERİ 40 12 11 30

Fizik 14 4 9 29

14 4 9 29

Kimya 13 1 1 8

13 1 1 8

Biyoloji 13 7 1 54

13 7 1 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KARASU 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
130,565 194,000 66 73 73 73 73

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 8 19 3,25 8 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 10 15 6,25 16 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 18 34 9,50 12 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK c d D    dddd   BE  BcB cdb EbbBcCccccca

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ acBbca B Eb   dE    a    C AC ebdDdeCebB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 8 19 20

Matematik-1 40 8 19 20

40 8 19 20

FEN BİLİMLERİ 40 10 15 25

Fizik 14 3 6 21

14 3 6 21

Kimya 13 2 2 15

13 2 2 15

Biyoloji 13 5 7 38

13 5 7 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN SEMİZ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
116,438 194,000 72 79 79 79 79

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 5 13 1,75 4 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 10 21 4,75 6 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK cbB        B bC aEb Bc   e       d      

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ  eadc    abe  cbe          AC  b DA deE 

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

40 5 8 13

FEN BİLİMLERİ 40 5 13 13

Fizik 14 0 7 0

14 0 7 0

Kimya 13 0 3 0

13 0 3 0

Biyoloji 13 5 3 38

13 5 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KURTKAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 7 17 2,75 7 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 8 22 2,50 3 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK   Be c   e  d   a                       

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ da a bdcbEbAeb b        A   CdebeDAedD  

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

40 1 5 3

FEN BİLİMLERİ 40 7 17 18

Fizik 14 2 10 14

14 2 10 14

Kimya 13 1 1 8

13 1 1 8

Biyoloji 13 4 6 31

13 4 6 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN SU CANAL 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
134,238 194,000 63 69 69 69 69

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 9 24 3,00 8 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 17 29 9,75 12 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK A de Ae  Be AC  BE  d B                 

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bcd cb eacdbeCcddbba  C  b cCEBecbAdeDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20

40 8 5 20

FEN BİLİMLERİ 40 9 24 23

Fizik 14 1 11 7

14 1 11 7

Kimya 13 1 7 8

13 1 7 8

Biyoloji 13 7 6 54

13 7 6 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BATU TABBK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
180,605 194,000 46 46 46 46 46

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 10 10,50 26 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 5 4 4,00 29 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 16 8 14,00 35 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 29 18 24,50 30 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADdeDA      bC  BEae bB  CAEEA   dc c c 

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBeE  cdaE   CcEc   D      A EBb DACeDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 13 10 33

Matematik-1 40 13 10 33

40 13 10 33

FEN BİLİMLERİ 40 16 8 40

Fizik 14 5 4 36

14 5 4 36

Kimya 13 2 2 15

13 2 2 15

Biyoloji 13 9 2 69

13 9 2 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL NAZ GÖK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
244,485 194,000 17 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 29 7 27,25 68 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 9 1,75 13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 6 6 4,50 35 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 19 19 14,25 36 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 48 26 41,50 51 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AeeDDADBDBBBACCdBEECBDBEeCdE ADBDC eE  b

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bBd AcedCadAbbcbcaCeeA CACBdCEBbADACeeEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 29 7 73

Matematik-1 40 29 7 73

40 29 7 73

FEN BİLİMLERİ 40 19 19 48

Fizik 14 4 9 29

14 4 9 29

Kimya 13 6 6 46

13 6 6 46

Biyoloji 13 9 4 69

13 9 4 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SART 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
247,415 194,000 14 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 28 3 27,25 68 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 3 5 1,75 13 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 18 11 15,25 38 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 46 14 42,50 52 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADBDDADB BBBACC BEECBDBEe A EAaB    E cD

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB cA ad bb   BbBd C c a e ACEBDADACCDEa

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 28 3 70

Matematik-1 40 28 3 70

40 28 3 70

FEN BİLİMLERİ 40 18 11 45

Fizik 14 3 5 21

14 3 5 21

Kimya 13 3 5 23

13 3 5 23

Biyoloji 13 12 1 92

13 12 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA TOPRAK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
217,773 194,000 25 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 3 17,25 43 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 6 8 4,00 29 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 4 3,00 23 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 21 12 18,00 45 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 39 15 35,25 43 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADBDD D D       BEaCa B  CAEE   DCb    D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EcBEAcddaEcAbeBE ba cA  c BA EBDADA CDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 18 3 45

Matematik-1 40 18 3 45

40 18 3 45

FEN BİLİMLERİ 40 21 12 53

Fizik 14 6 8 43

14 6 8 43

Kimya 13 4 4 31

13 4 4 31

Biyoloji 13 11 0 85

13 11 0 85



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN AVCIBAŞI 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
191,505 194,000 36 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 17 2 16,50 41 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 2 1 1,75 13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 11 4 10,00 25 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 28 6 26,50 32 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK eeB DAD  B B CC BEECBDBE C              

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB d          cd           AC cDAD CCDE 

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 17 2 43

Matematik-1 40 17 2 43

40 17 2 43

FEN BİLİMLERİ 40 11 4 28

Fizik 14 2 1 14

14 2 1 14

Kimya 13 0 2 0

13 0 2 0

Biyoloji 13 9 1 69

13 9 1 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇETİN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
230,553 194,000 19 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 6 8 4,00 29 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 20 15 16,25 41 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 43 19 38,25 47 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDADd Be ACC BEaCBDBE CAE A   C  E   

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBdcAbBBacdAbbBEe CCDA  eb ACd DcDACCebB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 23 4 58

Matematik-1 40 23 4 58

40 23 4 58

FEN BİLİMLERİ 40 20 15 50

Fizik 14 6 8 43

14 6 8 43

Kimya 13 6 3 46

13 6 3 46

Biyoloji 13 8 4 62

13 8 4 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÖZDOĞAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
121,458 194,000 69 76 76 76 76

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 5 12 2,00 5 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 5 2,75 21 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 9 17 4,75 12 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 14 29 6,75 8 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ecd bdc   B  C  BE    cda     e Dec     

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ b   b aBCdaA bcE   C bdCAec    DdcbeeD e

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 5 12 13

Matematik-1 40 5 12 13

40 5 12 13

FEN BİLİMLERİ 40 9 17 23

Fizik 14 3 6 21

14 3 6 21

Kimya 13 4 5 31

13 4 5 31

Biyoloji 13 2 6 15

13 2 6 15



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT TAŞTEPE 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
284,675 194,000 9 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 31 5 29,75 74 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 9 4 8,00 57 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 27 9 24,75 62 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 58 14 54,50 66 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDbADBDBB ACCCBEaCBDBE CAEEAbBDCbDE  D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBcAD daEEAbCBEB CaDAC ACceCEBaA eCCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 31 5 78

Matematik-1 40 31 5 78

40 31 5 78

FEN BİLİMLERİ 40 27 9 68

Fizik 14 9 4 64

14 9 4 64

Kimya 13 9 2 69

13 9 2 69

Biyoloji 13 9 3 69

13 9 3 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GEZER 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
213,700 194,000 26 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 3 20,25 51 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 5 5 3,75 27 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 16 13 12,75 32 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 37 16 33,00 40 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDD cB BB ACC BEaCBDBE C   A B    E   

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bBB Aba bcEA  cEdCba    A  ACbBbA beCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 21 3 53

Matematik-1 40 21 3 53

40 21 3 53

FEN BİLİMLERİ 40 16 13 40

Fizik 14 5 5 36

14 5 5 36

Kimya 13 3 4 23

13 3 4 23

Biyoloji 13 8 4 62

13 8 4 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
219,350 194,000 23 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 9 1,75 13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 19 16 15,00 38 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 40 20 35,00 43 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AeB DADB B BAdC BEECBDBE Ce  A   C     b

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ Eedc baBabEAbbBEaa dD  CAC ACEBDdDcbCDaB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 21 4 53

Matematik-1 40 21 4 53

40 21 4 53

FEN BİLİMLERİ 40 19 16 48

Fizik 14 4 9 29

14 4 9 29

Kimya 13 6 3 46

13 6 3 46

Biyoloji 13 9 4 69

13 9 4 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ERFİDAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
184,083 194,000 43 43 43 43 43

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 9 0,75 5 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 8 15 4,25 11 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 28 19 23,25 28 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADd DAcB BBBACC BEaCBDBE CA  e          

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ ba E eBddEcbbb c           AC  bdDAeCe a

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 20 4 50

Matematik-1 40 20 4 50

40 20 4 50

FEN BİLİMLERİ 40 8 15 20

Fizik 14 3 9 21

14 3 9 21

Kimya 13 0 1 0

13 0 1 0

Biyoloji 13 5 5 38

13 5 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ÖZDOĞAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
150,675 194,000 60 63 63 63 63

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 8 1,00 7 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 4 1,00 8 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 9 17 4,75 12 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 20 22 14,50 18 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK e  D     B  Aaa BEc B BE  A Ee B        

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bB E bcddcdAb   Bd  cc  Ab c   cc ACCeEe

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28

40 11 5 28

FEN BİLİMLERİ 40 9 17 23

Fizik 14 3 8 21

14 3 8 21

Kimya 13 2 4 15

13 2 4 15

Biyoloji 13 4 5 31

13 4 5 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN DEPMECİ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
348,638 194,000 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 39 1 38,75 97 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 12 2 11,50 82 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 13 0 13,00 100 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 36 4 35,00 88 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 75 5 73,75 90 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBEADaBCEEAbCBEBCCCDACCACBACEBDADAeeDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 39 1 98

Matematik-1 40 39 1 98

40 39 1 98

FEN BİLİMLERİ 40 36 4 90

Fizik 14 12 2 86

14 12 2 86

Kimya 13 13 0 100

13 13 0 100

Biyoloji 13 11 2 85

13 11 2 85



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN YILMAZ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
249,925 194,000 13 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 29 9 26,75 67 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 6 2 5,50 39 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 6 5 4,75 37 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 19 9 16,75 42 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 48 18 43,50 53 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDADBeBBBACCCBEaeBDBEcCAEEeDBaC Dd bD

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB EA  d EEd  ebBC aDcC eCBdC   ADAC DEa

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 29 9 73

Matematik-1 40 29 9 73

40 29 9 73

FEN BİLİMLERİ 40 19 9 48

Fizik 14 6 2 43

14 6 2 43

Kimya 13 6 5 46

13 6 5 46

Biyoloji 13 7 2 54

13 7 2 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE TUNCAR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
308,233 194,000 6 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 35 3 34,25 86 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 9 5 7,75 55 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 9 1 8,75 67 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 29 8 27,00 68 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 64 11 61,25 75 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AeeDDADB BBBACCCBEECBDBEaCAEEADBDCEDE ED

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBEAbBBbbEAbbBEe CCDAC A BACEBDdDbCCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 35 3 88

Matematik-1 40 35 3 88

40 35 3 88

FEN BİLİMLERİ 40 29 8 73

Fizik 14 9 5 64

14 9 5 64

Kimya 13 9 1 69

13 9 1 69

Biyoloji 13 11 2 85

13 11 2 85



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZYURT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
162,825 194,000 57 57 57 57 57

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 2 4 1,00 7 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 7 13 3,75 9 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 22 18 17,50 21 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ccebDAD  BeBACC BEECBDB                 

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EccE       d e         a b e EdDADbededB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

40 15 5 38

FEN BİLİMLERİ 40 7 13 18

Fizik 14 2 4 14

14 2 4 14

Kimya 13 0 2 0

13 0 2 0

Biyoloji 13 5 7 38

13 5 7 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAĞIR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
191,183 194,000 38 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 14 2 13,50 34 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 2 0 2,00 14 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 15 5 13,75 34 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 29 7 27,25 33 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AD c A   B   CC BEaCBDB          C  E   

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ E  E           E  b D CaA  eCE DADAeCDaB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 14 2 35

Matematik-1 40 14 2 35

40 14 2 35

FEN BİLİMLERİ 40 15 5 38

Fizik 14 2 0 14

14 2 0 14

Kimya 13 4 2 31

13 4 2 31

Biyoloji 13 9 3 69

13 9 3 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BARLAS 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
244,573 194,000 15 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 24 11 21,25 53 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 6 8 4,00 29 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 25 12 22,00 55 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 49 23 43,25 53 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK dce DADeaBBBbCCeBEEdBDBE CdEcADB C bEE D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bBcdebaBCbEAbCBEc CCDb aAC ACEBDADAeCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 24 11 60

Matematik-1 40 24 11 60

40 24 11 60

FEN BİLİMLERİ 40 25 12 63

Fizik 14 6 8 43

14 6 8 43

Kimya 13 7 3 54

13 7 3 54

Biyoloji 13 12 1 92

13 12 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ERTÜRK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
116,955 194,000 71 78 78 78 78

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 7 10 4,50 11 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 9 14 5,50 7 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK eee             B a   B                 

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ E  c b dabdd    c       AC AC      CaD e

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

40 2 4 5

FEN BİLİMLERİ 40 7 10 18

Fizik 14 1 7 7

14 1 7 7

Kimya 13 2 1 15

13 2 1 15

Biyoloji 13 4 2 31

13 4 2 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR PEHLİVAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
176,210 194,000 48 48 48 48 48

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 18 10,50 26 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 5 9 2,75 20 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 9 1,75 13 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 18 22 12,50 31 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 33 40 23,00 28 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADB adDaeBe   bCBEbCBaBdebeEEeaeD b  Ecb

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBddAbBeCbcbbaccaCdeabCdACdAbEcDADAeCDdB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 18 38

Matematik-1 40 15 18 38

40 15 18 38

FEN BİLİMLERİ 40 18 22 45

Fizik 14 5 9 36

14 5 9 36

Kimya 13 4 9 31

13 4 9 31

Biyoloji 13 9 4 69

13 9 4 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KAHVECİ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
100,528 194,000 75 83 83 83 83

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 1 11 -1,75 -4 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 3 13 -0,25 0 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK e               Ba    B                 

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bd c  a  c              e  e   bcDde    

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

40 2 2 5

FEN BİLİMLERİ 40 1 11 3

Fizik 14 0 5 0

14 0 5 0

Kimya 13 0 1 0

13 0 1 0

Biyoloji 13 1 5 8

13 1 5 8



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KOCA 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
168,773 194,000 53 53 53 53 53

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 10 9 7,75 19 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 6 6 4,50 32 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 17 14 13,50 34 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 27 23 21,25 26 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK c   aAD   c  Ca BEab DBEaCcE           a

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB ccb ddEbADCcEc  d    AC AbEeaADAeCDEe

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 10 9 25

Matematik-1 40 10 9 25

40 10 9 25

FEN BİLİMLERİ 40 17 14 43

Fizik 14 6 6 43

14 6 6 43

Kimya 13 3 3 23

13 3 3 23

Biyoloji 13 8 5 62

13 8 5 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KUMRULAR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
160,408 194,000 58 58 58 58 58

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 8 10,00 25 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 8 2,00 14 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 3 2 2,50 19 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 12 17 7,75 19 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 24 25 17,75 22 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AbBc de    BAbC BE  BDB e AEde          

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB c DBdaabcbb EB   cdC    dbEeDdDbeCD a

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 12 8 30

Matematik-1 40 12 8 30

40 12 8 30

FEN BİLİMLERİ 40 12 17 30

Fizik 14 4 8 29

14 4 8 29

Kimya 13 3 2 23

13 3 2 23

Biyoloji 13 5 7 38

13 5 7 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY YILMAZ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
189,185 194,000 39 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 7 10,25 26 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 7 1,25 9 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 20 11 17,25 43 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 32 18 27,50 34 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ceB DAb      Cb BEa BDBE C   A   d  c   

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB c cBaed d bBE  a a CaAC ACEBDADACCDEa

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 12 7 30

Matematik-1 40 12 7 30

40 12 7 30

FEN BİLİMLERİ 40 20 11 50

Fizik 14 3 7 21

14 3 7 21

Kimya 13 5 3 38

13 5 3 38

Biyoloji 13 12 1 92

13 12 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN HAZAR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
211,698 194,000 28 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 8 2,00 14 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 5 6 3,50 27 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 22 14 18,50 46 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 39 21 33,75 41 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADe Dde         BE bBDB  CAE eD DbbDE ED

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ Ea cAD dCbdcbeBdd baDA CAadACEBDADACCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 17 7 43

Matematik-1 40 17 7 43

40 17 7 43

FEN BİLİMLERİ 40 22 14 55

Fizik 14 4 8 29

14 4 8 29

Kimya 13 5 6 38

13 5 6 38

Biyoloji 13 13 0 100

13 13 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ KAP* 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
253,788 194,000 12 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 25 6 23,50 59 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 7 4 6,00 43 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 8 4 7,00 54 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 25 11 22,25 56 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 50 17 45,75 56 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDAD DBeBACe BEECBDBEcCAEaA    E E  b

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBEA BBbbc b BccCCaDA CACdACEeDADddCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 25 6 63

Matematik-1 40 25 6 63

40 25 6 63

FEN BİLİMLERİ 40 25 11 63

Fizik 14 7 4 50

14 7 4 50

Kimya 13 8 4 62

13 8 4 62

Biyoloji 13 10 3 77

13 10 3 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SAYAR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
320,793 194,000 3 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 36 3 35,25 88 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 12 2 11,50 82 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 32 8 30,00 75 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 68 11 65,25 80 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDADBDBBBACCCBEaCBDBEDCAEEdDBDCEDE ED

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBEADBBbEEAbCBEBCCCDcCaACBeCbBaADdCCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 36 3 90

Matematik-1 40 36 3 90

40 36 3 90

FEN BİLİMLERİ 40 32 8 80

Fizik 14 12 2 86

14 12 2 86

Kimya 13 11 2 85

13 11 2 85

Biyoloji 13 9 4 69

13 9 4 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
GAZİ SAKÇAK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
204,998 194,000 31 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 16 7 14,25 36 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 8 2,00 14 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 5 6 3,50 27 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 21 14 17,50 44 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 37 21 31,75 39 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADe DAD a B b C BEaCBDB     c bB Ca    D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ Ea cebBBedEe bBEBCaaD aacb ACEBDADA CDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 16 7 40

Matematik-1 40 16 7 40

40 16 7 40

FEN BİLİMLERİ 40 21 14 53

Fizik 14 4 8 29

14 4 8 29

Kimya 13 5 6 38

13 5 6 38

Biyoloji 13 12 0 92

13 12 0 92



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA BAŞARAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
204,485 194,000 32 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 5 5 3,75 27 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 15 10 12,50 31 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 34 14 30,50 37 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDAc  BBBA C BEECBDB  b   e B       D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB cAb  aEdAb cb C aD   AC A b  ADA eD B

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 19 4 48

Matematik-1 40 19 4 48

40 19 4 48

FEN BİLİMLERİ 40 15 10 38

Fizik 14 5 5 36

14 5 5 36

Kimya 13 4 3 31

13 4 3 31

Biyoloji 13 6 2 46

13 6 2 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN TUNÇ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
171,968 194,000 51 51 51 51 51

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 1 0 1 -0,25 -25 -0,25 -0,25 -0,25

Matematik-1 40 14 13 10,75 27 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 9 1,75 13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 3 8 1,00 8 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 16 20 11,00 28 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 30 34 21,50 26 29,01 27,38 27,38

TÜRKÇE e

Cevap Anahtarı A N

MATEMATİK eeBeDAc  aB  bbeBEaCBDBE     eD eC e  Ec

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBdcAbdcaEdeb cEeCbdD b edceCE DADAbCDaB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TÜRKÇE 1 0 1 0

Türkçe 1 0 1 0

1 0 1 0

MATEMATİK 40 14 13 35

Matematik-1 40 14 13 35

40 14 13 35

FEN BİLİMLERİ 40 16 20 40

Fizik 14 4 9 29

14 4 9 29

Kimya 13 3 8 23

13 3 8 23

Biyoloji 13 9 3 69

13 9 3 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
HASANYAĞIZ KOŞAROĞLU 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
158,005 194,000 59 60 60 60 60

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 6 11,50 29 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 2 4 1,00 7 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 8 12 5,00 13 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 21 18 16,50 20 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK cce  A a BeBACCdBEECBDB                 

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EccE       d e         a b e EcDADbedDdB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 13 6 33

Matematik-1 40 13 6 33

40 13 6 33

FEN BİLİMLERİ 40 8 12 20

Fizik 14 2 4 14

14 2 4 14

Kimya 13 0 2 0

13 0 2 0

Biyoloji 13 6 6 46

13 6 6 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE BERİL UMURKAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
192,023 194,000 35 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 2 2 1,50 11 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 14 5 12,75 32 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 29 7 27,25 33 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADB  A   B a C  BEaCBDBE       B       D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB         b bcb C  D      AC BDAD eCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

40 15 2 38

FEN BİLİMLERİ 40 14 5 35

Fizik 14 2 2 14

14 2 2 14

Kimya 13 2 2 15

13 2 2 15

Biyoloji 13 10 1 77

13 10 1 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN TALHA ÖRNEK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
222,808 194,000 22 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 23 6 21,50 54 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 5 9 2,75 20 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 3 8 1,00 8 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 19 19 14,25 36 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 42 25 35,75 44 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADe DADa BBBbCC BEaCBDBE CAEc bB C     D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EaBcecBBedEeabcdBCaaD aacb ACEBDADbeCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 23 6 58

Matematik-1 40 23 6 58

40 23 6 58

FEN BİLİMLERİ 40 19 19 48

Fizik 14 5 9 36

14 5 9 36

Kimya 13 3 8 23

13 3 8 23

Biyoloji 13 11 2 85

13 11 2 85



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM BOZDAĞ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
244,500 194,000 16 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 33 2 32,50 81 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 5 7 3,25 23 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 0 8 -2,00 -15 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 12 18 7,50 19 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 45 20 40,00 49 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDADBDBBBACC BEECBDBEDC EEAaB CEDE  D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EedEAbedaEE  babcdbbc  a   A   DADcbCDdB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 33 2 83

Matematik-1 40 33 2 83

40 33 2 83

FEN BİLİMLERİ 40 12 18 30

Fizik 14 5 7 36

14 5 7 36

Kimya 13 0 8 0

13 0 8 0

Biyoloji 13 7 3 54

13 7 3 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ERKLİ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
223,223 194,000 21 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 3 20,25 51 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 19 12 16,00 40 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 40 15 36,25 44 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADe DA   BB ACC BEaCBDBE C E e B  E    D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB EA  dabac  cbcCC D C AC ACEaDdDceCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 21 3 53

Matematik-1 40 21 3 53

40 21 3 53

FEN BİLİMLERİ 40 19 12 48

Fizik 14 4 5 29

14 4 5 29

Kimya 13 6 3 46

13 6 3 46

Biyoloji 13 9 4 69

13 9 4 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜRLER 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
184,370 194,000 42 42 42 42 42

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 13 9,75 24 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 5 1,75 13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 18 7 16,25 41 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 31 20 26,00 32 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK b ecD D  acebd dBEEaBDBbcCAEE  B d      

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB c    Cbd bbBE  Cb    bC ACEBDAD CC EB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 13 13 33

Matematik-1 40 13 13 33

40 13 13 33

FEN BİLİMLERİ 40 18 7 45

Fizik 14 3 5 21

14 3 5 21

Kimya 13 4 2 31

13 4 2 31

Biyoloji 13 11 0 85

13 11 0 85



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÜSTÜNDAĞ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
163,968 194,000 56 56 56 56 56

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 9 10,75 27 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 1 12 -2,00 -14 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 6 0,50 4 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 13 20 8,00 20 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 26 29 18,75 23 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ebB DAc   aBbbb BEECBDBE             dEc

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ accc bdebbdAbecE Cbd  b ed ACE DcDAaCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 13 9 33

Matematik-1 40 13 9 33

40 13 9 33

FEN BİLİMLERİ 40 13 20 33

Fizik 14 1 12 7

14 1 12 7

Kimya 13 2 6 15

13 2 6 15

Biyoloji 13 10 2 77

13 10 2 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL EGE İBŞİR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
177,783 194,000 47 47 47 47 47

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 14 10 11,50 29 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 7 2,25 16 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 5 2,75 21 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 16 17 11,75 29 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 30 27 23,25 28 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeeD b  BBBbe  BEaCBDB  C E  aa    b  b

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EcBccc  acEA bBbdd aD  CAa ACEBbAbAeCecB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 14 10 35

Matematik-1 40 14 10 35

40 14 10 35

FEN BİLİMLERİ 40 16 17 40

Fizik 14 4 7 29

14 4 7 29

Kimya 13 4 5 31

13 4 5 31

Biyoloji 13 8 5 62

13 8 5 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFÜ ÇİFTÇİ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
175,590 194,000 49 49 49 49 49

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 8 2,00 14 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 3 8 1,00 8 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 14 21 8,75 22 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 28 24 22,00 27 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK dDB DAD    BAe  BEECBDB      e          

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ Ec EAbdabdEec cdebCaDd bcC ACbcbADbeCDE 

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 14 3 35

Matematik-1 40 14 3 35

40 14 3 35

FEN BİLİMLERİ 40 14 21 35

Fizik 14 4 8 29

14 4 8 29

Kimya 13 3 8 23

13 3 8 23

Biyoloji 13 7 5 54

13 7 5 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT YILDIZ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
202,385 194,000 33 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 17 6 15,50 39 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 17 8 15,00 38 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 34 14 30,50 37 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AaBe A   B BAC  BEaCBDBE acE e BD       

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB E baBa ad  B     DeC  C ACE bA ACCDEa

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 17 6 43

Matematik-1 40 17 6 43

40 17 6 43

FEN BİLİMLERİ 40 17 8 43

Fizik 14 4 5 29

14 4 5 29

Kimya 13 4 1 31

13 4 1 31

Biyoloji 13 9 2 69

13 9 2 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE İNAL 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
129,203 194,000 67 74 74 74 74

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 6 14 2,50 6 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 8 5 6,75 17 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 14 19 9,25 11 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK e Bb c    c   b aE CBe cc  E e c C edb  

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ  e                      A  eCEBadDd CD B

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 6 14 15

Matematik-1 40 6 14 15

40 6 14 15

FEN BİLİMLERİ 40 8 5 20

Fizik 14 0 1 0

14 0 1 0

Kimya 13 1 0 8

13 1 0 8

Biyoloji 13 7 4 54

13 7 4 54



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ AYDIN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
262,788 194,000 11 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 27 13 23,75 59 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 10 4 9,00 64 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 28 12 25,00 63 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 55 25 48,75 59 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADecDdDBaBBBACCCBEaCBDBEeCAEcADdDbbcEdcD

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBEAbBBC*EAbeBEBCdaDACaACBACEBDdDAeeDae

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 27 13 68

Matematik-1 40 27 13 68

40 27 13 68

FEN BİLİMLERİ 40 28 12 70

Fizik 14 10 4 71

14 10 4 71

Kimya 13 10 3 77

13 10 3 77

Biyoloji 13 8 5 62

13 8 5 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SAYIN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
219,130 194,000 24 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 19 11 16,25 41 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 6 7 4,25 30 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 23 13 19,75 49 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 42 24 36,00 44 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK Aee DdD eB B CCeBEa BDBE  AEEebeDd  cE D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB cAbBBaaEebbBEc CCDd eAC ACEcbADACCeEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 19 11 48

Matematik-1 40 19 11 48

40 19 11 48

FEN BİLİMLERİ 40 23 13 58

Fizik 14 6 7 43

14 6 7 43

Kimya 13 7 3 54

13 7 3 54

Biyoloji 13 10 3 77

13 10 3 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TUNCER 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
131,308 194,000 65 71 71 71 71

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 9 6,75 17 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 6 16 2,00 5 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 15 25 8,75 11 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ecd bdc   BBACC BE    B b       Dec     

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ    cbbddabdeDbc        CAe      dDbeCD e

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 9 9 23

Matematik-1 40 9 9 23

40 9 9 23

FEN BİLİMLERİ 40 6 16 15

Fizik 14 1 10 7

14 1 10 7

Kimya 13 2 2 15

13 2 2 15

Biyoloji 13 3 4 23

13 3 4 23



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YILDIZ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
132,255 194,000 64 70 70 70 70

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 3 13 -0,25 -1 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 13 18 8,50 10 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK   B Ddc  BB  b  BE  B    C E e  D   b   

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ ce c b  adEdb               a  c   CdeEe

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 10 5 25

Matematik-1 40 10 5 25

40 10 5 25

FEN BİLİMLERİ 40 3 13 8

Fizik 14 1 8 7

14 1 8 7

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 2 5 15

13 2 5 15



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETENES ÇAĞLIYAN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
213,070 194,000 27 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 6 19,50 49 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 16 10 13,50 34 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 37 16 33,00 40 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADee dD   BBbCd BEaCBDBE CAE A B C  E  D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bB cA aBbcE b Bdd CCb   A  ACE DADA Ce  

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 21 6 53

Matematik-1 40 21 6 53

40 21 6 53

FEN BİLİMLERİ 40 16 10 40

Fizik 14 4 6 29

14 4 6 29

Kimya 13 4 3 31

13 4 3 31

Biyoloji 13 8 1 62

13 8 1 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ER 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
143,760 194,000 61 65 65 65 65

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 9 6,75 17 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 9 11 6,25 16 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 18 20 13,00 16 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK Ac  bdD      e  BEE BcB  C   eD    e b b

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ cB  AD  e     aE  b D    b Ab  bcDA eebB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 9 9 23

Matematik-1 40 9 9 23

40 9 9 23

FEN BİLİMLERİ 40 9 11 23

Fizik 14 3 2 21

14 3 2 21

Kimya 13 2 3 15

13 2 3 15

Biyoloji 13 4 6 31

13 4 6 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜNAY 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
307,300 194,000 7 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 38 2 37,50 94 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 10 4 9,00 64 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 8 5 6,75 52 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 26 14 22,50 56 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 64 16 60,00 73 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AccDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBcADBBedEAbCcEBbbCDACaeCBeCEeDdDACCedB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 38 2 95

Matematik-1 40 38 2 95

40 38 2 95

FEN BİLİMLERİ 40 26 14 65

Fizik 14 10 4 71

14 10 4 71

Kimya 13 8 5 62

13 8 5 62

Biyoloji 13 8 5 62

13 8 5 62



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ERTÜRK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
121,355 194,000 70 77 77 77 77

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 7 13 3,75 9 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 12 22 6,50 8 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ebBe       db   B    eB        B    cbaD

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ c  cc  a db b a BeaC       Ab  bADA Ce  

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 5 9 13

Matematik-1 40 5 9 13

40 5 9 13

FEN BİLİMLERİ 40 7 13 18

Fizik 14 0 7 0

14 0 7 0

Kimya 13 2 3 15

13 2 3 15

Biyoloji 13 5 3 38

13 5 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
NACİ KAAN KORALP 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
304,150 194,000 8 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 35 5 33,75 84 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 8 6 6,50 46 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 29 11 26,25 66 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 64 16 60,00 73 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDADBDBBBbCCCBEaCBDBEDCAEEAeBbCEDEEED

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBcAcBdCcEdaCcEBCCCDACaACBACbaDADAeCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 35 5 88

Matematik-1 40 35 5 88

40 35 5 88

FEN BİLİMLERİ 40 29 11 73

Fizik 14 8 6 57

14 8 6 57

Kimya 13 11 2 85

13 11 2 85

Biyoloji 13 10 3 77

13 10 3 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AYKURT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
188,370 194,000 40 40 40 40 40

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 12 18,00 45 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 11 16 7,00 18 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 32 28 25,00 30 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AeBaDAe eBBebC  BEECBDBEDCdEdAaeed DE   

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBaad B C cd ecE  aaec     ACb bADAeCed 

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 21 12 53

Matematik-1 40 21 12 53

40 21 12 53

FEN BİLİMLERİ 40 11 16 28

Fizik 14 4 6 29

14 4 6 29

Kimya 13 1 5 8

13 1 5 8

Biyoloji 13 6 5 46

13 6 5 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YÜM 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
193,385 194,000 34 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 16 3 15,25 38 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 2 3 1,25 9 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 14 7 12,25 31 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 30 10 27,50 34 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AeB  A   BBBACC BEE BDBE    c     a     

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ  B cA   b    a d CbaD      eCEBDADA  DEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 16 3 40

Matematik-1 40 16 3 40

40 16 3 40

FEN BİLİMLERİ 40 14 7 35

Fizik 14 2 3 14

14 2 3 14

Kimya 13 2 3 15

13 2 3 15

Biyoloji 13 10 1 77

13 10 1 77



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
NUREFŞAN TAŞTEPE 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
164,388 194,000 55 55 55 55 55

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 3 11,25 28 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 5 8 3,00 21 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 11 14 7,50 19 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 23 17 18,75 23 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AbB  A    BBACC BE    B         Dec     

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB cAaedabEdbC         CAe d   DdDbeCD e

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 12 3 30

Matematik-1 40 12 3 30

40 12 3 30

FEN BİLİMLERİ 40 11 14 28

Fizik 14 5 8 36

14 5 8 36

Kimya 13 2 1 15

13 2 1 15

Biyoloji 13 4 5 31

13 4 5 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÖZDEMİR 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
182,178 194,000 45 45 45 45 45

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 9 1,75 13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 3 8 1,00 8 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 18 19 13,25 33 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 30 21 24,75 30 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADe DADa BBB C  BE    B                 

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ Ea ceaBBedEecbcdBCaaD aacb ACEBDADbeCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 12 2 30

Matematik-1 40 12 2 30

40 12 2 30

FEN BİLİMLERİ 40 18 19 45

Fizik 14 4 9 29

14 4 9 29

Kimya 13 3 8 23

13 3 8 23

Biyoloji 13 11 2 85

13 11 2 85



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN KARASOY 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
205,628 194,000 30 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 16 4 15,00 38 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 5 6 3,50 25 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 19 9 16,75 42 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 35 13 31,75 39 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK A Be A   B BAC  BEa BDBE a E e BD       

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB E baBa EdbbBE   aDeC  C ACE D  ACCDEe

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 16 4 40

Matematik-1 40 16 4 40

40 16 4 40

FEN BİLİMLERİ 40 19 9 48

Fizik 14 5 6 36

14 5 6 36

Kimya 13 5 2 38

13 5 2 38

Biyoloji 13 9 1 69

13 9 1 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÜLKER 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
191,188 194,000 37 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 6 5 4,75 37 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 16 18 11,50 29 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 33 25 26,75 33 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK AeB  dDd BaBbCC BE CBDBEc  E A B       b

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bedE bdda adbecEcCaCa CCAb bCEB ADb CDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 17 7 43

Matematik-1 40 17 7 43

40 17 7 43

FEN BİLİMLERİ 40 16 18 40

Fizik 14 1 11 7

14 1 11 7

Kimya 13 6 5 46

13 6 5 46

Biyoloji 13 9 2 69

13 9 2 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR EFE ALADAĞ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
277,028 194,000 10 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 10 3 9,25 66 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 28 8 26,00 65 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 56 13 52,75 64 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADdDDAcB BBBACC BEa BDBEcCAE AbBDC D E D

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBcADBBCdEAb BE bCCDA aACBACE bADAeCeEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 28 5 70

Matematik-1 40 28 5 70

40 28 5 70

FEN BİLİMLERİ 40 28 8 70

Fizik 14 10 3 71

14 10 3 71

Kimya 13 9 2 69

13 9 2 69

Biyoloji 13 9 3 69

13 9 3 69



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ AKÇİN 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
127,640 194,000 68 75 75 75 75

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 8 5,00 13 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 7 16 3,00 8 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 14 24 8,00 10 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK   Beac   ea     B aCBD a CA            b

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ bd Ec BdCbd D     eaa   cb dCE cd dd D  

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 7 8 18

Matematik-1 40 7 8 18

40 7 8 18

FEN BİLİMLERİ 40 7 16 18

Fizik 14 4 6 29

14 4 6 29

Kimya 13 0 5 0

13 0 5 0

Biyoloji 13 3 5 23

13 3 5 23



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
SELMAN BURDURLU 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
225,123 194,000 20 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 27 4 26,00 65 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 6 6 4,50 32 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 12 11 9,25 23 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 39 15 35,25 43 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDADBDBBB  C BEaCBDBEcCA  e  DCE E ED

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBEAbadCa  bb bdC CDd  A  A   bd    D  

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 27 4 68

Matematik-1 40 27 4 68

40 27 4 68

FEN BİLİMLERİ 40 12 11 30

Fizik 14 6 6 43

14 6 6 43

Kimya 13 4 3 31

13 4 3 31

Biyoloji 13 2 2 15

13 2 2 15



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KURT 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
171,820 194,000 52 52 52 52 52

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 2 6 0,50 4 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 12 13 8,75 22 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 25 16 21,00 26 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK cDBDDAD   B     BEaCBD E               b

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ Ed ce Bd b e  B   bCD    C eb cbADdeCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 13 3 33

Matematik-1 40 13 3 33

40 13 3 33

FEN BİLİMLERİ 40 12 13 30

Fizik 14 2 6 14

14 2 6 14

Kimya 13 4 1 31

13 4 1 31

Biyoloji 13 6 6 46

13 6 6 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
TUNCAY BERK 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
112,043 194,000 73 81 81 81 81

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 2 7 0,25 2 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 4 15 0,25 1 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 8 19 3,25 4 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADBe       e    Bd  a                   

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ  B a ec ab bDe dd   a    b   d b  AdCe  

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

40 4 4 10

FEN BİLİMLERİ 40 4 15 10

Fizik 14 2 7 14

14 2 7 14

Kimya 13 0 4 0

13 0 4 0

Biyoloji 13 2 4 15

13 2 4 15



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL KAĞAN KARANİ 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
111,828 194,000 74 82 82 82 82

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 5 16 1,00 3 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 3 8 1,00 7 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 7 17 2,75 7 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 12 33 3,75 5 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK caBD de  Bc  CaeaE  ea ce  c  c      b b

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ Eccc  BaabE abe  dbbe    b cCEB ebA     

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 5 16 13

Matematik-1 40 5 16 13

40 5 16 13

FEN BİLİMLERİ 40 7 17 18

Fizik 14 3 8 21

14 3 8 21

Kimya 13 0 6 0

13 0 6 0

Biyoloji 13 4 3 31

13 4 3 31



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ALİ TUNCAY 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
185,113 194,000 41 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 7 13,25 33 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 5 6 3,50 25 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 15 12 12,00 30 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 30 19 25,25 31 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK Aee Dd   BBabe  BEECBDBE C     Ba   E   

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EB cADad bE bbcE C  b  CA  ACE  cb eCDaB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 15 7 38

Matematik-1 40 15 7 38

40 15 7 38

FEN BİLİMLERİ 40 15 12 38

Fizik 14 5 6 36

14 5 6 36

Kimya 13 4 2 31

13 4 2 31

Biyoloji 13 6 4 46

13 6 4 46



SINAV SONUÇ BELGESİ KEP AKADEMİ 11 SAY

MANİSA / YUNUSEMRE / Kep Akademi

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KARAKUZU 0 11S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

GENEL
312,935 194,000 5 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 83 83 83 83

Katılımlar: 76 84 84 84 84

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 33 4 32,00 80 15,94 15,19 15,19

Fizik 14 12 1 11,75 84 2,98 2,76 2,76

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,20 2,99 2,99

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,89 6,45 6,45

FEN BİLİMLERİ 40 33 6 31,50 79 13,07 12,19 12,19

Toplam: 82 66 10 63,50 77 29,01 27,38 27,38

MATEMATİK ADeDDADB BBBACCdBEECBDBEDCAEEeDBD dDE ED

Cevap Anahtarı A ADBDDADBDBBBACCCBEECBDBEDCAEEADBDCEDEEED

FEN BİLİMLERİ EBBEADBBC EAaCcEcCCaDACCACBACEBbADAeCDEB

Cevap Anahtarı A EBBEADBBCEEADCBEBCCCDACCACBACEBDADACCDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

MATEMATİK 40 33 4 83

Matematik-1 40 33 4 83

40 33 4 83

FEN BİLİMLERİ 40 33 6 83

Fizik 14 12 1 86

14 12 1 86

Kimya 13 10 3 77

13 10 3 77

Biyoloji 13 11 2 85

13 11 2 85
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