
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG 82 306 1197 44673

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 12,60 6,54 10,97 3,50 1,78 3,05 2,70 1,52 2,32 1,97 0,68 1,80 2,40 0,71 2,22 8,30 4,37 7,20 2,67 1,90 2,19 3,11 1,30 2,78 2,96 1,87 2,49 40,21 20,67 35,02 244,180 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 17,07 6,83 15,37 2,28 0,63 2,12 1,96 0,84 1,75 1,02 0,30 0,95 1,04 0,44 0,93 11,62 4,33 10,54 3,43 1,99 2,93 4,02 1,33 3,69 3,82 1,76 3,38 46,26 18,45 41,66 267,970 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 İREM KUL 11E 24 5 22,75 10 0 10,00 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 5 20,75 74 12 71,00 351,121 2718 438,010 177 246,900 13730 394,856 929

2 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 22 6 20,50 10 0 10,00 7 2 6,50 4 0 4,00 5 0 5,00 24 4 23,00 72 12 69,00 345,327 3103 408,863 892 261,448 12395 393,032 985

3 0 DOĞA SU KAYNAK 11E 25 5 23,75 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 24 3 23,25 72 15 68,25 343,047 3246 400,191 1293 263,065 12234 416,723 424

4 0 ELANUR ORUÇ 11E 27 3 26,25 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 8 12,00 68 14 64,50 332,165 4053 451,333 77 190,322 19604 366,111 2042

5 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11E 27 3 26,25 9 0 9,00 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 11 7 9,25 64 13 60,75 321,261 4988 445,333 108 172,541 21869 349,567 2861

6 0 METİN ALMACIK 11E 19 11 16,25 9 1 8,75 8 1 7,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 2 14,50 61 15 57,25 311,277 6034 389,127 1919 206,487 17801 312,881 5589

7 0 ZEYNEP TAŞTEPE 11E 21 9 18,75 8 2 7,50 7 1 6,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 6 9,50 56 19 51,25 293,766 8765 380,647 2532 174,157 21637 299,868 6965

8 0 RANA ALTINPAŞAK 11E 25 5 23,75 9 1 8,75 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 9 0,75 54 18 49,50 288,619 9716 428,119 324 117,580 34780 281,363 9544

9 0 CEYDA KAYNAR 11E 22 3 21,25 6 1 5,75 5 4 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 4 8,00 51 12 48,00 284,235 10692 369,424 3502 164,458 23013 307,912 6096

10 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 11E 22 8 20,00 7 3 6,25 6 4 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 9 7 7,25 49 27 42,25 267,512 14904 334,536 7694 159,609 23744 294,866 7605

11 0 BADE NUR YAMAN 11E 23 6 21,50 8 2 7,50 4 5 2,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 7 5 5,75 43 26 36,50 250,719 19865 307,264 11853 149,910 25332 296,083 7417

12 0 DİLANUR BEGDE 11E 17 12 14,00 7 3 6,25 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 3 4,25 42 25 35,75 248,759 20436 315,190 10527 140,211 27272 235,856 19926

13 0 EMİNE ALCEYLAN 11E 16 6 14,50 7 2 6,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 37 12 34,00 243,644 22066 304,707 12283 138,594 27591 237,766 19372

14 0 CEREN ALAY 11E 14 15 10,25 8 1 7,75 9 1 8,75 3 1 2,75 1 4 0,00 4 7 2,25 39 29 31,75 237,222 24155 302,706 12619 127,279 30695 198,223 30489

15 0 NİSANUR SAĞLAM 11E 16 7 14,25 7 3 6,25 5 5 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 4 3,00 37 21 31,75 237,101 24213 293,258 14188 132,128 29225 230,043 21591

16 0 BERFİN ARTUVAN 11E 12 8 10,00 8 2 7,50 8 1 7,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 35 15 31,25 235,757 24653 291,548 14454 135,361 28431 204,036 28833

17 0 ECRİN KIZILKAYA 11E 15 12 12,00 8 1 7,75 4 5 2,75 2 0 2,00 2 3 1,25 6 4 5,00 37 25 30,75 234,226 25158 277,207 16907 145,060 26263 226,714 22498

18 0 CEYLİN ÇULLU 11E 16 10 13,50 3 6 1,50 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 3 3,25 36 26 29,50 230,559 26335 279,050 16584 133,745 28836 226,427 22560

19 0 SÜLEYMAN ÇELİK 11E 12 17 7,75 8 2 7,50 8 2 7,50 3 1 2,75 2 3 1,25 33 25 26,75 222,736 28784 284,530 15627 112,730 37040 167,619 37350

20 0 BİRÇE ERMU 11E 14 15 10,25 6 4 5,00 6 4 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 5 2 4,50 34 30 26,50 221,888 29076 252,142 21138 141,827 26927 211,759 26746

21 0 CEMRE KAYA 11E 14 7 12,25 5 2 4,50 2 4 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 4 0,00 29 18 24,50 216,049 30884 266,568 18740 112,730 37040 198,341 30419

22 0 BEYZANUR ÖZDEMİR 11E 8 20 3,00 7 3 6,25 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 4 5,00 33 35 24,25 215,524 31040 233,023 24306 145,060 26263 165,271 37843

23 0 EYLEM IŞIKLI 11E 9 9 6,75 4 4 3,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 23 18 18,50 198,663 35735 200,585 29638 138,594 27591 184,856 33832
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG 82 306 1197 44673

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 12,60 6,54 10,97 3,50 1,78 3,05 2,70 1,52 2,32 1,97 0,68 1,80 2,40 0,71 2,22 8,30 4,37 7,20 2,67 1,90 2,19 3,11 1,30 2,78 2,96 1,87 2,49 40,21 20,67 35,02 244,180 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 17,07 6,83 15,37 2,28 0,63 2,12 1,96 0,84 1,75 1,02 0,30 0,95 1,04 0,44 0,93 11,62 4,33 10,54 3,43 1,99 2,93 4,02 1,33 3,69 3,82 1,76 3,38 46,26 18,45 41,66 267,970 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG 82 306 1197 44673

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,6 6,5 10,97 10,6 4,7 9,39 8,3 4,4 7,20 8,7 5,1 7,47 40,2 20,7 35,03 244,180 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 17,1 6,8 15,37 6,3 2,2 5,75 11,6 4,3 10,54 11,3 5,1 10,00 46,3 18,5 41,66 267,970 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 İREM KUL 11E 24 5 22,75 28 2 27,50 22 5 20,75 74 12 71,00 351,121 1 7 2718 438,010 3 3 177 246,900 3 39 13730 394,856 2 7 929

2 0 KAAN EGE GÜLŞEN 11E 22 6 20,50 26 2 25,50 24 4 23,00 72 12 69,00 345,327 2 8 3103 408,863 5 6 892 261,448 2 33 12395 393,032 3 9 985

3 0 DOĞA SU KAYNAK 11E 25 5 23,75 23 7 21,25 24 3 23,25 72 15 68,25 343,047 3 9 3246 400,191 6 7 1293 263,065 1 31 12234 416,723 1 3 424

4 0 ELANUR ORUÇ 11E 27 3 26,25 27 3 26,25 14 8 12,00 68 14 64,50 332,165 4 13 4053 451,333 1 1 77 190,322 5 52 19604 366,111 4 18 2042

5 0 ZEYNEP GÖKYILDIZ 11E 27 3 26,25 26 3 25,25 11 7 9,25 64 13 60,75 321,261 5 20 4988 445,333 2 2 108 172,541 7 55 21869 349,567 5 22 2861

6 0 METİN ALMACIK 11E 19 11 16,25 27 2 26,50 15 2 14,50 61 15 57,25 311,277 6 21 6034 389,127 7 8 1919 206,487 4 49 17801 312,881 6 27 5589

7 0 ZEYNEP TAŞTEPE 11E 21 9 18,75 24 4 23,00 11 6 9,50 56 19 51,25 293,766 7 22 8765 380,647 8 9 2532 174,157 6 54 21637 299,868 8 31 6965

8 0 RANA ALTINPAŞAK 11E 25 5 23,75 26 4 25,00 3 9 0,75 54 18 49,50 288,619 8 27 9716 428,119 4 4 324 117,580 21 77 34780 281,363 11 38 9544

9 0 CEYDA KAYNAR 11E 22 3 21,25 20 5 18,75 9 4 8,00 51 12 48,00 284,235 9 31 10692 369,424 9 10 3502 164,458 8 57 23013 307,912 7 28 6096

10 0 ŞÜKRAN DAĞDELEN 11E 22 8 20,00 18 12 15,00 9 7 7,25 49 27 42,25 267,512 10 37 14904 334,536 10 12 7694 159,609 9 60 23744 294,866 10 34 7605

11 0 BADE NUR YAMAN 11E 23 6 21,50 13 15 9,25 7 5 5,75 43 26 36,50 250,719 11 47 19865 307,264 12 14 11853 149,910 10 62 25332 296,083 9 33 7417

12 0 DİLANUR BEGDE 11E 17 12 14,00 20 10 17,50 5 3 4,25 42 25 35,75 248,759 12 49 20436 315,190 11 13 10527 140,211 14 69 27272 235,856 13 59 19926

13 0 EMİNE ALCEYLAN 11E 16 6 14,50 17 6 15,50 4 0 4,00 37 12 34,00 243,644 13 53 22066 304,707 13 15 12283 138,594 15 70 27591 237,766 12 58 19372

14 0 CEREN ALAY 11E 14 15 10,25 21 7 19,25 4 7 2,25 39 29 31,75 237,222 14 56 24155 302,706 14 16 12619 127,279 20 76 30695 198,223 20 74 30489

15 0 NİSANUR SAĞLAM 11E 16 7 14,25 17 10 14,50 4 4 3,00 37 21 31,75 237,101 15 57 24213 293,258 15 17 14188 132,128 19 74 29225 230,043 14 61 21591

16 0 BERFİN ARTUVAN 11E 12 8 10,00 19 5 17,75 4 2 3,50 35 15 31,25 235,757 16 58 24653 291,548 16 18 14454 135,361 17 72 28431 204,036 18 72 28833

17 0 ECRİN KIZILKAYA 11E 15 12 12,00 16 9 13,75 6 4 5,00 37 25 30,75 234,226 17 59 25158 277,207 19 22 16907 145,060 11 65 26263 226,714 15 62 22498

18 0 CEYLİN ÇULLU 11E 16 10 13,50 16 13 12,75 4 3 3,25 36 26 29,50 230,559 18 62 26335 279,050 18 21 16584 133,745 18 73 28836 226,427 16 63 22560

19 0 SÜLEYMAN ÇELİK 11E 12 17 7,75 21 8 19,00 33 25 26,75 222,736 19 64 28784 284,530 17 19 15627 112,730 22 79 37040 167,619 22 78 37350

20 0 BİRÇE ERMU 11E 14 15 10,25 15 13 11,75 5 2 4,50 34 30 26,50 221,888 20 66 29076 252,142 21 30 21138 141,827 13 67 26927 211,759 17 68 26746

21 0 CEMRE KAYA 11E 14 7 12,25 14 7 12,25 1 4 0,00 29 18 24,50 216,049 21 68 30884 266,568 20 25 18740 112,730 22 79 37040 198,341 19 73 30419

22 0 BEYZANUR ÖZDEMİR 11E 8 20 3,00 19 11 16,25 6 4 5,00 33 35 24,25 215,524 22 69 31040 233,023 22 37 24306 145,060 11 65 26263 165,271 23 79 37843

23 0 EYLEM IŞIKLI 11E 9 9 6,75 10 9 7,75 4 0 4,00 23 18 18,50 198,663 23 75 35735 200,585 23 56 29638 138,594 15 70 27591 184,856 21 76 33832
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG 82 306 1197 44673

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,6 6,5 10,97 10,6 4,7 9,39 8,3 4,4 7,20 8,7 5,1 7,47 40,2 20,7 35,03 244,180 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 17,1 6,8 15,37 6,3 2,2 5,75 11,6 4,3 10,54 11,3 5,1 10,00 46,3 18,5 41,66 267,970 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

250,719 44,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
BADE NUR YAMAN 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 47 170 530 19865 % 44,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız acECDACDADEBACCAEDE badBEaABDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız DEbaABEDCAbeADeb DaAAbebbeded 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız   E cdd b  eB   B     DCE  A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Edebi Akımlar 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 0 4 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 3 5 17

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 2 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

235,757 55,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
BERFİN ARTUVAN 120 35 15 70 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 58 205 690 24653 % 55,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A DCDBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDAB

Cevaplarınız DaadECDACDAD   d A a  eadB  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 19 5 6 17,75 % 59

Cevap Anahtarı A CADEEDABEDBACBADAEBDECAABEDBED

Cevaplarınız CADdEbABEDBAa ADAEBDEaA B a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A DBBCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECA

Cevaplarınız D           EDBd a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDECECECEBCDEECEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Edebi Akımlar 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 1 0 6

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

215,524 69,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
BEYZANUR ÖZDEMİR 120 33 35 52 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 69 240 873 31040 % 69,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız c EdDdCDebEeACdbcac babBcacead

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız DbEaABEDaAbeADAEeDBcbAdEeBaDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız     A  a    B eaB        EaAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Edebi Akımlar 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 2 2 11

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 2 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

221,888 65,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
BİRÇE ERMU 120 34 30 56 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29076.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 66 230 818 29076 % 65,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız DBECbACDAabBACabbcddca cEacBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız DdEbAeEcCAaBADAEaDecb BdCebD a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız           E d       B  a  C DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Edebi Akımlar 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 1 3 20

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 1 0 6

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

216,049 69,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEMRE KAYA 120 29 18 73 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 68 238 866 30884 % 69,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCDBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDAB

Cevaplarınız DCa ECDACDADaBAC   c  cad E  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 7 9 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A CADEEDABEDBACBADAEBDECAABEDBED

Cevaplarınız  ADbb A EDc  ec AEa E d BEDBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECA

Cevaplarınız D         c        b        bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDECECECEBCDEECEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Edebi Akımlar 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 0 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

237,222 54,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEREN ALAY 120 39 29 52 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 56 202 675 24155 % 54,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 15 1 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız DdECDACcAbEBbabcEcEBcaCBc eeaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız Dd DABEDCACBADAEBDaAbAB CeEabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız B c ddB  d a    a          dDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 3 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Edebi Akımlar 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 0 75

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 1 4 20

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 2 6 11

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

284,235 23,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEYDA KAYNAR 120 51 12 57 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 31 96 264 10692 % 23,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 3 5 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCDBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDAB

Cevaplarınız DaD ECDACDADEBACCA aE AB cE AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 20 5 5 18,75 % 63

Cevap Anahtarı A CADEEDABEDBACBADAEBDECAABEDBED

Cevaplarınız CAD  b BEDaebdAD EBDECA BEDBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A DBBCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECA

Cevaplarınız D      CdBb  DB   B   e b EE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDECECECEBCDEECEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Edebi Akımlar 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 2 0 50

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 4 4 22

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 3 0 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

230,559 58,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
CEYLİN ÇULLU 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 62 218 745 26335 % 58,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 10 4 13,50 % 45

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız cdECDACcADbBAC bbDE Aa Bdad DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız Db bbeccCACBADbEBDecAcBcCBEaEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız  b               b  B     dADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Edebi Akımlar 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 0 3 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 1 2 6

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

248,759 45,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
DİLANUR BEGDE 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 49 177 560 20436 % 45,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A DCDBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDAB

Cevaplarınız DCcdECDACDAbEBACddEaE babBEace

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A CADEEDABEDBACBADAEBDECAABEDBED

Cevaplarınız aADbEaABEDccbBADbEeDECbABEaBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DBBCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECA

Cevaplarınız D     A  a    B e B        Ea 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDECECECEBCDEECEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Edebi Akımlar 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 0 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 2 2 11

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

343,047 7,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
DOĞA SU KAYNAK 120 72 15 33 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 19 50 3246 % 7,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A DCDBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDAB

Cevaplarınız DCcBECbACDADEBACCAEeEBABdBEeAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 23 7 0 21,25 % 71

Cevap Anahtarı A CADEEDABEDBACBADAEBDECAABEDBED

Cevaplarınız CADEbbABEDBAbBADAEdDEbAbBEDBEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 24 3 3 23,25 % 78

Cevap Anahtarı A DBBCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECA

Cevaplarınız DBBCcBeCBBE EDB DBBD ABdDCEECA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDECECECEBCDEECEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Edebi Akımlar 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 14 3 78

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 4 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

234,226 56,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ECRİN KIZILKAYA 120 37 25 58 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 59 206 705 25158 % 56,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 12 3 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız adECDACDADbBAe e ebcbaCBc cBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 16 9 5 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız D EaABEDCA dADdEdDebA B  BEeae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız ae  A  B  c    B  C        AcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Edebi Akımlar 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 2 3 40

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 2 2 11

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

332,165 9,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ELANUR ORUÇ 120 68 14 38 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 26 64 4053 % 9,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız DBECDACDADaBACCAEcaBABCBEDABDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız DbEaABEDCAbBADAEBDBAAABECBEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız     eaBBbCEDBdc Be  B DCEEdAcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Edebi Akımlar 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 7 5 39

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 3 1 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

243,644 49,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
EMİNE ALCEYLAN 120 37 12 71 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 53 189 611 22066 % 49,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 6 8 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCDBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDAB

Cevaplarınız DaD ECDACDADaBAC   a  badBE  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A CADEEDABEDBACBADAEBDECAABEDBED

Cevaplarınız dAD EaABEDc   ADAE   CdABEeBEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 0 26 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DBBCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECA

Cevaplarınız DB       B       B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDECECECEBCDEECEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Edebi Akımlar 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 1 0 6

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

198,663 79,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
EYLEM IŞIKLI 120 23 18 79 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35735.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 75 264 992 35735 % 79,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A DCDBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDAB

Cevaplarınız DCccECDAaDebb Aa       d Ba   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A CADEEDABEDBACBADAEBDECAABEDBED

Cevaplarınız   DdEbAeEce   A AEaDb     edED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 0 26 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A DBBCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECA

Cevaplarınız DB                    B     C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDECECECEBCDEECEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0

Edebi Akımlar 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 0 1 0

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 2 2 40

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 1 0 6

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 0 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

351,121 6,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
İREM KUL 120 74 12 34 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 14 39 2718 % 6,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız b ECDACDADEBACCAEaaBAaCBEeABDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 28 2 0 27,50 % 92

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız DEEDABEDCACBADeEBDBAAABECBEeED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 22 5 3 20,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız BCEddCBBEdEDBED Be  BdDCEECADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Edebi Akımlar 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 12 5 67

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 4 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

345,327 6,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
KAAN EGE GÜLŞEN 120 72 12 36 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 17 47 3103 % 6,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız bcECDACaADEBACCAEa BA dBEbABDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 26 2 2 25,50 % 85

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız DEEDABEDCAb ADAEaDBAAABE BEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız BCEcACBBECEDB DBBD AedDbEECADB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Edebi Akımlar 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 15 3 83

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 4 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

311,277 13,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
METİN ALMACIK 120 61 15 44 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 21 44 113 6034 % 13,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A DCDBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDAB

Cevaplarınız DCcddCDACDADaBACeAaDEddadBEaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 27 2 1 26,50 % 88

Cevap Anahtarı A CADEEDABEDBACBADAEBDECAABEDBED

Cevaplarınız CADEEaABEDBACaADAEB ECAABEDBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 2 13 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBBCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECA

Cevaplarınız cB    ACBBE EDB c B      CEECA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDECECECEBCDEECEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Edebi Akımlar 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 7 1 39

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 4 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

237,101 54,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
NİSANUR SAĞLAM 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 57 203 676 24213 % 54,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı A DCDBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDAB

Cevaplarınız DCDdbCDACDADa ACCe bE  a B  bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı A CADEEDABEDBACBADAEBDECAABEDBED

Cevaplarınız CADaEabBEDBebeAcAEBa d  BEDBEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A DBBCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECA

Cevaplarınız DB    A  Bc    b    e    b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDECECECEBCDEECEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Edebi Akımlar 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 2 1 11

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 2 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

288,619 21,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
RANA ALTINPAŞAK 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 27 83 230 9716 % 21,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız DdECDACDADcBACCAEaaBABeBEDABDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 26 4 0 25,00 % 83

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız DEEbABEDCAbBADAEcDBAAABECBEDEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız  a de eBb  D  a         Ed  be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Edebi Akımlar 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 1 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 2 6 11

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 1 1 25

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

267,512 33,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ŞÜKRAN DAĞDELEN 120 49 27 44 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 37 134 390 14904 % 33,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı A DCDBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDAB

Cevaplarınız DCbdECDACDADEBACeAaDEBbaeBaDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A CADEEDABEDBACBADAEBDECAABEDBED

Cevaplarınız CADdEbbBEDcAeBeDAEBaEbdcBacBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A DBBCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECA

Cevaplarınız DeB Ed b Ba   B  Be      CEddA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDECECECEBCDEECEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Edebi Akımlar 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 3 2 60

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 3 4 17

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 2 2 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

222,736 64,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
SÜLEYMAN ÇELİK 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 64 227 806 28784 % 64,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız adECDAbDdDacACeAdb eecdBbaccDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız DEEaABEcCAbBADeEBDBAAABb BEebe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0

Edebi Akımlar 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 0 0 0

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 1 75

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 2 3 40

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

321,261 11,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ZEYNEP GÖKYILDIZ 120 64 13 43 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 20 39 97 4988 % 11,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı A DCDBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDAB

Cevaplarınız DCDBECDACDADEBACCAEDEBbadBEDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 9 0 1 9,00 % 90

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 26 3 1 25,25 % 84

Cevap Anahtarı A CADEEDABEDBACBADAEBDECAABEDBED

Cevaplarınız CADE DABEDBAbdADAEaDECAABEDBED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBBCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECA

Cevaplarınız DB adc Cd b EDB a Bc     CEE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDECECECEBCDEECEDEBCDDCDDCDABE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Edebi Akımlar 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 2 0 100

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 3 0 75

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 1 50

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 2 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 3 7 17

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 3 0 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

293,766 19,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11E  -  0
ZEYNEP TAŞTEPE 120 56 19 45 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 22 71 203 8765 % 19,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 82 306 1197 44673

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B DBECDACDADEBACCAEDEBABCBEDABDC

Cevaplarınız bdECDACDADEBACCeEDEdAadBdbABDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 24 4 2 23,00 % 77

Cevap Anahtarı B DEEDABEDCACBADAEBDBAAABECBEDED

Cevaplarınız DbEaABEDCA BADbEBD AAABEdBEDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B BCEBACBBECEDBEDBBDCABCDCEECADB

Cevaplarınız B EdA B b aDB   B    d aEE ADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECECECEBDDEECEDEBCCDCDDCDABEDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100

Edebi Akımlar 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 1 0 100

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. 1 1 0 100

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Cümlede Kavramlar 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 2 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.2 1 1 50

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 4 4 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 2 1 1 50

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 18 6 3 33

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0

Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 4 3 0 75

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörler 2 0 0 0

Bağıl Hareket 2 0 0 0

Newton'ın Hareket Yasaları 3 0 0 0

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 1 0 0 0

Gaz yasalarını açıklar. 3 0 0 0

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0

Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 1 0 0 0

Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0

Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak doku ile eklemleri açıklar. 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

Okul İlçe İl Genel

82 306 1197 44673

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-29 Metne Sözcük Yerleştirme D

2

%8,70
  

21

%91,30
   

Doğru (%91,30)

Yanlış (%8,70)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-30 Söz Öbeklerinde Anlam C

6

%26,09
 

16

%69,57

1

%4,35
   

Doğru (%69,57)

Yanlış (%30,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

5

%21,74

4

%17,39

6

%26,09

8

%34,78
   

Doğru (%34,78)

Yanlış (%65,22)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri B  

4

%17,39

3

%13,04

11

%47,83
 

5

%21,74
 

Doğru (%17,39)

Yanlış (%60,87)

Boş (%21,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E  

1

%4,35
 

1

%4,35

21

%91,30
  

Doğru (%91,30)

Yanlış (%8,70)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Paragraf-Başlık İlişkisi C   

22

%95,65

1

%4,35
   

Doğru (%95,65)

Yanlış (%4,35)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

2

%8,70
 

21

%91,30
   

Doğru (%91,30)

Yanlış (%8,70)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

22

%95,65
  

1

%4,35
   

Doğru (%95,65)

Yanlış (%4,35)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI C

1

%4,35

1

%4,35

21

%91,30
    

Doğru (%91,30)

Yanlış (%8,70)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Anlatım Teknikleri D

1

%4,35
 

2

%8,70

20

%86,96
   

Doğru (%86,96)

Yanlış (%13,04)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri A

20

%86,96
  

1

%4,35

2

%8,70
  

Doğru (%86,96)

Yanlış (%13,04)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

Okul İlçe İl Genel

82 306 1197 44673

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri D

1

%4,35

4

%17,39
 

18

%78,26
   

Doğru (%78,26)

Yanlış (%21,74)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Yazım Kuralları E

6

%26,09

4

%17,39

1

%4,35
 

11

%47,83

1

%4,35
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%47,83)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları B  

18

%78,26

1

%4,35
 

1

%4,35

3

%13,04
 

Doğru (%78,26)

Yanlış (%8,70)

Boş (%13,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 CÜMLENİN ÖGELERİ A

21

%91,30

1

%4,35
   

1

%4,35
 

Doğru (%91,30)

Yanlış (%4,35)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) C

2

%8,70
 

19

%82,61

1

%4,35

1

%4,35
  

Doğru (%82,61)

Yanlış (%17,39)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Tanzimat Dönemi'nde Şiir C

1

%4,35

1

%4,35

10

%43,48

2

%8,70

3

%13,04

6

%26,09
 

Doğru (%43,48)

Yanlış (%30,43)

Boş (%26,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Edebi Akımlar A

12

%52,17

3

%13,04

1

%4,35

1

%4,35

3

%13,04

3

%13,04
 

Doğru (%52,17)

Yanlış (%34,78)

Boş (%13,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Servetifünun Dönemi şiirinin genel
özelliklerini kavrar. E

2

%8,70

2

%8,70

1

%4,35

1

%4,35

10

%43,48

7

%30,43
 

Doğru (%43,48)

Yanlış (%26,09)

Boş (%30,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 HİKÂYE D

8

%34,78

2

%8,70

4

%17,39

6

%26,09

2

%8,70

1

%4,35
 

Doğru (%26,09)

Yanlış (%69,57)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir
akımlarının/anlayışlarının yansımalarını
değerlendirir.

E
3

%13,04

1

%4,35

1

%4,35

1

%4,35

11

%47,83

6

%26,09
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%26,09)

Boş (%26,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan
hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu
anlayışla eser veren yazarları bilir.

B  
8

%34,78

1

%4,35

3

%13,04

1

%4,35

10

%43,48
 

Doğru (%34,78)

Yanlış (%21,74)

Boş (%43,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafın Yorumlanması A

8

%34,78

7

%30,43

3

%13,04

1

%4,35

2

%8,70

2

%8,70
 

Doğru (%34,78)

Yanlış (%56,52)

Boş (%8,70)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

Okul İlçe İl Genel

82 306 1197 44673

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Cümlede Kavramlar B

16

%69,57

4

%17,39

1

%4,35

1

%4,35
 

1

%4,35
 

Doğru (%17,39)

Yanlış (%78,26)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafa Özgü Soru Kökü C  

2

%8,70

4

%17,39

10

%43,48

2

%8,70

5

%21,74
 

Doğru (%17,39)

Yanlış (%60,87)

Boş (%21,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Edebi Akımlar B  

20

%86,96

2

%8,70
  

1

%4,35
 

Doğru (%86,96)

Yanlış (%8,70)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 CÜMLENİN ÖGELERİ E

2

%8,70

1

%4,35

3

%13,04

2

%8,70

13

%56,52

2

%8,70
 

Doğru (%56,52)

Yanlış (%34,78)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. D

7

%30,43

2

%8,70
 

4

%17,39

2

%8,70

8

%34,78
 

Doğru (%17,39)

Yanlış (%47,83)

Boş (%34,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini
kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları
bilir.

A
12

%52,17

1

%4,35

5

%21,74

1

%4,35

1

%4,35

3

%13,04
 

Doğru (%52,17)

Yanlış (%34,78)

Boş (%13,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 CÜMLENİN ÖGELERİ B  

15

%65,22

1

%4,35
 

4

%17,39

3

%13,04
 

Doğru (%65,22)

Yanlış (%21,74)

Boş (%13,04)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet
içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği
politikaları açıklar.

C
2

%8,70
 

18

%78,26

1

%4,35
 

2

%8,70
 

Doğru (%78,26)

Yanlış (%13,04)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı
Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü
rekabeti ve bu rekabette uyguladığı
stratejileri analiz eder.

A
22

%95,65
    

1

%4,35
 

Doğru (%95,65)

Yanlış (%0,00)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet
içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği
politikaları açıklar.

D    

23

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden
okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine
ve ticaretine etkilerini analiz eder.

E
1

%4,35

6

%26,09
 

5

%21,74

8

%34,78

3

%13,04
 

Doğru (%34,78)

Yanlış (%52,17)

Boş (%13,04)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

Okul İlçe İl Genel

82 306 1197 44673

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Avrupa düşüncesinde meydana gelen
değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. E  

3

%13,04
  

16

%69,57

4

%17,39
 

Doğru (%69,57)

Yanlış (%13,04)

Boş (%17,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı
Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü
rekabeti ve bu rekabette uyguladığı
stratejileri analiz eder.

D
10

%43,48

8

%34,78
 

4

%17,39
 

1

%4,35
 

Doğru (%17,39)

Yanlış (%78,26)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Avrupa düşüncesinde meydana gelen
değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. A

19

%82,61

3

%13,04
   

1

%4,35
 

Doğru (%82,61)

Yanlış (%13,04)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak
Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında
meydana gelen değişimleri analiz eder.

B  
19

%82,61
  

3

%13,04

1

%4,35
 

Doğru (%82,61)

Yanlış (%13,04)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Avrupa düşüncesinde meydana gelen
değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. E   

1

%4,35
 

22

%95,65
  

Doğru (%95,65)

Yanlış (%4,35)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Avrupa düşüncesinde meydana gelen
değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. D   

4

%17,39

19

%82,61
   

Doğru (%82,61)

Yanlış (%17,39)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-19

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili
olan faktörleri açıklar. B

3

%13,04

11

%47,83

4

%17,39
 

4

%17,39

1

%4,35
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%47,83)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-20

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili
olan faktörleri açıklar. A

13

%56,52

1

%4,35

4

%17,39
 

2

%8,70

3

%13,04
 

Doğru (%56,52)

Yanlış (%30,43)

Boş (%13,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Madde döngüleri ve enerji akışını
ekosistemin devamlılığı açısından analiz
eder.

C
2

%8,70

11

%47,83

4

%17,39
 

1

%4,35

5

%21,74
 

Doğru (%17,39)

Yanlış (%60,87)

Boş (%21,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini
açıklar. B

1

%4,35

11

%47,83
 

3

%13,04

4

%17,39

4

%17,39
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%34,78)

Boş (%17,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri
açısından değerlendirir. A

21

%91,30
 

1

%4,35
 

1

%4,35
  

Doğru (%91,30)

Yanlış (%8,70)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus
politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. D   

1

%4,35

20

%86,96
 

2

%8,70
 

Doğru (%86,96)

Yanlış (%4,35)

Boş (%8,70)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

Okul İlçe İl Genel

82 306 1197 44673

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından
karşılaştırır. A

15

%65,22

3

%13,04
 

1

%4,35

3

%13,04

1

%4,35
 

Doğru (%65,22)

Yanlış (%30,43)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini
fonksiyonel açıdan yorumlar. E  

1

%4,35
  

22

%95,65
  

Doğru (%95,65)

Yanlış (%4,35)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre
ayırt eder. B

5

%21,74

11

%47,83

1

%4,35

2

%8,70

2

%8,70

2

%8,70
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%43,48)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre
ayırt eder. D

2

%8,70
  

18

%78,26
 

3

%13,04
 

Doğru (%78,26)

Yanlış (%8,70)

Boş (%13,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6.
yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

E  
3

%13,04

1

%4,35

1

%4,35

14

%60,87

4

%17,39
 

Doğru (%60,87)

Yanlış (%21,74)

Boş (%17,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-25

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6.
yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

C
1

%4,35

3

%13,04

11

%47,83

2

%8,70

1

%4,35

5

%21,74
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%30,43)

Boş (%21,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. A

14

%60,87

4

%17,39
 

3

%13,04
 

2

%8,70
 

Doğru (%60,87)

Yanlış (%30,43)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini
hazırlayan düşünce ortamını açıklar. A

12

%52,17

2

%8,70

2

%8,70
  

7

%30,43
 

Doğru (%52,17)

Yanlış (%17,39)

Boş (%30,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini
hazırlayan düşünce ortamını açıklar. B  

20

%86,96
 

1

%4,35

1

%4,35

1

%4,35
 

Doğru (%86,96)

Yanlış (%8,70)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Dünya ve Ahiret E

2

%8,70

2

%8,70
 

1

%4,35

15

%65,22

3

%13,04
 

Doğru (%65,22)

Yanlış (%21,74)

Boş (%13,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-30 Dünya ve Ahiret D

4

%17,39

1

%4,35

2

%8,70

11

%47,83

4

%17,39

1

%4,35
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%47,83)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Dünya ve Ahiret B  

18

%78,26
 

1

%4,35

3

%13,04

1

%4,35
 

Doğru (%78,26)

Yanlış (%17,39)

Boş (%4,35)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

Okul İlçe İl Genel

82 306 1197 44673

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Dünya ve Ahiret E

1

%4,35

1

%4,35
 

1

%4,35

19

%82,61

1

%4,35
 

Doğru (%82,61)

Yanlış (%13,04)

Boş (%4,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Dünya ve Ahiret D

2

%8,70
  

13

%56,52

7

%30,43

1

%4,35
 

Doğru (%56,52)

Yanlış (%39,13)

Boş (%4,35)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-29 Yönlü açıyı açıklar. D  

1

%4,55

3

%13,64

17

%77,27
 

1

%4,55
 

Doğru (%77,27)

Yanlış (%18,18)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-30 Yönlü açıyı açıklar. B  

13

%59,09
 

1

%4,55

2

%9,09

6

%27,27
 

Doğru (%59,09)

Yanlış (%13,64)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. B

1

%4,55

6

%27,27
   

15

%68,18
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%4,55)

Boş (%68,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. C

2

%9,09

1

%4,55

3

%13,64
 

1

%4,55

15

%68,18
 

Doğru (%13,64)

Yanlış (%18,18)

Boş (%68,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. E   

2

%9,09

1

%4,55

5

%22,73

14

%63,64
 

Doğru (%22,73)

Yanlış (%13,64)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. B  

1

%4,55

2

%9,09

4

%18,18
 

15

%68,18
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%27,27)

Boş (%68,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. A

7

%31,82
 

1

%4,55

2

%9,09

3

%13,64

9

%40,91
 

Doğru (%31,82)

Yanlış (%27,27)

Boş (%40,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. C

1

%4,55

1

%4,55

6

%27,27

2

%9,09
 

12

%54,55
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%18,18)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. B  

7

%31,82
 

3

%13,64

1

%4,55

11

%50,00
 

Doğru (%31,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

Okul İlçe İl Genel

82 306 1197 44673

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. B

2

%9,09

11

%50,00
   

9

%40,91
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%40,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. E

1

%4,55

6

%27,27

2

%9,09
 

4

%18,18

9

%40,91
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%40,91)

Boş (%40,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. C   

2

%9,09

2

%9,09
 

18

%81,82
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%9,09)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. E

1

%4,55
 

1

%4,55
 

8

%36,36

12

%54,55
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%9,09)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. D

1

%4,55
  

10

%45,45

1

%4,55

10

%45,45
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%9,09)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. B  

13

%59,09
 

1

%4,55
 

8

%36,36
 

Doğru (%59,09)

Yanlış (%4,55)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters
fonksiyonlarını açıklar. E  

1

%4,55
 

2

%9,09

1

%4,55

18

%81,82
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%13,64)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. D

2

%9,09
 

2

%9,09

3

%13,64

2

%9,09

13

%59,09
 

Doğru (%13,64)

Yanlış (%27,27)

Boş (%59,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. B

2

%9,09

5

%22,73
   

15

%68,18
 

Doğru (%22,73)

Yanlış (%9,09)

Boş (%68,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. B

1

%4,55

11

%50,00
  

1

%4,55

9

%40,91
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%40,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. D  

2

%9,09

1

%4,55

2

%9,09

2

%9,09

15

%68,18
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%22,73)

Boş (%68,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. C   

1

%4,55
 

1

%4,55

20

%90,91
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%4,55)

Boş (%90,91)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

Okul İlçe İl Genel

82 306 1197 44673

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. A

2

%9,09
    

20

%90,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. B  

6

%27,27
  

2

%9,09

14

%63,64
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%9,09)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. C    

4

%18,18
 

18

%81,82
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember
yardımıyla açıklar. D  

1

%4,55
 

5

%22,73
 

16

%72,73
 

Doğru (%22,73)

Yanlış (%4,55)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters
fonksiyonlarını açıklar. C

2

%9,09

2

%9,09

7

%31,82
  

11

%50,00
 

Doğru (%31,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki
uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek
problemler çözer.

E     
11

%50,00

11

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki
uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek
problemler çözer.

E    
2

%9,09

10

%45,45

10

%45,45
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%9,09)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki
uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek
problemler çözer.

C
2

%9,09

1

%4,55

6

%27,27

3

%13,64
 

10

%45,45
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%27,27)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki
uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek
problemler çözer.

A
13

%59,09
  

2

%9,09
 

7

%31,82
 

Doğru (%59,09)

Yanlış (%9,09)

Boş (%31,82)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-9 Vektörler D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-10 Vektörler D        



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

Okul İlçe İl Genel

82 306 1197 44673

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Bağıl Hareket E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Newton'ın Hareket Yasaları C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Newton'ın Hareket Yasaları E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Newton'ın Hareket Yasaları C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bağıl Hareket E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-19 Atomu kuantum modeliyle açıklar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-20

Nötr atomların elektron dizilimleriyle
periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki
kurar.

D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Yükseltgenme basamakları ile elektron
dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini
sebepleriyle açıklar. E        



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

Okul İlçe İl Genel

82 306 1197 44673

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini
sebepleriyle açıklar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14

Gazların betimlenmesinde kullanılan
özellikleri açıklar. E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Gaz yasalarını açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile
ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. E        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Gaz yasalarını açıklar. B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Gaz yasalarını açıklar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-29

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini
açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-30 Hormonların özelliklerini açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Tiroit bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. C        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Burnun yapısını ve işleyişini açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini
açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. C        



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE 11.SINIF BS SÜREÇ İZLEME TG

Okul İlçe İl Genel

82 306 1197 44673

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. D        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları
hormonları açıklar. A        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Derinin yapısını ve işleyişini açıklar. B        

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak
doku ile eklemleri açıklar. E        
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