
OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1 124 178 471 14236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,2 6,2 10,64 8,6 4,7 7,39 10,3 4,8 9,06 11,2 6,9 9,43 42,2 22,7 36,52 250,230 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 17,6 6,8 15,92 3,8 1,8 3,36 12,4 4,8 11,19 13,0 6,8 11,33 46,8 20,2 41,80 267,560 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP BAŞARAN 11-E 25 5 23,75 22 6 20,50 20 6 18,50 67 17 62,75 327,061 2 19 1556 395,435 4 5 197 232,351 2 75 6533 388,147 1 14 450

2 0 EMİNE DEMİRKAPI 11-E 26 4 25,00 24 3 23,25 16 3 15,25 66 10 63,50 329,249 1 18 1487 420,937 1 2 69 211,337 3 78 7489 377,129 2 16 607

3 0 KAAN SARP DURMUŞ 11-E 19 9 16,75 24 5 22,75 20 3 19,25 63 17 58,75 315,585 3 25 1963 365,636 8 9 591 237,201 1 70 6328 344,870 3 25 1238

4 163 ELİF NEHİR ÖNATLI 11-E 24 6 22,50 20 10 17,50 14 6 12,50 58 22 52,50 297,273 5 33 2889 369,374 5 6 510 193,555 6 85 8271 343,518 4 26 1276

5 0 YAĞIZ GÜNAY 11-E 24 5 22,75 23 6 21,50 13 4 12,00 60 15 56,25 308,206 4 28 2309 396,510 3 4 189 190,322 7 86 8409 342,216 5 28 1303

6 0 MİNEL APAK 11-E 27 3 26,25 21 7 19,25 5 5 3,75 53 15 49,25 287,787 7 44 3489 402,373 2 3 150 136,978 17 108 11111 316,479 6 45 2116

7 1784 ELİFNUR ŞANÇI 11-E 20 8 18,00 21 7 19,25 15 9 12,75 56 24 50,00 290,106 6 40 3317 351,218 11 12 875 195,172 5 84 8181 314,300 7 46 2196

8 0 GÜLSE BARLIK 11-E 21 7 19,25 22 4 21,00 9 1 8,75 52 12 49,00 287,199 8 45 3534 368,471 7 8 534 169,308 9 94 9361 298,770 8 54 2841

9 0 MİNE ATICI 11-E 15 8 13,00 13 5 11,75 15 1 14,75 43 14 39,50 259,606 13 66 5904 266,976 15 24 4795 208,104 4 80 7634 292,197 9 61 3167

10 0 ÖMÜR GEDİK 11-E 22 8 20,00 21 9 18,75 9 10 6,50 52 27 45,25 276,268 9 55 4385 359,031 9 10 702 154,759 12 100 10114 290,354 10 62 3268

11 0 DURUÖZ ÇENGEL 11-E 23 6 21,50 18 7 16,25 5 4 4,00 46 17 41,75 266,047 11 63 5303 351,735 10 11 861 138,594 15 106 11017 285,555 11 67 3543

12 0 MUTAHHAR ELMASOĞLU 11-E 17 8 15,00 17 8 15,00 9 5 7,75 43 21 37,75 254,524 14 72 6421 302,245 14 15 2762 162,842 11 99 9707 263,739 12 78 4924

13 0 FULYA GÖKÇÖL 11-E 20 7 18,25 23 4 22,00 4 1 3,75 47 12 44,00 272,702 10 57 4684 368,688 6 7 526 136,978 17 108 11111 261,863 13 79 5065

14 0 BARIN ONAT 11-E 18 11 15,25 21 7 19,25 8 6 6,50 47 24 41,00 264,008 12 64 5467 333,262 12 13 1387 154,759 12 100 10114 257,926 14 81 5367

15 0 SEVİM SUDE ER 11-E 17 8 15,00 18 11 15,25 7 4 6,00 42 23 36,25 250,169 15 80 6867 305,887 13 14 2585 151,526 14 102 10286 253,211 15 83 5753

16 0 SEVİM NAZ ÖZDEMİR 11-E 15 15 11,25 12 18 7,50 11 8 9,00 38 41 27,75 225,455 17 96 9504 229,666 19 51 7064 170,924 8 93 9274 245,658 16 89 6344

17 0 EDA MANDUZ 11-E 12 10 9,50 11 3 10,25 9 3 8,25 32 16 28,00 226,242 16 94 9416 234,146 16 44 6805 166,075 10 97 9536 229,199 17 99 7769

18 0 TALHA SULAROĞLU 11-E 15 8 13,00 10 13 6,75 4 3 3,25 29 24 23,00 211,619 18 104 10809 233,940 17 45 6811 133,745 19 111 11349 223,013 18 106 8291

19 0 EYMEN YEĞEN 11-E 13 17 8,75 14 16 10,00 5 4 4,00 32 37 22,75 211,000 19 105 10866 231,429 18 49 6954 138,594 15 106 11017 198,510 19 113 10247

20 0 BUSE KANDEMİR 11-E 10 11 7,25 10 11 7,25 0 2 -0,50 20 24 14,00 185,577 21 119 12693 205,670 21 83 8512 109,497 23 123 13836 161,198 20 118 12460

21 0 ASLI ARSLAN 11-E 9 15 5,25 14 13 10,75 1 0 1,00 24 28 17,00 194,364 20 113 12190 214,078 20 69 8017 119,196 20 117 12549 156,568 21 119 12698

22 0 EKİN ETİZER 11-E 10 16 6,00 12 17 7,75 22 33 13,75 184,877 22 120 12737 198,671 22 90 8880 112,730 21 121 13114 155,672 22 120 12729

23 0 EBRAR TAŞKIRAN 11-E 6 13 2,75 5 4 4,00 1 4 0,00 12 21 6,75 164,556 23 122 13484 150,805 23 120 10808 112,730 21 121 13114 133,484 23 122 13537
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1 124 178 471 14236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,2 6,2 10,64 8,6 4,7 7,39 10,3 4,8 9,06 11,2 6,9 9,43 42,2 22,7 36,52 250,230 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 17,6 6,8 15,92 3,8 1,8 3,36 12,4 4,8 11,19 13,0 6,8 11,33 46,8 20,2 41,80 267,560 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR
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11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

194,364 85,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
ASLI ARSLAN 120 24 28 68 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 113 154 419 12190 % 85,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız ccCe cEdDeeAbBAED Bdeaa e  bd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız EeE  eDDAadbBAbce cCCbBbDEBbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız   B                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Edebi Akımlar 9 4 4 44

Yazım Kuralları 3 0 1 0

Noktalama İşaretleri 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 3 44

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

264,008 38,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
BARIN ONAT 120 47 24 49 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 64 72 231 5467 % 38,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız DAbCBacaDDCbCBAEDCBCDe EeccbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız ECEBBeaDACEEBADcbe CCbB DEBbCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız EEB E  aA bac    C  d   A   aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 7 1 78

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 2 78

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 3 4 14

Yönlü açıyı açıklar. 3 2 0 67

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

185,577 89,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
BUSE KANDEMİR 120 20 24 76 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 119 165 436 12693 % 89,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A ACDCCBDEEDDCAEBAEDCBCDBDEABECC

Cevaplarınız   DCaBbE aD d BdEb B D e dBdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A EBECACBCDDBEEECADADCDCEBEEEBAC

Cevaplarınız aa  AeBeD   b eecc  aCEBEEEBc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEEBDAEECBACABBAEEECABBADDADBA

Cevaplarınız e  a                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCEABEBACECEDEBEEBECBAEDCEBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Edebi Akımlar 9 3 3 33

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 2 4 22

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 3 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 1 1 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 1 0

Yönlü açıyı açıklar. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

266,047 37,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
DURUÖZ ÇENGEL 120 46 17 57 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 63 70 226 5303 % 37,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız DACCBDEEDDCAdBAEDCBCaBDEAdcbd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız ECaa CD ACEEdADee ECCaBd EBAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız EaB b   A e      C  d   A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 8 1 89

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 2 56

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 2 9

Yönlü açıyı açıklar. 3 1 1 33

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

164,556 94,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
EBRAR TAŞKIRAN 120 12 21 87 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 122 172 459 13484 % 94,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız Dd ed   aeCc  bb bB b c ABcbC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız     cdDa  EEdA              C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız  ca     A e                e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 1 0

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0

Edebi Akımlar 9 1 5 11

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 1 3 11

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 0 33

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 1 0 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 1 2 5

Yönlü açıyı açıklar. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

226,242 66,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
EDA MANDUZ 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 94 114 341 9416 % 66,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız DbbC DEED ecCBA D abac E c eC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 11 3 16 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız       D   Ec Ab eC C  B  EBACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 3 18 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız EEB EEC A AdBe          c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 2 4 22

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Noktalama İşaretleri 3 1 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 1 0 11

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 3 1 14

Yönlü açıyı açıklar. 3 2 1 67

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

184,877 89,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
EKİN ETİZER 120 22 33 65 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 120 166 439 12737 % 89,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACDCCBDEEDDCAEBAEDCBCDBDEABECC

Cevaplarınız bCDCddabEaeCdbBdEadB    beBEba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A EBECACBCDDBEEECADADCDCEBEEEBAC

Cevaplarınız aabCcdee DdEEbCAbceaDCbBcaEBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEEBDAEECBACABBAEEECABBADDADBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCEABEBACECEDEBEEBECBAEDCEBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50

Edebi Akımlar 9 2 3 22

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 2 6 22

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 0 0 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 0 0 0

Yönlü açıyı açıklar. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

297,273 20,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  163
ELİF NEHİR ÖNATLI 120 58 22 40 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 34 131 2889 % 20,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 6 0 22,50 % 75

Cevap Anahtarı A ACDCCBDEEDDCAEBAEDCBCDBDEABECC

Cevaplarınız cCDCCdDEEDDCAEBAEaCBCbcDEABEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 20 10 0 17,50 % 58

Cevap Anahtarı A EBECACBCDDBEEECADADCDCEBEEEBAC

Cevaplarınız EBECAaedDbdEEECADeebDCaBEEbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 14 6 10 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BEEBDAEECBACABBAEEECABBADDADBA

Cevaplarınız BE BDebE  A AdBA cbC     DcDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCEABEBACECEDEBEEBECBAEDCEBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 6 3 67

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 4 56

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 10 3 45

Yönlü açıyı açıklar. 3 1 2 33

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

290,106 23,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  1784
ELİFNUR ŞANÇI 120 56 24 40 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 40 42 152 3317 % 23,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 8 2 18,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACDCCBDEEDDCAEBAEDCBCDBDEABECC

Cevaplarınız ACDCddDE DcCdEBAEDCBCaBa eBcCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A EBECACBCDDBEEECADADCDCEBEEEBAC

Cevaplarınız EBECAaBdacBEEEdeD D DCbBEEEBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A BEEBDAEECBACABBAEEECABBADDADBA

Cevaplarınız aEEBDcEECdAbABBdba CA    Dd Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCEABEBACECEDEBEEBECBAEDCEBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 7 2 78

Yazım Kuralları 3 2 0 67

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 4 56

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 0 1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 9 7 41

Yönlü açıyı açıklar. 3 2 1 67

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

329,249 10,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
EMİNE DEMİRKAPI 120 66 10 44 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 19 72 1487 % 10,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 26 4 0 25,00 % 83

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız DACCBDEbaDCbCBAEDCBCDeDEABECCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 24 3 3 23,25 % 78

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız ECEBBCD AeEEBcDAD ECC BdDEBACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 16 3 11 15,25 % 51

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız EaBAcEC A ABBA c C      ADB BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 8 1 89

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 1 78

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 10 1 45

Yönlü açıyı açıklar. 3 2 1 67

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

211,000 76,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
EYMEN YEĞEN 120 32 37 51 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 105 135 382 10866 % 76,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ACDCCBDEEDDCAEBAEDCBCDBDEABECC

Cevaplarınız ACDCbBcEEDDdbEBbaabcabcedABceb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A EBECACBCDDBEEECADADCDCEBEEEBAC

Cevaplarınız aBEabCeebecEEECAccDeDCcBcccaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BEEBDAEECBACABBAEEECABBADDADBA

Cevaplarınız BE B   c  A Aa c          d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCEABEBACECEDEBEEBECBAEDCEBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 2 0

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 0 9 0

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 6 33

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 2 33

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 0 2 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 3 1 14

Yönlü açıyı açıklar. 3 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

272,702 32,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
FULYA GÖKÇÖL 120 47 12 61 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 57 61 202 4684 % 32,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 7 3 18,25 % 61

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız  cCaBDE DeCA BAEcCBCDBDEABEddb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 23 4 3 22,00 % 73

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız ECEBBeD ACEEBADcDCECCbB  EaACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız EbB     A                   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 0 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 8 1 89

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 7 1 78

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 0 9

Yönlü açıyı açıklar. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

287,199 24,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
GÜLSE BARLIK 120 52 12 56 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 45 47 161 3534 % 24,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A ACDCCBDEEDDCAEBAEDCBCDBDEABECC

Cevaplarınız AdDCCBDEbDDCeEBdEDbB D DaABEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 9 0 1 9,00 % 90

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 22 4 4 21,00 % 70

Cevap Anahtarı A EBECACBCDDBEEECADADCDCEBEEEBAC

Cevaplarınız EBdCA  dD BEEECAD DCDCbBbEEBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 1 20 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A BEEBDAEECBACABBAEEECABBADDADBA

Cevaplarınız BEEB   E  A A B    C      e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCEABEBACECEDEBEEBECBAEDCEBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 5 2 56

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 4 2 44

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 0 67

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 4 0 18

Yönlü açıyı açıklar. 3 1 1 33

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

315,585 13,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
KAAN SARP DURMUŞ 120 63 17 40 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 25 26 98 1963 % 13,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 9 2 16,75 % 56

Cevap Anahtarı A ACDCCBDEEDDCAEBAEDCBCDBDEABECC

Cevaplarınız ACDCaBDEEDDCcEBbdDCBd d aABEda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 9 1 0 8,75 % 88

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı A EBECACBCDDBEEECADADCDCEBEEEBAC

Cevaplarınız EaECAecC DBEEECADAeCDCbBEEEBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 3 7 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A BEEBDAEECBACABBAEEECABBADDADBA

Cevaplarınız BEEBDAEECeACAaB   aCA    DADBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCEABEBACECEDEBEEBECBAEDCEBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 3 4 33

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 3 56

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 3 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 13 2 59

Yönlü açıyı açıklar. 3 3 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

259,606 41,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
MİNE ATICI 120 43 14 63 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 66 75 242 5904 % 41,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız DACaaDE aDCcCBAE bBe    eBEdC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 13 5 12 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız EC B d e  EEBADdb  C  Bb EB C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 1 14 14,75 % 49

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız EEB bEC ACABB    CA    D  B B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50

Edebi Akımlar 9 3 2 33

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 2 33

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 9 0 41

Yönlü açıyı açıklar. 3 1 1 33

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

287,787 24,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
MİNEL APAK 120 53 15 52 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 44 46 160 3489 % 24,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı A ACDCCBDEEDDCAEBAEDCBCDBDEABECC

Cevaplarınız ACDCCBDEEDDCcEBAEDCBCacDEABECC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 7 2 19,25 % 64

Cevap Anahtarı A EBECACBCDDBEEECADADCDCEBEEEBAC

Cevaplarınız EBECA cdDcBEEECADce DCbBcEEBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BEEBDAEECBACABBAEEECABBADDADBA

Cevaplarınız BEaeDcbaCB                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCEABEBACECEDEBEEBECBAEDCEBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 7 2 78

Yazım Kuralları 3 3 0 100

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 3 56

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 3 2 14

Yönlü açıyı açıklar. 3 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

254,524 45,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
MUTAHHAR ELMASOĞLU 120 43 21 56 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 72 82 259 6421 % 45,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız  ACCBDdbDaCcCBAEaCB e  EAeaCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız ECEB d  ACEEeADbe ECCbBbbEBbC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 5 16 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız EEBAE d A ede E cC B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 4 2 44

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 1 56

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 0 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 5 3 23

Yönlü açıyı açıklar. 3 1 0 33

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

276,268 30,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
ÖMÜR GEDİK 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 55 59 195 4385 % 30,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız cACeBDEEDDCACBAEDCBCacbEdBcbCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 21 9 0 18,75 % 63

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız ECEacdDcACEEdADAeCEeCbBbDEBACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 10 11 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız EEBcaEC AbdBcAE     ae  d  ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 6 3 67

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 5 4 56

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 3 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 4 7 18

Yönlü açıyı açıklar. 3 1 2 33

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

225,455 66,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
SEVİM NAZ ÖZDEMİR 120 38 41 41 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 96 116 346 9504 % 66,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A ACDCCBDEEDDCAEBAEDCBCDBDEABECC

Cevaplarınız cbcCCBDEEDabAEBAEcdBdcaeabBcbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A EBECACBCDDBEEECADADCDCEBEEEBAC

Cevaplarınız aBEdcbadDacEcdCeDADaaCdBdEbBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEEBDAEECBACABBAEEECABBADDADBA

Cevaplarınız BEEB AbEa A  a d E Cc c  aA Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCEABEBACECEDEBEEBECBAEDCEBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 3 6 33

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 3 6 33

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 1 2 33

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 6 6 27

Yönlü açıyı açıklar. 3 2 1 67

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

250,169 48,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
SEVİM SUDE ER 120 42 23 55 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 80 90 273 6867 % 48,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 8 5 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACDCCBDEEDDCAEBAEDCBCDBDEABECC

Cevaplarınız eC CCdDEbDDCbEBAE bBCc   dBEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 11 1 15,25 % 51

Cevap Anahtarı A EBECACBCDDBEEECADADCDCEBEEEBAC

Cevaplarınız EBECAeBdDcBEEbe cAeCbCcBEcEBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEEBDAEECBACABBAEEECABBADDADBA

Cevaplarınız BdEB    C A AB  b a          c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCCEABEBACECEDEBEEBECBAEDCEBED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 4 2 44

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 3 67

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 4 3 18

Yönlü açıyı açıklar. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

211,619 75,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
TALHA SULAROĞLU 120 29 24 67 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10809.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 104 133 380 10809 % 75,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız DAbeccEbDDeACBAE       EABcbCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız Ee B d  AdacdbD e EebaB eEBbCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız EbB     A ba           D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 2 0 22

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Noktalama İşaretleri 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 2 3 22

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 0 2 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 1 33

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 2 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 2 1 9

Yönlü açıyı açıklar. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

308,206 16,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
YAĞIZ GÜNAY 120 60 15 45 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 29 113 2309 % 16,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız DAbCBDEEDDCACBAEDCBCaB EbBcdCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 10 0 0 10,00 % 100

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 23 6 1 21,50 % 72

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız ECEBBCDDACEdBADAe ECabBEDcBcCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 13 4 13 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız EaBcE   A ABBc  EC     aA B BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 7 1 78

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Noktalama İşaretleri 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 9 0 100

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 3 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 7 3 32

Yönlü açıyı açıklar. 3 2 0 67

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SERİSİ (SDS) - 1

327,061 10,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11-E  -  0
ZEYNEP BAŞARAN 120 67 17 36 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 20 77 1556 % 10,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 124 178 471 14236

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı B DACCBDEEDDCACBAEDCBCDBDEABECCE

Cevaplarınız DACbBDEEDDCcCBAEDCBCDeDEABEbCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 22 6 2 20,50 % 68

Cevap Anahtarı B ECEBBCDDACEEBADADCECCEBEDEBACE

Cevaplarınız EaEBBdDbACEEBcDAD ECCbB DbBACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 20 6 4 18,50 % 62

Cevap Anahtarı B EEBAEECBACABBAEEECABBADDADBABD

Cevaplarınız EEBAEECBA AeBAddECbB   DAceABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDCBEBACEAEDEBEEBEECBAEDCEBEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100

Edebi Akımlar 9 8 1 89

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 9 6 3 67

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 2 1 1 50

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Yönlü Açılar 1 1 0 100

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100

Trigonometrik Fonksiyonlar 22 13 5 59

Yönlü açıyı açıklar. 3 3 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 4 0 0 0

İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 1 0 0 0

Bağıl Hareket 1 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 3 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 5 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 2 0 0 0

Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 4 0 0 0
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