
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226970

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5010,47 20,88 2,32 1,46 1,96 1,76 1,73 1,33 2,87 1,11 2,60 3,06 0,85 2,84 0,01 0,01 0,01 12,38 3,15 11,59 1,52 0,50 1,40 2,34 1,31 2,01 2,03 1,12 1,75 1,80 0,92 1,57 53,5922,63 47,94 282,950

Okul Ortalaması 26,01 9,70 23,58 2,80 1,34 2,47 2,19 1,57 1,79 3,25 1,00 3,00 3,23 0,71 3,05 0,00 0,00 0,00 12,24 3,06 11,47 1,42 0,47 1,30 2,59 1,37 2,25 1,76 1,05 1,50 1,79 0,88 1,57 57,2821,15 51,98 297,710

KATILIMLAR

1 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12D 34 6 32,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 19 6 17,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 78 17 73,75 361,542 39953

2 0 DENİZ GÜLER 12D 37 2 36,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 14 0 14,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 73 8 71,00 353,164 46183

3 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 31 6 29,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 18 1 17,75 4 2 3,50 3 1 2,75 1 0 1,00 72 13 68,75 347,344 50687

4 0 SUDE CEREN ÇETE 12D 39 1 38,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 12 0 12,00 2 1 1,75 2 0 2,00 69 5 67,75 343,470 53843

5 0 AYTÖRE DEMİR 12D 34 6 32,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 15 3 14,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 0 1,00 2 1 1,75 69 16 65,00 336,077 60142

6 0 ALEYNA C L A 12D 29 6 27,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 17 1 16,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 67 10 64,50 334,180 61704

7 0 NEVA YERLİYURT 12D 31 6 29,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 13 0 13,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 66 8 64,00 333,120 62662

8 0 ZEYNEP KARA 12D 36 4 35,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 6 6,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 67 15 63,25 330,740 64816

9 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12D 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 17 3 16,25 2 2 1,50 1 0 1,00 66 14 62,50 327,974 67362

10 0 NAZLICAN DARCAN 12D 31 7 29,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 17 1 16,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 66 19 61,25 324,385 70670

11 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 14 6 12,50 1 0 1,00 3 3 2,25 2 0 2,00 2 4 1,00 67 28 60,00 321,294 73633

12 0 SELİN İKİZ 12D 31 7 29,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 1 14,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 0 2,00 63 16 59,00 318,382 76543

13 0 NUR ŞEKER 12D 28 8 26,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 11 3 10,25 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 61 14 57,50 314,172 80749

14 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12D 28 10 25,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 12 5 10,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 63 24 57,00 313,188 81737

15 0 ELİF AKBOĞA 12D 31 9 28,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 9 0 9,00 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 61 16 57,00 312,217 82714

16 0 BADE PALABIYIK 12D 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 7 3,25 4 2 3,50 2 1 1,75 1 1 0,75 61 21 55,75 309,016 86041

17 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 25 15 21,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 20 4 19,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 62 31 54,25 304,619 90670

18 0 ELİFSU DANACI 12D 32 6 30,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 9 1 8,75 2 2 1,50 57 11 54,25 303,619 91731

19 0 ALANUR DEMİR 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 0 9,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 56 15 52,25 297,820 97965

20 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 27 10 24,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 10 4 9,00 3 1 2,75 1 0 1,00 55 17 50,75 293,983 102083

21 0 ELANAZ ŞİMŞEK 12D 29 8 27,00 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 13 3 12,25 54 13 50,75 293,083 103126

22 0 ASYA ŞENGÖR 12D 30 7 28,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 54 20 49,00 287,778 108927

23 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 33 2 32,50 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 2 4,50 48 7 46,25 279,799 118009

24 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 26 6 24,50 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 2 7,50 1 3 0,25 1 0 1,00 47 13 43,75 272,914 125673

25 0 ŞEVVAL TORAMAN 12D 26 12 23,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 7 2 6,50 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 49 22 43,50 272,489 126274

26 0 EBRAR YILMAZ 12D 28 9 25,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 1 4,75 47 14 43,50 271,866 126972

27 0 ORHAN EFE  BODUROĞLU12D 24 9 21,75 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 9 1 8,75 2 2 1,50 1 0 1,00 47 16 43,00 271,040 127919

28 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12D 24 11 21,25 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 10 3 9,25 1 0 1,00 1 0 1,00 46 19 41,25 265,803 133661

29 0 ZEYNEPNAZ GÜLŞ N 12D 26 14 22,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 26 38,50 257,480 142828
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226970

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5010,47 20,88 2,32 1,46 1,96 1,76 1,73 1,33 2,87 1,11 2,60 3,06 0,85 2,84 0,01 0,01 0,01 12,38 3,15 11,59 1,52 0,50 1,40 2,34 1,31 2,01 2,03 1,12 1,75 1,80 0,92 1,57 53,5922,63 47,94 282,950

Okul Ortalaması 26,01 9,70 23,58 2,80 1,34 2,47 2,19 1,57 1,79 3,25 1,00 3,00 3,23 0,71 3,05 0,00 0,00 0,00 12,24 3,06 11,47 1,42 0,47 1,30 2,59 1,37 2,25 1,76 1,05 1,50 1,79 0,88 1,57 57,2821,15 51,98 297,710

KATILIMLAR

30 0 NİSA GÜR* R 12D 26 10 23,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 3 2,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 43 20 38,00 256,749 143627

31 0 DERİN TUĞA 12D 24 13 20,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 12 4 11,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 46 31 38,25 256,247 144282

32 0 IŞILAY YENİAY 12D 25 10 22,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 41 16 37,00 253,997 146741

33 0 BELİNAY KORUKMAZ 12D 22 17 17,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 7 2 6,50 2 1 1,75 1 3 0,25 44 29 36,75 252,718 148213

34 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 21 15 17,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 8 1 7,75 1 1 0,75 42 21 36,75 252,454 148421

35 0 AHMET KAAN SESLİ 12D 24 14 20,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 41 20 36,00 250,394 150712

36 0 SAMET BARAN CAKMER12D 16 13 12,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 9 3 8,25 4 0 4,00 40 18 35,50 249,592 151582

37 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12D 23 10 20,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 17 35,75 249,478 151670

38 0 SEDEF SARIKAYA 12D 16 8 14,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 11 3 10,25 4 2 3,50 1 0 1,00 1 2 0,50 41 24 35,00 248,277 152953

39 0 SENA ŞİRİN 12D 27 12 24,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 23 35,25 248,109 153099

40 0 CEMRE YALÇIN 12D 25 8 23,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 37 17 32,75 241,034 160562

41 0 AZRA TUNCAY 12D 17 16 13,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 4 0,00 40 31 32,25 240,553 160989

42 0 EGE ÖKLÜ 12D 22 7 20,25 1 2 0,50 1 0 1,00 6 3 5,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 13 27,75 225,966 175175

43 0 DİLVİN YILDIZ 12D 15 14 11,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 9 2 8,50 0 1 -0,25 33 23 27,25 224,553 176403

44 0 İLKİM USLU 12D 24 14 20,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 32 26,00 221,499 179111

45 0 YAĞMUR GÖKTAŞ 12D 21 11 18,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 2 5,50 29 15 25,25 218,519 181714

46 0 SEDA ŞENGÜL 12D 16 19 11,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 31 30 23,50 213,626 185638

47 0 MERT DENİZ BALCI 12D 13 8 11,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 25 12 22,00 209,612 188922

48 0 EMİR KOÇ 12D 18 12 15,00 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 26 17 21,75 208,375 189859

49 0 SUDENAZ AKGÜN 12D 20 13 16,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 23 16 19,00 200,258 195779

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226970

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5010,47 20,88 2,32 1,46 1,96 1,76 1,73 1,33 2,87 1,11 2,60 3,06 0,85 2,84 0,01 0,01 0,01 12,38 3,15 11,59 1,52 0,50 1,40 2,34 1,31 2,01 2,03 1,12 1,75 1,80 0,92 1,57 53,5922,63 47,94 282,950

Okul Ortalaması 26,01 9,70 23,58 2,80 1,34 2,47 2,19 1,57 1,79 3,25 1,00 3,00 3,23 0,71 3,05 0,00 0,00 0,00 12,24 3,06 11,47 1,42 0,47 1,30 2,59 1,37 2,25 1,76 1,05 1,50 1,79 0,88 1,57 57,2821,15 51,98 297,710

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226970

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,5 20,88 10,0 5,2 8,73 13,9 3,6 12,99 6,2 3,4 5,33 53,6 22,6 47,93 282,950

Okul Ortalaması 26,0 9,7 23,58 11,5 4,6 10,32 13,7 3,5 12,78 6,2 3,3 5,33 57,3 21,2 52,01 297,710

KATILIMLAR

1 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12D 34 6 32,50 16 3 15,25 22 6 20,50 6 2 5,50 78 17 73,75 361,542 1 98 143 279 39953

2 0 DENİZ GÜLER 12D 37 2 36,50 17 2 16,50 14 1 13,75 5 3 4,25 73 8 71,00 353,164 2 107 153 320 46183

3 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 31 6 29,50 15 3 14,25 18 1 17,75 8 3 7,25 72 13 68,75 347,344 3 119 168 351 50687

4 0 SUDE CEREN ÇETE 12D 39 1 38,75 14 3 13,25 12 0 12,00 4 1 3,75 69 5 67,75 343,470 4 130 181 374 53843

5 0 AYTÖRE DEMİR 12D 34 6 32,50 13 3 12,25 15 4 14,00 7 3 6,25 69 16 65,00 336,077 5 149 204 428 60142

6 0 ALEYNA C L A 12D 29 6 27,50 16 2 15,50 18 1 17,75 4 1 3,75 67 10 64,50 334,180 6 153 209 437 61704

7 0 NEVA YERLİYURT 12D 31 6 29,50 15 1 14,75 14 0 14,00 6 1 5,75 66 8 64,00 333,120 7 157 214 451 62662

8 0 ZEYNEP KARA 12D 36 4 35,00 17 2 16,50 8 6 6,50 6 3 5,25 67 15 63,25 330,740 8 163 221 464 64816

9 0 AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 12D 32 6 30,50 14 3 13,25 17 3 16,25 3 2 2,50 66 14 62,50 327,974 9 168 227 479 67362

10 0 NAZLICAN DARCAN 12D 31 7 29,25 14 6 12,50 17 1 16,75 4 5 2,75 66 19 61,25 324,385 10 178 238 508 70670

11 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 31 9 28,75 14 6 12,50 15 6 13,50 7 7 5,25 67 28 60,00 321,294 11 183 243 522 73633

12 0 SELİN İKİZ 12D 31 7 29,25 11 6 9,50 15 1 14,75 6 2 5,50 63 16 59,00 318,382 12 188 249 538 76543

13 0 NUR ŞEKER 12D 28 8 26,00 16 2 15,50 11 3 10,25 6 1 5,75 61 14 57,50 314,172 13 203 267 579 80749

14 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12D 28 10 25,50 14 5 12,75 12 5 10,75 9 4 8,00 63 24 57,00 313,188 14 205 269 584 81737

15 0 ELİF AKBOĞA 12D 31 9 28,75 16 2 15,50 9 0 9,00 5 5 3,75 61 16 57,00 312,217 15 207 272 592 82714

16 0 BADE PALABIYIK 12D 33 7 31,25 16 3 15,25 5 7 3,25 7 4 6,00 61 21 55,75 309,016 16 215 280 616 86041

17 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 25 15 21,25 11 7 9,25 20 7 18,25 6 2 5,50 62 31 54,25 304,619 17 227 292 649 90670

18 0 ELİFSU DANACI 12D 32 6 30,50 14 2 13,50 9 1 8,75 2 2 1,50 57 11 54,25 303,619 18 229 295 656 91731

19 0 ALANUR DEMİR 12D 30 9 27,75 15 4 14,00 9 0 9,00 2 2 1,50 56 15 52,25 297,820 19 250 322 727 97965

20 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12D 27 10 24,50 14 2 13,50 10 4 9,00 4 1 3,75 55 17 50,75 293,983 20 258 332 758 102083

21 0 ELANAZ ŞİMŞEK 12D 29 8 27,00 12 2 11,50 13 3 12,25 54 13 50,75 293,083 21 262 336 770 103126

22 0 ASYA ŞENGÖR 12D 30 7 28,25 13 5 11,75 11 5 9,75 0 3 -0,75 54 20 49,00 287,778 22 273 351 818 108927

23 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 33 2 32,50 10 3 9,25 5 2 4,50 48 7 46,25 279,799 23 298 383 923 118009

24 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 26 6 24,50 11 2 10,50 8 2 7,50 2 3 1,25 47 13 43,75 272,914 24 318 410 1004 125673

25 0 ŞEVVAL TORAMAN 12D 26 12 23,00 12 5 10,75 8 3 7,25 3 2 2,50 49 22 43,50 272,489 25 322 414 1014 126274

26 0 EBRAR YILMAZ 12D 28 9 25,75 10 4 9,00 9 1 8,75 47 14 43,50 271,866 26 324 416 1025 126972

27 0 ORHAN EFE  BODUROĞLU12D 24 9 21,75 11 4 10,00 9 1 8,75 3 2 2,50 47 16 43,00 271,040 27 329 422 1040 127919

28 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12D 24 11 21,25 10 5 8,75 10 3 9,25 2 0 2,00 46 19 41,25 265,803 28 350 446 1125 133661

29 0 ZEYNEPNAZ GÜLŞ N 12D 26 14 22,50 8 9 5,75 10 3 9,25 1 0 1,00 45 26 38,50 257,480 29 373 474 1214 142828

30 0 NİSA GÜR* R 12D 26 10 23,50 9 4 8,00 3 3 2,25 5 3 4,25 43 20 38,00 256,749 30 376 479 1226 143627

31 0 DERİN TUĞA 12D 24 13 20,75 10 8 8,00 12 4 11,00 0 6 -1,50 46 31 38,25 256,247 31 378 481 1231 144282

32 0 IŞILAY YENİAY 12D 25 10 22,50 8 4 7,00 3 2 2,50 5 0 5,00 41 16 37,00 253,997 32 384 487 1261 146741

33 0 BELİNAY KORUKMAZ 12D 22 17 17,75 12 6 10,50 7 2 6,50 3 4 2,00 44 29 36,75 252,718 33 391 495 1283 148213

34 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 21 15 17,25 12 4 11,00 8 1 7,75 1 1 0,75 42 21 36,75 252,454 34 393 497 1290 148421

35 0 AHMET KAAN SESLİ 12D 24 14 20,50 14 4 13,00 1 0 1,00 2 2 1,50 41 20 36,00 250,394 35 401 505 1317 150712

36 0 SAMET BARAN CAKMER12D 16 13 12,75 11 2 10,50 9 3 8,25 4 0 4,00 40 18 35,50 249,592 36 403 507 1325 151582

37 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12D 23 10 20,50 13 6 11,50 3 0 3,00 1 1 0,75 40 17 35,75 249,478 37 404 508 1329 151670

38 0 SEDEF SARIKAYA 12D 16 8 14,00 8 9 5,75 11 3 10,25 6 4 5,00 41 24 35,00 248,277 38 408 512 1341 152953

39 0 SENA ŞİRİN 12D 27 12 24,00 12 7 10,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 41 23 35,25 248,109 39 409 513 1342 153099

40 0 CEMRE YALÇIN 12D 25 8 23,00 6 3 5,25 3 5 1,75 3 1 2,75 37 17 32,75 241,034 40 424 535 1444 160562

41 0 AZRA TUNCAY 12D 17 16 13,00 14 4 13,00 2 7 0,25 7 4 6,00 40 31 32,25 240,553 41 425 538 1450 160989

42 0 EGE ÖKLÜ 12D 22 7 20,25 2 2 1,50 6 3 5,25 1 1 0,75 31 13 27,75 225,966 42 456 576 1602 175175

43 0 DİLVİN YILDIZ 12D 15 14 11,50 9 6 7,50 9 3 8,25 33 23 27,25 224,553 43 461 582 1617 176403

44 0 İLKİM USLU 12D 24 14 20,50 4 14 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 34 32 26,00 221,499 44 471 594 1650 179111

45 0 YAĞMUR GÖKTAŞ 12D 21 11 18,25 2 2 1,50 6 2 5,50 29 15 25,25 218,519 45 481 605 1684 181714

46 0 SEDA ŞENGÜL 12D 16 19 11,25 12 4 11,00 2 3 1,25 1 4 0,00 31 30 23,50 213,626 46 485 612 1720 185638

47 0 MERT DENİZ BALCI 12D 13 8 11,00 10 3 9,25 2 1 1,75 25 12 22,00 209,612 47 493 622 1766 188922

48 0 EMİR KOÇ 12D 18 12 15,00 6 4 5,00 2 1 1,75 26 17 21,75 208,375 48 495 624 1778 189859
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 533 674 2127 226970

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,5 10,5 20,88 10,0 5,2 8,73 13,9 3,6 12,99 6,2 3,4 5,33 53,6 22,6 47,93 282,950

Okul Ortalaması 26,0 9,7 23,58 11,5 4,6 10,32 13,7 3,5 12,78 6,2 3,3 5,33 57,3 21,2 52,01 297,710

KATILIMLAR
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BİLGİ SARMAL TG TYT 2

250,394 66,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET KAAN SESLİ 120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(150712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 401 505 1317 150712 % 66,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız dDADdCEaDad ac DCcDDeaEEDCCbEbEEEDBDcEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız aBECADdECAcAaCCBE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız B                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız    dcA             B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

293,983 44,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHMET TAHİR VOLKAN 120 55 17 48 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 258 332 758 102083 % 44,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEdeD ba  DCcDDCCaEbCCCEDEEaDBDDEACbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAe E AD Ea ABDCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B d CDEBE B AaD dC a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız  BD De      B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

321,294 32,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHSEN AZRA NİŞLİ 120 67 28 25 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 183 243 522 73633 % 32,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEdDaCCBAacCDbDCdEEDCCbEDcEEDBDDcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız aBECADBECAcdEddBEDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC  CDEab B AaDD Cb eC d D         D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız dacBD DB  E   dEbbbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

297,820 43,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALANUR DEMİR 120 56 15 49 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97965.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 250 322 727 97965 % 43,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACcBCDdbBcCDCDDDeCEEDaCbEDcEEDBDDEcC E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECdDBa ADBECCeBcCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız    BC EBE  EA    CC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız E           c    B b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

334,180 27,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALEYNA C L A 120 67 10 43 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 153 209 437 61704 % 27,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEdDEC  A DCcDDd EEDCdCEDcEEDBcD AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECAD EbABAE CBEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCDc  BBEAED CC      E            C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız d  B  D           AB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

287,778 47,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ASYA ŞENGÖR 120 54 20 46 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 273 351 818 108927 % 47,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CbbDACEe da a CDdDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DdECcD a AaAECCBEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız dEBe BC Ed  B A DD Cb  C   b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız a      aa           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

327,974 29,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞE GÜL AĞIRBAŞ 120 66 14 40 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 168 227 479 67362 % 29,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCDa BbaDCDDDCaEEDCCCEbEEEDBDDEA Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADd bADeE CA DCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BCaEBE BEAEDDCCba C      E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız  Be D a          B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

336,077 26,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYTÖRE DEMİR 120 69 16 35 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 149 204 428 60142 % 26,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEdDaCbBACDCDDDCdEEDCCCEDcEEDBDDEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız e  CAD d ABAECCBEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  BCDEdE B A DDCCbB       e e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C EBcdDB        E cB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

240,553 70,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AZRA TUNCAY 120 40 31 49 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(160989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 425 538 1450 160989 % 70,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız db DACEBac e   DbcbDCacEDaCCEcEcEDB bdb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBaCAceECABAECCBc C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız B c   aac       e     b       Ac        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız  DEBD DB      abc bB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

309,016 37,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BADE PALABIYIK 120 61 21 38 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86041.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 215 280 616 86041 % 37,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBeDeCeACDCDDDCaaEDCCCEDEcEDBDDEcCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAeBEaADBECCAa CAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B a bDEBc   d c   b         Ed          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EBDdDa C    cD   B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

252,718 65,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BELİNAY KORUKMAZ 120 44 29 47 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 391 495 1283 148213 % 65,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CeADACadDcebBA DbeDDaddEeaCCEbEEEDBDDdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız ecEC DcdCA AEddBEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE   BC Eda B A                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız  cE   DaeC   d      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 3 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

241,034 70,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
CEMRE YALÇIN 120 37 17 66 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(160562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 424 535 1444 160562 % 70,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDA dCcd Ee    DCcDDCd EDaCCEDdEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız    C e d   AE  BEbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız       Ccc E    dD             cc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız       DBc          B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

353,164 20,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DENİZ GÜLER 120 73 8 39 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 107 153 320 46183 % 20,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCDCaBACDC DDCCEEDCCCEDEEEDBDDEbCDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBEbADBECCAB CdEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 0 16 14,00 % 47

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BC EB  BEAED  CCB        E         c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EB  D C     aa   B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

256,247 63,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DERİN TUĞA 120 46 31 43 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(144282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 378 481 1231 144282 % 63,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız bec cCEBDcCCBA DdDbedaEEDCCCEDcEEDBbDEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D aCdcBaeABeEdeBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBC BeaECE B Ab   CC   c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız       edab    a b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

224,553 77,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DİLVİN YILDIZ 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 461 582 1617 176403 % 77,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AaA cBaDCe b DabDDCC EDaCbbbEcE       ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECecBEbAc EC Ac   Ee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B a C EBE   A    CbB     D            c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

271,866 55,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EBRAR YILMAZ 120 47 14 59 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 324 416 1025 126972 % 55,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AaACEdCDabc  DCcDDCaEEDCCbEDcEEDBDDEACD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız cCAD EaAc EC A  C Ec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız           BEA D               DAD  D  eA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

225,966 77,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EGE ÖKLÜ 120 31 13 76 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 456 576 1602 175175 % 77,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CbADACEBDEC    Dd DDCaEEDCbC eEcEDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D a d       E            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız  E   BeDE   B b    C   b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız       D    c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 3 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

293,083 45,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELANAZ ŞİMŞEK 120 54 13 53 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 262 336 770 103126 % 45,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız bDACEdCDC cd DCDDDCCEEDCCCEcEEEDBcDEbCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız  CADed  D ECCAB C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BbaEB  BEA DDCCC  b      E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

312,217 36,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF AKBOĞA 120 61 16 43 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 207 272 592 82714 % 36,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBDaCCaACDCcDDCaEabCCCEcbEEDBDDEAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECAD dbABAECCBEDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız B B   C E E   A D  CC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız abEBedDB         D a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 3 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

279,799 51,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF BAYRAKTAR 120 48 7 65 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 298 383 923 118009 % 51,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CD  ACEBD eCB CDCDDDCdE DCCCEDEEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız a E A   aABAE CcE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB   e E     b    C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

303,619 40,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİFSU DANACI 120 57 11 52 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91731.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 229 295 656 91731 % 40,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEdbEe Be DdDDDCCEEDaCCEDEEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız eBECAD d  BAECCBE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE      b   B A DD C  C    D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C   Dec             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

304,619 39,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMİR EFE GÖNÜL 120 62 31 27 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 227 292 649 90670 % 39,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBadbacbeDCebDCaEEbCCCEDcEEDdDbEAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız cBcCdDea ABAECdBE Cd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  BCDEdE BEAdDD CCBeC AdD Cda     a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C  BDbeB C         B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

208,375 83,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMİR KOÇ 120 26 17 77 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 495 624 1778 189859 % 83,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız e caAdcd cC     CcDDd  ED CbEDEEEDBDcEAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız accC       AE  Bc CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız         b          C                  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

252,454 65,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ESLEM ŞİMŞİR 120 42 21 57 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 393 497 1290 148421 % 65,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDAbbCEaDceb   DCceeCaEE aCbEDEEEDebaEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D ECAD aeABAE eBE bA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  B  EdE B A                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız a  B                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

272,914 55,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EZGİ ÖZKAYA 120 47 13 60 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 318 410 1004 125673 % 55,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız  D CEBCDebBAdDCcDDCCEEDaCCEDEEED      Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız    Dea  D ECCAB CAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B   CaEB  B A    CC         c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız c  deD      B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

313,188 36,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
GÜLNİHAL KARATAŞ 120 63 24 33 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 205 269 584 81737 % 36,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız daAaACEdDcCbBb DCbbDCCEEDCC EDEEEDBDDEAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBcCADddCA AEeCBEcCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BE C BaDbdE B AbD  C  bC   D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız d cBD DBDCb   C E cB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

265,803 58,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İBRAHİM UTKU ERDEĞER 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 350 446 1125 133661 % 58,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADdCEBCDd    DCDbDCCcdDCC EDcEEadDDcACaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECdeeE AD Ea AB C cB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B  BCaEBE   AbDa CC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız E           B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

221,499 78,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
İLKİM USLU 120 34 32 54 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 471 594 1650 179111 % 78,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACbdaECe e DCbbDCabEDeCCEDcEEDBbDdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız ecaadcdbbAdeEddBE b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız d   a C  C    b                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız   E D DB           a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

253,997 64,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
IŞILAY YENİAY 120 41 16 63 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(146741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 384 487 1261 146741 % 64,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEd aC aA DCcDDCCdEaadCEDdEEaBDDE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBEddc    B ECd E C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız       C       A c          D   e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız   EB  DB        E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

209,612 83,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
MERT DENİZ BALCI 120 25 12 83 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(188922.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 493 622 1766 188922 % 83,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız bDACcaeDdCa  DCeDDCa E CC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECA aa ADBE C B dA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız   D e            B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 1 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

324,385 31,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NAZLICAN DARCAN 120 66 19 35 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 178 238 508 70670 % 31,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBeceCBeCDC DDCdEaDCCCEDaEEDBD EAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DcECADacbABAECCBcaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBdEBCDECE BEA  D CCB                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız decB  DB bc        B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

333,120 27,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEVA YERLİYURT 120 66 8 46 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 157 214 451 62662 % 27,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBDEC BdbDbDbDCaEEDCCCEDEc DBDDEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D  CAD EaABAEC BEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 0 26 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB  BCDECE   A   CC   C      A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız d EB   B C    C    B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

256,749 63,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NİSA GÜR* R 120 43 20 57 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 376 479 1226 143627 % 63,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBbcebB  DabDDCCdaDCC EDcEEaBDDE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız  c  cDBE   AECdBcDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız B     be  E   A     b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız   bB  DB      C a eB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

361,542 17,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NİSA KAYMAKÇALAN 120 78 17 25 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 98 143 279 39953 % 17,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDdDACEdDEaCcACDCDDDeaEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECAD abABAECCBEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız Bbde BCDEdEB EAbDDCCCBC  AEb CA D      C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız C cBD Da C        A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

314,172 35,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NUR ŞEKER 120 61 14 45 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 203 267 579 80749 % 35,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEddDCCBAaDC DDd dEDCaCEDEEEDB DE Caa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADBEbADBEaCAB C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız Be  CbEBE   Ac D CCB        E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EB  D  C    Ba   B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

271,040 56,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ORHAN EFE  BODUROĞLU 120 47 16 57 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127919.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 329 422 1040 127919 % 56,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız  DAC BdDebBe DCDbDCCEEDCC EDEEaDd Dc Ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız E dedE AD ECCAa C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız    BC EBE  EA      B C      c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız Ed  D a     B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

249,592 66,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SAMET BARAN CAKMER 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(151582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 403 507 1325 151582 % 66,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız dDA ACEdccea e bCaDD      C E cEaDBbDEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız D  CAD b A AECdBE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEa  BC E   B Ac   CC      e            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız   EBD D             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 0 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

213,626 81,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SEDA ŞENGÜL 120 31 30 59 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(185638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 485 612 1720 185638 % 81,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AaAeaddD   b DbcDDeadabCeCEecaEDeDDEc DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız E dDcEdAD ECC BDC dB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız                Dd        b      e     B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız E   e       c    a e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 4 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

248,277 67,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SEDEF SARIKAYA 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(152953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 408 512 1341 152953 % 67,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADA EBeeeb   DbDDD acE aCCE E         DE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız aCAa daba EbC abCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız Be BC EBE B A D  CC    c    b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBD eDC     B   dB a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 1 25

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

318,382 33,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SELİN İKİZ 120 63 16 41 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 188 249 538 76543 % 33,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEcdDeaB CDCDDDCCEEDCCCED EdDBDDEcaDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECAcBc  aeEdCAB CdEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız BC BCDEBE B A DDCC          Ed          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız EB  D dC    a E  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

248,109 67,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SENA ŞİRİN 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 409 513 1342 153099 % 67,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız bDACEdCDaacb DCDDDeCEEbCCbEDbEaDBDDEACDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız cCADBaCbcaEd eBDCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız     ab                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız   D   a     d    B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

272,489 55,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ŞEVVAL TORAMAN 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 322 414 1014 126274 % 55,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız baACadCeebBb DCDDDCCEEDCdCEDEcEDBDDEA ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADedbdD ECeAB C EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız a   C      E  D  CC      D  Ed A  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız   D D       a    Bc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

343,470 23,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SUDE CEREN ÇETE 120 69 5 46 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 130 181 374 53843 % 23,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız ADACEBCDeCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADdE  DBECeAB aAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 0 18 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 0 28 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız     C EBE  EAEDD C   C      E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız  B  D a       E  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

200,258 86,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
SUDENAZ AKGÜN 120 23 16 81 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(195779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 509 643 1833 195779 % 86,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız  DAeAC eaaC  A DCDDDCeEaD CdEcccEDBbcE d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız    C baa A               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız  E                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

347,344 22,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
TÜRKÜ MERGEN 120 72 13 35 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 119 168 351 50687 % 22,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CDADACEBbcaCBA DCcDDCCEEDCCCEDEcEDBb EA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECADadCABAECaBE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEBCEBCDECEBBEA bDCC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız d EBDbDBDC e       B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

218,519 80,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
YAĞMUR GÖKTAŞ 120 29 15 76 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(181714.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 481 605 1684 181714 % 80,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CbAcACcBDaeaB  DCbDDCadEDCCaEDbEED      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız        a  e    BE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız BEB   eaE     A    C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

330,740 28,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZEYNEP KARA 120 67 15 38 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 163 221 464 64816 % 28,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız AeACEdCDeCBACDCDDDCaEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız ECADdECAD ECCAcDCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B d C EBE e AcD aC       e  b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız cBD D b  a     DAB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

257,480 62,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZEYNEPNAZ GÜLŞ N 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 373 474 1214 142828 % 62,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ADACEBCDCCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEACDE

Cevaplarınız bDdCEBCDdCBeCDCaeDCaEEDCCCEDcEEDdbDdcbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ECADBECADBECCABDCAEBADEBE

Cevaplarınız aCdD deAc EdeAa CAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BCEBCDEBEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCECDADDEDACBA

Cevaplarınız B   CaEBE e A DD C          E         a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EBDADDCCEDDABDEDABEC

Cevaplarınız                  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT 2

249,478 66,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ZÜLEYHA KAPUCU 120 40 17 63 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(151670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 404 508 1329 151670 % 66,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 49 533 674 2127 226970

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDADACEBDECCBACDCDDDCCEEDCCCEDEEEDBDDEAC

Cevaplarınız CeA ACcdDae    Db DDeCdEDCCCEDcEEDBaDEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DBECADBECABAECCBEDCAEBADE

Cevaplarınız DBECADcaCA eECdBcaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BEBCEBCDECEBBEAEDDCCCBCCEAEDBCABDADDEDAC

Cevaplarınız  EB             D                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDEBDADBDCEDDACEEDAB

Cevaplarınız       D            c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Sorularla Ögelerin Bulunması 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Hz. Muhammed’in Örnekliği 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratların genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0

Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226970

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Metne Sözcük Yerleştirme C

1

%2,04

1

%2,04

33

%67,35

8

%16,33

5

%10,20

1

%2,04
 

Doğru (%67,35)

Yanlış (%30,61)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-8 Sözcükte Anlam D

1

%2,04

4

%8,16
 

38

%77,55

5

%10,20

1

%2,04
 

Doğru (%77,55)

Yanlış (%20,41)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Deyimler ve Atasözleri A

36

%73,47

6

%12,24

2

%4,08

1

%2,04
 

4

%8,16
 

Doğru (%73,47)

Yanlış (%18,37)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

6

%12,24

1

%2,04

1

%2,04

34

%69,39

2

%4,08

5

%10,20
 

Doğru (%69,39)

Yanlış (%20,41)

Boş (%10,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

42

%85,71

1

%2,04

1

%2,04

4

%8,16
 

1

%2,04
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%12,24)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C   

45

%91,84

1

%2,04

1

%2,04

2

%4,08
 

Doğru (%91,84)

Yanlış (%4,08)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

3

%6,12

1

%2,04

7

%14,29
 

36

%73,47

2

%4,08
 

Doğru (%73,47)

Yanlış (%22,45)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Virgül B

3

%6,12

22

%44,90

1

%2,04

21

%42,86

2

%4,08
  

Doğru (%44,90)

Yanlış (%55,10)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Noktalama İşaretleri - Karma D

8

%16,33

6

%12,24

1

%2,04

27

%55,10

1

%2,04

6

%12,24
 

Doğru (%55,10)

Yanlış (%32,65)

Boş (%12,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler E

15

%30,61
 

11

%22,45

3

%6,12

15

%30,61

5

%10,20
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%59,18)

Boş (%10,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Büyük Harflerin Yazılışı C

6

%12,24

1

%2,04

16

%32,65

5

%10,20

18

%36,73

3

%6,12
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%61,22)

Boş (%6,12)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226970

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Ad Soylu Sözcükler - Karma C

6

%12,24

12

%24,49

13

%26,53
 

3

%6,12

15

%30,61
 

Doğru (%26,53)

Yanlış (%42,86)

Boş (%30,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ekler ve Ek Çeşitleri B

6

%12,24

23

%46,94

5

%10,20
 

1

%2,04

14

%28,57
 

Doğru (%46,94)

Yanlış (%24,49)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Sorularla Ögelerin Bulunması A

16

%32,65

7

%14,29

2

%4,08

2

%4,08

6

%12,24

16

%32,65
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%34,69)

Boş (%32,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C

3

%6,12

1

%2,04

13

%26,53

1

%2,04

1

%2,04

30

%61,22
 

Doğru (%26,53)

Yanlış (%12,24)

Boş (%61,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D  

1

%2,04

1

%2,04

46

%93,88
 

1

%2,04
 

Doğru (%93,88)

Yanlış (%4,08)

Boş (%2,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Paragrafı İkiye Ayırma C

2

%4,08

6

%12,24

37

%75,51

4

%8,16
   

Doğru (%75,51)

Yanlış (%24,49)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Söz Öbeklerinde Anlam D

2

%4,08

5

%10,20

13

%26,53

21

%42,86

3

%6,12

5

%10,20
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%46,94)

Boş (%10,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafın Yorumlanması D  

9

%18,37
 

38

%77,55

2

%4,08
  

Doğru (%77,55)

Yanlış (%22,45)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D    

47

%95,92

2

%4,08
  

Doğru (%95,92)

Yanlış (%4,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%2,04
 

36

%73,47

4

%8,16

6

%12,24

2

%4,08
 

Doğru (%73,47)

Yanlış (%22,45)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafa Özgü Soru Kökü C

19

%38,78
 

19

%38,78

6

%12,24

1

%2,04

4

%8,16
 

Doğru (%38,78)

Yanlış (%53,06)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%4,08

1

%2,04

3

%6,12

7

%14,29

31

%63,27

5

%10,20
 

Doğru (%63,27)

Yanlış (%26,53)

Boş (%10,20)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226970

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

5

%10,20
  

1

%2,04

41

%83,67

2

%4,08
 

Doğru (%83,67)

Yanlış (%12,24)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

1

%2,04

5

%10,20
 

38

%77,55

1

%2,04

4

%8,16
 

Doğru (%77,55)

Yanlış (%14,29)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

10

%20,41
 

35

%71,43
 

1

%2,04

3

%6,12
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%22,45)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafa Özgü Soru Kökü C

1

%2,04

1

%2,04

43

%87,76

3

%6,12

1

%2,04
  

Doğru (%87,76)

Yanlış (%12,24)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

1

%2,04

8

%16,33

33

%67,35

1

%2,04
 

6

%12,24
 

Doğru (%67,35)

Yanlış (%20,41)

Boş (%12,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E  

1

%2,04
  

46

%93,88

2

%4,08
 

Doğru (%93,88)

Yanlış (%2,04)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafa Özgü Soru Kökü D  

4

%8,16

4

%8,16

36

%73,47

2

%4,08

3

%6,12
 

Doğru (%73,47)

Yanlış (%20,41)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

1

%2,04

3

%6,12

15

%30,61

2

%4,08

26

%53,06

2

%4,08
 

Doğru (%53,06)

Yanlış (%42,86)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%2,04
 

8

%16,33
 

38

%77,55

2

%4,08
 

Doğru (%77,55)

Yanlış (%18,37)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

4

%8,16
  

1

%2,04

41

%83,67

3

%6,12
 

Doğru (%83,67)

Yanlış (%10,20)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

3

%6,12
  

43

%87,76
 

3

%6,12
 

Doğru (%87,76)

Yanlış (%6,12)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B  

37

%75,51
 

5

%10,20

2

%4,08

5

%10,20
 

Doğru (%75,51)

Yanlış (%14,29)

Boş (%10,20)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226970

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%2,04

7

%14,29

2

%4,08

30

%61,22
 

9

%18,37
 

Doğru (%61,22)

Yanlış (%20,41)

Boş (%18,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%2,04

2

%4,08

3

%6,12

35

%71,43
 

8

%16,33
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%12,24)

Boş (%16,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E   

3

%6,12

4

%8,16

35

%71,43

7

%14,29
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%14,29)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

24

%48,98

8

%16,33

6

%12,24
  

11

%22,45
 

Doğru (%48,98)

Yanlış (%28,57)

Boş (%22,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

4

%8,16

2

%4,08

26

%53,06

2

%4,08
 

15

%30,61
 

Doğru (%53,06)

Yanlış (%16,33)

Boş (%30,61)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder. 

D
5

%10,20
 

3

%6,12

28

%57,14

8

%16,33

5

%10,20
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%32,65)

Boş (%10,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle
İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında
ve toplumsal hayatta meydana getirdiği
değişimleri analiz eder.

B
1

%2,04

19

%38,78

6

%12,24

5

%10,20

4

%8,16

14

%28,57
 

Doğru (%38,78)

Yanlış (%32,65)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak
Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında
meydana gelen değişimleri analiz eder.

E
6

%12,24
 

5

%10,20
 

29

%59,18

9

%18,37
 

Doğru (%59,18)

Yanlış (%22,45)

Boş (%18,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı
Devleti ve Batılı devletler açısından
değerlendirir.

C
1

%2,04
 

40

%81,63

1

%2,04
 

7

%14,29
 

Doğru (%81,63)

Yanlış (%4,08)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları
ve gelişmeleri kavrar. A

30

%61,22
 

2

%4,08

10

%20,41

1

%2,04

6

%12,24
 

Doğru (%61,22)

Yanlış (%26,53)

Boş (%12,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini
açıklar. D

2

%4,08

1

%2,04

8

%16,33

33

%67,35

1

%2,04

4

%8,16
 

Doğru (%67,35)

Yanlış (%24,49)

Boş (%8,16)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226970

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur. B

4

%8,16

9

%18,37

2

%4,08

3

%6,12

4

%8,16

27

%55,10
 

Doğru (%18,37)

Yanlış (%26,53)

Boş (%55,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre
ayırt eder. E

12

%24,49

2

%4,08

2

%4,08

11

%22,45

17

%34,69

5

%10,20
 

Doğru (%34,69)

Yanlış (%55,10)

Boş (%10,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri
ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
açısından değerlendirir.

C
5

%10,20

10

%20,41

9

%18,37

1

%2,04

3

%6,12

21

%42,86
 

Doğru (%18,37)

Yanlış (%38,78)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. A

35

%71,43

2

%4,08
 

1

%2,04
 

11

%22,45
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%6,12)

Boş (%22,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Bilgi Felsefesi B

5

%10,20

27

%55,10

4

%8,16

1

%2,04

1

%2,04

11

%22,45
 

Doğru (%55,10)

Yanlış (%22,45)

Boş (%22,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Siyaset Felsefesi A

36

%73,47
  

1

%2,04

5

%10,20

7

%14,29
 

Doğru (%73,47)

Yanlış (%12,24)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü E

1

%2,04
   

46

%93,88

2

%4,08
 

Doğru (%93,88)

Yanlış (%2,04)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları C

3

%6,12

1

%2,04

27

%55,10

7

%14,29

1

%2,04

10

%20,41
 

Doğru (%55,10)

Yanlış (%24,49)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bilim Felsefesi C

1

%2,04
 

24

%48,98

8

%16,33

5

%10,20

11

%22,45
 

Doğru (%48,98)

Yanlış (%28,57)

Boş (%22,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Hz. Muhammed’in Örnekliği B  

41

%83,67

3

%6,12
 

1

%2,04

4

%8,16
 

Doğru (%83,67)

Yanlış (%8,16)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Bilgi ve İnanç E   

6

%12,24

1

%2,04

39

%79,59

3

%6,12
 

Doğru (%79,59)

Yanlış (%14,29)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı
tanır. D

6

%12,24

2

%4,08

2

%4,08

10

%20,41
 

29

%59,18
 

Doğru (%20,41)

Yanlış (%20,41)

Boş (%59,18)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226970

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Allah İnsan İlişkisi C

1

%2,04

2

%4,08

41

%83,67

1

%2,04
 

4

%8,16
 

Doğru (%83,67)

Yanlış (%8,16)

Boş (%8,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Gençlik ve Değerler A

25

%51,02

1

%2,04
 

3

%6,12
 

20

%40,82
 

Doğru (%51,02)

Yanlış (%8,16)

Boş (%40,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri E      

49

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Sanat Felsefesi B      

49

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Din Felsefesi A      

49

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri D      

49

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E      

49

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar B  

36

%75,00
 

2

%4,17
 

10

%20,83
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%4,17)

Boş (%20,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Ondalık Sayılar E  

1

%2,08
  

35

%72,92

12

%25,00
 

Doğru (%72,92)

Yanlış (%2,08)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler B

2

%4,17

27

%56,25

1

%2,08

1

%2,08
 

17

%35,42
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%8,33)

Boş (%35,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler C   

7

%14,58

1

%2,08

4

%8,33

36

%75,00
 

Doğru (%14,58)

Yanlış (%10,42)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226970

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Dört İşlem Yeteneği E

3

%6,25
  

2

%4,17

3

%6,25

40

%83,33
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%10,42)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B  

22

%45,83
   

26

%54,17
 

Doğru (%45,83)

Yanlış (%0,00)

Boş (%54,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar C

3

%6,25

3

%6,25

30

%62,50
 

4

%8,33

8

%16,67
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%20,83)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 MUTLAK DEĞER D

8

%16,67

2

%4,17

1

%2,08

13

%27,08

1

%2,08

23

%47,92
 

Doğru (%27,08)

Yanlış (%25,00)

Boş (%47,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler E  

5

%10,42

5

%10,42
 

25

%52,08

13

%27,08
 

Doğru (%52,08)

Yanlış (%20,83)

Boş (%27,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C

1

%2,08
 

5

%10,42

10

%20,83
 

32

%66,67
 

Doğru (%10,42)

Yanlış (%22,92)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 MANTIK E

1

%2,08

1

%2,08

1

%2,08
 

24

%50,00

21

%43,75
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%6,25)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri B  

3

%6,25
   

45

%93,75
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%0,00)

Boş (%93,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sayı Basamakları B  

22

%45,83
  

2

%4,17

24

%50,00
 

Doğru (%45,83)

Yanlış (%4,17)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bölme Kuralları E     

13

%27,08

35

%72,92
 

Doğru (%27,08)

Yanlış (%0,00)

Boş (%72,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar A

35

%72,92

3

%6,25
 

1

%2,08
 

9

%18,75
 

Doğru (%72,92)

Yanlış (%8,33)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E

2

%4,17

4

%8,33

3

%6,25

2

%4,17

4

%8,33

33

%68,75
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%22,92)

Boş (%68,75)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226970

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri D  

1

%2,08

2

%4,17

23

%47,92

1

%2,08

21

%43,75
 

Doğru (%47,92)

Yanlış (%8,33)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D

1

%2,08
  

15

%31,25
 

32

%66,67
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%2,08)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

1

%2,08
 

8

%16,67

2

%4,17
 

37

%77,08
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%6,25)

Boş (%77,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yaş Problemleri C   

33

%68,75
  

15

%31,25
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%0,00)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Rutin Olmayan Problemler C  

7

%14,58

14

%29,17
  

27

%56,25
 

Doğru (%29,17)

Yanlış (%14,58)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Rutin Olmayan Problemler B

2

%4,17

8

%16,67
   

38

%79,17
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%4,17)

Boş (%79,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Grafik Problemleri C  

2

%4,17

2

%4,17
 

2

%4,17

42

%87,50
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%8,33)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Kesir Problemleri C  

2

%4,17

8

%16,67
  

38

%79,17
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%4,17)

Boş (%79,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri E   

1

%2,08
  

47

%97,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,08)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

2

%4,17
 

1

%2,08

1

%2,08
 

44

%91,67
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%4,17)

Boş (%91,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Oran ve Orantı E    

1

%2,08

2

%4,17

45

%93,75
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%2,08)

Boş (%93,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Rutin Olmayan Problemler D  

3

%6,25
 

7

%14,58

2

%4,17

36

%75,00
 

Doğru (%14,58)

Yanlış (%10,42)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226970

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sayma Yöntemleri B      

48

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C   

2

%4,17
 

1

%2,08

45

%93,75
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%2,08)

Boş (%93,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar A

4

%8,33
 

1

%2,08

1

%2,08
 

42

%87,50
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%4,17)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Üçgende Açılar B

2

%4,17

1

%2,08

4

%8,33
 

3

%6,25

38

%79,17
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%18,75)

Boş (%79,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerin Benzerliği D    

2

%4,17
 

46

%95,83
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgende Alan A

2

%4,17
    

46

%95,83
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Kare D    

1

%2,08

1

%2,08

46

%95,83
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%2,08)

Boş (%95,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Dikdörtgen D      

48

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Yamuk E   

1

%2,08
  

47

%97,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,08)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çokgenler D

1

%2,08
  

2

%4,17
 

45

%93,75
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%2,08)

Boş (%93,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar A

1

%2,08
    

47

%97,92
 

Doğru (%2,08)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar C   

2

%4,17
  

46

%95,83
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,83)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226970

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması C

7

%16,67

1

%2,38

6

%14,29

7

%16,67
 

21

%50,00
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%35,71)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

D
2

%4,76

1

%2,38

1

%2,38

3

%7,14

2

%4,76

33

%78,57
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi
potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel
enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz
eder.

E  
1

%2,38

7

%16,67
 

17

%40,48

17

%40,48
 

Doğru (%40,48)

Yanlış (%19,05)

Boş (%40,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen
değişkenleri analiz eder. B  

24

%57,14
 

2

%4,76
 

16

%38,10
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%4,76)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve
hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. D   

2

%4,76

16

%38,10

2

%4,76

22

%52,38
 

Doğru (%38,10)

Yanlış (%9,52)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir. A

1

%2,38

2

%4,76
 

4

%9,52

1

%2,38

34

%80,95
 

Doğru (%2,38)

Yanlış (%16,67)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları
örneklerle açıklar. D   

1

%2,38

27

%64,29

6

%14,29

8

%19,05
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%16,67)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları B

6

%14,29

19

%45,24

3

%7,14

2

%4,76
 

12

%28,57
 

Doğru (%45,24)

Yanlış (%26,19)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Periyodik Özellikler D

4

%9,52
 

1

%2,38

3

%7,14

1

%2,38

33

%78,57
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ C  

2

%4,76

9

%21,43
  

31

%73,81
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%4,76)

Boş (%73,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Sıvılar E  

1

%2,38

1

%2,38
 

1

%2,38

39

%92,86
 

Doğru (%2,38)

Yanlış (%4,76)

Boş (%92,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Çözeltilerde Derişim D

1

%2,38
 

1

%2,38
 

1

%2,38

39

%92,86
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%7,14)

Boş (%92,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE BİLGİ SARMAL TG TYT 2

Okul İlçe İl Genel

533 674 2127 226970

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler D      

42

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asitler ve Bazlar A    

1

%2,38
 

41

%97,62
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,38)

Boş (%97,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Karbohidratların genel özelliklerini ve
çeşitlerini bilir. C

3

%7,14

1

%2,38

3

%7,14

3

%7,14

1

%2,38

31

%73,81
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%19,05)

Boş (%73,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Lizozomu ve görevlerini bilir. E  

1

%2,38

1

%2,38
 

1

%2,38

39

%92,86
 

Doğru (%2,38)

Yanlış (%4,76)

Boş (%92,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Arkeleri tanır ve genel özelliklerini açıklar. E

1

%2,38

2

%4,76

1

%2,38
 

5

%11,90

33

%78,57
 

Doğru (%11,90)

Yanlış (%9,52)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede
gerçekleşen olayları bilir. D  

1

%2,38
 

2

%4,76
 

39

%92,86
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%2,38)

Boş (%92,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. A

3

%7,14

2

%4,76

2

%4,76

1

%2,38

1

%2,38

33

%78,57
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. B

3

%7,14

25

%59,52

1

%2,38
  

13

%30,95
 

Doğru (%59,52)

Yanlış (%9,52)

Boş (%30,95)
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