
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

1 0 İDİL YEGÜL 12E 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 27 1 26,75 7 1 6,75 2 1 1,75 5 1 4,75 1 1 0,75 90 17 85,75 397,077 87

2 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 30 9 27,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 22 3 21,25 6 0 6,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 78 13 74,75 364,431 193

3 0 NACİYE YÜKSEL 12E 32 5 30,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 18 2 17,50 7 0 7,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 77 14 73,50 361,182 207

4 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 34 5 32,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 1 18,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 77 14 73,50 361,104 208

5 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 30 7 28,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 20 2 19,50 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 74 12 71,00 352,748 243

6 0 ADA YALÇIN 12E 31 6 29,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 24 1 23,75 2 0 2,00 1 0 1,00 72 10 69,50 348,135 264

7 0 ELA NAZ DEMİR 12E 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 16 1 15,75 6 0 6,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 67 19 62,25 327,033 361

8 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 14 5 12,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 66 17 61,75 325,514 373

9 0 CEYLİN ÇETİN 12E 33 5 31,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 18 3 17,25 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 66 19 61,25 323,652 382

10 0 SİNEM SUCU 12E 25 13 21,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 16 1 15,75 6 0 6,00 4 2 3,50 3 1 2,75 2 2 1,50 67 26 60,50 323,396 383

11 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 32 5 30,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 12 2 11,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 64 13 60,75 323,028 385

12 0 GÜLÜMSER K 12E 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 16 4 15,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 65 22 59,50 318,904 404

13 0 UMUT EGE ERBİL 12E 31 7 29,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 14 7 12,25 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 63 21 57,75 314,528 427

14 0 SÜEDA COŞAN 12E 29 9 26,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 15 1 14,75 3 0 3,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 63 21 57,75 313,638 432

15 0 ECEM ARSLAN 12E 32 7 30,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 16 3 15,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 63 23 57,25 311,962 441

16 0 DOĞA AYAR 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 2 11,50 5 0 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 62 24 56,00 308,932 460

17 0 AZRA GÜNAL 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 12 3 11,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 60 19 55,25 306,118 482

18 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 9 4 8,00 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 60 20 55,00 305,510 486

19 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 27 12 24,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 15 6 13,50 6 0 6,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 62 29 54,75 305,361 488

20 0 ŞEVVAL GÜZEL 12E 28 8 26,00 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 14 1 13,75 2 1 1,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 58 14 54,50 304,827 491

21 0 ELA YILDIZ 12E 26 13 22,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 16 3 15,25 4 1 3,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 59 31 51,25 294,437 554

22 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 30 7 28,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 7 3 6,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 53 16 49,00 288,768 595

23 0 BEYZA ORTA 12E 28 9 25,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 14 3 13,25 3 0 3,00 54 19 49,25 288,668 597

24 0 ÖZLEM AYTEKİN 12E 25 8 23,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 15 0 15,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 53 15 49,25 288,651 598

25 0 ELİF AYDIN 12E 28 11 25,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 14 3 13,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 54 21 48,75 287,300 609

26 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 29 9 26,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 5 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 54 23 48,25 286,829 612

27 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 27 12 24,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 9 6 7,50 7 2 6,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 57 34 48,50 286,646 614

28 0 KEMAL HORUZ 12E 28 8 26,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 10 7 8,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 54 22 48,50 286,582 616

29 0 ÖZGE PAZAN 12E 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 8 2 7,50 0 1 -0,25 53 18 48,50 286,391 621
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

30 0 ZEYNEP AYDIN 12E 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 0 4,00 10 4 9,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 53 23 47,25 282,633 641

31 0 SERRA ÖZMEN 12E 24 12 21,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 12 1 11,75 5 0 5,00 51 16 47,00 282,189 644

32 0 CEYLİN KIZIL 12E 24 8 22,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 12 4 11,00 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 50 16 46,00 279,402 662

33 0 EKİN ERİŞ 12E 31 9 28,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 8 1 7,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 51 20 46,00 279,076 665

34 0 ÇEYLİN BİLGİN 12E 27 9 24,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 11 3 10,25 2 0 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 50 21 44,75 275,737 685

35 0 BELEN SARI 12E 28 10 25,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 11 3 10,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 50 22 44,50 275,004 693

36 0 EGE YAYMACI 12E 29 9 26,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 7 5 5,75 1 0 1,00 2 2 1,50 50 23 44,25 274,380 702

37 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 23 16 19,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 16 2 15,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 52 31 44,25 273,972 707

38 0 BEGÜM KIRTOK 12E 29 10 26,50 3 1 2,75 1 3 0,25 12 3 11,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 50 23 44,25 273,924 708

39 0 İLAYDA YAKŞE 12E 27 9 24,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 49 22 43,50 272,259 725

40 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 26 13 22,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 12 2 11,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 50 28 43,00 270,346 734

41 0 ECRİN KABASAKAL 12E 24 13 20,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 13 4 12,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 50 30 42,50 269,173 743

42 0 DİLVİN AVCAN 12E 29 9 26,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 1 0 1,00 8 2 7,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 19 42,25 267,972 755

43 0 SUDE DÜZGÜN 12E 23 16 19,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 13 2 12,50 2 0 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 48 27 41,25 265,860 778

44 0 ELİF SU ÖZALP 12E 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 46 20 41,00 264,766 789

45 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 27 7 25,25 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 11 40,25 262,551 801

46 0 ZEHRA İKAN 12E 27 10 24,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 7 2 6,50 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 47 29 39,75 260,574 818

47 0 ELA SEVER 12E 25 14 21,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 10 3 9,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 45 26 38,50 257,773 846

48 0 ARDA KULA 12E 14 7 12,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 11 6 9,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 42 20 37,00 253,849 885

49 0 ELANAZ E T*MEZ 12E 24 15 20,25 2 3 1,25 3 0 3,00 2 1 1,75 1 2 0,50 12 5 10,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 45 31 37,25 253,592 887

50 0 NAZ METİN 12E 27 11 24,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 20 37,00 253,015 889

51 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 25 13 21,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 5 6 3,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 43 30 35,50 248,650 914

52 0 EYLÜL TEZER 12E 28 8 26,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 24 35,00 246,786 929

53 0 ORHAN BAYKAL 12E 17 22 11,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 7 1 6,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 43 36 34,00 244,245 953

54 0 BEYZA ÖZCAN 12E 25 10 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 39 22 33,50 242,675 966

55 0 SUDENAZ YALI 12E 25 9 22,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 14 33,50 242,621 969

56 0 NAZ OKKA 12E 24 12 21,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 23 33,25 242,058 972

57 0 SİMA YILDIZ 12E 22 18 17,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 5 3,75 40 27 33,25 242,054 973

58 0 ASLI OSMANBEY 12E 24 15 20,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 6 1,50 1 1 0,75 40 29 32,75 240,692 988
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

59 0 ŞURA ARSLAN 12E 20 16 16,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 0 2,00 38 23 32,25 239,166 1006

60 0 HİRANUR YAZICI 12E 23 13 19,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 4 2 3,50 37 20 32,00 238,323 1013

61 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 21 16 17,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 7 3 6,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 34 31,50 236,828 1026

62 0 DERİN YETİŞEN 12E 25 11 22,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 36 20 31,00 235,366 1039

63 0 ZEHRA UYSAL 12E 23 15 19,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 25 30,75 234,713 1042

64 0 ALPEREN SARP 12E 18 18 13,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 7 0 7,00 36 25 29,75 231,852 1060

65 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 19 15 15,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 36 28 29,00 229,879 1078

66 0 DİLAY YÜKSEL 12E 21 15 17,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 5 4 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 36 30 28,50 227,892 1092

67 0 SUDE KELEŞ 12E 20 18 15,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 4 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 37 36 28,00 227,653 1095

68 0 ADA ÖLMEZ 12E 17 14 13,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 11 3 10,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 36 34 27,50 225,155 1111

69 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 20 19 15,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 7 13 3,75 1 0 1,00 37 43 26,25 221,550 1140

70 0 EMİR BOZTOPRAK 12E 20 14 16,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 34 34 25,50 219,440 1156

71 0 CEMRE EKER 12E 22 11 19,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 16 25,00 217,682 1169

72 0 BEYZA ÇETİN 12E 14 20 9,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 12 12 9,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 44 24,00 215,010 1190

73 0 ASYA SU YAVUZ 12E 21 17 16,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 25 23,75 214,366 1193

74 0 İLAYDA KOÇ 12E 18 16 14,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 31 30 23,50 213,821 1198

75 0 İREM YALÇIN 12E 21 12 18,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 26 23,50 213,288 1201

76 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 16 20 11,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 6 2 5,50 1 1 0,75 1 1 0,75 31 31 23,25 213,001 1202

77 0 ARDA BİLİR 12E 20 14 16,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 23 23,25 212,919 1203

78 0 MELİSA POLAT 12E 21 8 19,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 26 12 23,00 211,938 1215

79 0 AYLİN ÖNİZ 12E 20 16 16,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 7 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 33 22,75 211,300 1217

80 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 16 20 11,00 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 30 20,50 205,173 1252

81 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 15 11 12,25 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 4 3 3,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 19 20,25 203,917 1257

82 0 YİĞİT MERCAN 12E 16 16 12,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 26 19,50 202,189 1264

83 0 EZGİ KARACA 12E 17 20 12,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 5 3 4,25 27 30 19,50 201,824 1268

84 0 ECRİN YILDIZ 12E 16 21 10,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 6 0,50 28 35 19,25 201,168 1273

85 0 NİSANUR TUTAR 12E 18 18 13,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 27 31 19,25 201,028 1274

86 0 ECE CİHANKAYA 12E 19 16 15,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 28 37 18,75 199,198 1284

87 0 SUDENAZ SARI 12E 11 21 5,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 24 35 15,25 190,099 1325
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

88 0 SILA AKSOY 12E 10 12 7,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 21 26 14,50 187,466 1333

89 0 FATMA ESER 12E 12 24 6,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 24 38 14,50 187,339 1334

90 0 RECEP ÖZKAN 12E 13 16 9,00 4 0 4,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 19 14,25 186,486 1336

91 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 16 20 11,00 2 1 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 21 30 13,50 184,280 1344

92 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 16 23 10,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 24 44 13,00 183,244 1349

93 0 HALİME KAYA 12E 9 21 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 4 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 20 40 10,00 173,911 1381

94 0 NEZİMEMYARDAKÇI 12E 0 0 0,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 11,9 19,38 9,0 5,4 7,69 14,8 4,1 13,77 4,8 4,9 3,60 51,0 26,2 44,44 271,350

Okul Ortalaması 23,6 11,4 20,77 9,7 5,3 8,32 14,6 3,4 13,74 4,9 4,9 3,71 52,8 25,0 46,54 279,870

KATILIMLAR

1 0 İDİL YEGÜL 12E 32 8 30,00 16 4 15,00 34 2 33,50 8 3 7,25 90 17 85,75 397,077 1 21 84 84 87

2 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 30 9 27,75 15 1 14,75 28 3 27,25 5 0 5,00 78 13 74,75 364,431 2 50 180 182 193

3 0 NACİYE YÜKSEL 12E 32 5 30,75 12 4 11,00 25 2 24,50 8 3 7,25 77 14 73,50 361,182 3 57 192 194 207

4 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 34 5 32,75 13 4 12,00 22 1 21,75 8 4 7,00 77 14 73,50 361,104 4 58 193 195 208

5 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 30 7 28,25 17 2 16,50 25 2 24,50 2 1 1,75 74 12 71,00 352,748 5 69 222 224 243

6 0 ADA YALÇIN 12E 31 6 29,50 14 3 13,25 26 1 25,75 1 0 1,00 72 10 69,50 348,135 6 77 242 244 264

7 0 ELA NAZ DEMİR 12E 32 8 30,00 10 5 8,75 22 1 21,75 3 5 1,75 67 19 62,25 327,033 7 104 320 322 361

8 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 33 7 31,25 16 2 15,50 15 5 13,75 2 3 1,25 66 17 61,75 325,514 8 110 329 331 373

9 0 CEYLİN ÇETİN 12E 33 5 31,75 12 6 10,50 20 3 19,25 1 5 -0,25 66 19 61,25 323,652 9 112 337 339 382

10 0 SİNEM SUCU 12E 25 13 21,75 11 7 9,25 22 1 21,75 9 5 7,75 67 26 60,50 323,396 10 113 338 340 383

11 0 İPEK NADİDE ACAR 12E 32 5 30,75 15 3 14,25 13 2 12,50 4 3 3,25 64 13 60,75 323,028 11 114 340 342 385

12 0 GÜLÜMSER K 12E 34 6 32,50 12 8 10,00 17 6 15,50 2 2 1,50 65 22 59,50 318,904 12 117 356 358 404

13 0 UMUT EGE ERBİL 12E 31 7 29,25 13 5 11,75 14 7 12,25 5 2 4,50 63 21 57,75 314,528 13 121 375 377 427

14 0 SÜEDA COŞAN 12E 29 9 26,75 14 4 13,00 18 1 17,75 2 7 0,25 63 21 57,75 313,638 14 122 380 382 432

15 0 ECEM ARSLAN 12E 32 7 30,25 11 7 9,25 19 4 18,00 1 5 -0,25 63 23 57,25 311,962 15 124 388 390 441

16 0 DOĞA AYAR 12E 28 12 25,00 14 6 12,50 17 2 16,50 3 4 2,00 62 24 56,00 308,932 16 129 402 404 460

17 0 AZRA GÜNAL 12E 35 5 33,75 12 7 10,25 12 3 11,25 1 4 0,00 60 19 55,25 306,118 17 135 421 423 482

18 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 33 7 31,25 14 6 12,50 12 4 11,00 1 3 0,25 60 20 55,00 305,510 18 138 425 427 486

19 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 27 12 24,00 11 9 8,75 21 6 19,50 3 2 2,50 62 29 54,75 305,361 19 139 427 429 488

20 0 ŞEVVAL GÜZEL 12E 28 8 26,00 10 2 9,50 16 2 15,50 4 2 3,50 58 14 54,50 304,827 20 140 429 431 491

21 0 ELA YILDIZ 12E 26 13 22,75 12 7 10,25 20 4 19,00 1 7 -0,75 59 31 51,25 294,437 21 157 478 480 554

22 0 UMUT EREN ÖZERDEN 12E 30 7 28,25 12 5 10,75 7 3 6,25 4 1 3,75 53 16 49,00 288,768 22 168 505 507 595

23 0 BEYZA ORTA 12E 28 9 25,75 9 7 7,25 17 3 16,25 54 19 49,25 288,668 23 169 506 508 597

24 0 ÖZLEM AYTEKİN 12E 25 8 23,00 12 2 11,50 16 3 15,25 0 2 -0,50 53 15 49,25 288,651 24 170 507 509 598

25 0 ELİF AYDIN 12E 28 11 25,25 11 4 10,00 14 3 13,25 1 3 0,25 54 21 48,75 287,300 25 175 515 517 609

26 0 HAYRUNİSA TEKİN 12E 29 9 26,75 17 3 16,25 2 5 0,75 6 6 4,50 54 23 48,25 286,829 26 176 517 519 612

27 0 RAUF KASIMOĞLU 12E 27 12 24,00 12 8 10,00 16 8 14,00 2 6 0,50 57 34 48,50 286,646 27 177 518 520 614

28 0 KEMAL HORUZ 12E 28 8 26,00 13 3 12,25 12 8 10,00 1 3 0,25 54 22 48,50 286,582 28 179 520 522 616

29 0 ÖZGE PAZAN 12E 32 8 30,00 13 7 11,25 8 2 7,50 0 1 -0,25 53 18 48,50 286,391 29 181 523 525 621

30 0 ZEYNEP AYDIN 12E 31 9 28,75 12 7 10,25 10 4 9,00 0 3 -0,75 53 23 47,25 282,633 30 186 537 539 641

31 0 SERRA ÖZMEN 12E 24 12 21,00 10 3 9,25 17 1 16,75 51 16 47,00 282,189 31 187 540 542 644

32 0 CEYLİN KIZIL 12E 24 8 22,00 9 3 8,25 16 4 15,00 1 1 0,75 50 16 46,00 279,402 32 191 553 555 662

33 0 EKİN ERİŞ 12E 31 9 28,75 11 7 9,25 9 3 8,25 0 1 -0,25 51 20 46,00 279,076 33 193 555 557 665

34 0 ÇEYLİN BİLGİN 12E 27 9 24,75 8 5 6,75 13 3 12,25 2 4 1,00 50 21 44,75 275,737 34 201 570 572 685

35 0 BELEN SARI 12E 28 10 25,50 9 5 7,75 11 3 10,25 2 4 1,00 50 22 44,50 275,004 35 204 575 577 693

36 0 EGE YAYMACI 12E 29 9 26,75 11 7 9,25 8 5 6,75 2 2 1,50 50 23 44,25 274,380 36 207 582 584 702

37 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 23 16 19,00 12 5 10,75 16 2 15,50 1 8 -1,00 52 31 44,25 273,972 37 208 586 588 707

38 0 BEGÜM KIRTOK 12E 29 10 26,50 4 4 3,00 16 4 15,00 1 5 -0,25 50 23 44,25 273,924 38 209 587 589 708

39 0 İLAYDA YAKŞE 12E 27 9 24,75 10 9 7,75 10 3 9,25 2 1 1,75 49 22 43,50 272,259 39 215 599 601 725

40 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12E 26 13 22,75 11 7 9,25 12 2 11,50 1 6 -0,50 50 28 43,00 270,346 40 217 604 606 734

41 0 ECRİN KABASAKAL 12E 24 13 20,75 9 7 7,25 15 5 13,75 2 5 0,75 50 30 42,50 269,173 41 219 611 613 743

42 0 DİLVİN AVCAN 12E 29 9 26,75 10 3 9,25 8 3 7,25 0 4 -1,00 47 19 42,25 267,972 42 221 618 620 755

43 0 SUDE DÜZGÜN 12E 23 16 19,00 7 6 5,50 15 2 14,50 3 3 2,25 48 27 41,25 265,860 43 225 632 634 778

44 0 ELİF SU ÖZALP 12E 29 10 26,50 15 3 14,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 46 20 41,00 264,766 44 228 638 640 789

45 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 27 7 25,25 11 2 10,50 4 1 3,75 1 1 0,75 43 11 40,25 262,551 45 230 645 647 801

46 0 ZEHRA İKAN 12E 27 10 24,50 10 7 8,25 9 2 8,50 1 10 -1,50 47 29 39,75 260,574 46 234 659 661 818

47 0 ELA SEVER 12E 25 14 21,50 7 6 5,50 10 3 9,25 3 3 2,25 45 26 38,50 257,773 47 243 679 681 846

48 0 ARDA KULA 12E 14 7 12,25 8 0 8,00 15 7 13,25 5 6 3,50 42 20 37,00 253,849 48 255 703 705 885
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 11,9 19,38 9,0 5,4 7,69 14,8 4,1 13,77 4,8 4,9 3,60 51,0 26,2 44,44 271,350

Okul Ortalaması 23,6 11,4 20,77 9,7 5,3 8,32 14,6 3,4 13,74 4,9 4,9 3,71 52,8 25,0 46,54 279,870

KATILIMLAR

49 0 ELANAZ E T*MEZ 12E 24 15 20,25 8 6 6,50 12 5 10,75 1 5 -0,25 45 31 37,25 253,592 49 256 704 706 887

50 0 NAZ METİN 12E 27 11 24,25 8 6 6,50 6 2 5,50 1 1 0,75 42 20 37,00 253,015 50 257 706 708 889

51 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 25 13 21,75 11 5 9,75 5 6 3,50 2 6 0,50 43 30 35,50 248,650 51 263 716 718 914

52 0 EYLÜL TEZER 12E 28 8 26,00 7 7 5,25 6 6 4,50 0 3 -0,75 41 24 35,00 246,786 52 268 725 727 929

53 0 ORHAN BAYKAL 12E 17 22 11,50 14 6 12,50 11 2 10,50 1 6 -0,50 43 36 34,00 244,245 53 274 743 745 953

54 0 BEYZA ÖZCAN 12E 25 10 22,50 11 5 9,75 3 7 1,25 39 22 33,50 242,675 54 283 754 756 966

55 0 SUDENAZ YALI 12E 25 9 22,75 11 3 10,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 14 33,50 242,621 55 285 756 758 969

56 0 NAZ OKKA 12E 24 12 21,00 9 5 7,75 5 4 4,00 1 2 0,50 39 23 33,25 242,058 56 286 758 760 972

57 0 SİMA YILDIZ 12E 22 18 17,50 13 4 12,00 5 5 3,75 40 27 33,25 242,054 57 287 759 761 973

58 0 ASLI OSMANBEY 12E 24 15 20,25 12 7 10,25 3 6 1,50 1 1 0,75 40 29 32,75 240,692 58 291 769 771 988

59 0 ŞURA ARSLAN 12E 20 16 16,00 14 4 13,00 4 3 3,25 38 23 32,25 239,166 59 296 781 783 1006

60 0 HİRANUR YAZICI 12E 23 13 19,75 10 5 8,75 4 2 3,50 37 20 32,00 238,323 60 298 784 786 1013

61 0 ELİF EYLÜL YILMAZ 12E 21 16 17,00 9 9 6,75 9 4 8,00 1 5 -0,25 40 34 31,50 236,828 61 305 794 796 1026

62 0 DERİN YETİŞEN 12E 25 11 22,25 11 5 9,75 0 4 -1,00 36 20 31,00 235,366 62 310 802 804 1039

63 0 ZEHRA UYSAL 12E 23 15 19,25 9 7 7,25 4 0 4,00 1 3 0,25 37 25 30,75 234,713 63 311 804 806 1042

64 0 ALPEREN SARP 12E 18 18 13,50 11 7 9,25 7 0 7,00 36 25 29,75 231,852 64 315 814 816 1060

65 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 19 15 15,25 13 5 11,75 1 0 1,00 3 8 1,00 36 28 29,00 229,879 65 317 823 825 1078

66 0 DİLAY YÜKSEL 12E 21 15 17,25 9 5 7,75 6 6 4,50 0 4 -1,00 36 30 28,50 227,892 66 319 830 832 1092

67 0 SUDE KELEŞ 12E 20 18 15,50 7 8 5,00 4 4 3,00 6 6 4,50 37 36 28,00 227,653 67 321 832 834 1095

68 0 ADA ÖLMEZ 12E 17 14 13,50 6 8 4,00 11 3 10,25 2 9 -0,25 36 34 27,50 225,155 68 332 845 847 1111

69 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 20 19 15,25 9 11 6,25 8 13 4,75 37 43 26,25 221,550 69 340 866 868 1140

70 0 EMİR BOZTOPRAK 12E 20 14 16,50 8 9 5,75 4 5 2,75 2 6 0,50 34 34 25,50 219,440 70 347 876 878 1156

71 0 CEMRE EKER 12E 22 11 19,25 4 2 3,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 29 16 25,00 217,682 71 350 884 886 1169

72 0 BEYZA ÇETİN 12E 14 20 9,00 8 10 5,50 13 13 9,75 0 1 -0,25 35 44 24,00 215,010 72 356 896 898 1190

73 0 ASYA SU YAVUZ 12E 21 17 16,75 7 7 5,25 1 0 1,00 1 1 0,75 30 25 23,75 214,366 73 357 899 901 1193

74 0 İLAYDA KOÇ 12E 18 16 14,00 10 9 7,75 1 2 0,50 2 3 1,25 31 30 23,50 213,821 74 358 902 904 1198

75 0 İREM YALÇIN 12E 21 12 18,00 8 8 6,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 30 26 23,50 213,288 75 359 903 905 1201

76 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 16 20 11,00 7 7 5,25 7 3 6,25 1 1 0,75 31 31 23,25 213,001 76 360 904 906 1202

77 0 ARDA BİLİR 12E 20 14 16,50 8 7 6,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 29 23 23,25 212,919 77 361 905 907 1203

78 0 MELİSA POLAT 12E 21 8 19,00 3 1 2,75 2 3 1,25 26 12 23,00 211,938 78 363 910 912 1215

79 0 AYLİN ÖNİZ 12E 20 16 16,00 8 6 6,50 2 7 0,25 1 4 0,00 31 33 22,75 211,300 79 364 912 914 1217

80 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 16 20 11,00 7 9 4,75 3 0 3,00 2 1 1,75 28 30 20,50 205,173 80 368 927 929 1252

81 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 15 11 12,25 5 2 4,50 5 4 4,00 0 2 -0,50 25 19 20,25 203,917 81 370 929 931 1257

82 0 YİĞİT MERCAN 12E 16 16 12,00 8 8 6,00 2 2 1,50 26 26 19,50 202,189 82 373 934 936 1264

83 0 EZGİ KARACA 12E 17 20 12,00 5 7 3,25 5 3 4,25 27 30 19,50 201,824 83 374 937 939 1268

84 0 ECRİN YILDIZ 12E 16 21 10,75 10 8 8,00 2 6 0,50 28 35 19,25 201,168 84 376 939 941 1273

85 0 NİSANUR TUTAR 12E 18 18 13,50 7 9 4,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 27 31 19,25 201,028 85 377 940 942 1274

86 0 ECE CİHANKAYA 12E 19 16 15,00 6 8 4,00 3 6 1,50 0 7 -1,75 28 37 18,75 199,198 86 380 944 946 1284

87 0 SUDENAZ SARI 12E 11 21 5,75 9 7 7,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 24 35 15,25 190,099 87 385 964 966 1325

88 0 SILA AKSOY 12E 10 12 7,00 7 9 4,75 3 4 2,00 1 1 0,75 21 26 14,50 187,466 88 389 970 972 1333

89 0 FATMA ESER 12E 12 24 6,00 9 9 6,75 2 1 1,75 1 4 0,00 24 38 14,50 187,339 89 390 971 973 1334

90 0 RECEP ÖZKAN 12E 13 16 9,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 19 19 14,25 186,486 90 391 973 975 1336

91 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 16 20 11,00 5 10 2,50 21 30 13,50 184,280 91 395 977 979 1344

92 0 SUDENAZ YAĞDIRAN 12E 16 23 10,25 2 9 -0,25 2 4 1,00 4 8 2,00 24 44 13,00 183,244 92 399 982 984 1349

93 0 HALİME KAYA 12E 9 21 3,75 7 9 4,75 4 5 2,75 0 5 -1,25 20 40 10,00 173,911 93 402 999 1001 1381

94 0 NEZİMEMYARDAKÇI 12E 0 0 0,00

                                                2 / 3



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 11,9 19,38 9,0 5,4 7,69 14,8 4,1 13,77 4,8 4,9 3,60 51,0 26,2 44,44 271,350

Okul Ortalaması 23,6 11,4 20,77 9,7 5,3 8,32 14,6 3,4 13,74 4,9 4,9 3,71 52,8 25,0 46,54 279,870

KATILIMLAR
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YAYIN DENİZİ TYT 1

225,155 74,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ADA ÖLMEZ 120 36 34 50 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 332 845 847 1111 % 74,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CaEbA EDe BCE eec E  cDcCBEaE  c ccdABBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C cADeaD  ba E Dcdc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız C  D Ed     ECAb b   BE B A D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız ed a cE ae eC    c e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

348,135 17,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ADA YALÇIN 120 72 10 38 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 77 242 244 264 % 17,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACED DB EdDCDeEcEcDBCBEEEDCACAa ABBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAD BDaaEaCEDD BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CB DAECBABADECAC c EDB BBD CDC    B   C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız                    D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

262,551 53,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ ANIL ERDEM 120 43 11 66 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 230 645 647 801 % 53,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCDEDACBC  e CDeEBaAD BEEEDdBCAA ABBac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACD   DBBBeEcE    D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D   B   E C   c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     E          c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

231,852 71,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALPEREN SARP 120 36 25 59 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 315 814 816 1060 % 71,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız b bDEbA dad c acDceaADCBEEbDdBCbAeABBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDebCeaBaC D BdeBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız      B   E  AC    DB  B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

212,919 80,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA BİLİR 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 361 905 907 1203 % 80,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAd EDc BCd  aDCae cDadBEE aCAeAaeABBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAcaaD e B  cDea C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız                           e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     C            a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

253,849 59,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA KULA 120 42 20 58 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 255 703 705 885 % 59,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız               cacaE EA BCaEE DC CAECcaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C E   B   EB EDD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız eB D EdB B aECAe   a B  B bC   D Ce  DC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız  EbC  E  ead Ec  Bc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 2 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

248,650 61,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASLI ELİF ELBİRLER 120 43 30 47 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 263 716 718 914 % 61,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDb ACEDaDBC dDCbCbBEcDadaEEEDCAdAcecBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CdEA BBDaeEa EcD B C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız      deBc  DE  e c      Ba  D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eE  C c  a c     c a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

240,692 66,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASLI OSMANBEY 120 40 29 51 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 291 769 771 988 % 66,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDaAbCEDeaBea eCDCcBEADabaEEEDCAdAcbAeBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeEADcaDEaaB EacDBBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  a D    cc  d A   c D   c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     d E             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 1 2 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

214,366 80,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASYA SU YAVUZ 120 30 25 65 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 357 899 901 1193 % 80,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız bbCeEcbCada e dDDbBaAeCcEbEDCBeAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDabeDaae EcE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız                     E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     E          c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

211,300 81,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYLİN ÖNİZ 120 31 33 56 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 364 912 914 1217 % 81,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDabACEDa cC  eCDbEBEcDBeaEcdDCA AabeaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız baE ecaD Cb  EDD BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız e D  ddeA  e         d   e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e  a  E  a       e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

364,431 12,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYŞENAZ BALTAŞ 120 78 13 29 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 50 180 182 193 % 12,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDceACEDaDa EBcCDCEBEcDaCBEbEDCACAaCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EADBBD CEBeEDDD B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDDAECB BADECAdAc EcBEBBD CD  D  B BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız      EE  C       B D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

306,118 32,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AZRA GÜNAL 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 135 421 423 482 % 32,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEDaDaCEBDCDCEcEADBCBEEEDCAeAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADeBDbebBCEcD Bad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız Cc DAECB BAa C  AD    E      d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız       E  a c     c e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

270,346 49,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  21175
BAHATTİN TALHA ÖZEN 120 50 28 42 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 217 604 606 734 % 49,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız adCDEDbCBCE aeCDDEdEeDCcEbEDdaCAACABBEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDcEaDcac EcEaC BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD BCeAB E  AdA  E B  B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   Cbc b e    e c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

273,924 47,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEGÜM KIRTOK 120 50 23 47 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(708.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 209 587 589 708 % 47,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDadA EDBDBbEBDaDCEBEADcCBdEEaCAaAaCcBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBcA cBe a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBaD ECBAB a CA  c   B  B      D Ca   CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız      bE  ee      c b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

275,004 46,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BELEN SARI 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 204 575 577 693 % 46,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız cbCDEDACBCE BDeD EaEADCaEEEbCBCbACdBBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız c C ebeDBBa E EB  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız aD BCB BdEdCA  D   B  B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     Ee  c    e d D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

215,010 79,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÇETİN 120 35 44 41 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 356 896 898 1190 % 79,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 20 6 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız Cbb d ED cBb  cbcCEeaADdCBEc DdAdbdbAccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız dccAecaD Cba EDDedBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 12 6 9,00 % 30

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız ecaDdbCBABdDECdbAe  Dd  Bac  Cd  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız                  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 4 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

288,668 40,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ORTA 120 54 19 47 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 169 506 508 597 % 40,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE ACEDcDe E cbDCcaEADBCBEEEDCcCAabABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız  eEADeBD e aCEcDaBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız   cD E B BADEC C D  DB  Ba C e    B  D B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

242,675 64,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ÖZCAN 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 283 754 756 966 % 64,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CD AdCEbe BCE D DaEB eDcCBEEEDCAebcCABBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEADBaDaCbB EDD c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız e      Bc dDE  e            e       ec  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

217,682 78,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEMRE EKER 120 29 16 75 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 350 884 886 1169 % 78,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız adC EDACBaE eDaDaca AD BcEEDCB  A ABBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız   C    D a  EaE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  De                 E B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız              a c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

275,737 45,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÇEYLİN BİLGİN 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(685.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 201 570 572 685 % 45,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE bCED DBdEBcCDCEBEADaCaE aDCAdbc ABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız Ce A BaD aEB EcD a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  c D E BABAD C  AD   B  ca       C  B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız    CeE   a       d e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 2 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

323,652 25,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN ÇETİN 120 66 19 35 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 112 337 339 382 % 25,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDACBCE aDCDe BEADCBEbEDCcCAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cACDdbCDaBBCEDEa  dD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D BCBdBAEECACAe   B  BD C CAa     D  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız    bE   c    a ac   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

279,402 44,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
CEYLİN KIZIL 120 50 16 54 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 191 553 555 662 % 44,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDACBbE aDC aE EADaaEdED cCAAC B Ec 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC d  D BBCEcE    c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DeBCBAaAE C  eD   B   a    AD    BDC  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız              C d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

235,366 69,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DERİN YETİŞEN 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 310 802 804 1039 % 69,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCaEDbCB cBaeCDDcB cDCBEEEDCa AAdABBEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EbCDBaCDda  E EBC Bc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız     dac      b                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

227,892 73,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLAY YÜKSEL 120 36 30 54 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 319 830 832 1092 % 73,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbACED DBad cCDCEBbAeBbacEEa  ddabbBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız dcEA aaD aEB E D  BC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  c   ddBA  D    AD           b       bdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     ea   d d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

267,972 50,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLVİN AVCAN 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 221 618 620 755 % 50,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE ACEDdDBbEBeCDCEB cDBCaEEEaCACeabABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CdEbb BD CEB ED  B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız e  D E BABA      e   B  B       b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     d b  a       c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

308,932 30,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DOĞA AYAR 120 62 24 34 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 129 402 404 460 % 30,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAbaEDaeabEBeCDCcBEADBeBEEEDeACAaCABBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEADeaDECEaCEDDcBaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDD ECBABAD C   a       e       CB  DCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     C    e B   e daD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

199,198 86,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECE CİHANKAYA 120 28 37 55 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 380 944 946 1284 % 86,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDdAb EDe Bd  eCedEeaAbBeaEb DCAdAabABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız deEA caD  bc EeD dB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız    D      e  a       c      a   e    bCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız   e  ba  ee   c  a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

311,962 29,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECEM ARSLAN 120 63 23 34 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 124 388 390 441 % 29,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbACEDabaCE DCDCEBEADcCBEEEDCACAcCAeBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız Ce AeBBDECbeCEcD dBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız eB DAECBbB D CAb D   B  B AC C D    e CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     e E  e ed    d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

269,173 49,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN KABASAKAL 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(743.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 219 611 613 743 % 49,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız cbCDEDAa CE c CcDEBEdDCaEEEaCcdAAdABBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACbe CDcaa EbEBb  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD BC ABAEE Ae ec cB  B     A D  bB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız    c e       eC Bb a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

201,168 85,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECRİN YILDIZ 120 28 35 57 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 376 939 941 1273 % 85,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 21 3 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEeddEDeDBaa aaD EcEcDBbacdEDe ebabAaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C aAeBaDcebB EaDDdBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  a Deb     bc b      B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 3 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

274,380 47,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EGE YAYMACI 120 50 23 47 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(702.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 207 582 584 702 % 47,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE cCEcaDBdE DCDbcBEADabBEEEDCACAaCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CdEAcBaD CbBdEcDaB C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız      E BA  aE Adbc      d AC          C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e   aEE             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 2 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

279,076 44,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EKİN ERİŞ 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(665.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 193 555 557 665 % 44,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbACEDeDBbdBDCcCcBEADBCaEEaDCACAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBcAedceECEaeEDDDB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız   D  ECBA       A       Be C   a  Ba    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız          e          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

327,033 24,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA NAZ DEMİR 120 67 19 34 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 104 320 322 361 % 24,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDccACEDBDBdEBDCDCbBEcDdCBEEEDCACAcbABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız ecEADeBD aEB EaD B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD ECBABADECAd D      B  C   D CB  DCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     a Ea a cC   Ca  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

257,773 56,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA SEVER 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 243 679 681 846 % 56,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDdaBCEeaDaceEBEcDdBEEEDCBCdAdAaBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EdC c eD BaCE E   dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D BdBAB b C C c   B  B      D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   C     c    a BB a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

294,437 37,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELA YILDIZ 120 59 31 30 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 157 478 480 554 % 37,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEceDBbE eCDbbBEcDaeBEEaDCeCAceABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEADcaDaeEBaED     bEAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B D EdBABAaECcCAD   B  BD C      d BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e   eEc  a c   e c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

253,592 59,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELANAZ E T*MEZ 120 45 31 44 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 256 704 706 887 % 59,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDaAdaEDacBCEBeaDCEBEcDcCBdEEaCAebc dBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEdc BD CE C aDed       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız ec DbEdBAB DEC C e   B  B  C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız          a ae a d B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

287,300 40,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF AYDIN 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 175 515 517 609 % 40,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aACDEDACBeEdeDaDecBEADCaEE DCBCbACABBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EdCbBE DaBB c E  DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DeB BAB E CAC e E B  Ba    AD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız C            a dd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

361,104 13,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF BUSE ÇELİK 120 77 14 29 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 58 193 195 208 % 13,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCDEDACBCEBBDCDDcBEADCBEEEDCaCA aABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cAC a aDBBBCEaE CDBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAE C b D E BE BD    ADD   B    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     EeECBC   CCdBb c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

236,828 68,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF EYLÜL YILMAZ 120 40 34 46 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 305 794 796 1026 % 68,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDAd ad eeCDecdEADCacEEDCBbAc eeBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDcdaDcaB acEB adD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBdBAB     e            e          BCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız dda    C     a d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

264,766 52,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF SU ÖZALP 120 46 20 54 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(789.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 228 638 640 789 % 52,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEDeDeeEBebDbEB ADBbBcEEDCACAabABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADBdDdCb CE DDBBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız    c b ec  b   e D                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız          eC         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

219,440 77,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EMİR BOZTOPRAK 120 34 34 52 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1156.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 347 876 878 1156 % 77,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CbEAc ED  Ba  DCDdEcbADdeabaEDdACAabABB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBccDBaDaCba EbD d b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız C              d     B  c    b   e   bCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eb   a e    aE  Cc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

246,786 62,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EYLÜL TEZER 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 268 725 727 929 % 62,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAcCEDeDa d caDCEBEADBCBEEEDCAd cC BBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEc BaD abB Eac B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız aB D   ab AD C C e    a   e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız       a    c     e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

201,824 85,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EZGİ KARACA 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 374 937 939 1268 % 85,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 20 3 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız Cab dCEDa abE DabeEcbbeaCcEcEDdAdAEdABBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız d EAed D Cbe bcD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız e  D E B   a C d        B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

187,339 89,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FATMA ESER 120 24 38 58 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1334.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 390 971 973 1334 % 89,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 24 4 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız dbCDEDAacad eebbeaBbceCcEdEDCd b d dBccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDcaeDcaB ce aCaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız     C    d                D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  d b    e    a   D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

325,514 25,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FULYA TOPRAKÇI 120 66 17 37 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 110 329 331 373 % 25,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCDEDACeCEBeDCDDcBEADCBEEEDCaCAACABBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDBECDBBBdEDEB  dD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız Db a BAB EECAeAe E B  BaA   A       C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     E   e    a d D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

184,280 90,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLSEDA ÇELİK 120 21 30 69 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1344.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 395 977 979 1344 % 90,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EeCDEDA dddaeaebDca  D eEEEDCadeAdeBBbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EcC  deDea  ba aCacD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

318,904 27,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLÜMSER K 120 65 22 33 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 117 356 358 404 % 27,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDACaCEBaDCDDcBEADCBEEEDCcCAACAeBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACcaECDBaeCbaEBdDdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DeBCBbBAE CAbcD   B  B AC C D   de C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   C      d   C   a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

173,911 92,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HALİME KAYA 120 20 40 60 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 402 999 1001 1381 % 92,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 21 10 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACbEacdcdd ebbcec  Ae aE    Be  aABabab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAacabeDcBc    aCaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız          b   dcc  DBE               aB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   d  e  e    e c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

305,361 32,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAVVA SENAY TURHAN 120 62 29 29 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 139 427 429 488 % 32,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEDBDabE DeDdbBEADaCaEcEDCAdAabABBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CecbDcBDcaEBCEcDcdBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız ec D EdBABAeECAeAD  D   Ba C C D C  BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     a E  C       d D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

286,829 41,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAYRUNİSA TEKİN 120 54 23 43 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 176 517 519 612 % 41,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAbCEca BdE DCDCEaEADBCBEEcDCAdAceABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADBBDEaEaCEDDaBBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız    D    b A         cc e   d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eb   EE  eeBC  e BBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

305,510 32,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİLAL ÇOBANOĞLU 120 60 20 40 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 138 425 427 486 % 32,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEDaeBCEBDaDCcBEADBeBEEEDCAdAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEADBaDEaEBCEcDaBBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  Bc  ECBA cDECeC c                   DCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     C    d       aa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 2 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

238,323 67,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİRANUR YAZICI 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 298 784 786 1013 % 67,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız dACDEDdCBd  B CDD cEADCBcdEadabAACcBBEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC e eDeaB EcEB  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız     dBb  EE                 A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

397,077 5,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İDİL YEGÜL 120 90 17 13 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 21 84 84 87 % 5,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız bACDEDbCaCEcBDCDDbBEADCBEEEDCaCAACABBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDaECDBdBCEDEBdcBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDeBCBABAEECACAD  DBEBBDACDCADDD a DCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     EeEeBCEB C d D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

213,821 80,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İLAYDA KOÇ 120 31 30 59 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1198.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 358 902 904 1198 % 80,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız  b DEDdCBdE ebaDebB AD BEEaDdabAcdABB ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACcc eDeBaCEaEaCeBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız                    e   Dd               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CddbE               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 4 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

272,259 48,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İLAYDA YAKŞE 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 215 599 601 725 % 48,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CD AAaEDaDBad cCDCcB AecdBEEEDCA AECABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız baEebdBDaCbBCEcD eBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız eBDD    AaA                      d EBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e  C           D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

323,028 25,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İPEK NADİDE ACAR 120 64 13 43 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 114 340 342 385 % 25,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE ACEDeDBCE eCDC BEADcCBEEEDCAdAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADcBD CEBCEDDadB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız e  DAE BbB DECA      B  B  C         D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e   C E  C e     dB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

213,288 80,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İREM YALÇIN 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 359 903 905 1201 % 80,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CaEAA Eb D ad cacaEB ADBdBEE DCA AceABdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız aBEcecaDbCEa E D d C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız      d B       d c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız   b      d       d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

286,582 41,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
KEMAL HORUZ 120 54 22 44 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 179 520 522 616 % 41,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE dCEDaDe E DCDCbcEADBCBEEcDdA AcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADBBDdeEB EaD B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  eDD Eb bBADECAdbe  eB           C  eD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     a E  e       d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

211,938 81,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MELİSA POLAT 120 26 12 82 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 363 910 912 1215 % 81,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDA Bd  e C DEa ADCa   DCcCbA ABBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız   C   eD           D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız   eBd A        b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

229,879 72,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MUSTAFA ÖNEMLİ 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 317 823 825 1078 % 72,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız dACDEDdae     aceccEAeCBEE DCBbdACeBBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACcdaCDcBa EDEBC BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız                                    D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CdaEEeb      aad a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

361,182 13,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NACİYE YÜKSEL 120 77 14 29 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 57 192 194 207 % 13,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız d CDEDACadEB DCDDEBEADCBEbEDCBCAACABBEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cA DBE DBBBabDE  DdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAEdC b D   BE BD C  A D  EBDCBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     ED CeCE  CCc D e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

253,015 59,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZ METİN 120 42 20 58 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 257 706 708 889 % 59,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAbdEDaDB d DCDdcBEcDBCacEEDCACAaCdBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız bcEb  cD CaBCEDD d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız         ABAD                   D C  eb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız      E           a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

242,058 65,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NAZ OKKA 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 286 758 760 972 % 65,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDbCBbc c aDDEcEADCBaEE CBdeAdABaEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EbC B  DaBe bDEa  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız     Cae  E   d                     DC Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   a E          a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

0,000 96,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NEZİMEMYARDAKÇI 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 410 1036 1038 1445 % 96,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Anadolu'da İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

201,028 85,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NİSANUR TUTAR 120 27 31 62 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 377 940 942 1274 % 85,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDbDdaB d e CaeEcaAcCabaEDaBCAAeAeBEbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EcC aaeD ae EcE baBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız                     b  c           D Bd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız                d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

244,245 63,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ORHAN BAYKAL 120 43 36 41 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 274 743 745 953 % 63,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 22 1 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDdddaa cDacDEdbbDCBcddadBdAbdABBabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDBECDBBeCEcEBbadc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBA                      aD    DCcC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  aa c      e C d   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

203,917 84,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖYKÜ KILIÇ 120 25 19 76 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 370 929 931 1257 % 84,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDa d ED  aC  DCaCEB AcBecEc DCc d  e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EA Bac       D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız      ECBc    C d e                    Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız      a   a          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

286,391 41,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖZGE PAZAN 120 53 18 49 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 181 523 525 621 % 41,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDACBCEBeDCDeEBEADCaEdEDCcCAAdABBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDcbaDBaBCEcEabDBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DeaCBAB   C C   E                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız                c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

288,651 40,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖZLEM AYTEKİN 120 53 15 52 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 170 507 509 598 % 40,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız a CDEDAaBbE   CDeEBEADbaEEaD aCAACABBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC    DcaBCEDEB  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBAB E C     E B  BD    A ab  eD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız              e a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

221,550 76,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAMAZAN SAKMAN 120 37 43 40 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 340 866 868 1140 % 76,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CaaAdCEDabBCa DabCEBbdDBCecdbaCAedaaABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız dcbAaBaDECbcCaceDBBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 13 10 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 13 19 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CeaccEaBeBAcdaAeAbca          B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 2 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

286,646 41,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 57 34 29 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 177 518 520 614 % 41,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDaAACEDeDBdd DeDdEcEADBCBEEcDCcCAEbdaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEADdcDbabBCEeDDdBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B D E Bc      eee   BE BDbCb aD CBaBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız Dbbba E  a       a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

186,486 89,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RECEP ÖZKAN 120 19 19 82 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 391 973 975 1336 % 89,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız abCaEbda bd a aDacB  D dEEEDdaCAe A B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACD   Dda C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     b               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

213,001 80,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SEMANUR KÜÇÜK 120 31 31 58 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 360 904 906 1202 % 80,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCbEcd Bbb a abDaabADCcEE DCBebedABBcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC c Ce aB bcE  aaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DeB  A  E C          Bb             Be 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   Ca                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

282,189 43,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SERRA ÖZMEN 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 187 540 542 644 % 43,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EdCbEDACBCd a eeDEBEADCcEE aCBC AdbBBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAbDe   BBB E Ea  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D BCB  AEEC CA    B  B      a    B CBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

304,827 32,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞEVVAL GÜZEL 120 58 14 48 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 140 429 431 491 % 32,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAA EDa B E eCaeEBEADaCBEbEDCAeAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EA BBD  bB E DDd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B DAb BAB DECAC D   B  B         a   CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız      EE  a c     B D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

205,173 84,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞEYMA TÜRKAN 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1252.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 368 927 929 1252 % 84,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDabA ED  dCd eCeCEcdceBeaadcDdAdbEdABdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız acEbccaD  baCEDDeB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız                      B  B              B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız       E  C       c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

187,466 89,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SILA AKSOY 120 21 26 73 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 389 970 972 1333 % 89,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDdbb Eb  da  bC ab    cCBEd   c    ABB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CabAccaD ab CEa     aEA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B     ab        b        d           CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız                 Ce  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 2 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

242,054 65,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SİMA YILDIZ 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 287 759 761 973 % 65,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız acCDEDACBaEeaDCaDaaEAcCBEbEeCaedAdABBbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACec dDBBB bDEBC BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D adBb  E  dC D       e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

323,396 25,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SİNEM SUCU 120 67 26 27 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 113 338 340 383 % 25,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CaEDACBCEBeDaDDbabAD aEbEaCaCAACAaBbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cACDe aDaBBCEDEB adc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D BCBAB E C eAD   BE BD   C DD   BDCB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız eCCbE ECaC   C dBbD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

265,860 52,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDE DÜZGÜN 120 48 27 45 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(778.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 225 632 634 778 % 52,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDabAaEDaeaCd caDCEBEbDBeaEEEDCbCAaeAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBaA  aD abB Ecc  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDD ECB  A E AdAD   e  B      D    B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız  ba CEE          c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

227,653 73,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDE KELEŞ 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 321 832 834 1095 % 73,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız cdCbEDdCBb aeDeDDEBE DaaEEdcCdeAAecBBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EbC c eDcaeCa E C dD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D   a         c b    B      a       BC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  CC E EeeC   C cae a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

190,099 88,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ SARI 120 24 35 61 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 385 964 966 1325 % 88,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 21 8 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız abeaaDACBba d bDDEc AeCdbb  bBed  edBad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EbCDcbCDea  EcEB a D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız c     c                 b b  a      C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız C   E   c    C a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 3 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

183,244 90,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YAĞDIRAN 120 24 44 52 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 399 982 984 1349 % 90,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 23 1 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aACaEDdbdadcebCaeEBEAeCBEa edabdAdABBaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cAdcabCccce              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız Dc dCc                              e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız adaEEebC C   ebc    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

242,621 65,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SUDENAZ YALI 120 37 14 69 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 285 756 758 969 % 65,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEb CED  abE eaD EBEADBCaEE DCACAcbABBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEAD BD  bB E DcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız      d     D                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız                  a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

313,638 28,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SÜEDA COŞAN 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 122 380 382 432 % 28,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDE bCEDBDa EceCDaEBEADBCaEEbDCACAcCAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EADeBDbaEaCEDDDB C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD EdBABA ECACAD   B              BD B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e a abEd  C     ba  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

239,166 67,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞURA ARSLAN 120 38 23 59 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1006.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 296 781 783 1006 % 67,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aeCDEDd BCa B aDaEBaADCBEd aCadAdCeBBcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDBaCDcBBCEcE C Bc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız           d ce        B   D   D     C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 2 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

273,972 47,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
TUNA ÇOKSEVER 120 52 31 37 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 208 586 588 707 % 47,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDAaBCd abeDDEBEAeCaEEEDaabAeddBBace

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACecdCDBBa EDEBd  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DDCBCBABAdECAd D E B  B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız adbaEe  a    e d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

314,528 28,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
UMUT EGE ERBİL 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 121 375 377 427 % 28,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CbaAACEcaDBCE eCDCEBEADcCBEE DCACAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CacADBBDaaEBCEcD BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  d DAE Bc AD CAe e  eBdcBDACD           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız D   CEE  e B     d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

288,768 39,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
UMUT EREN ÖZERDEN 120 53 16 51 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 168 505 507 595 % 39,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDACBCE B CDDacEADbcEEaDCBCAACABBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDaEaDBaBaE EB  dD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız cD  C  B EECA  e       a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     E E e    C B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

202,189 84,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
YİĞİT MERCAN 120 26 26 68 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 373 934 936 1264 % 84,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbc Eb  dd  edDCEc cDBCcEd DCd AabABca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız eaEAecaa Cba EDD BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız      EE  a       d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

260,574 54,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA İKAN 120 47 29 44 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(818.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 234 659 661 818 % 54,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDAaBa  aDaDeacEADeBEEEDCBCAAdABBEEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACccEaDaaeCE EB  Bc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız eD BC Ae    ACA                     CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız b a be  eC   aba b a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

234,713 69,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEHRA UYSAL 120 37 25 58 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 311 804 806 1042 % 69,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız dACDcbd BC daDCDeEBEcDCaEbEDCBCAAdbBBccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cAC c aDaBaCcbEB  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D B B     C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     Ee       e d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

282,633 43,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP AYDIN 120 53 23 44 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 186 537 539 641 % 43,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCDEDACBCEBBDCDeEaEADaacEEDCaCbACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACccbCDBBabbaEB DBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız ce B BdB EEC   e   B  BD     D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız         d    a a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

352,748 16,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ZEYNEP KÖROĞLU 120 74 12 34 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 69 222 224 243 % 16,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 94 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbdCEDBDBCEB CDeEaEADBCaEEEDCA Ac dBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADBBDaCEBCEDD dBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAEdBABADEC CAD EbB  BD        B BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız          C B     d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

1

%1,08

89

%95,70
 

1

%1,08

2

%2,15
 

Doğru (%95,70)

Yanlış (%2,15)

Boş (%2,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

9

%9,68

7

%7,53
 

74

%79,57

1

%1,08

2

%2,15
 

Doğru (%79,57)

Yanlış (%18,28)

Boş (%2,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam E

19

%20,43

6

%6,45

5

%5,38

7

%7,53

52

%55,91

4

%4,30
 

Doğru (%55,91)

Yanlış (%39,78)

Boş (%4,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Deyimler ve Atasözleri A

36

%38,71

24

%25,81

2

%2,15

5

%5,38

4

%4,30

22

%23,66
 

Doğru (%38,71)

Yanlış (%37,63)

Boş (%23,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma A

51

%54,84

13

%13,98

5

%5,38

22

%23,66
 

2

%2,15
 

Doğru (%54,84)

Yanlış (%43,01)

Boş (%2,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Ses Bilgisi - Karma C

13

%13,98

1

%1,08

55

%59,14

5

%5,38
 

19

%20,43
 

Doğru (%59,14)

Yanlış (%20,43)

Boş (%20,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

1

%1,08

1

%1,08

1

%1,08
 

89

%95,70

1

%1,08
 

Doğru (%95,70)

Yanlış (%3,23)

Boş (%1,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Paragrafı İkiye Ayırma D

1

%1,08

7

%7,53

6

%6,45

78

%83,87
 

1

%1,08
 

Doğru (%83,87)

Yanlış (%15,05)

Boş (%1,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

31

%33,33

12

%12,90

6

%6,45

2

%2,15

27

%29,03

15

%16,13
 

Doğru (%12,90)

Yanlış (%70,97)

Boş (%16,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Cümlenin Ögeleri - Karma D

2

%2,15

6

%6,45

2

%2,15

45

%48,39

7

%7,53

31

%33,33
 

Doğru (%48,39)

Yanlış (%18,28)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma B

15

%16,13

58

%62,37

3

%3,23

7

%7,53

5

%5,38

5

%5,38
 

Doğru (%62,37)

Yanlış (%32,26)

Boş (%5,38)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Büyük Harflerin Yazılışı C

14

%15,05

16

%17,20

34

%36,56

14

%15,05

3

%3,23

12

%12,90
 

Doğru (%36,56)

Yanlış (%50,54)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri - Karma E

7

%7,53

1

%1,08

2

%2,15

20

%21,51

47

%50,54

16

%17,20
 

Doğru (%50,54)

Yanlış (%32,26)

Boş (%17,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Karma Dil Bilgisi B

2

%2,15

20

%21,51

3

%3,23

4

%4,30

2

%2,15

62

%66,67
 

Doğru (%21,51)

Yanlış (%11,83)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

5

%5,38

1

%1,08

10

%10,75

42

%45,16

32

%34,41

3

%3,23
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%51,61)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Paragrafın Yorumlanması C

25

%26,88

6

%6,45

51

%54,84

2

%2,15

8

%8,60

1

%1,08
 

Doğru (%54,84)

Yanlış (%44,09)

Boş (%1,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

5

%5,38

6

%6,45

11

%11,83

65

%69,89

3

%3,23

3

%3,23
 

Doğru (%69,89)

Yanlış (%26,88)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-23 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

8

%8,60

6

%6,45

58

%62,37

6

%6,45

5

%5,38

10

%10,75
 

Doğru (%62,37)

Yanlış (%26,88)

Boş (%10,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme E

6

%6,45

10

%10,75

20

%21,51
 

54

%58,06

3

%3,23
 

Doğru (%58,06)

Yanlış (%38,71)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

11

%11,83

54

%58,06

16

%17,20

3

%3,23

4

%4,30

5

%5,38
 

Doğru (%58,06)

Yanlış (%36,56)

Boş (%5,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

7

%7,53

8

%8,60
 

1

%1,08

59

%63,44

18

%19,35
 

Doğru (%63,44)

Yanlış (%17,20)

Boş (%19,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

64

%68,82

3

%3,23

18

%19,35

2

%2,15

2

%2,15

4

%4,30
 

Doğru (%68,82)

Yanlış (%26,88)

Boş (%4,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Düşünceyi Geliştirme Yolları D  

1

%1,08

3

%3,23

76

%81,72

11

%11,83

2

%2,15
 

Doğru (%81,72)

Yanlış (%16,13)

Boş (%2,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

26

%27,96

47

%50,54

15

%16,13

5

%5,38
   

Doğru (%50,54)

Yanlış (%49,46)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-31 Paragrafa Özgü Soru Kökü C  

11

%11,83

55

%59,14

9

%9,68

15

%16,13

3

%3,23
 

Doğru (%59,14)

Yanlış (%37,63)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B

33

%35,48

47

%50,54

9

%9,68

2

%2,15

2

%2,15
  

Doğru (%50,54)

Yanlış (%49,46)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%2,15

3

%3,23

10

%10,75

2

%2,15

75

%80,65

1

%1,08
 

Doğru (%80,65)

Yanlış (%18,28)

Boş (%1,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

4

%4,30

11

%11,83

5

%5,38

11

%11,83

59

%63,44

3

%3,23
 

Doğru (%63,44)

Yanlış (%33,33)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Ekler ve Ek Çeşitleri E

6

%6,45

3

%3,23

4

%4,30

3

%3,23

58

%62,37

19

%20,43
 

Doğru (%62,37)

Yanlış (%17,20)

Boş (%20,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

12

%12,90

1

%1,08

1

%1,08

72

%77,42

2

%2,15

5

%5,38
 

Doğru (%77,42)

Yanlış (%17,20)

Boş (%5,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%2,15

1

%1,08

69

%74,19

13

%13,98

2

%2,15

6

%6,45
 

Doğru (%74,19)

Yanlış (%19,35)

Boş (%6,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

71

%76,34

2

%2,15

7

%7,53

2

%2,15

4

%4,30

7

%7,53
 

Doğru (%76,34)

Yanlış (%16,13)

Boş (%7,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Söz Öbeklerinde Anlam C

3

%3,23
 

36

%38,71

29

%31,18

10

%10,75

15

%16,13
 

Doğru (%38,71)

Yanlış (%45,16)

Boş (%16,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

63

%67,74

13

%13,98

1

%1,08

8

%8,60

3

%3,23

5

%5,38
 

Doğru (%67,74)

Yanlış (%26,88)

Boş (%5,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-39

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü E

33

%35,48

2

%2,15

46

%49,46

2

%2,15

6

%6,45

4

%4,30
 

Doğru (%6,45)

Yanlış (%89,25)

Boş (%4,30)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-40

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%2,15

34

%36,56

24

%25,81

5

%5,38

14

%15,05

14

%15,05
 

Doğru (%25,81)

Yanlış (%59,14)

Boş (%15,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

69

%74,19

3

%3,23

5

%5,38

6

%6,45

7

%7,53

3

%3,23
 

Doğru (%74,19)

Yanlış (%22,58)

Boş (%3,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

8

%8,60

75

%80,65

1

%1,08

2

%2,15

5

%5,38

2

%2,15
 

Doğru (%80,65)

Yanlış (%17,20)

Boş (%2,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2] Söz
Öbeklerinde Anlam B

2

%2,15

85

%91,40

2

%2,15

2

%2,15
 

2

%2,15
 

Doğru (%91,40)

Yanlış (%6,45)

Boş (%2,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

9

%9,68

7

%7,53

9

%9,68
 

62

%66,67

6

%6,45
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%26,88)

Boş (%6,45)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI C

3

%3,23

4

%4,30

76

%81,72

6

%6,45

2

%2,15

2

%2,15
 

Doğru (%81,72)

Yanlış (%16,13)

Boş (%2,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve
Toplum Yapısı B

16

%17,20

20

%21,51

25

%26,88

6

%6,45

12

%12,90

14

%15,05
 

Doğru (%21,51)

Yanlış (%63,44)

Boş (%15,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Emeviler E

2

%2,15

2

%2,15

14

%15,05
 

71

%76,34

4

%4,30
 

Doğru (%76,34)

Yanlış (%19,35)

Boş (%4,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sevr Antlaşması A

71

%76,34

8

%8,60

5

%5,38

3

%3,23

1

%1,08

5

%5,38
 

Doğru (%76,34)

Yanlış (%18,28)

Boş (%5,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler D

1

%1,08

4

%4,30

12

%12,90

41

%44,09

10

%10,75

25

%26,88
 

Doğru (%44,09)

Yanlış (%29,03)

Boş (%26,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Atmosfer ve İklim B

10

%10,75

32

%34,41

22

%23,66

6

%6,45

10

%10,75

13

%13,98
 

Doğru (%34,41)

Yanlış (%51,61)

Boş (%13,98)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'de Nüfusun Dağılışı B

42

%45,16

43

%46,24

4

%4,30

2

%2,15
 

2

%2,15
 

Doğru (%46,24)

Yanlış (%51,61)

Boş (%2,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Doğa ve İnsan Etkileşimi D

1

%1,08
 

2

%2,15

84

%90,32

4

%4,30

2

%2,15
 

Doğru (%90,32)

Yanlış (%7,53)

Boş (%2,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Dünyada Su Kaynakları E

13

%13,98

13

%13,98

2

%2,15

5

%5,38

16

%17,20

44

%47,31
 

Doğru (%17,20)

Yanlış (%35,48)

Boş (%47,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 İklim Elemanları / Sıcaklık C

23

%24,73
 

35

%37,63

1

%1,08

18

%19,35

16

%17,20
 

Doğru (%37,63)

Yanlış (%45,16)

Boş (%17,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Bilgi Felsefesi E

4

%4,30

29

%31,18

3

%3,23
 

48

%51,61

9

%9,68
 

Doğru (%51,61)

Yanlış (%38,71)

Boş (%9,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Felsefenin Anlamı B

22

%23,66

45

%48,39

4

%4,30
 

10

%10,75

12

%12,90
 

Doğru (%48,39)

Yanlış (%38,71)

Boş (%12,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Varlık Felsefesi C

3

%3,23

1

%1,08

37

%39,78

2

%2,15

3

%3,23

47

%50,54
 

Doğru (%39,78)

Yanlış (%9,68)

Boş (%50,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Sanat Felsefesi E

1

%1,08

1

%1,08
  

80

%86,02

11

%11,83
 

Doğru (%86,02)

Yanlış (%2,15)

Boş (%11,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri D

13

%13,98

3

%3,23

26

%27,96

28

%30,11

3

%3,23

20

%21,51
 

Doğru (%30,11)

Yanlış (%48,39)

Boş (%21,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Dünya ve Ahiret D   

11

%11,83

73

%78,49

1

%1,08

8

%8,60
 

Doğru (%78,49)

Yanlış (%12,90)

Boş (%8,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Din ve İslam D

14

%15,05
 

5

%5,38

15

%16,13

6

%6,45

53

%56,99
 

Doğru (%16,13)

Yanlış (%26,88)

Boş (%56,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Bilgi ve İnanç B

3

%3,23

44

%47,31

2

%2,15

24

%25,81

1

%1,08

19

%20,43
 

Doğru (%47,31)

Yanlış (%32,26)

Boş (%20,43)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar B

12

%12,90

42

%45,16

1

%1,08
  

38

%40,86
 

Doğru (%45,16)

Yanlış (%13,98)

Boş (%40,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Anadolu'da İslam C  

5

%5,38

27

%29,03

8

%8,60
 

53

%56,99
 

Doğru (%29,03)

Yanlış (%13,98)

Boş (%56,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri D

1

%1,08

1

%1,08
   

91

%97,85
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,15)

Boş (%97,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Bilgi Felsefesi E     

2

%2,15

91

%97,85
 

Doğru (%2,15)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Siyaset Felsefesi A

2

%2,15
    

91

%97,85
 

Doğru (%2,15)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri C   

1

%1,08
  

92

%98,92
 

Doğru (%1,08)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri A      

93

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Ondalık Sayılar C

1

%1,11
 

15

%16,67
 

19

%21,11

55

%61,11
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%22,22)

Boş (%61,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Rasyonel Sayılar B

5

%5,56

39

%43,33

6

%6,67

2

%2,22

2

%2,22

36

%40,00
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler D

4

%4,44
 

5

%5,56

21

%23,33

1

%1,11

59

%65,56
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%11,11)

Boş (%65,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler D  

1

%1,11

3

%3,33

57

%63,33

1

%1,11

28

%31,11
 

Doğru (%63,33)

Yanlış (%5,56)

Boş (%31,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-9 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri A

17

%18,89

1

%1,11

1

%1,11

2

%2,22

1

%1,11

68

%75,56
 

Doğru (%18,89)

Yanlış (%5,56)

Boş (%75,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Tek ve Çift Sayılar E  

6

%6,67
 

7

%7,78

50

%55,56

27

%30,00
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%14,44)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER C

1

%1,11

1

%1,11

32

%35,56

15

%16,67

1

%1,11

40

%44,44
 

Doğru (%35,56)

Yanlış (%20,00)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri B

5

%5,56

55

%61,11

1

%1,11
 

3

%3,33

26

%28,89
 

Doğru (%61,11)

Yanlış (%10,00)

Boş (%28,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler A

38

%42,22

9

%10,00

9

%10,00

2

%2,22

2

%2,22

30

%33,33
 

Doğru (%42,22)

Yanlış (%24,44)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Fonksiyon Kavramı B

2

%2,22

40

%44,44

1

%1,11
 

1

%1,11

46

%51,11
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%4,44)

Boş (%51,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-29 Sayı Problemleri A

30

%33,33
 

1

%1,11

2

%2,22

1

%1,11

56

%62,22
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%4,44)

Boş (%62,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-30 Sayı Problemleri D

11

%12,22

2

%2,22

1

%1,11

29

%32,22

2

%2,22

45

%50,00
 

Doğru (%32,22)

Yanlış (%17,78)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sayı Problemleri E   

1

%1,11

5

%5,56

29

%32,22

55

%61,11
 

Doğru (%32,22)

Yanlış (%6,67)

Boş (%61,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C

2

%2,22
 

45

%50,00
  

43

%47,78
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%2,22)

Boş (%47,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sayı Problemleri A

29

%32,22

1

%1,11

2

%2,22

2

%2,22

1

%1,11

55

%61,11
 

Doğru (%32,22)

Yanlış (%6,67)

Boş (%61,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C  

7

%7,78

18

%20,00

13

%14,44

13

%14,44

39

%43,33
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%36,67)

Boş (%43,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri A

19

%21,11

2

%2,22

2

%2,22
 

2

%2,22

65

%72,22
 

Doğru (%21,11)

Yanlış (%6,67)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

[1] Önermeler ve Bileşik Önermeler [2]
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme D

1

%1,11

4

%4,44

11

%12,22

22

%24,44

14

%15,56

38

%42,22
 

Doğru (%24,44)

Yanlış (%33,33)

Boş (%42,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D   

3

%3,33
  

87

%96,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,33)

Boş (%96,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Bölünebilme Kuralları E

2

%2,22

1

%1,11
  

10

%11,11

77

%85,56
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%3,33)

Boş (%85,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri D  

1

%1,11

3

%3,33

8

%8,89

2

%2,22

76

%84,44
 

Doğru (%8,89)

Yanlış (%6,67)

Boş (%84,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Yaş Problemleri B  

40

%44,44

2

%2,22

2

%2,22

2

%2,22

44

%48,89
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%6,67)

Boş (%48,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Grafik Problemleri E

1

%1,11

1

%1,11
 

1

%1,11

11

%12,22

76

%84,44
 

Doğru (%12,22)

Yanlış (%3,33)

Boş (%84,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Sayı Problemleri B  

3

%3,33

1

%1,11
 

1

%1,11

85

%94,44
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%2,22)

Boş (%94,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri B  

44

%48,89

3

%3,33

1

%1,11
 

42

%46,67
 

Doğru (%48,89)

Yanlış (%4,44)

Boş (%46,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Sayı Problemleri D

9

%10,00

1

%1,11

1

%1,11

14

%15,56

4

%4,44

61

%67,78
 

Doğru (%15,56)

Yanlış (%16,67)

Boş (%67,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Sayı Problemleri A

7

%7,78

3

%3,33

1

%1,11

2

%2,22

2

%2,22

75

%83,33
 

Doğru (%7,78)

Yanlış (%8,89)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C   

18

%20,00

1

%1,11
 

71

%78,89
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%1,11)

Boş (%78,89)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Kombinasyon D

1

%1,11

2

%2,22
 

8

%8,89

2

%2,22

77

%85,56
 

Doğru (%8,89)

Yanlış (%5,56)

Boş (%85,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C  

2

%2,22

8

%8,89

1

%1,11

1

%1,11

78

%86,67
 

Doğru (%8,89)

Yanlış (%4,44)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 Prizmalar B

1

%1,11

1

%1,11
 

1

%1,11
 

87

%96,67
 

Doğru (%1,11)

Yanlış (%2,22)

Boş (%96,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Çokgenler D

2

%2,22
  

16

%17,78
 

72

%80,00
 

Doğru (%17,78)

Yanlış (%2,22)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Üçgende Açıortay D  

2

%2,22
 

1

%1,11

1

%1,11

86

%95,56
 

Doğru (%1,11)

Yanlış (%3,33)

Boş (%95,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-39 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri C   

18

%20,00

2

%2,22

2

%2,22

68

%75,56
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%4,44)

Boş (%75,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-40 Dikdörtgen B

3

%3,33

13

%14,44

1

%1,11

1

%1,11

1

%1,11

71

%78,89
 

Doğru (%14,44)

Yanlış (%6,67)

Boş (%78,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri E

3

%3,33

1

%1,11
 

1

%1,11

2

%2,22

83

%92,22
 

Doğru (%2,22)

Yanlış (%5,56)

Boş (%92,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çokgenler B  

15

%16,67
  

6

%6,67

69

%76,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%76,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Üçgende Açılar D  

4

%4,44

1

%1,11

24

%26,67
 

61

%67,78
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%5,56)

Boş (%67,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar C

1

%1,11
 

31

%34,44

1

%1,11

1

%1,11

56

%62,22
 

Doğru (%34,44)

Yanlış (%3,33)

Boş (%62,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Dönüşüm Geometrisi B  

29

%32,22

2

%2,22
  

59

%65,56
 

Doğru (%32,22)

Yanlış (%2,22)

Boş (%65,56)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve
Dünya’nın Manyetik Alanı D    

3

%3,75

20

%25,00

57

%71,25
 

Doğru (%3,75)

Yanlış (%25,00)

Boş (%71,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme
Çeşitleri E  

7

%8,75
 

1

%1,25

7

%8,75

65

%81,25
 

Doğru (%8,75)

Yanlış (%10,00)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C

4

%5,00

4

%5,00

4

%5,00

1

%1,25

2

%2,50

65

%81,25
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%13,75)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Yay Dalgaları C

3

%3,75

1

%1,25

5

%6,25

6

%7,50
 

65

%81,25
 

Doğru (%6,25)

Yanlış (%12,50)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı C

12

%15,00

1

%1,25

13

%16,25

4

%5,00

4

%5,00

46

%57,50
 

Doğru (%16,25)

Yanlış (%26,25)

Boş (%57,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Düzlem Aynalar E

5

%6,25

8

%10,00

2

%2,50
 

12

%15,00

53

%66,25
 

Doğru (%15,00)

Yanlış (%18,75)

Boş (%66,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Verim ve Enerji Kaynakları E

2

%2,50

3

%3,75

4

%5,00
 

39

%48,75

32

%40,00
 

Doğru (%48,75)

Yanlış (%11,25)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM B

1

%1,25

1

%1,25
 

1

%1,25

2

%2,50

75

%93,75
 

Doğru (%1,25)

Yanlış (%5,00)

Boş (%93,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Periyodik Özellikler B

1

%1,25
    

79

%98,75
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,25)

Boş (%98,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği C

22

%27,50
 

15

%18,75

3

%3,75

19

%23,75

21

%26,25
 

Doğru (%18,75)

Yanlış (%55,00)

Boş (%26,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Karışımların Sınıflandırılması C

1

%1,25
 

7

%8,75
 

5

%6,25

67

%83,75
 

Doğru (%8,75)

Yanlış (%7,50)

Boş (%83,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH B

3

%3,75

6

%7,50

10

%12,50

3

%3,75

11

%13,75

47

%58,75
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%33,75)

Boş (%58,75)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması C

1

%1,25
 

10

%12,50

2

%2,50

1

%1,25

66

%82,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Mol Kavramı E     

4

%5,00

76

%95,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Hücre Zarından Madde Geçişleri D

2

%2,50
 

2

%2,50

1

%1,25
 

75

%93,75
 

Doğru (%1,25)

Yanlış (%5,00)

Boş (%93,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Canlılardaki Temel Bileşikler D

3

%3,75
 

1

%1,25

1

%1,25

5

%6,25

70

%87,50
 

Doğru (%1,25)

Yanlış (%11,25)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Mitoz C

1

%1,25

3

%3,75

6

%7,50

1

%1,25
 

69

%86,25
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%6,25)

Boş (%86,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Güncel Çevre Sorunları ve İnsan B

14

%17,50

6

%7,50

18

%22,50

24

%30,00

3

%3,75

15

%18,75
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%73,75)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Canlıların Ortak Özellikleri B

3

%3,75

7

%8,75

2

%2,50

1

%1,25
 

67

%83,75
 

Doğru (%8,75)

Yanlış (%7,50)

Boş (%83,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Soyağaçları (Otozomal) D

3

%3,75

6

%7,50
 

10

%12,50

4

%5,00

57

%71,25
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%16,25)

Boş (%71,25)
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