
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 43 300 569 23833

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0813,41 17,73 2,94 1,02 2,69 2,42 1,39 2,07 2,42 1,20 2,12 3,62 0,67 3,45 0,00 0,01 0,00 6,78 3,23 5,97 0,68 0,48 0,56 1,22 1,35 0,88 1,52 1,24 1,21 1,85 0,69 1,68 44,5324,69 38,36 251,400

Okul Ortalaması 22,5113,26 19,20 2,72 1,21 2,42 1,86 2,09 1,34 2,65 1,49 2,28 3,53 0,84 3,33 0,00 0,00 0,00 2,98 2,60 2,33 0,14 0,21 0,09 0,35 0,84 0,14 0,30 0,72 0,12 0,40 0,42 0,29 37,4423,68 31,54 234,730

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL GÜZEL 12 28 7 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 53 13 49,75 288,863 6784

2 0 NEVA YERLİYÜRT 12A 29 8 27,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 52 11 49,25 287,225 6954

3 0 EMİR GÖNÜL 12A 26 13 22,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 17 10 14,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 57 37 47,75 283,328 7371

4 0 MELİKE NAZ ARSLAN 11A 28 9 25,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 7 3 6,25 51 16 47,00 280,593 7649

5 0 DENİZ GÜLER 12A 29 9 26,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 7 1 6,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 49 17 44,75 273,678 8432

6 0 SUDE CEREN ÇETE 11A 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 1 5,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 50 26 43,50 270,413 8828

7 0 NİS  KAYMAKÇALAN 12A 26 13 22,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 46 18 41,50 264,413 9632

8 0 SELİN İKİZ 12A 27 11 24,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 4 2,00 1 0 1,00 46 19 41,25 263,463 9779

9 0 HATİCE ARSLAN 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 16 39,00 256,325 10795

10 0 EMREHAN GÜLMEZ 12A 28 10 25,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 45 25 38,75 255,670 10902

11 0 EFE EMİR GÜNDÜZ   24 12 21,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 44 22 38,50 255,500 10929

12 0 ZEYNEP KARA   27 10 24,50 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 3 4 2,00 43 18 38,50 255,085 10997

13 0 GÜL EBRAR YILMAZ 12A 26 12 23,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 4 0,00 43 20 38,00 253,770 11210

14 0 ELİF ASYA ŞENGÖR 12A 28 9 25,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 42 17 37,75 252,658 11375

15 0 ELİF AKBOĞA   22 15 18,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 43 25 36,75 250,663 11651

16 0 RIFAT DEMİR 12A 25 14 21,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 40 20 35,00 244,905 12544

17 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12A 24 14 20,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 8 2,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 44 37 34,75 244,280 12650

18 0 CANSIN UÇAR 12A 25 11 22,25 2 0 2,00 1 0 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 1 0 1,00 2 0 2,00 38 15 34,25 242,663 12919

19 0 ALANUR DEMİR 12A 24 15 20,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 3 2,25 40 24 34,00 242,048 13002

20 0 NAZLICAN DARCAN 12A 18 17 13,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 41 33 32,75 239,148 13482

21 0 İBRAHİM KAFA 12A 24 14 20,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 4 9 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 42 37 32,75 238,300 13625

22 0 MERYEM BARUT 12A 24 15 20,25 4 0 4,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 21 32,75 238,253 13636

23 0 ORHAN E**E BODUROĞLU12A 25 15 21,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 6 0 6,00 38 21 32,75 238,143 13654

24 0 İDİL YALÇIN 12A 23 13 19,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 36 16 32,00 236,073 13985

25 0 TUĞÇE ŞERİFE MERSİNL  22 17 17,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 25 31,75 235,628 14046

26 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12A 22 14 18,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 35 20 30,00 230,195 14913

27 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12 19 12 16,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 34 21 28,75 226,815 15444

28 0 ELİFSU DANACI 12A 20 16 16,00 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 5 1,75 34 29 26,75 220,705 16443

29 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12A 22 15 18,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 4 0,00 3 0 3,00 1 1 0,75 32 23 26,25 218,903 16721
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 43 300 569 23833

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0813,41 17,73 2,94 1,02 2,69 2,42 1,39 2,07 2,42 1,20 2,12 3,62 0,67 3,45 0,00 0,01 0,00 6,78 3,23 5,97 0,68 0,48 0,56 1,22 1,35 0,88 1,52 1,24 1,21 1,85 0,69 1,68 44,5324,69 38,36 251,400

Okul Ortalaması 22,5113,26 19,20 2,72 1,21 2,42 1,86 2,09 1,34 2,65 1,49 2,28 3,53 0,84 3,33 0,00 0,00 0,00 2,98 2,60 2,33 0,14 0,21 0,09 0,35 0,84 0,14 0,30 0,72 0,12 0,40 0,42 0,29 37,4423,68 31,54 234,730

KATILIMLAR

30 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12A 22 10 19,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 28 14 24,50 213,455 17492

31 0 MERT DENİZ BALCI 12A 20 10 17,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 28 15 24,25 212,960 17554

32 0 SUDE ŞAHİN 12A 22 15 18,25 5 3 4,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 23 24,25 212,933 17559

33 0 YAĞMUR TUNALI   21 16 17,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 30 26 23,50 210,760 17864

34 0 DİLVİN YILDIZ   19 18 14,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 30 31 22,25 207,320 18313

35 0 YİĞİT ÖZSOYLU 11 17 9 14,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 24 12 21,00 203,503 18746

36 0 SEDA ŞENGÜL 11A 16 19 11,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 7 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 30 38 20,50 202,498 18857

37 0 ZEYNEPNAZ GÜLŞEN   14 19 9,25 3 1 2,75 1 4 0,00 3 0 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 4 3 3,25 30 39 20,25 202,063 18898

38 0 MELİKE NAS KAYMAZ 12A 24 13 20,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 30 37 20,75 202,048 18899

39 0 KAYRA BAYDAR   A 13 15 9,25 1 2 0,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 25 22 19,50 199,758 19140

40 0 SUDENAZ AKGÜN 12 15 18 10,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 21 17,75 194,280 19682

41 0 ENİS BAYDAR 11A 17 20 12,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 4 0,00 27 43 16,25 189,595 20097

42 1501 FATMANUR İNANÇ 12A 20 17 15,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 25 38 15,50 186,733 20318

43 0 SAMET BARAN ÇAKMER12A 8 8 6,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 13 17 8,75 167,645 21728
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 43 300 569 23833

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,1 13,4 17,73 11,4 4,3 10,33 7,5 3,7 6,54 4,6 3,3 3,78 44,5 24,7 38,38 251,400

Okul Ortalaması 22,5 13,3 19,20 10,8 5,6 9,36 3,1 2,8 2,41 1,1 2,0 0,55 37,5 23,7 31,52 234,730

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL GÜZEL 12 28 7 26,25 14 3 13,25 10 2 9,50 1 1 0,75 53 13 49,75 288,863 1 1 82 123 6784

2 0 NEVA YERLİYÜRT 12A 29 8 27,00 18 2 17,50 5 1 4,75 52 11 49,25 287,225 1 2 84 127 6954

3 0 EMİR GÖNÜL 12A 26 13 22,75 11 9 8,75 17 11 14,25 3 4 2,00 57 37 47,75 283,328 2 3 92 141 7371

4 0 MELİKE NAZ ARSLAN 11A 28 9 25,75 16 4 15,00 7 3 6,25 51 16 47,00 280,593 1 4 94 146 7649

5 0 DENİZ GÜLER 12A 29 9 26,75 12 4 11,00 7 1 6,75 1 3 0,25 49 17 44,75 273,678 3 5 102 164 8432

6 0 SUDE CEREN ÇETE 11A 26 13 22,75 16 4 15,00 6 1 5,75 2 8 0,00 50 26 43,50 270,413 2 6 105 172 8828

7 0 NİS  KAYMAKÇALAN 12A 26 13 22,75 16 4 15,00 3 1 2,75 1 0 1,00 46 18 41,50 264,413 4 7 127 211 9632

8 0 SELİN İKİZ 12A 27 11 24,25 15 4 14,00 3 4 2,00 1 0 1,00 46 19 41,25 263,463 5 8 131 215 9779

9 0 HATİCE ARSLAN 12A 29 10 26,50 13 4 12,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 16 39,00 256,325 6 9 146 244 10795

10 0 EMREHAN GÜLMEZ 12A 28 10 25,50 11 7 9,25 6 4 5,00 0 4 -1,00 45 25 38,75 255,670 7 10 149 248 10902

11 0 EFE EMİR GÜNDÜZ   24 12 21,00 15 4 14,00 5 2 4,50 0 4 -1,00 44 22 38,50 255,500 1 11 150 249 10929

12 0 ZEYNEP KARA   27 10 24,50 13 4 12,00 3 4 2,00 43 18 38,50 255,085 2 12 152 253 10997

13 0 GÜL EBRAR YILMAZ 12A 26 12 23,00 15 3 14,25 2 5 0,75 43 20 38,00 253,770 8 13 156 260 11210

14 0 ELİF ASYA ŞENGÖR 12A 28 9 25,75 12 7 10,25 2 1 1,75 42 17 37,75 252,658 9 14 159 266 11375

15 0 ELİF AKBOĞA   22 15 18,25 16 4 15,00 3 3 2,25 2 3 1,25 43 25 36,75 250,663 3 15 162 276 11651

16 0 RIFAT DEMİR 12A 25 14 21,50 13 5 11,75 2 1 1,75 40 20 35,00 244,905 10 16 169 296 12544

17 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12A 24 14 20,50 13 7 11,25 5 8 3,00 2 8 0,00 44 37 34,75 244,280 11 17 171 299 12650

18 0 CANSIN UÇAR 12A 25 11 22,25 6 2 5,50 4 2 3,50 3 0 3,00 38 15 34,25 242,663 12 18 175 308 12919

19 0 ALANUR DEMİR 12A 24 15 20,25 13 6 11,50 3 3 2,25 40 24 34,00 242,048 13 19 177 311 13002

20 0 NAZLICAN DARCAN 12A 18 17 13,75 15 5 13,75 6 6 4,50 2 5 0,75 41 33 32,75 239,148 14 20 178 319 13482

21 0 İBRAHİM KAFA 12A 24 14 20,50 11 8 9,00 4 9 1,75 3 6 1,50 42 37 32,75 238,300 15 21 182 324 13625

22 0 MERYEM BARUT 12A 24 15 20,25 12 4 11,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 38 21 32,75 238,253 16 22 183 326 13636

23 0 ORHAN E**E BODUROĞLU12A 25 15 21,25 7 6 5,50 6 0 6,00 38 21 32,75 238,143 17 23 185 328 13654

24 0 İDİL YALÇIN 12A 23 13 19,75 13 3 12,25 36 16 32,00 236,073 18 24 189 336 13985

25 0 TUĞÇE ŞERİFE MERSİNL  22 17 17,75 10 3 9,25 4 2 3,50 2 3 1,25 38 25 31,75 235,628 4 25 191 339 14046

26 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12A 22 14 18,50 13 6 11,50 35 20 30,00 230,195 19 26 202 366 14913

27 0 ZÜLEYHA KAPUCU 12 19 12 16,00 13 5 11,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 34 21 28,75 226,815 2 27 206 379 15444

28 0 ELİFSU DANACI 12A 20 16 16,00 11 8 9,00 3 5 1,75 34 29 26,75 220,705 20 28 222 414 16443

29 0 İBRAHİM UTKU ERDEĞER12A 22 15 18,25 9 7 7,25 1 1 0,75 32 23 26,25 218,903 21 29 225 420 16721

30 0 GÜLNİHAL KARATAŞ 12A 22 10 19,50 6 4 5,00 28 14 24,50 213,455 22 30 232 444 17492

31 0 MERT DENİZ BALCI 12A 20 10 17,50 8 5 6,75 28 15 24,25 212,960 23 31 235 448 17554

32 0 SUDE ŞAHİN 12A 22 15 18,25 5 3 4,25 3 5 1,75 30 23 24,25 212,933 24 32 236 449 17559

33 0 YAĞMUR TUNALI   21 16 17,00 9 9 6,75 0 1 -0,25 30 26 23,50 210,760 5 33 239 455 17864

34 0 DİLVİN YILDIZ   19 18 14,50 9 4 8,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 30 31 22,25 207,320 6 34 245 464 18313

35 0 YİĞİT ÖZSOYLU 11 17 9 14,75 7 3 6,25 24 12 21,00 203,503 1 35 252 476 18746

36 0 SEDA ŞENGÜL 11A 16 19 11,25 10 9 7,75 2 7 0,25 2 3 1,25 30 38 20,50 202,498 3 36 255 480 18857

37 0 ZEYNEPNAZ GÜLŞEN   14 19 9,25 10 7 8,25 1 4 0,00 5 9 2,75 30 39 20,25 202,063 7 37 256 481 18898

38 0 MELİKE NAS KAYMAZ 12A 24 13 20,75 3 17 -1,25 1 7 -0,75 2 0 2,00 30 37 20,75 202,048 25 38 257 482 18899

39 0 KAYRA BAYDAR   A 13 15 9,25 8 5 6,75 2 1 1,75 2 1 1,75 25 22 19,50 199,758 1 39 262 489 19140

40 0 SUDENAZ AKGÜN 12 15 18 10,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 21 17,75 194,280 3 40 267 495 19682

41 0 ENİS BAYDAR 11A 17 20 12,00 6 13 2,75 0 2 -0,50 4 8 2,00 27 43 16,25 189,595 4 41 274 510 20097

42 1501 FATMANUR İNANÇ 12A 20 17 15,75 4 13 0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 25 38 15,50 186,733 26 42 276 512 20318

43 0 SAMET BARAN ÇAKMER12A 8 8 6,00 4 9 1,75 1 0 1,00 13 17 8,75 167,645 27 43 292 536 21728
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 43 300 569 23833

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,1 13,4 17,73 11,4 4,3 10,33 7,5 3,7 6,54 4,6 3,3 3,78 44,5 24,7 38,38 251,400

Okul Ortalaması 22,5 13,3 19,20 10,8 5,6 9,36 3,1 2,8 2,41 1,1 2,0 0,55 37,5 23,7 31,52 234,730

KATILIMLAR
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BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

207,320 76,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

    -  0
DİLVİN YILDIZ 120 30 31 59 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 34 245 464 18313 % 76,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız bdCDBeE bcbcEe EBCA BdAeCDcCEaEbDaaEBabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız      CDEa aCAaBbBDD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız d         cd c  Bc                    c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız        c   dd   D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

PARAGRAF YORUMU 16 6 10 38

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 2 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

255,500 45,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

    -  0
EFE EMİR GÜNDÜZ 120 44 22 54 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 150 249 10929 % 45,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız bBCDBcE CBdB  dEaCdCBBdbCDcCEBEA EeEcCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız BCdDECaaB aCAEBCBDDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız eA  a D              BB             C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız d      ce   c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

PARAGRAF YORUMU 16 10 5 63

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

250,663 48,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

    -  0
ELİF AKBOĞA 120 43 25 52 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 15 162 276 11651 % 48,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDbdEaACaba  EbC bBaACCDcCEBdAbEEBEBCaec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDEBdCeaECCAEBBBDbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız   b D   D e  Ad                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız b  a d A      D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

PARAGRAF YORUMU 16 9 7 56

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 2 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 2 0

ELEKTROSTATİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

235,628 58,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

    -  0
TUĞÇE ŞERİFE MERSİNL 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 25 191 339 14046 % 58,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız bBCDBbEbCBacbaEE CcCBaAbCDcCEabADEaEBacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız dC  EC bB aCA  CBDD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız d      CE D           d            A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız aE         e  B c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

PARAGRAF YORUMU 16 7 9 44

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ENERJİ 3 2 0 67

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

210,760 74,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

    -  0
YAĞMUR TUNALI 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 239 455 17864 % 74,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDAdEabeBdBb   CeCBaAaCcACEBdAadEBEBdBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EecBd BbdaCAEBa DbcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız b                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

PARAGRAF YORUMU 16 8 8 50

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

255,085 46,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

    -  0
ZEYNEP KARA 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 152 253 10997 % 46,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız bBCDBAECCBb E  EBCdaBBAbCDcCEBdAcEdEBCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız BaED Caae  CAEBCBDDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız     b a   D Ac   A    d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

PARAGRAF YORUMU 16 10 6 63

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

202,063 79,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

    -  0
ZEYNEPNAZ GÜLŞEN 120 30 39 51 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 37 256 481 18898 % 79,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 19 7 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CbAdEB aBbB accC C aeCaDbCEBabcbEea   ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EcEB beDadCAE  BbbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız   c a    Ebb                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız ccbdcaBAadEDCc      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

PARAGRAF YORUMU 16 3 10 19

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ENERJİ 3 1 2 33

ELEKTROSTATİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0

OPTİK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

199,758 80,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

  A  -  0
KAYRA BAYDAR 120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 39 262 489 19140 % 80,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 15 12 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız bddbBAE ad Bc   BCdCBB   e CEa A  dbaabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız B a cCDEB cb   C DDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız     e D   D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız        a  DA        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 5 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

PARAGRAF YORUMU 16 4 6 25

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

203,503 78,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

11  -  0
YİĞİT ÖZSOYLU 120 24 12 84 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 35 252 476 18746 % 78,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız AcCDBAE dBddE  EBdAbBdAaC bCEB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız B E ECDa   CdaB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

PARAGRAF YORUMU 16 3 3 19

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

189,595 84,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

11A  -  0
ENİS BAYDAR 120 27 43 50 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 41 274 510 20097 % 84,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 20 3 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız bdCDBAEadBbdc  EcbAbBacabbbCEB ADEBbcCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız Bdd caaaBCBbbdeCdDac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız  d        e                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız    DedEc  aA  eeceE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

PARAGRAF YORUMU 16 7 8 44

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 1 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100

OPTİK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

280,593 32,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

11A  -  0
MELİKE NAZ ARSLAN 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 94 146 7649 % 32,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız ABCDBAE CBbabC EBdACBB CCDbCEBceDEBEcCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız BCEDECaaBCBeAEaCBDDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız dc Db DCEEDE                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

PARAGRAF YORUMU 16 11 5 69

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

202,498 79,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

11A  -  0
SEDA ŞENGÜL 120 30 38 52 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 36 255 480 18857 % 79,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız b CDB E babcE EEeddada CCDcCEBcAaEebBace

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız BdEeECbEebcCdEBCeDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız  bC      bcd       d  a  b        E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız           Dd  aC  c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 1 5 17

PARAGRAF YORUMU 16 7 9 44

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

270,413 37,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

11A  -  0
SUDE CEREN ÇETE 120 50 26 44 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 105 172 8828 % 37,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDbdEBACBae edbCdCBBAbCDcCEBEeDEEBEBCaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDdBCbcDECCAEBBBDaAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız     D   D   E  BA    B     a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız cE cc  d c  b cA   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

PARAGRAF YORUMU 16 11 5 69

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 4 0 40

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ENERJİ 3 0 2 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

288,863 28,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  0
ŞEVVAL GÜZEL 120 53 13 54 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 82 123 6784 % 28,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDAdEBACa B bEcCACBBACCDcCEBdADEbBE CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDcBC BDaCCA e BDDAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız ACD D  ED  a AcB BE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız      E   e          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 11 2 69

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 2 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

194,280 82,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  0
SUDENAZ AKGÜN 120 23 21 76 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 40 267 495 19682 % 82,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDAdEBAb aa   bd aBa  bDcCEaEAaEEebBaaec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız d b   BD CC   B D  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız           b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız    B                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33

PARAGRAF YORUMU 16 5 10 31

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

226,815 64,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12  -  0
ZÜLEYHA KAPUCU 120 34 21 65 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 27 206 379 15444 % 64,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDAd BAbaad    d CBa CCDACEBEdab BEBaB c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDcBaaBDcCCA  BBDDdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız           b    a     d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız        d       A  B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

PARAGRAF YORUMU 16 9 6 56

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

230,195 62,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
AHMET TAHİR VOLKAN 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 26 202 366 14913 % 62,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDbdEBACdbB    dACBdACbDcCEaEAaEEaEeCBec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDEBCCeD CbAEdedDaAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

PARAGRAF YORUMU 16 8 8 50

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

244,280 53,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
AHSEN AZRA NİŞLİ 120 44 37 39 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 17 171 299 12650 % 53,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDAdEBACdbB C EdceBBbCCDcCEBdAeEEBEeaBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDEaCaBDaaeAEBaBDaAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız bdDbD  Ec d    Becc                    A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız bE accdded        B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

PARAGRAF YORUMU 16 9 7 56

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0

SAYILAR 2 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ENERJİ 3 0 3 0

ELEKTROSTATİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

242,048 54,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
ALANUR DEMİR 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 19 177 311 13002 % 54,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız AdCDBAE bcaaECaEBdACBaAeCDcCEBaADEddBaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız Be DdCDEeaeCAEdCBDDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız     e Db       BBd                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

PARAGRAF YORUMU 16 8 8 50

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

242,663 54,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
CANSIN UÇAR 120 38 15 67 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12919.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 18 175 308 12919 % 54,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDb EBebB BeCEEd CBBACCD CEBEdDEEaEdaBbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız         ECC    BabAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız  Ce D   D d     A                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız        A      DA    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

PARAGRAF YORUMU 16 10 5 63

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

273,678 35,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
DENİZ GÜLER 120 49 17 54 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 102 164 8432 % 35,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız AdCDBAECCB BEe EBCACBBACCDACEBEeaEedBacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız BCED aa e BCAEBCBDa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız C C e D  ED AE                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız E      c   d   e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 9 7 56

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 2 1 0 50

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

252,658 47,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
ELİF ASYA ŞENGÖR 120 42 17 61 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11375.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 14 159 266 11375 % 47,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDbdEBAa ac b ECACBBcCCDACEBEADEEBbBCBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDEBaaB baaAEBadDDAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız e       D    A                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

PARAGRAF YORUMU 16 14 2 88

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

220,705 68,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
ELİFSU DANACI 120 34 29 57 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 28 222 414 16443 % 68,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız AdCDBAE ecaBba E CAaBd aCDbCEBEeaEddBCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız BbEedCbae BeAaBCBDDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız a   b e E D  c  dA                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

PARAGRAF YORUMU 16 7 9 44

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 2 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

283,328 30,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
EMİR GÖNÜL 120 57 37 26 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 92 141 7371 % 30,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız AdCDdAE CBCBECEEBdACdceCCccCEBEdDEaEBddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız BdEDbaDceacCAbdCBDDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 10 3 14,50 % 48

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız CAe abDdEEDcAdEBBABEDBcab  cCB b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız  d DaB B  e     c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

PARAGRAF YORUMU 16 9 7 56

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 7 3 70

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 1 2 33

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100

OPTİK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

255,670 45,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
EMREHAN GÜLMEZ 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 10 149 248 10902 % 45,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız AdCcBAE eBbBE aEaCACBBACCDbCEBEdDEdEBCEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız BaaDcC Ee aeAEeCBDDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız CA  bee Ed EAE                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız  d         e    ce  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

PARAGRAF YORUMU 16 12 4 75

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 2 0 20

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 2 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

186,733 85,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  1501
FATMANUR İNANÇ 120 25 38 57 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20318.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 42 276 512 20318 % 85,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız bdCDBAE CddBd  EddeCBcAbbDcCEaEAaEedBCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız  e  EdbdaeabAbeCdDad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız     e   b c      A    c        a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız d a c               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

PARAGRAF YORUMU 16 7 9 44

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

253,770 47,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
GÜL EBRAR YILMAZ 120 43 20 57 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 13 156 260 11210 % 47,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız dcAdEBAd aaaC bdACBBeCCDACEBEADEEBdBaBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDEBCa Da CAEBaBDDAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız  eD                            Cdcb    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

PARAGRAF YORUMU 16 14 2 88

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

213,455 73,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
GÜLNİHAL KARATAŞ 120 28 14 78 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 30 232 444 17492 % 73,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız bdCDBAE aBa    EBC CBaA CDcCEBEAaE cBabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız  e   CbEc  b   CBDD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

PARAGRAF YORUMU 16 8 6 50

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

256,325 45,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
HATİCE ARSLAN 120 43 16 61 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10795.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 9 146 244 10795 % 45,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDAdEBACBeBebEbd dBBACCDACEBdAaEEBEBCBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDdB  BDaaCAdBBBDD C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız         D    b                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız        c            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

PARAGRAF YORUMU 16 13 3 81

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

238,300 57,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
İBRAHİM KAFA 120 42 37 41 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 21 182 324 13625 % 57,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDABEBebBbBda cC baBdCCDcCEBEADEaBEcaBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDdBCaeD eeAceaBDDAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 9 17 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız  dec d E  aE ceBA    d      d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız bb a   d     EDe  dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

PARAGRAF YORUMU 16 12 4 75

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 3 20

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ENERJİ 3 0 2 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

218,903 70,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
İBRAHİM UTKU ERDEĞER 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 29 225 420 16721 % 70,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDABEBAaddd a cCAbda CCDcCEBEeDEaBEeCBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız aDEB  eeECedaBe DD C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız e   D                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

PARAGRAF YORUMU 16 10 6 63

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

236,073 58,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
İDİL YALÇIN 120 36 16 68 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 24 189 336 13985 % 58,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız AdCbBAE d baE bEBC CdBACCDcCEBEADdcEaCce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız B E ECDae eCAEBCBDD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

PARAGRAF YORUMU 16 10 6 63

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

202,048 79,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
MELİKE NAS KAYMAZ 120 30 37 53 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 38 257 482 18899 % 79,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDAdEBACBbcb dbddCB dCCDACEB ADdaBEdCBbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız dcEBeacbcaedbecaDede     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız e      dc       A c       cd          d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız   D                C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

PARAGRAF YORUMU 16 11 3 69

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

212,960 73,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
MERT DENİZ BALCI 120 28 15 77 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17554.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 31 235 448 17554 % 73,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız ABCaBAECCBaB   EBdedBdb CDcCEB A  eE   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız dC  E D a cd  BCaDDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

PARAGRAF YORUMU 16 5 4 31

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

238,253 57,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
MERYEM BARUT 120 38 21 61 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 22 183 326 13636 % 57,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDcdEBeacbceCE CeCBdACCDcCEBEAeEEBEcCBec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDEB  e deCAEBBBDb C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız               B A                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız          a        a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

PARAGRAF YORUMU 16 10 6 63

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

239,148 56,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
NAZLICAN DARCAN 120 41 33 46 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13482.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 20 178 319 13482 % 56,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDbdEBe BbB aE d CddAC DbCEBceaEEdEedBec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EDEBbaeDECCAEBaBaDAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız ACb b   cECE  B b           c a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız cb  c  eD      Ac   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33

PARAGRAF YORUMU 16 6 9 38

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 2 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ENERJİ 3 0 2 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

287,225 29,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
NEVA YERLİYÜRT 120 52 11 57 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 84 127 6954 % 29,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız AdCDBAE CBbcEeEEBC CBBACCDbCEBd DEdEaCEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız BCEDECbEBCdCAEBCBDDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız CA    D E D   c                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

PARAGRAF YORUMU 16 11 4 69

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

264,413 40,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
NİS  KAYMAKÇALAN 120 46 18 56 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 127 211 9632 % 40,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız bBCDBAE CabebaEEBCAbBBACCDcCEaEbDEBEaacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız BCEDdabEBbBCAEBCBDDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız Ce                         D        C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız               B     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

PARAGRAF YORUMU 16 10 6 63

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

238,143 57,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
ORHAN E**E BODUROĞLU 120 38 21 61 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 23 185 328 13654 % 57,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ABCDBAECCBCBECEEBCACBBACCDACEBEADEBEBCEA

Cevaplarınız AdCDBAECCdaBEaE**aAbdBACCDcCaBbcDEBEBaEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BCEDECDEBCBCAEBCBDDABDACD

Cevaplarınız BbEec a B aCA  C Db      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CACDDDDCEEDEAEEBBABEDBBDADCDCBCCDAEACCAA

Cevaplarınız CA  D D  ED                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEEDBBEBCEDAEDBCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 1 5 17

PARAGRAF YORUMU 16 11 5 69

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

244,905 52,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
RIFAT DEMİR 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 16 169 296 12544 % 52,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDedEBAdBbcd dcCACBaAdCDACEBEAebEaEBaBAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız   EBCCeDcCCAEeeBDaAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız   b     D    A                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

PARAGRAF YORUMU 16 11 5 69

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

167,645 91,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
SAMET BARAN ÇAKMER 120 13 17 90 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 43 292 536 21728 % 91,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDAcEBAdBbB   cdeed                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız  adBa Bc ee    dDaAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız                 A                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 0 4 0

PARAGRAF YORUMU 16 0 0 0

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

263,463 41,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
SELİN İKİZ 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 131 215 9779 % 41,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDAdEBACBae d bdACBBAeCDbCEBEeDEEBEBCaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız EcEBe BabCCAEBBBDDAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız Ad  D   Dd    ac                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız               D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

PARAGRAF YORUMU 16 11 5 69

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ENERJİ 3 0 0 0

ELEKTROSTATİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0



BİYOTİK SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

212,933 73,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

12A  -  0
SUDE ŞAHİN 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 32 236 449 17559 % 73,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 43 300 569 23833

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDABEBACBCBCCEECACBBACCDACEBEADEEBEBCBAE

Cevaplarınız CDABEBAedaB   bdebBaACCDbCEBdADEEBbBaceb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDEBCCBDECCAEBBBDDACDBDAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDDDCDEDECEEABBABEDBBDECADCBDCCEACDACAA

Cevaplarınız A      bcc E    A      E    B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EEDBEEBADBEDCEDAEEBC

Cevaplarınız bE aEEdb      a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

PARAGRAF YORUMU 16 8 8 50

ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50

SAYILAR 2 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 3 0 30

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ENERJİ 3 0 3 0

ELEKTROSTATİK 2 2 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
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