
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,6310,25 21,07 2,34 1,30 2,02 1,44 1,45 1,07 2,60 1,09 2,33 2,61 1,15 2,32 0,04 0,01 0,04 11,35 2,94 10,61 2,21 0,71 2,04 1,81 1,95 1,33 2,25 0,99 2,01 2,38 0,84 2,17 52,6622,68 47,01 277,400

Okul Ortalaması 24,2911,01 21,53 2,47 1,39 2,12 1,65 1,64 1,24 2,65 1,07 2,38 2,66 1,20 2,36 0,05 0,01 0,05 9,54 2,65 8,87 1,67 0,58 1,52 1,87 2,10 1,34 1,84 0,91 1,61 2,25 0,92 2,02 50,9423,48 45,04 277,200

KATILIMLAR

1 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12-E 35 3 34,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 24 1 23,75 5 0 5,00 6 1 5,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 87 14 83,50 390,456 625

2 0 ELANUR YILDIRIM 12-E 36 3 35,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 0 12,00 9 0 9,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 81 8 79,00 376,982 847

3 0 İREM KUL 12-E 33 6 31,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 1 14,75 7 2 6,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 82 15 78,25 375,834 870

4 0 IRMAK DEMİR 12-E 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 5 21,75 6 2 5,50 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 84 30 76,50 370,741 952

5 0 DİLEM KARAKAYA 12-E 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 15 1 14,75 8 0 8,00 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 80 15 76,25 369,563 973

6 0 H BEDİRHAN ALACA 12-E 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 19 3 18,25 2 4 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 77 19 72,25 357,391 1237

7 0 ELANUR ORUÇ 12-E 33 6 31,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 16 1 15,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 76 16 72,00 356,706 1253

8 0 ELİF SOFUOĞLU 12-E 34 4 33,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 11 1 10,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 0 3,00 73 7 71,25 354,938 1290

9 0 GÜLZEHRA UYSAL 12-E 33 7 31,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 19 2 18,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 72 17 67,75 343,578 1537

10 0 İREM ERKLİ 12-E 31 6 29,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 17 1 16,75 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 69 19 64,25 334,256 1754

11 0 NURİYE ÖZCAN 12-E 30 9 27,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 14 3 13,25 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 69 21 63,75 332,716 1798

12 0 METİN ALMACIK 12-E 26 13 22,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 4 14,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 6 0 6,00 69 27 62,25 328,288 1907

13 0 BÜŞRA SAYIN 12-E 29 11 26,25 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 18 2 17,50 4 0 4,00 65 15 61,25 323,836 2024

14 0 ECEM ARSLAN 12-E 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 21 5 19,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 68 30 60,50 322,822 2060

15 0 MEHMET TOPLAR 12-E 25 13 21,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 25 2 24,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 67 29 59,75 320,467 2125

16 0 ZEYNEP TAŞTEPE 12-E 30 5 28,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 16 4 15,00 1 1 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 62 13 58,75 317,712 2199

17 0 RANA ALTINPAŞAK 12-E 34 6 32,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 10 2 9,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 63 22 57,50 313,679 2315

18 0 MELİH GÜNEŞ 12-E 31 8 29,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 14 2 13,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 61 21 55,75 308,333 2486

19 0 ALPER AK 12-E 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 60 24 54,00 302,957 2656

20 0 MEHMET ALİ LAYIK 12-E 25 13 21,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 12 3 11,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 58 23 52,25 298,588 2790

21 0 ZEYNEP KİRLİ 12-E 30 7 28,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 9 2 8,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 56 18 51,50 296,936 2843

22 0 DİLANUR BEGDE 12-E 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 14 2 13,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 57 21 51,75 295,885 2885

23 0 AZRA SARIÇALI 12-E 31 9 28,75 2 0 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 12 0 12,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 53 12 50,00 290,761 3054

24 0 SEDEF NAZ BURDUR 12-E 29 11 26,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 9 1 8,75 2 4 1,00 5 1 4,75 55 26 48,50 287,751 3153

25 0 NİDA BOZKIR 12-E 25 11 22,25 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 51 20 46,00 280,350 3414

26 0 SELİN LAYIK 12-E 30 9 27,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 19 44,25 274,227 3661

27 0 LÜTFÜ ÇİFTÇİ 12-E 19 13 15,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 2 10,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 50 25 43,75 274,112 3667

28 0 İNCİ NUR KÖKSAL 12-E 28 11 25,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 49 22 43,50 272,214 3739

29 0 GÖKTUĞ TAKAN 12-E 29 9 26,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 7 2 6,50 46 16 42,00 267,458 3921
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,6310,25 21,07 2,34 1,30 2,02 1,44 1,45 1,07 2,60 1,09 2,33 2,61 1,15 2,32 0,04 0,01 0,04 11,35 2,94 10,61 2,21 0,71 2,04 1,81 1,95 1,33 2,25 0,99 2,01 2,38 0,84 2,17 52,6622,68 47,01 277,400

Okul Ortalaması 24,2911,01 21,53 2,47 1,39 2,12 1,65 1,64 1,24 2,65 1,07 2,38 2,66 1,20 2,36 0,05 0,01 0,05 9,54 2,65 8,87 1,67 0,58 1,52 1,87 2,10 1,34 1,84 0,91 1,61 2,25 0,92 2,02 50,9423,48 45,04 277,200

KATILIMLAR

30 0 NESİBE AKAY 12-E 27 11 24,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 45 20 40,00 262,182 4119

31 0 ECR İN KIZILKAYA 12-E 28 11 25,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 7 5 5,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 46 27 39,25 259,750 4200

32 0 CEMRE CURA 12-E 27 11 24,25 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 22 38,50 257,423 4299

33 0 YUSUF METE ESEN 12-E 28 6 26,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 41 11 38,25 256,506 4332

34 0 ECRİN ÖMÜR ESİN 12-E 25 14 21,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 5 0,75 1 1 0,75 44 25 37,75 255,471 4363

35 0 İCLAL NİSA GÜNDÜZ 12-E 30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 42 18 37,50 254,295 4424

36 0 İKRA KARADAĞ 12-E 27 9 24,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 6 3 5,25 41 15 37,25 253,579 4454

37 0 HİRANUR GÜLÜMSER 12-E 26 13 22,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 40 18 35,50 248,556 4664

38 0 EGE HAN EGİNLİ 12-E 27 6 25,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 38 14 34,50 245,864 4752

39 0 AYBERK ELVER 12-E 25 15 21,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 40 23 34,25 244,888 4784

40 0 CEMRE KAYA 12-E 27 8 25,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 2 4,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 23 34,25 244,506 4799

41 0 MELİHAPELİNZEYBEK 12-E 19 18 14,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 4 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 41 31 33,25 243,216 4842

42 1387 HAYRUNNİSAY ILDIRIM 12-E 22 13 18,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 40 27 33,25 242,739 4854

43 0 BERKE ÇEŞMECİ 12-E 22 13 18,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 38 19 33,25 242,005 4876

44 0 EMİNE ALCEYLAN 12-E 30 1 29,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 34 4 33,00 241,004 4912

45 0 ECRİN KOCABIYIK 12-E 26 10 23,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 4 4,00 39 26 32,50 239,679 4959

46 0 EGE KAHVECİ 12-E 19 9 16,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 2 3,50 2 1 1,75 1 0 1,00 36 16 32,00 238,989 4980

47 0 YELDA YILDIZ 12-E 24 14 20,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 21 31,75 238,168 5010

48 0 NİSANUR SAĞLAM 12-E 21 17 16,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 1 1 0,75 5 3 4,25 2 3 1,25 1 0 1,00 37 27 30,25 233,735 5148

49 0 ENES KAYALI 12-E 21 19 16,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 3 3 2,25 41 46 29,50 232,043 5194

50 0 MELEK KAPLAN 12-E 18 8 16,00 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 3 2,25 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 33 16 29,00 230,478 5241

51 0 BERTUĞ ZENGİNOĞLU 12-E 19 13 15,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 10 1 9,75 0 2 -0,50 34 22 28,50 227,981 5325

52 0 ECRİN GÖK 12-E 21 19 16,25 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 5 3,75 0 3 -0,75 37 35 28,25 227,414 5335

53 0 NİSA SU OVALI 12-E 24 14 20,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 36 32 28,00 227,008 5344

54 0 EYLÜL KURTKAN 12-E 21 15 17,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 6 1 5,75 1 4 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 36 32 28,00 226,885 5345

55 0 CEMRE SONGUR 12-E 19 19 14,25 2 3 1,25 3 0 3,00 1 4 0,00 1 3 0,25 4 0 4,00 1 3 0,25 3 3 2,25 1 0 1,00 1 1 0,75 36 36 27,00 224,632 5415

56 0 ECRİM ZUNGULDAK 12-E 19 13 15,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 33 29 25,75 220,321 5528

57 0 PINA  K 12-E 21 12 18,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 4 2,00 31 22 25,50 219,300 5556

58 0 DUYGU YEŞİ ÇAYIR 12-E 25 13 21,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 32 31 24,25 216,074 5627
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,6310,25 21,07 2,34 1,30 2,02 1,44 1,45 1,07 2,60 1,09 2,33 2,61 1,15 2,32 0,04 0,01 0,04 11,35 2,94 10,61 2,21 0,71 2,04 1,81 1,95 1,33 2,25 0,99 2,01 2,38 0,84 2,17 52,6622,68 47,01 277,400

Okul Ortalaması 24,2911,01 21,53 2,47 1,39 2,12 1,65 1,64 1,24 2,65 1,07 2,38 2,66 1,20 2,36 0,05 0,01 0,05 9,54 2,65 8,87 1,67 0,58 1,52 1,87 2,10 1,34 1,84 0,91 1,61 2,25 0,92 2,02 50,9423,48 45,04 277,200

KATILIMLAR

59 0 EYLEM IŞIKLI 12-E 21 9 18,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 28 16 24,00 215,205 5654

60 0 NAZLI SU OVALI 12-E 21 14 17,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 32 34 23,50 214,072 5689

61 0 ELİF SAĞL M 12-E 22 16 18,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 28 22 22,50 211,083 5739

62 0 DENİZ PEKER 12-E 18 10 15,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 18 21,50 207,541 5811

63 0 KÜBRA ARSLAN 12-E 18 19 13,25 2 0 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 28 27 21,25 207,352 5812

64 0 BİRÇE ERMU 12-E 18 16 14,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 4 3,00 27 24 21,00 206,187 5844

65 0 EBRAR YILDIRIM 12-E 20 16 16,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 28 39 18,25 198,346 5979

66 0 ZEKİ CAN YILDIZ 12-E 8 28 1,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 8 5 6,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 29 47 17,25 196,187 6004

67 0 NEHİR ÇAĞLIYAN 12-E 12 19 7,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 22 32 14,00 185,740 6113

68 0 RABİAEBRARBEYHANOĞLU12-E 11 5 9,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 17 13 13,75 185,049 6118

69 0 FURKAN TOPTAÇ 12-E 1 0 1,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 9 8 7,00 165,432 6302

70 0 ONUR DEMİR 12-E 9 18 4,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 12 28 5,00 159,482 6359

71 0 YAĞIZ ATAŞ 12-E 1 14 -2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 6 31 -1,75
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 10,3 21,07 9,0 5,0 7,77 13,6 3,7 12,65 6,5 3,8 5,50 52,7 22,7 46,99 277,400

Okul Ortalaması 24,3 11,0 21,53 9,5 5,3 8,16 11,2 3,2 10,40 6,0 3,9 4,97 50,9 23,5 45,06 277,200

KATILIMLAR

1 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12-E 35 3 34,25 14 4 13,00 29 1 28,75 9 6 7,50 87 14 83,50 390,456 1 15 15 64 625

2 0 ELANUR YILDIRIM 12-E 36 3 35,25 17 1 16,75 21 0 21,00 7 4 6,00 81 8 79,00 376,982 2 23 23 87 847

3 0 İREM KUL 12-E 33 6 31,50 16 4 15,00 22 3 21,25 11 2 10,50 82 15 78,25 375,834 3 24 24 90 870

4 0 IRMAK DEMİR 12-E 30 10 27,50 13 7 11,25 29 7 27,25 12 6 10,50 84 30 76,50 370,741 4 28 28 100 952

5 0 DİLEM KARAKAYA 12-E 32 8 30,00 16 4 15,00 23 1 22,75 9 2 8,50 80 15 76,25 369,563 5 29 29 103 973

6 0 H BEDİRHAN ALACA 12-E 33 6 31,50 16 4 15,00 21 7 19,25 7 2 6,50 77 19 72,25 357,391 6 39 39 129 1237

7 0 ELANUR ORUÇ 12-E 33 6 31,50 15 3 14,25 20 2 19,50 8 5 6,75 76 16 72,00 356,706 7 40 40 130 1253

8 0 ELİF SOFUOĞLU 12-E 34 4 33,00 15 1 14,75 15 1 14,75 9 1 8,75 73 7 71,25 354,938 8 42 42 134 1290

9 0 GÜLZEHRA UYSAL 12-E 33 7 31,25 13 6 11,50 22 3 21,25 4 1 3,75 72 17 67,75 343,578 9 54 55 162 1537

10 0 İREM ERKLİ 12-E 31 6 29,50 8 7 6,25 21 2 20,50 9 4 8,00 69 19 64,25 334,256 10 65 66 192 1754

11 0 NURİYE ÖZCAN 12-E 30 9 27,75 13 6 11,50 18 3 17,25 8 3 7,25 69 21 63,75 332,716 11 68 69 199 1798

12 0 METİN ALMACIK 12-E 26 13 22,75 16 3 15,25 19 5 17,75 8 6 6,50 69 27 62,25 328,288 12 70 72 207 1907

13 0 BÜŞRA SAYIN 12-E 29 11 26,25 14 2 13,50 22 2 21,50 65 15 61,25 323,836 13 78 82 227 2024

14 0 ECEM ARSLAN 12-E 26 14 22,50 15 5 13,75 21 7 19,25 6 4 5,00 68 30 60,50 322,822 14 79 83 231 2060

15 0 MEHMET TOPLAR 12-E 25 13 21,75 10 7 8,25 26 3 25,25 6 6 4,50 67 29 59,75 320,467 15 82 86 237 2125

16 0 ZEYNEP TAŞTEPE 12-E 30 5 28,75 10 3 9,25 16 4 15,00 6 1 5,75 62 13 58,75 317,712 16 87 91 247 2199

17 0 RANA ALTINPAŞAK 12-E 34 6 32,50 13 7 11,25 10 2 9,50 6 7 4,25 63 22 57,50 313,679 17 91 95 262 2315

18 0 MELİH GÜNEŞ 12-E 31 8 29,00 12 6 10,50 14 3 13,25 4 4 3,00 61 21 55,75 308,333 18 102 107 281 2486

19 0 ALPER AK 12-E 33 6 31,50 17 3 16,25 6 6 4,50 4 9 1,75 60 24 54,00 302,957 19 114 122 314 2656

20 0 MEHMET ALİ LAYIK 12-E 25 13 21,75 15 5 13,75 13 3 12,25 5 2 4,50 58 23 52,25 298,588 20 121 130 327 2790

21 0 ZEYNEP KİRLİ 12-E 30 7 28,25 9 6 7,50 9 4 8,00 8 1 7,75 56 18 51,50 296,936 21 123 132 333 2843

22 0 DİLANUR BEGDE 12-E 30 10 27,50 13 7 11,25 14 2 13,50 0 2 -0,50 57 21 51,75 295,885 22 125 134 335 2885

23 0 AZRA SARIÇALI 12-E 31 9 28,75 8 1 7,75 14 1 13,75 0 1 -0,25 53 12 50,00 290,761 23 131 141 354 3054

24 0 SEDEF NAZ BURDUR 12-E 29 11 26,25 10 9 7,75 9 1 8,75 7 5 5,75 55 26 48,50 287,751 24 135 146 364 3153

25 0 NİDA BOZKIR 12-E 25 11 22,25 10 5 8,75 10 0 10,00 6 4 5,00 51 20 46,00 280,350 25 150 162 393 3414

26 0 SELİN LAYIK 12-E 30 9 27,75 13 4 12,00 5 5 3,75 1 1 0,75 49 19 44,25 274,227 26 163 176 426 3661

27 0 LÜTFÜ ÇİFTÇİ 12-E 19 13 15,75 11 5 9,75 13 3 12,25 7 4 6,00 50 25 43,75 274,112 27 165 178 428 3667

28 0 İNCİ NUR KÖKSAL 12-E 28 11 25,25 11 6 9,50 8 3 7,25 2 2 1,50 49 22 43,50 272,214 28 167 180 434 3739

29 0 GÖKTUĞ TAKAN 12-E 29 9 26,75 10 5 8,75 7 2 6,50 46 16 42,00 267,458 29 179 192 458 3921

30 0 NESİBE AKAY 12-E 27 11 24,25 13 6 11,50 2 0 2,00 3 3 2,25 45 20 40,00 262,182 30 186 200 478 4119

31 0 ECR İN KIZILKAYA 12-E 28 11 25,25 9 9 6,75 7 5 5,75 2 2 1,50 46 27 39,25 259,750 31 193 207 490 4200

32 0 CEMRE CURA 12-E 27 11 24,25 10 7 8,25 6 3 5,25 1 1 0,75 44 22 38,50 257,423 32 199 214 504 4299

33 0 YUSUF METE ESEN 12-E 28 6 26,50 11 4 10,00 2 1 1,75 41 11 38,25 256,506 33 202 217 508 4332

34 0 ECRİN ÖMÜR ESİN 12-E 25 14 21,50 12 5 10,75 4 0 4,00 3 6 1,50 44 25 37,75 255,471 34 203 218 511 4363

35 0 İCLAL NİSA GÜNDÜZ 12-E 30 10 27,50 12 8 10,00 42 18 37,50 254,295 35 207 222 520 4424

36 0 İKRA KARADAĞ 12-E 27 9 24,75 8 3 7,25 6 3 5,25 41 15 37,25 253,579 36 209 224 524 4454

37 0 HİRANUR GÜLÜMSER 12-E 26 13 22,75 14 5 12,75 40 18 35,50 248,556 37 220 237 550 4664

38 0 EGE HAN EGİNLİ 12-E 27 6 25,50 9 4 8,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 38 14 34,50 245,864 38 223 240 558 4752

39 0 AYBERK ELVER 12-E 25 15 21,25 11 6 9,50 4 2 3,50 40 23 34,25 244,888 39 225 242 562 4784

40 0 CEMRE KAYA 12-E 27 8 25,00 8 8 6,00 5 2 4,50 0 5 -1,25 40 23 34,25 244,506 40 227 244 565 4799

41 0 MELİHAPELİNZEYBEK 12-E 19 18 14,50 13 5 11,75 3 4 2,00 6 4 5,00 41 31 33,25 243,216 41 228 246 568 4842

42 1387 HAYRUNNİSAY ILDIRIM 12-E 22 13 18,75 8 10 5,50 6 2 5,50 4 2 3,50 40 27 33,25 242,739 42 229 247 569 4854

43 0 BERKE ÇEŞMECİ 12-E 22 13 18,75 11 6 9,50 5 0 5,00 38 19 33,25 242,005 43 230 249 573 4876

44 0 EMİNE ALCEYLAN 12-E 30 1 29,75 3 3 2,25 1 0 1,00 34 4 33,00 241,004 44 231 251 577 4912

45 0 ECRİN KOCABIYIK 12-E 26 10 23,50 8 12 5,00 5 4 4,00 39 26 32,50 239,679 45 239 259 585 4959

46 0 EGE KAHVECİ 12-E 19 9 16,75 10 4 9,00 4 2 3,50 3 1 2,75 36 16 32,00 238,989 46 243 263 590 4980

47 0 YELDA YILDIZ 12-E 24 14 20,50 8 5 6,75 2 1 1,75 3 1 2,75 37 21 31,75 238,168 47 248 268 596 5010

48 0 NİSANUR SAĞLAM 12-E 21 17 16,75 8 4 7,00 5 3 4,25 3 3 2,25 37 27 30,25 233,735 48 255 275 610 5148

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 10,3 21,07 9,0 5,0 7,77 13,6 3,7 12,65 6,5 3,8 5,50 52,7 22,7 46,99 277,400

Okul Ortalaması 24,3 11,0 21,53 9,5 5,3 8,16 11,2 3,2 10,40 6,0 3,9 4,97 50,9 23,5 45,06 277,200

KATILIMLAR

49 0 ENES KAYALI 12-E 21 19 16,25 13 7 11,25 0 9 -2,25 7 11 4,25 41 46 29,50 232,043 49 258 279 615 5194

50 0 MELEK KAPLAN 12-E 18 8 16,00 8 5 6,75 3 3 2,25 4 0 4,00 33 16 29,00 230,478 50 261 282 620 5241

51 0 BERTUĞ ZENGİNOĞLU 12-E 19 13 15,75 5 6 3,50 10 1 9,75 0 2 -0,50 34 22 28,50 227,981 51 273 294 635 5325

52 0 ECRİN GÖK 12-E 21 19 16,25 11 8 9,00 5 8 3,00 37 35 28,25 227,414 52 274 295 637 5335

53 0 NİSA SU OVALI 12-E 24 14 20,50 7 9 4,75 2 5 0,75 3 4 2,00 36 32 28,00 227,008 53 275 297 639 5344

54 0 EYLÜL KURTKAN 12-E 21 15 17,25 6 9 3,75 6 1 5,75 3 7 1,25 36 32 28,00 226,885 54 276 298 640 5345

55 0 CEMRE SONGUR 12-E 19 19 14,25 7 10 4,50 5 3 4,25 5 4 4,00 36 36 27,00 224,632 55 279 301 644 5415

56 0 ECRİM ZUNGULDAK 12-E 19 13 15,75 10 8 8,00 1 0 1,00 3 8 1,00 33 29 25,75 220,321 56 285 309 655 5528

57 0 PINA  K 12-E 21 12 18,00 7 6 5,50 3 4 2,00 31 22 25,50 219,300 57 287 311 658 5556

58 0 DUYGU YEŞİ ÇAYIR 12-E 25 13 21,75 4 16 0,00 3 2 2,50 32 31 24,25 216,074 58 291 316 666 5627

59 0 EYLEM IŞIKLI 12-E 21 9 18,75 4 4 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 28 16 24,00 215,205 59 292 317 668 5654

60 0 NAZLI SU OVALI 12-E 21 14 17,50 4 13 0,75 3 3 2,25 4 4 3,00 32 34 23,50 214,072 60 295 320 678 5689

61 0 ELİF SAĞL M 12-E 22 16 18,00 2 5 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 28 22 22,50 211,083 61 298 323 683 5739

62 0 DENİZ PEKER 12-E 18 10 15,50 8 6 6,50 0 2 -0,50 26 18 21,50 207,541 62 305 330 694 5811

63 0 KÜBRA ARSLAN 12-E 18 19 13,25 8 5 6,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 28 27 21,25 207,352 63 306 331 695 5812

64 0 BİRÇE ERMU 12-E 18 16 14,00 5 4 4,00 4 4 3,00 27 24 21,00 206,187 64 309 334 698 5844

65 0 EBRAR YILDIRIM 12-E 20 16 16,00 4 14 0,50 1 2 0,50 3 7 1,25 28 39 18,25 198,346 65 320 348 714 5979

66 0 ZEKİ CAN YILDIZ 12-E 8 28 1,00 9 11 6,25 8 5 6,75 4 3 3,25 29 47 17,25 196,187 66 322 351 718 6004

67 0 NEHİR ÇAĞLIYAN 12-E 12 19 7,25 8 6 6,50 1 1 0,75 1 6 -0,50 22 32 14,00 185,740 67 330 361 731 6113

68 0 RABİAEBRARBEYHANOĞLU12-E 11 5 9,75 6 8 4,00 17 13 13,75 185,049 68 331 362 732 6118

69 0 FURKAN TOPTAÇ 12-E 1 0 1,00 4 7 2,25 4 1 3,75 9 8 7,00 165,432 69 338 369 743 6302

70 0 ONUR DEMİR 12-E 9 18 4,50 1 9 -1,25 2 1 1,75 12 28 5,00 159,482 70 341 372 748 6359

71 0 YAĞIZ ATAŞ 12-E 1 14 -2,50 3 8 1,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 6 31 -1,75
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ALAN TYT TG

302,957 38,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ALPER AK 120 60 24 36 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 114 122 314 2656 % 38,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aaABCAEBec AABDECEDBEaECADCEDBCAECCdDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCEeEdDCCEEcBBCDAAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBc  c                       d bb  EBcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız ac eCdbBbE ca   eA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

244,888 69,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
AYBERK ELVER 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 225 242 562 4784 % 69,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız caAaCcEaccdAdBDEeEaBEBECAcCEDBCAbCbEDCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız AeCbaEebC EE B CDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C BA     b      cC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

290,761 44,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
AZRA SARIÇALI 120 53 12 55 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3054.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 131 141 354 3054 % 44,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBaAECABDADecBeEDEaEBEACaCDDABECadbBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B   C      EBAB CeC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 0 18 12,00 % 40

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADC    BC      CD      CB  CE  AB     b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız    a                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

242,005 71,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
BERKE ÇEŞMECİ 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 230 249 573 4876 % 71,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABdDbaCAc ADecBCE aBbBEcC bDaABbeCCEBA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B EdCb aCCcdBABeCDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A C       A  D C                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

227,981 77,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
BERTUĞ ZENGİNOĞLU 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 273 294 635 5325 % 77,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız daABC E ec   eaEb DeEaECADC DBCAbCd cCeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCc  b C  a BBCe  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C BA  B  A  b  D CC     BC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız    e b              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

206,187 85,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
BİRÇE ERMU 120 27 24 69 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 309 334 698 5844 % 85,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AB cAbCd adDCcBddec EBE   CbDABcdCdcdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B EeCb   b      CDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız Bc          a a C        B a E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

323,836 29,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
BÜŞRA SAYIN 120 65 15 40 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 78 82 227 2024 % 29,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBcAbCABDAaCABdEDbBEBEdCdaDaABECedEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız d EbC  ECCEEBABACDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  ADCdE BBCB E D Cb CEA DCB   E AA     EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

257,423 62,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
CEMRE CURA 120 44 22 54 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 199 214 504 4299 % 62,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBaAbCA aADCAeaEccBaBEAC CDaABbCCCEdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B ECCcb  CdEcABbbDCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız dAD        A  b CD      b    E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız   e              A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

244,506 70,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
CEMRE KAYA 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4799.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 227 244 565 4799 % 70,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABC c   CcABaEC DBEBECADCEDBCAaCdcDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız bBe  aADd dE BBCecdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız    A  c B c    DDC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız e  e d a         b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

224,632 79,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
CEMRE SONGUR 120 36 36 48 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 279 301 644 5415 % 79,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCea eeddABcECbcBEaECcca DBCAdabbDCeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız edCEeEA C cdccBa edC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız    A     A              B   E d  c  E  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız  DdeCdCB        cA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 2 3 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

207,541 84,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
DENİZ PEKER 120 26 18 76 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5811.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 305 330 694 5811 % 84,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız Ad a  CA  Ac cBCE aaEBEAC CD ABb  dEad C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız e Ee d E C acAdACDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız         a     c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

295,885 42,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
DİLANUR BEGDE 120 57 21 42 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 125 134 335 2885 % 42,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDABCAcBDACAABDcabDBEBECcDCbaBeAaCdEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız dBCaCacDCCEEABBCeedC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C  A  a  ABC   DDCC e   BCBCE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız b                b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

369,563 14,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
DİLEM KARAKAYA 120 80 15 25 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 29 29 103 973 % 14,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBaAECdBDAeCABeEDcBEBEACaCcDABECaCEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BbECCADECCEEdABcCDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADC E B CB    DCcEC  B  BB   AAAB B DEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  eC C dCB      BAACD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

216,074 82,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
DUYGU YEŞİ ÇAYIR 120 32 31 57 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 291 316 666 5627 % 82,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBcAEC c AeCABaEDcBEeEACaCcDeBbeCCEcbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAdCbbabeaaccdcbbcCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız       A B E   c   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 2 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

198,346 87,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
EBRAR YILDIRIM 120 28 39 53 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5979.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 320 348 714 5979 % 87,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaAeC Ed  ebABDECbDBEcECcD ceBdAbabEaCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız badbd AbaddcccBaaA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b a      A                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eeB Ccb         cAce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

322,822 30,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ECEM ARSLAN 120 68 30 22 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2060.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 79 83 231 2060 % 30,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AeBabECbBDeDCcBadDdBEBEACcCDaABaaCdEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız dAEeCAbECbEEBABACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCEEacBbBAcADDCD C eBDCBB  E  b d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız         B cbBacBAAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

259,750 61,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ECR İN KIZILKAYA 120 46 27 47 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 193 207 490 4200 % 61,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaAaCAEBaddAABDECcDBEBECdDCEDBCAc dEDCde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız bBCEdaeaa aEABBbDA d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız baBA b  BAB     De  e   B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız de               A C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

220,321 80,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ECRİM ZUNGULDAK 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 285 309 655 5528 % 80,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABcaAECb  AD  BdED aEaEcC C  ABaCeaEdbcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız  cECCA ECaaEcbBeCeCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  e ebC   eb   E cdCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 3 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

227,414 77,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ECRİN GÖK 120 37 35 48 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 274 295 637 5335 % 77,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABdeAECAdaAeCABacDaBEBEcCbeDbABaCaaEecab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAECCbadCC EBdabeDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız    Cd  cB e     Cb b    CB        d  a e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

239,679 72,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ECRİN KOCABIYIK 120 39 26 55 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 239 259 585 4959 % 72,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BcABCAEB debAeDECEDdEBaCcDCED aAbC  DCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız edCaadbedbEEABBCcbdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b BAda   AB      C   b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

255,471 63,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ECRİN ÖMÜR ESİN 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 203 218 511 4363 % 63,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız dadBCAEaa dAeBDEdEDBEaECADCEDBaAEadcDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız dBCECa bC EEAcBCD dC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız    A       C            BC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eedcCAb          A e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

245,864 69,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
EGE HAN EGİNLİ 120 38 14 68 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4752.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 223 240 558 4752 % 69,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBa EC   A CAB EecBEBEdC aDDABECCdEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B EbC   dC EBcB CDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız   cb                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız eeC     B           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

238,989 72,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
EGE KAHVECİ 120 36 16 68 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 243 263 590 4980 % 72,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  c BCeE DdCAceDcCbDBEaE AcCEDBCA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız AaCEdE  dCc ABBC   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b  AE eCB                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız Cb D   B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 0 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

356,706 18,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ELANUR ORUÇ 120 76 16 28 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 40 40 130 1253 % 18,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDABCAc DACbABDEdcDBEBECADCEDBeAECCEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCECEdDCCEb BBCDA e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBAE B BA C D  DC E c   C CE Aa    E DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız bD e A aCE  B a aAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

376,982 12,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ELANUR YILDIRIM 120 81 8 31 79 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 23 23 87 847 % 12,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAECA DADCABCEDbBEBEACdCDDABECCdEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B ECC DECCEEBcBACDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 0 18 12,00 % 40

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 21 0 19 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADC             D  EAB  BB CEAAAB BEDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  eCe    B b B d AACD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

211,083 83,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ELİF SAĞL M 120 28 22 70 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 298 323 683 5739 % 83,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız A dcAECb DAaCcBCEDcBEBEAbcCDeABbaCdaddaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız dA eecD  a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız                 C                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız     C A          A c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

354,938 18,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ELİF SOFUOĞLU 120 73 7 40 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 42 42 134 1290 % 18,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBaAcCABDAcC BCEDEBEBEAC CDDABECCdEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B ECC bECCEEB BACDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A b E BBC      C      DCB  CE     BE EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  D Db AC   DB  B AC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

241,004 71,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
EMİNE ALCEYLAN 120 34 4 82 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 231 251 577 4912 % 71,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 1 9 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDABCAEBD CAA      BEBECAcC DBCA CCEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BC    ad        c C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız                             E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

232,043 75,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ENES KAYALI 120 41 46 33 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 258 279 615 5194 % 75,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AeBabdCAaDADCAaCEDaBEeEACaaccABEeCdbdcbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız dAEdCAaEdCEEcABACDdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 7 23 -1,75 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 9 31 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız   e  c    a  d  a d    b      d    a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız aebeCCA a cDeeEaAeeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

215,205 82,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
EYLEM IŞIKLI 120 28 16 76 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 292 317 668 5654 % 82,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BcAaC d   eA BadC  BEBECADC aBCAbCCE  dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız Ad Ea   d      C  dC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b  A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız  D e cC             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

226,885 78,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
EYLÜL KURTKAN 120 36 32 52 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 276 298 640 5345 % 78,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  aABCdd e dAeBDbdcDcEBECADC badAbCCEDCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız eBCcaddeC d d  CDe C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C          C   DDC  e   B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız e aD db     B   cbAa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

165,432 92,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
FURKAN TOPTAÇ 120 9 8 103 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6302.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 338 369 743 6302 % 92,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız    B                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  aCECaded cd B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C B   e         DC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

267,458 57,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
GÖKTUĞ TAKAN 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 179 192 458 3921 % 57,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız A BaAECe DADCABaEDdBEBEcCECDeABcCCbEdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B EbC  E CEEBceeCDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  cDC    B  A  a C       CB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

343,578 22,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
GÜLZEHRA UYSAL 120 72 17 31 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 54 55 162 1537 % 22,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBaAcCABDcDCABCEDcBEBEACcCDDABECadEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B EaCcbECCEEcABAbDCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCEE BB B  Ab CeECEABD B  C  cA  B  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız    b    B      B AC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

357,391 18,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
H BEDİRHAN ALACA 120 77 19 24 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 39 39 129 1237 % 18,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCAE aACAABDEbbDBEBECADCEDBCAEedEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCEeEcDCCEEcBBCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız bDBAEbdCBABCA  DDCC  ED BCB   daeA  E  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CD Da  Bb      E A C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

242,739 70,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  1387
HAYRUNNİSAY ILDIRIM 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 229 247 569 4854 % 70,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aaABCAc     AeadbdDBEBECAcCdDBeAECbEDCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCcda bdCcaABdCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b           A  D C      B   E   e  A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız      ACB       a A a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 2 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

248,556 68,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
HİRANUR GÜLÜMSER 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 220 237 550 4664 % 68,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AaBaAECb aeDCABCEDcBEeEcdECDcABaCCdEBbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B ECCdaEeCEEBbBACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

254,295 64,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
İCLAL NİSA GÜNDÜZ 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 207 222 520 4424 % 64,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aaABCAEBaceAABbECcDBEaECADCcDBCAECeEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız bdCECEeDdeEEdBBCDcdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

253,579 65,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
İKRA KARADAĞ 120 41 15 64 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 209 224 524 4454 % 65,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AB DAEC  DADCAB aDdBEBEcCECDDABbCedbBdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız d  CC     EaBAB CbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BA b   cB       CD   e  C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

272,214 54,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
İNCİ NUR KÖKSAL 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 167 180 434 3739 % 54,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCAEBc dcAeaEdcDBEBECADCaDBCAECCcDCeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCEb ebd EEcBBCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDcA d    BC    bC       C  E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız e  e   B        D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

334,256 25,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
İREM ERKLİ 120 69 19 32 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 65 66 192 1754 % 25,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAECb DeD ABCEDcBEBEAC CDDABECCdcdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B EeC bE aEEcAd Ce e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BeDC E B CBA  DDCD CE   CB   E AdB B D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  eee  ACB EDB  B ACa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

375,834 12,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
İREM KUL 120 82 15 23 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 24 90 870 % 12,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız B ABCAbBDbCAABDECcDBEBECADCEDBCAcCdEDCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız AdCECEcaCCEEABBCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız aDBAEEB BAB        E ED B BC  Aa bBAEBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız C  DCd BCcD B  E AAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

370,741 13,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
IRMAK DEMİR 120 84 30 6 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 28 100 952 % 13,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aaABCAEBDbCAABaECdDBEBECcDCcDBCAEadEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız bBCEeEcbCCEEcBBaDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız bDBAEEBCBABCbDbD CCdcEDBBCBCE AE eBAEe A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CDdD cCBCcD BdBEbAeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

390,456 9,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
KAAN EGE GÜLŞEN 120 87 14 19 83 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 15 64 625 % 9,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDABCAE DACAABDECcDBEBECADC DBCAEedEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız AdCECE bCCEEAcBCD eC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 29 1 10 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBAEEBCBA CdD DDCC AEDBBCBC  A  AB EB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CDdDCACddd    BcDc C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

207,352 84,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
KÜBRA ARSLAN 120 28 27 65 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5812.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 306 331 695 5812 % 84,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AadDbECe  AedABbaDbeaBEAacacDABceC EBecC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B   Cd E ddEc dACDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız ee                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  D               A e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 2 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

274,112 53,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
LÜTFÜ ÇİFTÇİ 120 50 25 45 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3667.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 165 178 428 3667 % 53,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  aAcCAE   eAbBD bbaBEaa  Da cBdAcCCEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCEeEd C  EAcBCDAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C  A  B c  C D  DbC   DBB B      eB    A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız bb D AbBCb  B    AA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

298,588 40,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
MEHMET ALİ LAYIK 120 58 23 39 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 121 130 327 2790 % 40,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BabBCAa DcCcAdDE ccBEaECADCdDBCAEddEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCECEebCCdEAcBCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CD AE c   eC D   CC A Da C  E A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız C  c AbB         AA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

320,467 31,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
MEHMET TOPLAR 120 67 29 24 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 82 86 237 2125 % 31,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDAcCAE b ebABDcCEDBEaECADadDBCAbCddcCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCEea  CbEEcBBbDAdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBA EBCBABC  cDDCCEAEDBBCBCEd    B    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eaBe dbBC D B    A e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

230,478 76,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
MELEK KAPLAN 120 33 16 71 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5241.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 261 282 620 5241 % 76,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBcAEC   dD AeadDbBEBE CdC  A  C   Bc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız e ECCb E   d d ACDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A aa  d        C        B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız   CD    B        A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 0 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

308,333 36,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
MELİH GÜNEŞ 120 61 21 38 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 102 107 281 2486 % 36,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AaBcAECABDADCcBadDEBEBEAC aDaABEeCCEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız d EeC DECCEEcAdACbCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BA CcE B CB   b CD CE   CB   E         e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  eCc   bB      a AC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

243,216 70,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
MELİHAPELİNZEYBEK 120 41 31 48 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4842.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 228 246 568 4842 % 70,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaAcCA  adeAceadCb BEabCADCbeBbAEeecDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCEeE eCdbEABBCDe C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız    A b   b      eb      B   E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız ee   A B E   aB  dAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

328,288 27,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
METİN ALMACIK 120 69 27 24 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 70 72 207 1907 % 27,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBaeECc acDedBaEDbBEBEbCEaDDABEdCdEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAEaC DECCaEBABACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADC E c CBd  ecC  CE BDCB   E c    EDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  eebbC dB  b  EBAACD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

214,072 83,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
NAZLI SU OVALI 120 32 34 54 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 295 320 678 5689 % 83,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız caAebAEa ceAABcECccBEBECdDCEcBCAbCeE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız bdCcCadedecdA  ecd C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b  A   b        Da E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız C  e Aba       c AA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

185,740 89,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
NEHİR ÇAĞLIYAN 120 22 32 66 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 330 361 731 6113 % 89,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 19 9 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız   AcbAcc  C Ae  bcDBEeECcDad  dAcebcDbde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  Beca cDd cEABBC   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız    A  d                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız a  c  aa  D c   c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

262,182 60,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
NESİBE AKAY 120 45 20 55 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 186 200 478 4119 % 60,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBcAECcB eaCABeEccBEBEAC CDDABaCCdbdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BdECCd adCEEdABACDCe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A C                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  e  aCA          bC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

280,350 49,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
NİDA BOZKIR 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 150 162 393 3414 % 49,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  eABCea beeceBeECcDBEBECADC DBCAcCC DCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  eCE Ecae EEA BCD eC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBA  B                       A  A  EB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eD eC   C a B    AbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

227,008 78,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
NİSA SU OVALI 120 36 32 52 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5344.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 275 297 639 5344 % 78,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABdcAaCAaecDCbeCEDdBEBEAC CDaAB CdCbdAbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız d EeCda  CdEc BAacCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A      c       bD       d d      e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  e e  d B       AA c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

233,735 75,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
NİSANUR SAĞLAM 120 37 27 56 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 255 275 610 5148 % 75,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AaBaAEC aDAedcBabDbcEBEAa CccABEbaCEddDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız d aeCA E CE B Bc  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız ab  a   B  A    C E      B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  edeCC  B           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 4 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

332,716 26,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
NURİYE ÖZCAN 120 69 21 30 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 68 69 199 1798 % 26,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCAbBD eAeBDECcDBEBECAcCdDBCAECdEDCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCc EAbCCEdAcBCbAcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CD A  dCdABC   DeCC  E BB   E A  A    DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CD e AbaC       DAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

159,482 92,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ONUR DEMİR 120 12 28 80 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 341 372 748 6359 % 92,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 18 13 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ceaDcdd   A dca cDcaEab  cC DAB b abB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız e ba  e  b  c  beaC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız               D C    e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 0 4 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

219,300 81,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
PINA  K 120 31 22 67 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 287 311 658 5556 % 81,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız bB  AEC   Ae  ebEDcBEBEACbCDaABbeCdcBdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız dbECeb a CE    cCDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  dabE   Bd A                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

185,049 89,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
RABİAEBRARBEYHANOĞLU 120 17 13 90 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 331 362 732 6118 % 89,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız Ae    C    a A abDcBEBE      A  CC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız d ECed    dEcbd     B aCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 0 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 0 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 0 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 2 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

313,679 33,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
RANA ALTINPAŞAK 120 63 22 35 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 91 95 262 2315 % 33,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAbCeeDADCABCEDbBEBEACEaDDABECCdEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız deEeCcaaCCEEBABACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCE   BCeA  b CD                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız ceeD  d B dD   BAAec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

287,751 46,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
SEDEF NAZ BURDUR 120 55 26 39 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 135 146 364 3153 % 46,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız bBBaAECAaaAeCcBCEDcBEBEACEaDcABEeCdEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAEeCebE dccBAdAeDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BA CE  e  BA    CD C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız Beee Cc       EBAACc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 2 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

274,227 53,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
SELİN LAYIK 120 49 19 52 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 163 176 426 3661 % 53,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAdCc DADCABdEDEBEBEACEdcaABcaCdEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAECC DaeCaEBcB CDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız dA C   a  e     Cb    d CB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız   d        D        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

0,000 95,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
YAĞIZ ATAŞ 120 6 31 83 -1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 343 375 753 6552 % 95,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 14 25 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aaAeb c e   d bc b  b  be  a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız c b ea eC bE  B  e b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız   c  b    e  D a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız  a  e C e     a e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

238,168 73,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
YELDA YILDIZ 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 248 268 596 5010 % 73,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AaBDAbC BaADCAa dDaaEBEACaCDDABaaCdbdAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız d   Cc   e EcABACDCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A                      a    E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız   C C   B        b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

256,506 63,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
YUSUF METE ESEN 120 41 11 68 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 202 217 508 4332 % 63,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BabBCAEBe  cAaDE EDBEBECADCE B AaCCEDCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCEea bd E ABBCDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C                C       a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

196,187 87,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ZEKİ CAN YILDIZ 120 29 47 44 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6004.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 322 351 718 6004 % 87,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 28 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız dcABCeadebdccccdebbaaaaCcDedDBbbaaaE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABdECabbdeEdbccCDAbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız  c  a   aA    E DCC AEc    C c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CD ed   b       DA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 1 4 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 6 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 2 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

296,936 41,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12-E  -  0
ZEYNEP KİRLİ 120 56 18 46 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 123 132 333 2843 % 41,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BcABCAa DdCAABDEaaDBEBECADC  BCAECdEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız edCEb  bdCE  cBCDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C BA  B B       eC  e D BC     d d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız C  e A B      BE AAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
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1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2199.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 87 91 247 2199 % 32,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 71 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aDABCAEBDbCAAeDECbDBEBECA C  B A CbEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCECa  C E A B DAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CD  EbB BABC e DcCC  ED BCBd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız C     bBC   B   DA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
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