
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 29 1 28,75 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 111 9 108,75 467,117 1

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 109 10 106,50 460,259 3

3 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 35 5 33,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 30 0 30,00 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 105 15 101,25 444,334 16

4 0 YAREN AYSAL 12S 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 30 0 30,00 9 0 9,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 103 14 99,50 439,192 18

5 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 36 4 35,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 29 1 28,75 7 2 6,50 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 103 15 99,25 438,200 19

6 0 BERRAK ŞEKER 12S 33 7 31,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 1 1,75 29 0 29,00 9 0 9,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 102 12 99,00 438,070 20

7 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 35 5 33,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 2 4 1,00 103 17 98,75 436,214 22

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 28 2 27,50 8 2 7,50 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 102 16 98,00 434,233 26

9 0 IRMAK ÇAKICI 12S 34 6 32,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 101 17 96,75 431,697 29

10 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 30 7 28,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 29 1 28,75 8 2 7,50 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 99 16 95,00 426,956 34

11 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 28 2 27,50 7 3 6,25 3 4 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 98 21 92,75 418,371 46

12 0 ASLINUR KARAKURT 12S 34 6 32,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 28 1 27,75 6 3 5,25 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 96 21 90,75 413,651 59

13 11208 AZRA MOLLA 12S 38 2 37,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 23 4 22,00 4 0 4,00 3 4 2,00 7 0 7,00 6 0 6,00 94 14 90,50 412,537 60

14 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 35 5 33,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 25 2 24,50 5 1 4,75 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 94 17 89,75 410,669 67

15 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 36 4 35,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 26 3 25,25 7 0 7,00 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 94 17 89,75 409,595 70

16 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 32 7 30,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 27 2 26,50 4 1 3,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 1 3,75 92 18 87,50 403,409 82

17 0 MELİS SOLAK 12S 35 4 34,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 0 2,00 28 1 27,75 6 2 5,50 3 4 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 92 19 87,25 401,478 85

18 0 ALİ YASİN 12S 34 6 32,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 27 3 26,25 4 1 3,75 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 92 22 86,50 401,151 87

19 0 SEMİH 12S 34 5 32,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 29 1 28,75 6 2 5,50 3 2 2,50 5 2 4,50 3 2 2,50 92 20 87,00 401,137 88

20 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 32 5 30,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 26 3 25,25 4 1 3,75 4 2 3,50 7 0 7,00 5 0 5,00 90 15 86,25 400,319 93

21 0 ÖMER ALABAY 12S 33 6 31,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 28 1 27,75 5 1 4,75 4 3 3,25 5 2 4,50 4 1 3,75 91 19 86,25 399,413 97

22 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 30 4 29,00 2 3 1,25 3 0 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 28 1 27,75 5 0 5,00 6 1 5,75 4 0 4,00 3 1 2,75 87 11 84,25 393,819 106

23 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 29 8 27,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 23 7 21,25 8 0 8,00 7 0 7,00 6 1 5,75 3 2 2,50 89 23 83,25 391,559 109

24 0 YİĞİT USTA 12S 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 27 2 26,50 4 4 3,00 7 0 7,00 6 1 5,75 2 3 1,25 89 24 83,00 390,473 115

25 0 BEYZANUR YAMAN 12S 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 24 2 23,50 4 1 3,75 3 4 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 87 20 82,00 386,938 123

26 0 BELİNAY DALGİZ 12S 32 5 30,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 26 2 25,50 3 1 2,75 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 86 19 81,25 385,538 128

27 0 SENA ŞENKUL 12S 34 3 33,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 24 3 23,25 6 1 5,75 4 2 3,50 6 1 5,75 1 0 1,00 86 18 81,50 385,189 131

28 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 32 8 30,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 23 6 21,50 5 0 5,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 87 24 81,00 384,845 133

29 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 27 10 24,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 2 1,50 23 4 22,00 4 2 3,50 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 84 22 78,50 377,987 151
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Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR

30 0 BERAT AKKANLI 12S 26 9 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 27 3 26,25 7 3 6,25 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 86 29 78,75 377,818 155

31 0 BURAK ÇIVGIN 12S 33 7 31,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 22 5 20,75 3 1 2,75 6 1 5,75 6 0 6,00 1 4 0,00 84 24 78,00 375,346 162

32 0 PINAR YILMAZ 12S 33 5 31,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 23 2 22,50 3 0 3,00 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 83 21 77,75 374,734 163

33 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 33 5 31,75 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 24 1 23,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 80 14 76,50 370,384 175

34 0 BATIN CAN 12S 30 8 28,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 23 4 22,00 3 2 2,50 5 2 4,50 7 0 7,00 4 1 3,75 82 24 76,00 370,293 176

35 0 ÖMER ÜNSAL 12S 27 10 24,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 23 5 21,75 5 0 5,00 7 0 7,00 5 0 5,00 4 2 3,50 81 23 75,25 368,217 180

36 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 35 4 34,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 22 5 20,75 3 1 2,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 4 2 3,50 82 28 75,00 365,295 192

37 0 SUDE KÜÇÜK 12S 28 4 27,00 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 1 2 0,50 24 5 22,75 7 0 7,00 3 4 2,00 4 3 3,25 3 1 2,75 79 22 73,50 361,388 207

38 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 37 3 36,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 21 4 20,00 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 78 18 73,50 360,685 208

39 0 EGE GÜVEN 12S 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 26 4 25,00 3 2 2,50 4 3 3,25 79 23 73,25 359,590 212

40 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 33 7 31,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 22 5 20,75 5 2 4,50 4 3 3,25 4 1 3,75 78 24 72,00 357,704 220

41 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 5 21,75 0 2 -0,50 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 79 31 71,25 355,285 229

42 0 İREM ÇELİK 12S 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 4 0,00 19 6 17,50 4 0 4,00 5 2 4,50 4 2 3,50 5 1 4,75 78 30 70,50 353,696 233

43 0 CEYLİN SERBES 12S 30 8 28,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 22 2 21,50 4 1 3,75 2 5 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 77 25 70,75 352,858 237

44 0 SUDE TEPECİK 12S 36 4 35,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 23 4 22,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 76 22 70,50 351,593 242

45 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 34 5 32,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 21 3 20,25 1 0 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 3 2 2,50 76 23 70,25 351,353 243

46 0 ŞEVVAL SARA 12S 29 7 27,25 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 23 3 22,25 2 0 2,00 4 3 3,25 5 2 4,50 5 0 5,00 74 18 69,50 350,700 245

47 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 26 8 24,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 2 1,50 21 2 20,50 1 0 1,00 2 4 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 73 18 68,50 347,252 255

48 0 NEHİR GÖKCEN 12S 32 8 30,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 1 2 0,50 20 4 19,00 2 2 1,50 2 5 0,75 6 1 5,75 4 1 3,75 75 26 68,50 347,199 256

49 0 ESMA TOPTAŞ 12S 32 7 30,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 1 3 0,25 21 4 20,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 2 3,50 5 1 4,75 74 22 68,50 346,911 257

50 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 33 6 31,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 22 5 20,75 3 2 2,50 2 5 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 74 24 68,00 344,389 266

51 0 SELİN MERSİNLİ 12S 30 9 27,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 20 4 19,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 4 3 3,25 4 1 3,75 74 27 67,25 343,403 269

52 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 15 4 14,00 5 2 4,50 3 4 2,00 5 2 4,50 3 2 2,50 74 27 67,25 343,251 270

53 0 ARDA PALALI 12S 28 11 25,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 22 7 20,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 3 3,25 3 1 2,75 74 29 66,75 341,819 275

54 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 33 5 31,75 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 0 2,00 14 3 13,25 3 3 2,25 5 0 5,00 3 1 2,75 69 13 65,75 339,102 284

55 0 FERAYE UYAR 12S 25 11 22,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 23 4 22,00 5 3 4,25 3 3 2,25 3 3 2,25 3 3 2,25 73 34 64,50 334,867 308

56 0 EMİNE AKKOYUN 12S 25 6 23,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 2 0,50 16 2 15,50 2 0 2,00 3 4 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 68 16 64,00 333,884 314

57 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 31 9 28,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 24 2 23,50 1 1 0,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 72 31 64,25 333,760 316

58 0 BORA ALTINIŞIK 12S 27 11 24,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 19 4 18,00 0 2 -0,50 3 4 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 70 33 61,75 327,520 345
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KATILIMLAR

59 0 BELİNAY DAĞLI 12S 28 10 25,50 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 21 4 20,00 1 0 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 68 24 62,00 327,228 348

60 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 32 7 30,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 23 4 22,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 1 4 0,00 69 28 62,00 326,292 354

61 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 29 8 27,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 23 3 22,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 4 0,00 67 22 61,50 325,427 358

62 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 30 7 28,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 19 3 18,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 67 25 60,75 323,393 367

63 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 29 8 27,00 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 24 4 23,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 67 25 60,75 322,388 374

64 0 ALPER ARSLAN 12S 26 13 22,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 24 5 22,75 5 3 4,25 4 3 3,25 2 4 1,00 2 3 1,25 71 43 60,25 322,099 375

65 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 28 11 25,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 24 5 22,75 2 0 2,00 4 3 3,25 1 3 0,25 2 3 1,25 69 35 60,25 321,895 376

66 0 SİDAL ARSLAN 12S 27 8 25,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 22 0 22,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 67 27 60,25 321,518 380

67 0 ERSİN AKKOÇ 12S 26 8 24,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 20 2 19,50 1 0 1,00 1 6 -0,50 5 1 4,75 3 2 2,50 66 25 59,75 320,932 381

68 0 EMİR YALÇIN 12S 29 10 26,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 15 1 14,75 4 3 3,25 5 1 4,75 4 2 3,50 65 25 58,75 318,994 393

69 0 BEYZA ECE BİNGÖL 12S 30 6 28,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 17 2 16,50 2 0 2,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 64 20 59,00 317,621 398

70 0 MEHMET BİNİCİ 12S 29 9 26,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 21 4 20,00 3 4 2,00 64 24 58,00 314,717 412

71 0 METE BİÇİCİ 12S 22 13 18,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 14 7 12,25 1 0 1,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 64 29 56,75 314,097 413

72 0 AYŞEGÜL TAY 12S 30 6 28,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 3 0,25 21 3 20,25 1 3 0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 65 30 57,50 313,352 418

73 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 26 14 22,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 18 6 16,50 1 5 -0,25 6 0 6,00 2 1 1,75 65 32 57,00 313,102 419

74 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 29 10 26,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 20 7 18,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 65 31 57,25 312,755 420

75 545 BEYZA GENÇ 12S 28 9 25,75 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 18 3 17,25 2 0 2,00 0 6 -1,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 61 24 55,00 305,415 468

76 0 NURSEL KILIÇ 12S 23 6 21,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 22 4 21,00 2 1 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 61 26 54,50 305,031 471

77 0 NİL GEDİKLİ 12S 29 10 26,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 17 5 15,75 2 1 1,75 2 5 0,75 1 1 0,75 60 27 53,25 300,697 484

78 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 22 16 18,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 18 6 16,50 2 2 1,50 2 4 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 62 40 52,00 298,159 495

79 0 ARDA  *SA  KULA 12S 27 6 25,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 11 12 8,00 0 1 -0,25 1 6 -0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 59 31 51,25 295,701 508

80 0 ALPEREN EKŞİ 12S 26 11 23,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 13 2 12,50 0 7 -1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 57 27 50,25 292,246 526

81 0 EMİR GÜNEŞ 12S 20 6 18,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 21 5 19,75 2 0 2,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 56 23 50,25 291,907 531

82 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 29 6 27,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 11 8 9,00 2 5 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 56 25 49,75 291,014 538

83 0 MÜGE AKGÜL 12S 29 8 27,00 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 13 4 12,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 55 22 49,50 289,785 547

84 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 29 9 26,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 16 5 14,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 58 35 49,25 288,681 553

85 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 29 7 27,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 1 0 1,00 14 7 12,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 55 25 48,75 286,979 560

86 0 RAHİME NA ZÇAKIR 12S 27 10 24,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 16 3 15,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 53 19 48,25 286,412 565

87 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 26 10 23,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 18 1 17,75 1 3 0,25 52 20 47,00 282,160 590
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Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR

88 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 27 3 26,25 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 12 2 11,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 49 9 46,75 281,471 594

89 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 25 12 22,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 14 5 12,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 53 27 46,25 280,256 603

90 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 29 7 27,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 1 1 0,75 9 2 8,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 51 20 46,00 279,380 607

91 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 15 8 13,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 13 3 12,25 4 2 3,50 3 3 2,25 2 1 1,75 50 19 45,25 278,913 609

92 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 21 10 18,50 2 3 1,25 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 17 7 15,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 1 4 0,00 53 30 45,50 278,562 610

93 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 23 11 20,25 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 18 6 16,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 52 32 44,00 273,386 639

94 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 28 10 25,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 3 2 2,50 50 28 43,00 271,221 643

95 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 17 11 14,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 19 5 17,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 49 25 42,75 270,989 646

96 0 TU*ÇE NAZ NAYMANCI 12S 27 9 24,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 6 14 2,50 1 1 0,75 5 1 4,75 2 1 1,75 1 3 0,25 51 34 42,50 270,447 649

97 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12S 21 17 16,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 1 1,75 16 9 13,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 53 45 41,75 267,089 669

98 0 E 12S 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 22 3 21,25 3 3 2,25 3 3 2,25 1 2 0,50 4 1 3,75 45 18 40,50 264,993 680

99 0 GAMZENAZ GENCUR 12S 30 10 27,50 15 5 13,75 0 1 -0,25 45 16 41,00 264,421 687

100 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 17 11 14,25 2 3 1,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 17 5 15,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 45 26 38,50 257,749 723

101 0 TUĞRUL EREN 12S 22 12 19,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 16 5 14,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 46 31 38,25 256,257 730

102 0 IŞI *Y YENİAY 12S 31 5 29,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 41 17 36,75 252,061 748

103 0 BEYZANUR AĞIR 12S 20 7 18,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 1 2 0,50 8 1 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 39 12 36,00 250,634 756

104 0 ÇINAR BİRCAN 12S 12 7 10,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 20 4 19,00 1 2 0,50 0 7 -1,75 43 27 36,25 250,522 757

105 0 FİDELYA PARLA 12S 25 13 21,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 10 8 8,00 0 7 -1,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 47 44 36,00 250,068 759

106 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 18 12 15,00 2 3 1,25 2 0 2,00 15 5 13,75 3 4 2,00 1 0 1,00 41 24 35,00 247,786 771

107 0 FATMA TÜRKAN 12S 21 16 17,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 7 6 5,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 42 31 34,25 245,673 785

108 0 EDA SONGÜLER 12S 29 9 26,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 38 14 34,50 245,380 788

109 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 23 13 19,75 3 2 2,50 1 3 0,25 13 7 11,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 43 35 34,25 244,782 792

110 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 20 8 18,00 1 0 1,00 4 2 3,50 2 2 1,50 3 2 2,50 39 22 33,50 244,698 794

111 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 22 3 21,25 4 1 3,75 5 2 4,50 2 1 1,75 2 1 1,75 35 8 33,00 243,268 799

112 0 AHMET KARAASLAN 12S 15 10 12,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 0 2,00 10 7 8,25 2 1 1,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 39 30 31,50 236,669 834

113 0 BAŞAK UYAN 12S 23 13 19,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 6 7 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 36 24 30,00 232,969 847

114 0 ATAKAN ATEŞ 12S 23 13 19,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 5 2,75 2 7 0,25 2 5 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 38 36 29,00 230,152 860

115 0 KADİRHAN İNAN 12S 11 5 9,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 9 2 8,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 32 13 28,75 229,047 865

116 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 20 11 17,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 7 7 5,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 36 30 28,50 228,092 867
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR

117 0 AZRA KURTTE KİN 12S 21 10 18,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 5 2 4,50 0 4 -1,00 34 22 28,50 227,857 870

118 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12S 25 15 21,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 7 3 6,25 33 24 27,00 223,565 885

119 0 NİLSU AZATLI 12S 17 17 12,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 5 6 3,50 2 5 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 36 45 24,75 217,864 905

120 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 12 15 8,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 1 1 0,75 33 33 24,75 217,136 908

121 0 EMİR ARSLAN 12S 19 15 15,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 6 -0,50 33 33 24,75 217,053 909

122 0 ONUR SEVGİ 12S 17 15 13,25 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 5 3 4,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 30 31 22,25 210,076 925

123 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 14 11 11,25 2 3 1,25 1 4 0,00 9 6 7,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 4 0,00 30 33 21,75 208,675 929

124 0 EFE NAYAN 12S 13 2 12,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 19 5 17,75 196,713 947

125 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 21 8 19,00 1 0 1,00 1 15 -2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 24 26 17,50 195,773 952

126 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 8 5 6,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 9 1 8,75 20 11 17,25 195,314 954

127 0 AZRA E YLÜL 12S 15 2 14,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 18 7 16,25 192,930 958

128 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 14 9 11,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 4 0,00 2 5 0,75 1 1 0,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 25 35 16,25 192,106 959

129 0 KAAN TUZMAN 12S 13 14 9,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 4 3,00 0 4 -1,00 23 29 15,75 190,685 961

130 0 MUSTAFA MEDİN 12S 10 3 9,25 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 19 14 15,50 190,047 963

131 0 CEYLİN İB* 12S 13 14 9,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 19 20 14,00 186,202 969

132 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 7 33 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 6 19 1,25 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 23 86 1,50

133 0 ECEM ERKİL 12S 3 12 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 22 -1,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,6 8,7 24,45 9,8 5,1 8,55 17,0 4,1 16,00 5,6 4,3 4,51 59,1 22,2 53,51 301,750

Okul Ortalaması 26,3 8,8 24,08 9,6 5,3 8,33 14,7 4,0 13,75 4,6 4,2 3,59 55,3 22,2 49,75 289,740

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 36 4 35,00 16 4 15,00 39 1 38,75 20 0 20,00 111 9 108,75 467,117 1 1 1 1 1

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 36 4 35,00 16 3 15,25 38 2 37,50 19 1 18,75 109 10 106,50 460,259 2 2 3 3 3

3 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 35 5 33,75 14 6 12,50 39 1 38,75 17 3 16,25 105 15 101,25 444,334 3 3 16 16 16

4 0 YAREN AYSAL 12S 35 5 33,75 12 6 10,50 39 0 39,00 17 3 16,25 103 14 99,50 439,192 4 4 18 18 18

5 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 36 4 35,00 15 4 14,00 36 3 35,25 16 4 15,00 103 15 99,25 438,200 5 5 19 19 19

6 0 BERRAK ŞEKER 12S 33 7 31,25 13 3 12,25 38 0 38,00 18 2 17,50 102 12 99,00 438,070 6 6 20 20 20

7 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 35 5 33,75 16 4 15,00 38 2 37,50 14 6 12,50 103 17 98,75 436,214 7 7 22 22 22

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 37 3 36,25 14 4 13,00 36 4 35,00 15 5 13,75 102 16 98,00 434,233 8 8 26 26 26

9 0 IRMAK ÇAKICI 12S 34 6 32,50 10 8 8,00 38 2 37,50 19 1 18,75 101 17 96,75 431,697 9 9 29 29 29

10 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 30 7 28,25 12 6 10,50 37 3 36,25 20 0 20,00 99 16 95,00 426,956 10 10 34 34 34

11 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 35 5 33,75 15 4 14,00 35 5 33,75 13 7 11,25 98 21 92,75 418,371 11 12 46 46 46

12 0 ASLINUR KARAKURT 12S 34 6 32,50 11 9 8,75 34 4 33,00 17 2 16,50 96 21 90,75 413,651 12 14 59 59 59

13 11208 AZRA MOLLA 12S 38 2 37,50 13 4 12,00 27 4 26,00 16 4 15,00 94 14 90,50 412,537 13 15 60 60 60

14 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 35 5 33,75 12 6 10,50 30 3 29,25 17 3 16,25 94 17 89,75 410,669 14 16 67 67 67

15 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 36 4 35,00 12 4 11,00 33 3 32,25 13 6 11,50 94 17 89,75 409,595 15 17 70 70 70

16 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 32 7 30,25 15 3 14,25 31 3 30,25 14 5 12,75 92 18 87,50 403,409 16 19 82 82 82

17 0 MELİS SOLAK 12S 35 4 34,00 13 3 12,25 34 3 33,25 10 9 7,75 92 19 87,25 401,478 17 20 85 85 85

18 0 ALİ YASİN 12S 34 6 32,50 10 9 7,75 31 4 30,00 17 3 16,25 92 22 86,50 401,151 18 21 87 87 87

19 0 SEMİH 12S 34 5 32,75 12 6 10,50 35 3 34,25 11 6 9,50 92 20 87,00 401,137 19 22 88 88 88

20 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 32 5 30,75 12 4 11,00 30 4 29,00 16 2 15,50 90 15 86,25 400,319 20 23 93 93 93

21 0 ÖMER ALABAY 12S 33 6 31,50 12 5 10,75 33 2 32,50 13 6 11,50 91 19 86,25 399,413 21 24 97 97 97

22 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 30 4 29,00 11 4 10,00 33 1 32,75 13 2 12,50 87 11 84,25 393,819 22 25 106 106 106

23 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 29 8 27,00 13 5 11,75 31 7 29,25 16 3 15,25 89 23 83,25 391,559 23 26 109 109 109

24 0 YİĞİT USTA 12S 32 8 30,00 11 6 9,50 31 6 29,50 15 4 14,00 89 24 83,00 390,473 24 28 115 115 115

25 0 BEYZANUR YAMAN 12S 33 6 31,50 13 4 12,00 28 3 27,25 13 7 11,25 87 20 82,00 386,938 25 30 122 122 123

26 0 BELİNAY DALGİZ 12S 32 5 30,75 9 7 7,25 29 3 28,25 16 4 15,00 86 19 81,25 385,538 26 31 127 127 128

27 0 SENA ŞENKUL 12S 34 3 33,25 11 8 9,00 30 4 29,00 11 3 10,25 86 18 81,50 385,189 27 33 130 130 131

28 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 32 8 30,00 11 6 9,50 28 6 26,50 16 4 15,00 87 24 81,00 384,845 28 34 132 132 133

29 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 27 10 24,50 13 4 12,00 27 6 25,50 17 2 16,50 84 22 78,50 377,987 29 38 149 149 151

30 0 BERAT AKKANLI 12S 26 9 23,75 12 8 10,00 34 6 32,50 14 6 12,50 86 29 78,75 377,818 30 39 152 152 155

31 0 BURAK ÇIVGIN 12S 33 7 31,25 13 6 11,50 25 6 23,50 13 5 11,75 84 24 78,00 375,346 31 41 159 159 162

32 0 PINAR YILMAZ 12S 33 5 31,75 10 8 8,00 26 2 25,50 14 6 12,50 83 21 77,75 374,734 32 42 160 160 163

33 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 33 5 31,75 12 5 10,75 25 1 24,75 10 3 9,25 80 14 76,50 370,384 33 43 172 172 175

34 0 BATIN CAN 12S 30 8 28,00 10 7 8,25 26 6 24,50 16 3 15,25 82 24 76,00 370,293 34 44 173 173 176

35 0 ÖMER ÜNSAL 12S 27 10 24,50 10 6 8,50 28 5 26,75 16 2 15,50 81 23 75,25 368,217 35 45 177 177 180

36 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 35 4 34,00 13 7 11,25 25 6 23,50 9 11 6,25 82 28 75,00 365,295 36 48 189 189 192

37 0 SUDE KÜÇÜK 12S 28 4 27,00 10 5 8,75 31 5 29,75 10 8 8,00 79 22 73,50 361,388 37 50 204 204 207

38 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 37 3 36,25 11 5 9,75 23 4 22,00 7 6 5,50 78 18 73,50 360,685 38 51 205 205 208

39 0 EGE GÜVEN 12S 32 8 30,00 14 6 12,50 29 6 27,50 4 3 3,25 79 23 73,25 359,590 39 52 209 209 212

40 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 33 7 31,25 10 6 8,50 22 5 20,75 13 6 11,50 78 24 72,00 357,704 40 54 217 217 220

41 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 30 10 27,50 14 6 12,50 23 7 21,25 12 8 10,00 79 31 71,25 355,285 41 56 225 225 229

42 0 İREM ÇELİK 12S 29 11 26,25 12 8 10,00 23 6 21,50 14 5 12,75 78 30 70,50 353,696 42 57 229 229 233

43 0 CEYLİN SERBES 12S 30 8 28,00 13 5 11,75 26 3 25,25 8 9 5,75 77 25 70,75 352,858 43 58 233 233 237

44 0 SUDE TEPECİK 12S 36 4 35,00 11 6 9,50 23 4 22,00 6 8 4,00 76 22 70,50 351,593 44 60 238 238 242

45 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 34 5 32,75 12 7 10,25 22 3 21,25 8 8 6,00 76 23 70,25 351,353 45 61 239 239 243

46 0 ŞEVVAL SARA 12S 29 7 27,25 6 3 5,25 25 3 24,25 14 5 12,75 74 18 69,50 350,700 46 62 241 241 245

47 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 26 8 24,00 14 3 13,25 22 2 21,50 11 5 9,75 73 18 68,50 347,252 47 65 251 251 255

48 0 NEHİR GÖKCEN 12S 32 8 30,00 9 5 7,75 22 6 20,50 12 7 10,25 75 26 68,50 347,199 48 66 252 252 256
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,6 8,7 24,45 9,8 5,1 8,55 17,0 4,1 16,00 5,6 4,3 4,51 59,1 22,2 53,51 301,750

Okul Ortalaması 26,3 8,8 24,08 9,6 5,3 8,33 14,7 4,0 13,75 4,6 4,2 3,59 55,3 22,2 49,75 289,740

KATILIMLAR

49 0 ESMA TOPTAŞ 12S 32 7 30,25 9 7 7,25 23 4 22,00 10 4 9,00 74 22 68,50 346,911 49 67 253 253 257

50 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 33 6 31,50 10 4 9,00 25 7 23,25 6 7 4,25 74 24 68,00 344,389 50 69 262 262 266

51 0 SELİN MERSİNLİ 12S 30 9 27,75 13 5 11,75 20 6 18,50 11 7 9,25 74 27 67,25 343,403 51 70 265 265 269

52 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 10 6 8,50 20 6 18,50 11 8 9,00 74 27 67,25 343,251 52 71 266 266 270

53 0 ARDA PALALI 12S 28 11 25,25 13 4 12,00 23 8 21,00 10 6 8,50 74 29 66,75 341,819 53 74 271 271 275

54 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 33 5 31,75 11 1 10,75 14 3 13,25 11 4 10,00 69 13 65,75 339,102 54 78 280 280 284

55 0 FERAYE UYAR 12S 25 11 22,25 11 7 9,25 28 7 26,25 9 9 6,75 73 34 64,50 334,867 55 87 303 303 308

56 0 EMİNE AKKOYUN 12S 25 6 23,50 15 3 14,25 18 2 17,50 10 5 8,75 68 16 64,00 333,884 56 91 309 309 314

57 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 31 9 28,75 8 10 5,50 25 3 24,25 8 9 5,75 72 31 64,25 333,760 57 92 311 311 316

58 0 BORA ALTINIŞIK 12S 27 11 24,25 12 8 10,00 19 6 17,50 12 8 10,00 70 33 61,75 327,520 58 99 339 339 345

59 0 BELİNAY DAĞLI 12S 28 10 25,50 11 4 10,00 22 4 21,00 7 6 5,50 68 24 62,00 327,228 59 100 342 342 348

60 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 32 7 30,25 10 7 8,25 23 5 21,75 4 9 1,75 69 28 62,00 326,292 60 101 348 348 354

61 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 29 8 27,00 8 4 7,00 24 3 23,25 6 7 4,25 67 22 61,50 325,427 61 103 352 352 358

62 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 30 7 28,25 10 7 8,25 20 3 19,25 7 8 5,00 67 25 60,75 323,393 62 106 361 361 367

63 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 29 8 27,00 12 4 11,00 24 6 22,50 2 7 0,25 67 25 60,75 322,388 63 109 368 368 374

64 0 ALPER ARSLAN 12S 26 13 22,75 8 12 5,00 29 8 27,00 8 10 5,50 71 43 60,25 322,099 64 110 369 369 375

65 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 28 11 25,25 8 10 5,50 26 5 24,75 7 9 4,75 69 35 60,25 321,895 65 111 370 370 376

66 0 SİDAL ARSLAN 12S 27 8 25,00 8 7 6,25 26 0 26,00 6 12 3,00 67 27 60,25 321,518 66 112 374 374 380

67 0 ERSİN AKKOÇ 12S 26 8 24,00 10 6 8,50 21 2 20,50 9 9 6,75 66 25 59,75 320,932 67 113 375 375 381

68 0 EMİR YALÇIN 12S 29 10 26,50 8 8 6,00 15 1 14,75 13 6 11,50 65 25 58,75 318,994 68 117 387 387 393

69 0 BEYZA ECE BİNGÖL 12S 30 6 28,50 11 4 10,00 19 2 18,50 4 8 2,00 64 20 59,00 317,621 69 119 392 392 398

70 0 MEHMET BİNİCİ 12S 29 9 26,75 11 7 9,25 21 4 20,00 3 4 2,00 64 24 58,00 314,717 70 121 406 406 412

71 0 METE BİÇİCİ 12S 22 13 18,75 11 5 9,75 15 7 13,25 16 4 15,00 64 29 56,75 314,097 71 122 407 407 413

72 0 AYŞEGÜL TAY 12S 30 6 28,50 8 9 5,75 22 6 20,50 5 9 2,75 65 30 57,50 313,352 72 124 412 412 418

73 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 26 14 22,50 12 6 10,50 18 6 16,50 9 6 7,50 65 32 57,00 313,102 73 125 413 413 419

74 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 29 10 26,50 11 5 9,75 20 8 18,00 5 8 3,00 65 31 57,25 312,755 74 126 414 414 420

75 545 BEYZA GENÇ 12S 28 9 25,75 11 2 10,50 20 3 19,25 2 10 -0,50 61 24 55,00 305,415 75 139 459 459 468

76 0 NURSEL KILIÇ 12S 23 6 21,50 8 8 6,00 24 5 22,75 6 7 4,25 61 26 54,50 305,031 76 140 462 462 471

77 0 NİL GEDİKLİ 12S 29 10 26,50 9 5 7,75 19 6 17,50 3 6 1,50 60 27 53,25 300,697 77 144 475 475 484

78 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 22 16 18,00 12 7 10,25 20 8 18,00 8 9 5,75 62 40 52,00 298,159 78 147 486 486 495

79 0 ARDA  *SA  KULA 12S 27 6 25,50 14 4 13,00 11 13 7,75 7 8 5,00 59 31 51,25 295,701 79 152 497 497 508

80 0 ALPEREN EKŞİ 12S 26 11 23,25 13 4 12,00 13 2 12,50 5 10 2,50 57 27 50,25 292,246 80 157 515 515 526

81 0 EMİR GÜNEŞ 12S 20 6 18,50 10 3 9,25 23 5 21,75 3 9 0,75 56 23 50,25 291,907 81 159 520 520 531

82 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 29 6 27,50 10 3 9,25 11 8 9,00 6 8 4,00 56 25 49,75 291,014 82 162 526 526 538

83 0 MÜGE AKGÜL 12S 29 8 27,00 10 5 8,75 13 4 12,00 3 5 1,75 55 22 49,50 289,785 83 166 535 535 547

84 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 29 9 26,75 7 8 5,00 19 7 17,25 3 11 0,25 58 35 49,25 288,681 84 172 541 541 553

85 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 29 7 27,25 10 3 9,25 15 7 13,25 1 8 -1,00 55 25 48,75 286,979 85 175 548 548 560

86 0 RAHİME NA ZÇAKIR 12S 27 10 24,50 6 2 5,50 16 3 15,25 4 4 3,00 53 19 48,25 286,412 86 176 553 553 565

87 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 26 10 23,50 7 6 5,50 18 1 17,75 1 3 0,25 52 20 47,00 282,160 87 183 576 576 590

88 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 27 3 26,25 9 2 8,50 12 2 11,50 1 2 0,50 49 9 46,75 281,471 88 185 580 580 594

89 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 25 12 22,00 11 7 9,25 15 5 13,75 2 3 1,25 53 27 46,25 280,256 89 190 589 589 603

90 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 29 7 27,25 10 3 9,25 9 2 8,50 3 8 1,00 51 20 46,00 279,380 90 193 593 593 607

91 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 15 8 13,00 13 2 12,50 13 3 12,25 9 6 7,50 50 19 45,25 278,913 91 194 595 595 609

92 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 21 10 18,50 10 5 8,75 17 8 15,00 5 7 3,25 53 30 45,50 278,562 92 195 596 596 610

93 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 23 11 20,25 7 5 5,75 20 8 18,00 2 8 0,00 52 32 44,00 273,386 93 204 621 621 639

94 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 28 10 25,50 13 4 12,00 3 4 2,00 6 10 3,50 50 28 43,00 271,221 94 205 623 623 643

95 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 17 11 14,25 6 5 4,75 20 6 18,50 6 3 5,25 49 25 42,75 270,989 95 208 626 626 646

96 0 TU*ÇE NAZ NAYMANCI 12S 27 9 24,75 9 5 7,75 7 15 3,25 8 5 6,75 51 34 42,50 270,447 96 209 629 629 649
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,6 8,7 24,45 9,8 5,1 8,55 17,0 4,1 16,00 5,6 4,3 4,51 59,1 22,2 53,51 301,750

Okul Ortalaması 26,3 8,8 24,08 9,6 5,3 8,33 14,7 4,0 13,75 4,6 4,2 3,59 55,3 22,2 49,75 289,740

KATILIMLAR

97 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12S 21 17 16,75 12 4 11,00 16 11 13,25 4 13 0,75 53 45 41,75 267,089 97 215 646 646 669

98 0 E 12S 12 6 10,50 25 6 23,50 8 6 6,50 45 18 40,50 264,993 98 220 657 657 680

99 0 GAMZENAZ GENCUR 12S 30 10 27,50 15 6 13,50 45 16 41,00 264,421 99 225 664 664 687

100 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 17 11 14,25 8 3 7,25 17 6 15,50 3 6 1,50 45 26 38,50 257,749 100 241 693 693 723

101 0 TUĞRUL EREN 12S 22 12 19,00 8 7 6,25 16 6 14,50 0 6 -1,50 46 31 38,25 256,257 101 245 699 699 730

102 0 IŞI *Y YENİAY 12S 31 5 29,75 6 4 5,00 2 1 1,75 2 7 0,25 41 17 36,75 252,061 102 251 716 716 748

103 0 BEYZANUR AĞIR 12S 20 7 18,25 7 3 6,25 9 1 8,75 3 1 2,75 39 12 36,00 250,634 103 256 724 724 756

104 0 ÇINAR BİRCAN 12S 12 7 10,25 10 7 8,25 21 6 19,50 0 7 -1,75 43 27 36,25 250,522 104 257 725 725 757

105 0 FİDELYA PARLA 12S 25 13 21,75 8 9 5,75 10 8 8,00 4 14 0,50 47 44 36,00 250,068 105 258 727 727 759

106 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 18 12 15,00 4 3 3,25 15 5 13,75 4 4 3,00 41 24 35,00 247,786 106 260 735 735 771

107 0 FATMA TÜRKAN 12S 21 16 17,00 10 6 8,50 7 6 5,50 4 3 3,25 42 31 34,25 245,673 107 264 749 749 785

108 0 EDA SONGÜLER 12S 29 9 26,75 7 2 6,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 38 14 34,50 245,380 108 265 752 752 788

109 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 23 13 19,75 4 5 2,75 14 8 12,00 2 9 -0,25 43 35 34,25 244,782 109 267 756 756 792

110 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 9 8 7,00 21 8 19,00 9 6 7,50 39 22 33,50 244,698 110 269 758 758 794

111 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 26 4 25,00 9 4 8,00 35 8 33,00 243,268 111 271 763 763 799

112 0 AHMET KARAASLAN 12S 15 10 12,50 11 2 10,50 12 8 10,00 1 10 -1,50 39 30 31,50 236,669 112 286 793 793 834

113 0 BAŞAK UYAN 12S 23 13 19,75 4 2 3,50 6 7 4,25 3 2 2,50 36 24 30,00 232,969 113 291 804 804 847

114 0 ATAKAN ATEŞ 12S 23 13 19,75 4 3 3,25 6 12 3,00 5 8 3,00 38 36 29,00 230,152 114 299 815 815 860

115 0 KADİRHAN İNAN 12S 11 5 9,75 10 3 9,25 10 2 9,50 1 3 0,25 32 13 28,75 229,047 115 304 820 820 865

116 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 20 11 17,25 7 5 5,75 8 10 5,50 1 4 0,00 36 30 28,50 228,092 116 305 822 822 867

117 0 AZRA KURTTE KİN 12S 21 10 18,50 8 6 6,50 5 2 4,50 0 4 -1,00 34 22 28,50 227,857 117 307 825 825 870

118 0 MUSTAFA GÜNGÖR 12S 25 15 21,25 1 6 -0,50 7 3 6,25 33 24 27,00 223,565 118 312 837 837 885

119 0 NİLSU AZATLI 12S 17 17 12,75 8 10 5,50 5 6 3,50 6 12 3,00 36 45 24,75 217,864 119 316 848 848 905

120 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 12 15 8,25 10 7 8,25 10 4 9,00 1 7 -0,75 33 33 24,75 217,136 120 317 850 850 908

121 0 EMİR ARSLAN 12S 19 15 15,25 8 6 6,50 5 6 3,50 1 6 -0,50 33 33 24,75 217,053 121 318 851 851 909

122 0 ONUR SEVGİ 12S 17 15 13,25 5 5 3,75 5 3 4,25 3 8 1,00 30 31 22,25 210,076 122 324 866 866 925

123 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 14 11 11,25 3 7 1,25 10 8 8,00 3 7 1,25 30 33 21,75 208,675 123 327 870 870 929

124 0 EFE NAYAN 12S 13 2 12,50 5 1 4,75 1 2 0,50 19 5 17,75 196,713 124 336 887 887 947

125 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 21 8 19,00 1 0 1,00 2 17 -2,25 0 1 -0,25 24 26 17,50 195,773 125 340 892 892 952

126 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 8 5 6,75 3 5 1,75 9 1 8,75 20 11 17,25 195,314 126 342 894 894 954

127 0 AZRA E YLÜL 12S 15 3 14,25 3 4 2,00 18 7 16,25 192,930 127 345 898 898 958

128 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 14 9 11,75 6 8 4,00 3 6 1,50 2 12 -1,00 25 35 16,25 192,106 128 346 899 899 959

129 0 KAAN TUZMAN 12S 13 14 9,50 6 7 4,25 4 4 3,00 0 4 -1,00 23 29 15,75 190,685 129 347 901 901 961

130 0 MUSTAFA MEDİN 12S 10 3 9,25 3 3 2,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 19 14 15,50 190,047 130 348 903 903 963

131 0 CEYLİN İB* 12S 13 14 9,50 3 6 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 19 20 14,00 186,202 131 351 909 909 969

132 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 7 33 -1,25 7 12 4,00 6 24 0,00 3 17 -1,25 23 86 1,50

133 0 ECEM ERKİL 12S 3 13 -0,25 1 9 -1,25 4 22 -1,50
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,6 8,7 24,45 9,8 5,1 8,55 17,0 4,1 16,00 5,6 4,3 4,51 59,1 22,2 53,51 301,750

Okul Ortalaması 26,3 8,8 24,08 9,6 5,3 8,33 14,7 4,0 13,75 4,6 4,2 3,59 55,3 22,2 49,75 289,740

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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ÇAP TYT 1

236,669 83,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMET KARAASLAN 120 39 30 51 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 112 286 793 793 834 % 83,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDdC CEE      AcECeeECcDbdEacaE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACE  A DD CEC D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız cB ACACD d   Dd eDAC  b  d   cDeC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız cccc ab  b    e  dAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 4 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 3 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

460,259 0,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMETHAN DOĞANAY 120 109 10 1 106 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 3 3 3 % 0,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAeEEdDBDCEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eBECAEdDADDCEDAECDb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACAbEdCDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDEDEDCDBCBDaECEDABC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

355,285 22,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ EMRE GÖRÜCÜ 120 79 31 10 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 56 225 225 229 % 22,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDaEEcBBeAcAEECeebCADdAEEDBdCDdEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEdACEbeADDDbCECEDba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBcCAC CEECBDbDaDACE cCACBDaBe  d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDDDeEbCBeaBDcCDadcB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

244,698 79,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ KAAN KARAABALI 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 110 269 758 758 794 % 79,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEeACEceeDa  CEecDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 8 2 18,00 % 60

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEbdBDCDdaACEabCcCc E    A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız E DaDcC cb BD aDE cB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 3 63

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

401,151 8,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ YASİN 120 92 22 6 86 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 21 87 87 87 % 8,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACcCEEDBBCABcEECeAEeADeAEEDBECDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeeCEbcADDecCEaEDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEbdBDCDaDACEBECACBDEB CC b  AC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDDDDceCBDEBDECDEdAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

322,099 37,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPER ARSLAN 120 71 43 6 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(375.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 110 369 369 375 % 37,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECc BCEbdcABEeCeeEDAAcdbbDBDCEBBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edEedEeeADaCEeAabDae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACcCdd DCDbBDCCDACBEEeBCDDCEBb c BbEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız aDbDdDC cCdDbaadD Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 2 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

292,246 52,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPEREN EKŞİ 120 57 27 36 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 157 515 515 526 % 52,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız abACCECD  C cAcbBaCCACEDAdAaEcDBDCEBaBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AeECAE DADDCEDdcaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B B CcCEdC  D BDC DA      C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ccdcdaeD CBe  a D Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

295,701 50,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA  *SA  KULA 120 59 31 30 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 152 497 497 508 % 50,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız Aa AC dEE   CABA EC eECADAAEaDBECDdEBaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEAACEADA DDdCEaEDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 12 7 8,00 % 27

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 13 16 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BacceACcCa CB C aDee  cC bBDa     b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bbccDceC eEB EaD C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 3 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

278,562 61,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA ÖZDEMİR 120 53 30 37 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 195 596 596 610 % 61,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECD   EebEbcECCeCbDAAdaEbDBDb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdECeE  A DCdDAaCD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACAeE d CD aDC DAbBbEbBCe  a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız Dcb c C BC    ebc Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

341,819 27,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA PALALI 120 74 29 17 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 74 271 271 275 % 27,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCabCDCEEccBCAB EECeAdCADAAEEDacCDBEdBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BdeACEdDA DDACECbD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 7 1 20,25 % 68

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BaBceACDCabdBDCDCDACEBbCACBD B        bE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EcD  cCaBebBDECD b B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

271,221 64,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ASLI İŞGÜZAR 120 50 28 42 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 205 623 623 643 % 64,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCDACbCEEc  CABAcaCCAdCcDAAEaDBcCDBEBBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEdACEA bDDDACEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  d                           Bc e  a AC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız c c DaedBeadD bDdC B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 2 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

413,651 5,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ASLINUR KARAKURT 120 96 21 3 90 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 14 59 59 59 % 5,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECDBBCEDdEAcEeCACEDAAAaEEDaDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeECAEebAcaCEDbECDcc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACEECcCDCBDCCDACBEE BCDDCEBaCAbaC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDEDc CDBCBDEECEDABd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

230,152 86,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ATAKAN ATEŞ 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 114 299 815 815 860 % 86,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız bCbACDCEbbcBCdcAEECbec AD  EaDBdaDBEB DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEdACEe                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Matematik 40 6 12 22 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BcBcCbC         ab            Deebdd eCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EbcaDceeB     C dd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 3 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

339,102 28,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYBİKE GÜNEŞ 120 69 13 38 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 78 280 280 284 % 28,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECc  CEDAEABEeCACdDAAAEEdDBDCEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız  cEC E  A DCEDAE D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız  BBACAbEbdDCD B CCDA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDEDc e  CBDEE ED Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

312,755 42,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 65 31 24 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 126 414 414 420 % 42,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEa BBCEeAEABECCAaEDdAAabEcaDCEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ecdCAEbDA DCED EaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACcaEbebCDCBDCCDACBEE  eDc b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız  DbecD D dcD d dD a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

377,987 15,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL SEYHAN 120 84 22 14 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(151.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 38 149 149 151 % 15,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEC BBC eAdAB eCeCdDAAAEccDBDCEcBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeECAE DA DCEDAEaD c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACEECaCDaBDCCDeCBbEAB D  aBbC   CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDEDc CDBCBDEECEDABe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

313,352 41,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL TAY 120 65 30 25 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 124 412 412 418 % 41,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCaACDCE D   ABAEECCAbCADeAEEDBdCDBEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEedCE ce DDbCEdaDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBAC CD E dB C bDACEBECAC DdB  d   ccC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bDDe cd d a  EdDde B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

351,353 24,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞENUR AKÇAMAN 120 76 23 21 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 61 239 239 243 % 24,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACDCEED BCAcAEECeAECADAAEaDBdCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız ddeACEd ADDDACEaEDca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBcCACDCEbdBDCDCDACE   AC D          C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  cD DceCBeaBb CDca B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

192,930 95,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AZRA E YLÜL 120 18 7 95 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 127 345 898 898 958 % 95,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    AC C  E CBDCD bAC   C CB aB        b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  D e          aDde B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

227,857 87,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AZRA KURTTE KİN 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 117 307 825 825 870 % 87,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCaA e E     ABA E edECADAbEEDaECDdEBecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız  EddCEd e DDbCEb D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    cC  DC    D    A   d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız                bca a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

412,537 6,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  11208
AZRA MOLLA 120 94 14 12 90 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 15 60 60 60 % 6,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEbEDBDCEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız dBECAEceADDCEeAE D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aBBACAaEECDCDaBDCCDAbBE  BCDD EBE A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDbeEbbDBCBDEECEDABC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

232,969 84,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BAŞAK UYAN 120 36 24 60 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 291 804 804 847 % 84,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız abeCCEC   C DcEAacCCdCdDAAAEccDaDCEBBdeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız  B CdE  b        D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B aACcC   D     d De  b   b a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız D      a       E  Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 3 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

370,293 17,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATIN CAN 120 82 24 14 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 44 173 173 176 % 17,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCEaDBBCEDAdABECCAeEDcdAaE DdDCEB BDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAE eAcDCEDba D a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACAbEdCDCDaBD CDAC EE BCDcCaBc    C A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDEDcDCDBCBDEE EDABa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

327,228 34,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAY DAĞLI 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 100 342 342 348 % 34,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAeCeEC  BCEDAdABbCCACbDAbAaEcDBaCEaBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız deECdE  A DCEDAEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACEbdDCDaBDCCDA BE c CD         C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız bD  a b BCdD  dED Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

385,538 12,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAY DALGİZ 120 86 19 15 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 31 127 127 128 % 12,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaAC CE DB CABAEECCdECADdAEaDdECDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEddCEeDe DDbCEe D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEbCBDCDCDACEBEC CBDa  CCAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDDDDEeCBDEBDaCDEeeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

377,818 15,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERAT AKKANLI 120 86 29 5 78 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 39 152 152 155 % 15,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCEC  BC  cEAcEdCAdEDcAAEEdDBDC BaBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cBECAEdDbDDCEDbaaDca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aBBACACEdCDCDCBDCCDACBEEABCDaCEBdCAABbEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDEDdDCDcCBDbEaEDeBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

288,681 55,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERRA ELVERİŞLİ 120 58 35 27 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 172 541 541 553 % 55,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACDCE cBBCAcAEECebE ADeAEEDadCDBEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız ddcACEd c D dCE cDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BdBACAC CEdd  CD DAC  ECbCe       c AbCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız Eccbb e   bBbEaabe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

438,070 2,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERRAK ŞEKER 120 102 12 6 99 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 20 20 20 % 2,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECecBCEDAEABEeCACEDAAAabcDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEADA DCED EdD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 0 1 29,00 % 97

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 38 0 2 38,00 % 95

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACEECDCD BDCCDACBEEABCDDCEBECA BCEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDEDEDCDBCBDEECEDeBC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

317,621 39,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZA ECE BİNGÖL 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 119 392 392 398 % 39,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACcCEED  CAB  ECCeECADAAEaDBECDBEdeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACE  A DD CEaEDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB AC C CE C DCD DA   bb CBD BD       C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız cc   ECdd  a  aDcb B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 2 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

305,415 46,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  545
BEYZA GENÇ 120 61 24 35 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 139 459 459 468 % 46,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeAC CEED  eAcAEECedECADAbEEDBdeDBEdBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEA CE  e DDACE ED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCE CBc DbDA   b  C D B  C     C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız ccc cce BbE    bdd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

250,634 75,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR AĞIR 120 39 12 69 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 103 256 724 724 756 % 75,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dC babCEE  BCABAaECCAE  D bE D      BBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız   c CE    DD CEacD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    ACbC C        DA   E      B        C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız      Ee        D   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 0 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

386,938 12,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR YAMAN 120 87 20 13 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 30 122 122 123 % 12,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECDBBCEDAEABEeC CbDAbAaEbDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECAEcDA DCEDeEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aBBACcCEE DCDCBDCCDA BE  BCDDC BdCA   E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDEDcaeDBCBDEdaEDABd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

344,389 26,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BİLGESU YEŞİLÇAM 120 74 24 22 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 69 262 262 266 % 26,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCEC BBCEDAEABEeCcCbDAAAaEdDBDCEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEA   DCcD EaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aBBACACEddDCDbBDCCDACBE cBCD  aB CA  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız bcEecDbDBC    a  A b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

327,520 34,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BORA ALTINIŞIK 120 70 33 17 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 99 339 339 345 % 34,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACbCEE BBCABAEECeAbacDAAE aBdeDdEBecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEdACEbeADDDACEacDbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BaBACACDCa dBDCDaDACEBEC          b   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bcDDDceCcDEBDEbDEbbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

273,386 63,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK BÜSTAÇ 120 52 32 36 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(639.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 204 621 621 639 % 63,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAdCCECe  CEc  AB eCeCEDA bEEcadDCEcdBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız    CdE cc DCEDd aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  dCACEde CDbBDCCDAC bEA CDc  B C   b d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız bcc c eD   b   d  Ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

375,346 16,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK ÇIVGIN 120 84 24 12 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 41 159 159 162 % 16,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAdCCECDBBCEDAEABECCdedDAAAEEdDBDCEBBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eBECdE DADDCEDcEaDca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız acBACACEEdDCDaBDCCDACBEE BbD  aB C   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DcEDEDCDBCBDE edDb e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

313,102 41,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÇAĞAN KILIÇ 120 65 32 23 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 125 413 413 419 % 41,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAAaCECDBBCEcAdbcECaACEDAAeaEdaaDCEdBBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECAEcDA aCEDbEaD c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACA EddDCaC  CCDACBEEc b a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDd aeeD CBDEE  D Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

0,000 99,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEREN DEDEOĞLU 120 23 86 11 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 132 355 934 934 997 % 99,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAdbbdaDcBbcaedcdcaCdadbAcdadEedcbEcedbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız dBEadceDeDedbDebCcE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 19 5 1,25 % 4

Geometri 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 6 24 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız dcc dbdbcCbeDacb Ccc cEc dC cCad     ebc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 7 0 -1,75 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız aDaDcbaceedbabdccAed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 6 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 3 3 38

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 2 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

279,380 60,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN ÇAKMAK 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 193 593 593 607 % 60,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDCEE   dABA ECeAdCADeAEaDaECDBEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACE  A DD CEe D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB AaACD      C    C     C a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız dbcc Ee       eDde B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

186,202 97,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN İB* 120 19 20 81 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 131 351 909 909 969 % 97,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCacC dE     bBcdEde bCADb   DB   BEeeDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız edcdeE  e    C   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  B                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız E                C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

323,393 36,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN İKRA SEZEN 120 67 25 28 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 106 361 361 367 % 36,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACcACDCEEe  eABAEECeeECADAAEEDBbCDdE BDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEeACd  ADDDdCEd Dde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBAeAC CE dBDCDaDAC BE  C D          C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız Ecc eceC e BD aDEb B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

352,858 23,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN SERBES 120 77 25 18 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 58 233 233 237 % 23,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACcCEE  BCABAEECdAdeADAAEaDdcCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAdCE DADDDbCEaED a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBcCACDCE CBDCD DeC  EC CBDE Dd A   AC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bcDaDcedB aB cCDEb B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

270,989 64,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİNNAZ YILMAZ 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 208 626 626 646 % 64,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEC  BbEc E B eC C DAb  E adDac e eD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdECAd aA   E    Dc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B BACcCa eDCDbBD CDACBE ABaD   B     e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız      DeDBC e    D Ba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

250,522 75,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 43 27 50 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 104 257 725 725 757 % 75,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACeCE   c ABdEbCed                 DD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEccCEecADDDcCEd D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACAC  EbbB CD DACE ECcCBDa e C b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız cecebcd             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

325,427 35,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
DURU NEHİR SAYRACI 120 67 22 31 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 103 352 352 358 % 35,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACcCE   BCABAcECCAdeADAAEEDBdCDBEBeDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız aEddCEd A  D CE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB ACACDCE CBDCDaDACEccC CBD B        C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız E c  cCCBe  D aDde d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 2 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

264,993 68,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
E 120 45 18 57 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 220 657 657 680 % 68,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEcACE cADDDAdEaEDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBcCACDeE C DCD DACEBbCACB E aCb    AeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız cbDD EeC b  c CDEd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

0,000 99,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ECEM ERKİL 120 4 22 94 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 132 355 934 934 997 % 99,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 12 15 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 13 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız eBddCbeb aa a ab      b      B  e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  b  e ed  aB  eb bc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

245,380 78,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EDA SONGÜLER 120 38 14 68 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 108 265 752 752 788 % 78,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACcCEED dCeBcdECC ECADAAEEcBECDeEBeDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız  EcdCE  A D     ED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız     b   C         A                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  a    a             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

196,713 94,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EFE NAYAN 120 19 5 96 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 124 336 887 887 947 % 94,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECD     AbAB eC C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECAE                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B       b       d                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 0 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

359,590 21,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EGE GÜVEN 120 79 23 18 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 52 209 209 212 % 21,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECcBBCEDAEABECCACEDAAeaEEcBDCEBadeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ABECAEdDAeDCEDcEaDac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACEbCDCDdBDCCDACeEEcBCDDCaB CdA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDdDEbe             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

291,014 53,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EGE KARAPEHLİVAN 120 56 25 39 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 162 526 526 538 % 53,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACDCEd   CbB EECe bCADAAEaDBECDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACE  A DDbCE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB ACAC   aC aCeaDAe eEd e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EccaDced e  D  aEC B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 2 4 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

370,384 17,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ÇARIKÇI 120 80 14 26 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 43 172 172 175 % 17,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AACCECe BCEDdEABECCACEDAAAEEbDBDCEdBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdECAEe A DCEDAEaD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACAeE CDCD B CCDACBEEA CDD        C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız  D DcbeDBC    CED BC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

393,819 10,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ECRİN BİLEN 120 87 11 22 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 25 106 106 106 % 10,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAACCECcBBCEDAEABEeCACEDAAAaE DBDCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cddCAE  ADDCED EaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 33 1 6 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACAC ECDCDCBDCCDACBbEABCDDCEBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız bDEDEDCDBC   EaED B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

409,595 7,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF NAZ BİRİM 120 94 17 9 89 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 17 70 70 70 % 7,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACbCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEdBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dadACEA ADDDACE aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBAeACDCEECBDCD cACEBdCACBDEBDC AE  ACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EcDDDcCCBcEBDdaDEa B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

333,884 31,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE AKKOYUN 120 68 16 36 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 91 309 309 314 % 31,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  CDACeCEED  C ceEECedECADAbEEDBECDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACEADADDDACEaaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBB CAC CEb   CD DA   ECeCB          AC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EcDbDceCBD B   bEC B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

286,979 56,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ALİ ÜRAL 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 175 548 548 560 % 56,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACDCE    CABAcECeeECADAAEdDBcCDdEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACE  ADDe CE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBAeACcCE d DCD De d d  CdD          C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız accDc e       b  e d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 3 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

217,053 90,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ARSLAN 120 33 33 54 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 121 318 851 851 909 % 90,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız eCa CcCEaccBCecAEbCCdECdDA E caECDB d c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız d  AaE cAeDDA Ea D a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız c  cb C         CDA   E  b b  a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız Eceeece             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

291,907 53,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR GÜNEŞ 120 56 23 41 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 159 520 520 531 % 53,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDAC dEE    AcAEECddECADAAcEDd         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACE  A DDcCE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BaBAaAC CEEbBDCD DACEBEC CBed DC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız beaaDabdcD       e B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

318,994 39,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR YALÇIN 120 65 25 30 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 117 387 387 393 % 39,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAdCCEC aBCbcAcABECCACdDAAAEEdDBDaEBBaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeECAEeaceDCED da        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE dDCD  DCC A                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ccEDEaCDBC aEEaEDABa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

436,214 2,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİRHAN ATILMIŞ 120 103 17 0 98 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 22 22 22 % 2,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDCEEaBBCABAaECCAECADAAEEDBcCecEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACEADADDDdCECEDEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEECBDCDbDACEBECACBDEBDCCeEBAACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EeDDDECCBDEBDdCDadbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

347,252 25,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİRHAN KARAHAN 120 73 18 29 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 65 251 251 255 % 25,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeAC CE Dc CAcAEaCeAE ADAbEd B CDBEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEcACE  ADDDACEaED a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB ACACDCEd B CD DACE bCACB  B        C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bDD eceCBDEB  CDEd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

280,256 60,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENGİN KOCABAŞ 120 53 27 40 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 190 589 589 603 % 60,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEbDc e cAEecECCeCdDAAA bEDBDCEaBaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdECAE DAcDCEDebaDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BB ACcbE C C    CCDAb EEb b  C       C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız c c  bC           B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

391,559 10,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN BAĞRIYANIK 120 89 23 8 83 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 26 109 109 109 % 10,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız Aa AC CEEDBBC eAcECCdECADAAdEDBdCDcEBBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEdACE DAeDDACEeED a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 7 0 21,25 % 71

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBcbdCDCEEdBDaDCDACEBECACdDdBDC AE AACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDDDDECCBDaBDECDda B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 2 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

195,314 95,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN DEMİRDİZEN 120 20 11 89 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 126 342 894 894 954 % 95,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCEC      Ac e eC                   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız  ddCdd  A       aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız  B AC C              BEEc C D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

320,932 38,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ERSİN AKKOÇ 120 66 25 29 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 113 375 375 381 % 38,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız a  CCECe  b Dba BECCACEDAAAaEEDaDCEeBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ddECAE DAceCEe  bD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBB CACEd DCD BcCCDACB  A CD   B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ccdccDeDBCBaE b DABa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

267,089 66,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESİLA HİRA KUNDAKÇI 120 53 45 22 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 215 646 646 669 % 66,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız abdCCECe BCEedcAcECCeCcDAbc bcadDCEBaBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ddECAEA A DCEDbEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız accACACEdC CDdB CCDA BbbAdaD   d     d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ecE c eccCdc EadbbBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 4 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

322,388 37,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESLEMNUR KARATAŞ 120 67 25 28 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 109 368 368 374 % 37,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACcCE c  CABdEECCAbCADAAbEDBECDcEBBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEcACE  A DDACEa DcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEddBDCDbDACE EC CBDcBa       e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bcDb ce        Ddb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

346,911 25,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESMA TOPTAŞ 120 74 22 24 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 67 253 253 257 % 25,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeAC CEEDBBCABAcECedbCADAAEaDBECDBEBdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dddACEe A DD CEabD c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BaBACAC CEbCBDCD DbCEBb  CBD B  C   A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  D    eCBDbB dCDEdAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

245,673 78,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FATMA TÜRKAN 120 42 31 47 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 107 264 749 749 785 % 78,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız bCDAacCEEa BCABcdECC bCADebEacd dDaEeBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEedCE aA DDeCEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  d AC d C ddBDbc  AC                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  c   EeC D     b   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

334,867 30,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FERAYE UYAR 120 73 34 13 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 87 303 303 308 % 30,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAeCCECD  Ca AcAeEeCACdDAAbaE DBDCEBeBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeECAEAcA DCEDb bDab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBdCACEdCDCD B dCDACBEEbBCDD dB dAABC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDEDc eDdCd EdaEDbBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

250,068 75,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FİDELYA PARLA 120 47 44 29 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(759.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 105 258 727 727 759 % 75,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız dCeACDaEE BBCdeAEECCedCADAAEEDa aDdEBece

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEdACEdcc DebC ecD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 8 12 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız dBccCAd CEbd DCDeDA   c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız decbedeeae BbdaDEd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

264,421 68,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GAMZENAZ GENCUR 120 45 16 59 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 225 664 664 687 % 68,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız adACCECDBBCEDAEAcEeCACEDcAAaEdDdDCEBdBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BB A  CEbe CD  cCCDACBbEA b          b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

257,749 72,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 241 693 693 723 % 72,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  Caba aE      ccd Cd bCADA E DBaCDBEBBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcdCE  A D  CE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  BBACdCDCEbCB Ce DA EBdCbC            d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  Dc  ce d   D  aEe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

244,782 79,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GÜLBAHAR DOĞAN 120 43 35 42 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 109 267 756 756 792 % 79,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACabCbbE   BC BAcdCbAECADbAEaDcdCDBEdBDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEdACde bD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBccC C CE dB d dDc  BdC CBD  b       C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız ccDbe b       dbce B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

192,106 96,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HALİL CAN ORTAÇ 120 25 35 60 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 128 346 899 899 959 % 96,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  CD C CE    b BAd    ECADe  EcdEbD a  ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız  E Abb DA c b EabDde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız     d  b    e     A  dd   B   D   c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız Eeacc ea c B  aabd d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 2 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

217,136 90,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HAMZA CAN BACAKSIZ 120 33 33 54 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 120 317 850 850 908 % 90,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 15 13 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız ebACCEaDa d edd B e         EdaaeCEdBBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız dBdCdEdDA DaEDdEeD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B c  A E        C bACBEd  C D        b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ccc cbe        d  B 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 0 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

326,292 35,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HATİCE ERGÜNEN 120 69 28 23 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 101 348 348 354 % 35,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACebCcbEEDBBCABAEECeAECADAAEaDBECDBEB Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcAaEeDc DDACdaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACcCEbCBDaD DAC BbCACBD B        b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  cc eEbC  aB  ecda B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

365,295 19,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HAYRÜNNİSA GÖK 120 82 28 10 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 48 189 189 192 % 19,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACeCEEDBBCABAEECeAECADAAEEDa CDBEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız cEeACEAecDDDbCEaEDcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız Ba ACACDCaECBDCDaDACEBE  eBDbB e AE   C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız dcccDceCccEdDEeDEeAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

418,371 4,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İLTERİŞ KIRKPINAR 120 98 21 1 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 46 46 46 % 4,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECeBBCEaAEABECCACEDAAAEEdDBDCEBdBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eBECAEADADDCEDdEaDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACEdCDCDaBDCCDACBEEABCDDCaBECAAcCEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDcDdaCDBCdDEECEDbBd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

353,696 23,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM ÇELİK 120 78 30 12 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 57 229 229 233 % 23,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAdCCECeBBCEDddABECCeeEDcAAaEdDBDCEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECAEADeeDCEcAadDca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aBBACAeEdeD DCBDCCDA Bd   bDDCE      CEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDdDcDC cCBDEaaEDABC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 2 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

208,675 92,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM GÜLSÜM ACAR 120 30 33 57 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 123 327 870 870 929 % 92,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECbB  Eced c            bDBDdEdBebc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız deECdddeAc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B BA cCEdd Caa aC D        D  a  C   b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız b  D beD      ebb Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 1 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

431,697 2,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
IRMAK ÇAKICI 120 101 17 2 96 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 29 29 29 % 2,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACDCEEDBBCABAEECCAECADAbcaDddCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEdACEdcA DDcCE cDdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BaBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDaBDCCAEBAACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDDDDECCBDEBDECDECbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

252,061 74,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
IŞI *Y YENİAY 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 102 251 716 716 748 % 74,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECD  CEDAdA EeCACEDcAbaEEDBDCEB BDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AaECdEd c     A  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız a    A             A                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız b d c a      daED  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

190,685 96,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KAAN TUZMAN 120 23 29 68 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 129 347 901 901 961 % 96,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  CDba CE     bcAEECecbCADbbcaeaECa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACEccAa     abD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  a cb C          DA E    b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız a  c ce             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

229,047 86,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KADİRHAN İNAN 120 32 13 75 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 115 304 820 820 865 % 86,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACaEaD         EeCACdDb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAE    DCED EaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B   CAeE C  D   C  A   E    e        C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız   c  ce        E    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

298,159 49,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KEMAL MELİK ASLAY 120 62 40 18 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 147 486 486 495 % 49,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız edbCCEdc  eaDAdABEeCdCEDAdcabEDBDCEBaBDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cBdCAEbDADDCEbcEbD c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B BACcCE dDCD BDCCDAdBb eBbD  dBb    C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ecbD DeDc BeaECbD Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 3 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

281,471 59,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KÜBRA KEREKLİ 120 49 9 62 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 185 580 580 594 % 59,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC AC  EE     BAEEC AECADA EEDddCDcEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACE    DD CE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  a AC C CEdC  C  DAC B C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       eeB           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

403,409 8,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
M TAHA KARAKÖSE 120 92 18 10 87 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 19 82 82 82 % 8,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAeCCECe cCEDAEABECCACEDAAAEEbDdDCEBBBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ddECAEADADDCEDAEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACAbEEdDCDCBDCCDACBEEABCDD EB  A Bb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ccEDEDCeBCBDaECED Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

314,717 41,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMET BİNİCİ 120 64 24 32 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 121 406 406 412 % 41,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAbCCEeD cC DAceBECCACEDebAaEEDBDCEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AddCdEbDA DCEDbEdDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACAbEb DCDaBDCCDACBEE  Ce            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DcdDaDe             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

357,704 22,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMETBERK ÖZYÜREK 120 78 24 18 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 54 217 217 220 % 22,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACDCEdDBBCdBAEECedECbDAAEEDBdCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız edcACEe A DDbCEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCbbdBDCDeDAC BECAbBD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EbDDDEbCBbEdDaCDEe B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

401,478 8,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELİS SOLAK 120 92 19 9 87 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 20 85 85 85 % 8,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCEC BBCEcAEABECCACEDAAAaEdDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeECAE DADDCEDbE D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE dDCDCBDCCDACBEEABCDDCdB CAAaCE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDdeEDb cCBDadaEDABa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

360,685 20,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MERVE PAŞAOĞLU 120 78 18 24 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(208.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 51 205 205 208 % 20,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDCEEDBBCABAEECdAECADAAEEDBdCDdEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dbeACEe A DDACEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEEdBDbD DcCEBbCA    B   A    C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EcD  cbC DaBD aD b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

400,319 9,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MERVE SİMLA KAVUKÇU 120 90 15 15 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 23 93 93 93 % 9,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACcAC CEED BCABAcECeAECADAAE DBECDBEBdDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEdACEe ADDD CEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEECBDCDbDAC BECACBDada CA    CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  cDDDEbCBDEBDECDEC B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

314,097 41,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
METE BİÇİCİ 120 64 29 27 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 122 407 407 413 % 41,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACeaE c BCABAEdbebECADbAdaad C  EBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACd DAeaDbCE ED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACaCEbCBcCaacAC     a            C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bcDDDECCBDbBDEaDECAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

410,669 6,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MİNE NUR YILMAZ 120 94 17 9 89 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 16 67 67 67 % 6,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECeBBCEDAEABECCACbDAAAEEcDBDCEaBBDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAE DADDCEDbcdD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aBBACACE CDCDCBDCCDACBE cBCDD EBECA d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDbDEDCDBCBDEECEDABd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

289,785 54,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MÜGE AKGÜL 120 55 22 43 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 166 535 535 547 % 54,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEC B C DAdABbCCdCdDAAAEcEDaDCEBBBDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ceECdE  A DCEDbE Da      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACcC   DCD B Ce e  b  BC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız c   a eDBC        ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 2 38

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

223,565 88,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUSTAFA GÜNGÖR 120 33 24 63 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(885.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 118 312 837 837 885 % 88,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAdCbECeaBeaaAcABEeCeCEDAAcEdEDBDCEBaBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız dedCc ee                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aa A A      D BDd D    E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

190,047 96,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUSTAFA MEDİN 120 19 14 87 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 130 348 903 903 963 % 96,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDA b    B  AB  E a   c       E D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız d d C  D D   a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  B  b  D    B  D    d    C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız c ac   d a  b  D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

282,160 59,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUZAFFER KIVRAK 120 52 20 48 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 183 576 576 590 % 59,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız abdCaECa  CEDAEABEeCeCb AAAa EDdDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECdd  c DCED  aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B BACAaE C CD  DCCDACBE   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız b b E b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

434,233 2,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NEHİR BAHRİŞ 120 102 16 2 98 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 26 26 26 % 2,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCECDBBCEDAEABEeCACEDAAAaEEDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECAEADAcDCEDbcCD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız aBBACcCEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAAcCEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDEcdDCcBCBDEECEDABd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

347,199 25,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NEHİR GÖKCEN 120 75 26 19 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 66 252 252 256 % 25,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECDcBCEcAcABEeCACEDAAAacEDaDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız b ECAEb c DCED caD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBAC CEbCDCDbBDCCDACab   CD  aBE d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDcecbeDBCBDaECED Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 2 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

300,697 48,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİL GEDİKLİ 120 60 27 33 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 144 475 475 484 % 48,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACDaEEDcBCbBAEaCC EeADAbEEDaECDBEBeDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACE  Ae Dc EaaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB ACA DCEdbBDbDaDAC B C    aB C c    C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bbcDDce         Ed  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

217,864 90,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİLSU AZATLI 120 36 45 39 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 119 316 848 848 905 % 90,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACa CDCE D abbeedECecECADAAacDabdaB ad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAdCE cADeebad EDdc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    ACbd  dc     Ca    E  C b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDbbcaebdc BD eDdddB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

305,031 47,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NURSEL KILIÇ 120 61 26 33 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 140 462 462 471 % 47,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız eCaAC CEED BCABdEEC        EaDdbCDBE BDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACbe c DDACda D a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  dBACACDC bbBDCD DACEBEC CBDEd   A   dC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız acDDece a aB   DE  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

399,413 9,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER ALABAY 120 91 19 10 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 24 97 97 97 % 9,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACcCEED BCAccdECCAECADAAEEDBECDdEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACE bA DeACE EDcb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEdCBDCDCDACEBECACBD BDC AE c C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EcDDDcbCaDEBDcCDbC B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

343,251 27,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER SALİH 120 74 27 19 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 71 266 266 270 % 27,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECbBBCEDAEABECCAeEDAAAEEbDBDCEeBBea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEbaADDCEe  aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBdCACE dbCD B bCDA      CD  EedCAA C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDbDcaCeBCBDbECED de

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

368,217 18,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER ÜNSAL 120 81 23 16 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 45 177 177 180 % 18,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  CeACDCEEc BCAc EECedECADAAEaDBECDdEBacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız cEddCE  A DDbCEaED a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BaBACACDCEaCBD DaDACE EbACBDaBDC A    CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDDDDECCB EBD eDEdAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 1 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

467,117 0,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONAT SIRRI ORBAY 120 111 9 0 108 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 1 % 0,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAACCECcBBCEDAEABECCACEDAdAEEEDaDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECAEADADDCEDAECDcb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACEECDCDCBDaCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDEDEDCDBCBDEECEDABC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

243,268 79,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONUR ÇALIŞKAN 120 35 8 77 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(799.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 111 271 763 763 799 % 79,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACcCE CDCDCB CCDeCaE  BCDD EB CA  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDEDcDCDcC    aE   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

210,076 92,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONUR SEVGİ 120 30 31 59 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(925.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 122 324 866 866 925 % 92,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız bA CCEa   b  AdAcEeCdCEDcbb EbcdDCEBe Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız daEadE  A D     aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız          C CD    CD   b  ab             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız a bDc e      ddE bBb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 3 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

374,734 16,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
PINAR YILMAZ 120 83 21 16 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 42 160 160 163 % 16,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACcCEED BCABA ECeAECADAAEEDBdCDdEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEcACEd eDDDbCEacD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBAC CDC ECBDCDbDAa BECACBD  D  A    C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EccbDECbBDaBDECDEaAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

286,412 56,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
RAHİME NA ZÇAKIR 120 53 19 48 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 176 553 553 565 % 56,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDAC CE aBBCAcAcECeAdCADebEaDBcCDBEB cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEA CE  A   A  a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız B BcCACbCE CB CD DA  cEC   D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  bcb   CBe B   D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

384,845 13,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEBNEM ARSLAN 120 87 24 9 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 34 132 132 133 % 13,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACDCEEceBCABcdECeAECdDeAEEDBECDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACd DAeaDbCEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACaCEbCBcCaacACEBECACBD BDCCA     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bcDDDECCBDbBDEaDECAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

343,403 26,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SELİN MERSİNLİ 120 74 27 19 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 70 265 265 269 % 26,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAdCCEC BBCEDAEAcEeCAeEDAdAaaEDaDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECAEdaA DCEDAEaD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBdCACE CDCDd DCCcACaE A  DD a      d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDaDb dDcCBDbbCED eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

401,137 8,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SEMİH 120 92 20 8 87 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 22 88 88 88 % 8,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCEC BBCEDAEABEeCACdDAAAaEEDBDeEdBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeECAEdaADDCEeAEbD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACEECDCDaBDCCDACBEEABCDDCaBECA  CEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız  DEcd CeBCBDEbCEDe d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

385,189 13,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SENA ŞENKUL 120 86 18 16 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 33 130 130 131 % 13,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCEC BBCEDAEABEeC CEDbAAEE DaDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cdECAEeeAcDCEDAcaD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE  DCDaB CCDACBEEcdCDDC BdCAA CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDED bbDBCBDaE  D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

228,092 86,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SERMEDAĞ COŞKUN 120 36 30 54 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 116 305 822 822 867 % 86,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aA CCECcB C eAdAeEeCc dDA   E Da CEBBaeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eeEC E ab eCED   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız a  ddAbE  D      d A BcEA  e  dB d     c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız    e  e         a Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 2 25

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

426,956 3,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVKET ÖZEL 120 99 16 5 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 34 34 34 % 3,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  CaAC CEEDBBCABdcECeAd ADAAEEDBdCDBEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eE ACEdecDDeACECEDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEEdBDCDCDACEBECACBDEBeCCAEeAACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDDDDECCBDEBDECDECAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

350,700 24,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVVAL SARA 120 74 18 28 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 62 241 241 245 % 24,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACbCEED BCAcAEECCeE ADAbEaDBdC  EBBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız Bb  b  DADD b E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  BBACACcCEbCBD DbDACE EC CBDEBD       C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EcDDacCCBbEBDa DECAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

321,518 38,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SİDAL ARSLAN 120 67 27 26 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 112 374 374 380 % 38,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  AdCCECc BCE A  BcdCeCbDAAAaEdDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edEC Ed c DCEDc bD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 0 8 22,00 % 73

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 0 14 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE CDCD  DC DAC E  BCDD  B CA  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız bcde DeedCBcE bEbbaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

361,388 20,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SUDE KÜÇÜK 120 79 22 19 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 50 204 204 207 % 20,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACe C CEEDBBCABAcECeAEC     aDBECD EBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEeACEd   DDACEacD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBcCACDCEdCBDaDaDACEBEC CBDcB  CA BAACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EcDbDceCdDEdeE DEa B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

351,593 24,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SUDE TEPECİK 120 76 22 22 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 60 238 238 242 % 24,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDCEEDcBCABAEECCAEeADeAEEDBdCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEeACE  AaDDbCECcD a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BeBACACDCE dBDCDeDA EBECACB aB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız ccD  aeCde BD  Ddd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 0 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

270,447 64,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TU*ÇE NAZ NAYMANCI 120 51 34 35 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 209 629 629 649 % 64,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC ACDCE DBBCAecEECeAbCADeAEaDBcCDB  Bab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız  EeAC  cAD DbaE EDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 14 10 2,50 % 8

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 15 18 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız ec ACd  CEbe ca a c Ee debB a D       d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDcDD CCd  B  e be B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 2 4 25

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

256,257 73,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUĞRUL EREN 120 46 31 43 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(730.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 245 699 699 730 % 73,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECc      dAcEeCbCEDeAAEEccBDaEdeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edEdAEe A cCEDbd D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B dACACE   Cad  CCDA BEEA Cae          c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız ccd ceb             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 6 0 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

247,786 77,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUNAHAN ÇINAR 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 106 260 735 735 771 % 77,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  CeAa aE      c c aecbCADAAdEDaEdDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dddAC   AD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  B Aa Cc EE BDde DACE EC CB d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EccDDce            B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

278,913 60,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUNAHAN ŞENGÖR 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 194 595 595 609 % 60,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC ACedE         ECe de DAbE aBb  B  BDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız BEeACE  ADDD CEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BaBAC CDC  bB  D DAC     a D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız E DDDdbdcDaBD   Ee B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

444,334 1,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞIZ EFE SERBEST 120 105 15 0 101 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 16 16 16 % 1,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACDCEEDBBCABAdECeeECADAAEEDBECDBEBdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACEeDADDDACEacDcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDbCAEBAACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bDDDDcCCBDEBDdCDECAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

333,760 31,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞMUR CANSU AYANDIN 120 72 31 17 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 92 311 311 316 % 31,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCECDcBCEDeEABECCACEDAbAEEcDBDCEBaeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız bddCAEbaceDCEDcb D c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BBBACACE CDCD BDCCDACBbE BbD C B  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cDbeabeDdCB  dCED Bd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 2 75

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 0 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

439,192 1,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAREN AYSAL 120 103 14 3 99 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 18 18 18 % 1,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACeCEEDBBCABAEECCAdCADAAEEDBdCDaEBBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACEb ADDeACE EDca     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 39 0 1 39,00 % 98

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBA CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EcDDeECCBDEBDECDECbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

390,473 11,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YİĞİT USTA 120 89 24 7 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 28 115 115 115 % 11,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCECbBBCEeAEAcECCACEDAdAEbdDBDCEceBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız cddCAEdDADDCEDb aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız BcBACACEECDCD BDCCDACBEEbBCDDCaBb A dCEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DDEDEDCDBCBDbEabD Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 1 1 50

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

321,895 37,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YUSUF YAĞDIRAN 120 69 35 16 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(376.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 111 370 370 376 % 37,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACcbE DeceAcAEECCbdCADAAEaDBECDBEBBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız cdcACE bAbcDdbEC caD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BB ACACDCEcCBeCDdDACEBECeCBDaBD C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDDcDae ab  cEbDbe B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

195,773 95,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEYNEP AKTEPE 120 24 26 70 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 125 340 892 892 952 % 95,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACcCE     ABAdECC     cAc edECaBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız        D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 15 14 -2,75 % 0

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 2 17 21 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    b  ac dbacbeDbcdba    b    c      cC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız                 d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 1 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 0 4 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

438,200 1,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 103 15 2 99 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 19 19 19 % 1,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 133 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACeCEEDBBCABAEECeAECADAAEEDBdCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACEADADDDACEdEDa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACDCEaCBDCDCDACEBECACBDEBDC AaBAbCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EcDDeECCBDEBDECDEabB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 8 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 2 0 100

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Sözcükte Anlam D

45

%35,16

2

%1,56

6

%4,69

34

%26,56

33

%25,78

8

%6,25
 

Doğru (%26,56)

Yanlış (%67,19)

Boş (%6,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Metne Sözcük Yerleştirme A

108

%84,38

11

%8,59

1

%0,78

3

%2,34
 

5

%3,91
 

Doğru (%84,38)

Yanlış (%11,72)

Boş (%3,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Deyimler ve Atasözleri A

91

%71,09

4

%3,13
 

17

%13,28

6

%4,69

10

%7,81
 

Doğru (%71,09)

Yanlış (%21,09)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

3

%2,34

1

%0,78

124

%96,88
    

Doğru (%96,88)

Yanlış (%3,13)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

7

%5,47

2

%1,56

116

%90,63
 

1

%0,78

2

%1,56
 

Doğru (%90,63)

Yanlış (%7,81)

Boş (%1,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 İki Cümleyi Karşılaştırma E    

1

%0,78

126

%98,44

1

%0,78
 

Doğru (%98,44)

Yanlış (%0,78)

Boş (%0,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

12

%9,38

4

%3,13

103

%80,47

5

%3,91

1

%0,78

3

%2,34
 

Doğru (%80,47)

Yanlış (%17,19)

Boş (%2,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Anlamsal Anlatım Bozuklukları D

1

%0,78

10

%7,81

22

%17,19

43

%33,59

18

%14,06

34

%26,56
 

Doğru (%33,59)

Yanlış (%39,84)

Boş (%26,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Karma Dil Bilgisi B

3

%2,34

50

%39,06

11

%8,59
 

2

%1,56

62

%48,44
 

Doğru (%39,06)

Yanlış (%12,50)

Boş (%48,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Ad Soylu Sözcükler - Karma B

1

%0,78

77

%60,16

4

%3,13

1

%0,78
 

45

%35,16
 

Doğru (%60,16)

Yanlış (%4,69)

Boş (%35,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C  

6

%4,69

94

%73,44

2

%1,56

7

%5,47

19

%14,84
 

Doğru (%73,44)

Yanlış (%11,72)

Boş (%14,84)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Ses Bilgisi - Karma E

4

%3,13

2

%1,56

1

%0,78

2

%1,56

81

%63,28

38

%29,69
 

Doğru (%63,28)

Yanlış (%7,03)

Boş (%29,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Karma Dil Bilgisi D

6

%4,69

2

%1,56

18

%14,06

63

%49,22

8

%6,25

31

%24,22
 

Doğru (%49,22)

Yanlış (%26,56)

Boş (%24,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

90

%70,31

2

%1,56

10

%7,81

10

%7,81

5

%3,91

11

%8,59
 

Doğru (%70,31)

Yanlış (%21,09)

Boş (%8,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Büyük Harflerin Yazılışı E

3

%2,34

1

%0,78

21

%16,41

24

%18,75

69

%53,91

10

%7,81
 

Doğru (%53,91)

Yanlış (%38,28)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Virgül A

96

%75,00

8

%6,25

1

%0,78

3

%2,34

4

%3,13

16

%12,50
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma B

1

%0,78

86

%67,19

29

%22,66

1

%0,78

7

%5,47

4

%3,13
 

Doğru (%67,19)

Yanlış (%29,69)

Boş (%3,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

4

%3,13

4

%3,13

3

%2,34

2

%1,56

105

%82,03

10

%7,81
 

Doğru (%82,03)

Yanlış (%10,16)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C

2

%1,56

2

%1,56

49

%38,28

6

%4,69

64

%50,00

5

%3,91
 

Doğru (%38,28)

Yanlış (%57,81)

Boş (%3,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Paragrafı İkiye Ayırma C

2

%1,56

1

%0,78

119

%92,97

1

%0,78
 

5

%3,91
 

Doğru (%92,97)

Yanlış (%3,13)

Boş (%3,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

64

%50,00

4

%3,13

5

%3,91

17

%13,28

20

%15,63

18

%14,06
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%35,94)

Boş (%14,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

3

%2,34
 

98

%76,56

1

%0,78

12

%9,38

14

%10,94
 

Doğru (%76,56)

Yanlış (%12,50)

Boş (%10,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E  

19

%14,84

2

%1,56

23

%17,97

75

%58,59

9

%7,03
 

Doğru (%58,59)

Yanlış (%34,38)

Boş (%7,03)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

1

%0,78
 

117

%91,41
 

10

%7,81
 

Doğru (%91,41)

Yanlış (%0,78)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

100

%78,13

3

%2,34

10

%7,81

3

%2,34

2

%1,56

10

%7,81
 

Doğru (%78,13)

Yanlış (%14,06)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

84

%65,63

19

%14,84

1

%0,78

7

%5,47
 

17

%13,28
 

Doğru (%65,63)

Yanlış (%21,09)

Boş (%13,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

84

%65,63

9

%7,03

5

%3,91

4

%3,13

13

%10,16

13

%10,16
 

Doğru (%65,63)

Yanlış (%24,22)

Boş (%10,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

51

%39,84
 

1

%0,78

3

%2,34

53

%41,41

20

%15,63
 

Doğru (%41,41)

Yanlış (%42,97)

Boş (%15,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

2

%1,56

9

%7,03

8

%6,25

5

%3,91

94

%73,44

10

%7,81
 

Doğru (%73,44)

Yanlış (%18,75)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

1

%0,78

12

%9,38

17

%13,28

34

%26,56

46

%35,94

18

%14,06
 

Doğru (%35,94)

Yanlış (%50,00)

Boş (%14,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

8

%6,25
 

9

%7,03

102

%79,69

3

%2,34

6

%4,69
 

Doğru (%79,69)

Yanlış (%15,63)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Paragraf-Başlık İlişkisi B

24

%18,75

78

%60,94

1

%0,78

19

%14,84
 

6

%4,69
 

Doğru (%60,94)

Yanlış (%34,38)

Boş (%4,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

4

%3,13
 

1

%0,78

109

%85,16

2

%1,56

12

%9,38
 

Doğru (%85,16)

Yanlış (%5,47)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

5

%3,91

3

%2,34

103

%80,47

4

%3,13

3

%2,34

10

%7,81
 

Doğru (%80,47)

Yanlış (%11,72)

Boş (%7,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%0,78
 

1

%0,78
 

110

%85,94

16

%12,50
 

Doğru (%85,94)

Yanlış (%1,56)

Boş (%12,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

5

%3,91

75

%58,59

8

%6,25

21

%16,41

3

%2,34

16

%12,50
 

Doğru (%58,59)

Yanlış (%28,91)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

9

%7,03

71

%55,47
 

7

%5,47

23

%17,97

18

%14,06
 

Doğru (%55,47)

Yanlış (%30,47)

Boş (%14,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

4

%3,13

93

%72,66
 

9

%7,03

4

%3,13

18

%14,06
 

Doğru (%72,66)

Yanlış (%13,28)

Boş (%14,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

4

%3,13

7

%5,47

1

%0,78

81

%63,28

23

%17,97

12

%9,38
 

Doğru (%63,28)

Yanlış (%27,34)

Boş (%9,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

10

%7,81
 

14

%10,94

94

%73,44
 

10

%7,81
 

Doğru (%73,44)

Yanlış (%18,75)

Boş (%7,81)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Zaman Kavramı A

20

%15,50

2

%1,55

28

%21,71

27

%20,93

43

%33,33

9

%6,98
 

Doğru (%15,50)

Yanlış (%77,52)

Boş (%6,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Anadolu’nun İlk Fatihleri B

3

%2,33

16

%12,40

5

%3,88

69

%53,49

28

%21,71

8

%6,20
 

Doğru (%12,40)

Yanlış (%81,40)

Boş (%6,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern
Devlete E

1

%0,78

2

%1,55
 

17

%13,18

103

%79,84

6

%4,65
 

Doğru (%79,84)

Yanlış (%15,50)

Boş (%4,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Sevr Antlaşması C

4

%3,10

2

%1,55

119

%92,25

1

%0,78

2

%1,55

1

%0,78
 

Doğru (%92,25)

Yanlış (%6,98)

Boş (%0,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Millî Mücadele'de Cepheler A

91

%70,54
 

2

%1,55

25

%19,38

2

%1,55

9

%6,98
 

Doğru (%70,54)

Yanlış (%22,48)

Boş (%6,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Doğa ve İnsan Etkileşimi E  

2

%1,55

1

%0,78

8

%6,20

112

%86,82

6

%4,65
 

Doğru (%86,82)

Yanlış (%8,53)

Boş (%4,65)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Yeryüzündeki İklim Tipleri A

16

%12,40

10

%7,75

5

%3,88

20

%15,50

19

%14,73

59

%45,74
 

Doğru (%12,40)

Yanlış (%41,86)

Boş (%45,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Türkiye'de İç Kuvvetler D

9

%6,98

2

%1,55

2

%1,55

53

%41,09

11

%8,53

52

%40,31
 

Doğru (%41,09)

Yanlış (%18,60)

Boş (%40,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Nüfus Piramitleri A

92

%71,32

5

%3,88

13

%10,08
 

9

%6,98

10

%7,75
 

Doğru (%71,32)

Yanlış (%20,93)

Boş (%7,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel
Özellikleri ve Etkileri D

1

%0,78

2

%1,55

17

%13,18

33

%25,58

9

%6,98

67

%51,94
 

Doğru (%25,58)

Yanlış (%22,48)

Boş (%51,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Felsefenin Anlamı D

6

%4,65
 

3

%2,33

98

%75,97

4

%3,10

18

%13,95
 

Doğru (%75,97)

Yanlış (%10,08)

Boş (%13,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C

4

%3,10

1

%0,78

103

%79,84

2

%1,55
 

19

%14,73
 

Doğru (%79,84)

Yanlış (%5,43)

Boş (%14,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E  

1

%0,78

1

%0,78

4

%3,10

106

%82,17

17

%13,18
 

Doğru (%82,17)

Yanlış (%4,65)

Boş (%13,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri D  

1

%0,78

1

%0,78

93

%72,09

12

%9,30

22

%17,05
 

Doğru (%72,09)

Yanlış (%10,85)

Boş (%17,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları A

37

%28,68

31

%24,03

10

%7,75

9

%6,98

4

%3,10

38

%29,46
 

Doğru (%28,68)

Yanlış (%41,86)

Boş (%29,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Din ve İslam E

9

%6,98

7

%5,43

15

%11,63

2

%1,55

56

%43,41

40

%31,01
 

Doğru (%43,41)

Yanlış (%25,58)

Boş (%31,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 İslam ve İbadet C

58

%44,96

7

%5,43

13

%10,08

8

%6,20

6

%4,65

37

%28,68
 

Doğru (%10,08)

Yanlış (%61,24)

Boş (%28,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Din ve Hayat D   

2

%1,55

116

%89,92
 

11

%8,53
 

Doğru (%89,92)

Yanlış (%1,55)

Boş (%8,53)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar E

6

%4,65

3

%2,33

22

%17,05

6

%4,65

2

%1,55

90

%69,77
 

Doğru (%1,55)

Yanlış (%28,68)

Boş (%69,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 İslam ve Bilim D

17

%13,18

8

%6,20

9

%6,98

6

%4,65

3

%2,33

86

%66,67
 

Doğru (%4,65)

Yanlış (%28,68)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş
veya Argümanı Sorgulama B      

129

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Sanat Felsefesi D      

129

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Bilgi Felsefesi B      

129

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce
ve Argümanları C      

129

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri A      

129

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Rasyonel Sayılar B

23

%17,29

90

%67,67

2

%1,50

5

%3,76

1

%0,75

12

%9,02
 

Doğru (%67,67)

Yanlış (%23,31)

Boş (%9,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Üslü ifadeler B

1

%0,75

85

%63,91

7

%5,26

1

%0,75
 

39

%29,32
 

Doğru (%63,91)

Yanlış (%6,77)

Boş (%29,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Köklü ifadeler B

1

%0,75

96

%72,18

5

%3,76

2

%1,50

2

%1,50

27

%20,30
 

Doğru (%72,18)

Yanlış (%7,52)

Boş (%20,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

95

%71,43

4

%3,01
 

8

%6,02
 

26

%19,55
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%9,02)

Boş (%19,55)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Çok Bilinmeyenki Denklemler C

1

%0,75
 

111

%83,46

5

%3,76

1

%0,75

15

%11,28
 

Doğru (%83,46)

Yanlış (%5,26)

Boş (%11,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

92

%69,17

2

%1,50

27

%20,30

1

%0,75
 

11

%8,27
 

Doğru (%69,17)

Yanlış (%22,56)

Boş (%8,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar C

6

%4,51

12

%9,02

95

%71,43

2

%1,50

9

%6,77

9

%6,77
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%21,80)

Boş (%6,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 SAYILAR E

6

%4,51

2

%1,50
 

4

%3,01

97

%72,93

24

%18,05
 

Doğru (%72,93)

Yanlış (%9,02)

Boş (%18,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 SAYILAR E

4

%3,01

26

%19,55

3

%2,26

22

%16,54

26

%19,55

52

%39,10
 

Doğru (%19,55)

Yanlış (%41,35)

Boş (%39,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C

1

%0,75

5

%3,76

60

%45,11

30

%22,56

6

%4,51

31

%23,31
 

Doğru (%45,11)

Yanlış (%31,58)

Boş (%23,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Sayı Basamakları D

3

%2,26

6

%4,51

7

%5,26

78

%58,65
 

39

%29,32
 

Doğru (%58,65)

Yanlış (%12,03)

Boş (%29,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C   

104

%78,20
 

2

%1,50

27

%20,30
 

Doğru (%78,20)

Yanlış (%1,50)

Boş (%20,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

5

%3,76

1

%0,75

1

%0,75

99

%74,44

3

%2,26

24

%18,05
 

Doğru (%74,44)

Yanlış (%7,52)

Boş (%18,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C

26

%19,55

13

%9,77

26

%19,55

7

%5,26

4

%3,01

57

%42,86
 

Doğru (%19,55)

Yanlış (%37,59)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 FONKSİYONLAR B

2

%1,50

91

%68,42

2

%1,50
 

1

%0,75

37

%27,82
 

Doğru (%68,42)

Yanlış (%3,76)

Boş (%27,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü D

2

%1,50

2

%1,50

6

%4,51

80

%60,15

1

%0,75

42

%31,58
 

Doğru (%60,15)

Yanlış (%8,27)

Boş (%31,58)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri C

6

%4,51

5

%3,76

92

%69,17

7

%5,26

1

%0,75

22

%16,54
 

Doğru (%69,17)

Yanlış (%14,29)

Boş (%16,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Sayı Problemleri C

1

%0,75

1

%0,75

94

%70,68

1

%0,75

3

%2,26

33

%24,81
 

Doğru (%70,68)

Yanlış (%4,51)

Boş (%24,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Grafik Problemleri D

2

%1,50

3

%2,26

6

%4,51

105

%78,95
 

17

%12,78
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%8,27)

Boş (%12,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Yaş Problemleri A

108

%81,20

1

%0,75

4

%3,01

1

%0,75

7

%5,26

12

%9,02
 

Doğru (%81,20)

Yanlış (%9,77)

Boş (%9,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Sayı Problemleri C  

5

%3,76

80

%60,15

3

%2,26
 

45

%33,83
 

Doğru (%60,15)

Yanlış (%6,02)

Boş (%33,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Sayı Problemleri B

4

%3,01

72

%54,14

3

%2,26

1

%0,75

3

%2,26

50

%37,59
 

Doğru (%54,14)

Yanlış (%8,27)

Boş (%37,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Sayı Problemleri E  

23

%17,29

5

%3,76

7

%5,26

72

%54,14

26

%19,55
 

Doğru (%54,14)

Yanlış (%26,32)

Boş (%19,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Sayı Problemleri E

1

%0,75

1

%0,75

1

%0,75

3

%2,26

70

%52,63

57

%42,86
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%4,51)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

44

%33,08

6

%4,51

9

%6,77
 

5

%3,76

69

%51,88
 

Doğru (%33,08)

Yanlış (%15,04)

Boş (%51,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Sayı Problemleri B

1

%0,75

69

%51,88

1

%0,75

5

%3,76

1

%0,75

56

%42,11
 

Doğru (%51,88)

Yanlış (%6,02)

Boş (%42,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Sayı Problemleri C

4

%3,01

15

%11,28

85

%63,91

1

%0,75

3

%2,26

25

%18,80
 

Doğru (%63,91)

Yanlış (%17,29)

Boş (%18,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-28 ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER D

2

%1,50

2

%1,50
 

78

%58,65

4

%3,01

47

%35,34
 

Doğru (%58,65)

Yanlış (%6,02)

Boş (%35,34)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-31

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM
AÇILIMI D

7

%5,26

1

%0,75

6

%4,51

45

%33,83

5

%3,76

69

%51,88
 

Doğru (%33,83)

Yanlış (%14,29)

Boş (%51,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Basit Olayların Olasılıkları C  

1

%0,75

35

%26,32

1

%0,75

3

%2,26

93

%69,92
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%3,76)

Boş (%69,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Üçgende Açılar E

25

%18,80

2

%1,50

2

%1,50

8

%6,02

26

%19,55

70

%52,63
 

Doğru (%19,55)

Yanlış (%27,82)

Boş (%52,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ B  

65

%48,87

1

%0,75

4

%3,01

1

%0,75

62

%46,62
 

Doğru (%48,87)

Yanlış (%4,51)

Boş (%46,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 ÖZEL ÜÇGENLER E

2

%1,50

9

%6,77

3

%2,26

5

%3,76

19

%14,29

95

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR C  

1

%0,75

37

%27,82

3

%2,26

3

%2,26

89

%66,92
 

Doğru (%27,82)

Yanlış (%5,26)

Boş (%66,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER A

40

%30,08

1

%0,75

2

%1,50

4

%3,01

1

%0,75

85

%63,91
 

Doğru (%30,08)

Yanlış (%6,02)

Boş (%63,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Eşkenar Dörtgen A

20

%15,04

1

%0,75

2

%1,50
  

110

%82,71
 

Doğru (%15,04)

Yanlış (%2,26)

Boş (%82,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Dikdörtgen B

3

%2,26

13

%9,77

2

%1,50

3

%2,26

1

%0,75

111

%83,46
 

Doğru (%9,77)

Yanlış (%6,77)

Boş (%83,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Prizmalar C  

13

%9,77

58

%43,61

4

%3,01

4

%3,01

54

%40,60
 

Doğru (%43,61)

Yanlış (%15,79)

Boş (%40,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar E  

2

%1,50
  

29

%21,80

102

%76,69
 

Doğru (%21,80)

Yanlış (%1,50)

Boş (%76,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar A

19

%14,29

4

%3,01

7

%5,26

4

%3,01

1

%0,75

98

%73,68
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%12,03)

Boş (%73,68)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması D

4

%3,10

16

%12,40

53

%41,09

32

%24,81

7

%5,43

17

%13,18
 

Doğru (%24,81)

Yanlış (%62,02)

Boş (%13,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Kütle, Hacim ve Özkütle D

3

%2,33

1

%0,78

35

%27,13

67

%51,94

1

%0,78

22

%17,05
 

Doğru (%51,94)

Yanlış (%31,01)

Boş (%17,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı E

5

%3,88

21

%16,28

15

%11,63

13

%10,08

54

%41,86

21

%16,28
 

Doğru (%41,86)

Yanlış (%41,86)

Boş (%16,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Düzlem Aynalar D

1

%0,78

2

%1,55

8

%6,20

62

%48,06

19

%14,73

37

%28,68
 

Doğru (%48,06)

Yanlış (%23,26)

Boş (%28,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Mıknatıslar ve Manyetik Alan E

11

%8,53

1

%0,78

52

%40,31

8

%6,20

33

%25,58

24

%18,60
 

Doğru (%25,58)

Yanlış (%55,81)

Boş (%18,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Işığın Kırılması D

10

%7,75

19

%14,73

9

%6,98

48

%37,21

6

%4,65

37

%28,68
 

Doğru (%37,21)

Yanlış (%34,11)

Boş (%28,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Newton'un Hareket Yasaları C

3

%2,33

17

%13,18

40

%31,01

3

%2,33

58

%44,96

8

%6,20
 

Doğru (%31,01)

Yanlış (%62,79)

Boş (%6,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Kimyanın Sembolik Dili D

2

%1,55

7

%5,43

7

%5,43

55

%42,64

15

%11,63

43

%33,33
 

Doğru (%42,64)

Yanlış (%24,03)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Periyodik Özellikler B

4

%3,10

57

%44,19

13

%10,08

10

%7,75

1

%0,78

44

%34,11
 

Doğru (%44,19)

Yanlış (%21,71)

Boş (%34,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması C

2

%1,55

2

%1,55

75

%58,14

9

%6,98

4

%3,10

37

%28,68
 

Doğru (%58,14)

Yanlış (%13,18)

Boş (%28,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Sıvılar B

1

%0,78

68

%52,71

1

%0,78

10

%7,75
 

49

%37,98
 

Doğru (%52,71)

Yanlış (%9,30)

Boş (%37,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen
Hesaplamaları D

2

%1,55

6

%4,65

4

%3,10

59

%45,74

4

%3,10

54

%41,86
 

Doğru (%45,74)

Yanlış (%12,40)

Boş (%41,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sıvılar E

19

%14,73

10

%7,75
  

39

%30,23

61

%47,29
 

Doğru (%30,23)

Yanlış (%22,48)

Boş (%47,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E

5

%3,88

3

%2,33

3

%2,33

12

%9,30

40

%31,01

66

%51,16
 

Doğru (%31,01)

Yanlış (%17,83)

Boş (%51,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Canlılardaki Temel Bileşikler C

27

%20,93

6

%4,65

38

%29,46

5

%3,88

11

%8,53

42

%32,56
 

Doğru (%29,46)

Yanlış (%37,98)

Boş (%32,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma E

2

%1,55

9

%6,98

5

%3,88

19

%14,73

63

%48,84

31

%24,03
 

Doğru (%48,84)

Yanlış (%27,13)

Boş (%24,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Cinsiyete Bağlı Kalıtım D

5

%3,88

9

%6,98

3

%2,33

84

%65,12
 

28

%21,71
 

Doğru (%65,12)

Yanlış (%13,18)

Boş (%21,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Hücrenin Yapısı A

26

%20,16

11

%8,53

3

%2,33

1

%0,78

4

%3,10

84

%65,12
 

Doğru (%20,16)

Yanlış (%14,73)

Boş (%65,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B

3

%2,33

89

%68,99
 

5

%3,88

4

%3,10

28

%21,71
 

Doğru (%68,99)

Yanlış (%9,30)

Boş (%21,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Hayvanlar C

14

%10,85

12

%9,30

23

%17,83

30

%23,26

27

%20,93

23

%17,83
 

Doğru (%17,83)

Yanlış (%64,34)

Boş (%17,83)
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