
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 116 4 115,00 485,436 2

2 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 39 1 38,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 115 5 113,75 481,709 3

3 0 YAREN AYSAL 12S 37 3 36,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 113 6 111,50 474,879 5

4 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 113 7 111,25 474,159 6

5 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 40 0 40,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 3 3 2,25 111 7 109,25 467,387 9

6 0 IRMAK ÇAKICI 12S 38 2 37,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 111 8 109,00 467,252 10

7 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 111 9 108,75 466,810 11

8 0 BERRAK ŞEKER 12S 39 1 38,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 2 25,50 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 109 7 107,25 462,378 15

9 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 36 4 35,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 107 13 103,75 451,919 25

10 0 ALİ YASİN 12S 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 27 3 26,25 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 3 3 2,25 107 13 103,75 451,369 26

11 0 BATIN CAN 12S 39 0 39,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 28 1 27,75 5 1 4,75 6 0 6,00 5 2 4,50 4 1 3,75 105 6 103,50 450,441 27

12 0 YİĞİT USTA 12S 39 1 38,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 28 2 27,50 7 1 6,75 5 2 4,50 5 1 4,75 4 2 3,50 106 10 103,50 450,111 29

13 0 MELİS SOLAK 12S 40 0 40,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 28 0 28,00 8 1 7,75 4 2 3,50 6 1 5,75 4 2 3,50 105 8 103,00 448,590 31

14 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 39 1 38,75 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 25 1 24,75 7 1 6,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 101 8 99,00 437,931 42

15 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 38 0 38,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 28 1 27,75 7 0 7,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 100 9 97,75 433,187 47

16 0 BEYZA YAMAN 12S 35 3 34,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 27 1 26,75 10 0 10,00 5 2 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 100 14 96,50 429,389 54

17 0 TYT CANAVARI 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 27 3 26,25 7 2 6,50 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 100 19 95,25 426,253 65

18 0 CELAL SERDAR 12S 29 0 29,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 26 3 25,25 9 0 9,00 7 0 7,00 7 0 7,00 3 3 2,25 97 9 94,75 425,430 66

19 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 100 20 95,00 425,201 67

20 0 BURAK ÇIVGIN 12S 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 8 0 8,00 5 2 4,50 3 4 2,00 3 2 2,50 99 16 95,00 424,506 70

21 0 PINAR YILMAZ 12S 38 2 37,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 7 1 6,75 5 2 4,50 3 3 2,25 3 2 2,50 98 14 94,50 423,021 75

22 0 ASLINUR KARAKURT 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 27 2 26,50 6 2 5,50 4 2 3,50 6 1 5,75 2 4 1,00 98 17 93,75 421,045 77

23 1495 ÖMER ÜNSAL 12S 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 28 1 27,75 6 2 5,50 6 1 5,75 3 3 2,25 4 1 3,75 97 16 93,00 419,245 89

24 0 BELİNAYDLGİZ 12S 35 4 34,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 6 20,50 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 97 18 92,50 418,723 90

25 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 35 3 34,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 26 2 25,50 6 2 5,50 6 0 6,00 5 2 4,50 5 0 5,00 96 14 92,50 418,552 92

26 0 SEMİH SAKCI 12S 32 7 30,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 24 4 23,00 7 1 6,75 7 0 7,00 3 2 2,50 4 2 3,50 94 18 89,50 409,341 115

27 0 FERAYE UYAR 12S 34 5 32,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 24 2 23,50 6 1 5,75 5 1 4,75 3 3 2,25 5 1 4,75 92 16 88,00 404,606 130

28 0 ÖMER SALİH KOCA 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 25 3 24,25 7 0 7,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 93 20 88,00 404,485 131

29 0 CEYLİN SERBES 12S 38 1 37,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 6 0 6,00 3 3 2,25 4 2 3,50 3 3 2,25 92 15 88,25 404,403 133
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Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR

30 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 38 2 37,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 3 20,25 6 0 6,00 3 3 2,25 4 2 3,50 2 2 1,50 91 13 87,75 402,820 136

31 0 ARDA PALALI 12S 34 5 32,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 22 4 21,00 7 1 6,75 4 2 3,50 5 2 4,50 3 2 2,50 90 18 85,50 397,017 150

32 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 31 4 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 25 2 24,50 10 0 10,00 4 3 3,25 4 2 3,50 2 3 1,25 90 19 85,25 395,756 152

33 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 38 2 37,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 3 20,25 6 2 5,50 5 0 5,00 4 2 3,50 2 2 1,50 89 16 85,00 395,331 154

34 0 NEHİR GÖKCEN 12S 34 5 32,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 24 4 23,00 8 0 8,00 5 2 4,50 4 2 3,50 2 2 1,50 89 19 84,25 393,098 167

35 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 35 3 34,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 18 3 17,25 6 0 6,00 4 2 3,50 5 0 5,00 85 8 83,00 390,597 169

36 0 ESRA NUR TURK 12S 32 8 30,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 5 19,75 7 1 6,75 5 1 4,75 4 1 3,75 3 2 2,50 88 21 82,75 389,139 175

37 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 38 1 37,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 18 1 17,75 6 0 6,00 3 3 2,25 3 3 2,25 2 4 1,00 85 13 81,75 384,851 185

38 0 ESMA TOPTAŞ 12S 34 3 33,25 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 20 1 19,75 7 0 7,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 85 15 81,25 384,374 187

39 0 AYŞE KAVKACI 12S 28 12 25,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 22 4 21,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 86 24 80,00 382,826 189

40 0 ESİLA KUNDAKÇI 12S 32 6 30,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 25 0 25,00 4 1 3,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 4 1 3,75 85 17 80,75 382,644 190

41 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 4 21,00 3 0 3,00 2 4 1,00 2 0 2,00 5 1 4,75 85 17 80,75 382,429 192

42 0 BURCU CEYHAN 12S 33 5 31,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 22 1 21,75 4 0 4,00 6 1 5,75 4 0 4,00 1 3 0,25 83 11 80,25 381,544 194

43 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 35 3 34,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 20 3 19,25 3 0 3,00 5 1 4,75 2 2 1,50 2 1 1,75 83 11 80,25 381,090 196

44 0 SELİN MERSİNLİ 12S 32 8 30,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 5 1 4,75 3 2 2,50 5 1 4,75 4 1 3,75 85 21 79,75 380,337 200

45 0 ÖMER ALABAY 12S 33 7 31,25 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 24 3 23,25 4 4 3,00 5 0 5,00 4 3 3,25 4 2 3,50 86 26 79,50 379,720 201

46 0 EGE GÜVEN 12S 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 27 3 26,25 5 5 3,75 3 4 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 87 33 78,75 376,648 206

47 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 35 5 33,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 3 3 2,25 5 1 4,75 4 1 3,75 2 3 1,25 84 24 78,00 374,869 213

48 0 ALPER ARSLAN 12S 29 10 26,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 27 3 26,25 8 2 7,50 5 2 4,50 2 5 0,75 3 3 2,25 86 33 77,75 373,732 219

49 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 35 4 34,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 21 2 20,50 2 0 2,00 2 4 1,00 4 3 3,25 5 1 4,75 82 18 77,50 373,230 223

50 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 33 7 31,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 23 6 21,50 3 2 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 4 1 3,75 84 28 77,00 372,404 226

51 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 37 1 36,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 19 2 18,50 2 2 1,50 5 1 4,75 4 2 3,50 3 2 2,50 80 15 76,25 369,879 238

52 0 SUDE TEPECİK 12S 34 6 32,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 3 18,25 3 0 3,00 3 3 2,25 5 1 4,75 2 3 1,25 81 19 76,25 369,457 242

53 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 4 19,00 3 0 3,00 5 2 4,50 3 4 2,00 2 4 1,00 82 25 75,75 367,786 250

54 0 RAVZANUR KARABACAK12S 33 6 31,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 12 4 11,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 78 12 75,00 366,900 256

55 0 BELİNAY DAĞLI 12S 36 3 35,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 20 2 19,50 3 1 2,75 2 4 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 79 20 74,00 362,496 280

56 0 EMİR YALÇIN 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 14 2 13,50 6 1 5,75 5 1 4,75 4 1 3,75 77 16 73,00 361,233 289

57 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 35 4 34,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 23 2 22,50 4 2 3,50 3 2 2,50 2 2 1,50 77 16 73,00 359,697 295

58 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 35 4 34,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 19 2 18,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 2 3,50 2 2 1,50 77 18 72,50 358,254 297
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420
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KATILIMLAR

59 0 NURSEL KILIÇ 12S 32 4 31,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 19 3 18,25 2 2 1,50 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 77 19 72,25 357,822 298

60 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 35 4 34,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 77 17 72,75 357,444 299

61 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 38 2 37,50 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 17 3 16,25 3 2 2,50 2 4 1,00 2 1 1,75 76 15 72,25 356,990 301

62 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 23 4 22,00 1 0 1,00 2 4 1,00 2 4 1,00 4 2 3,50 78 28 71,00 353,544 317

63 0 ŞEVVA L SARA 12S 31 8 29,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 20 3 19,25 7 1 6,75 4 3 3,25 3 4 2,00 3 2 2,50 76 22 70,50 352,510 321

64 0 EMİNE AKKOYUN 12S 33 2 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 2 12,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 73 11 70,25 352,149 324

65 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 15 3 14,25 4 2 3,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 75 22 69,50 348,686 337

66 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 36 2 35,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 10 3 9,25 6 0 6,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 72 16 68,00 345,053 356

67 0 MÜGE AKGUL 12S 36 3 35,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 16 5 14,75 2 2 1,50 5 1 4,75 1 1 0,75 71 16 67,00 342,023 374

68 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 33 3 32,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 21 0 21,00 2 4 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 71 17 66,75 340,986 376

69 0 EREN A 12S 27 5 25,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 23 1 22,75 4 1 3,75 4 3 3,25 70 15 66,25 339,164 386

70 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 33 6 31,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 18 3 17,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 70 18 65,50 337,162 400

71 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 30 7 28,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 3 17,25 3 0 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 70 19 65,25 336,597 401

72 0 ŞEVVAL TOSUN 12S 30 7 28,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 24 1 23,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 69 17 64,75 334,722 411

73 0 MEHMET BİNİCİ 12S 33 6 31,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 25 2 24,50 68 14 64,50 333,197 420

74 0 ARDA KULA 12S 33 4 32,00 1 4 0,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 12 3 11,25 4 1 3,75 4 2 3,50 3 2 2,50 4 1 3,75 68 19 63,25 331,681 432

75 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 30 3 29,25 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 15 1 14,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 66 10 63,50 331,023 435

76 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 31 6 29,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 22 8 20,00 5 5 3,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 73 42 62,50 327,389 454

77 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 33 4 32,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 13 0 13,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 64 10 61,50 325,178 475

78 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 35 4 34,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 11 8 9,00 3 0 3,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 5 -0,25 67 28 60,00 320,264 505

79 545 BEYZA GENÇ 12S 33 6 31,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 2 10,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 64 20 59,00 318,733 515

80 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 23 7 21,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 19 5 17,75 3 0 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 63 20 58,00 315,710 531

81 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 36 0 36,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 12 2 11,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 59 9 56,75 310,774 562

82 0 ÇINAR BİRCAN 12S 24 8 22,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 20 5 18,75 7 3 6,25 4 3 3,25 2 4 1,00 65 35 56,25 310,131 567

83 0 ERSİN AKKOÇ 12S 26 10 23,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 16 5 14,75 1 1 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 64 33 55,75 309,203 572

84 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 32 7 30,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 1 16,75 1 3 0,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 1 4 0,00 64 32 56,00 308,566 577

85 0 TĞĞRUL EREN 12S 30 9 27,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 17 4 16,00 2 0 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 62 25 55,75 308,262 580

86 0 EFE NAYAN 12S 32 5 30,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 14 3 13,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 61 21 55,75 307,860 586

87 0 ECEM ERKİL 12S 33 7 31,25 1 1 0,75 1 0 1,00 19 1 18,75 1 3 0,25 4 2 3,50 59 14 55,50 307,631 589
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Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR

88 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 29 5 27,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 7 3 6,25 3 3 2,25 1 1 0,75 2 3 1,25 59 16 55,00 306,509 601

89 0 ECE BİNGÖL 12S 31 7 29,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 16 4 15,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 61 25 54,75 305,266 605

90 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 29 5 27,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 10 2 9,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 58 15 54,25 304,692 610

91 0 ALPEREN EKŞİ 12S 28 7 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 3 2,25 58 21 52,75 299,974 636

92 0 BEYZANUR TEKİN 12S 22 11 19,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 17 2 16,50 3 0 3,00 1 3 0,25 4 3 3,25 1 4 0,00 59 30 51,50 296,163 673

93 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 26 14 22,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 11 7 9,25 1 0 1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 58 34 49,50 290,619 700

94 0 FİDELYA PARLA 12S 33 6 31,50 3 2 2,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 11 5 9,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 4 0,00 1 4 0,00 58 34 49,50 289,738 706

95 0 ESRA AKSU 12S 30 10 27,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 14 4 13,00 1 3 0,25 5 1 4,75 1 2 0,50 53 21 47,75 285,413 740

96 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 31 4 30,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 12 5 10,75 1 1 0,75 2 0 2,00 51 14 47,50 283,885 755

97 0 BEYZANUR AĞIR 12S 28 2 27,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 8 0 8,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 6 46,50 281,111 776

98 0 BAŞAK UYAN 12S 32 7 30,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 10 3 9,25 0 1 -0,25 50 14 46,50 280,546 780

99 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 26 11 23,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 13 2 12,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 51 20 46,00 279,342 784

100 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 28 7 26,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 8 3 7,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 51 22 45,50 278,112 796

101 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 22 10 19,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 17 5 15,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 53 32 45,00 277,109 803

102 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 16 4 15,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 11 2 10,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 47 14 43,50 273,638 819

103 0 ATAKAN ATEŞ 12S 25 15 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 12 4 11,00 3 5 1,75 0 7 -1,75 0 5 -1,25 4 2 3,50 55 46 43,50 272,054 836

104 0 ÖMFR FARUK SÜMER 12S 25 2 24,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 45 7 43,25 271,518 839

105 0 KAAN TUZMAN 12S 27 7 25,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 3 5,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 46 18 41,50 266,205 873

106 0 AHMET KARAASLAN 12S 18 10 15,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 7 7 5,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 45 21 39,75 262,229 893

107 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 30 6 28,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 7 1,25 2 0 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 47 30 39,50 261,002 902

108 0 AZRA KURTTE İN 12S 31 5 29,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 6 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 44 20 39,00 258,714 919

109 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 0 7 -1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 47 36 38,00 255,745 933

110 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 17 5 15,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 5 0 5,00 15 4 14,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 42 23 36,25 250,693 951

111 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 25 15 21,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 8 6 6,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 37 35,75 249,101 961

112 0 CEYLİN İBAR 12S 22 8 20,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 10 6 8,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 40 24 34,00 244,555 981

113 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 23 4 22,00 3 2 2,50 4 3 3,25 4 0 4,00 2 3 1,25 36 12 33,00 243,379 989

114 0 MELİKE YILDIRIM 12S 24 6 22,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 6 1 5,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 3 0,25 38 18 33,50 242,889 990

115 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 17 8 15,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 14 5 12,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 39 31 31,25 235,519 1016

116 0 EMİR ARSLAN 12S 19 11 16,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 34 25 27,75 226,644 1045

                                                4 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR

117 0 EMİR GÜNEŞ 12S 13 4 12,00 3 2 2,50 12 8 10,00 3 4 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 33 22 27,50 225,888 1047

118 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 18 9 15,75 1 1 0,75 1 1 0,75 10 5 8,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 33 29 25,75 219,969 1063

119 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 14 3 13,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 8 6 6,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 29 25 22,75 211,414 1090

120 0 SUDE İNKAYA 12S 24 9 21,75 1 1 0,75 1 9 -1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 27 25 20,75 205,175 1107

121 0 METE BİÇİCİ 12S 21 12 18,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 4 9 1,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 30 41 19,75 202,469 1116

122 0 NİLSU AZATLI 12S 17 13 13,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 6 1,50 0 7 -1,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 30 44 19,00 199,492 1121

123 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 13 8 11,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 4 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 20 18 15,50 190,484 1135
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 30,0 6,2 28,40 10,5 4,7 9,37 16,3 4,0 15,29 5,5 4,5 4,42 62,3 19,4 57,48 313,420

Okul Ortalaması 30,9 5,8 29,47 11,5 4,7 10,29 15,5 3,5 14,63 5,5 4,2 4,47 63,4 18,1 58,86 317,720

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 37 3 36,25 20 0 20,00 39 1 38,75 20 0 20,00 116 4 115,00 485,436 1 1 1 1 2

2 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 39 1 38,75 18 2 17,50 38 2 37,50 20 0 20,00 115 5 113,75 481,709 2 2 2 2 3

3 0 YAREN AYSAL 12S 37 3 36,25 17 2 16,50 40 0 40,00 19 1 18,75 113 6 111,50 474,879 3 3 3 3 5

4 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 37 3 36,25 18 2 17,50 39 1 38,75 19 1 18,75 113 7 111,25 474,159 4 4 4 4 6

5 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 40 0 40,00 16 2 15,50 39 1 38,75 16 4 15,00 111 7 109,25 467,387 5 5 5 5 9

6 0 IRMAK ÇAKICI 12S 38 2 37,50 16 3 15,25 39 1 38,75 18 2 17,50 111 8 109,00 467,252 6 6 6 6 10

7 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 38 2 37,50 17 3 16,25 37 3 36,25 19 1 18,75 111 9 108,75 466,810 7 7 7 7 11

8 0 BERRAK ŞEKER 12S 39 1 38,75 15 3 14,25 36 2 35,50 19 1 18,75 109 7 107,25 462,378 8 8 8 8 15

9 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 36 4 35,00 15 5 13,75 38 2 37,50 18 2 17,50 107 13 103,75 451,919 9 10 10 10 25

10 0 ALİ YASİN 12S 37 3 36,25 17 3 16,25 37 3 36,25 16 4 15,00 107 13 103,75 451,369 10 11 11 11 26

11 0 BATIN CAN 12S 39 0 39,00 18 1 17,75 33 2 32,50 15 3 14,25 105 6 103,50 450,441 11 12 12 12 27

12 0 YİĞİT USTA 12S 39 1 38,75 18 1 17,75 35 3 34,25 14 5 12,75 106 10 103,50 450,111 12 14 14 14 29

13 0 MELİS SOLAK 12S 40 0 40,00 15 2 14,50 36 1 35,75 14 5 12,75 105 8 103,00 448,590 13 15 15 15 31

14 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 39 1 38,75 12 3 11,25 32 2 31,50 18 2 17,50 101 8 99,00 437,931 14 17 17 17 42

15 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 38 0 38,00 13 2 12,50 35 1 34,75 14 6 12,50 100 9 97,75 433,187 15 18 18 18 47

16 0 BEYZA YAMAN 12S 35 3 34,25 15 4 14,00 37 1 36,75 13 6 11,50 100 14 96,50 429,389 16 20 20 20 54

17 0 TYT CANAVARI 12S 35 5 33,75 16 4 15,00 34 5 32,75 15 5 13,75 100 19 95,25 426,253 17 22 22 23 65

18 0 CELAL SERDAR 12S 29 0 29,00 16 3 15,25 35 3 34,25 17 3 16,25 97 9 94,75 425,430 18 23 23 24 66

19 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 35 5 33,75 13 7 11,25 38 2 37,50 14 6 12,50 100 20 95,00 425,201 19 24 24 25 67

20 0 BURAK ÇIVGIN 12S 35 5 33,75 19 1 18,75 34 2 33,50 11 8 9,00 99 16 95,00 424,506 20 25 25 26 70

21 0 PINAR YILMAZ 12S 38 2 37,50 18 2 17,50 31 3 30,25 11 7 9,25 98 14 94,50 423,021 21 27 27 28 75

22 0 ASLINUR KARAKURT 12S 37 3 36,25 16 3 15,25 33 4 32,00 12 7 10,25 98 17 93,75 421,045 22 29 29 30 77

23 1495 ÖMER ÜNSAL 12S 34 5 32,75 16 3 15,25 34 3 33,25 13 5 11,75 97 16 93,00 419,245 23 30 30 32 89

24 0 BELİNAYDLGİZ 12S 35 4 34,00 13 5 11,75 32 6 30,50 17 3 16,25 97 18 92,50 418,723 24 31 31 33 90

25 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 35 3 34,25 13 5 11,75 32 4 31,00 16 2 15,50 96 14 92,50 418,552 25 32 32 34 92

26 0 SEMİH SAKCI 12S 32 7 30,25 17 2 16,50 31 5 29,75 14 4 13,00 94 18 89,50 409,341 26 38 38 40 115

27 0 FERAYE UYAR 12S 34 5 32,75 15 3 14,25 30 3 29,25 13 5 11,75 92 16 88,00 404,606 27 42 42 44 130

28 0 ÖMER SALİH KOCA 12S 34 6 32,50 14 4 13,00 32 3 31,25 13 7 11,25 93 20 88,00 404,485 28 43 43 45 131

29 0 CEYLİN SERBES 12S 38 1 37,75 14 4 13,00 30 2 29,50 10 8 8,00 92 15 88,25 404,403 29 45 45 47 133

30 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 38 2 37,50 17 1 16,75 27 3 26,25 9 7 7,25 91 13 87,75 402,820 30 46 46 48 136

31 0 ARDA PALALI 12S 34 5 32,75 15 2 14,50 29 5 27,75 12 6 10,50 90 18 85,50 397,017 31 50 50 52 150

32 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 31 4 30,00 14 5 12,75 35 2 34,50 10 8 8,00 90 19 85,25 395,756 32 51 51 53 152

33 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 38 2 37,50 13 5 11,75 27 5 25,75 11 4 10,00 89 16 85,00 395,331 33 52 52 54 154

34 0 NEHİR GÖKCEN 12S 34 5 32,75 12 4 11,00 32 4 31,00 11 6 9,50 89 19 84,25 393,098 34 55 55 57 167

35 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 35 3 34,25 17 0 17,00 18 3 17,25 15 2 14,50 85 8 83,00 390,597 35 57 57 59 169

36 0 ESRA NUR TURK 12S 32 8 30,00 16 3 15,25 28 6 26,50 12 4 11,00 88 21 82,75 389,139 36 59 59 61 175

37 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 38 1 37,75 15 1 14,75 24 1 23,75 8 10 5,50 85 13 81,75 384,851 37 63 63 65 185

38 0 ESMA TOPTAŞ 12S 34 3 33,25 13 6 11,50 27 1 26,75 11 5 9,75 85 15 81,25 384,374 38 64 64 66 187

39 0 AYŞE KAVKACI 12S 28 12 25,00 10 7 8,25 29 4 28,00 19 1 18,75 86 24 80,00 382,826 39 65 65 67 189

40 0 ESİLA KUNDAKÇI 12S 32 6 30,50 14 3 13,25 29 1 28,75 10 7 8,25 85 17 80,75 382,644 40 66 66 68 190

41 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 37 3 36,25 14 5 12,75 25 4 24,00 9 5 7,75 85 17 80,75 382,429 41 68 68 70 192

42 0 BURCU CEYHAN 12S 33 5 31,75 13 1 12,75 26 1 25,75 11 4 10,00 83 11 80,25 381,544 42 70 70 72 194

43 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 35 3 34,25 16 1 15,75 23 3 22,25 9 4 8,00 83 11 80,25 381,090 43 72 72 74 196

44 0 SELİN MERSİNLİ 12S 32 8 30,00 14 4 13,00 27 5 25,75 12 4 11,00 85 21 79,75 380,337 44 74 74 76 200

45 0 ÖMER ALABAY 12S 33 7 31,25 12 7 10,25 28 7 26,25 13 5 11,75 86 26 79,50 379,720 45 75 75 77 201

46 0 EGE GÜVEN 12S 31 9 28,75 14 6 12,50 32 8 30,00 10 10 7,50 87 33 78,75 376,648 46 76 76 78 206

47 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 35 5 33,75 14 6 12,50 24 8 22,00 11 5 9,75 84 24 78,00 374,869 47 78 78 80 213

48 0 ALPER ARSLAN 12S 29 10 26,50 12 8 10,00 35 5 33,75 10 10 7,50 86 33 77,75 373,732 48 80 80 82 219
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 30,0 6,2 28,40 10,5 4,7 9,37 16,3 4,0 15,29 5,5 4,5 4,42 62,3 19,4 57,48 313,420

Okul Ortalaması 30,9 5,8 29,47 11,5 4,7 10,29 15,5 3,5 14,63 5,5 4,2 4,47 63,4 18,1 58,86 317,720

KATILIMLAR

49 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 35 4 34,00 13 4 12,00 23 2 22,50 11 8 9,00 82 18 77,50 373,230 49 81 81 83 223

50 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 33 7 31,25 12 8 10,00 26 8 24,00 13 5 11,75 84 28 77,00 372,404 50 82 82 84 226

51 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 37 1 36,75 10 5 8,75 21 4 20,00 12 5 10,75 80 15 76,25 369,879 51 85 85 87 238

52 0 SUDE TEPECİK 12S 34 6 32,50 15 3 14,25 22 3 21,25 10 7 8,25 81 19 76,25 369,457 52 87 87 90 242

53 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 35 5 33,75 14 6 12,50 23 4 22,00 10 10 7,50 82 25 75,75 367,786 53 91 91 94 250

54 0 RAVZANUR KARABACAK12S 33 6 31,50 17 2 16,50 15 4 14,00 13 0 13,00 78 12 75,00 366,900 54 94 94 97 256

55 0 BELİNAY DAĞLI 12S 36 3 35,25 11 6 9,50 23 3 22,25 9 8 7,00 79 20 74,00 362,496 55 97 97 100 280

56 0 EMİR YALÇIN 12S 35 5 33,75 13 6 11,50 14 2 13,50 15 3 14,25 77 16 73,00 361,233 56 101 101 104 289

57 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 35 4 34,00 10 4 9,00 23 2 22,50 9 6 7,50 77 16 73,00 359,697 57 103 103 106 295

58 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 35 4 34,00 12 5 10,75 21 3 20,25 9 6 7,50 77 18 72,50 358,254 58 104 104 107 297

59 0 NURSEL KILIÇ 12S 32 4 31,00 14 4 13,00 21 5 19,75 10 6 8,50 77 19 72,25 357,822 59 105 105 108 298

60 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 35 4 34,00 13 3 12,25 27 4 26,00 2 6 0,50 77 17 72,75 357,444 60 106 106 109 299

61 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 38 2 37,50 14 3 13,25 17 3 16,25 7 7 5,25 76 15 72,25 356,990 61 108 108 111 301

62 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 31 9 28,75 15 5 13,75 24 4 23,00 8 10 5,50 78 28 71,00 353,544 62 111 111 114 317

63 0 ŞEVVA L SARA 12S 31 8 29,00 8 1 7,75 27 4 26,00 10 9 7,75 76 22 70,50 352,510 63 113 113 116 321

64 0 EMİNE AKKOYUN 12S 33 2 32,50 17 3 16,25 13 3 12,25 10 3 9,25 73 11 70,25 352,149 64 114 114 117 324

65 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 35 5 33,75 15 3 14,25 19 5 17,75 6 9 3,75 75 22 69,50 348,686 65 117 117 120 337

66 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 36 2 35,50 11 5 9,75 16 3 15,25 9 6 7,50 72 16 68,00 345,053 66 123 123 126 356

67 0 MÜGE AKGUL 12S 36 3 35,25 11 4 10,00 16 5 14,75 8 4 7,00 71 16 67,00 342,023 67 127 127 130 374

68 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 33 3 32,25 10 8 8,00 21 0 21,00 7 6 5,50 71 17 66,75 340,986 68 129 129 132 376

69 0 EREN A 12S 27 5 25,75 12 5 10,75 27 2 26,50 4 3 3,25 70 15 66,25 339,164 69 135 135 138 386

70 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 33 6 31,50 13 5 11,75 19 5 17,75 5 2 4,50 70 18 65,50 337,162 70 137 137 140 400

71 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 30 7 28,25 13 5 11,75 21 3 20,25 6 4 5,00 70 19 65,25 336,597 71 138 138 141 401

72 0 ŞEVVAL TOSUN 12S 30 7 28,25 11 5 9,75 24 2 23,50 4 3 3,25 69 17 64,75 334,722 72 142 142 145 411

73 0 MEHMET BİNİCİ 12S 33 6 31,50 10 6 8,50 25 2 24,50 68 14 64,50 333,197 73 147 147 150 420

74 0 ARDA KULA 12S 33 4 32,00 8 6 6,50 16 4 15,00 11 5 9,75 68 19 63,25 331,681 74 152 152 155 432

75 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 30 3 29,25 13 2 12,50 19 1 18,75 4 4 3,00 66 10 63,50 331,023 75 154 154 157 435

76 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 31 6 29,50 11 7 9,25 27 13 23,75 4 16 0,00 73 42 62,50 327,389 76 165 165 168 454

77 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 33 4 32,00 13 3 12,25 14 0 14,00 4 3 3,25 64 10 61,50 325,178 77 170 170 173 475

78 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 35 4 34,00 14 4 13,00 14 8 12,00 4 12 1,00 67 28 60,00 320,264 78 184 184 187 505

79 545 BEYZA GENÇ 12S 33 6 31,50 11 6 9,50 12 5 10,75 8 3 7,25 64 20 59,00 318,733 79 189 189 192 515

80 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 23 7 21,25 11 4 10,00 22 5 20,75 7 4 6,00 63 20 58,00 315,710 80 194 194 197 531

81 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 36 0 36,00 9 5 7,75 12 2 11,50 2 2 1,50 59 9 56,75 310,774 81 204 204 207 562

82 0 ÇINAR BİRCAN 12S 24 8 22,00 8 12 5,00 27 8 25,00 6 7 4,25 65 35 56,25 310,131 82 205 205 208 567

83 0 ERSİN AKKOÇ 12S 26 10 23,50 12 7 10,25 17 6 15,50 9 10 6,50 64 33 55,75 309,203 83 207 207 210 572

84 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 32 7 30,25 10 9 7,75 18 4 17,00 4 12 1,00 64 32 56,00 308,566 84 210 210 213 577

85 0 TĞĞRUL EREN 12S 30 9 27,75 9 7 7,25 19 4 18,00 4 5 2,75 62 25 55,75 308,262 85 213 213 216 580

86 0 EFE NAYAN 12S 32 5 30,75 12 5 10,75 14 3 13,25 3 8 1,00 61 21 55,75 307,860 86 215 215 218 586

87 0 ECEM ERKİL 12S 33 7 31,25 2 1 1,75 19 1 18,75 5 5 3,75 59 14 55,50 307,631 87 217 217 220 589

88 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 29 5 27,75 17 1 16,75 7 3 6,25 6 7 4,25 59 16 55,00 306,509 88 219 219 222 601

89 0 ECE BİNGÖL 12S 31 7 29,25 10 7 8,25 16 5 14,75 4 6 2,50 61 25 54,75 305,266 89 222 222 225 605

90 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 29 5 27,75 12 5 10,75 10 2 9,50 7 3 6,25 58 15 54,25 304,692 90 224 224 227 610

91 0 ALPEREN EKŞİ 12S 28 7 26,25 15 5 13,75 9 3 8,25 6 6 4,50 58 21 52,75 299,974 91 231 231 234 636

92 0 BEYZANUR TEKİN 12S 22 11 19,25 11 7 9,25 20 2 19,50 6 10 3,50 59 30 51,50 296,163 92 242 242 245 673

93 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 26 14 22,50 13 5 11,75 12 7 10,25 7 8 5,00 58 34 49,50 290,619 93 249 249 252 700

94 0 FİDELYA PARLA 12S 33 6 31,50 9 10 6,50 11 6 9,50 5 12 2,00 58 34 49,50 289,738 94 251 251 254 706

95 0 ESRA AKSU 12S 30 10 27,50 2 1 1,75 14 4 13,00 7 6 5,50 53 21 47,75 285,413 95 260 260 263 740

96 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 31 4 30,00 5 4 4,00 13 6 11,50 2 0 2,00 51 14 47,50 283,885 96 266 266 269 755

                                                2 / 3



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 30,0 6,2 28,40 10,5 4,7 9,37 16,3 4,0 15,29 5,5 4,5 4,42 62,3 19,4 57,48 313,420

Okul Ortalaması 30,9 5,8 29,47 11,5 4,7 10,29 15,5 3,5 14,63 5,5 4,2 4,47 63,4 18,1 58,86 317,720

KATILIMLAR

97 0 BEYZANUR AĞIR 12S 28 2 27,50 9 1 8,75 8 0 8,00 3 3 2,25 48 6 46,50 281,111 97 274 274 277 776

98 0 BAŞAK UYAN 12S 32 7 30,25 8 3 7,25 10 4 9,00 50 14 46,50 280,546 98 277 277 280 780

99 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 26 11 23,25 11 5 9,75 13 2 12,50 1 2 0,50 51 20 46,00 279,342 99 279 279 282 784

100 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 28 7 26,25 11 3 10,25 8 3 7,25 4 9 1,75 51 22 45,50 278,112 100 285 285 288 796

101 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 22 10 19,50 8 7 6,25 18 9 15,75 5 6 3,50 53 32 45,00 277,109 101 288 288 291 803

102 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 16 4 15,00 8 5 6,75 15 2 14,50 8 3 7,25 47 14 43,50 273,638 102 292 292 295 819

103 0 ATAKAN ATEŞ 12S 25 15 21,25 11 8 9,00 15 9 12,75 4 14 0,50 55 46 43,50 272,054 103 297 297 300 836

104 0 ÖMFR FARUK SÜMER 12S 25 2 24,50 12 2 11,50 6 1 5,75 2 2 1,50 45 7 43,25 271,518 104 299 299 302 839

105 0 KAAN TUZMAN 12S 27 7 25,25 11 3 10,25 6 3 5,25 2 5 0,75 46 18 41,50 266,205 105 309 309 312 873

106 0 AHMET KARAASLAN 12S 18 10 15,50 13 0 13,00 8 7 6,25 6 4 5,00 45 21 39,75 262,229 106 314 314 317 893

107 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 30 6 28,50 6 10 3,50 5 7 3,25 6 7 4,25 47 30 39,50 261,002 107 315 315 318 902

108 0 AZRA KURTTE İN 12S 31 5 29,75 7 3 6,25 4 6 2,50 2 6 0,50 44 20 39,00 258,714 108 324 324 327 919

109 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 26 14 22,50 13 7 11,25 5 1 4,75 3 14 -0,50 47 36 38,00 255,745 109 330 330 333 933

110 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 17 5 15,75 9 8 7,00 15 4 14,00 1 6 -0,50 42 23 36,25 250,693 110 338 338 341 951

111 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 25 15 21,25 11 9 8,75 8 6 6,50 1 7 -0,75 45 37 35,75 249,101 111 342 342 345 961

112 0 CEYLİN İBAR 12S 22 8 20,00 5 6 3,50 10 6 8,50 3 4 2,00 40 24 34,00 244,555 112 351 351 354 981

113 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 26 6 24,50 10 6 8,50 36 12 33,00 243,379 113 353 353 356 989

114 0 MELİKE YILDIRIM 12S 24 6 22,50 5 4 4,00 6 1 5,75 3 7 1,25 38 18 33,50 242,889 114 354 354 357 990

115 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 17 8 15,00 8 5 6,75 14 6 12,50 0 12 -3,00 39 31 31,25 235,519 115 362 362 365 1016

116 0 EMİR ARSLAN 12S 19 11 16,25 8 7 6,25 3 4 2,00 4 3 3,25 34 25 27,75 226,644 116 368 368 371 1045

117 0 EMİR GÜNEŞ 12S 13 4 12,00 3 2 2,50 12 8 10,00 5 8 3,00 33 22 27,50 225,888 117 370 370 373 1047

118 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 18 9 15,75 2 2 1,50 10 5 8,75 3 13 -0,25 33 29 25,75 219,969 118 375 375 379 1063

119 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 14 3 13,25 5 10 2,50 8 6 6,50 2 6 0,50 29 25 22,75 211,414 119 378 378 382 1090

120 0 SUDE İNKAYA 12S 24 9 21,75 1 1 0,75 1 9 -1,25 1 6 -0,50 27 25 20,75 205,175 120 383 383 387 1107

121 0 METE BİÇİCİ 12S 21 12 18,00 2 9 -0,25 4 9 1,75 3 11 0,25 30 41 19,75 202,469 121 387 387 391 1116

122 0 NİLSU AZATLI 12S 17 13 13,75 10 9 7,75 3 6 1,50 0 16 -4,00 30 44 19,00 199,492 122 389 389 393 1121

123 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 13 8 11,00 0 3 -0,75 5 6 3,50 2 1 1,75 20 18 15,50 190,484 123 392 392 396 1135
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AROMAT TYT 2

336,597 34,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMET ÇOLAKOĞLU 120 70 19 31 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 138 138 141 401 % 34,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECe  bECDBeBbABBeCBECDBcCABDCBDCADd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAacC A bEDeADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DE ACBaDBAECBE   CA BdB E   EaC   A E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAaB  c  C    db  DD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

262,229 77,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMET KARAASLAN 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(893.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 106 314 314 317 893 % 77,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız Edc ECAc  E   DBbddBbCBECeBECABDec      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAE     CED AD BDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız e    B   A   b E e  BdaB eAc B     C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dADce    C  b BA   D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 6 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 3 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

466,810 0,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMETHAN DOĞANAY 120 111 9 0 108 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 7 7 11 % 0,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEDAECDBDcCABBACBECDBECbBDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCaAEBCEAeCEDaADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACaCDBAECBaCEACADBABeEDAAEBCDDEACEBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBBEEABCCDAbBACCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 5 1 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

367,786 21,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ EMRE GÖRÜCÜ 120 82 25 13 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 91 91 94 250 % 21,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BeECEcCACEADDDBBeAeCBBACEDCEBBADBCADCeAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDEACEebdECADbDCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEaCADbAeCECEEBC D dABED   E  D  C   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADdcEbaBCaEcdaDcCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 2 2 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

243,379 85,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ KAAN KARAABALI 120 36 12 72 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 353 353 356 989 % 85,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADCABCECdEBCdD BABED  eEaC EDdc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cdADEcEAD CC  cdDcC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

451,369 2,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ YASİN 120 107 13 0 103 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 11 11 11 26 % 2,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADcCcDCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEaDAECADCDaAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDbBCADCAaCECEEBCADABABEDBAAEaCDEDCEADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADEBEADBCbEAbBDcdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

373,732 18,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPER ARSLAN 120 86 33 1 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(219.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 80 80 82 219 % 18,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız daECEdCcCE DDDBeBcbCBBACEDCaBBADBbADCDbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız eBaEACEeDeEdADaDaAaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDbBCADCABCECEEBCcDABbBEDBAAEBeDEDdEADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEADEcEAeeCadcbaDbCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

299,974 55,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPEREN EKŞİ 120 58 21 41 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 231 231 234 636 % 55,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBcCA   ECDeDdeABBbCBECDBECABDbdDC DE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BacAEBCEeeCEDaADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız e  AC   BAd    EA   BAd  D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız d  cc  A C  A BcdCbD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

331,681 37,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA KULA 120 68 19 33 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 152 152 155 432 % 37,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECc CACa DDDBBB CCBBACEDCEBBADdCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız acabAC    ECeD DeA D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız   EBCA a d E E  eA   AB DB A   DcD  A B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADb bA BC dcAaDD C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

290,619 60,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA ÖZDEMİR 120 58 34 28 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 249 249 252 700 % 60,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECEdCACEAbDeBaBAdCBdACEeCcBBADcCeDebAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEAeEc bECAD DabBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DD BCA dAB E a Beb   ABab   c     C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEAD B bacCC  dece C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 3 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

397,017 12,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA PALALI 120 90 18 12 85 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 50 50 52 150 % 12,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız eDECbECACEADDDBaBACC BcCEDCEBBADdCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CcDEACEB  ECAD DCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DbEBCADaABdECaEBC D BABE  AAEBeDEDC  DBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEAD acADeCCdA dDcCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

421,045 6,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ASLINUR KARAKURT 120 98 17 5 93 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 29 29 30 77 % 6,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEDAECDBDcCABBACaECDBECABDbBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BaDAEaC ADCEDCADABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBCDeAECBECEACA BABBEDcAEBCDaE CdBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBab bBCCDAEcAddcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

272,054 72,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ATAKAN ATEŞ 120 55 46 19 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 103 297 297 300 836 % 72,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BabeEdCACabbDDBcBbeCaBAeaDCEBcADBeADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CaDbAbEdbbECAb DaABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 9 16 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEcCADCcBCbeEEB              eaE CaccB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız ccdababdbc bb AaDDbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

340,986 32,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYBİKE GÜNEŞ 120 71 17 32 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(376.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 129 129 132 376 % 32,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BeECb CdCEA DDBBBACCBBACEDCEBBAD CADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız  BaEACdcb bCADeDeAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 0 9 21,00 % 70

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 0 19 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCA CAB E EEBCA  BABED  A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEAadc  D C   AaaD C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

382,826 16,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞE KAVKACI 120 86 24 10 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 65 65 67 189 % 16,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BcdbEECACdAcDDBBBACCBBbCEeCdBBcDdCADCDdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aBebAdE b ECAD DeAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCb CABdECdEcCA  BABED AAEBCDEDCE D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADEBEADBCCdAABDDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

359,697 25,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 77 16 27 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 103 103 106 295 % 25,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAE bECDBDBCcBBACBECeBECABDCBDCcDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbeAE d   CED ADA Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBC BAECBECE CA BAB ED Ada          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBc dABCb  aBbC  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

384,851 16,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL SEYHAN 120 85 13 22 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 63 63 65 185 % 16,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECE CACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aBDEAC B  ECAD DCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 24 1 15 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DbEBCAD ABCE  EBCA    B DBA   C EDCE D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEADcc A cCaaAAeDbaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

348,686 29,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞENUR AKÇAMAN 120 75 22 23 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 117 117 120 337 % 29,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEdcECACEbbDDBeBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız eBDEACEd AECAD DaABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EB A  b  E EEBCADAddBED     db D   DBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEbDba e  Cb AdaDb C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

258,714 79,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AZRA KURTTE İN 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(919.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 108 324 324 327 919 % 79,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  CaBE AEb ECDBDBCeeBACBECDBECABDCBD cDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız     E d   CE  dDABDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    A a Dd bdab        B E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız  Acced         dC b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

280,546 67,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BAŞAK UYAN 120 50 14 56 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(780.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 277 277 280 780 % 67,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BbEC cCACEADcDBBBeeCBBACEeCcBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bB E bE  A     DCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D  aCA   a E aE    ABA E    E     e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

450,441 2,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATIN CAN 120 105 6 9 103 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 12 12 27 % 2,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 0 1 39,00 % 98

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEA DDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aBDEACEBDAECAD DCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADCAd ECEEBCADABABEDBAAEBdDEDC  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADE EADBCCbe BDDbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

304,692 52,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATUHAN ADIGÜZEL 120 58 15 47 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 224 224 227 610 % 52,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBEbA bbEeDBDBb BBACBECDBECABDC DC D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbaAEBCE bCED Ac eDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    ACB b A CBE       d BED              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız a Dd EE  CC     e DD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

362,496 24,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAY DAĞLI 120 79 20 21 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 97 97 100 280 % 24,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAdb ECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCdDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cbeAEcC e CED ADABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBe BAE Ba E C DBAB EDA E   DE C   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EdDccb eeC DA aACCbD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

418,723 7,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAYDLGİZ 120 97 18 5 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 31 31 33 90 % 7,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEADDDBBBAaCBBbCEDCEBBAD bADCDeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDEACE e ECAbeDCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDbBCAeaABdcCEEBCbDABABED  AEBCDEDCEADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BcADEcEbDBCCEAABDDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

320,264 43,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERRA ELVERİŞLİ 120 67 28 25 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 184 184 187 505 % 43,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız Ba CEcCACEADDDBBBACCBBACEeCEBBADBbADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEAC B dECADeDaAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DcEB A dAB d  bBCADA  e    bce  E C  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BdA Ec bc bad eeccdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

462,378 1,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERRAK ŞEKER 120 109 7 4 107 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 8 8 15 % 1,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEADDDBcBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CB EACEB dcCADbDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCA CABdECEEcCA ABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADEBEADBCCdAABDDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

318,733 44,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  545
BEYZA GENÇ 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 189 189 192 515 % 44,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAEDbaCDBDcCABeACBECeBECABDCBDCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız Bba EadE  CEDaADbBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAd BaC           A   b Dbc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADcB    C    BdC cD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

429,389 4,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZA YAMAN 120 100 14 6 96 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 20 20 20 54 % 4,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEADDDBc A CBBACEDCdBBADBCcDCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEBbeECdD DeABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCA CABCECEEBeADABABEDBAAE CDEDCEADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADbcE cBCbEAcBDDCa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

281,111 67,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR AĞIR 120 48 6 66 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 274 274 277 776 % 67,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDdCEECAC ADDDBBBdCCB AC     B DBCADCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız    EAC    E  D DCAdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    B A  A     EB     A E    E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  E cEe    C    c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 5 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

296,163 58,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR TEKİN 120 59 30 31 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 242 242 245 673 % 58,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECb b E D DBbABBcCBECcB  AccCdD ADab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAEaC AbCaD eDAeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBb BAE B C     BAB E A Ea  DE   B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız Edec   eBCCeAdacC ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

277,109 69,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK BÜSTAÇ 120 53 32 35 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 288 288 291 803 % 69,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdbBaCAE eb b DBbdBBcCBECD  CABDCaDC  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız Bb AE   dbCEa ADbeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız b  ACBa BA CBE EcCADBdBaEDA     aE da b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EdD  EEb eb   c   eD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 7 0 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 2 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

424,506 6,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK ÇIVGIN 120 99 16 5 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 25 25 26 70 % 6,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEdEECACaADDDBBBACeBBACEeCEBBdDBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEBDbECADCDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DaEBCADCABCECEEBCAD BABEDa AEBCDEDCE DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEADEcEADeCdbdAdD bC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

381,544 16,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURCU CEYHAN 120 83 11 26 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 70 70 72 194 % 16,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECeBECAEDeECDBDcaABBACBECcBECABDCBDCAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız Ba AE C   CED ADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAE Ba EACAD  BBEDAAE CD    E D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBcEEABCC   adCd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

372,404 19,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÇAĞAN KILIÇ 120 84 28 8 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 82 82 84 226 % 19,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEbAECDBecbeBBACBECDBECABDCdDCADaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız abaAEeCEdbCEDeADABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DbDACBCDeAcCaEbEACAcBABBEDA EB DDcA  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBcEEAcC bAbB bCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

425,430 5,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CELAL SERDAR 120 97 9 14 94 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 23 23 24 66 % 5,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 0 11 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDB CAEDAECDBDBC  BACBECDB  AB C DC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCaAEBCEADCdD ADAdDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBC eAECBEbEbCADBABBEDAAEBCDDEACEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBBEEABCCDAEBAbdcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 8 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

278,112 68,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN ÇAKMAK 120 51 22 47 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 285 285 288 796 % 68,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECE CACEbbDDBcB bCBB eEDC BBADBbADCb E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBaE CE   ECA  DaAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız e  BCb  ABC  b      B   D   E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız dcAc dbd  C   ecbDC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

244,555 84,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN İBAR 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 112 351 351 354 981 % 84,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız eD CE CcCE eDDBBBACCeB CEeC BBb   cDCb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız be E d    E A  DabdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EaCA  A  b a B   ABd Ec   Ed          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız ddA d     C   A c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 5 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

404,403 11,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN SERBES 120 92 15 13 88 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 45 45 47 133 % 11,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACE DDDBcBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBaEAC d eECADbDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 30 2 8 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEaCA CABCECaEBC  ABA EDBAAEBCDE C  DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız Bd DbaEbDBCb AbBcDCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

315,710 45,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİNNAZ YILMAZ 120 63 20 37 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 194 194 197 531 % 45,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaE E e CEbbDDB   CCaBACcD   BbDB ADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDdAC  bcE A  DaABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız aDEBCA  ABdcCEEcCd ABABEDB A  C ED      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız dE e     BCC Ad DbC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

310,131 49,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 65 35 20 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 205 205 208 567 % 49,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BadCb CACE DDDBB  eCaBACEcCcBBcD  ADCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDcAdaBbbbeADeDabdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADdABCEbdEcCADABAB    A eCDEcCcADBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız eEADdcE       ccDDab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

305,266 52,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ECE BİNGÖL 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 222 222 225 605 % 52,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECaEeA E DDDBcBACCBBACEeCEBBADBCADCDbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aeeEeb B cECAD DCAdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DbEBCA  Aa EdEEaCA  BABED         d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cE DEe   eC c  c e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

307,631 51,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ECEM ERKİL 120 59 14 47 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 217 217 220 589 % 51,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECbBECAdbbECDBDeCABBACBECDBcCABDCdDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız Ba                D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAECBEaEAC   A  EDA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız c aBc  bBCCD d      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

307,860 50,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EFE NAYAN 120 61 21 38 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(586.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 215 215 218 586 % 50,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız  DECE aACa DDDBcecCCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bcaEACEB ebCAD DCA D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCA eAa Eb  BC   BABE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cdAaacd   Ca   B b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

376,648 17,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EGE GÜVEN 120 87 33 0 78 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 76 76 78 206 % 17,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız eDbCaEbACEAbDDBcBdCCBBACEDCEBBADBdADCDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aBDbACEaDbECADeDaABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Matematik 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADCABCECEEBdADABABEDBAcEaeDEDCabceC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEAaEdabDeCCEcAecDCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

382,429 16,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ÇARIKÇI 120 85 17 18 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 68 68 70 192 % 16,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAEDAECDBDBCeBBACBECDBcCABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BaDAE CEebCEDaADABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBa BAE BEbEbCA BABBEDA Ed  DE    D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız adDe bE BC    aACCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

433,187 4,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ECRİN BİLEN 120 100 9 11 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 18 18 18 47 % 4,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 0 2 38,00 % 95

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız  DECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADB ADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aB EACE  AECAD De BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADaABCECEEBCADABABED AAEBCDEDCEA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEAbEcEADBCbEAcBDDCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

467,387 0,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF NAZ BİRİM 120 111 7 2 109 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 5 9 % 0,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBcEACE  eECADCDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADCABbECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADEBEADBCCdAceDcCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

352,149 28,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE AKKOYUN 120 73 11 36 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 114 114 117 324 % 28,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECA D ECDBDBC BBACBEeDBEC BDCBDCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCaAEaCEeDCEDCADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDA B  BAc BEC  C   d    A E   a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız E  BaEEABCa A  bC  D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

395,331 13,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE SUDE KÜÇÜK 120 89 16 15 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 52 52 54 154 % 13,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEDbECDBDBCABBACBECDBdCABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbaAEBC b CEDedDABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DbDACB DaAE BECEdC DBAB EDAA  eDaE CE DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADB E ABCC cda Cd D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

325,178 41,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ALİ ÜRAL 120 64 10 46 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 170 170 173 475 % 41,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECcEC CE bDDBcBACCBBbCEDCEBBADBCADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDEACE b bC D DCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 0 26 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCA  A    EEBC  A    D         C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  dAc B d  C     D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

226,644 90,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ARSLAN 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 116 368 368 371 1045 % 90,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEeE aAdEeeDDB  bCCBd CE C BeA c dDCe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bcbbebE cAE    DCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız c  B A    a    e                c C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız aEAb      Cb   B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 4 4 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

225,888 90,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR GÜNEŞ 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 117 370 370 373 1047 % 90,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdDBcaAEb ECDBDBCA                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BaDAb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACad cAEbcEbEAC    deE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAacccEeBCab      b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 3 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

361,233 25,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR YALÇIN 120 77 16 27 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 101 101 104 289 % 25,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BbECEECeCEeDDDBaBdCCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDEACE edECbDaDeABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEB A  AeCECbEBCA  B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEAaEBEe BCCEAAdDD C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

451,919 2,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİRHAN ATILMIŞ 120 107 13 0 103 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 10 10 10 25 % 2,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEaEdCACEbDDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız eBDEACEdedECADCDCAdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBdAEBCDEDCEADBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADEBEADBCdbAABDDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 1 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

373,230 19,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİRHAN KARAHAN 120 82 18 20 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 81 81 83 223 % 19,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECA DbECDBDcCABBACBECDBECABDeBDCADEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BeDAE C A CEaaADABDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAECBECEAC  BAB cDA a  D   C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız cAbBed AeCCcAbBbCCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

337,162 34,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENGİN EMRE KOCABAŞ 120 70 18 32 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 137 137 140 400 % 34,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECA bcECDBDcCABBACBECDBECABDCBDCcDEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BeDAEBCE DCdc ADAdDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız D  ACBCDBAE BEC  C eB B E AdEc   c C d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dADc     CC        D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

339,164 33,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN A 120 70 15 35 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 135 135 138 386 % 33,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EaaBcCAdD ECDBDBCABBACBECDBdCABDC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BeaAEBC cbCE  ADAeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB DBAE BECEACADB B ED Aa CDD Ad    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADcBdc             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 7 0 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

395,756 13,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN BAĞRIYANIK 120 90 19 11 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(152.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 51 51 53 152 % 13,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız E DBECAEb  CDBDceABBACBECDBECABDa DCAD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BeDAEeCEAbCdDCADA Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBC BAECcEbEACADBAB EDAAE CDDEACEBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAacdEEA CCbAdBed cD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

250,693 82,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN DEMİRDİZEN 120 42 23 55 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(951.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 110 338 338 341 951 % 82,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EaDBEe     Cb DcC  B      B CABDCaDC D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BeaAEdC eb d edDABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız cE cCBC dAE BECE eA     ED  EB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız Ee e d b e         c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 4 0 40

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

309,203 49,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ERSİN AKKOÇ 120 64 33 23 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 207 207 210 572 % 49,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız Ba acECdaE bDDBBceCCBBACEDCdBBAaBCAD D E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBaEACEdeeECAD DeAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCAe AB  CEEcebD  ABdD  A   D  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEAeEccbDeCb eAaDDCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

382,644 16,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESİLA KUNDAKÇI 120 85 17 18 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 66 66 68 190 % 16,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBEb EDeE DBDBCdBBACBECDBEdABDCBDCcDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız B DAEBCEc CED ADbeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 0 5 25,00 % 83

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 29 1 10 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBC BAECBECEA   BABBEDAAE CDaE   B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBc EddCa ddBdCCD 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

357,444 25,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESLEMNUR KARATAŞ 120 77 17 26 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 106 106 109 299 % 25,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdDBaaA DAECDBDBCABBACBECDBcCABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BeDAE C   CEDaADbBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAEdBECEACADBABaEDA EeC    C B d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız Eea  d   C    cd   a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

384,374 16,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESMA TOPTAŞ 120 85 15 20 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 64 64 66 187 % 16,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDB C dDAECDBDcCdBBACBECDBECABDCBDCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cbDAEaC ebCEDeADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 1 9 19,75 % 66

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 27 1 12 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız aE ACBC BAECBE EACA    BEDAA   DDE CEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAD cE bBC  AdeACCcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

285,413 64,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESRA AKSU 120 53 21 46 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 260 260 263 740 % 64,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEdEECeCEADDDBeBdCCBBACEeCdBBbeBCADbDdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız      d      A  D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEaCA  AB E aEcCA AB B    c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEc  c AeBCC AA c  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

389,139 15,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESRA NUR TURK 120 88 21 11 82 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 59 59 61 175 % 15,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECdbCdCEAbDDBcBdCCBBACEeCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CB EACEBeAECADaDCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDbaCADeABCECEEBCA ABABEc A c eDEDCE DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEA bBEA BCCd bBD eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 2 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

404,606 11,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FERAYE UYAR 120 92 16 12 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 42 42 44 130 % 11,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız eDECEECACE bDDBcBACCBBACEDCEBBdDBCADCDeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız eBDEACEB AECAD DCbeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCAD ABdcCEEBCA  BABED AAEBCDEDC eD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEAD cEe BCbEceBDDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

289,738 61,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FİDELYA PARLA 120 58 34 28 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 251 251 254 706 % 61,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECaECACEAbDDBBBeCCBBbeEDCdBBADBCADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBeEeCb bdbedbdDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DcEBCAD  B dCEEee   dA         c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEbcEBdb eCd ceacb C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

235,519 87,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 39 31 50 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1016.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 115 362 362 365 1016 % 87,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız Eab  Cb   ECcBDcC  B CeEC B bAe   DCAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cb AE d A  d  ADABDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız D  ACa   AE BaCcc  D dB EDAAE      d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 0 12 8 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız a eecb b e   bd e ec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 6 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

345,053 30,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HATİCE ERGÜNEN 120 72 16 32 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 123 123 126 356 % 30,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  CaBECAEDAECDBDBCABBdCBECDBECABDCBDCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BaDAE C A Cbb ADbBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEbAC CDBAE Ba  d             CD E C BD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAbec  bBCC A aAC cD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

308,566 49,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HAYRÜNNİSA GÖK 120 64 32 24 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 210 210 213 577 % 49,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEC cCACEebcDBaBAaCBBbCEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aceEeCEc eECADeDeAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 1 12 16,75 % 56

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız   EBCADC BCECdEBC    ABE   A    cDdd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEdbcedA  Ca cda Ddb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

425,201 5,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İLTERİŞ KIRKPINAR 120 100 20 0 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 24 24 25 67 % 5,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDdCdECACEADDDBcBACCBBACEDCEBBAeBeADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız eBDEACEBeAECdDaDeeeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDbaCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız eEADbBEADBCCaAbaDDbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

255,745 80,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM GÜLSÜM ACAR 120 47 36 37 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(933.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 109 330 330 333 933 % 80,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBcadEbbECbBbBaceBACBdCeBcCdBDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbaAEBCEbeCEDaADAeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız D  A        Bb                  D  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 3 14 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız ddcaecbAeed c Beb eD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

467,252 0,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
IRMAK ÇAKICI 120 111 8 1 109 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 6 6 10 % 0,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECbBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCcDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAEBCEe CEDaADABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACaCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAaBBEEABCCDAEBACCDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

219,969 92,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İZGİ İZLEM DURAN 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1063.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 118 375 375 379 1063 % 92,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdbcEC    EeD DBCA c CBECDB e c e Db DE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız  b  Ec  A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız D D  B   AE B Cae   B  aE c Ea          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dAedeccABedb a   ece

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 6 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

266,205 75,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KAAN TUZMAN 120 46 18 56 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(873.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 105 309 309 312 873 % 75,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECc CeCE bDDBBBA CeBACEeCdBBADB  bCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız eBDEACEB e     DCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DaEB    Aa          BA a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız dc  cc e  C     D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 6 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

310,774 48,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KÜBRA KEREKLİ 120 59 9 52 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 204 204 207 562 % 48,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 0 4 36,00 % 90

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECA E  DDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız b aEbd    ECADaD ABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EBCA  AB   d B   A dBE   A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız      e    Cb      C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

437,931 3,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
M TAHA KARAKÖSE 120 101 8 11 99 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 17 17 17 42 % 3,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEDAECDBDBCABBbCBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCeAE C   C DaADAeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAECBECEAC DBAB cDAAEBCDaE CEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBBbEABCCDAEBACCcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

333,197 36,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMET BİNİCİ 120 68 14 38 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 147 147 150 420 % 36,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECA bbECDBDBeAcBcCBECDBECABDCdDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız ceDeE d c CED ADABDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBa dAECBECEAC DBAB EDAAEB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

390,597 14,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMETBERK ÖZYÜREK 120 85 8 27 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 57 57 59 169 % 14,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECE CACEADDDBcBACCBBcCEDCEBBADBCcDCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACE  AECAD DCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCA CAB dCcEBCb  B BED  A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEAD BEA eCCdAABDD C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

242,889 85,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELİKE YILDIRIM 120 38 18 64 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(990.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 114 354 354 357 990 % 85,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  C BECAdDA CDBeB c B CBEaeB CbBD BDCAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız ca AE e        D BDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    ACBC   d  E           D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız bdcd   A C    a e cD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

448,590 2,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELİS SOLAK 120 105 8 7 103 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 15 15 15 31 % 2,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAE Cac CED ADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 0 2 28,00 % 93

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 36 1 3 35,75 % 89

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBC BAECBECEACADBAB EDAAEBCD EAdEBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADB bcABCCDAbaACeDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

402,820 11,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MERVE PAŞAOĞLU 120 91 13 16 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 46 46 48 136 % 11,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEADDDBcBACCBBACEDbEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEB  ECADeDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEaCA  ABeECEEBCb A ABEDB AE CDED E D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEADbe bD CCdAdcDD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

418,552 7,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MERVE SİMLA KAVUKÇU 120 96 14 10 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 32 32 34 92 % 7,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EC BECAEDAECDBDaCABBACBECeBdCABDCBDCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız eCDAEcCEA C DaADAdDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB DBAbdBECEACADBAB EDAAEBeDDE CcBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAD BEEABCCDcaBAC DD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

202,469 96,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
METE BİÇİCİ 120 30 41 49 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 121 387 387 391 1116 % 96,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız aaECc CACaebDDBaBbaCBBACEeC BB  dC DCe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız ba  cdb eb     eeA D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 9 17 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DbcaCAc  abE b e           c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız c  bbac aaCCaA ebb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 6 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

342,023 32,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MÜGE AKGUL 120 71 16 33 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 127 127 130 374 % 32,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECeBECA bAECDBDBCABBACBECDBECABDCdDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BaDAE d   CED ADAeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBd aAE aE E C  cABeEDA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAb c  ABCC Aa d   D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 2 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

279,342 67,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUZAFFER KIVRAK 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 279 279 282 784 % 67,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBceA bbECDBDBC  BACeECDBdCABbCdDCcDEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAE d c CdD ADAeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız  E ACBCD cE aECE      B ED              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız    ac    C          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

393,098 14,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NEHİR GÖKCEN 120 89 19 12 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 55 55 57 167 % 14,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BbE EECACEAbDDBBBACCBBbCEeCEBBADdCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDE CE  bEC DbDeAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDbBCA CABdECaEBCA ABABdDBAAEB DEDCEADB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADbBcb BCbEAAaDc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 1 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

199,492 97,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİLSU AZATLI 120 30 44 46 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1121.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 122 389 389 393 1121 % 97,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBaCA  bEeDBDeCee  bd  acdC  D  DCAcEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cbcAEBd baedDdADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız edDbac  B c          A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 0 16 4 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız adcaeddb ba b abd be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 2 5 20

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

357,822 25,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NURSEL KILIÇ 120 77 19 24 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 105 105 108 298 % 25,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECd CeCE DDDBBaACCBBACEDCEBBADBCcDCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız ec EACEB AECADeDCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EBCA  AB dCEEBeA  BABaD AA B aE d  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEdDEcEb BC a AdD CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

379,720 17,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER ALABAY 120 86 26 8 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 75 75 77 201 % 17,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdaBECAEbeECDBDeCABBACBECDBECABDCdDCADaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAE CEbeCdbaADAeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız aEDACB DBAECBEbEAC DBAB EDAAEcCDDEcedd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADB E ABCbaAbBeCeDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

306,509 52,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 120 59 16 45 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 219 219 222 601 % 52,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  dDBEC  D  dD DBeABBAeBECDBECABeCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAEdC ADCED ADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız c  ACB   AaC E E  d                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız bADacE   Ca   dcC Da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

404,485 11,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER SALİH KOCA 120 93 20 7 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 43 43 45 131 % 11,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdeBECAEDAECDBDBCABBACBECDBcaABDCBDCADad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCaAE CEA CEDeADAeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBCDBAEdBECEbCA BABBEDAA aCDDE CE D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADcabEeBeCDAddACCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

419,245 7,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  1495
ÖMER ÜNSAL 120 97 16 7 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 30 30 32 89 % 7,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECcECACEAbDDBcBAeCBBbCEDCEBBADBCADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEB bECADaDCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADCABCECEEBCADABABEDeA EBCDE CcAcB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADbBE cBCbEdAaDD C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 1 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

271,518 72,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMFR FARUK SÜMER 120 45 7 68 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 104 299 299 302 839 % 72,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  CcBECA e E DBDBCABBACBECD  CABD      E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BaaAE C  DCED  DABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız a  A B  BAE              D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız c        e        DD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 6 0 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

485,436 0,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONAT SIRRI ORBAY 120 116 4 0 115 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 2 % 0,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAEDAECDBDcCABBACBECDBECABDbBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAEBCEADCEDCADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBCDBAECBEdEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBBEEABCCDAEBACCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

369,879 20,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONUR ÇALIŞKAN 120 80 15 25 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 85 85 87 238 % 20,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECA DeECDBDBCAB ACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız ebaAE d   CEDaAD BDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  aAE BEd  C DBAB EDA E e    e BD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADc EEAaCbDA eAC cD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

423,021 6,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
PINAR YILMAZ 120 98 14 8 94 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 27 27 28 75 % 6,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEADDDBBBeCCBdACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız eBDEACEBDAECdDCDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEaCA CAB ECaEBCADABABED AAE CaEDC ADB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADEabA eCCdcdBDc C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

331,023 37,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 66 10 44 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 154 154 157 435 % 37,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  CaBECA D EC BDBCcBBACBECDBECbBD BDCAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cCDAE C   CED ADABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACa  BAE B  EA     B  DA E CD E C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız Eda      CC A  e  b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

366,900 22,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
RAVZANUR KARABACAK 120 78 12 30 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 94 94 97 256 % 22,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdDBECAEDAECDBDcCdBBACBECDBECABDCceCAeE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAEaCEADCED eDABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEb CaC db  B  EAC  BA   DA   CD     B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAD    ABCC A BAC DD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

358,254 25,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEBNEM ÖCAL 120 77 18 25 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 104 104 107 297 % 25,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECA beECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cCDAb Cde CED ADAeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DE ACa  aAE BECE CA BAB EDA E   D  Cd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAaBa  A CbDcEB a cD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

211,414 94,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SEDEF DEDEOĞLU 120 29 25 66 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 119 378 378 382 1090 % 94,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız E DBEb  DeEeDBDBCA B C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cCDbEcd c  d e DeeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız a  ACa  cAEbcEbEAC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAac    e d   db    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 2 0 20

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

380,337 17,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SELİN MERSİNLİ 120 85 21 14 79 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 74 74 76 200 % 17,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdDBECAEbeECDBDcCABBACBECeBECABDCBDbcDEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız Be AEcCEc CEDaADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DbbACBCDBAEbBECEAC  BAB EDA EaCD E Cc D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız Ed B EdeBCC AEaAC DD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

409,341 9,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SEMİH SAKCI 120 94 18 8 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 38 38 40 115 % 9,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEDbECDBDcCABBACBEeeBECABDbdDaADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BaDAbBCEADCED ADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB DBAEdBECEbeADBAB EDAAEaeD EACEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBBEE BCb AaaACCDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

249,101 83,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SERMEDAĞ COŞKUN 120 45 37 38 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 111 342 342 345 961 % 83,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECadCACEbeDDBcacCCBBbaEcCaBBbDcdADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bceEACddbAECADdeaABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    BCA dc  d  cB   ABc EbB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız dbd dBd   e     c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 2 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

352,510 27,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVVA L SARA 120 76 22 22 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 113 113 116 321 % 27,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız Ba CaECACEAbDDBBcACCBBACEeCEBBbDBCADCDdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aB  A     EC D DC  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EBCADCceCEd EB  DABA ED  AEBCaEDCEAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEAcEacAbeCbaAbd DCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

334,722 35,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVVAL TOSUN 120 69 17 34 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 142 142 145 411 % 35,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECc CACEbbDDBeBACC BACEDCEBBAD CcDeDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aBa ACE  bbCAD DaABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCA  ABdECEEBCA ABABEDB AE     d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BE        Ca  da  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

374,869 18,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEYMANUR DOĞRUER 120 84 24 12 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 78 78 80 213 % 18,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECbBECAEDAECDBDcCABabCBECDBECABDCBDCcDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız aCDebdCEcaCEDCADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACadbaAECBaCEAC  BAB EDA EBec EbCE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAa BEEABCC  ddcC bD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

381,090 16,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SİDAL NAZ ARSLAN 120 83 11 26 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 72 72 74 196 % 16,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECA b ECDBDcCABBACBECDBECABeCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BC AEBCEb CED ADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACaC BAEdBECE C D dB E A EBCD E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EA dBEE eCaD    C bD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

205,175 95,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SUDE İNKAYA 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 120 383 383 387 1107 % 95,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız dCaBECAd  aCDBDB A aACBEbeB CABDCBeCbD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız       dE                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 9 20 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 9 30 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız a  caBa dcd ed                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dAe c    e    e   b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 5 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

369,457 20,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SUDE TEPECİK 120 81 19 20 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 87 87 90 242 % 20,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAEbbECDBDBCABBACaECDBECABDCdDCADEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCD E CEAbCEDedDABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEbACBb BAE BEC  C DB B EDA Ea DDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAeccE ABCCeA aACbb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

308,262 50,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TĞĞRUL EREN 120 62 25 33 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 213 213 216 580 % 50,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDdCE CACEebDeBBaAeCBBbCEDCEBBbDBaADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bd EACE b bbAD DeAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEB A CAa ECEEBC DAd B Dac     E C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız ddA     bBC    eDc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 3 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

261,002 78,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUĞÇE NAZ NAYMANCI 120 47 30 43 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 107 315 315 318 902 % 78,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECEECAeEADcDBaBcCCB ACE CdBBAD CADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBaEcb  e Edec DeAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D  c Aa d db d B  e            D  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cdAa   b  CC dAeDb C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 7 0 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

283,885 65,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUNAHAN ÇINAR 120 51 14 55 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 266 266 269 755 % 65,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EaDBaCA   abDBDBCABBACBECDB CABDC DCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cbDeEBC b  E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DE A B  eAd BaCb e DB   E A E   a  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız  A    E             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

273,638 70,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUNAHAN ŞENGÖR 120 47 14 59 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 102 292 292 295 819 % 70,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  CDBEC        DBb BBACBEaeB b BD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız aCDAEeC e      DAeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DE AC d B   B  E C  BA  E   c  DDE C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EA Bc EA CCb  d    D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 6 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

426,253 5,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TYT CANAVARI 120 100 19 1 95 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 22 22 23 65 % 5,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDdCaECdCEbDDDBBBcCCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDEACEBDbECADCDeAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADaABCECEEBCADAdABEDBcAEBeDEDCE DBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BdADEedADBCCEAdaDDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 3 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

474,159 0,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞIZ EFE SERBEST 120 113 7 0 111 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 4 6 % 0,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBdCAEDAECDBDBCABBACaECDBECABDbBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAEBCEAeCEDCADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBCDBAECBaCEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBBEEABCCDAdBACCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

353,544 27,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞMUR CANSU AYANDIN 120 78 28 14 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 111 111 114 317 % 27,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAdDbECDBDcCABBACeECDBcCABDeBDbADEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAEBCEAbCbDeADbBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBd BAd BECEAeA BABBEDAcEB  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız Ecacc EA CbacdaACCcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 2 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

474,879 0,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAREN AYSAL 120 113 6 1 111 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 3 5 % 0,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAEDbECDBDcCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAEBCEe CEbCADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBBEEABCCDAdBACCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

450,111 2,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YİĞİT USTA 120 106 10 4 103 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 14 14 14 29 % 2,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEbDDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aBDEACEBDAECADCDC BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADCABCcCEEBCcDABABEDBAAEBCDEDaE DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız ccADEBEA BCCaAcdDDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

327,389 39,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YUSUF YAĞDIRAN 120 73 42 5 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 165 165 168 454 % 39,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaaCEdCACabbDDBBBACCBBACEDCE BADBCADCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBaEAeEB cdCAD eCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 8 0 20,00 % 67

Geometri 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Matematik 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBbADbABCECaEBCADABdBEDaccEaCDEDeaccBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız ddAececAbBedacdaDbea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 3 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

356,990 26,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 120 76 15 29 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 108 108 111 301 % 26,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBdCABDCBDCcDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAEBC e CED dDABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBa BAEbBaCE CA   B ED              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADac  A Cbadad   DD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

190,484 98,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEYNEP AKTEPE 120 20 18 82 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 123 392 392 396 1135 % 98,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECE C b  aDDBce CCBB      dc     a   E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız b e      c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    BCA a a   aEe    B          a c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  a         C   B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 3 2 30

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

481,709 0,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 115 5 0 113 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 3 % 0,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 123 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEBbAECADCDCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADCABCECEEBCbDABABEDBAAEBCDEDCEADBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADEBEADBCCEAABDDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
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