
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,27 9,75 21,83 3,04 0,83 2,83 2,73 0,71 2,55 3,42 0,62 3,27 3,53 0,57 3,39 0,02 0,01 0,02 11,83 4,01 10,83 2,32 0,70 2,14 1,93 1,59 1,54 2,37 1,23 2,07 1,70 1,38 1,35 57,1621,40 51,82 295,590

Okul Ortalaması 25,73 9,95 23,24 3,34 0,93 3,11 2,95 0,86 2,73 3,66 0,70 3,48 3,74 0,51 3,62 0,03 0,03 0,02 10,29 3,96 9,30 1,68 0,56 1,54 1,73 1,67 1,31 1,86 1,27 1,54 1,63 1,35 1,29 56,6421,79 51,18 293,700

KATILIMLAR

1 0 YAREN AYSAL 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 29 1 28,75 10 0 10,00 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 110 8 108,00 464,483 8

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 35 3 34,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 6 2 5,50 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 107 8 105,00 455,448 25

3 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 108 12 105,00 455,363 26

4 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 34 6 32,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 8 1 7,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 106 12 103,00 449,485 45

5 0 BERRAK ŞEKER 12S 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 105 15 101,25 444,525 79

6 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 33 5 31,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 5 0 5,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 103 10 100,50 442,083 96

7 0 ALİ YASİN 12S 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 5 23,75 7 1 6,75 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 104 14 100,50 442,035 97

8 0 SENA ŞENKUL 12S 35 4 34,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 2 26,50 6 3 5,25 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 103 14 99,50 438,770 125

9 0 ASLINUR KARAKURT 12S 34 4 33,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 7 0 7,00 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 102 11 99,25 438,095 130

10 0 IRMAK ÇAKICI 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 7 1 6,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 102 14 98,50 435,945 145

11 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 25 4 24,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 102 16 98,00 434,173 158

12 0 BATIN CAN 12S 36 4 35,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 5 22,75 7 2 6,50 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 101 16 97,00 431,090 188

13 0 TÜRKER ÖZKAYA 12S 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 8 0 8,00 6 1 5,75 5 2 4,50 4 1 3,75 100 15 96,25 429,140 215

14 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 27 3 26,25 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 100 19 95,25 426,518 257

15 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 33 7 31,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 98 18 93,50 420,958 341

16 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 6 4 5,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 98 20 93,00 419,773 354

17 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 7 1 6,75 5 1 4,75 4 2 3,50 5 1 4,75 97 16 93,00 419,285 360

18 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 24 3 23,25 7 0 7,00 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 97 17 92,75 418,755 369

19 12020 ŞEBNEM ARSLAN 12S 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 1 26,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 97 18 92,50 418,538 375

20 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 5 23,75 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 98 22 92,50 418,163 380

21 0 İREM ÇELİK 12S 30 7 28,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 4 1 3,75 6 1 5,75 7 0 7,00 3 3 2,25 95 16 91,00 413,748 467

22 16001 ELİF SUDE TÜRK 12S 35 5 33,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 4 2 3,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 95 17 90,75 412,278 495

23 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 32 5 30,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 6 1 5,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 92 15 88,25 405,118 654

24 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12S 31 8 29,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 26 3 25,25 3 0 3,00 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 92 18 87,50 403,130 704

25 0 ÖMER ALABAY 12S 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 24 5 22,75 8 0 8,00 5 2 4,50 3 3 2,25 5 1 4,75 93 22 87,50 402,810 713

26 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 7 20,25 7 2 6,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 93 25 86,75 401,010 747

27 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 35 5 33,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 22 3 21,25 4 1 3,75 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 91 16 87,00 400,903 753

28 0 BORA ALTINIŞIK 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 5 20,75 4 1 3,75 2 4 1,00 7 0 7,00 4 2 3,50 91 20 86,00 397,955 834

29 0 MELİS SOLAK 12S 29 10 26,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 3 23,25 5 1 4,75 3 3 2,25 6 1 5,75 5 0 5,00 89 19 84,25 393,510 926
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Genel Ortalama 24,27 9,75 21,83 3,04 0,83 2,83 2,73 0,71 2,55 3,42 0,62 3,27 3,53 0,57 3,39 0,02 0,01 0,02 11,83 4,01 10,83 2,32 0,70 2,14 1,93 1,59 1,54 2,37 1,23 2,07 1,70 1,38 1,35 57,1621,40 51,82 295,590

Okul Ortalaması 25,73 9,95 23,24 3,34 0,93 3,11 2,95 0,86 2,73 3,66 0,70 3,48 3,74 0,51 3,62 0,03 0,03 0,02 10,29 3,96 9,30 1,68 0,56 1,54 1,73 1,67 1,31 1,86 1,27 1,54 1,63 1,35 1,29 56,6421,79 51,18 293,700

KATILIMLAR

30 0 SEMİH SAKCI 12S 32 7 30,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 19 6 17,50 7 0 7,00 3 2 2,50 6 1 5,75 4 2 3,50 89 19 84,25 392,973 940

31 0 YİĞİT USTA 12S 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 7 17,25 4 0 4,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 89 21 83,75 391,575 969

32 0 CEYLİN SERBES 12S 34 4 33,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 4 17,00 5 3 4,25 4 2 3,50 5 1 4,75 3 3 2,25 88 17 83,75 391,055 986

33 0 BEYZANUR YAMAN 12S 31 8 29,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 5 0 5,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 88 19 83,25 390,145 1011

34 0 BERAT AKKANLI 12S 30 10 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 2 4,50 4 2 3,50 89 24 83,00 389,535 1029

35 0 EGE GÜVEN 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 5 20,75 4 2 3,50 6 1 5,75 3 2 2,50 2 4 1,00 88 23 82,25 386,378 1099

36 0 NURULLAH CİHAN ARIK 12S 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 17 5 15,75 8 0 8,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 87 23 81,25 384,825 1132

37 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 33 4 32,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 4 1 3,75 4 2 3,50 4 1 3,75 84 10 81,50 384,410 1141

38 0 ÖMER SALİH KOCA 12S 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 22 3 21,25 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 86 19 81,25 383,388 1173

39 0 ESRA NUR TÜRK 12S 31 9 28,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 19 8 17,00 5 2 4,50 2 3 1,25 6 0 6,00 5 1 4,75 87 24 81,00 383,363 1174

40 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 3 24,25 3 1 2,75 5 2 4,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 86 20 81,00 382,858 1187

41 0 BURAK ÇIVGIN 12S 28 9 25,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 20 4 19,00 9 1 8,75 3 2 2,50 3 3 2,25 4 2 3,50 86 21 80,75 382,848 1188

42 0 CELAL SERDAR 12S 32 6 30,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 6 1 5,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 86 21 80,75 382,450 1197

43 0 ZEYNEP ERALP 12S 32 7 30,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 18 5 16,75 4 1 3,75 5 1 4,75 4 2 3,50 5 1 4,75 85 19 80,25 380,943 1235

44 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 25 15 21,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 8 0 8,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 4 1 3,75 87 30 79,50 379,488 1266

45 0 AYŞEGÜL SEY AN 12S 31 7 29,25 4 0 4,00 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 21 5 19,75 5 0 5,00 6 0 6,00 5 1 4,75 3 3 2,25 84 19 79,25 378,053 1303

46 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 29 10 26,50 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 6 18,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 3 3,25 5 1 4,75 84 21 78,75 376,900 1327

47 0 EREN ACAR 12S 24 10 21,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 24 2 23,50 5 1 4,75 4 3 3,25 4 0 4,00 3 1 2,75 83 18 78,50 376,675 1332

48 0 ÖMER ÜNSAL 12S 33 7 31,25 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 21 4 20,00 7 1 6,75 4 1 3,75 5 2 4,50 3 3 2,25 83 18 78,50 375,428 1364

49 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 31 6 29,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 2 0 2,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 82 15 78,25 375,030 1375

50 0 ŞEVVAL SARA 12S 30 10 27,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 20 4 19,00 6 2 5,50 6 1 5,75 6 0 6,00 3 3 2,25 83 24 77,00 371,525 1454

51 0 PINA  YILMAZ 12S 28 9 25,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 6 0 6,00 80 13 76,75 371,038 1468

52 0 BELİNAY DALGİZ 12S 27 10 24,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 8 15,00 8 1 7,75 5 1 4,75 5 2 4,50 5 1 4,75 83 26 76,50 370,405 1480

53 12009 ALPER ARSLAN 12S 28 12 25,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 19 11 16,25 8 2 7,50 4 3 3,25 6 1 5,75 2 4 1,00 85 35 76,25 369,425 1505

54 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 35 5 33,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 2 17,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 2 4,50 0 3 -0,75 80 14 76,50 368,903 1519

55 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 9 18,75 1 1 0,75 6 1 5,75 4 3 3,25 3 3 2,25 83 29 75,75 367,640 1559

56 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 34 6 32,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 14 6 12,50 1 0 1,00 5 1 4,75 4 3 3,25 4 2 3,50 80 18 75,50 366,245 1596

57 11208 AZRA MOLLA 12S 34 6 32,50 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 12 1 11,75 6 1 5,75 3 1 2,75 5 2 4,50 2 1 1,75 78 12 75,00 364,635 1643

58 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 33 6 31,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 8 12,00 8 1 7,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 80 21 74,75 364,000 1661
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,27 9,75 21,83 3,04 0,83 2,83 2,73 0,71 2,55 3,42 0,62 3,27 3,53 0,57 3,39 0,02 0,01 0,02 11,83 4,01 10,83 2,32 0,70 2,14 1,93 1,59 1,54 2,37 1,23 2,07 1,70 1,38 1,35 57,1621,40 51,82 295,590

Okul Ortalaması 25,73 9,95 23,24 3,34 0,93 3,11 2,95 0,86 2,73 3,66 0,70 3,48 3,74 0,51 3,62 0,03 0,03 0,02 10,29 3,96 9,30 1,68 0,56 1,54 1,73 1,67 1,31 1,86 1,27 1,54 1,63 1,35 1,29 56,6421,79 51,18 293,700

KATILIMLAR

59 0 ARDA PALALI 12S 28 9 25,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 3 18,25 5 1 4,75 3 3 2,25 4 2 3,50 4 1 3,75 79 21 73,75 361,758 1713

60 0 EMİR YALÇIN 12S 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 9 3 8,25 4 2 3,50 7 0 7,00 6 0 6,00 77 14 73,50 360,730 1742

61 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 19 7 17,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 19 6 17,50 6 1 5,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 77 21 71,75 356,993 1844

62 0 BURCU CEYHAN 12S 31 5 29,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 4 0 4,00 2 4 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 76 18 71,50 354,273 1928

63 0 AYŞEGÜL TAY 12S 30 10 27,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 18 6 16,50 2 2 1,50 2 4 1,00 4 2 3,50 4 1 3,75 77 28 70,00 350,155 2034

64 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 31 8 29,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 17 5 15,75 3 0 3,00 5 2 4,50 3 2 2,50 3 2 2,50 75 20 70,00 350,010 2041

65 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 31 5 29,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 13 4 12,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 1 4,75 2 1 1,75 73 13 69,75 349,148 2059

66 0 ALMİNA KURT 12S 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 9 8,75 3 3 2,25 4 2 3,50 3 2 2,50 74 23 68,25 344,383 2209

67 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 30 10 27,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 13 5 11,75 3 0 3,00 2 3 1,25 4 2 3,50 4 1 3,75 73 22 67,50 342,615 2263

68 0 NİL GEDİKLİ 12S 30 9 27,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 18 3 17,25 5 0 5,00 3 3 2,25 4 3 3,25 2 3 1,25 74 26 67,50 342,513 2266

69 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 31 8 29,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 13 5 11,75 4 0 4,00 5 2 4,50 2 5 0,75 1 4 0,00 74 26 67,50 342,290 2274

70 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 8 15,00 1 1 0,75 2 4 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 73 28 66,00 337,833 2411

71 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 31 6 29,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 15 5 13,75 2 3 1,25 5 2 4,50 4 2 3,50 71 21 65,75 337,100 2436

72 0 ESMA TOPTAŞ 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 13 3 12,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 5 0,75 1 4 0,00 71 21 65,75 336,400 2459

73 0 SUDE TEPECİK 12S 34 5 32,75 1 3 0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 15 7 13,25 1 1 0,75 6 1 5,75 3 3 2,25 71 22 65,50 335,903 2476

74 0 ARİF EREN KAZAK 12S 30 10 27,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 3 17,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 71 24 65,00 334,765 2504

75 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 31 8 29,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 10 12,50 1 1 0,75 2 4 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 72 29 64,75 334,065 2524

76 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 29 9 26,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 6 13,50 2 2 1,50 2 5 0,75 3 3 2,25 3 3 2,25 72 30 64,50 333,523 2537

77 0 EMİNE AKKOYUN 12S 21 7 19,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 4 13,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 2 3,50 5 0 5,00 68 17 63,75 332,523 2567

78 12152 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 27 10 24,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 0 17,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 68 18 63,50 330,905 2610

79 0 CEYLİN UYĞUN 12S 33 5 31,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 10 4,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 69 22 63,50 329,983 2641

80 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 33 5 31,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 16 8 14,00 2 0 2,00 3 3 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 70 26 63,50 329,793 2649

81 0 ECEM ERKİL 12S 27 7 25,25 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 1 18,75 3 0 3,00 1 2 0,50 66 11 63,25 329,753 2652

82 0 FERAYE UYAR 12S 23 13 19,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 7 15,25 4 1 3,75 5 1 4,75 3 4 2,00 6 0 6,00 70 30 62,50 328,693 2692

83 0 ARDA KULA 12S 28 10 25,50 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 11 3 10,25 1 0 1,00 4 0 4,00 5 2 4,50 4 1 3,75 67 17 62,75 328,680 2693

84 0 SELİN MERSİNLİ 12S 28 11 25,25 1 3 0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 5 14,75 4 2 3,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 2 3,50 69 27 62,25 326,973 2753

85 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 6 9,50 1 1 0,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 2 2,50 69 29 61,75 325,595 2809

86 0 BEYZA GENÇ 12S 33 5 31,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 10 1 9,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 66 16 62,00 325,333 2819

87 0 NURSEL KILIÇ 12S 27 11 24,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 4 16,00 3 0 3,00 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 69 31 61,25 324,123 2860
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,27 9,75 21,83 3,04 0,83 2,83 2,73 0,71 2,55 3,42 0,62 3,27 3,53 0,57 3,39 0,02 0,01 0,02 11,83 4,01 10,83 2,32 0,70 2,14 1,93 1,59 1,54 2,37 1,23 2,07 1,70 1,38 1,35 57,1621,40 51,82 295,590

Okul Ortalaması 25,73 9,95 23,24 3,34 0,93 3,11 2,95 0,86 2,73 3,66 0,70 3,48 3,74 0,51 3,62 0,03 0,03 0,02 10,29 3,96 9,30 1,68 0,56 1,54 1,73 1,67 1,31 1,86 1,27 1,54 1,63 1,35 1,29 56,6421,79 51,18 293,700

KATILIMLAR

88 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 30 10 27,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 15 10 12,50 1 2 0,50 3 3 2,25 4 2 3,50 3 3 2,25 70 36 61,00 322,965 2904

89 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 29 9 26,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 1 9,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 2 3,50 2 3 1,25 65 18 60,50 321,533 2945

90 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 30 8 28,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 4 9,00 1 0 1,00 2 3 1,25 4 2 3,50 2 4 1,00 66 22 60,50 321,300 2955

91 0 AZRA EYLÜL ERDEM 12S 30 9 27,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 5 13,75 1 2 0,50 1 4 0,00 2 4 1,00 2 3 1,25 67 30 59,50 318,173 3066

92 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 27 10 24,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 11 5 9,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 4 2,00 3 1 2,75 65 24 59,00 317,295 3096

93 0 TUĞRUL EREN 12S 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 12 7 10,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 1 4 0,00 66 28 59,00 317,035 3106

94 0 BELİNAY DAĞLI 12S 25 11 22,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 4 16,00 1 0 1,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 3 1,25 65 27 58,25 315,213 3166

95 0 FEYZA ERGÜL 12S 31 8 29,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 14 1 13,75 2 2 1,50 2 4 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 64 22 58,50 315,060 3171

96 0 BERK ŞANOLAN 12S 25 13 21,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 6 9,50 2 1 1,75 3 4 2,00 3 3 2,25 2 4 1,00 65 32 57,00 311,523 3285

97 12058 YUSUF YAĞDIRAN 12S 27 13 23,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 9 14,75 0 3 -0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 67 40 57,00 311,163 3296

98 0 YİĞİT DENİZ 12S 25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 12 7 10,25 7 2 6,50 2 3 1,25 4 3 3,25 1 4 0,00 66 37 56,75 310,770 3309

99 0 MÜGE AKGÜL 12S 32 6 30,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 6 6,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 61 20 56,00 307,225 3448

100 0 ÇINAR BİRCAN 12S 27 8 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 9 10,75 3 1 2,75 3 4 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 62 31 54,25 302,715 3616

101 0 ALPEREN EKŞİ 12S 25 11 22,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 4 8,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 59 21 53,75 301,713 3652

102 0 KEREM KIRCA 12S 24 9 21,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 13 5 11,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 59 24 53,00 299,383 3732

103 0 E S* AKS U 12S 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 7 1 6,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 3 2,25 58 20 53,00 298,888 3757

104 0 AYŞE KAVKACI 12S 28 12 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 8 10,00 2 2 1,50 3 4 2,00 2 3 1,25 0 6 -1,50 62 39 52,25 296,615 3846

105 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12S 29 6 27,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 8 5 6,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 5 2 4,50 4 2 3,50 57 23 51,25 293,490 3969

106 0 MEHMET ALİ BİNİCİ 12S 17 8 15,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 20 3 19,25 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 54 14 50,50 292,630 4011

107 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 23 11 20,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 5 12,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 4 0,00 57 26 50,50 291,908 4046

108 12090 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 16 6 14,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 9 2 8,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 5 1 4,75 1 0 1,00 53 14 49,50 289,965 4119

109 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 25 15 21,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 14 9 11,75 1 2 0,50 4 2 3,50 2 4 1,00 4 1 3,75 59 37 49,75 289,813 4128

110 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 27 11 24,25 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 1 9,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 55 21 49,75 289,213 4150

111 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 20 12 17,00 3 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 2 2 1,50 1 2 0,50 5 1 4,75 4 1 3,75 55 23 49,25 288,885 4163

112 0 ENES TALHA ÇATAL 12S 21 11 18,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 13 4 12,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 54 23 48,25 285,323 4303

113 0 ATAKAN ATEŞ 12S 25 12 22,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 6 3,50 5 5 3,75 5 2 4,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 58 40 48,00 284,250 4346

114 0 ERSİN AKKOÇ 12S 22 13 18,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 3 3,25 1 2 0,50 55 29 47,75 284,018 4356

115 0 EMİNE ŞEVVAL TOSUN 12S 27 11 24,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 9 6 7,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 54 25 47,75 283,113 4393

116 0 KADİRHAN İNAN 12S 24 9 21,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 10 2 9,50 48 12 45,00 275,073 4706
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,27 9,75 21,83 3,04 0,83 2,83 2,73 0,71 2,55 3,42 0,62 3,27 3,53 0,57 3,39 0,02 0,01 0,02 11,83 4,01 10,83 2,32 0,70 2,14 1,93 1,59 1,54 2,37 1,23 2,07 1,70 1,38 1,35 57,1621,40 51,82 295,590

Okul Ortalaması 25,73 9,95 23,24 3,34 0,93 3,11 2,95 0,86 2,73 3,66 0,70 3,48 3,74 0,51 3,62 0,03 0,03 0,02 10,29 3,96 9,30 1,68 0,56 1,54 1,73 1,67 1,31 1,86 1,27 1,54 1,63 1,35 1,29 56,6421,79 51,18 293,700

KATILIMLAR

117 0 ENES RAMAZAN BALABAN12S 15 11 12,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 5 7,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 3 4 2,00 5 1 4,75 52 30 44,50 275,058 4709

118 0 OSMAN KOCAGÖBEK 12S 22 13 18,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 7 1 6,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 1 1 0,75 49 18 44,50 274,133 4754

119 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 25 6 23,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 47 12 44,00 271,915 4844

120 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 10 9 7,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 15 3 14,25 1 0 1,00 4 2 3,50 2 2 1,50 4 1 3,75 48 20 43,00 271,203 4875

121 12003 CEYLİN ÇAKMAK 12S 24 13 20,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 3 7,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 51 31 43,25 269,938 4930

122 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 24 13 20,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 9 4 8,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 49 25 42,75 268,438 4999

123 0 NEHİR GÖKCEN 12S 14 3 13,25 4 1 3,75 18 5 16,75 3 1 2,75 2 4 1,00 4 3 3,25 2 2 1,50 47 19 42,25 268,103 5020

124 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 22 17 17,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 3 0 3,00 3 3 2,25 49 27 42,25 267,488 5043

125 0 CEYDA CÖMERT 12S 27 11 24,25 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 1 5,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 47 20 42,00 265,618 5125

126 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 24 11 21,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 47 25 40,75 262,403 5248

127 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 25 13 21,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 6 4,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 48 29 40,75 262,288 5254

128 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 22 14 18,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 47 27 40,25 261,210 5297

129 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 16 11 13,25 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 13 5 11,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 47 28 40,00 261,198 5298

130 0 BEYZA ECE BİNGÖL 12S 23 10 20,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 10 6 8,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 48 31 40,25 260,960 5304

131 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 23 14 19,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 6 4,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 46 26 39,50 258,845 5393

132 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 22 8 20,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 10 1 9,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 44 22 38,50 255,660 5517

133 0 MELEK YALÇIN 12S 20 19 15,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 7 12 4,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 3 1,25 48 39 38,25 255,613 5519

134 0 FATMA TÜRKAN 12S 21 10 18,50 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 43 20 38,00 254,435 5558

135 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 17 10 14,50 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 8 3 7,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 42 20 37,00 252,015 5654

136 0 İRFAN KABAŞ 12S 19 11 16,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 43 26 36,50 250,088 5740

137 0 BEYZANUR AĞIR 12S 21 18 16,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 44 31 36,25 249,450 5771

138 0 AHMET KARAASLA N 12S 15 4 14,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 10 3 9,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 41 20 36,00 248,920 5787

139 0 BAŞAK UYAN 12S 27 12 24,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 42 26 35,50 246,090 5900

140 12120 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 14 6 12,50 4 0 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 0 2,00 9 6 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 21 34,75 245,350 5926

141 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 22 13 18,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 8 3,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 43 32 35,00 245,343 5929

142 0 CEVAT BATUHAN ADIGÜZ12S 23 16 19,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 7 7 5,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 47 49 34,75 244,525 5958

143 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 18 4 17,00 3 0 3,00 3 0 3,00 2 0 2,00 8 7 6,25 1 1 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 40 22 34,50 244,080 5978

144 0 EMİR GÜNEŞ 12S 12 5 10,75 4 0 4,00 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 13 6 11,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 40 24 34,00 243,333 6010

145 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 20 2 19,50 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 8 34,00 242,135 6045
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,27 9,75 21,83 3,04 0,83 2,83 2,73 0,71 2,55 3,42 0,62 3,27 3,53 0,57 3,39 0,02 0,01 0,02 11,83 4,01 10,83 2,32 0,70 2,14 1,93 1,59 1,54 2,37 1,23 2,07 1,70 1,38 1,35 57,1621,40 51,82 295,590

Okul Ortalaması 25,73 9,95 23,24 3,34 0,93 3,11 2,95 0,86 2,73 3,66 0,70 3,48 3,74 0,51 3,62 0,03 0,03 0,02 10,29 3,96 9,30 1,68 0,56 1,54 1,73 1,67 1,31 1,86 1,27 1,54 1,63 1,35 1,29 56,6421,79 51,18 293,700

KATILIMLAR

146 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 17 11 14,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 7 3 6,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 38 19 33,25 240,673 6096

147 0 DAMLA ERTEM 12S 18 6 16,50 2 0 2,00 14 6 12,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 36 13 32,75 238,840 6161

148 0 TAHSİN METE BİÇİCİ 12S 16 16 12,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 6 6 4,50 2 3 1,25 3 3 2,25 4 0 4,00 40 33 31,75 236,625 6230

149 12124 CEYLİN İBAR 12S 20 16 16,00 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 6 7 4,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 30 31,50 235,070 6287

150 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 13 9 10,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 9 8 7,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 37 24 31,00 234,303 6309

151 0 ELA NAZ KOCAEL 12S 23 8 21,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 35 20 30,00 229,880 6447

152 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 18 4 17,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 2 4,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 32 13 28,75 226,635 6579

153 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 16 13 12,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 6 6 4,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 36 30 28,50 226,563 6582

154 0 MELİKE YILDIRIM 12S 19 10 16,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 1 1,75 5 2 4,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 34 22 28,50 225,895 6598

155 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 23 8 21,00 8 8 6,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 35 29 27,75 223,065 6675

156 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 21 5 19,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 17 26,75 220,198 6756

157 0 NİLSU AZATLI 12S 20 14 16,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 12 -2,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 35 42 24,50 214,015 6925

158 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 13 11 10,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 29 20 24,00 213,158 6944

159 0 MEHMET KAVAS 12S 17 13 13,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 30 27 23,25 210,478 7005

160 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 9 15 5,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 5 2,75 1 1 0,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 31 33 22,75 210,233 7017

161 0 EFE NAYAN 12S 12 4 11,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 3 5 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 21 18 16,50 190,440 7402

162 0 EMRE DİKMEN 12S 9 10 6,50 9 12 6,00 2 1 1,75 1 0 1,00 21 23 15,25 187,250 7441

163 0 EMİR ARSLAN 12S 11 16 7,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 12 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 23 42 12,50 178,960 7540

164 0 ECE NAZ KORKMAZ 12S 16 16 12,00 16 16 12,00 176,680 7565

165 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 11 16 7,00 4 2 3,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 18 25 11,75 176,625 7566

166 0 BERKAY ALKAN 12S 5 0 5,00 5 0 5,00 156,450 7719
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,27 9,75 21,83 3,04 0,83 2,83 2,73 0,71 2,55 3,42 0,62 3,27 3,53 0,57 3,39 0,02 0,01 0,02 11,83 4,01 10,83 2,32 0,70 2,14 1,93 1,59 1,54 2,37 1,23 2,07 1,70 1,38 1,35 57,1621,40 51,82 295,590

Okul Ortalaması 25,73 9,95 23,24 3,34 0,93 3,11 2,95 0,86 2,73 3,66 0,70 3,48 3,74 0,51 3,62 0,03 0,03 0,02 10,29 3,96 9,30 1,68 0,56 1,54 1,73 1,67 1,31 1,86 1,27 1,54 1,63 1,35 1,29 56,6421,79 51,18 293,700

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 9,8 21,83 12,7 2,8 12,06 14,2 4,7 12,97 6,0 4,2 4,95 57,2 21,4 51,81 295,590

Okul Ortalaması 25,7 10,0 23,24 13,7 3,0 12,96 12,0 4,5 10,84 5,2 4,3 4,14 56,6 21,8 51,18 293,700

KATILIMLAR

1 0 YAREN AYSAL 12S 35 5 33,75 18 1 17,75 39 1 38,75 18 1 17,75 110 8 108,00 464,483 1 1 1 1 8

2 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 35 3 34,25 20 0 20,00 32 5 30,75 20 0 20,00 107 8 105,00 455,448 2 2 2 2 25

3 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 35 5 33,75 19 1 18,75 37 3 36,25 17 3 16,25 108 12 105,00 455,363 3 3 3 3 26

4 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 34 6 32,50 19 0 19,00 36 3 35,25 17 3 16,25 106 12 103,00 449,485 4 4 4 4 45

5 0 BERRAK ŞEKER 12S 32 8 30,00 19 1 18,75 37 3 36,25 17 3 16,25 105 15 101,25 444,525 5 5 5 5 79

6 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 33 5 31,75 17 3 16,25 35 0 35,00 18 2 17,50 103 10 100,50 442,083 6 6 6 6 96

7 0 ALİ YASİN 12S 34 6 32,50 19 1 18,75 32 6 30,50 19 1 18,75 104 14 100,50 442,035 7 7 7 7 97

8 0 SENA ŞENKUL 12S 35 4 34,00 17 3 16,25 33 5 31,75 18 2 17,50 103 14 99,50 438,770 8 8 8 9 125

9 0 ASLINUR KARAKURT 12S 34 4 33,00 18 1 17,75 33 3 32,25 17 3 16,25 102 11 99,25 438,095 9 9 9 10 130

10 0 IRMAK ÇAKICI 12S 34 6 32,50 16 2 15,50 34 4 33,00 18 2 17,50 102 14 98,50 435,945 10 10 10 12 145

11 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 35 5 33,75 17 2 16,50 34 5 32,75 16 4 15,00 102 16 98,00 434,173 11 12 12 15 158

12 0 BATIN CAN 12S 36 4 35,00 16 3 15,25 31 7 29,25 18 2 17,50 101 16 97,00 431,090 12 13 13 16 188

13 0 TÜRKER ÖZKAYA 12S 33 6 31,50 18 2 17,50 34 3 33,25 15 4 14,00 100 15 96,25 429,140 13 15 15 18 215

14 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 31 9 28,75 16 3 15,25 37 3 36,25 16 4 15,00 100 19 95,25 426,518 14 16 16 21 257

15 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 33 7 31,25 15 3 14,25 33 5 31,75 17 3 16,25 98 18 93,50 420,958 15 17 18 25 341

16 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12S 31 9 28,75 19 1 18,75 31 7 29,25 17 3 16,25 98 20 93,00 419,773 16 18 19 26 354

17 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 33 6 31,50 18 2 17,50 32 4 31,00 14 4 13,00 97 16 93,00 419,285 17 19 20 27 360

18 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 32 8 30,00 19 1 18,75 31 3 30,25 15 5 13,75 97 17 92,75 418,755 18 20 21 28 369

19 12020 ŞEBNEM ARSLAN 12S 29 11 26,25 19 1 18,75 33 2 32,50 16 4 15,00 97 18 92,50 418,538 19 21 22 29 375

20 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 31 9 28,75 18 2 17,50 34 6 32,50 15 5 13,75 98 22 92,50 418,163 20 22 23 30 380

21 0 İREM ÇELİK 12S 30 7 28,25 19 1 18,75 30 4 29,00 16 4 15,00 95 16 91,00 413,748 21 25 26 34 467

22 16001 ELİF SUDE TÜRK 12S 35 5 33,75 18 1 17,75 26 7 24,25 16 4 15,00 95 17 90,75 412,278 22 27 28 36 495

23 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 32 5 30,75 18 2 17,50 26 4 25,00 16 4 15,00 92 15 88,25 405,118 23 29 30 39 654

24 0 ESİLA HİRA KUNDAKÇI 12S 31 8 29,00 15 4 14,00 29 3 28,25 17 3 16,25 92 18 87,50 403,130 24 30 31 40 704

25 0 ÖMER ALABAY 12S 32 8 30,00 16 3 15,25 32 5 30,75 13 6 11,50 93 22 87,50 402,810 25 31 32 41 713

26 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 30 10 27,50 18 2 17,50 29 9 26,75 16 4 15,00 93 25 86,75 401,010 26 32 33 42 747

27 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 35 5 33,75 15 2 14,50 26 4 25,00 15 5 13,75 91 16 87,00 400,903 27 33 34 43 753

28 0 BORA ALTINIŞIK 12S 34 6 32,50 18 2 17,50 26 6 24,50 13 6 11,50 91 20 86,00 397,955 28 36 37 49 834

29 0 MELİS SOLAK 12S 29 10 26,50 17 1 16,75 29 4 28,00 14 4 13,00 89 19 84,25 393,510 29 39 40 53 926

30 0 SEMİH SAKCI 12S 32 7 30,25 18 1 17,75 26 6 24,50 13 5 11,75 89 19 84,25 392,973 30 40 41 54 940

31 0 YİĞİT USTA 12S 32 8 30,00 19 1 18,75 23 7 21,25 15 5 13,75 89 21 83,75 391,575 31 41 42 55 969

32 0 CEYLİN SERBES 12S 34 4 33,00 19 0 19,00 23 7 21,25 12 6 10,50 88 17 83,75 391,055 32 42 43 56 986

33 0 BEYZANUR YAMAN 12S 31 8 29,00 18 0 18,00 25 5 23,75 14 6 12,50 88 19 83,25 390,145 33 43 44 59 1011

34 0 BERAT AKKANLI 12S 30 10 27,50 20 0 20,00 26 7 24,25 13 7 11,25 89 24 83,00 389,535 34 45 46 61 1029

35 0 EGE GÜVEN 12S 35 5 33,75 16 4 15,00 26 7 24,25 11 7 9,25 88 23 82,25 386,378 35 50 51 67 1099

36 0 NURULLAH CİHAN ARIK 12S 28 12 25,00 16 4 15,00 25 5 23,75 18 2 17,50 87 23 81,25 384,825 36 51 52 68 1132

37 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 33 4 32,00 16 0 16,00 23 2 22,50 12 4 11,00 84 10 81,50 384,410 37 52 53 69 1141

38 0 ÖMER SALİH KOCA 12S 35 5 33,75 17 3 16,25 22 3 21,25 12 8 10,00 86 19 81,25 383,388 38 53 54 70 1173

39 0 ESRA NUR TÜRK 12S 31 9 28,75 19 1 18,75 24 10 21,50 13 4 12,00 87 24 81,00 383,363 39 54 55 71 1174

40 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 33 7 31,25 16 3 15,25 28 4 27,00 9 6 7,50 86 20 81,00 382,858 40 55 56 73 1187

41 0 BURAK ÇIVGIN 12S 28 9 25,75 19 0 19,00 29 5 27,75 10 7 8,25 86 21 80,75 382,848 41 56 57 74 1188

42 0 CELAL SERDAR 12S 32 6 30,50 16 4 15,00 23 6 21,50 15 5 13,75 86 21 80,75 382,450 42 57 58 75 1197

43 0 ZEYNEP ERALP 12S 32 7 30,25 17 2 16,50 22 6 20,50 14 4 13,00 85 19 80,25 380,943 43 58 60 78 1235

44 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 25 15 21,25 19 1 18,75 36 2 35,50 7 12 4,00 87 30 79,50 379,488 44 59 61 80 1266

45 0 AYŞEGÜL SEY AN 12S 31 7 29,25 13 3 12,25 26 5 24,75 14 4 13,00 84 19 79,25 378,053 45 62 64 83 1303

46 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 29 10 26,50 18 1 17,75 23 6 21,50 14 4 13,00 84 21 78,75 376,900 46 63 65 84 1327

47 0 EREN ACAR 12S 24 10 21,50 19 1 18,75 29 3 28,25 11 4 10,00 83 18 78,50 376,675 47 64 66 85 1332

48 0 ÖMER ÜNSAL 12S 33 7 31,25 10 0 10,00 28 5 26,75 12 6 10,50 83 18 78,50 375,428 48 66 68 87 1364
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 9,8 21,83 12,7 2,8 12,06 14,2 4,7 12,97 6,0 4,2 4,95 57,2 21,4 51,81 295,590

Okul Ortalaması 25,7 10,0 23,24 13,7 3,0 12,96 12,0 4,5 10,84 5,2 4,3 4,14 56,6 21,8 51,18 293,700

KATILIMLAR

49 0 ELİF ECRİN BİLEN 12S 31 6 29,50 17 2 16,50 19 2 18,50 15 5 13,75 82 15 78,25 375,030 49 67 69 88 1375

50 0 ŞEVVAL SARA 12S 30 10 27,50 12 4 11,00 26 6 24,50 15 4 14,00 83 24 77,00 371,525 50 71 73 92 1454

51 0 PINA  YILMAZ 12S 28 9 25,75 19 1 18,75 18 3 17,25 15 0 15,00 80 13 76,75 371,038 51 72 74 93 1468

52 0 BELİNAY DALGİZ 12S 27 10 24,50 16 3 15,25 25 9 22,75 15 4 14,00 83 26 76,50 370,405 52 73 75 96 1480

53 12009 ALPER ARSLAN 12S 28 12 25,00 18 2 17,50 27 13 23,75 12 8 10,00 85 35 76,25 369,425 53 76 78 99 1505

54 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 35 5 33,75 16 0 16,00 21 3 20,25 8 6 6,50 80 14 76,50 368,903 54 77 79 100 1519

55 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 30 10 27,50 18 2 17,50 22 10 19,50 13 7 11,25 83 29 75,75 367,640 55 79 82 103 1559

56 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 34 6 32,50 18 0 18,00 15 6 13,50 13 6 11,50 80 18 75,50 366,245 56 81 84 105 1596

57 11208 AZRA MOLLA 12S 34 6 32,50 16 0 16,00 18 2 17,50 10 4 9,00 78 12 75,00 364,635 57 82 85 108 1643

58 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 33 6 31,50 15 1 14,75 22 9 19,75 10 5 8,75 80 21 74,75 364,000 58 83 86 109 1661

59 0 ARDA PALALI 12S 28 9 25,75 16 2 15,50 24 4 23,00 11 6 9,50 79 21 73,75 361,758 59 85 88 112 1713

60 0 EMİR YALÇIN 12S 32 8 30,00 19 1 18,75 9 3 8,25 17 2 16,50 77 14 73,50 360,730 60 86 89 113 1742

61 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 19 7 17,25 18 2 17,50 25 7 23,25 15 5 13,75 77 21 71,75 356,993 61 89 92 117 1844

62 0 BURCU CEYHAN 12S 31 5 29,75 15 3 14,25 23 3 22,25 7 7 5,25 76 18 71,50 354,273 62 91 94 119 1928

63 0 AYŞEGÜL TAY 12S 30 10 27,50 17 3 16,25 20 8 18,00 10 7 8,25 77 28 70,00 350,155 63 92 95 121 2034

64 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 31 8 29,00 13 1 12,75 20 5 18,75 11 6 9,50 75 20 70,00 350,010 64 93 96 122 2041

65 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 31 5 29,75 16 1 15,75 16 4 15,00 10 3 9,25 73 13 69,75 349,148 65 94 97 123 2059

66 0 ALMİNA KURT 12S 33 7 31,25 20 0 20,00 11 9 8,75 10 7 8,25 74 23 68,25 344,383 66 98 102 128 2209

67 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 30 10 27,50 17 1 16,75 16 5 14,75 10 6 8,50 73 22 67,50 342,615 67 99 103 130 2263

68 0 NİL GEDİKLİ 12S 30 9 27,75 12 5 10,75 23 3 22,25 9 9 6,75 74 26 67,50 342,513 68 100 104 131 2266

69 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 31 8 29,00 18 2 17,50 17 5 15,75 8 11 5,25 74 26 67,50 342,290 69 101 105 132 2274

70 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 31 9 28,75 16 3 15,25 18 9 15,75 8 7 6,25 73 28 66,00 337,833 70 105 110 138 2411

71 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 31 6 29,50 14 3 13,25 15 5 13,75 11 7 9,25 71 21 65,75 337,100 71 106 111 140 2436

72 0 ESMA TOPTAŞ 12S 34 6 32,50 16 2 15,50 17 3 16,25 4 10 1,50 71 21 65,75 336,400 72 107 112 141 2459

73 0 SUDE TEPECİK 12S 34 5 32,75 12 5 10,75 15 7 13,25 10 5 8,75 71 22 65,50 335,903 73 108 113 142 2476

74 0 ARİF EREN KAZAK 12S 30 10 27,50 17 2 16,50 21 4 20,00 3 8 1,00 71 24 65,00 334,765 74 109 114 143 2504

75 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 31 8 29,00 16 3 15,25 16 11 13,25 9 7 7,25 72 29 64,75 334,065 75 110 115 144 2524

76 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 29 9 26,75 18 2 17,50 17 8 15,00 8 11 5,25 72 30 64,50 333,523 76 111 116 145 2537

77 0 EMİNE AKKOYUN 12S 21 7 19,25 16 4 15,00 18 4 17,00 13 2 12,50 68 17 63,75 332,523 77 113 118 147 2567

78 12152 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 27 10 24,50 11 4 10,00 21 0 21,00 9 4 8,00 68 18 63,50 330,905 78 115 120 149 2610

79 0 CEYLİN UYĞUN 12S 33 5 31,75 19 0 19,00 7 11 4,25 10 6 8,50 69 22 63,50 329,983 79 116 121 150 2641

80 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 33 5 31,75 13 4 12,00 18 8 16,00 6 9 3,75 70 26 63,50 329,793 80 117 122 151 2649

81 0 ECEM ERKİL 12S 27 7 25,25 16 1 15,75 22 1 21,75 1 2 0,50 66 11 63,25 329,753 81 118 123 152 2652

82 0 FERAYE UYAR 12S 23 13 19,75 12 4 11,00 21 8 19,00 14 5 12,75 70 30 62,50 328,693 82 120 125 156 2692

83 0 ARDA KULA 12S 28 10 25,50 14 1 13,75 12 3 11,25 13 3 12,25 67 17 62,75 328,680 83 121 126 157 2693

84 0 SELİN MERSİNLİ 12S 28 11 25,25 13 3 12,25 20 7 18,25 8 6 6,50 69 27 62,25 326,973 84 125 130 163 2753

85 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER12S 28 12 25,00 18 2 17,50 12 7 10,25 11 8 9,00 69 29 61,75 325,595 85 127 132 165 2809

86 0 BEYZA GENÇ 12S 33 5 31,75 12 3 11,25 14 2 13,50 7 6 5,50 66 16 62,00 325,333 86 129 134 167 2819

87 0 NURSEL KILIÇ 12S 27 11 24,25 12 6 10,50 20 4 19,00 10 10 7,50 69 31 61,25 324,123 87 132 137 170 2860

88 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 30 10 27,50 14 6 12,50 16 12 13,00 10 8 8,00 70 36 61,00 322,965 88 134 139 173 2904

89 0 HATİCE ERGÜNEN 12S 29 9 26,75 16 2 15,50 11 1 10,75 9 6 7,50 65 18 60,50 321,533 89 136 142 176 2945

90 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 30 8 28,00 17 1 16,75 11 4 10,00 8 9 5,75 66 22 60,50 321,300 90 138 144 178 2955

91 0 AZRA EYLÜL ERDEM 12S 30 9 27,75 16 3 15,25 16 7 14,25 5 11 2,25 67 30 59,50 318,173 91 140 147 184 3066

92 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 27 10 24,50 16 3 15,25 13 5 11,75 9 6 7,50 65 24 59,00 317,295 92 143 150 188 3096

93 0 TUĞRUL EREN 12S 28 10 25,50 18 2 17,50 14 9 11,75 6 7 4,25 66 28 59,00 317,035 93 145 153 191 3106

94 0 BELİNAY DAĞLI 12S 25 11 22,25 15 3 14,25 18 4 17,00 7 9 4,75 65 27 58,25 315,213 94 147 155 193 3166

95 0 FEYZA ERGÜL 12S 31 8 29,00 11 3 10,25 16 3 15,25 6 8 4,00 64 22 58,50 315,060 95 148 156 194 3171

96 0 BERK ŞANOLAN 12S 25 13 21,75 19 1 18,75 13 7 11,25 8 11 5,25 65 32 57,00 311,523 96 155 164 204 3285
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 9,8 21,83 12,7 2,8 12,06 14,2 4,7 12,97 6,0 4,2 4,95 57,2 21,4 51,81 295,590

Okul Ortalaması 25,7 10,0 23,24 13,7 3,0 12,96 12,0 4,5 10,84 5,2 4,3 4,14 56,6 21,8 51,18 293,700

KATILIMLAR

97 12058 YUSUF YAĞDIRAN 12S 27 13 23,75 17 2 16,50 17 12 14,00 6 13 2,75 67 40 57,00 311,163 97 157 166 206 3296

98 0 YİĞİT DENİZ 12S 25 14 21,50 15 4 14,00 19 9 16,75 7 10 4,50 66 37 56,75 310,770 98 158 167 207 3309

99 0 MÜGE AKGÜL 12S 32 6 30,50 15 3 14,25 11 6 9,50 3 5 1,75 61 20 56,00 307,225 99 170 179 220 3448

100 0 ÇINAR BİRCAN 12S 27 8 25,00 14 6 12,50 16 10 13,50 5 7 3,25 62 31 54,25 302,715 100 176 187 233 3616

101 0 ALPEREN EKŞİ 12S 25 11 22,25 17 2 16,50 9 4 8,00 8 4 7,00 59 21 53,75 301,713 101 180 191 237 3652

102 0 KEREM KIRCA 12S 24 9 21,75 13 5 11,75 17 5 15,75 5 5 3,75 59 24 53,00 299,383 102 184 196 243 3732

103 0 E S* AKS U 12S 29 11 26,25 14 4 13,00 8 1 7,75 7 4 6,00 58 20 53,00 298,888 103 187 199 246 3757

104 0 AYŞE KAVKACI 12S 28 12 25,00 15 4 14,00 14 10 11,50 5 13 1,75 62 39 52,25 296,615 104 194 206 254 3846

105 0 AYŞEGÜL AYYILDIZ 12S 29 6 27,50 10 5 8,75 9 5 7,75 9 7 7,25 57 23 51,25 293,490 105 202 215 265 3969

106 0 MEHMET ALİ BİNİCİ 12S 17 8 15,00 13 2 12,50 22 3 21,25 2 1 1,75 54 14 50,50 292,630 106 207 220 271 4011

107 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 23 11 20,25 17 1 16,75 14 5 12,75 3 9 0,75 57 26 50,50 291,908 107 210 223 274 4046

108 12090 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 16 6 14,50 18 1 17,75 9 3 8,25 10 4 9,00 53 14 49,50 289,965 108 214 229 282 4119

109 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 25 15 21,25 9 4 8,00 15 11 12,25 10 7 8,25 59 37 49,75 289,813 109 215 230 283 4128

110 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 27 11 24,25 13 1 12,75 10 1 9,75 5 8 3,00 55 21 49,75 289,213 110 218 233 287 4150

111 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 20 12 17,00 13 3 12,25 12 4 11,00 10 4 9,00 55 23 49,25 288,885 111 220 235 290 4163

112 0 ENES TALHA ÇATAL 12S 21 11 18,25 15 1 14,75 17 5 15,75 1 6 -0,50 54 23 48,25 285,323 112 230 246 302 4303

113 0 ATAKAN ATEŞ 12S 25 12 22,00 16 4 15,00 10 11 7,25 7 13 3,75 58 40 48,00 284,250 113 236 252 308 4346

114 0 ERSİN AKKOÇ 12S 22 13 18,75 16 3 15,25 9 6 7,50 8 7 6,25 55 29 47,75 284,018 114 239 255 311 4356

115 0 EMİNE ŞEVVAL TOSUN 12S 27 11 24,25 15 2 14,50 9 6 7,50 3 6 1,50 54 25 47,75 283,113 115 242 258 314 4393

116 0 KADİRHAN İNAN 12S 24 9 21,75 14 1 13,75 10 2 9,50 48 12 45,00 275,073 116 265 283 343 4706

117 0 ENES RAMAZAN BALABAN12S 15 11 12,25 17 3 16,25 11 6 9,50 9 10 6,50 52 30 44,50 275,058 117 266 284 344 4709

118 0 OSMAN KOCAGÖBEK 12S 22 13 18,75 13 2 12,50 9 1 8,75 5 2 4,50 49 18 44,50 274,133 118 269 287 347 4754

119 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 25 6 23,50 13 2 12,50 6 1 5,75 3 3 2,25 47 12 44,00 271,915 119 276 294 354 4844

120 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 10 9 7,75 12 3 11,25 16 3 15,25 10 5 8,75 48 20 43,00 271,203 120 279 297 357 4875

121 12003 CEYLİN ÇAKMAK 12S 24 13 20,75 15 2 14,50 9 6 7,50 3 10 0,50 51 31 43,25 269,938 121 287 305 365 4930

122 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 24 13 20,75 14 3 13,25 9 4 8,00 2 5 0,75 49 25 42,75 268,438 122 291 309 372 4999

123 0 NEHİR GÖKCEN 12S 14 3 13,25 4 1 3,75 21 6 19,50 8 9 5,75 47 19 42,25 268,103 123 293 311 375 5020

124 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 22 17 17,75 18 2 17,50 2 0 2,00 7 8 5,00 49 27 42,25 267,488 124 296 314 379 5043

125 0 CEYDA CÖMERT 12S 27 11 24,25 14 1 13,75 6 1 5,75 0 7 -1,75 47 20 42,00 265,618 125 299 318 384 5125

126 0 ASLI İŞGÜZAR 12S 24 11 21,25 16 3 15,25 2 1 1,75 5 10 2,50 47 25 40,75 262,403 126 308 328 395 5248

127 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 25 13 21,75 14 3 13,25 6 6 4,50 3 7 1,25 48 29 40,75 262,288 127 310 330 397 5254

128 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 22 14 18,50 16 3 15,25 6 4 5,00 3 6 1,50 47 27 40,25 261,210 128 315 336 403 5297

129 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 16 11 13,25 13 4 12,00 13 5 11,75 5 8 3,00 47 28 40,00 261,198 129 316 337 404 5298

130 0 BEYZA ECE BİNGÖL 12S 23 10 20,50 11 5 9,75 10 7 8,25 4 9 1,75 48 31 40,25 260,960 130 317 338 405 5304

131 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 23 14 19,50 14 3 13,25 6 6 4,50 3 3 2,25 46 26 39,50 258,845 131 323 344 412 5393

132 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 22 8 20,00 10 4 9,00 10 1 9,75 2 9 -0,25 44 22 38,50 255,660 132 329 351 419 5517

133 0 MELEK YALÇIN 12S 20 19 15,25 17 0 17,00 7 12 4,00 4 8 2,00 48 39 38,25 255,613 133 330 352 420 5519

134 0 FATMA TÜRKAN 12S 21 10 18,50 13 1 12,75 5 1 4,75 4 8 2,00 43 20 38,00 254,435 134 332 357 425 5558

135 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 17 10 14,50 10 1 9,75 10 5 8,75 5 4 4,00 42 20 37,00 252,015 135 338 363 432 5654

136 0 İRFAN KABAŞ 12S 19 11 16,25 17 2 16,50 6 6 4,50 1 7 -0,75 43 26 36,50 250,088 136 345 370 439 5740

137 0 BEYZANUR AĞIR 12S 21 18 16,50 13 5 11,75 6 4 5,00 4 4 3,00 44 31 36,25 249,450 137 349 375 445 5771

138 0 AHMET KARAASLA N 12S 15 4 14,00 12 3 11,25 11 3 10,25 3 10 0,50 41 20 36,00 248,920 138 350 376 446 5787

139 0 BAŞAK UYAN 12S 27 12 24,00 9 5 7,75 5 5 3,75 1 4 0,00 42 26 35,50 246,090 139 360 388 458 5900

140 12120 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 14 6 12,50 13 1 12,75 11 9 8,75 2 5 0,75 40 21 34,75 245,350 140 364 393 463 5926

141 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 22 13 18,75 11 3 10,25 6 8 4,00 4 8 2,00 43 32 35,00 245,343 141 365 394 464 5929

142 0 CEVAT BATUHAN ADIGÜZ12S 23 16 19,00 12 8 10,00 7 10 4,50 5 15 1,25 47 49 34,75 244,525 142 368 397 467 5958

143 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 18 4 17,00 8 0 8,00 9 8 7,00 5 10 2,50 40 22 34,50 244,080 143 370 400 470 5978

144 0 EMİR GÜNEŞ 12S 12 5 10,75 12 4 11,00 13 8 11,00 3 7 1,25 40 24 34,00 243,333 144 373 403 473 6010
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 9,8 21,83 12,7 2,8 12,06 14,2 4,7 12,97 6,0 4,2 4,95 57,2 21,4 51,81 295,590

Okul Ortalaması 25,7 10,0 23,24 13,7 3,0 12,96 12,0 4,5 10,84 5,2 4,3 4,14 56,6 21,8 51,18 293,700

KATILIMLAR

145 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 20 2 19,50 13 0 13,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 36 8 34,00 242,135 145 376 406 477 6045

146 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 17 11 14,25 9 3 8,25 9 4 8,00 3 1 2,75 38 19 33,25 240,673 146 380 410 482 6096

147 0 DAMLA ERTEM 12S 18 6 16,50 2 0 2,00 14 7 12,25 2 0 2,00 36 13 32,75 238,840 147 389 421 494 6161

148 0 TAHSİN METE BİÇİCİ 12S 16 16 12,00 9 5 7,75 6 6 4,50 9 6 7,50 40 33 31,75 236,625 148 391 424 498 6230

149 12124 CEYLİN İBAR 12S 20 16 16,00 11 5 9,75 7 7 5,25 1 2 0,50 39 30 31,50 235,070 149 394 428 503 6287

150 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 13 9 10,75 12 3 11,25 9 8 7,00 3 4 2,00 37 24 31,00 234,303 150 395 429 504 6309

151 0 ELA NAZ KOCAEL 12S 23 8 21,00 9 5 7,75 1 0 1,00 2 7 0,25 35 20 30,00 229,880 151 403 438 516 6447

152 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 18 4 17,00 6 1 5,75 6 2 5,50 2 6 0,50 32 13 28,75 226,635 152 417 453 534 6579

153 0 HALİL CAN ORTAÇ 12S 16 13 12,75 9 6 7,50 6 6 4,50 5 5 3,75 36 30 28,50 226,563 153 418 454 535 6582

154 0 MELİKE YILDIRIM 12S 19 10 16,50 9 3 8,25 5 2 4,50 1 7 -0,75 34 22 28,50 225,895 154 421 457 538 6598

155 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 23 8 21,00 9 8 7,00 3 13 -0,25 35 29 27,75 223,065 155 427 465 547 6675

156 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 21 5 19,75 5 1 4,75 4 5 2,75 1 6 -0,50 31 17 26,75 220,198 156 429 467 549 6756

157 0 NİLSU AZATLI 12S 20 14 16,50 8 8 6,00 1 13 -2,25 6 7 4,25 35 42 24,50 214,015 157 438 477 560 6925

158 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 13 11 10,25 12 5 10,75 3 1 2,75 1 3 0,25 29 20 24,00 213,158 158 441 480 563 6944

159 0 MEHMET KAVAS 12S 17 13 13,75 8 8 6,00 3 3 2,25 2 3 1,25 30 27 23,25 210,478 159 446 487 571 7005

160 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 9 15 5,25 9 1 8,75 5 6 3,50 8 11 5,25 31 33 22,75 210,233 160 447 488 572 7017

161 0 EFE NAYAN 12S 12 4 11,00 4 5 2,75 3 5 1,75 2 4 1,00 21 18 16,50 190,440 161 463 510 602 7402

162 0 EMRE DİKMEN 12S 9 10 6,50 11 13 7,75 1 0 1,00 21 23 15,25 187,250 162 464 511 605 7441

163 0 EMİR ARSLAN 12S 11 16 7,00 3 8 1,00 5 14 1,50 4 4 3,00 23 42 12,50 178,960 163 467 515 610 7540

164 0 ECE NAZ KORKMAZ 12S 16 16 12,00 16 16 12,00 176,680 164 470 519 614 7565

165 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 11 16 7,00 4 2 3,50 3 7 1,25 18 25 11,75 176,625 165 471 520 615 7566

166 0 BERKAY ALKAN 12S 5 0 5,00 5 0 5,00 156,450 166 473 526 623 7719
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FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

291,908 50,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMET ÇOLAKOĞLU 120 57 26 37 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 107 210 223 274 4046 % 50,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDdC D d  EDDdAADBab CdDadEAa ECDAae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CD BABAED DBBdECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAdBCaDbB  AA  A   D CeAB e C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız bdC a c d  A  Ecdde 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 14 8 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 4 2 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

248,920 72,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMET KARAASLA N 120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 138 350 376 446 5787 % 72,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAaBDAC  c   dDDAAADaE                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C EBbB d  DBBCcCE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB Cb    A         Cc B B Cc   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız add   e Eb dbcED ad 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 7 1 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 2 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

455,448 0,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AHMETHAN DOĞANAY 120 107 8 5 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 25 % 0,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AE CACEBDBAEDBEBDecAAADBEE CCDBBEACcDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEEDCBABDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACCDdBCCEADaADCAaDC ABBBECDaDc C BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACCBEDDEEAEAABEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 19 3 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 8 1 80

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

367,640 19,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ EMRE GÖRÜCÜ 120 83 29 8 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 79 82 103 1559 % 19,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDcCEDcBAdEcDAAADBEEaCdDcBEABeECDDBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABAEDeDBBCECdDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 9 0 18,75 % 63

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBebDbBaDAADEdDacDDCBABBBdaE a      E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACdBEAaEeEAbDEDbaAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 8 2 80

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

356,993 23,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ KAAN KARAABALI 120 77 21 22 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 89 92 117 1844 % 23,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCAb BD eaDBdBDDDA ADaEE  dD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEEDCBABDCEBcCdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız bBCAeA CDbabCdA EA  ADDCBABBB CDDD  C Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız AcACCBEDDEdAcAAdEDbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 8 2 35

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 7 1 70

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

442,035 1,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALİ YASİN 120 104 14 2 100 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 7 7 97 % 1,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCACEBDeAEDBEBDbDAceDBEEBCdDBBEAdEADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEEDCBdBDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACCDbBabEADEADCADDCBABBaaCDaDA C BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACCBEDDEEbEAABEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 9 1 90

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

344,383 27,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALMİNA KURT 120 74 23 23 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 98 102 128 2209 % 27,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCdCEBDBAEDBEBDDDAAADBEEaCdDaBEbCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEEDCBABDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 9 10 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA ACeaba Cc  Edc  e eBA  B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADeadB De EAEbe EDaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 2 3 20

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

369,425 18,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  12009
ALPER ARSLAN 120 85 35 0 76 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 76 78 99 1505 % 18,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDACaDcdAdEcbAAADBEEebCDaBEABbECDDBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABAEDCDBBeECEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 11 0 16,25 % 54

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CdEBbbcbBaDAADdAbCADDCedBBBbCEDDDCBCeAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız beCCBEcEEAcADDbDEbed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 10 9 1 90

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

301,713 45,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ALPEREN EKŞİ 120 59 21 40 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 101 180 191 237 3652 % 45,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCAC BD dEbcEBDcDA eDaEE CdDBBacCEDbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dACDEE CBABDCaBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EB*  A Ce daCE    D A      B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız A c CB Dc    AAddDE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 7 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

328,680 33,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA KULA 120 67 17 36 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 121 126 157 2693 % 33,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCcEBD CEDB AEEbDAAdDBbEaCdDBBdbcDEbDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CaEBAB E  D BCECE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB a  BC A  c D    CeAB       D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız  AC B AEEAEAbbEDdCA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 2 1 20

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

261,198 66,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA ÖZDEMİR 120 47 28 45 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 129 316 337 404 5298 % 66,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEadbC B B  DcdabDDAAADBEaeCdc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEd  B BDddBDCdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA ACCDddaCaA  AD     c   B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız eaAC   bD Ee Aded  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 9 4 39

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

361,758 21,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARDA PALALI 120 79 21 20 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 85 88 112 1713 % 21,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AE CACEdDBA DBcBDcDAdeDBEEeCdDBBa CEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dACDEEc B BDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBC DACCD BaCdA  AD A  CeABBB CDDD  C  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız d AadBEDD EccAA EDEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 5 2 50

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

334,765 31,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ARİF EREN KAZAK 120 71 24 25 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 109 114 143 2504 % 31,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCACcBDedEDBEaDDDAAADBEEdedDBBEcCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEED BABDCcBDCEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA A CD eCCEA c D A  CBABaB CDD   e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız d ed a be aA A  E  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 7 0 70

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

262,403 65,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ASLI İŞGÜZAR 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 126 308 328 395 5248 % 65,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cE C b BDddEDcEB baAAbDBEE CCDBcdACEAcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dAeDEED BABDCcBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız   C          c             B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız A caac b Eb cAAdbc C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 16 6 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

438,095 1,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ASLINUR KARAKURT 120 102 11 7 99 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 9 10 130 % 1,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız A CCbCEBDBAEbBEBDDaAA DBEEBCCDBBEACEDDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dACDEED BABDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACCDbBCCEA EADCADDdeABBBECDDD  C BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACCBaDDEEAEAABdDaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 20 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

284,250 54,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ATAKAN ATEŞ 120 58 40 22 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 113 236 252 308 4346 % 54,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCcEBDcCEDcBeEccbAAADBEEaedeBBEABbEC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız baEBABAEDCDBBCcCdDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Matematik 40 10 11 19 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız C      d  DA       c    cBeabEccDCBCeeEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız beCCBEAaEecAbcbecace

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 6 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 3 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

384,410 14,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYBİKE GÜNEŞ 120 84 10 26 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1141.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 52 53 69 1141 % 14,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AabCACE DB EDBEBDcbAAADBEE CCDBBEACEADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAC   D BABDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA A CDbBCCEAD AD ADDdBABBB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACe  DcEEe AA EDdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 20 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 8 1 80

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

296,615 47,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞE KAVKACI 120 62 39 19 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 104 194 206 254 3846 % 47,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAaBeACEDBddEEDcdAdDBEEaCCDBBEcaDEeDBBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDdBABcED bBBCcCEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAE  Cbbdb AA dd  A   eABaB CEDc C    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız adCbcEA EcE bedcbede

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 5 1 50

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

289,213 51,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 55 21 44 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 110 218 233 287 4150 % 51,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AadCACEBD AE BEcbcDAAAbBEEaCCDBdEcCEBDec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dAC     B BDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA ACCD  CCd                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız   ee da aEc EAed D C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

293,490 49,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL AYYILDIZ 120 57 23 40 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 105 202 215 265 3969 % 49,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbC CEBDB   BEBDDDA cDBEEaCCDBBEcbEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAeD E  B BDCEBceac      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCAeACC  a  E   d   b  a        D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ee a   DDEEccAABEcaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 2 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

378,053 16,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL SEY AN 120 84 19 17 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 62 64 83 1303 % 16,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AaaCbCEBDe  DBEBeDDAAbDBEEBCCDBBEACEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACD E  B eDecBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCdaACC dBCCEA  ADaADDCdABBB    DA C BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACC EDDEc EAABdDad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 21 2 91

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

350,155 25,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞEGÜL TAY 120 77 28 15 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 92 95 121 2034 % 25,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCAeEBDedEDBaBDbDAAbDaEEBCdDBBEACEBDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEdDaBdBDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EcCcaAe DCaCCEA EA aAD CBAB B   aD Bb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız eDAa aaDbEc EAABdD C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 8 1 80

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

342,290 28,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AYŞENUR AKÇAMAN 120 74 26 20 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 101 105 132 2274 % 28,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCACEBDcAEDBEBDcDAcADBEEBaCDBeEACEC ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dACDbEDCBABDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACC b aC    A  Aa CaA  e   DDA    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız AcAaCBEebEcdcAAdd ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 6 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 2 3 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

318,173 38,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
AZRA EYLÜL ERDEM 120 67 30 23 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 91 140 147 184 3066 % 38,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDbCEbcBe EDDAAADaEEcCCDBeEbBDECDCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEB BAEDeDBBCdCdDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAE   DCdacAAc   C D CBABBB a  Dc d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız eca d AEaecAb  DbdcB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 7 1 70

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 1 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 2 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

364,635 20,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  11208
AZRA MOLLA 120 78 12 30 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 82 85 108 1643 % 20,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDbCEDBBAEEDbAAADBEEeCdDBBEcBDECDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C  BAB ED DBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB C C a A          BA  B CED DC C AdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DAC a  EdAcADD   dAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 3 0 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

246,090 73,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BAŞAK UYAN 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 139 360 388 458 5900 % 73,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCcEBDeCEDBeAdEDbdAeDBEE eCDBdEbBbECDDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız e adAB bD DBB ECa C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB    ae A       b  ed                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız             b c Eb e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 10 0 2 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

431,090 2,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BATIN CAN 120 101 16 3 97 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 13 13 16 188 % 2,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDACEDBBAEEDDAAeDBEEBCCDBBEABbEaDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız e EBABAEDCDBBeECdDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCDbBCDAAD dbCADDCBeBBBbCEcDD BCDeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACCBEAEEAEADDEcEeAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 21 2 91

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 10 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 1 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

315,213 39,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAY DAĞLI 120 65 27 28 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 94 147 155 193 3166 % 39,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAaBD CcDeBA EDcAbADBEEaCdD BabBDEC ABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız e EBABAED DeBCdCEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB  D dC bA EdD  D bBABBB CE     C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DdCe  c EdcADcE bdAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 7 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 6 1 60

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

370,405 18,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BELİNAY DALGİZ 120 83 26 11 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 73 75 96 1480 % 18,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız aCcEBD CEDB eEEDDAAADaEba CDBBEcBbECDAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CecBAB EDaDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAbBaCDbaaeAA   bCADDCB BBe CE DDCBCeAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACCa AaEAbADDEDECAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 16 6 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 8 1 80

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

389,535 12,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERAT AKKANLI 120 89 24 7 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1029.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 45 46 61 1029 % 12,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız dCAEBDcCEDBaAEEcDAAADBbEdCdDBBEABeEaDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABAEDCDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCaCdCDAAD AD ADD edBBB CEDaD  Ce cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DAaeBaAEEcEAbDEDEedB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 7 1 70

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 2 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

311,523 40,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERK ŞANOLAN 120 65 32 23 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 96 155 164 204 3285 % 40,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCedBD CcDe AEEDDAAdDBEEBbdDBdEbaaECDCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABAEDCDBBCECaDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB bebBeDcA d   AD        CED D      c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DdaeBEeEce AbDEcbCdd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 4 0 40

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

156,450 96,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERKAY ALKAN 120 5 0 115 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 166 473 526 623 7719 % 96,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECC                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

329,793 33,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERRA ELVERİŞLİ 120 70 26 24 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 117 122 151 2649 % 33,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AaCCACEBDdAEDBEBDbDAA DBEEcCbDB EACECDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAbc EDCB BDCdBaCE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız  BCADA  Dba CE DadbbADcCcABBB         BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız eeACCc bc c  AedEDb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 3 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

444,525 0,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BERRAK ŞEKER 120 105 15 0 101 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 5 79 % 0,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız dCAEBDACEDBeAEEcDAAcDaEEaCdDBBEABbECDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABAEDCDBaCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCDbaCDAADEADCADDCBABBBECEDaDCBCDAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACCBEAEcdEADDEDcCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 10 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

260,960 66,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZA ECE BİNGÖL 120 48 31 41 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 130 317 338 405 5304 % 66,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız dEbCbCEBDdcEDcEaDcaA ADBEEBCdDBBE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAe bbDaB BD EBcCE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA A CDbdCdE  c      d   aB   c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dDAC d    aed cebDd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 3 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 2 1 20

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

325,333 35,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZA GENÇ 120 66 16 38 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 129 134 167 2819 % 35,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız  CAEBDACEbBBAEEDDAAADBEEaCdDBBE BDECDDce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CD BAB E  DBBCcbE eA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız eAEBC   BC AA     A         C  DDC   e B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız  dCbB A E EAb d dCe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 4 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 2 0 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

249,450 72,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR AĞIR 120 44 31 45 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 137 349 375 445 5771 % 72,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCcEBDdCEDcee dcDdAcDaEEaedDBBdcBDEdDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız Ca BAB EcdDdBCdCEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB   b C A   d        a      b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız e  eB    b  D dDE   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

390,145 12,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BEYZANUR YAMAN 120 88 19 13 83 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1011.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 43 44 59 1011 % 12,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCdCEBDeAEDBEBDceA eDBEEaCCDdBEACEADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAC EEDCB BDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA ACCDbaabE   ADCADDCeABBB  D D  C BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız AcACCaaDDEcAEAdBdDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 7 1 70

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

382,858 14,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BİLGESU YEŞİLÇAM 120 86 20 14 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 55 56 73 1187 % 14,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDeCaDBeAEEDDdAeDBEEBCCDBBEABDECDCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBbBAED aBdCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCDbaCDAADEdDCADDCBAB B CEDb   C  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız cACCBaA EAcAD   bd d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 20 3 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 10 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

397,955 10,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BORA ALTINIŞIK 120 91 20 9 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 36 37 49 834 % 10,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız aCAEBDACEDBBAEEaDAAeDaEbBCCDBBEbBDECDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEdABAEDbDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCDbBCDAAeEeDCAa C cBBB CEDaD     EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız bbCea AEEAEADDdDECAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

252,015 70,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK BÜSTAÇ 120 42 20 58 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 135 338 363 432 5654 % 70,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCdEB         Ee AAcbaEE CdDBdEdB Ea ABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız dD   BAE  DB  EC  CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız C E   b B  A         d  BBc CEc DC    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız ce   d     AD ED Cc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 11 9 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 1 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

382,848 14,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURAK ÇIVGIN 120 86 21 13 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 56 57 74 1188 % 14,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AE Cbb B BAcDdEBDDDAAeDBEEeCdDdBEACEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEED BABDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCb ACCDbaCCEA   DCAD CBbBBB CDDDABbDBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ecA CB Db EAceAdEDaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 9 0 90

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

354,273 24,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
BURCU CEYHAN 120 76 18 26 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 91 94 119 1928 % 24,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDdCEDBeAcEDaAA DB   CCDBBEABDECDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız b EBbB EDCDBaCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB C baC AAD d CAD  BABBB CED D  C  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız eACea e cc ADD  EdA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 2 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 9 0 90

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

337,833 30,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÇAĞAN KILIÇ 120 73 28 19 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 105 110 138 2411 % 30,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDACEDBBAEEDDAAcDBEEceCDdeccaDECDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız bDEBABbEc DBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEcCCDbB DAe  dDCADab eBBB bEDa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız eAbCe c Ee AD EDabA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 6 2 60

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

382,450 14,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CELAL SERDAR 120 86 21 13 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 57 58 75 1197 % 14,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBD CEDB AEEDDAAeDaEEaCCDdBEcBDECDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEaeBAEDCDBcCECbDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız C EBCCDCaCDAA  dD Aa b dBBB C D DC Ce EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız aeCCcEAEEAEADedDECAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 4 2 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

334,065 31,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEREN DEDEOĞLU 120 72 29 19 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 110 115 144 2524 % 31,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDACabB AEEDaAceDBEEBeCDBBEABbECDBBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABAdD DBBCcCdDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 10 5 12,50 % 42

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CeEdeCb dCeAAb eD AD CBdBBd CE bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız edaeB AaE EAD dDEbA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

244,525 74,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEVAT BATUHAN ADIGÜZ 120 47 49 24 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 142 368 397 467 5958 % 74,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız baCeACEBDdcdcBEBDDDAcbaaEEBe DBeEAeEDDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACcbdDaBABDeEdaCaAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız E b  A dD B    c Ac  b  a BBa bab       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dDAedBdbcccbEbdecDcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 9 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 4 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 2 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 2 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 2 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

265,618 63,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYDA CÖMERT 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 125 299 318 384 5125 % 63,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAaBDcCEDBBeEdDeAAADa E CdDBeEABDECDAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız e EBAB  D DBB ECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız    B       A      A   e   B CE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız cd  d e     b   d  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 6 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

269,938 61,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  12003
CEYLİN ÇAKMAK 120 51 31 38 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 121 287 305 365 4930 % 61,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAaBDcCcbBBedEcDAAbDBEEeCdDBBEcBDEe A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C EdABAED DBBe CEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız C EB  a    A      A  CeA  B b   ebeC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız Dba e e E   bDcaca e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 6 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 3 1 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 1 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 2 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

235,070 78,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  12124
CEYLİN İBAR 120 39 30 51 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 149 394 428 503 6287 % 78,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız baCCdC BD dEbBdaDD AAb aEbBCdDBdEcbECDec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dAbD beaB BD EBDCE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EedAcA      bd         CeAB  aC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız  Dd    b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 9 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 2 2 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

342,615 28,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN İKRA SEZEN 120 73 22 25 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 99 103 130 2263 % 28,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız dCcEBDACEDecAEEcDAAeDaEEBCdDBBEcBDECDCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız eDEBABAED DBBCECE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB CDCBaDA   A  b c ed  B C  D     A B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız bdC a A cdEADDEDbCA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 10 1 2 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

391,055 12,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN SERBES 120 88 17 15 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 42 43 56 986 % 12,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AE CACEBDeAEDBEBDbDAAADBEE CCDBBEcCEBDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEEDCB BDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADA C bBCCE  EA  AD  cbBBBdCDaDe Ce E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız b ACCaEDbEE EAedEDcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 19 3 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 5 1 50

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

329,983 32,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİN UYĞUN 120 69 22 29 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 116 121 150 2641 % 32,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBD CEDeBc EDDAAdDBEEBeCDBBEcBDECDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBAB EDCDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 10 13 4,50 % 15

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 11 22 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız dbE  Ce dacAb cA  A c  bB B    e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız ceaCa A EAEAD EDaaA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 20 3 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

255,660 68,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
CEYLİNNAZ YILMAZ 120 44 22 54 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 132 329 351 419 5517 % 68,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız  CAEBD  EDBeA EcDAA  aE    DeeEABDcCDDce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız eDEeABdb  D B  CE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız C EB   bBC A            BBB C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız  d  e e  ecAbb  E de

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 7 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 2 0 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

302,715 45,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 62 31 27 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3616.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 100 176 187 233 3616 % 45,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEB cCEDBBdEEDDdAeDa  a CDBBEABDEC  Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız bbEBABAdDeDBBCdCEDCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 9 8 10,75 % 36

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCaebaCDAA ad   e  B BBe dEDD      dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DbabdEA     DcdD   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 5 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 4 2 40

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

238,840 76,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
DAMLA ERTEM 120 36 13 71 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 147 389 421 494 6161 % 76,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEb  C e   cDBdab DAAADBEEBCCD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız                     CA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EeC  A CbbBaCEA    CAD C AccB   a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız   AC                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 0 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 7 1 70

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

298,888 46,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
E S* AKS U 120 58 20 42 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 103 187 199 246 3757 % 46,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEeDdCEDBeAEEDadAeDBdEaCCDBBEbBDECDCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız bDbBABdEDCDBBCECa C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEe     C A              B C      C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız        E  EADcdDaCAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 1 0 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

176,680 94,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ECE NAZ KORKMAZ 120 16 16 88 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 164 470 519 614 7565 % 94,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cECd CdB eb DcEBbeDAAdbB   bdeB EAaa  eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 8 9 35

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

329,753 33,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ECEM ERKİL 120 66 11 43 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 118 123 152 2652 % 33,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDACEDB AEEDcAAADaEEaCdDBBEcBb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDE AB bD DBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 1 17 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCC bBC AAD AD A  CB B B  E DDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız a d   A             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 5 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 8 0 80

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

190,440 92,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EFE NAYAN 120 21 18 81 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 161 463 510 602 7402 % 92,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AbaCAC a      E DDDAAA a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız   e ab  d BD    Cd C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız   b  A    BeCdd  c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız Abe    b  E   d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 5 1 22

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 2 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

386,378 13,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EGE GÜVEN 120 88 23 9 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 50 51 67 1099 % 13,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCACEBDBAEDBEBDDDdAeDBEEeCCDBBEACEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BeCDEEDaBABDCEaDCEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACC bBCCE D ADCAaDaBdBBBaCDaDd C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dDACCBEbc EA AAeEccb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

244,080 74,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EGE KARAPEHLİVAN 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 143 370 400 470 5978 % 74,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDACEbcBA EDcdAA BE                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C  BAB ED DB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CcEB    dC Ab  e     d AB c Cd        Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız beCdc A EecAb Eb be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 5 2 22

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 1 4 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

229,880 80,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELA NAZ KOCAEL 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 151 403 438 516 6447 % 80,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDbCEbB dcEDbAA DBE*BCCDBcE B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız ebbBA dE  DB CECbD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız    B                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız ee  d   Ed  b  D b d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 3 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

349,148 25,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ÇARIKÇI 120 73 13 34 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 94 97 123 2059 % 25,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AE C CEBDBAEDBEBb DAAADaEEaCCDBdEACdADC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDE DaB BDCEB CEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBC DA Cbb CCd      ADD BdB      D  C  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız A AC  aDDE dEAAB c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 4 1 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

375,030 17,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF ECRİN BİLEN 120 82 15 23 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1375.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 67 69 88 1375 % 17,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDdCEDBBAEEccAAADBEEaCdDBBEABbEC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız dDEBABAED DBBeECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCDbaCDAA E DCADD         D    C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DdCCaEAEEAEADedDaCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 4 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 4 0 40

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

420,958 4,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ELİF NAZ BİRİM 120 98 18 4 93 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(341.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 17 18 25 341 % 4,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bdAEBDACEDBBAEEcDAAeDBEEeCdDdBEABDECDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C EdAB bDbDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCDCBCDAA bdaCADDCBbBBB CEDbDCBCDAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACCaEAaEAEADDEDcCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 9 0 90

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

412,278 6,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  16001
ELİF SUDE TÜRK 120 95 17 8 90 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 27 28 36 495 % 6,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDACEDBBAEEcDAAeDBEEBCaDBBEABDECeDBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C EBABAEDCDBBCcCEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCDbaCDAA EdDCADDCe BcB CEDaD  C Aa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız cACeBEAEEeEADDEDaCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 8 1 80

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

332,523 32,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE AKKOYUN 120 68 17 35 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 113 118 147 2567 % 32,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCbCEB  AEDaEaDcDdAcDaEE C DB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEEDCBdBDCaaDCdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCAeA  eb C E   bD  D CBAB B  D D  C  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız A A CB DDcEeE A EDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 8 4 35

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 6 0 60

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

283,113 54,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE ŞEVVAL TOSUN 120 54 25 41 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 115 242 258 314 4393 % 54,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AadC CEBDdcdDBdBDDDAAeDaEE CCDBcEcCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAbDEED B BDC BDCdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCd A ae  CC       A  dd BcB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız da        a a ddEDE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 3 2 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

364,000 20,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİNE SUDE KÜÇÜK 120 80 21 19 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 83 86 109 1661 % 20,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDACEDB AEEcDAbADBEEeCCDBdEABDECDCce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CD BAB E  DBBCcCEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 8 8 12,00 % 40

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB CDbBCeAA  Ac  c CadB ab EDDDC CeAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACac  EE  ADbdD CAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 4 3 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

261,210 66,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ALİ ÜRAL 120 47 27 46 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 128 315 336 403 5297 % 66,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCdEBD ba c cdEbDdAeDBEd CdDBBEABDECDAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBbBAE CDBBdECEDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız C E  e  Bb A  a                aDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız Ddaa  A     b Ec  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

178,960 94,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR ARSLAN 120 23 42 55 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7540.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 163 467 515 610 7540 % 94,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız aCe BD CEbBdcdEcDeA  e bBdd   cd e a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C aeA dbb Dd    be       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 12 15 0,00 % 0

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 5 14 21 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız eb     CddeAAcac    a a   c b  eDC a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DdCC  b Ec  c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 3 9 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 3 10

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 1 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

243,333 74,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR GÜNEŞ 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6010.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 144 373 403 473 6010 % 74,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAaB AC Dc    eDb AbB E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C EBABAED Dec cC aCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB    B  AA adD A  CebBBe bE e       d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız  bCa ae de  D  D  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 4 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 5 2 50

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 2 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

360,730 21,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİR YALÇIN 120 77 14 29 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 86 89 113 1742 % 21,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECbACEBDBAEDcEBDcDAAADaEEaCdbBBEACEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEEDCBABDCEBaCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA A CDbB bE  b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dDACCa DDEEAEAABEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

419,773 4,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİRHAN ATILMIŞ 120 98 20 2 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 18 19 26 354 % 4,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDACEDBddEdDcAAADBEEeCdDdBEABcECDBBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABdEDCDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB CeCBCDAA EdDCADDCBABBBdCEDaDdBCeeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACCaEAEEdEADDEDdCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 9 0 90

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

366,245 19,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMİRHAN KARAHAN 120 80 18 22 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 81 84 105 1596 % 19,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDcCEDBBAEdDDAAADBEEeCCDBBEABDcCDAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C  BABAEDCDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CdEB CDCaC A  EA  AD  e  cBabE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız bACCB AEEecAbDEDbCAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 4 1 40

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

187,250 92,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EMRE DİKMEN 120 21 23 76 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 162 464 511 605 7441 % 92,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız ccdCAea  Bb ccEB eDdAA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 12 9 6,00 % 20

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 13 16 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBC eA acad CE  cb d b CeeBaB C e  B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız   A                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 3 2 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 4 3 40

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

275,058 58,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENES RAMAZAN BALABAN 120 52 30 38 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 117 266 284 344 4709 % 58,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEeCdC e  eEbcEBbbDAdADaEEc C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAeDEEDCBdBDCcBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBC DA CD a Cd  bdD    d      C  D     a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dDcaec DeaEdcAAdEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 7 4 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 2 0

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

285,323 53,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENES TALHA ÇATAL 120 54 23 43 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 112 230 246 302 4303 % 53,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBD    B e EcDdAADBdE CdbdeE BbECDAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CD dABAED DBB EC DCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız C EB  ab C A D dD A  C AB B bEDaD  C  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız   e   e E   be   de 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 9 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 6 0 60

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

268,438 62,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ENGİN EMRE KOCABAŞ 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4999.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 122 291 309 372 4999 % 62,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cEbCbC BDBd  edBbDDdcADaEEBdCDBdEACEBDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAbDEE  BABD EBDCdcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBC  A       E ca  CdD d  B B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız Ab  b  b     Ae d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 5 3 50

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

376,675 16,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN ACAR 120 83 18 19 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 64 66 85 1332 % 16,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDdCEDB   EbeAAADBEdaCCDBBdA bdC A e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABAEDCDBBCECEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB CDCBCDAb  ADCADDCdABBB CEDeDC C  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız bAaCcEA EAE D  D CAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 14 7 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

419,285 4,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN BAĞRIYANIK 120 97 16 7 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 19 20 27 360 % 4,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECC CEBDBAEbBEcbDDAAdDaEEeCCDBBEACEDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDaEDCBdBDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADAbCDbBCCEA  dDCADDCBABBBECDDD  CDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADAC cEDe EeEAAdEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 20 3 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 9 0 90

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

234,303 78,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EREN DEMİRDİZEN 120 37 24 59 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 150 395 429 504 6309 % 78,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEB    b  ecdD      d   CDBBcAaDEa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CD BABAE  D BCcCaDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız eAdB  e dCDA   dc    dd BBB  E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız  d    e Ec  D  D a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 7 3 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 3 2 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

284,018 54,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ERSİN AKKOÇ 120 55 29 36 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 114 239 255 311 4356 % 54,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAcBDdCED Bb dcaddebBEEc CDBdEAa EC  BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız d EBAdAEDCDBBCdCEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız   EB   eBa A   d     bB BaB    a C  D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız D CbcE EEdEcDcc E d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 8 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

403,130 8,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESİLA HİRA KUNDAKÇI 120 92 18 10 87 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 30 31 40 704 % 8,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDACEDBBAEcbDAAeDBEE CCDBBEcBbcCDBBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDcBABAceCDBBCaC DCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCDbBCDAADEAD ADDdBABBBECdD DC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DeCCBEAEEAEADDEDadAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

289,813 51,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESLEMNUR KARATAŞ 120 59 37 24 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 109 215 230 283 4128 % 51,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCdEBDbCEDeBddEDbAAADBEEcedDBcEbaDECbCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız d  e e    DBBCcCEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 9 7 11,75 % 39

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CcdBCCDbda A  cAb A  CadBBB CE ae  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DdCCB eEae AbbEDEbA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 10 5 1 50

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 3 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

336,400 30,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESMA TOPTAŞ 120 71 21 28 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 107 112 141 2459 % 30,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCACcBDeAEDBEBDDDAAeDaEEaCCDBBEACEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAeDEED B BDCEBcCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA A C bBa         D CdAB BEC DD  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız d A    bbcEdcAcddD d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 4 1 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

383,363 14,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ESRA NUR TÜRK 120 87 24 9 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 54 55 71 1174 % 14,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbbACcBDeAEDBEBDcDAAADBEEeCCDaBEcCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEEDCBABDCEBDCbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 8 3 17,00 % 57

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız bBCdDAdC baCbEAD dDCADDdBABBB  DaDA C Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız e ACed DDE AEAAdEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 9 1 90

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

267,488 62,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
EYLÜL GÜLTEKİN 120 49 27 44 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 124 296 314 379 5043 % 62,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAaeDeCEDcBAddcbA bDBccaCdDBeEABbcCDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız bDEBABdEDCDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız    B       A                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız acCba e E E D EDaCcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 9 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

254,435 69,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FATMA TÜRKAN 120 43 20 57 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 134 332 357 425 5558 % 69,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız  abCcC B eeEaBdBDDDAAbDB E CCDB Ec aBD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız  bCD ED B BDCEB CE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EB A A    B b                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız  ee    D cE E dedDda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 3 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

328,693 33,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FERAYE UYAR 120 70 30 20 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2692.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 120 125 156 2692 % 33,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCdEeD C bd A acDdAbDaEEaCdDBeEABbECDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız e  d BAED DBBdECEbCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB CDbBCDA   dDCADabdbB d CE aDC C   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACe EAEddEAbeEDECAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 5 3 50

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

315,060 39,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
FEYZA ERGÜL 120 64 22 34 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 95 148 156 194 3171 % 39,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDbCEDB dEEDbAAADBEEcCCDBBEcBDECDAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C  B B E  DacCECEDCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB C bBC A      A D B B B C   DC  e d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız edaeB A E cd e  ECAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 4 0 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

271,203 60,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 48 20 52 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 120 279 297 357 4875 % 60,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız  a C   B  AEc da cbAA  B a  d B Ec      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dACDcED BABD EB  b C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız E CA A C bBaC A  A    DdBABBB C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız bDACC aDccE   AB DdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 5 5 22

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 4 1 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

223,065 83,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
GÜLBAHAR DOĞAN 120 35 29 56 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 155 427 465 547 6675 % 83,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cbCC C B  dEDBEBaDaAbeDBEE CCDB EcCE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBeADA e  e C  cde     beA  B   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız cDcadc bc EAb edb da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 4 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 1 3 10

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

226,563 82,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HALİL CAN ORTAÇ 120 36 30 54 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 153 418 454 535 6582 % 82,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCAaEB  b bcdBDc Ad  B E bdDBcaA    eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAeD bDCBd D b aCd C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBC eA  e d     a   e  C  d B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADA  a b E   b e  Ea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 7 7 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

245,350 73,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  12120
HAMZA CAN BACAKSIZ 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 140 364 393 463 5926 % 73,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız  EbC CEBDBcEDcEBbD ddA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız  ACDEEDCBABDe   C  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADA CebddCEb     d          DeD d   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız bDA aa b           d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 2 2 9

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 2 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

321,533 36,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HATİCE ERGÜNEN 120 65 18 37 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 136 142 176 2945 % 36,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBD CEDBBAEdDbAAADBEaeCdDBBE BbECDAee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CD BABd DCDBBCECdDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız Ce BCC C CDA      A D           D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DdC   A EccADD DbCcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 16 6 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 1 0 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

379,488 15,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
HAYRÜNNİSA GÖK 120 87 30 3 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 59 61 80 1266 % 15,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCdaEBDedcDBdBbcbAAeDBEEeCdDBBEbCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEEDCBAeDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACCabBCCEADEADCADDCBABBBECDDD BC BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız eDeaaacDcEabccAd DEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 10 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 2 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

401,010 9,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İBRAHİM KIRKIL 120 93 25 2 86 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 32 33 42 747 % 9,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCACEBDBAEDBEBDcedAcDaEEeeCDBBEbeEADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dACDEEDCBABDCcBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 7 1 20,25 % 68

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADAeCDbBaCEA EdbCADDCeABBBbCDDDA CeBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız AbACCdEDDEEbEAABEDdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 8 1 80

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

418,163 4,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İLTERİŞ KIRKPINAR 120 98 22 0 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 22 23 30 380 % 4,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCcEBDbCEDecAEEDDAAADBEEBCdDBBEABDadDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABcEDCDBBCECdDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CdbBCCDbBCDAAbbADCADDCBABBBECEDaDCBCDAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız cACCBEAEEAcADDdDbCAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 9 1 90

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

413,748 5,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM ÇELİK 120 95 16 9 91 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 25 26 34 467 % 5,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCAC BDeeEDBEBbDaAAeDBEE  CDBBEACdADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACaEEDCBABDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACCDCaCCEA EdeCADDCBABBBECDDD  d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACeBEDDEEAEAAddDcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 9 0 90

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

210,233 87,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM GÜLSÜM ACAR 120 31 33 56 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 160 447 488 572 7017 % 87,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 15 16 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCccBDcbEccddcEeDAdebBd                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABAdDC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız bbEB     a A   d         B  a  bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DcCCBdAEdbc bedDbCee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 3 5 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

262,288 65,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İREM NAZ ÇİÇEK 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5254.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 127 310 330 397 5254 % 65,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEeD CEDcdA EbDAAdDaEEaedDBBEbBDECeAae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEdA  ED DBBCdCdDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız   aB   eBe AAc  b Aa        C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız  dC   e  dcbb   EC d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

250,088 71,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İRFAN KABAŞ 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 136 345 370 439 5740 % 71,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cECCAa B    c EBaeDAAeDaEE Cd BadA  CDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BbCDEEDCBABD EBDCdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız b d      ba C   cAD    CB   B    b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız e ea B b  a  bd     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 7 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 2 0

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 3 0 30

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

435,945 1,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
IRMAK ÇAKICI 120 102 14 4 98 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 10 12 145 % 1,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDACEDBBAEEcDAAADBEEeCCDdBEbcDECDDBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEdAB ED DcBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CcEBCCDbBCDAADEADCADDCBABBaECEDaDC C AEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACCBaAEEAEADDEDEbAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 9 1 90

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

176,625 94,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
İZGİ İZLEM DURAN 120 18 25 77 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 165 471 520 615 7566 % 94,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız dCead d  Da  dEDcAbA BdE dbDBddca       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEe a         A                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız Db ba A d   b E c  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 7 8 30

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

275,073 58,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KADİRHAN İNAN 120 48 12 60 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 116 265 283 343 4706 % 58,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEB Aa      EDbAdeDaEEaCCDBBaAaDECDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABdE  DB  EC DCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB eD dC AA  A  A                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 2 0 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

317,295 38,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KEMAL MELİK ASLAY 120 65 24 31 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 92 143 150 188 3096 % 38,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AdbCACEBDB  DcEBDbaAAd BEEdCCDBBEcdECDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEED BbBDeEBDCEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBeA bCC e CCEA ad   D      B    D     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız cDAC   bDEdccAA ED d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 4 0 40

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

299,383 46,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KEREM KIRCA 120 59 24 37 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 102 184 196 243 3732 % 46,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız dECCdC eD A DBdBDbDdAADBEE CdbBBEc EA  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAC bED BdBDeEdDCEbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCe A d  BC E    b AD CaABcB C DD     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dDcCC  be E  Ae     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 5 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 6 1 60

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

271,915 60,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
KÜBRA KEREKLİ 120 47 12 61 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 119 276 294 354 4844 % 60,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cEbCACEBD    B B ceAAcDBEEBCC BBE dED CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAb EED   BDCEB CdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EB A A     C           Ce               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız  e     Db E   A d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 16 4 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 1 1 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

400,903 9,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
M TAHA KARAKÖSE 120 91 16 13 87 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 33 34 43 753 % 9,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDACEDBeAEEcDAAADBEEeCdDBBEbBDECDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız e EBbB ED DBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCC bdCDAA EdD AD CBABBB CE DDC C  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız edCCBEAEEAEADDdDbbAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 8 0 80

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

292,630 50,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMET ALİ BİNİCİ 120 54 14 52 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4011.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 106 207 220 271 4011 % 50,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCcEBDAC Dc ebEeDdAe BEEBC D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız Ce  ABdE  DBB ECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız dAEBCCD BC AAD  e AD CBbBBB CE  DC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız   C   A        c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 8 3 35

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 9 0 90

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

210,478 87,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMET KAVAS 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 159 446 487 571 7005 % 87,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCcaB dC ac bEdDDAdA B E CdDa Ec DE   ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDaBbaAE eDB  aadDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız eAE   D                  a d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız eA  B e     c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 6 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

321,300 36,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MEHMETBERK ÖZYÜREK 120 66 22 32 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 90 138 144 178 2955 % 36,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cEbCACEBeBAEDBEaDcD AcDBEEBCdD aEACECDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEE CBABDC BDCdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBdA A C bBCC A  d  Ab        C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız eD dC aDcEE cAAddeEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 2 1 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

255,613 68,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELEK YALÇIN 120 48 39 33 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 133 330 352 420 5519 % 68,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCdaBbcCEcBacEEcedAcDBdEaCdcecE BDEaDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBAB EDCDBBCECE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 12 11 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 12 21 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız eAE     BdcA  ddb  abCaeBBc b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız  baba A E   b cD aAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 12 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 10 2 3 20

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

225,895 82,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELİKE YILDIRIM 120 34 22 64 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 154 421 457 538 6598 % 82,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız edbCeCEcDBA b dBDDDAb  B E  d B EAC   eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dAbDE D B  D E   aAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EB A A b                  B e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız b Aa    c     c  ccd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 3 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

393,510 11,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MELİS SOLAK 120 89 19 12 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 39 40 53 926 % 11,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AadCdCEBDcAEDBEBecDdAADBEE CCcBBEcCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEE  BABDeEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACC CBCCEA  ecCADDCBABBdECD Dc C B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız A ACedaDeEEAEAABED C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 8 1 80

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 2 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

368,903 18,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MERVE PAŞAOĞLU 120 80 14 26 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 77 79 100 1519 % 18,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCACEBDBedDBEBDcDAAeDBEEBCCDBBEACEBDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız B CD ED B BDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA ACC CBCCE    D ADDddA  B CD    Ce  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız AaAC   DcEcAEA a  ab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 20 3 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 4 2 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

405,118 8,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MERVE SİMLA KAVUKÇU 120 92 15 13 88 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 29 30 39 654 % 8,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDAC DBBAEEcDAA DBEEaCdDBBE BbECDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEdABAEDCDBBCECEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB CDdBa AA    CADDCBeBBB CEDaDC C  EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DAaCaEAEEAEADedDECAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 10 9 0 90

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

418,755 4,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MİNE NUR YILMAZ 120 97 17 6 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 20 21 28 369 % 4,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEdCACEBDBAEDcEBDcaAAADaEEBCdDBBEcCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dACDEEDCBABDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız bBCADACCDCBCCE bE DCADDCBABBe CD DA C BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADAaCBEDbEEccAABEDaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

307,225 43,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MÜGE AKGÜL 120 61 20 39 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 99 170 179 220 3448 % 43,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCACEBD AEDBEBDcbdAeDBEE CdDBBEACEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEbD B BDCcBaCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA A C bdabE   d  c       B   D  BC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız d  a a  e EAc   E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 6 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

220,198 84,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
MUZAFFER KIVRAK 120 31 17 72 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 156 429 467 549 6756 % 84,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız dC EBD C DcBAEEcaAA DBEEa   BBE  D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C cBAB        E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız  d        eA  a         BcB C  e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız eed   A c   b    b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 9 3 39

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

434,173 1,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NEHİR BAHRİŞ 120 102 16 2 98 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 12 15 158 % 1,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCACEBDBcEDBEBDcDAAADBEEaCCDBBEACEADec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dACDEEDCB BDCEBDCaAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACCDbBCCEA EADdADDdBABBBbCDDDABCbBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACaaEDbEcAEAABEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 1 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

268,103 62,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NEHİR GÖKCEN 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5020.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 123 293 311 375 5020 % 62,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AaCC CEBDBAcDe BDD                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız                DCEAd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCdDACb bBCCE   A   DDCdABBBd  aD  C B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız deAaCa DbEEbcAdBd  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 1 0 4

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 5 1 50

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

342,513 28,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİL GEDİKLİ 120 74 26 20 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 100 104 131 2266 % 28,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız dCAEBDACEDBBAEEDbddeDBEE CdDBBEcBDEaDCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız eD BABdEDaDB C CdaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB C baC AA  b  AD CBABBB CED D  CD E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız bAaCa AEcbEADbE Eded

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 8 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 8 0 80

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

214,015 86,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NİLSU AZATLI 120 35 42 43 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6925.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 157 438 477 560 6925 % 86,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız dCAbBDcC bcceEEDbdAcDBEc CdDBBE a ECaC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CD Bb AEc DcaecCacC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 12 17 -2,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 13 26 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız             cc dDbbeca ddec           d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız a CCc A a b bDbDdC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 6 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 8 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

324,123 35,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NURSEL KILIÇ 120 69 31 20 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 132 137 170 2860 % 35,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCdEBDdC bc AEdDbAAADBEEaCdDBBEcBbECDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız bD BeB cDaDaBCECaDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız aAEB CDb C AA  A  ADDddABBB C   DCB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız cbCCaEAEEAcAbcbcEaAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 5 2 50

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

384,825 14,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
NURULLAH CİHAN ARIK 120 87 23 10 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 51 52 68 1132 % 14,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cECCACEBDBAcaBdBDDDAAADBcEaCdDBeEcaaEDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACbEEDaBAcDCcBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADAC D daCEb b D ADDC eB B CDDDABC  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız AbACCBEDDEEAEAAaEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 10 6 1 60

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

402,810 8,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER ALABAY 120 93 22 5 87 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 31 32 41 713 % 8,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCACEBDaAEDeEBDDaAAeDaEEaCCDBBEACdADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACaEEDaBABDCEB CaAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACCDCaCCEAD dDCADcCBABBdd DDDABCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dDACeBEDc EdcAAdEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 9 1 90

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

242,135 75,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER FARUK SÜMER 120 36 8 76 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 145 376 406 477 6045 % 75,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDAC D    ED AA  BEE  dD BE B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDE ABAED D BC    CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CdE                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız   a B e     b d  a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 9 1 39

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

226,635 82,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 120 32 13 75 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 152 417 453 534 6579 % 82,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız aCc BDAC    A EDDA ADa   CC   E B     Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDE ABAb                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CcEB    dC              B       D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız   aaa   a   D  D dd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 9 2 39

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 1 0 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

383,388 14,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER SALİH KOCA 120 86 19 15 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 53 54 70 1173 % 14,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AaCCACEBDBAEcBEBeDDAAADBEEBbCDdBEACEADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEEDCBdBDCEBaCaAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACC bBCCEA bdDCADDCB BB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACdcEDbEEecAcBdDaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 21 2 91

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 8 0 80

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

375,428 17,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ÖMER ÜNSAL 120 83 18 19 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 66 68 87 1364 % 17,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDACEDBBAcEcDAAeDBEEcbdDBBEcBDECDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 0 10 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız   E A     DB  ECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCC CBa AA  A CADDdaABBBdCEDaD  CDAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACd  AaEAEADedcECAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

455,363 0,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONAT SIRRI ORBAY 120 108 12 0 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 3 26 % 0,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEBDACEDBBdEEcDAAeDBEEBCCDBBEAdDECDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDcBABAEDCDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCDCBaDAADEADCADDCBABBBbCEDaDCBCDAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACeaEAEEAEADDEDaCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 20 3 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 10 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

350,010 25,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ONUR ÇALIŞKAN 120 75 20 25 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2041.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 93 96 122 2041 % 25,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AE CACEBDdAEDBEBDDaAAADBEEaCCDdcEAbEAbeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız B C  ED BdBDCE D EAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA A aDbaCC A  dD ADD BAdBB C  D     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dcACCBEDe Ec AA EcEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 5 1 50

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

274,133 59,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
OSMAN KOCAGÖBEK 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 118 269 287 347 4754 % 59,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız  CAaeDAC D eAEEDDdA  aEEBCdDBBdccbEaDCce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBAe ED aBB  CE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB  D  b A            B       DC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız  A    e E  AD E   c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 8 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

371,038 18,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
PINA  YILMAZ 120 80 13 27 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 72 74 93 1468 % 18,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCA BD CEDBBAEEccAAeDBEE CdDdBEcBbECDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABAEDCDBBbECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB C b C AA  AD AD  abB B CE  D  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACCB   E  ADDEDECAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 6 1 60

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

288,885 51,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 111 220 235 290 4163 % 51,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cEb bCEBDBAE Bdaac AA DaEa  dDeBEbCEAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAC  bb B BDaEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EB ADA C bdCCE              B  DaD  d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız     eBaDbE AEAAdE EC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 11 6 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 2 0 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 1 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 2 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

418,538 4,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  12020
ŞEBNEM ARSLAN 120 97 18 5 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(375.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 21 22 29 375 % 4,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cEdCACEBDBAEbcEBDcDAbeDBEEBCCDBcEcaEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEEDCBdBDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACCDCBCCEAD ADCADD BeBBBE DDDA C Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACCBEDeEcAEAABdDbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 9 0 90

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

337,100 30,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEBNEM ÖCAL 120 71 21 28 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 106 111 140 2436 % 30,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECC CEBD AdDBdBbDeAAcDBEE CCDBBEACEDDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dAe EbD BABDCEB CEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCd A C bBCCEd  c  AD  eABBB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız A eCda DDEEdcAeaEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 19 3 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 5 2 50

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

213,158 86,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SEDEF DEDEOĞLU 120 29 20 71 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 158 441 480 563 6944 % 86,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız caaCAbbBDBAdDcEaDDeAAc a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız d CDEEDC ABDedBcCc C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız Ee A A                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız eee    D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 3 3 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

326,973 34,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SELİN MERSİNLİ 120 69 27 24 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 125 130 163 2753 % 34,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AabCdCEBDeeEDBEBbcDAAADBEE CdDBBEcCEEDee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız abbD E  B BDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCAeA C daaCE   AD AD Cc BBB C aD  CeB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız e eC B DD  ec dBEDcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 6 1 60

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

392,973 11,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SEMİH SAKCI 120 89 19 12 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(940.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 40 41 54 940 % 11,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDACEDcBAEEbDAAeDBbE CCDeBEABDECDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABAE CDBBCECEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAdBCCDbBaaAb  A CADDd ABBB CEDDDC C  EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız bAC  aAEEAcADDEDbCdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 6 2 60

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

438,770 1,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SENA ŞENKUL 120 103 14 3 99 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 8 9 125 % 1,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCACEBDBAEDBEBD cAAeDBEEBCdDBBEbCEADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BeCDaEDaBABDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA ACCDbBCCEADEbDCADDCBABBBECDaDA beBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACCdEDDEEdEAABEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 4 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 10 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 1 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

258,845 67,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SERMEDAĞ COŞKUN 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5393.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 131 323 344 412 5393 % 67,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cEbCbeEBDB EDcdBD DAA DadEeCdDBeEcCECDee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAeDEE  c BDCdBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EdCA A   dd b    d        BBe           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız   A  a D      e cD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 8 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

442,083 1,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVKET ÖZEL 120 103 10 7 100 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 6 6 96 % 1,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız  CAEBDACEDBBAEdcDAAADBEE CCDBBEABbEbDDBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDcBABAceCDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 35 0 5 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECED DC C  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DeCCBEAEEAEADDEDaCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 19 3 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 10 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

371,525 18,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEVVAL SARA 120 83 24 13 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 71 73 92 1454 % 18,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCACEBDdAEDBEBbccAAcDdEEeCdDdBEbCEADCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız Bee aEDbB BD E DCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EdCcDA C bdCCE   ADCADDCBABBB CDDb  CeBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACeBEDDEE EAAddDaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 8 0 80

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 1 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 2 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

333,523 31,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ŞEYMANUR DOĞRUER 120 72 30 18 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 111 116 145 2537 % 31,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız  CAEBDbCEbeBAE cDdAAbBEEBCCDBBEcBDcCDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız eDEBABAEDCDBBCdCEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız C EB C  cCcA   AD ADDCabBBe Cc bD  C  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız bAebacA aAcAbDEDEbed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 4 3 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 2 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

330,905 32,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  12152
SİDAL NAZ ARSLAN 120 68 18 34 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 115 120 149 2610 % 32,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AE CcCEBD AEDBdBDbbdAeea EeCCDBBEACEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız d e  bD B eDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 0 13 17,00 % 57

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 0 19 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA ACCDCBCCE          BA BB    DA C B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız e ACe Ebc E  AAB DE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 8 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 3 0 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

335,903 30,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
SUDE TEPECİK 120 71 22 27 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 108 113 142 2476 % 30,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCACEBD eEDBEBDDDAAADBEEaCCDBBEcCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dAe aED B BDCEBcCdAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız bBCA A CDbdCCE   AD Ac dBeBBe           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız    Ce  DbEEAEAAdEcdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 20 3 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 4 3 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

236,625 77,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TAHSİN METE BİÇİCİ 120 40 33 47 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 148 391 424 498 6230 % 77,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız C  EBadbabc bEEDbAA DBEE bdeBcccBadC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız bD B B deCDBB  a DCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız  cEB  a    A DaA    ed  Bc              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız ebC e AaEAEcb EDE A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 9 8 39

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 2 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

245,343 73,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUĞÇE NAZ NAYMANCI 120 43 32 45 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 141 365 394 464 5929 % 73,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAbaDcC  eBAEbcDdAADBEE CaDBdd BcEd DBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız e  dbB ED DBBC C DCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız aAE  ea Be A  cA         dc a  D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız be  a eE    DcEDadd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 7 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

317,035 38,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUĞRUL EREN 120 66 28 26 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 93 145 153 191 3106 % 38,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAdBDcCEDce  EcDAAADaEEaCdDBBEABbECDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız eDEBABdEDCDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız dAEd   baC AAb d  A   BABBBd E DaC    d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız bdCb  A E  AD dD bed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 6 1 60

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 1 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

240,673 76,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TUNAHAN ÇINAR 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 146 380 410 482 6096 % 76,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cEbCACaB    c EBDaDAAc BEb  Cb cEA a   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAbDcb  B BD EB    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBC  A    de    E      C  Bd    eD     E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız   ACa            D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 8 7 35

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

289,965 51,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  12090
TUNAHAN ŞENGÖR 120 53 14 53 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 108 214 229 282 4119 % 51,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız  CAaB A       EDaAA Da    CDdcE BDEa    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEdABAED DBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız C EB    Ba A            BBB eE        d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DbabBEA EAEAbD D    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 8 5 35

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 3 0 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

429,140 2,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
TÜRKER ÖZKAYA 120 100 15 5 96 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 15 15 18 215 % 2,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCcEBDACEDBeAEEDDdAADB EeCdDBeEABDECDBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDaBABAbDCDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBbCDbBCDAADEADCADDCBeBBB CEDDDCBC  EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACCaEAcEAEADeEDEbA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 4 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 10 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

426,518 3,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞIZ EFE SERBEST 120 100 19 1 95 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 16 16 21 257 % 3,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız dCAEBDACEDcBdEEcDAAADBEEeCCDdBEcBDEaDCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABdEDaDBBCEC aCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CdEBCCDCBaDAADEADCADDCBABBBbCEDDDCBCDAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız aACCcEAEEAEADDdDcCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 10 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

322,965 36,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞMUR CANSU AYANDIN 120 70 36 14 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 134 139 173 2904 % 36,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAaBDACdeBBcdEDDdAADBEEBCCDBdEcBDECDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABcbDeDBBdEedDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 10 5 12,50 % 42

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CcdB C bBeDAc  AcdADDCaABeB dE b   C   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız edC aEAEE cADbEcdCAc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 6 3 60

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

376,900 16,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAĞMUR KOCABAŞ 120 84 21 15 78 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 63 65 84 1327 % 16,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AadCbeEBDBcEcBdBDccAAADBEE CCDBBEACECDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDEED BABDCEBaCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız bdCdDA Cb BCCEb EdDCADDCBABBB  DDD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADACC  DDdEecAAdEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 19 3 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 8 1 80

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

464,483 0,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YAREN AYSAL 120 110 8 2 108 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 8 % 0,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCACEBDBAEDBEBDDDdAADaEEBCCDBeEcCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAeDEEDCBABDCEB CEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCADACCDbBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADAC aEDDEEAEAABEDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 3 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 10 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

310,770 41,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YİĞİT DENİZ 120 66 37 17 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 98 158 167 207 3309 % 41,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AaCCdCEBDeAEceEabcDd eDBEEeCCDBBdcCEDDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dACDEEDaBABDe dDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBC  A C daCCcA EdDaA   aAd   CDaDABCD d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız   eCdBdDeEaAaAdddDa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 2 4 20

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 3 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 2 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

391,575 12,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
YİĞİT USTA 120 89 21 10 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 41 42 55 969 % 12,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDdCEDBBAEEcDAAADdbEaCdDBBEABbECDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEeABAEDCDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız aAEBCCDbaaDAAcEdD AD CBbBBB  EDDD  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız cACeBEAEEdEADDEDdbAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 10 8 1 80

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 1 1 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

311,163 41,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  12058
YUSUF YAĞDIRAN 120 67 40 13 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 97 157 166 206 3296 % 41,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDdCEcaecEEDbdAbDaEEaCCDBBEbaDECDCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEB BAEDCDBBbdCEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 9 4 14,75 % 49

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CA B CDbBbDAAcadbeA bCBdBBB CE a  dd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız eACeBdeaceabb EDcadB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 10 7 2 70

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 2 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 2 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

325,595 35,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 120 69 29 22 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2809.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 127 132 165 2809 % 35,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız bdbCdCEBDBAEbBEaDbaAAADBEEdCCDBaEcCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDaEDCBeBDCEBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBebDA   bdCC e  d     CBAB B C a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dDAaeaEDDcEeEAc EDEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 4 1 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

380,943 15,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEYNEP ERALP 120 85 19 16 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 58 60 78 1235 % 15,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEBDACEDcBd EDDAAADBEEaCdDBBEABbECDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız eDEBABAED DBBCECEcCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCaDb C dA  d C DDCBABcB CED Db C A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DdCC EAdE cADDEDbCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 20 3 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 8 0 80

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 1 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 2 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 1 1 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

449,485 0,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12S  -  0
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 106 12 2 103 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 4 45 % 0,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 166 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEcDACEDBBAcEcDAAADBEEaCCDBBEABDEaDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C EBABAEDCDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEBCCDCBCeAADEADdADDCBABBBECEDaDC CDAEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DACdaEAEcAEADDEDECAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 19 4 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100

PROBLEMLER 10 9 1 90

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 2 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 3 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 2 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme A

120

%72,29

3

%1,81

26

%15,66

8

%4,82

4

%2,41

5

%3,01
 

Doğru (%72,29)

Yanlış (%24,70)

Boş (%3,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükte Anlam E

29

%17,47

4

%2,41

3

%1,81

5

%3,01

121

%72,89

4

%2,41
 

Doğru (%72,89)

Yanlış (%24,70)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Deyimler ve Atasözleri C

8

%4,82

63

%37,95

64

%38,55

15

%9,04

1

%0,60

15

%9,04
 

Doğru (%38,55)

Yanlış (%52,41)

Boş (%9,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam C  

2

%1,20

157

%94,58

3

%1,81

1

%0,60

3

%1,81
 

Doğru (%94,58)

Yanlış (%3,61)

Boş (%1,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma A

78

%46,99

17

%10,24

14

%8,43

23

%13,86

4

%2,41

30

%18,07
 

Doğru (%46,99)

Yanlış (%34,94)

Boş (%18,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 İki Cümleyi Karşılaştırma C

4

%2,41

7

%4,22

143

%86,14
 

4

%2,41

8

%4,82
 

Doğru (%86,14)

Yanlış (%9,04)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 İsim Tamlamaları E

7

%4,22

1

%0,60

6

%3,61

2

%1,20

113

%68,07

37

%22,29
 

Doğru (%68,07)

Yanlış (%9,64)

Boş (%22,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

2

%1,20

149

%89,76

2

%1,20

2

%1,20

8

%4,82

3

%1,81
 

Doğru (%89,76)

Yanlış (%8,43)

Boş (%1,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Yüklemin Yerine Göre Cümleler D

1

%0,60

1

%0,60
 

139

%83,73

2

%1,20

23

%13,86
 

Doğru (%83,73)

Yanlış (%2,41)

Boş (%13,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Ad Soylu Sözcükler - Karma B

3

%1,81

72

%43,37

5

%3,01

14

%8,43

26

%15,66

46

%27,71
 

Doğru (%43,37)

Yanlış (%28,92)

Boş (%27,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Yazım Kuralları - Karma A

91

%54,82

6

%3,61

12

%7,23

18

%10,84

17

%10,24

22

%13,25
 

Doğru (%54,82)

Yanlış (%31,93)

Boş (%13,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Yazım Kuralları - Karma E

1

%0,60

1

%0,60

11

%6,63

15

%9,04

101

%60,84

37

%22,29
 

Doğru (%60,84)

Yanlış (%16,87)

Boş (%22,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma D

3

%1,81

22

%13,25

11

%6,63

114

%68,67

1

%0,60

15

%9,04
 

Doğru (%68,67)

Yanlış (%22,29)

Boş (%9,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Virgül B

3

%1,81

97

%58,43

37

%22,29

2

%1,20

12

%7,23

15

%9,04
 

Doğru (%58,43)

Yanlış (%32,53)

Boş (%9,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle E

2

%1,20

1

%0,60

3

%1,81

30

%18,07

125

%75,30

5

%3,01
 

Doğru (%75,30)

Yanlış (%21,69)

Boş (%3,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Paragrafı İkiye Ayırma B

23

%13,86

126

%75,90

5

%3,01

1

%0,60
 

11

%6,63
 

Doğru (%75,90)

Yanlış (%17,47)

Boş (%6,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Anlatım Teknikleri D

5

%3,01

38

%22,89

2

%1,20

97

%58,43

6

%3,61

18

%10,84
 

Doğru (%58,43)

Yanlış (%30,72)

Boş (%10,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

2

%1,20

16

%9,64

60

%36,14

75

%45,18

8

%4,82

5

%3,01
 

Doğru (%45,18)

Yanlış (%51,81)

Boş (%3,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

16

%9,64

20

%12,05

12

%7,23

101

%60,84

8

%4,82

9

%5,42
 

Doğru (%60,84)

Yanlış (%33,73)

Boş (%5,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

126

%75,90

1

%0,60
 

34

%20,48

1

%0,60

4

%2,41
 

Doğru (%75,90)

Yanlış (%21,69)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

134

%80,72

6

%3,61

5

%3,01

9

%5,42
 

12

%7,23
 

Doğru (%80,72)

Yanlış (%12,05)

Boş (%7,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

72

%43,37

10

%6,02

15

%9,04

8

%4,82

41

%24,70

20

%12,05
 

Doğru (%43,37)

Yanlış (%44,58)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

1

%0,60

7

%4,22
 

136

%81,93

1

%0,60

21

%12,65
 

Doğru (%81,93)

Yanlış (%5,42)

Boş (%12,65)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

44

%26,51

114

%68,67
 

2

%1,20

1

%0,60

5

%3,01
 

Doğru (%68,67)

Yanlış (%28,31)

Boş (%3,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%0,60

4

%2,41

2

%1,20

7

%4,22

131

%78,92

21

%12,65
 

Doğru (%78,92)

Yanlış (%8,43)

Boş (%12,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

4

%2,41

6

%3,61

2

%1,20

2

%1,20

135

%81,33

16

%9,64

1

%0,60

Doğru (%81,33)

Yanlış (%9,04)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 İki Paragrafın Karşılaştırılması B

40

%24,10

34

%20,48

8

%4,82

4

%2,41

24

%14,46

56

%33,73
 

Doğru (%20,48)

Yanlış (%45,78)

Boş (%33,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%0,60

7

%4,22

119

%71,69

3

%1,81

11

%6,63

25

%15,06
 

Doğru (%71,69)

Yanlış (%13,25)

Boş (%15,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

2

%1,20

2

%1,20

75

%45,18

72

%43,37
 

15

%9,04
 

Doğru (%45,18)

Yanlış (%45,78)

Boş (%9,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D  

4

%2,41

3

%1,81

138

%83,13

3

%1,81

18

%10,84
 

Doğru (%83,13)

Yanlış (%6,02)

Boş (%10,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

5

%3,01

121

%72,89

1

%0,60

14

%8,43

4

%2,41

21

%12,65
 

Doğru (%72,89)

Yanlış (%14,46)

Boş (%12,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

3

%1,81

101

%60,84

11

%6,63

13

%7,83

13

%7,83

25

%15,06
 

Doğru (%60,84)

Yanlış (%24,10)

Boş (%15,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

5

%3,01
 

4

%2,41

9

%5,42

132

%79,52

16

%9,64
 

Doğru (%79,52)

Yanlış (%10,84)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

69

%41,57

18

%10,84

46

%27,71

2

%1,20
 

31

%18,67
 

Doğru (%41,57)

Yanlış (%39,76)

Boş (%18,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

14

%8,43

5

%3,01

107

%64,46

6

%3,61

4

%2,41

30

%18,07
 

Doğru (%64,46)

Yanlış (%17,47)

Boş (%18,07)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

5

%3,01
 

6

%3,61

5

%3,01

122

%73,49

28

%16,87
 

Doğru (%73,49)

Yanlış (%9,64)

Boş (%16,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular ABC

DE

75

%45,18

12

%7,23

20

%12,05

19

%11,45

2

%1,20

38

%22,89
 

Doğru (%77,11)

Yanlış (%0,00)

Boş (%22,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%0,60

3

%1,81

1

%0,60

113

%68,07

2

%1,20

46

%27,71
 

Doğru (%68,07)

Yanlış (%4,22)

Boş (%27,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C  

2

%1,20

31

%18,67

2

%1,20

95

%57,23

36

%21,69
 

Doğru (%18,67)

Yanlış (%59,64)

Boş (%21,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

2

%1,20

108

%65,06

15

%9,04
 

5

%3,01

36

%21,69
 

Doğru (%65,06)

Yanlış (%13,25)

Boş (%21,69)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Boylardan Devlete B

2

%1,24

116

%72,05
 

28

%17,39

4

%2,48

11

%6,83
 

Doğru (%72,05)

Yanlış (%21,12)

Boş (%6,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Anadolu’nun Türkleşmesi A

131

%81,37

11

%6,83
  

5

%3,11

14

%8,70
 

Doğru (%81,37)

Yanlış (%9,94)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Gücünün Zirvesinde Osmanlı C  

16

%9,94

111

%68,94

4

%2,48

27

%16,77

3

%1,86
 

Doğru (%68,94)

Yanlış (%29,19)

Boş (%1,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 I. Dünya Savaşı (1914-1918) D

5

%3,11

3

%1,86

2

%1,24

111

%68,94

2

%1,24

38

%23,60
 

Doğru (%68,94)

Yanlış (%7,45)

Boş (%23,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI E

10

%6,21

6

%3,73

7

%4,35

1

%0,62

102

%63,35

35

%21,74
 

Doğru (%63,35)

Yanlış (%14,91)

Boş (%21,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

[1] Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem
ve Enlem Etkisi [2] Coğrafi Koordinat Sistemi
/ Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi

E  
17

%10,56

3

%1,86

8

%4,97

122

%75,78

11

%6,83
 

Doğru (%75,78)

Yanlış (%17,39)

Boş (%6,83)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Harita Okuryazarlığı D  

2

%1,24

4

%2,48

119

%73,91

4

%2,48

32

%19,88
 

Doğru (%73,91)

Yanlış (%6,21)

Boş (%19,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Türkiye'de Su Kaynakları C

14

%8,70

3

%1,86

62

%38,51

1

%0,62

5

%3,11

76

%47,20
 

Doğru (%38,51)

Yanlış (%14,29)

Boş (%47,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Nüfusun Özellikleri ve Önemi B

1

%0,62

146

%90,68

1

%0,62

2

%1,24

2

%1,24

9

%5,59
 

Doğru (%90,68)

Yanlış (%3,73)

Boş (%5,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Afetler A

78

%48,45

2

%1,24

3

%1,86

22

%13,66

1

%0,62

55

%34,16
 

Doğru (%48,45)

Yanlış (%17,39)

Boş (%34,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Felsefenin Anlamı B

2

%1,24

138

%85,71

3

%1,86

2

%1,24

5

%3,11

11

%6,83
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%7,45)

Boş (%6,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Varlık Felsefesi D

2

%1,24

1

%0,62
 

153

%95,03
 

5

%3,11
 

Doğru (%95,03)

Yanlış (%1,86)

Boş (%3,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Bilgi Felsefesi C

1

%0,62

2

%1,24

111

%68,94

5

%3,11

13

%8,07

29

%18,01
 

Doğru (%68,94)

Yanlış (%13,04)

Boş (%18,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Sanat Felsefesi E

4

%2,48

1

%0,62

18

%11,18

12

%7,45

108

%67,08

18

%11,18
 

Doğru (%67,08)

Yanlış (%21,74)

Boş (%11,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri B

5

%3,11

130

%80,75

3

%1,86

4

%2,48
 

19

%11,80
 

Doğru (%80,75)

Yanlış (%7,45)

Boş (%11,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Bilgi ve İnanç D

14

%8,70

1

%0,62

8

%4,97

110

%68,32

1

%0,62

27

%16,77
 

Doğru (%68,32)

Yanlış (%14,91)

Boş (%16,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 İslam ve İbadet C

2

%1,24

1

%0,62

145

%90,06
 

2

%1,24

11

%6,83
 

Doğru (%90,06)

Yanlış (%3,11)

Boş (%6,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Gençlik ve Değerler E

12

%7,45

5

%3,11

1

%0,62

22

%13,66

105

%65,22

16

%9,94
 

Doğru (%65,22)

Yanlış (%24,84)

Boş (%9,94)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Allah İnsan İlişkisi A

129

%80,12

1

%0,62

8

%4,97
  

23

%14,29
 

Doğru (%80,12)

Yanlış (%5,59)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Ahlaki Tutum ve Davranışlar C   

148

%91,93

4

%2,48

1

%0,62

8

%4,97
 

Doğru (%91,93)

Yanlış (%3,11)

Boş (%4,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları C   

1

%0,62
  

160

%99,38
 

Doğru (%0,62)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Ahlak Felsefesi A

1

%0,62
    

160

%99,38
 

Doğru (%0,62)

Yanlış (%0,00)

Boş (%99,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri B      

161

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Siyaset Felsefesi E      

161

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Din Felsefesi C      

161

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Çok Bilinmeyenki Denklemler E

1

%0,61

8

%4,88
 

5

%3,05

138

%84,15

12

%7,32
 

Doğru (%84,15)

Yanlış (%8,54)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Rasyonel Sayılarda Sıralama B  

134

%81,71

2

%1,22

5

%3,05

5

%3,05

18

%10,98
 

Doğru (%81,71)

Yanlış (%7,32)

Boş (%10,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C

3

%1,83

3

%1,83

130

%79,27

6

%3,66

8

%4,88

13

%7,93

1

%0,61

Doğru (%79,27)

Yanlış (%12,80)

Boş (%7,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Tek ve Çift Sayılar A

107

%65,24

5

%3,05

8

%4,88

12

%7,32

3

%1,83

29

%17,68
 

Doğru (%65,24)

Yanlış (%17,07)

Boş (%17,68)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-11 Üslü ifadeler D

3

%1,83
 

5

%3,05

62

%37,80

12

%7,32

82

%50,00
 

Doğru (%37,80)

Yanlış (%12,20)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-12 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

152

%92,68

2

%1,22

1

%0,61

1

%0,61
 

8

%4,88
 

Doğru (%92,68)

Yanlış (%2,44)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Köklü ifadeler C

1

%0,61

3

%1,83

57

%34,76

1

%0,61

4

%2,44

98

%59,76
 

Doğru (%34,76)

Yanlış (%5,49)

Boş (%59,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Mutlak Değerli Eşitsizlikler C

8

%4,88

5

%3,05

97

%59,15

2

%1,22

5

%3,05

47

%28,66
 

Doğru (%59,15)

Yanlış (%12,20)

Boş (%28,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Ondalık Sayılar D

7

%4,27

7

%4,27

2

%1,22

68

%41,46

10

%6,10

70

%42,68
 

Doğru (%41,46)

Yanlış (%15,85)

Boş (%42,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C

1

%0,61

74

%45,12

24

%14,63

8

%4,88

3

%1,83

54

%32,93
 

Doğru (%14,63)

Yanlış (%52,44)

Boş (%32,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler B

28

%17,07

72

%43,90

1

%0,61

27

%16,46

2

%1,22

34

%20,73
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%35,37)

Boş (%20,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Asal Çarpanlara Ayırma C

30

%18,29

5

%3,05

86

%52,44

3

%1,83

7

%4,27

33

%20,12
 

Doğru (%52,44)

Yanlış (%27,44)

Boş (%20,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-29 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C

4

%2,44

16

%9,76

105

%64,02

3

%1,83

1

%0,61

35

%21,34
 

Doğru (%64,02)

Yanlış (%14,63)

Boş (%21,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-30 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E

1

%0,61
 

5

%3,05

9

%5,49

98

%59,76

51

%31,10
 

Doğru (%59,76)

Yanlış (%9,15)

Boş (%31,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Yaş Problemleri A

76

%46,34

7

%4,27

2

%1,22

2

%1,22

2

%1,22

75

%45,73
 

Doğru (%46,34)

Yanlış (%7,93)

Boş (%45,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Sayı Problemleri D  

4

%2,44

9

%5,49

29

%17,68

1

%0,61

121

%73,78
 

Doğru (%17,68)

Yanlış (%8,54)

Boş (%73,78)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Basit Olayların Olasılıkları E

12

%7,32

6

%3,66

8

%4,88

5

%3,05

34

%20,73

99

%60,37
 

Doğru (%20,73)

Yanlış (%18,90)

Boş (%60,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri A

53

%32,32

4

%2,44

3

%1,83

44

%26,83

5

%3,05

55

%33,54
 

Doğru (%32,32)

Yanlış (%34,15)

Boş (%33,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Verilerin Grafikle Gösterilmesi D

1

%0,61

10

%6,10

6

%3,66

64

%39,02

2

%1,22

81

%49,39
 

Doğru (%39,02)

Yanlış (%11,59)

Boş (%49,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Sayı Problemleri C

4

%2,44

2

%1,22

47

%28,66

4

%2,44

1

%0,61

106

%64,63
 

Doğru (%28,66)

Yanlış (%6,71)

Boş (%64,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Sayı Problemleri A

96

%58,54

2

%1,22

2

%1,22

2

%1,22

1

%0,61

61

%37,20
 

Doğru (%58,54)

Yanlış (%4,27)

Boş (%37,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Sayı Problemleri D

7

%4,27

5

%3,05

3

%1,83

79

%48,17

3

%1,83

67

%40,85
 

Doğru (%48,17)

Yanlış (%10,98)

Boş (%40,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Üslü ifadeler D

3

%1,83

2

%1,22

5

%3,05

57

%34,76

1

%0,61

96

%58,54
 

Doğru (%34,76)

Yanlış (%6,71)

Boş (%58,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler C

2

%1,22

6

%3,66

76

%46,34

19

%11,59

1

%0,61

60

%36,59
 

Doğru (%46,34)

Yanlış (%17,07)

Boş (%36,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Rutin Olmayan Problemler B

13

%7,93

62

%37,80

5

%3,05

9

%5,49

21

%12,80

54

%32,93
 

Doğru (%37,80)

Yanlış (%29,27)

Boş (%32,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Periyodik Durumlar A

70

%42,68

10

%6,10

1

%0,61

12

%7,32

9

%5,49

62

%37,80
 

Doğru (%42,68)

Yanlış (%19,51)

Boş (%37,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Hareket Problemleri B

1

%0,61

112

%68,29

2

%1,22

4

%2,44
 

45

%27,44
 

Doğru (%68,29)

Yanlış (%4,27)

Boş (%27,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Kombinasyon B

6

%3,66

83

%50,61

8

%4,88

2

%1,22

2

%1,22

63

%38,41
 

Doğru (%50,61)

Yanlış (%10,98)

Boş (%38,41)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Rutin Olmayan Problemler B

4

%2,44

103

%62,80

6

%3,66

4

%2,44

11

%6,71

36

%21,95
 

Doğru (%62,80)

Yanlış (%15,24)

Boş (%21,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Fonksiyon Çeşitleri E

5

%3,05

7

%4,27
 

8

%4,88

16

%9,76

128

%78,05
 

Doğru (%9,76)

Yanlış (%12,20)

Boş (%78,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar C  

3

%1,83

66

%40,24

1

%0,61
 

94

%57,32
 

Doğru (%40,24)

Yanlış (%2,44)

Boş (%57,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Üçgende Açılar D

1

%0,61
 

3

%1,83

63

%38,41
 

97

%59,15
 

Doğru (%38,41)

Yanlış (%2,44)

Boş (%59,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32

[1] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi [2] Özel
Açılı Üçgenler D

32

%19,51

8

%4,88

3

%1,83

37

%22,56

8

%4,88

76

%46,34
 

Doğru (%22,56)

Yanlış (%31,10)

Boş (%46,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33

[1] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi [2]
Üçgenlerin Eşliği D

1

%0,61

2

%1,22

1

%0,61

91

%55,49

2

%1,22

67

%40,85
 

Doğru (%55,49)

Yanlış (%3,66)

Boş (%40,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-38 [1] Üçgende Alan [2] Yamuk A

30

%18,29
 

2

%1,22

1

%0,61

5

%3,05

126

%76,83
 

Doğru (%18,29)

Yanlış (%4,88)

Boş (%76,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 [1] Kare [2] Üçgenlerin Eşliği B  

22

%13,41
 

3

%1,83

1

%0,61

138

%84,15
 

Doğru (%13,41)

Yanlış (%2,44)

Boş (%84,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 [1] Çokgenler [2] Üçgende Açılar C

1

%0,61

3

%1,83

69

%42,07

3

%1,83

1

%0,61

87

%53,05
 

Doğru (%42,07)

Yanlış (%4,88)

Boş (%53,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Üçgenlerin Benzerliği D  

1

%0,61
 

15

%9,15

14

%8,54

134

%81,71
 

Doğru (%9,15)

Yanlış (%9,15)

Boş (%81,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar B  

46

%28,05

3

%1,83

1

%0,61

1

%0,61

113

%68,90
 

Doğru (%28,05)

Yanlış (%3,05)

Boş (%68,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Prizmalar E

8

%4,88

1

%0,61

4

%2,44

9

%5,49

49

%29,88

93

%56,71
 

Doğru (%29,88)

Yanlış (%13,41)

Boş (%56,71)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1
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473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları A

64

%39,26

13

%7,98

5

%3,07

37

%22,70

23

%14,11

21

%12,88
 

Doğru (%39,26)

Yanlış (%47,85)

Boş (%12,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki
İlişki D

10

%6,13

17

%10,43

13

%7,98

66

%40,49

19

%11,66

38

%23,31
 

Doğru (%40,49)

Yanlış (%36,20)

Boş (%23,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Newton'un Hareket Yasaları A

106

%65,03

1

%0,61

9

%5,52

1

%0,61

28

%17,18

18

%11,04
 

Doğru (%65,03)

Yanlış (%23,93)

Boş (%11,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C

31

%19,02

1

%0,61

94

%57,67

5

%3,07

4

%2,45

28

%17,18
 

Doğru (%57,67)

Yanlış (%25,15)

Boş (%17,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Renkler C

9

%5,52

11

%6,75

55

%33,74

11

%6,75

24

%14,72

53

%32,52
 

Doğru (%33,74)

Yanlış (%33,74)

Boş (%32,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar B

38

%23,31

51

%31,29

14

%8,59

10

%6,13

4

%2,45

46

%28,22
 

Doğru (%31,29)

Yanlış (%40,49)

Boş (%28,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma E

14

%8,59
 

2

%1,23

5

%3,07

53

%32,52

89

%54,60
 

Doğru (%32,52)

Yanlış (%12,88)

Boş (%54,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği D  

49

%30,06

2

%1,23

99

%60,74

1

%0,61

12

%7,36
 

Doğru (%60,74)

Yanlış (%31,90)

Boş (%7,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Periyodik Özellikler D

1

%0,61

18

%11,04

21

%12,88

56

%34,36

20

%12,27

47

%28,83
 

Doğru (%34,36)

Yanlış (%36,81)

Boş (%28,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Çözünme Süreci E

9

%5,52
 

7

%4,29

2

%1,23

72

%44,17

73

%44,79
 

Doğru (%44,17)

Yanlış (%11,04)

Boş (%44,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Hâl Değişimi E

11

%6,75

1

%0,61

18

%11,04

8

%4,91

96

%58,90

29

%17,79
 

Doğru (%58,90)

Yanlış (%23,31)

Boş (%17,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Mol Kavramı A

50

%30,67

9

%5,52

11

%6,75

16

%9,82

21

%12,88

56

%34,36
 

Doğru (%30,67)

Yanlış (%34,97)

Boş (%34,36)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Nötralleşme Tepkimeleri E

3

%1,84

3

%1,84

38

%23,31

1

%0,61

64

%39,26

54

%33,13
 

Doğru (%39,26)

Yanlış (%27,61)

Boş (%33,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Çözeltilerde Derişim A

108

%66,26

6

%3,68

3

%1,84

2

%1,23

1

%0,61

43

%26,38
 

Doğru (%66,26)

Yanlış (%7,36)

Boş (%26,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Cinsiyete Bağlı Kalıtım A

84

%51,53
 

11

%6,75

22

%13,50

18

%11,04

28

%17,18
 

Doğru (%51,53)

Yanlış (%31,29)

Boş (%17,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Organik Bileşikler B

3

%1,84

45

%27,61

1

%0,61

44

%26,99

17

%10,43

53

%32,52
 

Doğru (%27,61)

Yanlış (%39,88)

Boş (%32,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) E  

7

%4,29

6

%3,68

36

%22,09

76

%46,63

38

%23,31
 

Doğru (%46,63)

Yanlış (%30,06)

Boş (%23,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı D

1

%0,61

1

%0,61

16

%9,82

104

%63,80

2

%1,23

39

%23,93
 

Doğru (%63,80)

Yanlış (%12,27)

Boş (%23,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Mitoz E

20

%12,27

17

%10,43

14

%8,59

15

%9,20

51

%31,29

46

%28,22
 

Doğru (%31,29)

Yanlış (%40,49)

Boş (%28,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Hücrenin Yapısı C

13

%7,98

21

%12,88

73

%44,79

17

%10,43

5

%3,07

34

%20,86
 

Doğru (%44,79)

Yanlış (%34,36)

Boş (%20,86)
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