
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT AYT 1 310 310 310 313

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 31,2 5,3 29,82 13,0 3,9 12,04 17,2 4,1 16,10 6,8 4,6 5,60 7,4 4,9 6,14 1,8 1,7 1,38 9,4 5,2 8,06 8,7 6,1 7,18 95,4 35,8 86,32 207,100 240,610 217,520

Okul Ortalaması 31,2 5,3 29,80 13,1 4,0 12,04 17,1 4,1 16,05 6,7 4,5 5,59 7,4 4,9 6,20 1,8 1,8 1,40 9,5 5,3 8,14 8,8 6,1 7,25 95,6 36,0 86,47 207,240 240,870 217,800

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 39 1 38,75 18 2 17,50 39 1 38,75 17 3 16,25 37 3 36,25 34 3 33,25 184 13 180,75 240,060 45 45 433,118 1 1 315,000 4 4

2 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 39 0 39,00 15 5 13,75 37 2 36,50 18 2 17,50 34 1 33,75 34 6 32,50 177 16 173,00 234,750 57 57 423,640 2 2 302,560 9 9

3 0 IRMAK ÇAKICI 12S 39 1 38,75 19 1 18,75 39 1 38,75 14 6 12,50 32 3 31,25 33 5 31,75 176 17 171,75 237,073 52 52 416,043 3 3 298,013 14 14

4 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 39 1 38,75 19 1 18,75 39 1 38,75 17 3 16,25 33 4 32,00 30 9 27,75 177 19 172,25 241,535 43 43 415,598 4 4 308,185 5 5

5 0 YAREN AYSAL 12S 40 0 40,00 16 3 15,25 38 2 37,50 15 5 13,75 34 2 33,50 34 5 32,75 177 17 172,75 234,368 60 60 414,325 5 5 297,998 15 15

6 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 39 1 38,75 17 3 16,25 36 4 35,00 16 4 15,00 33 7 31,25 32 7 30,25 173 26 166,50 232,673 63 63 406,433 6 6 293,463 18 18

7 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 39 1 38,75 15 4 14,00 39 1 38,75 16 4 15,00 30 6 28,50 35 4 34,00 174 20 169,00 234,443 59 59 405,688 7 7 298,073 13 13

8 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 35 4 34,00 17 3 16,25 39 1 38,75 11 5 9,75 2 0 2,00 38 2 37,50 24 7 22,25 166 22 160,50 231,103 68 68 402,115 9 9 303,398 8 8

9 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 37 3 36,25 16 3 15,25 38 2 37,50 15 5 13,75 1 0 1,00 33 2 32,50 30 9 27,75 170 24 164,00 233,120 62 62 399,893 10 10 290,830 21 21

10 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 39 0 39,00 17 3 16,25 37 2 36,50 18 2 17,50 28 4 27,00 27 7 25,25 166 18 161,50 237,700 51 51 388,255 11 11 289,625 22 22

11 0 CELAL SERDAR 12S 33 2 32,50 17 1 16,75 33 4 32,00 14 4 13,00 28 3 27,25 35 5 33,75 160 19 155,25 220,280 107 107 382,775 12 12 275,080 39 39

12 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 35 3 34,25 16 4 15,00 34 4 33,00 17 2 16,50 28 3 27,25 26 3 25,25 156 19 151,25 225,538 88 88 381,268 13 13 278,433 32 32

13 0 BATIN CAN 12S 38 1 37,75 17 3 16,25 39 1 38,75 13 6 11,50 23 8 21,00 31 0 31,00 161 19 156,25 231,803 66 66 381,123 14 14 275,883 37 37

14 0 ASLINUR KARAKURT 12S 38 2 37,50 14 6 12,50 40 0 40,00 11 9 8,75 31 4 30,00 27 11 24,25 161 32 153,00 225,298 89 89 378,880 15 15 289,313 23 23

15 0 ELİF BİLEN 12S 37 2 36,50 15 2 14,50 39 0 39,00 14 5 12,75 27 4 26,00 24 9 21,75 156 22 150,50 230,108 73 73 378,640 16 16 281,773 28 28

16 0 BERAT AKKANLI 12S 36 4 35,00 15 5 13,75 35 5 33,75 15 4 14,00 29 9 26,75 25 15 21,25 155 42 144,50 222,820 99 99 373,310 18 18 277,015 36 36

17 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 37 3 36,25 16 3 15,25 37 3 36,25 16 4 15,00 26 7 24,25 25 5 23,75 157 25 150,75 230,143 71 71 370,908 19 19 277,638 34 34

18 0 ALİ YASİN 12S 40 0 40,00 19 1 18,75 35 3 34,25 16 4 15,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 23 7 21,25 27 9 24,75 160 27 153,25 233,960 61 61 370,240 20 20 274,750 40 40

19 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 35 4 34,00 16 2 15,50 35 5 33,75 15 4 14,00 23 7 21,25 30 4 29,00 154 26 147,50 223,755 96 96 367,680 21 21 262,690 57 57

20 0 BELİNAY DALGİZ 12S 34 6 32,50 13 2 12,50 25 9 22,75 14 6 12,50 28 8 26,00 32 2 31,50 146 33 137,75 203,755 159 159 361,240 24 24 258,690 64 64

21 0 PINAR YILMAZ 12S 34 6 32,50 16 1 15,75 35 2 34,50 18 1 17,75 20 3 19,25 27 5 25,75 150 18 145,50 227,703 77 77 359,755 26 26 265,378 53 53

22 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 39 1 38,75 14 4 13,00 37 1 36,75 13 6 11,50 27 5 25,75 23 9 20,75 153 26 146,50 226,738 82 82 357,323 27 27 277,598 35 35

23 0 YİĞİT USTA 12S 39 1 38,75 18 1 17,75 33 3 32,25 11 9 8,75 21 8 19,00 28 4 27,00 150 26 143,50 223,760 95 95 352,378 28 28 258,535 67 67

24 0 SENA ŞENKUL 12S 36 4 35,00 16 3 15,25 37 2 36,50 15 5 13,75 26 4 25,00 23 8 21,00 153 26 146,50 227,538 79 79 352,180 29 29 275,638 38 38

25 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 37 3 36,25 18 2 17,50 34 6 32,50 17 3 16,25 25 11 22,25 23 10 20,50 154 35 145,25 229,860 75 75 352,173 30 30 272,480 42 42

26 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 33 6 31,50 13 7 11,25 35 2 34,50 13 7 11,25 27 7 25,25 27 11 24,25 148 40 138,00 213,528 130 130 349,205 31 31 263,233 55 55

27 0 ÖMER ALABAY 12S 37 3 36,25 16 4 15,00 36 4 35,00 11 9 8,75 23 6 21,50 24 7 22,25 147 33 138,75 220,935 105 105 343,818 32 32 265,340 54 54

28 11208 AZRA MOLLA 12S 36 1 35,75 15 0 15,00 31 2 30,50 17 2 16,50 28 2 27,50 15 6 13,50 142 13 138,75 224,283 90 90 342,433 33 33 282,698 25 25

29 0 ÖMER ÜNSAL 12S 38 2 37,50 16 0 16,00 31 4 30,00 15 3 14,25 19 6 17,50 22 10 19,50 141 25 134,75 224,173 91 91 338,465 36 36 255,483 73 73

30 0 ARDA PALALI 12S 35 4 34,00 14 4 13,00 31 6 29,50 12 6 10,50 22 9 19,75 22 9 19,75 136 38 126,50 211,625 137 137 335,480 38 38 252,235 77 77
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31 0 ÖMER SALİH KOCA 12S 38 2 37,50 15 5 13,75 35 5 33,75 14 5 12,75 21 10 18,50 20 6 18,50 143 33 134,75 224,158 92 92 332,245 40 40 259,638 63 63

32 0 BURAK ÇIVGIN 12S 38 2 37,50 14 2 13,50 33 4 32,00 13 4 12,00 22 10 19,50 23 15 19,25 143 37 133,75 220,905 106 106 328,865 41 41 257,665 70 70

33 0 BEYZA YAMAN 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 30 6 28,50 25 10 22,50 120 34 110,63 179,500 234 236 327,176 42 42 234,305 108 108

34 0 FERAYE UYAR 12S 33 6 31,50 14 6 12,50 31 3 30,25 13 6 11,50 22 6 20,50 18 12 15,00 131 39 121,25 210,285 143 143 324,465 44 44 252,235 77 77

35 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 38 2 37,50 15 2 14,50 33 5 31,75 10 5 8,75 22 2 21,50 10 4 9,00 128 20 123,00 217,923 117 117 319,565 46 46 255,973 71 71

36 0 E SUDE KÜÇÜK 12S 37 2 36,50 16 1 15,75 32 2 31,50 14 3 13,25 15 6 13,50 17 4 16,00 131 18 126,50 223,328 97 97 315,610 48 48 247,658 84 84

37 0 YÜKSEL EMRE DENİZ 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 27 9 24,75 28 12 25,00 120 39 109,38 179,500 234 236 315,286 49 49 236,390 104 104

38 0 ALPER ARSLAN 12S 28 12 25,00 14 5 12,75 29 11 26,25 10 9 7,75 23 14 19,50 22 17 17,75 126 68 109,00 194,053 184 186 304,375 53 53 230,578 116 116

39 0 NEHİR GÖKCEN 12S 37 2 36,50 13 6 11,50 33 3 32,25 7 10 4,50 21 5 19,75 11 10 8,50 122 36 113,00 208,785 146 146 303,750 54 54 248,610 83 83

40 0 CEYLİN SERBES 12S 37 1 36,75 15 3 14,25 36 1 35,75 8 9 5,75 16 14 12,50 17 9 14,75 129 37 119,75 217,930 116 116 300,883 55 55 238,605 99 99

41 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 31 2 30,50 12 6 10,50 29 3 28,25 12 5 10,75 16 4 15,00 19 11 16,25 119 31 111,25 203,543 161 161 298,740 56 56 232,753 112 112

42 0 NURSEL KILIÇ 12S 30 7 28,25 16 2 15,50 27 4 26,00 9 7 7,25 15 4 14,00 20 13 16,75 117 37 107,75 200,080 168 170 292,508 58 58 222,220 137 137

43 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 35 4 34,00 16 2 15,50 23 4 22,00 12 4 11,00 13 4 12,00 16 6 14,50 115 24 109,00 206,320 151 151 290,995 60 60 225,900 124 124

44 0 ESMA TOPTAŞ 12S 36 3 35,25 13 2 12,50 23 6 21,50 9 9 6,75 19 2 18,50 14 11 11,25 114 33 105,75 198,545 170 172 290,368 61 61 233,155 110 110

45 0 ESSA NUR TURK 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 23 7 21,25 19 10 16,50 107 35 97,38 179,500 234 236 289,111 63 63 216,930 150 150

46 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 40 0 40,00 16 3 15,25 29 5 27,75 8 7 6,25 14 7 12,25 14 13 10,75 121 35 112,25 213,938 129 129 287,630 64 64 241,433 95 95

47 0 BURCU CEYHAN 12S 34 6 32,50 16 0 16,00 25 1 24,75 8 6 6,50 14 5 12,75 13 6 11,50 110 24 104,00 203,105 162 162 285,640 65 65 223,270 134 134

48 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 36 4 35,00 14 4 13,00 33 5 31,75 12 8 10,00 19 9 16,75 4 5 2,75 11 20 6,00 21 14 17,50 150 69 132,75 274,275 14 14 284,920 67 67 280,700 30 30

49 0 BORA ALTINISIK 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 20 8 18,00 24 11 21,25 109 37 98,88 179,500 234 236 283,476 69 69 217,625 147 147

50 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 38 1 37,75 16 3 15,25 25 2 24,50 11 5 9,75 9 6 7,50 17 9 14,75 116 26 109,50 211,725 136 136 282,583 70 70 225,240 126 126

51 0 SİDAL ARSLAN 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 20 3 19,25 18 6 16,50 103 27 95,38 179,500 234 236 281,761 71 71 216,930 150 150

52 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 34 4 33,00 15 1 14,75 20 2 19,50 13 6 11,50 10 6 8,50 18 9 15,75 110 28 103,00 201,950 165 167 277,145 73 73 220,685 140 140

53 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 38 2 37,50 14 5 12,75 22 2 21,50 13 3 12,25 10 7 8,25 11 15 7,25 108 34 99,50 207,928 148 148 269,845 77 77 226,178 123 123

54 0 BERK ŞANOLAN 12S 31 9 28,75 15 4 14,00 21 5 19,75 8 8 6,00 14 9 11,75 19 11 16,25 108 46 96,50 190,013 198 200 269,648 78 78 212,508 157 157

55 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 38 2 37,50 8 2 7,50 24 4 23,00 10 8 8,00 10 6 8,50 16 11 13,25 106 33 97,75 198,445 171 173 269,335 79 79 220,545 141 141

56 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 36 3 35,25 17 2 16,50 24 3 23,25 8 8 6,00 9 11 6,25 12 8 10,00 106 35 97,25 204,438 155 155 269,253 80 80 217,008 149 149

57 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 37 2 36,50 16 4 15,00 24 6 22,50 11 6 9,50 0 1 -0,25 9 12 6,00 15 14 11,50 112 45 100,75 206,658 150 150 269,200 81 81 217,945 146 146

58 0 SUDE TEPECİK 12S 36 4 35,00 13 3 12,25 24 5 22,75 9 9 6,75 5 5 3,75 18 12 15,00 105 38 95,50 199,443 169 171 268,765 82 82 207,673 164 164

59 0 NİL GEDİKLİ 12S 31 5 29,75 16 3 15,25 22 2 21,50 10 9 7,75 9 6 7,50 17 14 13,50 105 39 95,25 196,765 177 179 267,453 85 85 204,200 174 174

60 0 ERENN 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 19 4 18,00 7 3 6,25 91 25 83,88 179,500 234 236 266,081 86 86 206,505 165 165
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61 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 35 4 34,00 15 4 14,00 21 10 18,50 13 7 11,25 9 5 7,75 15 12 12,00 108 42 97,50 200,718 166 168 264,150 87 87 218,718 143 143

62 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 16 4 15,00 15 15 11,25 96 37 85,88 179,500 234 236 262,806 88 88 209,980 161 161

63 0 BELİNAY DAĞLI 12S 30 6 28,50 14 2 13,50 24 5 22,75 13 3 12,25 7 4 6,00 7 7 5,25 15 11 12,25 110 38 100,50 218,260 114 114 262,555 89 89 231,320 115 115

64 0 ECE BİNGÖL 12S 31 2 30,50 13 7 11,25 16 2 15,50 8 7 6,25 1 0 1,00 9 3 8,25 14 6 12,50 92 27 85,25 186,838 211 213 262,075 90 90 198,678 184 186

65 0 EMİNE AKKOYUN 12S 31 3 30,25 16 4 15,00 13 2 12,50 12 7 10,25 10 2 9,50 15 9 12,75 97 27 90,25 189,390 200 202 261,338 92 92 204,915 171 171

66 0 ESİLA KUNDAKÇI 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 16 13 12,75 19 13 15,75 100 44 88,13 179,500 234 236 261,291 93 93 206,505 165 165

67 0 AYŞE KAVKACI 12S 36 4 35,00 15 4 14,00 23 3 22,25 11 5 9,75 13 9 10,75 11 16 7,00 109 41 98,75 204,488 154 154 260,685 94 94 228,873 117 117

68 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 32 6 30,50 12 7 10,25 21 5 19,75 9 8 7,00 10 13 6,75 22 12 19,00 106 51 93,25 188,755 203 205 259,710 96 96 198,005 185 187

69 0 ŞEVVAL  SARA 12S 29 7 27,25 10 3 9,25 27 4 26,00 12 7 10,25 9 5 7,75 16 16 12,00 103 42 92,50 195,145 183 185 258,008 99 99 208,080 162 162

70 0 ÇINAR BİRCAN 12S 32 3 31,25 16 4 15,00 22 11 19,25 6 8 4,00 12 7 10,25 11 10 8,50 99 43 88,25 191,048 195 197 257,083 100 100 203,158 177 177

71 0 EGE GÜVEN 12S 34 6 32,50 14 6 12,50 31 5 29,75 3 2 2,50 11 13 7,75 7 10 4,50 100 42 89,50 200,115 167 169 256,950 101 101 218,095 145 145

72 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 38 1 37,75 12 4 11,00 20 4 19,00 6 8 4,00 9 11 6,25 13 11 10,25 98 39 88,25 193,378 186 188 255,578 102 102 206,273 168 168

73 0 EM İRHAN KARAHAN 12S 30 8 28,00 13 7 11,25 19 6 17,50 12 6 10,50 7 5 5,75 20 13 16,75 101 45 89,75 188,620 207 209 252,715 106 106 199,250 183 185

74 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 33 7 31,25 13 4 12,00 27 5 25,75 7 8 5,00 11 12 8,00 11 18 6,50 102 54 88,50 196,368 179 181 251,358 107 107 212,828 155 155

75 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 33 4 32,00 13 2 12,50 26 5 24,75 7 4 6,00 11 5 9,75 9 18 4,50 99 38 89,50 197,815 175 177 247,040 111 111 217,105 148 148

76 0 ECEM ERKİL 12S 35 3 34,25 8 4 7,00 25 1 24,75 6 6 4,50 6 3 5,25 13 10 10,50 93 27 86,25 192,083 191 193 244,873 115 115 204,233 173 173

77 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 34 4 33,00 10 5 8,75 19 9 16,75 13 6 11,50 8 8 6,00 16 17 11,75 100 49 87,75 191,625 192 194 244,280 116 116 205,145 170 170

78 0 EMİR YALÇIN 12S 33 6 31,50 16 3 15,25 12 0 12,00 11 9 8,75 8 6 6,50 18 15 14,25 98 39 88,25 188,723 204 206 244,260 117 117 196,583 190 192

79 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 30 7 28,25 13 3 12,25 13 6 11,50 8 6 6,50 12 5 10,75 13 11 10,25 89 38 79,50 178,243 257 259 243,013 118 118 194,083 199 201

80 0 ERSİN AKKOÇ 12S 27 6 25,50 15 3 14,25 13 6 11,50 8 5 6,75 10 7 8,25 6 7 4,25 21 7 19,25 100 41 89,75 202,875 163 163 240,955 121 121 204,288 172 172

81 0 ALMİNA KURT 12S 30 9 27,75 13 5 11,75 22 7 20,25 10 10 7,50 8 7 6,25 7 10 4,50 90 48 78,00 188,603 208 210 240,838 122 122 197,148 187 189

82 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 31 8 29,00 14 6 12,50 21 12 18,00 5 12 2,00 8 17 3,75 12 16 8,00 91 71 73,25 181,700 229 231 237,550 124 124 183,065 234 236

83 0 BEYZANUR TEKİN 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 9 5 7,75 9 8 7,00 83 31 74,38 179,500 234 236 236,666 127 127 193,300 201 203

84 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 23 4 22,00 9 3 8,25 19 7 17,25 8 2 7,50 9 6 7,50 13 15 9,25 81 37 71,75 174,435 264 266 231,535 132 132 184,575 230 232

85 0 KEREM KIRCA 12S 33 5 31,75 15 3 14,25 17 6 15,50 8 7 6,25 7 9 4,75 10 13 6,75 90 43 79,25 188,980 201 203 231,413 133 133 194,765 195 197

86 0 CEYLİN UYĞUN 12S 32 7 30,25 14 4 13,00 12 12 9,00 7 10 4,50 7 7 5,25 14 11 11,25 86 51 73,25 176,058 259 261 230,888 135 135 188,353 217 219

87 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 35 4 34,00 13 5 11,75 18 4 17,00 6 10 3,50 2 3 1,25 6 5 4,75 10 12 7,00 90 43 79,25 191,020 196 198 230,445 136 136 203,138 178 178

88 0 AYŞEGÜL 12S 33 3 32,25 14 3 13,25 11 4 10,00 11 4 10,00 6 5 4,75 10 4 9,00 85 23 79,25 186,338 213 215 229,798 137 137 196,203 192 194

89 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 12S 32 8 30,00 14 5 12,75 18 3 17,25 5 10 2,50 6 6 4,50 9 14 5,50 84 46 72,50 182,835 221 223 228,750 139 139 189,105 211 213

90 0 ESRA AKSU 12S 35 4 34,00 7 4 6,00 19 0 19,00 4 8 2,00 14 14 10,50 79 30 71,50 178,480 256 258 227,900 140 140 180,440 239 241
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91 0 AYŞEGÜL TAY 12S 32 5 30,75 17 3 16,25 22 5 20,75 8 9 5,75 8 17 3,75 11 15 7,25 98 54 84,50 195,810 181 183 227,098 142 142 203,910 176 176

92 545 BEYZA GENÇ 12S 33 6 31,50 13 3 12,25 15 4 14,00 6 7 4,25 5 6 3,50 8 12 5,00 80 38 70,50 182,188 226 228 226,865 143 143 186,353 225 227

93 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 30 5 28,75 10 4 9,00 14 6 12,50 7 7 5,25 13 9 10,75 2 2 1,50 6 5 4,75 11 13 7,75 93 51 80,25 212,343 133 133 225,548 146 146 216,343 152 152

94 0 ARDA KULA 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 4 8 2,00 9 7 7,25 78 33 68,88 179,500 234 236 225,266 148 148 183,570 233 235

95 0 AZRA ERDEM 12S 32 5 30,75 16 3 15,25 21 4 20,00 7 7 5,25 3 6 1,50 9 12 6,00 88 37 78,75 193,150 188 190 224,608 150 150 194,905 194 196

96 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 22 12 19,00 15 1 14,75 16 10 13,50 5 9 2,75 6 6 4,50 11 5 9,75 75 43 64,25 168,638 270 273 223,780 151 153 177,188 252 254

97 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 19 4 18,00 11 2 10,50 16 1 15,75 9 5 7,75 7 6 5,50 9 5 7,75 71 23 65,25 171,098 265 268 222,375 154 156 174,863 258 260

98 0 MEHMET BİNİCİ 12S 28 9 25,75 11 7 9,25 22 5 20,75 9 10 6,50 6 8 4,00 76 39 66,25 175,058 263 265 222,278 155 157 188,008 219 221

99 0 ATAKAN ATEŞ 12S 21 13 17,75 11 6 9,50 16 14 12,50 9 10 6,50 9 17 4,75 16 19 11,25 82 79 62,25 164,313 277 280 220,413 159 161 171,323 266 268

100 0 ENES RAMAZAN BALABAN 12S 21 6 19,50 14 6 12,50 18 7 16,25 12 6 10,50 4 13 0,75 14 11 11,25 83 49 70,75 179,015 255 257 220,395 160 162 178,185 247 249

101 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 24 7 22,25 9 6 7,50 16 6 14,50 8 2 7,50 9 6 7,50 8 5 6,75 74 32 66,00 170,588 266 269 218,963 161 163 179,903 240 242

102 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 34 3 33,25 15 4 14,00 10 8 8,00 7 6 5,50 7 5 5,75 3 7 1,25 76 33 67,75 180,638 232 234 217,798 163 165 189,618 209 211

103 0 TUĞRUL EREN 12S 32 7 30,25 16 4 15,00 18 6 16,50 7 9 4,75 4 11 1,25 4 4 3,00 81 41 70,75 187,565 209 211 217,038 164 166 186,350 226 228

104 0 ENES TALHA 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 0 2 -0,50 14 11 11,25 79 31 70,38 179,500 234 236 215,021 167 169 174,535 259 261

105 0 MÜGE AKGÜL 12S 33 5 31,75 13 4 12,00 13 3 12,25 4 8 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 5 4 4,00 74 29 66,75 182,033 228 230 213,118 170 172 189,018 212 214

106 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 33 3 32,25 15 2 14,50 12 1 11,75 6 8 4,00 3 3 2,25 2 4 1,00 71 21 65,75 182,738 224 226 212,368 171 173 182,753 236 238

107 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 16 2 15,50 9 5 7,75 18 4 17,00 6 9 3,75 4 5 2,75 12 12 9,00 65 37 55,75 161,743 284 287 211,145 176 178 165,188 275 278

108 0 BEYZANUR AĞIR 12S 27 3 26,25 15 1 14,75 8 3 7,25 5 7 3,25 4 3 3,25 6 12 3,00 65 29 57,75 170,050 268 271 207,268 188 190 173,795 262 264

109 0 EMİR GÜNEŞ 12S 13 2 12,50 13 2 12,50 15 5 13,75 3 3 2,25 13 5 11,75 1 9 -1,25 58 26 51,50 158,338 294 297 206,140 193 195 183,903 232 234

110 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 27 10 24,50 13 4 12,00 11 4 10,00 7 7 5,25 4 8 2,00 9 10 6,50 71 43 60,25 170,453 267 270 202,910 205 207 170,733 270 272

111 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 15 3 14,25 17 6 15,50 15 4 14,00 1 5 -0,25 8 3 7,25 56 21 50,75 162,325 281 284 201,900 209 211 157,420 292 295

112 0 BAŞAK UYAN 12S 33 5 31,75 10 6 8,50 8 5 6,75 5 6 3,50 1 8 -1,00 9 6 7,50 66 36 57,00 168,598 271 274 201,778 210 212 162,573 282 285

113 0 İRFAN KABAŞ 12S 23 9 20,75 14 3 13,25 5 2 4,50 7 5 5,75 4 5 2,75 6 8 4,00 59 32 51,00 161,795 283 286 201,513 212 214 162,470 283 286

114 0 GAMZENAZ GENCUR 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 65 18 59,63 179,500 234 236 199,326 215 217 175,925 256 258

115 0 AZRA KURTTEKİN 12S 28 4 27,00 11 3 10,25 7 7 5,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 6 4 5,00 7 12 4,00 61 33 52,75 160,443 290 293 198,290 222 224 168,065 273 276

116 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 16 6 14,50 13 4 12,00 15 4 14,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 13 14 9,50 5 2 4,50 5 13 1,75 70 47 58,25 189,463 199 201 198,220 223 225 165,713 274 277

117 0 KADİRHAN İNAN 12S 26 4 25,00 14 4 13,00 18 2 17,50 1 0 1,00 1 4 0,00 4 3 3,25 2 2 1,50 1 8 -1,00 67 27 60,25 185,548 214 216 197,775 226 228 176,383 254 256

118 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 30 10 27,50 10 3 9,25 3 2 2,50 3 5 1,75 2 6 0,50 14 15 10,25 62 41 51,75 157,583 297 300 197,620 227 229 152,568 298 301

119 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 33 4 32,00 11 5 9,75 12 4 11,00 5 6 3,50 4 9 1,75 5 14 1,50 70 42 59,50 175,370 262 264 196,235 232 234 175,830 257 259

120 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 26 8 24,00 7 7 5,25 15 5 13,75 4 6 2,50 4 11 1,25 6 13 2,75 62 50 49,50 163,075 280 283 194,825 236 238 163,800 281 284
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT AYT 1 310 310 310 313

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 31,2 5,3 29,82 13,0 3,9 12,04 17,2 4,1 16,10 6,8 4,6 5,60 7,4 4,9 6,14 1,8 1,7 1,38 9,4 5,2 8,06 8,7 6,1 7,18 95,4 35,8 86,32 207,100 240,610 217,520

Okul Ortalaması 31,2 5,3 29,80 13,1 4,0 12,04 17,1 4,1 16,05 6,7 4,5 5,59 7,4 4,9 6,20 1,8 1,8 1,40 9,5 5,3 8,14 8,8 6,1 7,25 95,6 36,0 86,47 207,240 240,870 217,800

KATILIMLAR

121 0 MUSTAFAEMİRSAVURGAN 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 7 22 1,50 6 19 1,25 0 3 -0,75 2 8 0,00 80 70 61,63 188,707 205 207 193,621 238 240 179,102 243 245

122 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 26 7 24,25 11 6 9,50 13 7 11,25 1 6 -0,50 4 6 2,50 2 2 1,50 57 34 48,50 161,853 282 285 192,178 243 245 164,623 279 282

123 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 26 5 24,75 12 3 11,25 10 0 10,00 4 1 3,75 8 0 8,00 5 2 4,50 3 2 2,50 1 4 0,00 69 17 64,75 208,220 147 147 191,798 244 246 194,340 197 199

124 0 METE BİÇİCİ 12S 31 6 29,34 13 4 11,81 15 4 13,60 6 4 4,88 5 25 -1,25 8 28 1,00 78 71 59,38 179,500 234 236 190,821 248 251 173,145 265 267

125 0 EFE NAYAN 12S 21 5 19,75 7 7 5,25 12 4 11,00 7 4 6,00 3 3 2,25 1 4 0,00 51 27 44,25 159,193 292 295 184,318 256 259 161,168 288 291

126 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 30 8 28,00 12 4 11,00 8 7 6,25 5 8 3,00 1 0 1,00 0 6 -1,50 4 11 1,25 60 44 49,00 169,195 269 272 184,050 257 260 159,315 290 293

127 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 19 0 19,00 13 2 12,50 5 2 4,50 4 0 4,00 2 6 0,50 5 5 3,75 48 15 44,25 156,850 299 302 182,865 260 263 154,575 296 299

128 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 14 7 12,25 6 5 4,75 10 4 9,00 6 10 3,50 6 2 5,50 9 14 5,50 51 42 40,50 144,793 305 308 182,473 261 264 146,963 302 305

129 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 19 2 18,50 12 5 10,75 13 6 11,50 4 4 3,00 1 4 0,00 2 1 1,75 51 22 45,50 161,290 287 290 182,095 262 265 154,995 295 298

130 0 MELİKE YILDIRIM 12S 28 4 27,00 7 3 6,25 5 3 4,25 6 6 4,50 4 2 3,50 3 10 0,50 53 28 46,00 158,815 293 296 180,800 264 267 164,960 277 280

131 0 CEYLİN İBAR 12S 24 8 22,00 7 8 5,00 10 3 9,25 3 0 3,00 3 4 2,00 5 9 2,75 52 32 44,00 161,325 286 289 179,910 267 270 160,620 289 292

132 0 ONUR SEVGİ 12S 30 2 29,50 13 2 12,50 1 8 -1,00 8 6 6,50 16 2 15,50 8 8 6,00 1 10 -1,50 4 9 1,75 81 47 69,25 229,920 74 74 178,735 269 272 205,778 169 169

133 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 16 7 14,25 6 2 5,50 10 7 8,25 4 8 2,00 5 2 4,50 1 2 0,50 5 11 2,25 6 13 2,75 53 52 40,00 160,998 288 291 177,193 271 274 162,320 284 287

134 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 19 6 17,50 7 7 5,25 7 7 5,25 7 8 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 7 0,25 3 8 1,00 47 44 36,00 153,878 302 305 171,200 284 287 147,095 301 304

135 0 NİLSU AZATLI 12S 23 12 20,00 11 7 9,25 5 9 2,75 6 11 3,25 3 15 -0,75 10 22 4,50 58 76 39,00 151,188 303 306 170,485 285 288 145,248 306 309

136 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 27 8 25,00 4 1 3,75 4 7 2,25 6 10 3,50 2 8 0,00 4 18 -0,50 47 52 34,00 150,055 304 307 170,110 286 289 145,475 305 308

137 0 SEMİH SERBEST 12S 17 2 16,50 5 0 5,00 4 0 4,00 6 2 5,50 0 5 -1,25 32 9 29,75 139,825 306 309 168,880 289 292 146,005 304 307

138 0 EMİR ARSLAN 12S 15 11 12,25 5 4 4,00 8 10 5,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 5 8 3,00 5 12 2,00 40 52 27,00 134,480 308 311 168,108 291 294 140,788 307 310

139 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 10 11 7,25 7 6 5,50 3 3 2,25 5 6 3,50 3 6 1,50 6 13 2,75 34 45 22,75 132,063 309 312 160,413 302 305 131,013 308 311
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT AYT 1 310 310 310 313

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 31,2 5,3 29,82 13,0 3,9 12,04 17,2 4,1 16,10 6,8 4,6 5,60 7,4 4,9 6,14 1,8 1,7 1,38 9,4 5,2 8,06 8,7 6,1 7,18 95,4 35,8 86,32 207,100 240,610 217,520

Okul Ortalaması 31,2 5,3 29,80 13,1 4,0 12,04 17,1 4,1 16,05 6,7 4,5 5,59 7,4 4,9 6,20 1,8 1,8 1,40 9,5 5,3 8,14 8,8 6,1 7,25 95,6 36,0 86,47 207,240 240,870 217,800

KATILIMLAR
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT AYT 1 310 310 310 313

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,9 6,14 1,8 1,7 1,38 9,4 5,2 8,06 8,7 6,1 7,18 27,2 17,9 22,76 207,100 240,610 217,520

Okul Ortalaması 7,4 4,9 6,20 1,8 1,8 1,40 9,5 5,3 8,14 8,8 6,1 7,25 27,5 18,0 22,99 207,240 240,870 217,800

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 37 3 36,25 34 3 33,25 71 6 69,50 240,060 3 45 45 433,118 1 1 1 315,000 1 4 4

2 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 34 1 33,75 34 6 32,50 68 7 66,25 234,750 6 57 57 423,640 2 2 2 302,560 4 9 9

3 0 IRMAK ÇAKICI 12S 32 3 31,25 33 5 31,75 65 8 63,00 237,073 5 52 52 416,043 3 3 3 298,013 6 14 14

4 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 33 4 32,00 30 9 27,75 63 13 59,75 241,535 2 43 43 415,598 4 4 4 308,185 2 5 5

5 0 YAREN AYSAL 12S 34 2 33,50 34 5 32,75 68 7 66,25 234,368 8 60 60 414,325 5 5 5 297,998 7 15 15

6 0 ZEYNEPNUR DOĞANER 12S 33 7 31,25 32 7 30,25 65 14 61,50 232,673 11 63 63 406,433 6 6 6 293,463 8 18 18

7 0 NEHİR BAHRİŞ 12S 30 6 28,50 35 4 34,00 65 10 62,50 234,443 7 59 59 405,688 7 7 7 298,073 5 13 13

8 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 2 0 2,00 38 2 37,50 24 7 22,25 64 9 61,75 231,103 13 68 68 402,115 8 9 9 303,398 3 8 8

9 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 1 0 1,00 33 2 32,50 30 9 27,75 64 11 61,25 233,120 10 62 62 399,893 9 10 10 290,830 9 21 21

10 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 28 4 27,00 27 7 25,25 55 11 52,25 237,700 4 51 51 388,255 10 11 11 289,625 10 22 22

11 0 CELAL SERDAR 12S 28 3 27,25 35 5 33,75 63 8 61,00 220,280 32 107 107 382,775 11 12 12 275,080 21 39 39

12 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU 12S 28 3 27,25 26 3 25,25 54 6 52,50 225,538 21 88 88 381,268 12 13 13 278,433 15 32 32

13 0 BATIN CAN 12S 23 8 21,00 31 0 31,00 54 8 52,00 231,803 12 66 66 381,123 13 14 14 275,883 19 37 37

14 0 ASLINUR KARAKURT 12S 31 4 30,00 27 11 24,25 58 15 54,25 225,298 22 89 89 378,880 14 15 15 289,313 11 23 23

15 0 ELİF BİLEN 12S 27 4 26,00 24 9 21,75 51 13 47,75 230,108 15 73 73 378,640 15 16 16 281,773 13 28 28

16 0 BERAT AKKANLI 12S 29 9 26,75 25 15 21,25 54 24 48,00 222,820 29 99 99 373,310 16 18 18 277,015 18 36 36

17 0 MİNE NUR YILMAZ 12S 26 7 24,25 25 5 23,75 51 12 48,00 230,143 14 71 71 370,908 17 19 19 277,638 16 34 34

18 0 ALİ YASİN 12S 0 1 -0,25 0 2 -0,50 23 7 21,25 27 9 24,75 50 19 45,25 233,960 9 61 61 370,240 18 20 20 274,750 22 40 40

19 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 23 7 21,25 30 4 29,00 53 11 50,25 223,755 27 96 96 367,680 19 21 21 262,690 27 57 57

20 0 BELİNAY DALGİZ 12S 28 8 26,00 32 2 31,50 60 10 57,50 203,755 49 159 159 361,240 20 24 24 258,690 29 64 64

21 0 PINAR YILMAZ 12S 20 3 19,25 27 5 25,75 47 8 45,00 227,703 18 77 77 359,755 21 26 26 265,378 24 53 53

22 0 M TAHA KARAKÖSE 12S 27 5 25,75 23 9 20,75 50 14 46,50 226,738 20 82 82 357,323 22 27 27 277,598 17 35 35

23 0 YİĞİT USTA 12S 21 8 19,00 28 4 27,00 49 12 46,00 223,760 26 95 95 352,378 23 28 28 258,535 30 67 67

24 0 SENA ŞENKUL 12S 26 4 25,00 23 8 21,00 49 12 46,00 227,538 19 79 79 352,180 24 29 29 275,638 20 38 38

25 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 25 11 22,25 23 10 20,50 48 21 42,75 229,860 17 75 75 352,173 25 30 30 272,480 23 42 42

26 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 27 7 25,25 27 11 24,25 54 18 49,50 213,528 37 130 130 349,205 26 31 31 263,233 26 55 55

27 0 ÖMER ALABAY 12S 23 6 21,50 24 7 22,25 47 13 43,75 220,935 30 105 105 343,818 27 32 32 265,340 25 54 54

28 11208 AZRA MOLLA 12S 28 2 27,50 15 6 13,50 43 8 41,00 224,283 23 90 90 342,433 28 33 33 282,698 12 25 25

29 0 ÖMER ÜNSAL 12S 19 6 17,50 22 10 19,50 41 16 37,00 224,173 24 91 91 338,465 29 36 36 255,483 33 73 73

30 0 ARDA PALALI 12S 22 9 19,75 22 9 19,75 44 18 39,50 211,625 40 137 137 335,480 30 38 38 252,235 34 77 77
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT AYT 1 310 310 310 313

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,9 6,14 1,8 1,7 1,38 9,4 5,2 8,06 8,7 6,1 7,18 27,2 17,9 22,76 207,100 240,610 217,520

Okul Ortalaması 7,4 4,9 6,20 1,8 1,8 1,40 9,5 5,3 8,14 8,8 6,1 7,25 27,5 18,0 22,99 207,240 240,870 217,800

KATILIMLAR

31 0 ÖMER SALİH KOCA 12S 21 10 18,50 20 6 18,50 41 16 37,00 224,158 25 92 92 332,245 31 40 40 259,638 28 63 63

32 0 BURAK ÇIVGIN 12S 22 10 19,50 23 15 19,25 45 25 38,75 220,905 31 106 106 328,865 32 41 41 257,665 31 70 70

33 0 BEYZA YAMAN 12S 30 6 28,50 25 10 22,50 55 16 51,00 179,500 91 234 236 327,176 33 42 42 234,305 41 108 108

34 0 FERAYE UYAR 12S 22 6 20,50 18 12 15,00 40 18 35,50 210,285 41 143 143 324,465 34 44 44 252,235 34 77 77

35 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 22 2 21,50 10 4 9,00 32 6 30,50 217,923 35 117 117 319,565 35 46 46 255,973 32 71 71

36 0 E SUDE KÜÇÜK 12S 15 6 13,50 17 4 16,00 32 10 29,50 223,328 28 97 97 315,610 36 48 48 247,658 37 84 84

37 0 YÜKSEL EMRE DENİZ 12S 27 9 24,75 28 12 25,00 55 21 49,75 179,500 91 234 236 315,286 37 49 49 236,390 40 104 104

38 0 ALPER ARSLAN 12S 23 14 19,50 22 17 17,75 45 31 37,25 194,053 65 184 186 304,375 38 53 53 230,578 45 116 116

39 0 NEHİR GÖKCEN 12S 21 5 19,75 11 10 8,50 32 15 28,25 208,785 42 146 146 303,750 39 54 54 248,610 36 83 83

40 0 CEYLİN SERBES 12S 16 14 12,50 17 9 14,75 33 23 27,25 217,930 34 116 116 300,883 40 55 55 238,605 39 99 99

41 0 AYŞEGÜL SEYHAN 12S 16 4 15,00 19 11 16,25 35 15 31,25 203,543 50 161 161 298,740 41 56 56 232,753 43 112 112

42 0 NURSEL KILIÇ 12S 15 4 14,00 20 13 16,75 35 17 30,75 200,080 56 168 170 292,508 42 58 58 222,220 51 137 137

43 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 13 4 12,00 16 6 14,50 29 10 26,50 206,320 46 151 151 290,995 43 60 60 225,900 48 124 124

44 0 ESMA TOPTAŞ 12S 19 2 18,50 14 11 11,25 33 13 29,75 198,545 58 170 172 290,368 44 61 61 233,155 42 110 110

45 0 ESSA NUR TURK 12S 23 7 21,25 19 10 16,50 42 17 37,75 179,500 91 234 236 289,111 45 63 63 216,930 60 150 150

46 0 BİLGESU YEŞİLÇAM 12S 14 7 12,25 14 13 10,75 28 20 23,00 213,938 36 129 129 287,630 46 64 64 241,433 38 95 95

47 0 BURCU CEYHAN 12S 14 5 12,75 13 6 11,50 27 11 24,25 203,105 51 162 162 285,640 47 65 65 223,270 50 134 134

48 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12S 19 9 16,75 4 5 2,75 11 20 6,00 21 14 17,50 55 48 43,00 274,275 1 14 14 284,920 48 67 67 280,700 14 30 30

49 0 BORA ALTINISIK 12S 20 8 18,00 24 11 21,25 44 19 39,25 179,500 91 234 236 283,476 49 69 69 217,625 57 147 147

50 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 9 6 7,50 17 9 14,75 26 15 22,25 211,725 39 136 136 282,583 50 70 70 225,240 49 126 126

51 0 SİDAL ARSLAN 12S 20 3 19,25 18 6 16,50 38 9 35,75 179,500 91 234 236 281,761 51 71 71 216,930 60 150 150

52 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK 12S 10 6 8,50 18 9 15,75 28 15 24,25 201,950 53 165 167 277,145 52 73 73 220,685 52 140 140

53 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 10 7 8,25 11 15 7,25 21 22 15,50 207,928 44 148 148 269,845 53 77 77 226,178 47 123 123

54 0 BERK ŞANOLAN 12S 14 9 11,75 19 11 16,25 33 20 28,00 190,013 72 198 200 269,648 54 78 78 212,508 64 157 157

55 0 ONUR ÇALIŞKAN 12S 10 6 8,50 16 11 13,25 26 17 21,75 198,445 59 171 173 269,335 55 79 79 220,545 53 141 141

56 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 9 11 6,25 12 8 10,00 21 19 16,25 204,438 48 155 155 269,253 56 80 80 217,008 59 149 149

57 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 0 1 -0,25 9 12 6,00 15 14 11,50 24 27 17,25 206,658 45 150 150 269,200 57 81 81 217,945 56 146 146

58 0 SUDE TEPECİK 12S 5 5 3,75 18 12 15,00 23 17 18,75 199,443 57 169 171 268,765 58 82 82 207,673 67 164 164

59 0 NİL GEDİKLİ 12S 9 6 7,50 17 14 13,50 26 20 21,00 196,765 61 177 179 267,453 59 85 85 204,200 76 174 174

60 0 ERENN 12S 19 4 18,00 7 3 6,25 26 7 24,25 179,500 91 234 236 266,081 60 86 86 206,505 68 165 165
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT AYT 1 310 310 310 313

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,9 6,14 1,8 1,7 1,38 9,4 5,2 8,06 8,7 6,1 7,18 27,2 17,9 22,76 207,100 240,610 217,520

Okul Ortalaması 7,4 4,9 6,20 1,8 1,8 1,40 9,5 5,3 8,14 8,8 6,1 7,25 27,5 18,0 22,99 207,240 240,870 217,800

KATILIMLAR

61 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 9 5 7,75 15 12 12,00 24 17 19,75 200,718 54 166 168 264,150 61 87 87 218,718 54 143 143

62 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 16 4 15,00 15 15 11,25 31 19 26,25 179,500 91 234 236 262,806 62 88 88 209,980 65 161 161

63 0 BELİNAY DAĞLI 12S 7 4 6,00 7 7 5,25 15 11 12,25 29 22 23,50 218,260 33 114 114 262,555 63 89 89 231,320 44 115 115

64 0 ECE BİNGÖL 12S 1 0 1,00 9 3 8,25 14 6 12,50 24 9 21,75 186,838 82 211 213 262,075 64 90 90 198,678 81 184 186

65 0 EMİNE AKKOYUN 12S 10 2 9,50 15 9 12,75 25 11 22,25 189,390 74 200 202 261,338 65 92 92 204,915 73 171 171

66 0 ESİLA KUNDAKÇI 12S 16 13 12,75 19 13 15,75 35 26 28,50 179,500 91 234 236 261,291 66 93 93 206,505 68 165 165

67 0 AYŞE KAVKACI 12S 13 9 10,75 11 16 7,00 24 25 17,75 204,488 47 154 154 260,685 67 94 94 228,873 46 117 117

68 0 KEMAL MELİK ASLAY 12S 10 13 6,75 22 12 19,00 32 25 25,75 188,755 76 203 205 259,710 68 96 96 198,005 82 185 187

69 0 ŞEVVAL  SARA 12S 9 5 7,75 16 16 12,00 25 21 19,75 195,145 64 183 185 258,008 69 99 99 208,080 66 162 162

70 0 ÇINAR BİRCAN 12S 12 7 10,25 11 10 8,50 23 17 18,75 191,048 70 195 197 257,083 70 100 100 203,158 78 177 177

71 0 EGE GÜVEN 12S 11 13 7,75 7 10 4,50 18 23 12,25 200,115 55 167 169 256,950 71 101 101 218,095 55 145 145

72 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12S 9 11 6,25 13 11 10,25 22 22 16,50 193,378 66 186 188 255,578 72 102 102 206,273 70 168 168

73 0 EM İRHAN KARAHAN 12S 7 5 5,75 20 13 16,75 27 18 22,50 188,620 79 207 209 252,715 73 106 106 199,250 80 183 185

74 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 11 12 8,00 11 18 6,50 22 30 14,50 196,368 62 179 181 251,358 74 107 107 212,828 63 155 155

75 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 11 5 9,75 9 18 4,50 20 23 14,25 197,815 60 175 177 247,040 75 111 111 217,105 58 148 148

76 0 ECEM ERKİL 12S 6 3 5,25 13 10 10,50 19 13 15,75 192,083 68 191 193 244,873 76 115 115 204,233 75 173 173

77 0 HAYRÜNNİSA GÖK 12S 8 8 6,00 16 17 11,75 24 25 17,75 191,625 69 192 194 244,280 77 116 116 205,145 72 170 170

78 0 EMİR YALÇIN 12S 8 6 6,50 18 15 14,25 26 21 20,75 188,723 77 204 206 244,260 78 117 117 196,583 84 190 192

79 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12S 12 5 10,75 13 11 10,25 25 16 21,00 178,243 106 257 259 243,013 79 118 118 194,083 89 199 201

80 0 ERSİN AKKOÇ 12S 10 7 8,25 6 7 4,25 21 7 19,25 37 21 31,75 202,875 52 163 163 240,955 80 121 121 204,288 74 172 172

81 0 ALMİNA KURT 12S 8 7 6,25 7 10 4,50 15 17 10,75 188,603 80 208 210 240,838 81 122 122 197,148 83 187 189

82 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 8 17 3,75 12 16 8,00 20 33 11,75 181,700 89 229 231 237,550 82 124 124 183,065 101 234 236

83 0 BEYZANUR TEKİN 12S 9 5 7,75 9 8 7,00 18 13 14,75 179,500 91 234 236 236,666 83 127 127 193,300 90 201 203

84 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 9 6 7,50 13 15 9,25 22 21 16,75 174,435 110 264 266 231,535 84 132 132 184,575 98 230 232

85 0 KEREM KIRCA 12S 7 9 4,75 10 13 6,75 17 22 11,50 188,980 75 201 203 231,413 85 133 133 194,765 87 195 197

86 0 CEYLİN UYĞUN 12S 7 7 5,25 14 11 11,25 21 18 16,50 176,058 107 259 261 230,888 86 135 135 188,353 94 217 219

87 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 2 3 1,25 6 5 4,75 10 12 7,00 18 20 13,00 191,020 71 196 198 230,445 87 136 136 203,138 79 178 178

88 0 AYŞEGÜL 12S 6 5 4,75 10 4 9,00 16 9 13,75 186,338 83 213 215 229,798 88 137 137 196,203 85 192 194

89 0 ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 12S 6 6 4,50 9 14 5,50 15 20 10,00 182,835 85 221 223 228,750 89 139 139 189,105 92 211 213

90 0 ESRA AKSU 12S 4 8 2,00 14 14 10,50 18 22 12,50 178,480 105 256 258 227,900 90 140 140 180,440 103 239 241
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT AYT 1 310 310 310 313

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,9 6,14 1,8 1,7 1,38 9,4 5,2 8,06 8,7 6,1 7,18 27,2 17,9 22,76 207,100 240,610 217,520

Okul Ortalaması 7,4 4,9 6,20 1,8 1,8 1,40 9,5 5,3 8,14 8,8 6,1 7,25 27,5 18,0 22,99 207,240 240,870 217,800

KATILIMLAR

91 0 AYŞEGÜL TAY 12S 8 17 3,75 11 15 7,25 19 32 11,00 195,810 63 181 183 227,098 91 142 142 203,910 77 176 176

92 545 BEYZA GENÇ 12S 5 6 3,50 8 12 5,00 13 18 8,50 182,188 87 226 228 226,865 92 143 143 186,353 96 225 227

93 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 13 9 10,75 2 2 1,50 6 5 4,75 11 13 7,75 32 29 24,75 212,343 38 133 133 225,548 93 146 146 216,343 62 152 152

94 0 ARDA KULA 12S 4 8 2,00 9 7 7,25 13 15 9,25 179,500 91 234 236 225,266 94 148 148 183,570 100 233 235

95 0 AZRA ERDEM 12S 3 6 1,50 9 12 6,00 12 18 7,50 193,150 67 188 190 224,608 95 150 150 194,905 86 194 196

96 0 ARDA ÖZDEMİR 12S 6 6 4,50 11 5 9,75 17 11 14,25 168,638 116 270 273 223,780 96 151 153 177,188 107 252 254

97 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 7 6 5,50 9 5 7,75 16 11 13,25 171,098 111 265 268 222,375 97 154 156 174,863 111 258 260

98 0 MEHMET BİNİCİ 12S 9 10 6,50 6 8 4,00 15 18 10,50 175,058 109 263 265 222,278 98 155 157 188,008 95 219 221

99 0 ATAKAN ATEŞ 12S 9 17 4,75 16 19 11,25 25 36 16,00 164,313 118 277 280 220,413 99 159 161 171,323 115 266 268

100 0 ENES RAMAZAN BALABAN 12S 4 13 0,75 14 11 11,25 18 24 12,00 179,015 104 255 257 220,395 100 160 162 178,185 106 247 249

101 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 9 6 7,50 8 5 6,75 17 11 14,25 170,588 112 266 269 218,963 101 161 163 179,903 104 240 242

102 0 ENGİN EMRE KOCABAŞ 12S 7 5 5,75 3 7 1,25 10 12 7,00 180,638 90 232 234 217,798 102 163 165 189,618 91 209 211

103 0 TUĞRUL EREN 12S 4 11 1,25 4 4 3,00 8 15 4,25 187,565 81 209 211 217,038 103 164 166 186,350 97 226 228

104 0 ENES TALHA 12S 0 2 -0,50 14 11 11,25 14 13 10,75 179,500 91 234 236 215,021 104 167 169 174,535 112 259 261

105 0 MÜGE AKGÜL 12S 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 5 4 4,00 11 9 8,75 182,033 88 228 230 213,118 105 170 172 189,018 93 212 214

106 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 3 3 2,25 2 4 1,00 5 7 3,25 182,738 86 224 226 212,368 106 171 173 182,753 102 236 238

107 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 4 5 2,75 12 12 9,00 16 17 11,75 161,743 123 284 287 211,145 107 176 178 165,188 119 275 278

108 0 BEYZANUR AĞIR 12S 4 3 3,25 6 12 3,00 10 15 6,25 170,050 114 268 271 207,268 108 188 190 173,795 113 262 264

109 0 EMİR GÜNEŞ 12S 13 5 11,75 1 9 -1,25 14 14 10,50 158,338 130 294 297 206,140 109 193 195 183,903 99 232 234

110 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 4 8 2,00 9 10 6,50 13 18 8,50 170,453 113 267 270 202,910 110 205 207 170,733 116 270 272

111 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 1 5 -0,25 8 3 7,25 9 8 7,00 162,325 120 281 284 201,900 111 209 211 157,420 129 292 295

112 0 BAŞAK UYAN 12S 1 8 -1,00 9 6 7,50 10 14 6,50 168,598 117 271 274 201,778 112 210 212 162,573 123 282 285

113 0 İRFAN KABAŞ 12S 4 5 2,75 6 8 4,00 10 13 6,75 161,795 122 283 286 201,513 113 212 214 162,470 124 283 286

114 0 AZRA KURTTEKİN 12S 0 1 -0,25 6 4 5,00 7 12 4,00 13 17 8,75 160,443 127 290 293 198,290 115 222 224 168,065 117 273 276

115 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 0 1 -0,25 13 14 9,50 5 2 4,50 5 13 1,75 23 30 15,50 189,463 73 199 201 198,220 116 223 225 165,713 118 274 277

116 0 KADİRHAN İNAN 12S 1 4 0,00 4 3 3,25 2 2 1,50 1 8 -1,00 8 17 3,75 185,548 84 214 216 197,775 117 226 228 176,383 108 254 256

117 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12S 2 6 0,50 14 15 10,25 16 21 10,75 157,583 131 297 300 197,620 118 227 229 152,568 132 298 301

118 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 4 9 1,75 5 14 1,50 9 23 3,25 175,370 108 262 264 196,235 119 232 234 175,830 110 257 259

119 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 4 11 1,25 6 13 2,75 10 24 4,00 163,075 119 280 283 194,825 120 236 238 163,800 122 281 284

120 0 MUSTAFAEMİRSAVURGAN 12S 7 22 1,50 6 19 1,25 0 3 -0,75 2 8 0,00 15 52 2,00 188,707 78 205 207 193,621 121 238 240 179,102 105 243 245
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT AYT 1 310 310 310 313

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,9 6,14 1,8 1,7 1,38 9,4 5,2 8,06 8,7 6,1 7,18 27,2 17,9 22,76 207,100 240,610 217,520

Okul Ortalaması 7,4 4,9 6,20 1,8 1,8 1,40 9,5 5,3 8,14 8,8 6,1 7,25 27,5 18,0 22,99 207,240 240,870 217,800

KATILIMLAR

121 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 4 6 2,50 2 2 1,50 6 8 4,00 161,853 121 282 285 192,178 122 243 245 164,623 121 279 282

122 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 8 0 8,00 5 2 4,50 3 2 2,50 1 4 0,00 17 8 15,00 208,220 43 147 147 191,798 123 244 246 194,340 88 197 199

123 0 METE BİÇİCİ 12S 5 25 -1,25 8 28 1,00 13 53 -0,25 179,500 91 234 236 190,821 124 248 251 173,145 114 265 267

124 0 EFE NAYAN 12S 3 3 2,25 1 4 0,00 4 7 2,25 159,193 128 292 295 184,318 125 256 259 161,168 126 288 291

125 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 1 0 1,00 0 6 -1,50 4 11 1,25 5 17 0,75 169,195 115 269 272 184,050 126 257 260 159,315 128 290 293

126 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 2 6 0,50 5 5 3,75 7 11 4,25 156,850 132 299 302 182,865 127 260 263 154,575 131 296 299

127 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 6 2 5,50 9 14 5,50 15 16 11,00 144,793 136 305 308 182,473 128 261 264 146,963 134 302 305

128 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 1 4 0,00 2 1 1,75 3 5 1,75 161,290 125 287 290 182,095 129 262 265 154,995 130 295 298

129 0 MELİKE YILDIRIM 12S 4 2 3,50 3 10 0,50 7 12 4,00 158,815 129 293 296 180,800 130 264 267 164,960 120 277 280

130 0 CEYLİN İBAR 12S 3 0 3,00 3 4 2,00 5 9 2,75 11 13 7,75 161,325 124 286 289 179,910 131 267 270 160,620 127 289 292

131 0 ONUR SEVGİ 12S 16 2 15,50 8 8 6,00 1 10 -1,50 4 9 1,75 29 29 21,75 229,920 16 74 74 178,735 132 269 272 205,778 71 169 169

132 0 GÖKTUĞ YERALTI 12S 5 2 4,50 1 2 0,50 5 11 2,25 6 13 2,75 17 28 10,00 160,998 126 288 291 177,193 133 271 274 162,320 125 284 287

133 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 1 0 1,00 1 1 0,75 2 7 0,25 3 8 1,00 7 16 3,00 153,878 133 302 305 171,200 134 284 287 147,095 133 301 304

134 0 NİLSU AZATLI 12S 3 15 -0,75 10 22 4,50 13 37 3,75 151,188 134 303 306 170,485 135 285 288 145,248 137 306 309

135 0 İZGİ İZLEM DURAN 12S 2 8 0,00 4 18 -0,50 6 26 -0,50 150,055 135 304 307 170,110 136 286 289 145,475 136 305 308

136 0 SEMİH SERBEST 12S 6 2 5,50 0 5 -1,25 6 7 4,25 139,825 137 306 309 168,880 137 289 292 146,005 135 304 307

137 0 EMİR ARSLAN 12S 0 3 -0,75 5 8 3,00 5 12 2,00 10 23 4,25 134,480 138 308 311 168,108 138 291 294 140,788 138 307 310

138 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 3 6 1,50 6 13 2,75 9 19 4,25 132,063 139 309 312 160,413 139 302 305 131,013 139 308 311

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT AYT 1 310 310 310 313

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,9 6,14 1,8 1,7 1,38 9,4 5,2 8,06 8,7 6,1 7,18 27,2 17,9 22,76 207,100 240,610 217,520

Okul Ortalaması 7,4 4,9 6,20 1,8 1,8 1,40 9,5 5,3 8,14 8,8 6,1 7,25 27,5 18,0 22,99 207,240 240,870 217,800

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇOLAKOĞLU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,020 207,100 71 196 196 196 198

SAY 230,445 240,610 87 136 136 136 136

EA 203,138 217,520 79 178 178 178 178

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 18 4 17,00 57

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 0 4 -1,00 -14

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 3 1,25 3 0,56 6,20 6,14

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 3 -0,75 -8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 6 5 4,75 12 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 90 43 79,25 28 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1                         cbDbD           

Cevap Anahtarı B DACEAEACBDBCEAAEECBABDDEACDEDCBBDABDCEBC

Matematik BaAC    D    C d     A         e b e    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BaccADD  d Bbb  e          A b DdbdCBe A

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAAN KARAABALI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 162,325 207,100 120 281 281 281 284

SAY 201,900 240,610 111 209 209 209 211

EA 157,420 217,520 129 292 292 292 295

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 0 0,00 0

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 17 6 15,50 52

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 1 5 -0,25 -1 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 8 3 7,25 52 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 8 3 7,25 18 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 56 21 50,75 18 94,53 86,47 86,32

Matematik abB   b bb                              

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDe DdBADBdC                            

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YASİN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,960 207,100 9 61 61 61 61

SAY 370,240 240,610 18 20 20 20 20

EA 274,750 217,520 22 40 40 40 40

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 0,56 6,20 6,14

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 0 2 -0,50 -1 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 23 7 21,25 53 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 160 27 153,25 55 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1                                        a

Cevap Anahtarı A ADEACBDEACAAECBEBAECDBEDADCDECBBADDBCEBC

Sosyal-2                   d                    a      

Cevap Anahtarı A AECDACACBAEBABEDBDECCBECDDACBADECECDBBAEEBBDDA

Matematik DCBAE CbDEAdDBCBDa    b    DEaADABAECa a

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCcbcBADBAC EADCBDA EEC cdb AcBDAEdBBbA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA KURT 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,603 207,100 80 208 208 208 210

SAY 240,838 240,610 81 122 122 122 122

EA 197,148 217,520 83 187 187 187 189

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 21 6 19,50 65

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 8 7 6,25 16 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 90 48 78,00 28 94,53 86,47 86,32

Matematik BD C      de C e ecB A     e d    BC    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BeaE D   d B        eDC    A    dbdb  ac

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ARSLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,053 207,100 65 184 184 184 186

SAY 304,375 240,610 38 53 53 53 53

EA 230,578 217,520 45 116 116 116 116

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 21 9 18,75 63

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 29 11 26,25 66

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 1 6 -0,50 -7

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 17 11 14,25 48 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 6 3 5,25 53 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 23 14 19,50 49 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 7 3,25 25 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 22 17 17,75 44 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 126 68 109,00 39 94,53 86,47 86,32

Matematik eCBAEebcbEd DBCBDeBdcEA eADDEa eABAEeEDc

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BcCdDceADBACDEAbeBDb dcCeBdDbbcaDAdCBBdA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KULA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 225,266 240,610 94 148 148 148 148

EA 183,570 217,520 100 233 233 233 235

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 3 -0,75 -8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 8 2,00 5 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 9 7 7,25 18 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 77 33 68,88 25 94,53 86,47 86,32

Matematik De AE C     aca            a  d  e  e   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDC bA ADc    A       cC cd       dbB   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDEMİR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,638 207,100 116 270 270 270 273

SAY 223,780 240,610 96 151 151 151 153

EA 177,188 217,520 107 252 252 252 254

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

Matematik-1 30 16 10 13,50 45

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 5 9 2,75 14

Matematik-2 30 6 6 4,50 15 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 6 6 4,50 11 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 1 2,75 21 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 11 5 9,75 24 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 75 43 64,25 23 94,53 86,47 86,32

Matematik  d AEdC Db  D d            Daa          

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BadEDc  cBAC  A       EC  d       E  B  

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA PALALI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,625 207,100 40 137 137 137 137

SAY 335,480 240,610 30 38 38 38 38

EA 252,235 217,520 34 77 77 77 77

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 25 3 24,25 81

Geometri 10 6 3 5,25 53

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 3 4,25 43 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 22 9 19,75 49 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 10 2 9,50 68 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 136 38 126,50 45 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCdEaDAcDCCeBDbe  A     DEAaDA BCE ce

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BdDEADDAaCAB  CDAB   DCb BdebDEDdAaC e  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLINUR KARAKURT 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,298 207,100 22 89 89 89 89

SAY 378,880 240,610 14 15 15 15 15

EA 289,313 217,520 11 23 23 23 23

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 30 0 30,00 100

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 30 24 1 23,75 79 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 3 6,25 63 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 31 4 30,00 75 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 8 4 7,00 54 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 161 32 153,00 55 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCAEBDAEDCCBBDeABEA     DEACDAABecaBD

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BCDEADeA CAcaECDABE ceeEDaCADabDaAECBBeA

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ATEŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,313 207,100 118 277 277 277 280

SAY 220,413 240,610 99 159 159 159 161

EA 171,323 217,520 115 266 266 266 268

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 13 9 10,75 36

Geometri 10 3 5 1,75 18

TYT Matematik 40 16 14 12,50 31

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 1 5 -0,25 -4

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 30 7 12 4,00 13 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 5 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 17 4,75 12 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 6 2,50 19 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 16 19 11,25 28 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 82 79 62,25 22 94,53 86,47 86,32

Matematik Da  aBabDaAC  d DbBc  d    eabba BcaC  c

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  aedDABADBdCcbbbCBcb E C adeccadDbECBBb 

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBİKE GÜNEŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,320 207,100 46 151 151 151 151

SAY 290,995 240,610 43 60 60 60 60

EA 225,900 217,520 48 124 124 124 124

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 19 2 18,50 62

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 13 4 12,00 30 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 0 5,00 38 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 16 6 14,50 36 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 115 24 109,00 39 94,53 86,47 86,32

Matematik BbAC    a Eb C B eA  A     D   D A C  B 

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri Bd  cDe  CABD CD B    C   Cd   DdcEC B A

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KAVKACI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,488 207,100 47 154 154 154 154

SAY 260,685 240,610 67 94 94 94 94

EA 228,873 217,520 46 117 117 117 117

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 4 1,00 10 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 13 9 10,75 27 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 11 16 7,00 18 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 109 41 98,75 35 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAE acDEAae d D   E A        eAe  eE c

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BadcDc eDB ec cD d    ce eeDDAb   aC BbA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YEĞİT 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,378 207,100 66 186 186 186 188

SAY 255,578 240,610 72 102 102 102 102

EA 206,273 217,520 70 168 168 168 168

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 18 3 17,25 58

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 0 5 -1,25 -18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 6 8 4,00 20

Matematik-2 30 8 9 5,75 19 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 11 6,25 16 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 98 39 88,25 32 94,53 86,47 86,32

Matematik  DAeb EcaAa  CeBbC   A     ea C    e  c 

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri Bdaa DD  dAc EbDcB    Cc BC  D D bbC a  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,338 207,100 83 213 213 213 215

SAY 229,798 240,610 88 137 137 137 137

EA 196,203 217,520 85 192 192 192 194

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 6 5 4,75 12 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 2 2 1,50 11 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 10 4 9,00 23 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 85 23 79,25 28 94,53 86,47 86,32

Matematik DC AEca  d bD      d       D            

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  De D   e     c       EC      bBDAECB   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL SEYHAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,543 207,100 50 161 161 161 161

SAY 298,740 240,610 41 56 56 56 56

EA 232,753 217,520 43 112 112 112 112

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 25 2 24,50 82

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 12 2 11,50 38 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 4 2 3,50 35 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 16 4 15,00 38 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 4 4,00 31 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 19 11 16,25 41 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 119 31 111,25 40 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCAEcD  D CB            bE C  ABaE a 

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BCDEcDeA CAc caDAB   cCc dCe  ED AdbBB A

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL TAY 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,810 207,100 63 181 181 181 183

SAY 227,098 240,610 91 142 142 142 142

EA 203,910 217,520 77 176 176 176 176

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 30 7 12 4,00 13 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 5 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 8 17 3,75 9 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 11 0,25 2 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 98 54 84,50 30 94,53 86,47 86,32

Matematik BaACab aDddb ade bA  A      Ee  ecBdd c 

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri ddDceeceeCbBcbd            A  EDBAdCBeCe

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR AKÇAMAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,928 207,100 44 148 148 148 148

SAY 269,845 240,610 53 77 77 77 77

EA 226,178 217,520 47 123 123 123 123

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 10 7 8,25 21 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 4 4,00 31 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 108 34 99,50 36 94,53 86,47 86,32

Matematik  DAeCcE DbbD C      c      bEA    B   e 

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri  dDb  c  dAB dCDdB   DCc edd b DBAde eb 

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ERDEM 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,150 207,100 67 188 188 188 190

SAY 224,608 240,610 95 150 150 150 150

EA 194,905 217,520 86 194 194 194 196

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 19 3 18,25 61

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 3 6 1,50 4 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 9 12 6,00 15 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 88 37 78,75 28 94,53 86,47 86,32

Matematik  eAe     AbD b   e                 d    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri debb eeABdAB               Aa  DcAbCBe d

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KURTTEKİN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 160,443 207,100 127 290 290 290 293

SAY 198,290 240,610 115 222 222 222 224

EA 168,065 217,520 117 273 273 273 276

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 7 7 5,25 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 6 4 5,00 13 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 9 0,75 5 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 7 12 4,00 10 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 61 33 52,75 19 94,53 86,47 86,32

Sosyal-2                                              e

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik  DAd    D    b B Ce  e        C         

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri deaEde bBd Bba        Cc    cD D  dC    

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA MOLLA 11208 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,283 207,100 23 90 90 90 90

SAY 342,433 240,610 28 33 33 33 33

EA 282,698 217,520 12 25 25 25 25

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75

Matematik-1 30 23 2 22,50 75

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 6 1 5,75 58 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 28 2 27,50 69 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 0 3,00 23 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 15 6 13,50 34 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 142 13 138,75 50 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCdEBDAEDCCB DCAB  E    DEAC  ABCE eD

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BdaE  D  dAcDa   B    C   C aDEDBAEC    

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK UYAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,598 207,100 117 271 271 271 274

SAY 201,778 240,610 112 210 210 210 212

EA 162,573 217,520 123 282 282 282 285

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 8 5 6,75 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 30 1 7 -0,75 -3 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 1 8 -1,00 -3 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 2 2,50 18 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 0 3,00 23 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 9 6 7,50 19 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 66 36 57,00 20 94,53 86,47 86,32

Matematik ee          aad         b  D d      d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri d  E d A B       B     C B D  da bEC  a 

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN CAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,803 207,100 12 66 66 66 66

SAY 381,123 240,610 13 14 14 14 14

EA 275,883 217,520 19 37 37 37 37

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 2 4,50 45 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 23 8 21,00 53 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 14 0 14,00 100 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 9 0 9,00 69 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 31 0 31,00 78 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 161 19 156,25 56 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCdEBDdcDCdBBDeABcA     DE CDAAcC   e

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BCDEADDABCABDECDAB A DCE  CA   DBAEC BC 

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DAĞLI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,260 207,100 33 114 114 114 114

SAY 262,555 240,610 63 89 89 89 89

EA 231,320 217,520 44 115 115 115 115

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 19 5 17,75 59

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 0,56 6,20 6,14

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 7 7 5,25 13 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 15 11 12,25 31 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 110 38 100,50 36 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1 ADEbCB                    C b  e a B    

Cevap Anahtarı A ADEACBDEACAAECBEBAECDBEDADCDECBBADDBCEBC

Matematik baBAE  dDbA Dad            D        d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  ae D  eD AC  bDCBD  cEC   De bdDAdCeB e

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DALGİZ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,755 207,100 49 159 159 159 159

SAY 361,240 240,610 20 24 24 24 24

EA 258,690 217,520 29 64 64 64 64

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 21 8 19,00 63

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 6 3 5,25 53 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 28 8 26,00 65 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 10 0 10,00 77 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 32 2 31,50 79 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 146 33 137,75 49 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACadEBDAEDCCBaDCABEAb e  DEACaAABeE eD

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BCDEeDDABCAaDECDAB A DCE BCAD EDBAECBB  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT AKKANLI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,820 207,100 29 99 99 99 99

SAY 373,310 240,610 16 18 18 18 18

EA 277,015 217,520 18 36 36 36 36

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 22 7 20,25 68 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 29 9 26,75 67 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 25 15 21,25 53 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 155 42 144,50 52 94,53 86,47 86,32

Matematik BbcCCcEBDAEDCCBBDedBbAEADDAc AeaAABCE BD

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri ceDEAbeABCABDECDABEAdDCEceCbceaDabdCBeCA

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ŞANOLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,013 207,100 72 198 198 198 200

SAY 269,648 240,610 54 78 78 78 78

EA 212,508 217,520 64 157 157 157 157

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 20 5 18,75 63

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 30 11 7 9,25 31 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 2 2,50 25 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 14 9 11,75 29 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 19 11 16,25 41 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 108 46 96,50 34 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCdEdD beCC a b   b     D A c ABd   D

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BdDEcDed  ABDcb eB   DCc  CADDaDBAdd B A

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ELVERİŞLİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,343 207,100 38 133 133 133 133

SAY 225,548 240,610 93 146 146 146 146

EA 216,343 217,520 62 152 152 152 152

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

Matematik-1 30 14 6 12,50 42

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 9 10,75 27 0,56 6,20 6,14

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 2 2 1,50 4 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 6 5 4,75 12 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 5 2,75 20 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 93 51 80,25 29 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1 eDdACd  A  da       D   ADeDb BaAD Ba B 

Cevap Anahtarı A ADEACBDEACAAECBEBAECDBEDADCDECBBADDBCEBC

Sosyal-2     b     E b  D                              

Cevap Anahtarı A AECDACACBAEBABEDBDECCBECDDACBADECECDBBAEEBBDDA

Matematik eb    d D A D C            D d  A   d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri   dcDd  DBAd bADCd   c C  d  AbdDAd e d 

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 1 0 33
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA GENÇ 545 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,188 207,100 87 226 226 226 228

SAY 226,865 240,610 92 143 143 143 143

EA 186,353 217,520 96 225 225 225 227

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 13 2 12,50 42

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 6 7 4,25 21

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 5 6 3,50 9 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 2 2,50 19 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 80 38 70,50 25 94,53 86,47 86,32

Matematik  C     bba  D C bdB              B  d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BaedD  eeBA  bAD      cd B  a  d  dCe   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA YAMAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 327,176 240,610 33 42 42 42 42

EA 234,305 217,520 41 108 108 108 108

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 30 6 28,50 71 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 10 2 9,50 73 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 25 10 22,50 56 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 119 34 110,63 40 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEaCADdA DBCBDCBAc A  ADDaCAaABAECcDB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDdccA  DBACDbADCBDABdEC dC  AEdDAbCaBeA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AĞIR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 170,050 207,100 114 268 268 268 271

SAY 207,268 240,610 108 188 188 188 190

EA 173,795 217,520 113 262 262 262 264

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 3 26,25 66

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

Matematik-1 30 6 3 5,25 18

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 5 7 3,25 16

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 3 3,25 8 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 2 0,50 4 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 65 29 57,75 21 94,53 86,47 86,32

Matematik   AC    D b                    e  Bb    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri Bea c eAeC Bc    B    a  d      d ceBe  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR TEKİN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 236,666 240,610 83 127 127 127 127

EA 193,300 217,520 90 201 201 201 203

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 5 7,75 19 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 9 8 7,00 18 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 82 31 74,38 27 94,53 86,47 86,32

Matematik  bd EBC D  aDB             D     B   aDd

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri B d bc  Dc C cc CB    cC  C    B bE     

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGESU YEŞİLÇAM 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,938 207,100 36 129 129 129 129

SAY 287,630 240,610 46 64 64 64 64

EA 241,433 217,520 38 95 95 95 95

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 14 7 12,25 31 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 2 2,50 19 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 121 35 112,25 40 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBA ca DEA DBe  bBc       D CbD  b C   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri dceEec ADB C b D  D   dC  dbDA dDbECa bA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA ALTINISIK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 283,476 240,610 49 69 69 69 69

EA 217,625 217,520 57 147 147 147 147

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 4 4 3,00 30 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 20 8 18,00 45 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 5 3,75 29 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 108 37 98,88 35 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEBb DbA DBCBDeBd  A    D  eaABA C ca

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDaEDbcADcACDbA CBc cdce BCDDAEBDAECc  A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BÜSTAÇ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 170,588 207,100 112 266 266 266 269

SAY 218,963 240,610 101 161 161 161 163

EA 179,903 217,520 104 240 240 240 242

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 13 6 11,50 38

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 8 2 7,50 38

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 6 7,50 19 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 74 32 66,00 24 94,53 86,47 86,32

Matematik aeB  B  Da  cBa       A    D  dDA   C   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  c ED  de AC  d            a A B   CB   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ÇIVGIN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,905 207,100 31 106 106 106 106

SAY 328,865 240,610 32 41 41 41 41

EA 257,665 217,520 31 70 70 70 70

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 16 8 14,00 47 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 6 2 5,50 55 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 22 10 19,50 49 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 8 3,00 23 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 23 15 19,25 48 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 143 37 133,75 48 94,53 86,47 86,32

Matematik BaAC   cDAaDCCBBDedBcbEA  eD ACaAABC  Be

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BecEcDDA CABDaCbeBEdBaeEcdbA ecDBAECBBbA

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU CEYHAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,105 207,100 51 162 162 162 162

SAY 285,640 240,610 47 65 65 65 65

EA 223,270 217,520 50 134 134 134 134

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80

Matematik-1 30 24 0 24,00 80

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 2 4,50 45 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 14 5 12,75 32 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 13 6 11,50 29 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 110 24 104,00 37 94,53 86,47 86,32

Matematik  C A Ba Db  DBCB           D adD BAEC  c

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri B d Dc ADBAd   D BD    C  dD   dD dC    

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KILIÇ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,368 207,100 62 179 179 179 181

SAY 251,358 240,610 74 107 107 107 107

EA 212,828 217,520 63 155 155 155 155

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 24 4 23,00 77

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 30 9 8 7,00 23 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 4 1,00 10 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 11 12 8,00 20 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 8 2,00 14 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 11 18 6,50 16 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 102 54 88,50 32 94,53 86,47 86,32

Matematik ceBA  C DcAb cC  d d aA    DE eDAae b   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri Bceaecc DcAbD bDeBc   E   d c c DAdCeBdd

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL SERDAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,280 207,100 32 107 107 107 107

SAY 382,775 240,610 11 12 12 12 12

EA 275,080 217,520 21 39 39 39 39

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 2 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 1 6,75 68 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 28 3 27,25 68 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 14 0 14,00 100 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 160 19 155,25 55 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEBaADEACDBCBDCBd       DECAD BAEe DB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCEDABADBACDEADCBDAadcCbBCDDAEBDAdCBBCA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇAKMAK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,370 207,100 108 262 262 262 264

SAY 196,235 240,610 119 232 232 232 234

EA 175,830 217,520 110 257 257 257 259

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 12 4 11,00 37

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 3 0,25 3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 9 1,75 4 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 2 0,50 4 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 70 42 59,50 21 94,53 86,47 86,32

Matematik BecC b c A   e              c  a Aed    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri dea   cece            Ca  d ec eBAdC B c

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN İBAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,325 207,100 124 286 286 286 289

SAY 179,910 240,610 131 267 267 267 270

EA 160,620 217,520 127 289 289 289 292

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

Matematik-1 30 10 3 9,25 31

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 3,00 8 0,56 6,20 6,14

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 3 4 2,00 5 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 52 32 44,00 16 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1 ADE                                     

Cevap Anahtarı A ADEACBDEACAAECBEBAECDBEDADCDECBBADDBCEBC

Matematik  a      b    dC            D    A   e   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri dae e  c B    e   a   EC        D d a  A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN İKRA SEZEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,438 207,100 48 155 155 155 155

SAY 269,253 240,610 56 80 80 80 80

EA 217,008 217,520 59 149 149 149 149

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 21 2 20,50 68

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 0 4 -1,00 -14

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 8 8 6,00 30

Matematik-2 30 8 10 5,50 18 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 11 6,25 16 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 106 35 97,25 35 94,53 86,47 86,32

Matematik  C A aC DdA  aCdDdBcc e e   a  D    d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri B dE beADBAd  A  BD   cC     A  Dbd c   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN SERBES 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,930 207,100 34 116 116 116 116

SAY 300,883 240,610 40 55 55 55 55

EA 238,605 217,520 39 99 99 99 99

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 28 1 27,75 93

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 30 11 11 8,25 28 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 3 4,25 43 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 16 14 12,50 31 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 17 9 14,75 37 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 129 37 119,75 43 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAca  DcAdDeCB edb  A e  bcCdaABAEC  e

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BcecDA  eBAd aA CBD  EEe  d  A  D ECcB A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN UYĞUN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,058 207,100 107 259 259 259 261

SAY 230,888 240,610 86 135 135 135 135

EA 188,353 217,520 94 217 217 217 219

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 11 12 8,00 27

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 12 12 9,00 23

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 7 7 5,25 13 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 86 51 73,25 26 94,53 86,47 86,32

Matematik  D     cD be C d CA  A     e A a   e    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BeaEbDeA dAB aCbcB   Dd    A aEDe EC    

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİNNAZ YILMAZ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,435 207,100 110 264 264 264 266

SAY 231,535 240,610 84 132 132 132 132

EA 184,575 217,520 98 230 230 230 232

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 4 22,00 55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 13 6 11,50 38

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 8 2 7,50 38

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 2 2,50 25 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 6 7,50 19 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 13 15 9,25 23 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 81 37 71,75 26 94,53 86,47 86,32

Matematik B Aead  D E  C     Bc         CaA Be    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri ceaEe D BdAB   bbB   aCc  CcD E dAdCBebe

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR BİRCAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,048 207,100 70 195 195 195 197

SAY 257,083 240,610 70 100 100 100 100

EA 203,158 217,520 78 177 177 177 177

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 18 9 15,75 53

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 22 11 19,25 48

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 6 8 4,00 20

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 12 7 10,25 26 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 99 43 88,25 32 94,53 86,47 86,32

Matematik    CCd c   D    beeB A     DEbCDAABd    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri edDEbDDAcdABcE            d       bCBedA

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU NEHİR SAYRACI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 262,806 240,610 62 88 88 88 88

EA 209,980 217,520 65 161 161 161 161

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 16 4 15,00 38 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 6 4 5,00 38 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 15 15 11,25 28 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 95 37 85,88 31 94,53 86,47 86,32

Matematik B ACC E DAbD  c DCeB        EACD  Bd    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BeabebD d  aDECadB   DCEccCA a e  dCaBCA

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
E SUDE KÜÇÜK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,328 207,100 28 97 97 97 97

SAY 315,610 240,610 36 48 48 48 48

EA 247,658 217,520 37 84 84 84 84

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 25 0 25,00 83

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 4 4,00 40 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 15 6 13,50 34 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 3 4,25 30 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 7 1 6,75 52 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 0 5,00 38 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 17 4 16,00 40 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 131 18 126,50 45 94,53 86,47 86,32

Matematik bC AEBC DaA DB             D   aABAcCaDc

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri B   bc  DBAC cADCBD    C eC    BDAEC    

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BİNGÖL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,838 207,100 82 211 211 211 213

SAY 262,075 240,610 64 90 90 90 90

EA 198,678 217,520 81 184 184 184 186

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 15 1 14,75 49

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 1 0 1,00 17 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 3 8,25 21 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 1 4,75 37 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 14 6 12,50 31 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 92 27 85,25 30 94,53 86,47 86,32

Sosyal-2                                              A

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik B  d    DA   C e    EA     D  C    d E  

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri deaE DDABdABD C AB    C Dd        Ee    

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ERKİL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,083 207,100 68 191 191 191 193

SAY 244,873 240,610 76 115 115 115 115

EA 204,233 217,520 75 173 173 173 173

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35

Matematik-1 30 24 1 23,75 79

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 6 3 5,25 13 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 93 27 86,25 31 94,53 86,47 86,32

Matematik  C A B  DbA   C       d             d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BceE bBbDc   a DCBa   cC  dD    D EC a A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE NAYAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 159,193 207,100 128 292 292 292 295

SAY 184,318 240,610 125 256 256 256 259

EA 161,168 217,520 126 288 288 288 291

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26

Matematik-1 30 12 4 11,00 37

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 3 3 2,25 6 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 1 4 0,00 0 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 51 27 44,25 16 94,53 86,47 86,32

Matematik   B d C ca C                            

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  bd cA b                                

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜVEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,115 207,100 55 167 167 167 169

SAY 256,950 240,610 71 101 101 101 101

EA 218,095 217,520 55 145 145 145 145

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Matematik-2 30 10 10 7,50 25 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 3 0,25 3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 11 13 7,75 19 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 100 42 89,50 32 94,53 86,47 86,32

Matematik BaACac  DAdeCd eee BEA     Da Ca c d    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri cecacDDbBCcB  C eBd                  e  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KARAPEHLİVAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,743 207,100 123 284 284 284 287

SAY 211,145 240,610 107 176 176 176 178

EA 165,188 217,520 119 275 275 275 278

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 2 15,50 39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 17 3 16,25 54

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 5 2,75 7 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 12 12 9,00 23 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 65 37 55,75 20 94,53 86,47 86,32

Matematik  D      e b  C   CcB e     a            

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri Bda dD A dA   C  BE  DC e ec   DcbbaBe A

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BİLEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,108 207,100 15 73 73 73 73

SAY 378,640 240,610 15 16 16 16 16

EA 281,773 217,520 13 28 28 28 28

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 30 0 30,00 100

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 1 6,75 68 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 27 4 26,00 65 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 10 1 9,75 70 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 24 9 21,75 54 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 156 22 150,50 54 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEaCADEA DBCBDeBdE      DEC DABAEe DB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCdDAB DBAC  ADCBDA dEC dCeDecdDbECeB  

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇARIKÇI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,725 207,100 39 136 136 136 136

SAY 282,583 240,610 50 70 70 70 70

EA 225,240 217,520 49 126 126 126 126

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 22 2 21,50 72

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 6 7,50 19 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 3 4,25 30 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 17 9 14,75 37 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 116 26 109,50 39 94,53 86,47 86,32

Matematik  CBA c  Db CD d  C    c    e   D B  d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri B ecD   DBA b ADCBb   ce BC   EBDbECeB c

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ BİRİM 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,120 207,100 10 62 62 62 62

SAY 399,893 240,610 9 10 10 10 10

EA 290,830 217,520 9 21 21 21 21

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 33 2 32,50 81 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 170 24 164,00 59 94,53 86,47 86,32

Sosyal-2                      C                        

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik BDACCAEBDAEDCCBeDCABEb     DEACDAABCEEBD

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BCDcADeABCAcDbCDABdAeDCEDBCADaaDBAECBB c

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE TÜRK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,700 207,100 4 51 51 51 51

SAY 388,255 240,610 10 11 11 11 11

EA 289,625 217,520 10 22 22 22 22

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 8 1 7,75 78 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 28 4 27,00 68 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 11 2 10,50 75 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 166 18 161,50 58 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEBCcDEACD CBDCBAc      DbCAaABAEC DB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCcDABADBAdD ADaBDA  cC BCDDAbdDAEb B A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EM İRHAN KARAHAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,620 207,100 79 207 207 207 209

SAY 252,715 240,610 73 106 106 106 106

EA 199,250 217,520 80 183 183 183 185

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 18 6 16,50 55

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 7 5 5,75 14 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 5 3,75 29 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 101 45 89,75 32 94,53 86,47 86,32

Matematik BDAC   BD c  a   ad            D   e    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BeccADD cdAaDECbeBE  Ded eCAc bDBAECB  A

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKKOYUN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,390 207,100 74 200 200 200 202

SAY 261,338 240,610 65 92 92 92 92

EA 204,915 217,520 73 171 171 171 171

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 13 1 12,75 43

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 10 2 9,50 24 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 4 4,00 29 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 15 9 12,75 32 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 97 27 90,25 32 94,53 86,47 86,32

Matematik  eBA    DE    C  C          E A  BA d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  ad D  ADBAd bc CBe   EC  CD A  DbdC B c

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ALİ ÜRAL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,738 207,100 86 224 224 224 226

SAY 212,368 240,610 106 171 171 171 173

EA 182,753 217,520 102 236 236 236 238

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 12 1 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 6 8 4,00 20

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 3 3 2,25 6 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 2 2 1,50 11 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 2 4 1,00 3 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 71 21 65,75 23 94,53 86,47 86,32

Matematik  a    a D     C    e           D        

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  cd     D  C  b                        d

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARSLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 134,480 207,100 138 308 308 308 311

SAY 168,108 240,610 138 291 291 291 294

EA 140,788 217,520 138 307 307 307 310

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20

Matematik-1 30 7 9 4,75 16

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 8 10 5,50 14

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 0 3 -0,75 -2 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 5 8 3,00 8 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 6 1,50 11 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 5 12 2,00 5 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 40 52 27,00 10 94,53 86,47 86,32

Sosyal-2                         a     aa              

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik   AeC  cDA b e d   B e     e       b    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri eaaE cDdd  B    c    D  c d ae    E  d  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIK VE DİL 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR GÜNEŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 158,338 207,100 130 294 294 294 297

SAY 206,140 240,610 109 193 193 193 195

EA 183,903 217,520 99 232 232 232 234

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 2 12,50 31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 15 4 14,00 47

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 13 5 11,75 29 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 1 9 -1,25 -3 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 58 26 51,50 18 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEB  Dbdb Be DCB   A      d      C   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri cDdbee be  d d                          

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YALÇIN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,723 207,100 77 204 204 204 206

SAY 244,260 240,610 78 117 117 117 117

EA 196,583 217,520 84 190 190 190 192

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 10 0 10,00 33

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 2 2,50 25 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 8 6 6,50 16 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 6 0,50 4 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 18 15 14,25 36 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 98 39 88,25 32 94,53 86,47 86,32

Matematik   A    dDAdD e       e     D   D bBC  d 

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BdDdcDDA dABbbabbB   Ded  dA acDBAECBBbA

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES RAMAZAN BALABAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,015 207,100 104 255 255 255 257

SAY 220,395 240,610 100 160 160 160 162

EA 178,185 217,520 106 247 247 247 249

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 17 6 15,50 52

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 4 12 1,00 3 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 13 0,75 2 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 83 49 70,75 25 94,53 86,47 86,32

Matematik caebbccebcED C c Cc                e    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri Beac D A CAB aC bB     c     bcDaAECBBbd

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TALHA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 215,021 240,610 104 167 167 167 169

EA 174,535 217,520 112 259 259 259 261

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 78 31 70,38 25 94,53 86,47 86,32

Matematik  a       c                              

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri Baed ceADBAd Ec  B    ce  C e    AECBBbA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENGİN EMRE KOCABAŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,638 207,100 90 232 232 232 234

SAY 217,798 240,610 102 163 163 163 165

EA 189,618 217,520 91 209 209 209 211

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 10 8 8,00 27

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 3 1,25 13 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 7 5 5,75 14 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 2 6 0,50 4 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 76 33 67,75 24 94,53 86,47 86,32

Matematik  e C    b    C  DC   A          AeBd  c 

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri  ecbc e  C B b                   d  B   

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BAĞRIYANIK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,103 207,100 13 68 68 68 68

SAY 402,115 240,610 8 9 9 9 9

EA 303,398 217,520 3 8 8 8 8

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 2 0 2,00 33 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 38 2 37,50 94 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 6 1 5,75 44 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 24 7 22,25 56 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 166 22 160,50 57 94,53 86,47 86,32

Sosyal-2                                         EB    

Cevap Anahtarı A AECDACACBAEBABEDBDECCBECDDACBADECECDBBAEEBBDDA

Matematik DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADcECADABAECaDB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCcDAeADBACDE DeBDA   C  Ceeb BDAE BBd 

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DEMİRDİZEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,463 207,100 73 199 199 199 201

SAY 198,220 240,610 116 223 223 223 225

EA 165,713 217,520 118 274 274 274 277

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 6 14,50 36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 15 4 14,00 47

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 0,56 6,20 6,14

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 13 14 9,50 24 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 5 2 4,50 11 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 2 0,50 4 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 5 13 1,75 4 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 70 47 58,25 21 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1                                        e

Cevap Anahtarı B DACEAEACBDBCEAAEECBABDDEACDEDCBBDABDCEBC

Sosyal-2      eCdBE BADcBbbaaaeDaD Ac Ab bCdB          

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik  DbC         C       A            Bd    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri  ea b DABd c  e e     C        c d bBced

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 1 1 50
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 2 0 67
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERENN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 266,081 240,610 60 86 86 86 86

EA 206,505 217,520 68 165 165 165 165

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 0 7,00 70 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 19 4 18,00 45 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 7 3 6,25 16 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 90 25 83,88 30 94,53 86,47 86,32

Matematik  C  EBa  E  D CBDeBAE b    D bADABAEC   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDC*Dc Ac AC                            

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERSİN AKKOÇ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,875 207,100 52 163 163 163 163

SAY 240,955 240,610 80 121 121 121 121

EA 204,288 217,520 74 172 172 172 172

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 12 6 10,50 35

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 7 8,25 21 0,56 6,20 6,14

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 6 7 4,25 11 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 1 4,75 37 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 21 7 19,25 48 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 100 41 89,75 32 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1 DACEd                     DbbCBda BeC Be

Cevap Anahtarı B DACEAEACBDBCEAAEECBABDDEACDEDCBBDABDCEBC

Matematik  DAea   b b          b     Da C  ABd    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BdcbcDDA  ABD eDA     CE  CAcDEDdAECBB  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA KUNDAKÇI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 261,291 240,610 66 93 93 93 93

EA 206,505 217,520 68 165 165 165 165

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 13 8 11,00 37 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 5 1,75 18 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 16 13 12,75 32 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 19 13 15,75 39 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 99 44 88,13 31 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEaCADbd DeC bCBd a      dCc  abaeEDB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri aadEbeB D dCDbADeB    cC BCDeA eDAECcBbA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEMNUR KARATAŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,815 207,100 60 175 175 175 177

SAY 247,040 240,610 75 111 111 111 111

EA 217,105 217,520 58 148 148 148 148

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 22 5 20,75 69

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 11 5 9,75 24 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 2 8 0,00 0 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 6 0,50 4 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 9 18 4,50 11 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 99 38 89,50 32 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACC   DAbD d a C         e  aD   C    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri adccdaD  e Bb e bBd  cec  Ce  EDddbCBB  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA TOPTAŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,545 207,100 58 170 170 170 172

SAY 290,368 240,610 44 61 61 61 61

EA 233,155 217,520 42 110 110 110 110

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 20 4 19,00 63

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 1 6 -0,50 -7

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 19 2 18,50 46 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 114 33 105,75 38 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEaCADEA e  BDC         D   DABA C   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BaCdDb cDad   beCB   EEe  C    BDAdCd  A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA AKSU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,480 207,100 105 256 256 256 258

SAY 227,900 240,610 90 140 140 140 140

EA 180,440 217,520 103 239 239 239 241

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30

Matematik-1 30 17 0 17,00 57

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 4 8 2,00 7 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 8 2,00 5 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 79 30 71,50 26 94,53 86,47 86,32

Matematik DeBA    ca dccd             aC          

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BabbDABdDaA   AD      cCceCD AaaDbdba  A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESSA NUR TURK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 289,111 240,610 45 63 63 63 63

EA 216,930 217,520 60 150 150 150 150

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 23 7 21,25 53 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 19 10 16,50 41 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 106 35 97,38 35 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCAEBDAbD dB DedB b      EACaAABCE cD

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri Be cA DAc  e  aDcBEA  CE BCAacEDdAEb B A

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜLTEKİN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 157,583 207,100 131 297 297 297 300

SAY 197,620 240,610 118 227 227 227 229

EA 152,568 217,520 132 298 298 298 301

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 2 2 1,50 5

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Matematik-2 30 1 5 -0,25 -1 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 2 6 0,50 1 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 14 15 10,25 26 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 62 41 51,75 18 94,53 86,47 86,32

Matematik B ce           c           c d    Bd    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BdaEcD AdadBD  D B   cCc  edeeEeBdEC Ba 

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERAYE UYAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,285 207,100 41 143 143 143 143

SAY 324,465 240,610 34 44 44 44 44

EA 252,235 217,520 34 77 77 77 77

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 26 2 25,50 85

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 2 4,50 45 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 22 6 20,50 51 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 8 3 7,25 56 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 131 39 121,25 43 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCAEBDAbDeC  DCdB       eEACDA BdE  e

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BdadcDe BCAB  CebB ABDCE Bd Dc DaAdb B  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZENAZ GENCUR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 199,326 240,610 114 215 215 215 217

EA 175,925 217,520 109 256 256 256 258

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Toplam: 280 64 18 59,63 21 94,53 86,47 86,32

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ YERALTI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 160,998 207,100 126 288 288 288 291

SAY 177,193 240,610 133 271 271 271 274

EA 162,320 217,520 125 284 284 284 287

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28

Matematik-1 30 9 7 7,25 24

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 2 4,50 11 0,56 6,20 6,14

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 1 2 0,50 1 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 5 9 2,75 9 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 5 11 2,25 6 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 53 52 40,00 14 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1 D CE                        e   D B   c 

Cevap Anahtarı B DACEAEACBDBCEAAEECBABDDEACDEDCBBDABDCEBC

Sosyal-2                       D a       d             

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik  aAeC  cDA b e d a B e     e  d    b    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri eaaEbcDdd AB    c    D  c d ae    E  d  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 1 0 33
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR DOĞAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,075 207,100 119 280 280 280 283

SAY 194,825 240,610 120 236 236 236 238

EA 163,800 217,520 122 281 281 281 284

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26

Matematik-1 30 14 4 13,00 43

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 4 9 1,75 6 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 11 1,25 3 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 62 50 49,50 18 94,53 86,47 86,32

Matematik Da b c  ebdCbaC       d      C    b d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri daCE cBdec d   e       C  Cb bb   Eec   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA CAN BACAKSIZ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,290 207,100 125 287 287 287 290

SAY 182,095 240,610 129 262 262 262 265

EA 154,995 217,520 130 295 295 295 298

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 2 18,50 46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 1 4 0,00 0 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 1 1 0,75 5 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 51 22 45,50 16 94,53 86,47 86,32

Matematik           a  d c                  Be    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri   a      C                          B   

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRÜNNİSA GÖK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,625 207,100 69 192 192 192 194

SAY 244,280 240,610 77 116 116 116 116

EA 205,145 217,520 72 170 170 170 170

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 16 7 14,25 48

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 4 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 8 8 6,00 15 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 9 1,75 13 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 16 17 11,75 29 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 100 49 87,75 31 94,53 86,47 86,32

Matematik  e AaB ADaA  aC              Cc cBc a   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri Badbcc bDBdCaad aBD   EC  eDeAEBaAdCcBbA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KIRKIL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,528 207,100 37 130 130 130 130

SAY 349,205 240,610 26 31 31 31 31

EA 263,233 217,520 26 55 55 55 55

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 28 1 27,75 93

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 27 7 25,25 63 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 7 4 6,00 46 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 148 40 138,00 49 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEBadDbA DBC DCBAcEA e  DECcDABAEC De

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDecDABAeBACDaADeBDb  ECbeCDDAaBDAdCBBbA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLTERİŞ KIRKPINAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,860 207,100 17 75 75 75 75

SAY 352,173 240,610 25 30 30 30 30

EA 272,480 217,520 23 42 42 42 42

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 25 5 23,75 79

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 18 8 16,00 53 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 3 6,25 63 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 25 11 22,25 56 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 7 4 6,00 46 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 23 10 20,50 51 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 154 35 145,25 52 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEcCdDbACDcCBDeBdaEb    DECADABAdeEDa

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri cDCbDcB DBAC bADCBDAe cC ebDeAEBDAdCB   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜLSÜM ACAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 144,793 207,100 136 305 305 305 308

SAY 182,473 240,610 128 261 261 261 264

EA 146,963 217,520 134 302 302 302 305

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 7 12,25 31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24

Matematik-1 30 10 4 9,00 30

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 6 2 5,50 14 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 6 1,50 11 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 9 14 5,50 14 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 51 42 40,50 14 94,53 86,47 86,32

Matematik  C      Db  D              e   D B  C   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri daed c ADB d  c       c  Bd DA d bEdBBbb

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NAZ ÇİÇEK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 170,453 207,100 113 267 267 267 270

SAY 202,910 240,610 110 205 205 205 207

EA 170,733 217,520 116 270 270 270 272

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 10 4 9,00 30

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 8 2,00 5 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 2 5 0,75 5 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 71 43 60,25 22 94,53 86,47 86,32

Matematik  CBA  bdab                 c b cA   e   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  ae  b   aAC a   B    Ee   c AbaDAECa   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN KABAŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,795 207,100 122 283 283 283 286

SAY 201,513 240,610 113 212 212 212 214

EA 162,470 217,520 124 283 283 283 286

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 5 2 4,50 15

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 5 2,75 7 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 6 8 4,00 10 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 59 32 51,00 18 94,53 86,47 86,32

Matematik ae c         eC     E      cE     A     

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri ace De AeBAC b D                   b  d 

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÇAKICI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,073 207,100 5 52 52 52 52

SAY 416,043 240,610 3 3 3 3 3

EA 298,013 217,520 6 14 14 14 14

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 32 3 31,25 78 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 33 5 31,75 79 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 176 17 171,75 61 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEeCdDEACDBCBDCBAE A    DECADABAECaDB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDC DABADaACDEADCBDAeEECDBCDDAbBDAdCBB d

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZGİ İZLEM DURAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 150,055 207,100 135 304 304 304 307

SAY 170,110 240,610 136 286 286 286 289

EA 145,475 217,520 136 305 305 305 308

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19

Matematik-1 30 4 7 2,25 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 2 8 0,00 0 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 5 1,75 13 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 4 18 -0,50 -1 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 47 52 34,00 12 94,53 86,47 86,32

Matematik be  d C c     a     b   D  c a          

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri ca dec eb bd E  Cd cBcbaD    c a      bd

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRHAN İNAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,548 207,100 84 214 214 214 216

SAY 197,775 240,610 117 226 226 226 228

EA 176,383 217,520 108 254 254 254 256

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 17 1 16,75 56

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 4 0,00 0 0,56 6,20 6,14

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 4 3 3,25 8 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 2 2 1,50 4 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 67 27 60,25 22 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1 D                        e c e         e

Cevap Anahtarı B DACEAEACBDBCEAAEECBABDDEACDEDCBBDABDCEBC

Sosyal-2   D  Aaa  e   E                      A        

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik    e         C B     d                  

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri cea   cd e  b   A                  e    

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL MELİK ASLAY 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,755 207,100 76 203 203 203 205

SAY 259,710 240,610 68 96 96 96 96

EA 198,005 217,520 82 185 185 185 187

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 18 5 16,75 56

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 5 -0,25 -4

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 7 10 4,50 15 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 3 2,25 23 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 10 13 6,75 17 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 6 5 4,75 37 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 106 51 93,25 33 94,53 86,47 86,32

Matematik cbAeaAEBcAc db d           DcAaDcABa    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BdcEAe e CABD CDcB  BDCcecbeeDEDdAE BBCA

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRCA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,980 207,100 75 201 201 201 203

SAY 231,413 240,610 85 133 133 133 133

EA 194,765 217,520 87 195 195 195 197

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 17 6 15,50 52

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 7 9 4,75 12 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 2 6 0,50 4 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 6 2,50 19 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 10 13 6,75 17 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 90 43 79,25 28 94,53 86,47 86,32

Matematik DdBAdd dD   c    a    A    e  cDA   d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  Dea e e aAd   DCBa  EceeddDDA   bE     

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KEREKLİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,220 207,100 43 147 147 147 147

SAY 191,798 240,610 123 244 244 244 246

EA 194,340 217,520 88 197 197 197 199

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 10 0 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 0 8,00 20 0,56 6,20 6,14

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 5 2 4,50 11 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 3 2 2,50 6 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 69 17 64,75 23 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1 ADE CB              D    DC             

Cevap Anahtarı A ADEACBDEACAAECBEBAECDBEDADCDECBBADDBCEBC

Sosyal-2                       EabDACB                 

Cevap Anahtarı A AECDACACBAEBABEDBDECCBECDDACBADECECDBBAEEBBDDA

Matematik  e      D        C             Dc       

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri         e              e  d        bB   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 3 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
M TAHA KARAKÖSE 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,738 207,100 20 82 82 82 82

SAY 357,323 240,610 22 27 27 27 27

EA 277,598 217,520 17 35 35 35 35

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 28 1 27,75 93

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 1 6,75 68 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 27 5 25,75 64 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 23 9 20,75 52 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 153 26 146,50 52 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCdEcDAED CBBDCdBcA     DEA DAABeE BD

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BecEADeA  Aa  CDcB A bCE BCAecEDBAEC BdA

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BİNİCİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,058 207,100 109 263 263 263 265

SAY 222,278 240,610 98 155 155 155 157

EA 188,008 217,520 95 219 219 219 221

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 22 5 20,75 69

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 8 8 6,00 20 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 10 6,50 16 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 6 8 4,00 10 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 76 39 66,25 24 94,53 86,47 86,32

Matematik DC Aaeb DaAdbBC  e    b D      a B  e   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri cce Db dDBAC bb                      c A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETBERK ÖZYÜREK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,950 207,100 53 165 165 165 167

SAY 277,145 240,610 52 73 73 73 73

EA 220,685 217,520 52 140 140 140 140

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74

Matematik-1 30 20 2 19,50 65

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 10 6 8,50 21 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 110 28 103,00 37 94,53 86,47 86,32

Matematik BDAeCcEBDAa  d   C         a   D   d    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri  daccDD  eABDbCDdB ABDCc      EDBAEC   d

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE YILDIRIM 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 158,815 207,100 129 293 293 293 296

SAY 180,800 240,610 130 264 264 264 267

EA 164,960 217,520 120 277 277 277 280

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

Matematik-1 30 5 3 4,25 14

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 2 3,50 9 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 53 28 46,00 16 94,53 86,47 86,32

Matematik DC         CDd                      a   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri ca  e   ec d  c       cd           CBB d

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE PAŞAOĞLU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,923 207,100 35 117 117 117 117

SAY 319,565 240,610 35 46 46 46 46

EA 255,973 217,520 32 71 71 71 71

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 24 4 23,00 77

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 0 7,00 70 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 22 2 21,50 54 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 1 5,75 41 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 10 4 9,00 23 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 128 20 123,00 44 94,53 86,47 86,32

Matematik DC  EeC DbA D C DCBA       DECADABAEC   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDC DA  D c    D       C de     D E d   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE SİMLA KAVUKÇU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,538 207,100 21 88 88 88 88

SAY 381,268 240,610 12 13 13 13 13

EA 278,433 217,520 15 32 32 32 32

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 28 3 27,25 68 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 13 0 13,00 93 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 7 1 6,75 52 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 26 3 25,25 63 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 156 19 151,25 54 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEBCADEACD CBDeB        DECADABAEeEDc

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDC DABADBACDEADCBD    C cCDDA aDAd B   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE BİÇİCİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 190,821 240,610 124 248 248 248 251

EA 173,145 217,520 114 265 265 265 267

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 4 20 -1,00 -3 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 5 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 5 25 -1,25 -3 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 10 0,50 4 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 8 28 1,00 3 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 77 71 59,38 21 94,53 86,47 86,32

Matematik caebbccebcEDCadeabecde  D   b  aAcde   b

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri abbdcbcceCdcacaDeaddBebEbcd eDEedA  B be

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNE NUR YILMAZ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,143 207,100 14 71 71 71 71

SAY 370,908 240,610 17 19 19 19 19

EA 277,638 217,520 16 34 34 34 34

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 19 5 17,75 59 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 26 7 24,25 61 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 9 1 8,75 63 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 25 5 23,75 59 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 157 25 150,75 54 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACadEBDbEDCCBdDCABE      cEACDAABdE cD

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BCD A D  CAcDECDeBdA DCE BCA  EDBAEd B c

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜGE AKGÜL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,033 207,100 88 228 228 228 230

SAY 213,118 240,610 105 170 170 170 172

EA 189,018 217,520 93 212 212 212 214

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 13 3 12,25 41

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Türkçe 6 2 1 1,75 29 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 1 1,75 4 0,56 6,20 6,14

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 3 3,25 8 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 2 2 1,50 11 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 5 4 4,00 10 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 74 29 66,75 24 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1 De E                                    

Cevap Anahtarı B DACEAEACBDBCEAAEECBABDDEACDEDCBBDABDCEBC

Sosyal-2                                 a             

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik  DAe    D b  C                     d    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri  e  c D    B          C   d       EC d  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFAEMİRSAVURGAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,707 207,100 78 205 205 205 207

SAY 193,621 240,610 121 238 238 238 240

EA 179,102 217,520 105 243 243 243 245

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 2 7 0,25 1 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 22 1,50 4 0,56 6,20 6,14

Tarih-2 11 1 10 -1,50 -14 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 3 8 1,00 9 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 6 19 1,25 3 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 2 8 0,00 0 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 79 70 61,63 22 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1 DeCE  b B a  eed   e D cdCabedacceeabdBe

Cevap Anahtarı B DACEAEACBDBCEAAEECBABDDEACDEDCBBDABDCEBC

Sosyal-2 EcabeebacdbcbedBEbaBdbDaD                     

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik  b             c              d         

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri  aade  c                        eA  Baa 

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Masal ve Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 1 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 2 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Şehirler 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 1 0 33
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER KIVRAK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,853 207,100 121 282 282 282 285

SAY 192,178 240,610 122 243 243 243 245

EA 164,623 217,520 121 279 279 279 282

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 13 7 11,25 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 6 2,50 6 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 2 2 1,50 11 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 2 2 1,50 4 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 57 34 48,50 17 94,53 86,47 86,32

Matematik  aAC    b a  C B  b  e     e            

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri  dD  D   d                              

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BAHRİŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,443 207,100 7 59 59 59 59

SAY 405,688 240,610 7 7 7 7 7

EA 298,073 217,520 5 13 13 13 13

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 6 4 5,00 50 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 30 6 28,50 71 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 14 0 14,00 100 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 35 4 34,00 85 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 174 20 169,00 60 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEBCADEA DBdBDCBcEEA D  DECAacBAEebDB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCEDABADBACDEADCBDAcdECbBCDaAEBDAECBB A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÖKCEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,785 207,100 42 146 146 146 146

SAY 303,750 240,610 39 54 54 54 54

EA 248,610 217,520 36 83 83 83 83

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 26 2 25,50 85

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 5 -0,25 -4

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 2 4,50 45 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 21 5 19,75 49 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 5 3 4,25 30 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 122 36 113,00 40 94,53 86,47 86,32

Matematik DC AEBbdDEACc CBD     A    DECADcBA C c 

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri Bcd Dc  DBA   bDCBa       d    deAdCB  d

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL GEDİKLİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,765 207,100 61 177 177 177 179

SAY 267,453 240,610 59 85 85 85 85

EA 204,200 217,520 76 174 174 174 174

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 6 7,50 19 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 17 14 13,50 34 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 105 39 95,25 34 94,53 86,47 86,32

Matematik B  Ca   D b  b   C         eEb D ABCd   

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri Bdcbe DABCAa ECbbB   DCc  CeeD edAdeBB A

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU AZATLI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 151,188 207,100 134 303 303 303 306

SAY 170,485 240,610 135 285 285 285 288

EA 145,248 217,520 137 306 306 306 309

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 4 8 2,00 7

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 6 11 3,25 16

Matematik-2 30 3 14 -0,50 -2 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 3 15 -0,75 -2 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 9 0,75 5 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 7 0,25 2 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 10 22 4,50 11 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 58 76 39,00 14 94,53 86,47 86,32

Matematik eacbc   D c  e   b d  cbad DEa      e   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri cae aA AcBddea Db cedbdC d D bccDbEC aCc

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 3 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSEL KILIÇ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,080 207,100 56 168 168 168 170

SAY 292,508 240,610 42 58 58 58 58

EA 222,220 217,520 51 137 137 137 137

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 10 4 9,00 30 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 15 4 14,00 35 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 117 37 107,75 38 94,53 86,47 86,32

Matematik  DAC    DAdD dBa     b     DEACD ABC    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri Bd EeDDd CABDdeDAB    eE cCADDcDdbECBedd

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALABAY 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,935 207,100 30 105 105 105 105

SAY 343,818 240,610 27 32 32 32 32

EA 265,340 217,520 25 54 54 54 54

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 1 6 -0,50 -7

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 1 4,75 48 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 23 6 21,50 54 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 10 2 9,50 68 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 24 7 22,25 56 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 147 33 138,75 50 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEBC DcAeDBC DeBAc A    bECAD BA C  d

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCEDbBAD AC bb CBD   EC  dDa EBDAECBBec

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK SÜMER 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 156,850 207,100 132 299 299 299 302

SAY 182,865 240,610 127 260 260 260 263

EA 154,575 217,520 131 296 296 296 299

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 0 19,00 48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 5 1 4,75 16

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 4 0 4,00 20

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 2 6 0,50 1 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 4 2,00 14 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 5 5 3,75 9 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 48 15 44,25 16 94,53 86,47 86,32

Matematik  b        a  C e  e  Ac            d    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri e aE DD  d   d                 Dd    B  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SALİH KOCA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,158 207,100 25 92 92 92 92

SAY 332,245 240,610 31 40 40 40 40

EA 259,638 217,520 28 63 63 63 63

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 25 5 23,75 79

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 6 4 5,00 50 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 21 10 18,50 46 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 20 6 18,50 46 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 143 33 134,75 48 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCc dDAEaCCeBDeA        eEACDAABCcadb

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BeD cDDA  AcD eDAB  d C  BCAD  DdAEC B  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNSAL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,173 207,100 24 91 91 91 91

SAY 338,465 240,610 29 36 36 36 36

EA 255,483 217,520 33 73 73 73 73

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 6 2 5,50 55 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 19 6 17,50 44 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 8 1 7,75 60 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 22 10 19,50 49 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 141 25 134,75 48 94,53 86,47 86,32

Matematik  CBAEaC Dc  DBC  eBd       DECdaABAEC  B

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri Bae DABdDaAC EADCBD   EC dCba  BeAEeBBeA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONAT SIRRI ORBAY 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,060 207,100 3 45 45 45 45

SAY 433,118 240,610 1 1 1 1 1

EA 315,000 217,520 1 4 4 4 4

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 37 3 36,25 91 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 13 0 13,00 93 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 34 3 33,25 83 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 184 13 180,75 65 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEBCADEACDcCBDCBAEEdADADDECAeABAECEDB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCED BADBACDEADCBDABdcCDBCDDAEBDAEeB  A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÇALIŞKAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,445 207,100 59 171 171 171 173

SAY 269,335 240,610 55 79 79 79 79

EA 220,545 217,520 53 141 141 141 141

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 4 1 3,75 38

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 0 6 -1,50 -21

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 10 4 9,00 30 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 10 6 8,50 21 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 5 2,75 20 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 6 1 5,75 44 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 106 33 97,75 35 94,53 86,47 86,32

Matematik aeBA a  DEA D C c B        D C a    d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri d ecDb Ab A D A CB    EC cCbaA  DbECBabA

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SEVGİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,920 207,100 16 74 74 74 74

SAY 178,735 240,610 132 269 269 269 272

EA 205,778 217,520 71 169 169 169 169

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 2 29,50 74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 4 0 4,00 22 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 2 15,50 39 0,56 6,20 6,14

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 8 8 6,00 15 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 1 10 -1,50 -5 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 1 10 -1,50 -4 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 81 47 69,25 25 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1 ADEACBD A A         D    De   B  D BeEB 

Cevap Anahtarı A ADEACBDEACAAECBEBAECDBEDADCDECBBADDBCEBC

Sosyal-2     bCeCe    BEccb   B           aaDBB        

Cevap Anahtarı A AECDACACBAEBABEDBDECCBECDDACBADECECDBBAEEBBDDA

Matematik     c bdca  a    e e    D a  d          

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  ae  d de        Ba        DcA    dbB   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 1 0 100
ŞİİR 3 1 0 33
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 1 1 50
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR YILMAZ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,703 207,100 18 77 77 77 77

SAY 359,755 240,610 21 26 26 26 26

EA 265,378 217,520 24 53 53 53 53

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 27 2 26,50 88

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 20 3 19,25 48 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 27 5 25,75 64 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 150 18 145,50 52 94,53 86,47 86,32

Matematik DC AEBCADE  D  BDC d  A    eaCAD  A C D 

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCEDABAeBACaEAeCBDA  cC BC D EBDAEC  a 

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME NAZ ÇAKIR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,243 207,100 106 257 257 257 259

SAY 243,013 240,610 79 118 118 118 118

EA 194,083 217,520 89 199 199 199 201

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 11 5 9,75 33

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 12 5 10,75 27 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 4 2,00 14 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 89 38 79,50 28 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBc  C D dbbB              ECAD BA e   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  a  bd dDBA   cD BD    e Bd cAEabbECBB  

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM ARSLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,755 207,100 27 96 96 96 96

SAY 367,680 240,610 19 21 21 21 21

EA 262,690 217,520 27 57 57 57 57

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 25 5 23,75 79

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 23 7 21,25 53 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 10 1 9,75 75 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 30 4 29,00 73 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 154 26 147,50 53 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCdEcDA aCCBBDe B       eEACDAABdc BD

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BCDdADDABdABDECDAB ABDCc BC bDEDBAECB   

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF DEDEOĞLU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 132,063 207,100 139 309 309 309 312

SAY 160,413 240,610 139 302 302 302 305

EA 131,013 217,520 139 308 308 308 311

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28

Matematik-1 30 3 3 2,25 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 3 6 1,50 4 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 4 1,00 8 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 34 45 22,75 8 94,53 86,47 86,32

Matematik DdBdb   b   Dcb                         

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BadEc  cbB a c D  be cb D  a   d  E     

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH SERBEST 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 139,825 207,100 137 306 306 306 309

SAY 168,880 240,610 137 289 289 289 292

EA 146,005 217,520 135 304 304 304 307

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 2 16,50 41

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25

Matematik-1 30 4 0 4,00 13

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 6 2 5,50 14 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 0 5 -1,25 -3 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 32 9 29,75 11 94,53 86,47 86,32

Matematik    C    D    C       A         aA Bd    

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri d a   e  db                             

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 0 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ŞENKUL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,538 207,100 19 79 79 79 79

SAY 352,180 240,610 24 29 29 29 29

EA 275,638 217,520 20 38 38 38 38

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 7 0 7,00 70 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 26 4 25,00 63 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 7 1 6,75 52 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 153 26 146,50 52 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBA BCADEACDaCBDCBAc b    aE ADABA   DB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  cCaeb dDcACDEcDCBD   EC  C DAbBDAECBB A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERMEDAĞ COŞKUN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,195 207,100 115 269 269 269 272

SAY 184,050 240,610 126 257 257 257 260

EA 159,315 217,520 128 290 290 290 293

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 8 7 6,25 21

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 5 8 3,00 15

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 0 6 -1,50 -4 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 6 1,50 11 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 60 44 49,00 18 94,53 86,47 86,32

Sosyal-2  E                                            

Cevap Anahtarı A AECDACACBAEBABEDBDECCBECDDACBADECECDBBAEEBBDDA

Matematik  d          ead                     e  c

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri Bae ec bDB d           e  e    ea  C   c

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET ÖZEL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,750 207,100 6 57 57 57 57

SAY 423,640 240,610 2 2 2 2 2

EA 302,560 217,520 4 9 9 9 9

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 27 2 26,50 88

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 25 0 25,00 83 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 34 1 33,75 84 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 177 16 173,00 62 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEBCADEACDBCBDCBAE A    DECAaABAECEDB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCEDAeADBACDEADCBDABEECbBCDDAEBDAcCBabc

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL  SARA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,145 207,100 64 183 183 183 185

SAY 258,008 240,610 69 99 99 99 99

EA 208,080 217,520 66 162 162 162 162

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 21 4 20,00 67

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 5 7,75 19 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 5 2,75 21 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 16 16 12,00 30 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 103 42 92,50 33 94,53 86,47 86,32

Matematik B ACCdEB  b       d c       Ed  A B     

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BeDbcDeA dAcDbeDbB   Dec dC DccDaAECBe  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR DOĞRUER 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,658 207,100 45 150 150 150 150

SAY 269,200 240,610 57 81 81 81 81

EA 217,945 217,520 56 146 146 146 146

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 22 4 21,00 70

Geometri 10 2 2 1,50 15

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 7 9 4,75 16 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 3 1,25 13 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 12 6,00 15 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 15 14 11,50 29 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 112 45 100,75 36 94,53 86,47 86,32

Sosyal-2                                 d             

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik  DACC EdDAcbda  c    b c     d  cABec   

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BCabeDDc eAB  CDdB    e D dcDaE dcaCBe A

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİDAL ARSLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 281,761 240,610 51 71 71 71 71

EA 216,930 217,520 60 150 150 150 150

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 15 1 14,75 49 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 5 2 4,50 45 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 20 3 19,25 48 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 9 3 8,25 59 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 18 6 16,50 41 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 102 27 95,38 34 94,53 86,47 86,32

Matematik DC  EBCADEA D C DC         bECea BAEC D 

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDddDA  DBACDbA       cC      EdDAECaB A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE TEPECİK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,443 207,100 57 169 169 169 171

SAY 268,765 240,610 58 82 82 82 82

EA 207,673 217,520 67 164 164 164 164

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 21 5 19,75 66

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 5 5 3,75 9 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 105 38 95,50 34 94,53 86,47 86,32

Matematik DeBA    D  eDc             e        d   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  aCEDA dDBAd bADeBD  EEC  dbeAbdDAdCa   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRUL EREN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,565 207,100 81 209 209 209 211

SAY 217,038 240,610 103 164 164 164 166

EA 186,350 217,520 97 226 226 226 228

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 14 6 12,50 42

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 7 9 4,75 24

Matematik-2 30 3 9 0,75 3 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 4 11 1,25 3 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 4 2,00 14 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 81 41 70,75 25 94,53 86,47 86,32

Matematik abce e  bEc D d  C           b   Bc e   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri Bce D  Ae  d                         B  

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN ŞENGÖR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,098 207,100 111 265 265 265 268

SAY 222,375 240,610 97 154 154 154 156

EA 174,863 217,520 111 258 258 258 260

Katılımlar: 139 310 310 310 313

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 4 18,00 45

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53

Matematik-1 30 13 1 12,75 43

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 7 6 5,50 14 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 2 2,50 19 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 9 5 7,75 19 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 71 23 65,25 23 94,53 86,47 86,32

Matematik bCB     Da       C b  b    c    ABe C   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri Bce D    BAd  b CB     C  e     D      A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 0 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE SERBEST 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,535 207,100 2 43 43 43 43

SAY 415,598 240,610 4 4 4 4 4

EA 308,185 217,520 2 5 5 5 5

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 8 2 7,50 75 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 33 4 32,00 80 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 10 2 9,50 73 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 177 19 172,25 62 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEBCADEACDBCBDCBAcEA e  DECADABeECaDB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCEDcBADaACDEADCBDABEEC cdDDbEBeAdCBBdc

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR CANSU AYANDIN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,718 207,100 54 166 166 166 168

SAY 264,150 240,610 61 87 87 87 87

EA 218,718 217,520 54 143 143 143 143

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 20 8 18,00 60

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 3 0,25 3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 9 5 7,75 19 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 6 1,50 11 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 15 12 12,00 30 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 108 42 97,50 35 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBA  a D AC  C    c           D  cad   

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri  cebeb ADB d  caCBD   EC eCDDdEBa ECc   

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KOCABAŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 274,275 207,100 1 14 14 14 14

SAY 284,920 240,610 48 67 67 67 67

EA 280,700 217,520 14 30 30 30 30

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 3 4 2,00 29

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 9 16,75 42 0,56 6,20 6,14

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 4 5 2,75 7 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 9 14 5,50 18 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 2 6 0,50 5 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 11 20 6,00 15 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 6 4 5,00 38 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 150 69 132,75 47 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1 DcCEA e BD    AE     aD eCDcDeaBDAdbCEBC

Cevap Anahtarı B DACEAEACBDBCEAAEECBABDDEACDEDCBBDABDCEBC

Sosyal-2     bebb EA bD B                              

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik BDACdAd Dbbcedde CABcb     bab DeceCa dc

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BeDbcaccBCAB ECbAB  eeCc BCb DEDBcECaBaA

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 1 0 100
ŞİİR 3 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AYSAL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,368 207,100 8 60 60 60 60

SAY 414,325 240,610 5 5 5 5 5

EA 297,998 217,520 7 15 15 15 15

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 29 1 28,75 96

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 34 2 33,50 84 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 34 5 32,75 82 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 177 17 172,75 62 94,53 86,47 86,32

Matematik DCBAEdCADEACDBCBDeBAEEA    DECADABAECEDB

Cevap Anahtarı A DCBAEBCADEACDBCBDCBAEEAADADDECADABAECEDB

Fen Bilimleri BDCEDABAeBACDEADCBDABdcCDeCDDAEBDAECBa A

Cevap Anahtarı A BDCEDABADBACDEADCBDABEECDBCDDAEBDAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT USTA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,760 207,100 26 95 95 95 95

SAY 352,378 240,610 23 28 28 28 28

EA 258,535 217,520 30 67 67 67 67

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 5 1 4,75 48

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 1 6 -0,50 -7

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 6 1 5,75 58 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 21 8 19,00 48 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 11 1 10,75 77 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 28 4 27,00 68 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 150 26 143,50 51 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCAEaDAdD d aDedB b     DEACD ABCE  b

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BCDEADD  dABDECbABE  DCE dC bD DBAECBB A

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜKSEL EMRE DENİZ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,500 207,100 91 234 234 234 236

SAY 315,286 240,610 37 49 49 49 49

EA 236,390 217,520 40 104 104 104 104

Katılımlar: 139 310 310 310 313

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,34 73

Tarih-1 5 4 1 3,99 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,52 10

Felsefe 5 4 1 3,69 74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,61 72

TYT Sosyal 20 13 4 11,81 59

Matematik-1 30 13 4 11,71 39

Geometri 10 2 0 1,89 19

TYT Matematik 40 15 4 13,60 34

Fizik 7 3 1 2,46 35

Kimya 7 1 2 0,82 12

Biyoloji 6 2 1 1,60 27

TYT Fen 20 6 4 4,88 24

Matematik-2 30 23 5 21,75 73 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 4 4 3,00 30 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 27 9 24,75 62 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 7 6 5,50 42 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 119 39 109,38 39 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACbe BDAbDCCBBDeAB dEADDADEA D cBdEdeD

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BCDccDDABCAaDECDABEbaDdcecCAeDEDBbECBBdA

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YAĞDIRAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,700 207,100 89 229 229 229 231

SAY 237,550 240,610 82 124 124 124 124

EA 183,065 217,520 101 234 234 234 236

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 16 9 13,75 46

Geometri 10 5 3 4,25 43

TYT Matematik 40 21 12 18,00 45

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 5 12 2,00 10

Matematik-2 30 5 13 1,75 6 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 3 4 2,00 20 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 8 17 3,75 9 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 12 16 8,00 20 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 91 71 73,25 26 94,53 86,47 86,32

Matematik Bb a dddbAac d aaCd  A     D c DAeBd  cc

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BeDacDDAdCAB be  BE  aC  daecDbecb b    

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Merkezler 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 1 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 0 1 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRANUR SÜRÜCÜLER 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,835 207,100 85 221 221 221 223

SAY 228,750 240,610 89 139 139 139 139

EA 189,105 217,520 92 211 211 211 213

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 16 3 15,25 51

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 5 10 2,50 13

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 6 6 4,50 11 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 9 14 5,50 14 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 84 46 72,50 26 94,53 86,47 86,32

Matematik  DAea  aD    C a  c  A     e   D        

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BeacebD  dABc Cb B    C  cb   cDd Eb a  

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Merkezler 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
Yatay Atış Hareketi 1 0 1 0
Açısal Momentum ve Korunumu 1 0 1 0
Radyoaktivite 1 0 0 0
Görüntüleme Teknolojileri 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
Hormonların Özellikleri 1 0 0 0
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKTEPE 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,878 207,100 133 302 302 302 305

SAY 171,200 240,610 134 284 284 284 287

EA 147,095 217,520 133 301 301 301 304

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26

Matematik-1 30 6 6 4,50 15

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,27 1,58 1,57

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,08 2,26 2,24

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,12 1,29 1,28

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,09 1,07 1,06

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 0,56 6,20 6,14

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,04 0,24 0,24

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,08 0,46 0,45

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,06 0,29 0,29

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,01 0,18 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,03 0,21 0,21

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

Sosyal-2 40 1 1 0,75 2 0,24 1,40 1,38

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 1 3 0,25 3 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 2 7 0,25 1 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 47 44 36,00 13 94,53 86,47 86,32

Edebiyat-Sosyal-1                                        C

Cevap Anahtarı B DACEAEACBDBCEAAEECBABDDEACDEDCBBDABDCEBC

Sosyal-2                 E    b                        

Cevap Anahtarı B EADCAACCBEABADEBEDBBCCDCDEABCADEECCBDABEEDBBDA

Matematik         b    a c     e     D    e Bd  c 

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri cdaEb DAded                 c           

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Şiirde Tema 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Masal ve Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Mesneviler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Hikâyenin Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Bilim Medeniyeti 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 2 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Şehirler 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 3 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
MANTIK VE DİL 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AROMAT AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPNUR DOĞANER 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,673 207,100 11 63 63 63 63

SAY 406,433 240,610 6 6 6 6 6

EA 293,463 217,520 8 18 18 18 18

Katılımlar: 139 310 310 310 313

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 24 6 22,50 75 8,59 6,34 6,28

Matematik-2 10 9 1 8,75 88 2,67 1,80 1,78

Matematik 40 33 7 31,25 78 11,26 8,14 8,06

Fizik 14 14 0 14,00 100 4,70 2,72 2,69

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,60 2,08 2,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,08 2,45 2,43

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 12,38 7,25 7,18

Toplam: 280 173 26 166,50 59 94,53 86,47 86,32

Matematik BDACCAEBDdEDddBBDCdBEbEADDeDEACDAABCEEaD

Cevap Anahtarı B BDACCAEBDAEDCCBBDCABEAEADDADEACDAABCEEBD

Fen Bilimleri BCDEADDABCABDECDABEAeDCEecdAcDbDBAEC BaA

Cevap Anahtarı B BCDEADDABCABDECDABEABDCEDBCADDEDBAECBBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Merkezler 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
Yatay Atış Hareketi 1 1 0 100
Açısal Momentum ve Korunumu 1 1 0 100
Radyoaktivite 1 1 0 100
Görüntüleme Teknolojileri 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
Hormonların Özellikleri 1 1 0 100
Böbreğin Boşaltım Dışı Görevleri 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33
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