
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSUÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025151 763 1778 56544

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,46 7 2 6,19 6 3 4,38 6 2 5,61 9 4 8,08 11 6 8,89 52 22 44,61 342,580

Okul Ortalaması 15 4 13,96 8 2 7,48 6 3 5,10 7 2 6,67 11 3 10,23 13 5 11,71 61 18 55,15 379,300

KATILIMLAR

1 0 ELİF ÖZER 8 20 0 20,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 87 3 86,00 492,710 1 1 4 5 194
% 0,34

2 0 FEVZİ YETİM 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 1 87,67 492,700 1 2 5 6 196
% 0,35

3 0 FİLİZ MALKOÇ 8 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,34 492,094 2 3 7 8 243
% 0,43

4 0 HAKTAN ULU 8 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 87 3 86,00 489,965 3 4 12 13 365
% 0,65

5 0 ALEYNA IŞIK 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 88 2 87,33 489,622 4 5 13 17 397
% 0,70

6 0 ALİ DUMANLI 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 86 4 84,67 487,659 2 6 16 22 530
% 0,94

7 0 İBRAHİM MERT ALEVLİ 8 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 86 4 84,67 484,312 5 7 22 32 833
% 1,47

8 0 KEREM MERT YILMAZ 8 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,67 483,486 6 8 25 37 926
% 1,64

9 0 BİLGE KÖROĞLU 8 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 87 3 86,00 482,455 7 9 29 42 1045
% 1,85

10 0 DAĞHAN TUNCALI 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 20 0 20,00 84 6 82,00 479,851 3 10 33 48 1364
% 2,41

11 0 DENİZ KOCAAYAN 8 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 83 7 80,67 474,255 8 11 50 76 2231
% 3,95

12 0 METE ÖZKAN 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 17 3 16,00 85 5 83,33 473,474 4 12 55 86 2383
% 4,21

13 0 GÖKÇE GÖKGÜN 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 84 6 82,00 472,843 5 13 57 89 2466
% 4,36

14 0 ÖYKÜ MÜHÜRCÜOĞLU 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 82 8 79,35 471,554 6 14 59 94 2689
% 4,76

15 0 ÖMER FARUK KAYGISIZ8 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 20 0 20,00 84 6 82,00 471,140 9 15 61 96 2752
% 4,87

16 0 YAREN ONAY 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 19 1 18,67 20 0 20,00 81 8 78,33 469,816 7 16 66 104 2988
% 5,28

17 0 BEYZANUR BOZDAĞ 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 17 3 16,00 83 7 80,67 469,014 8 17 70 109 3117
% 5,51

18 0 SERRA BAL 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 1 7,67 18 2 17,33 18 2 17,33 82 7 79,66 468,858 9 18 72 112 3138
% 5,55

19 0 ALMİLA TUĞÇE KOÇAK8C 19 1 18,67 9 0 9,00 8 1 7,67 6 2 5,33 19 1 18,67 18 0 18,00 79 5 77,34 467,451 1 19 80 123 3398
% 6,01

20 0 ÇAĞAN EKREN 8 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 83 7 80,66 466,944 10 20 84 127 3502
% 6,19

21 0 ÇAĞAN DEMİR 8 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 20 0 20,00 83 7 80,67 466,044 11 21 88 137 3670
% 6,49

22 0 SELİN KOÇ 8 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 20 0 20,00 17 3 16,00 81 9 77,99 464,556 12 22 94 146 3970
% 7,02

23 0 AHMET EMİR G 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 18 2 17,33 18 1 17,67 81 8 78,34 463,912 10 23 95 151 4084
% 7,22

24 0 GÜL YAREN BOZKURT 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 16 1 15,67 19 0 19,00 80 6 78,01 460,963 1 24 102 164 4660
% 8,24

25 0 M RÜZGAR ALKAN 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 18 1 17,67 17 3 16,00 80 9 77,01 458,452 11 25 116 185 5148
% 9,10

26 0 EYMEN ALPTEKİN 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 3 15,00 16 4 14,67 80 9 77,00 452,009 12 26 133 220 6441
% 11

27 0 DORA NAÇTURHAN 8 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 80 10 76,66 451,093 13 27 137 226 6607
% 12

28 0 RUMEYSA GÜRBÜZ 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 4 3,67 16 2 15,33 19 1 18,67 77 10 73,67 450,128 2 28 144 235 6805
% 12

29 0 GÜLCE KOCAER 8 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 15 5 13,33 20 0 20,00 79 11 75,33 448,568 14 29 150 243 7128
% 13

30 0 CANSU YAZ UNUK 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 4 12,67 18 2 17,33 79 9 76,01 445,718 3 30 159 262 7716
% 14

31 0 ECE KOTLUCA 8 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 17 2 16,33 17 3 16,00 77 12 72,99 445,517 15 31 160 265 7763
% 14

32 0 LEYLİFER SEZEN 8B 18 0 18,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 18 1 17,67 15 5 13,33 76 11 72,33 443,807 4 32 165 274 8113
% 14

33 0 BUĞLEM ZOROĞLU 8 17 2 16,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 16 1 15,67 18 2 17,33 76 10 72,67 442,872 16 33 171 282 8308
% 15
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 13 5 11,46 7 2 6,19 6 3 4,38 6 2 5,61 9 4 8,08 11 6 8,89 52 22 44,61 342,580

Okul Ortalaması 15 4 13,96 8 2 7,48 6 3 5,10 7 2 6,67 11 3 10,23 13 5 11,71 61 18 55,15 379,300

KATILIMLAR

34 0 SERTAÇ BÜLBÜL 8 18 1 17,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 15 1 14,67 17 2 16,33 76 8 73,33 442,529 17 34 174 285 8376
% 15

35 0 KIVANÇ KAYA 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 13 5 11,33 18 2 17,33 77 11 73,33 439,895 13 35 191 312 8924
% 16

36 0 EMİR ARAS 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 11 2 10,33 75 8 72,33 438,395 5 36 193 320 9277
% 16

37 0 EGE BOZOK 8 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 16 4 14,67 18 2 17,33 76 14 71,33 437,254 18 37 196 324 9533
% 17

38 0 ELA GÜMÜŞ 8 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 4 12,67 17 3 16,00 78 10 74,67 437,073 19 38 198 329 9575
% 17

39 0 ELİF ULUKAN 8 17 3 16,00 9 1 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 18 1 17,67 16 3 15,00 73 15 68,00 434,802 20 39 212 352 10036
% 18

40 0 BEREN YETMİŞ 8 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 17 1 16,67 15 5 13,33 74 14 69,34 434,012 21 40 214 356 10190
% 18

41 0 HÜSEYİN BOZKURT 8 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 13 5 11,33 18 2 17,33 75 13 70,67 433,419 22 41 215 357 10304
% 18

42 0 KUZEY UTKAN GÜL 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 15 1 14,67 16 4 14,67 74 12 70,00 431,718 2 42 220 370 10644
% 19

43 0 ELİF NAYAN 8 18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 16 3 15,00 16 4 14,67 73 16 67,66 429,185 23 43 229 387 11144
% 20

44 0 POYRAZ BAYSAL 8 18 2 17,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 14 2 13,33 17 3 16,00 73 13 68,67 428,552 24 44 230 390 11277
% 20

45 0 NEHİR UZUN 8C 18 2 17,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 15 4 13,67 16 4 14,67 74 15 69,00 427,606 3 45 235 396 11499
% 20

46 0 E ERVA GÜNER 8 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 15 3 14,00 14 6 12,00 74 14 69,34 426,287 25 46 242 407 11713
% 21

47 0 ÖMER TAYYİP ALKIŞ 8D 17 2 16,33 10 0 10,00 5 5 3,33 6 2 5,33 14 0 14,00 17 0 17,00 69 9 65,99 426,210 1 47 243 408 11728
% 21

48 0 ELA NAZ KARCI 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 17 3 16,00 16 4 14,67 73 17 67,34 425,548 6 48 246 411 11860
% 21

49 0 URAS AYDOĞ 8 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 15 5 13,33 74 16 68,65 424,870 26 49 252 419 11964
% 21

50 0 AHMET TALHA ALKAN 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 14 5 12,33 75 14 70,34 424,575 7 50 256 424 12023
% 21

51 345 TURAN BATU DİLEK 8D 16 3 15,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 17 1 16,67 14 4 12,67 71 14 66,35 421,456 2 51 263 441 12634
% 22

52 0 FURKAN ALİ ACAR 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 18 1 17,67 15 4 13,67 71 17 65,34 420,835 8 52 266 445 12756
% 23

53 0 SUNGUR TEKİN 8 17 1 16,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 3 2,00 16 3 15,00 16 4 14,67 68 15 63,01 420,587 27 53 268 449 12811
% 23

54 0 SEÇİL USTAGİL 8 19 1 18,67 8 1 7,67 6 3 5,00 8 2 7,33 15 5 13,33 15 5 13,33 71 17 65,33 420,499 28 54 269 450 12827
% 23

55 0 M* ALLTOKER 8 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 12 6 10,00 17 3 16,00 73 15 68,00 417,571 29 55 278 470 13385
% 24

56 0 DENİZ ÖZŞEN 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 4 6 2,00 9 1 8,67 20 0 20,00 13 7 10,67 70 20 63,33 417,410 9 56 281 474 13414
% 24

57 0 ASEL YILMAZER 8 19 1 18,67 9 1 8,67 4 5 2,33 8 2 7,33 13 5 11,33 16 3 15,00 69 17 63,33 414,586 30 57 289 490 13957
% 25

58 0 ŞİMAL ÖCAL 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 15 3 14,00 16 4 14,67 70 18 64,00 413,573 10 58 291 496 14153
% 25

59 0 ERVA ÇAKMAK 8 18 2 17,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 14 2 13,33 15 4 13,67 67 18 61,00 411,173 31 59 299 513 14610
% 26

60 0 EYMEN ÜPAL 8 19 1 18,67 7 2 6,33 5 2 4,33 3 0 3,00 14 3 13,00 14 2 13,33 62 10 58,66 408,804 32 60 305 527 15055
% 27

61 0 HALİL İBRAHİM GÜNEŞ8 13 6 11,00 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 70 19 63,68 408,715 33 61 306 528 15071
% 27

62 0 ÖZÜM AKSÜT 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 8 1 7,67 15 3 14,00 69 7 66,68 408,041 11 62 308 532 15201
% 27

63 0 GÜLSÜM KARA 8 17 3 16,00 10 0 10,00 5 5 3,33 10 0 10,00 14 3 13,00 14 6 12,00 70 17 64,33 407,889 34 63 309 533 15228
% 27

64 0 ARDA UYSAL 8 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 12 2 11,33 17 3 16,00 70 14 65,33 407,325 35 64 310 537 15352
% 27

65 0 DOĞAYUSUF YILMAZ 8C 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 1 4,67 12 1 11,67 16 4 14,67 66 13 61,66 406,603 4 65 315 543 15485
% 27

66 0 ŞİRİNYAZGI AKMAN 8 16 4 14,67 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 13 6 11,00 16 4 14,67 71 18 65,01 405,953 36 66 316 546 15591
% 28
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Genel Ortalama 13 5 11,46 7 2 6,19 6 3 4,38 6 2 5,61 9 4 8,08 11 6 8,89 52 22 44,61 342,580
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KATILIMLAR

67 0 EYLÜL BATGİ 8C 20 0 20,00 8 2 7,33 3 7 0,67 10 0 10,00 11 7 8,67 16 4 14,67 68 20 61,34 405,171 5 67 319 553 15755
% 28

68 0 FATİH BAŞARAN 8B 16 3 15,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 2 5,33 14 4 12,67 15 4 13,67 67 17 61,34 404,132 12 68 324 561 15972
% 28

69 0 IRMAK ÇAKAR 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 10 4 8,67 16 3 15,00 68 15 63,01 403,057 6 69 329 570 16183
% 29

70 0 CEMRE ÖZER 8C 13 7 10,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 16 2 15,33 15 5 13,33 69 19 62,67 402,392 7 70 333 576 16316
% 29

71 0 ELİF ATILMIŞ 8 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 12 7 9,67 15 4 13,67 71 16 65,68 401,641 37 71 336 579 16450
% 29

72 0 BORA ÇANKAYA 8 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 17 3 16,00 14 6 12,00 66 24 58,00 397,694 38 72 347 604 17237
% 30

73 0 MERT TABAK 8 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 4 11,67 13 5 11,33 68 17 62,35 396,964 39 73 350 609 17382
% 31

74 0 GÖKSU BAKIRCI 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 12 7 9,67 15 4 13,67 69 19 62,67 396,671 14 74 352 612 17436
% 31

75 0 BERİL MALKOÇ 8C 14 5 12,33 4 4 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 19 0 19,00 13 7 10,67 62 24 54,00 396,248 8 75 353 614 17516
% 31

76 0 BERİL KIR 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 12 8 9,33 16 4 14,67 67 23 59,34 391,471 9 76 375 650 18441
% 33

77 0 BELİNAY ÇETİN 8 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 8 9,33 14 6 12,00 69 21 62,00 390,275 40 77 384 663 18680
% 33

78 0 BURAK EFEOĞLU 8 18 1 17,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 2 5,33 9 7 6,67 15 5 13,33 65 18 59,01 388,419 41 78 389 676 19049
% 34

79 0 İREM KOCABAŞ 8 14 5 12,33 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 15 5 13,33 14 5 12,33 64 24 55,99 387,261 42 79 393 685 19268
% 34

80 0 UTKU KAHYA 8 16 3 15,00 7 2 6,33 5 2 4,33 7 2 6,33 12 1 11,67 13 4 11,67 60 14 55,33 386,199 43 80 394 690 19455
% 34

81 0 BURAK EGE DEMİR 8 15 3 14,00 7 3 6,00 5 4 3,67 9 1 8,67 13 3 12,00 13 5 11,33 62 19 55,67 384,127 44 81 398 705 19868
% 35

82 0 İSMAİL YEKTA 8 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 14 6 12,00 12 8 9,33 65 25 56,67 383,040 45 82 403 713 20073
% 35

83 0 ERDEM KARARMAZ 8C 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 1 3,67 9 1 8,67 16 4 14,67 61 14 56,34 379,475 10 83 412 741 20732
% 37

84 0 KEREM MADAK  18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 8 4 6,67 13 7 10,67 63 18 57,00 378,194 1 84 414 749 20963
% 37

85 0 EGE ERSOY 8B 15 2 14,33 10 0 10,00 4 4 2,67 6 3 5,00 12 4 10,67 12 3 11,00 59 16 53,67 377,486 13 85 415 751 21101
% 37

86 0 RÜMEYSA KARA 8D 13 5 11,33 7 2 6,33 8 2 7,33 2 3 1,00 13 2 12,33 14 5 12,33 57 19 50,65 374,110 3 86 419 767 21739
% 38

87 0 AZRA ZEYNEP ÖZOCAK8D 12 4 10,67 8 2 7,33 5 4 3,67 5 2 4,33 15 3 14,00 13 6 11,00 58 21 51,00 374,058 4 87 420 768 21747
% 38

88 0 FİRDEVS NİL KARA 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 5 5,33 14 5 12,33 60 21 53,00 367,674 11 88 433 805 23003
% 41

89 64 MERT KANAŞ 8 15 5 13,33 10 0 10,00 8 1 7,67 8 0 8,00 10 3 9,00 10 6 8,00 61 15 56,00 367,671 46 89 434 806 23005
% 41

90 0 İCLAL ARDIÇ 8Z 17 3 16,00 9 1 8,67 4 5 2,33 6 3 5,00 8 4 6,67 14 6 12,00 58 22 50,67 366,767 1 90 435 810 23167
% 41

91 0 AYDIN GİRAY ZEYTİN 8C 12 7 9,67 6 3 5,00 6 2 5,33 7 2 6,33 11 4 9,67 14 3 13,00 56 21 49,00 359,700 12 91 454 854 24538
% 43

92 73 ATLASUGUNEL BS CR  Z8V 16 4 14,67 9 1 8,67 5 3 4,00 7 3 6,00 10 8 7,33 12 8 9,33 59 27 50,00 358,580 1 92 457 861 24776
% 44

93 0 DORUK YENİGELEN 8* 15 3 14,00 6 2 5,33 5 4 3,67 7 1 6,67 7 3 6,00 14 4 12,67 54 17 48,33 357,305 1 93 461 868 25033
% 44

94 0 MENES ÇAKICI 8 15 2 14,33 8 1 7,67 7 1 6,67 5 4 3,67 9 3 8,00 11 8 8,33 55 19 48,67 355,974 47 94 464 872 25267
% 45

95 0 YUSUF ACAR 8F 16 4 14,67 9 1 8,67 5 5 3,33 5 4 3,67 9 8 6,33 13 7 10,67 57 29 47,33 354,337 1 95 466 880 25599
% 45

96 0 ZEHRANUR KULUÇ 8Z 15 4 13,67 7 2 6,33 7 3 6,00 7 2 6,33 3 4 1,67 16 3 15,00 55 18 49,00 350,368 2 96 480 910 26408
% 47

97 0 YAREN YEŞİLYURT 8 16 3 15,00 7 3 6,00 2 6 0,00 8 2 7,33 4 5 2,33 16 3 15,00 53 22 45,66 348,992 48 97 483 921 26681
% 47

98 0 EFE CILIZ 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 5 3 4,00 2 0 2,00 13 6 11,00 7 3 6,00 49 20 42,33 346,379 15 98 491 941 27210
% 48

99 0 GÜLCE İŞLEK 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 3 5 1,33 6 0 6,00 9 4 7,67 8 9 5,00 52 22 44,67 343,900 14 99 502 955 27748
% 49
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Genel Ortalama 13 5 11,46 7 2 6,19 6 3 4,38 6 2 5,61 9 4 8,08 11 6 8,89 52 22 44,61 342,580

Okul Ortalaması 15 4 13,96 8 2 7,48 6 3 5,10 7 2 6,67 11 3 10,23 13 5 11,71 61 18 55,15 379,300

KATILIMLAR

100 0 ZÖHRE TURAN 8V 16 4 14,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 7 4,67 10 7 7,67 55 26 46,35 340,942 2 100 511 977 28361
% 50

101 777 BATIN BÜYÜKKAYA 8V 14 5 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 12 7 9,67 53 25 44,67 340,703 3 101 515 983 28411
% 50

102 0 OSMAN ENES KULLE 8 13 6 11,00 7 3 6,00 8 1 7,67 6 4 4,67 9 8 6,33 12 7 9,67 55 29 45,34 340,189 49 102 519 988 28515
% 50

103 0 FATIMA ZÜLAL TAŞ 8Z 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 9 4,00 10 10 6,67 56 30 46,00 340,097 3 103 520 989 28536
% 50

104 0 EMİR BAHADIR 8 15 5 13,33 5 4 3,67 3 4 1,67 5 4 3,67 11 3 10,00 10 9 7,00 49 29 39,34 339,929 50 104 521 990 28564
% 51

105 0 ZEYNEP KAYIMCAK 8 10 10 6,67 9 1 8,67 4 6 2,00 7 3 6,00 13 6 11,00 12 8 9,33 55 34 43,67 339,081 51 105 524 994 28734
% 51

106 0 EYLÜL GÜL 8 14 6 12,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 7 3,67 12 6 10,00 55 26 46,34 336,479 52 106 528 1005 29270
% 52

107 0 ÇAĞIN BERAT 8D 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 5 6,33 9 11 5,33 55 28 45,66 336,022 5 107 531 1009 29375
% 52

108 0 DURU GENÇ 8Z 14 6 12,00 6 3 5,00 6 2 5,33 10 0 10,00 7 3 6,00 9 5 7,33 52 19 45,66 335,876 4 108 532 1010 29393
% 52

109 0 CEYLİN EFSA BOZTAŞ 8Z 13 4 11,67 7 2 6,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 0 2,00 14 4 12,67 50 16 44,67 333,727 5 109 537 1020 29845
% 53

110 0 BATUHAN GÜLAY 8C 12 7 9,67 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 8 7 5,67 11 7 8,67 55 26 46,34 333,363 13 110 540 1026 29916
% 53

111 0 CEM EGE ART 8B 14 2 13,33 9 1 8,67 2 4 0,67 3 0 3,00 6 2 5,33 11 6 9,00 45 15 40,00 331,893 15 111 542 1031 30222
% 53

112 0 YİĞİT ÖZÇOLAK 8 14 5 12,33 9 1 8,67 6 3 5,00 6 2 5,33 3 3 2,00 13 6 11,00 51 20 44,33 331,562 53 112 544 1034 30291
% 54

113 0 MERT   AKINLI 8C 13 4 11,67 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 6 8 3,33 11 7 8,67 54 24 46,00 330,761 14 113 546 1037 30460
% 54

114 0 AHMET EYMEN UYGUN8E 12 8 9,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 4 6,67 11 9 8,00 52 30 42,00 326,648 1 114 552 1057 31272
% 55

115 0 AHMET TALHA BİLİR 8E 12 6 10,00 8 0 8,00 5 3 4,00 9 1 8,67 4 3 3,00 9 0 9,00 47 13 42,67 320,974 2 115 571 1095 32487
% 57

116 0 BUĞRA YAKIN 8F 14 5 12,33 7 1 6,67 6 4 4,67 5 3 4,00 11 6 9,00 43 19 36,67 320,818 2 116 572 1096 32520
% 58

117 0 YUSUF DEMİR 8 11 9 8,00 6 3 5,00 3 5 1,33 6 2 5,33 9 4 7,67 10 4 8,67 45 27 36,00 317,929 54 117 577 1106 33087
% 59

118 0 KIVANÇ KASIRGA 8E 13 7 10,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 9 9 6,00 7 11 3,33 52 34 40,66 315,243 3 118 582 1126 33671
% 60

119 0 ALEYNA AYKURTH 8C 6 11 2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 9 1 8,67 13 5 11,33 11 8 8,33 48 36 35,99 313,806 15 119 586 1136 34019
% 60

120 0 MALİK TOĞRUL 8 14 5 12,33 9 1 8,67 8 1 7,67 5 1 4,67 3 0 3,00 6 6 4,00 45 14 40,34 312,805 55 120 587 1141 34247
% 61

121 0 YİĞİT CILIZ 8A 13 6 11,00 6 4 4,67 7 2 6,33 6 2 5,33 7 4 5,67 7 8 4,33 46 26 37,34 312,670 16 121 588 1143 34276
% 61

122 0 NAZLI ÇAKMAK 8F 11 8 8,33 10 0 10,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 3 5,00 10 8 7,33 47 29 37,33 310,993 3 122 592 1153 34645
% 61

123 0 ECRİN ZELAL GÜNEŞ 8 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 11 8 8,33 49 30 39,00 309,293 56 123 599 1168 35042
% 62

124 0 NİHAL YILMAZ 8F 13 3 12,00 9 1 8,67 3 6 1,00 7 2 6,33 3 0 3,00 8 8 5,33 43 20 36,34 307,053 4 124 603 1181 35494
% 63

125 0 RANA ÇALTI 8 16 3 15,00 7 2 6,33 3 5 1,33 4 4 2,67 6 4 4,67 5 8 2,33 41 26 32,33 306,402 57 125 605 1188 35641
% 63

126 0 ŞEVVAL ERGÜL 8F 14 2 13,33 7 1 6,67 5 4 3,67 5 2 4,33 5 5 3,33 6 7 3,67 42 21 35,00 305,906 5 126 606 1196 35767
% 63

127 0 OKAN ŞENSÖZ 8G 13 7 10,67 10 0 10,00 2 5 0,33 3 0 3,00 11 8 8,33 39 20 32,33 304,645 1 127 609 1202 36024
% 64

128 0 TOLGA ONAT ÖZNALCI8F 15 4 13,67 8 2 7,33 4 5 2,33 6 4 4,67 3 12 -1,00 11 8 8,33 47 35 35,33 304,624 6 128 610 1203 36030
% 64

129 0 BERFE ANGÜN 8Ü 13 5 11,33 3 4 1,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 2 3,33 9 7 6,67 41 26 32,33 302,303 1 129 619 1226 36535
% 65

130 0 DEVİN SAVUNMUŞ 8F 14 5 12,33 5 4 3,67 4 4 2,67 6 4 4,67 3 8 0,33 11 6 9,00 43 31 32,67 302,157 7 130 621 1228 36568
% 65

131 0 OSMAN UTKULU 8 13 5 11,33 6 4 4,67 5 4 3,67 7 3 6,00 5 11 1,33 9 9 6,00 45 36 33,00 296,603 58 131 626 1253 37802
% 67

132 303 KÜBRANUR YİĞİT 8E 12 6 10,00 3 4 1,67 7 2 6,33 5 0 5,00 3 5 1,33 7 8 4,33 37 25 28,66 282,791 4 132 649 1332 40859
% 72

                                                4 / 5



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSUÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025151 763 1778 56544

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,46 7 2 6,19 6 3 4,38 6 2 5,61 9 4 8,08 11 6 8,89 52 22 44,61 342,580

Okul Ortalaması 15 4 13,96 8 2 7,48 6 3 5,10 7 2 6,67 11 3 10,23 13 5 11,71 61 18 55,15 379,300

KATILIMLAR

133 0 EGE TURGUT 8 13 6 11,00 7 3 6,00 3 6 1,00 8 2 7,33 3 5 1,33 3 4 1,67 37 26 28,33 277,867 59 133 653 1355 41915
% 74

134 0 CEREN VURGUN 8F 8 9 5,00 7 3 6,00 2 6 0,00 9 1 8,67 2 3 1,00 9 6 7,00 37 28 27,67 272,661 8 134 661 1387 43009
% 76

135 0 SALİH CAN ARİÇ 8G 9 9 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 13 2,67 8 12 4,00 41 47 25,34 270,443 2 135 664 1400 43460
% 77

136 0 KADİR GÜRLE 8E 10 8 7,33 6 3 5,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 8 0,33 11 8 8,33 35 42 20,99 269,918 5 136 666 1404 43567
% 77

137 0 SAİD HAMZA SARP 8F 11 6 9,00 8 0 8,00 3 3 2,00 4 1 3,67 1 1 0,67 4 7 1,67 31 18 25,00 266,233 9 137 674 1431 44319
% 78

138 0 BURHAN EFE AKGÖR 8D 7 4 5,67 2 0 2,00 3 3 2,00 6 2 5,33 2 1 1,67 6 1 5,67 26 11 22,34 264,931 6 138 676 1436 44587
% 79

139 0 R TAHA KAYA 8F 10 9 7,00 3 6 1,00 2 6 0,00 5 3 4,00 10 6 8,00 30 30 20,00 264,326 10 139 678 1439 44703
% 79

140 0 DAVUT BOZYİĞİT 8E 7 9 4,00 7 3 6,00 4 4 2,67 2 0 2,00 4 7 1,67 7 7 4,67 31 30 21,01 257,221 6 140 693 1486 46154
% 82

141 0 AYŞE NAZ YAVUZ 8D 13 6 11,00 3 3 2,00 4 2 3,33 4 4 2,67 3 9 0,00 4 12 0,00 31 36 19,00 255,407 7 141 696 1497 46538
% 82

142 0 GÖKHAN ÖZEN 8E 8 7 5,67 4 3 3,00 3 3 2,00 2 0 2,00 4 2 3,33 4 6 2,00 25 21 18,00 255,002 7 142 699 1506 46619
% 82

143 0 EREN SARICAN 8D 8 10 4,67 1 3 0,00 5 4 3,67 3 1 2,67 5 3 4,00 6 11 2,33 28 32 17,34 254,150 8 143 702 1512 46790
% 83

144 0 AHMET TALHA KÖROĞLU8G 12 8 9,33 7 3 6,00 1 2 0,33 3 7 0,67 1 6 -1,00 6 9 3,00 30 35 18,33 254,000 3 144 703 1513 46814
% 83

145 0 EMİR TUĞRA AKAR  10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 6 3,00 6 14 1,33 33 48 17,00 253,356 2 145 704 1516 46923
% 83

146 0 UTKUHAN YUR 8E 7 7 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 1 1,67 1 0 1,00 7 13 2,67 25 33 14,00 240,446 8 146 721 1596 49281
% 87

147 0 ÇINAR ERDEM 8 7 10 3,67 1 7 -1,33 3 5 1,33 4 4 2,67 4 7 1,67 7 9 4,00 26 42 12,01 239,153 60 147 725 1604 49471
% 87

148 0 HÜSEYİN TUNA ÇAVUŞ8A 8 9 5,00 5 5 3,33 3 5 1,33 3 0 3,00 0 2 -0,67 6 10 2,67 25 31 14,66 237,209 17 148 731 1618 49777
% 88

149 0 GÖKTÜRK ÇAVDARLI 8K 9 7 6,67 1 1 0,67 3 1 2,67 2 1 1,67 0 1 -0,33 2 4 0,67 17 15 12,01 233,586 1 149 738 1641 50404
% 89

150 0 AZRA BERİLĞEN 8F 8 8 5,33 1 8 -1,67 2 0 2,00 1 3 0,00 4 8 1,33 16 27 6,99 223,905 11 150 746 1686 51976
% 92

151 0 ÖZGÜR AYTAÇ 8A 1 14 -3,67 3 7 0,67 4 4 2,67 5 3 4,00 3 7 0,67 3 8 0,33 19 43 4,67 198,062 18 151 759 1759 55515
% 98
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SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TUĞRA AKAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 253,356 342,580 2 145 704 1516 46923

Katılımlar: 2 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 12,00 13,96 11,46

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,67 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,33 5,10 4,38

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,17 6,67 5,61

Matematik 20 5 6 3,00 15 4,84 10,23 8,08

Fen 20 6 14 1,33 7 6,00 11,71 8,89

Toplam: 90 33 48 17,00 19 37,00 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDbACaccCaDdcdCCAbbD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) acDCdaAdbc

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) ADaDABcdac

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) AaaCbAAccb

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DbAaCc    acDbB     

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) acbADcbbCababdCdAbBc

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MADAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,194 342,580 1 84 414 749 20963

Katılımlar: 2 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,00 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,67 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,33 5,10 4,38

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,17 6,67 5,61

Matematik 20 8 4 6,67 33 4,84 10,23 8,08

Fen 20 13 7 10,67 53 6,00 11,71 8,89

Toplam: 90 63 18 57,00 63 37,00 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CbBBCdCADDCADCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDAcBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDAccB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) D BADdCaCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT)  A  DD dBb  BC dDd B

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN)  dAaDcaBCBCBDDbADAad

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA IŞIK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 489,622 342,580 4 5 13 17 397

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,27 10,23 8,08

Fen 20 18 2 17,33 87 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 88 2 87,33 97 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDABDB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCBADACCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACDDDABBADBBCCCDAAB

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AAAdDACBCBCBDDbADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYSAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,325 342,580 35 64 310 537 15352

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 12 2 11,33 57 12,27 10,23 8,08

Fen 20 17 3 16,00 80 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 70 14 65,33 73 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDcBDCABAbcCBbADBaC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) cBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AdCDBBBacC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCCCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDC C DABBcA Cd  DA 

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABbCaADADADDDBBCCcC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL YILMAZER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,586 342,580 30 57 289 490 13957

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 13 5 11,33 57 12,27 10,23 8,08

Fen 20 16 3 15,00 75 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 69 17 63,33 70 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDCACBBBCDDABCCCAaAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBcACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) ca cABcdCB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) AdBCCACDDb

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAABaABCDb DDcdAc CD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBAADDACCDCBDaaA AcB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY ÇETİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 390,275 342,580 40 77 384 663 18680

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 12 8 9,33 47 12,27 10,23 8,08

Fen 20 14 6 12,00 60 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 69 21 62,00 69 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CbBBCcCADcdADCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBAadDcBDB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCBADADCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DAaDcDABadDBdbCCDbAc

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AbAcaACBCBCBDDCbcAaB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN YETMİŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,012 342,580 21 40 214 356 10190

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 17 1 16,67 83 12,27 10,23 8,08

Fen 20 15 5 13,33 67 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 74 14 69,33 77 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACdCADBCCACADBCDCBDc

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACcDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) ADBBdDbaAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABCABab

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCD ADCDBDDB Cd

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACBbdBDbDDaBcCABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖROĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 482,455 342,580 7 9 29 42 1045

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,27 10,23 8,08

Fen 20 19 1 18,67 93 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 87 3 86,00 96 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDDBDCABACBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) ACCDBBBDAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCCCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCcCDDABBDAACADdDAB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABbCBADADADDDBBCCAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BORA ÇANKAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,694 342,580 38 72 347 604 17237

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,27 10,23 8,08

Fen 20 14 6 12,00 60 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 66 24 58,00 64 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCbDBadACAcBbDCBaB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DbBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) ADBcCDaBdC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) abDAdDAcCb

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBADCbBDDacCA

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DAbBbcBDADABBDaAcCDc

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ZOROĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,872 342,580 16 33 171 282 8308

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 16 1 15,67 78 12,27 10,23 8,08

Fen 20 18 2 17,33 87 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 76 10 72,67 81 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACdCADBCCACADBaDC DB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACbDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) AaBBdDCBbC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABDABCb

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBAD DBDDBb  

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACBbABDADCBBDaABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EFEOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,419 342,580 41 78 389 676 19049

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 9 7 6,67 33 12,27 10,23 8,08

Fen 20 15 5 13,33 67 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 65 18 59,00 66 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CaBBC CADDCADCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBbADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACdDAcDB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DbcADAC  B

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) bAdcaD  BA cBCdCD Aa

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AAAdDbCaCBCBDbCADcDB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EGE DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 384,127 342,580 44 81 398 705 19868

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 13 3 12,00 60 12,27 10,23 8,08

Fen 20 13 5 11,33 57 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 62 19 55,67 62 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCbc DCAaAC CBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) bBCCbDBAaD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) cCbD BBDda

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCaCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDC CDDdB cAACA  DbB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BbBbCaADADcDDDBa C  

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,044 342,580 11 21 88 137 3670

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,27 10,23 8,08

Fen 20 20 0 20,00 100 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 83 7 80,67 90 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CDBBCBCADDCADCdBCAAd

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDABaB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCBADACbCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DAdaDDABBADBBCCCDbAB

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AAABDACBCBCBDDCADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN EKREN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,944 342,580 10 20 84 127 3502

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,27 10,23 8,08

Fen 20 18 2 17,33 87 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 83 7 80,67 90 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCAaADBCDCBDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) ADBBdDaBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABCABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CcBBADCDBADCaBDDBACA

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACaCABDADABBaCABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDEM 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 239,153 342,580 60 147 725 1604 49471

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 4 4 2,67 27 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 4 7 1,67 8 12,27 10,23 8,08

Fen 20 7 9 4,00 20 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 26 42 12,00 13 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) Cb cacdAbb A CBBabdC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) Adbb acaa 

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) a bCbDca B

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DbBAb C dc

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) ad c   cBAbd C C  b 

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) BAcBDAac cCcaDdbb   

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KOCAAYAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 474,255 342,580 8 11 50 76 2231

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,27 10,23 8,08

Fen 20 18 2 17,33 87 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 83 7 80,67 90 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDCACBBBCDDABCCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCdDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AaCDABBCaB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) AdBCCADDDC

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAABCABCDCBDDABABbCD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBAADDAbCDCBDBCAAABa

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORA NAÇTURHAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,093 342,580 13 27 137 226 6607

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,27 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 80 10 76,67 85 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACdCADBCCACADBbDCBDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) AaBBdDCBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABCABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBADCDBDDBcCd

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACBbdBDbDCBBaCABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
E ERVA GÜNER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,287 342,580 25 46 242 407 11713

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 15 3 14,00 70 12,27 10,23 8,08

Fen 20 14 6 12,00 60 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 74 14 69,33 77 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDCAbBBBCDDABCCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AcCDABBdaB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBCbACDDC

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAdBC BCDCBDDAB BbCb

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DdAADDAbCDdcaBaAAABB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KOTLUCA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,517 342,580 15 31 160 265 7763

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,27 10,23 8,08

Fen 20 17 3 16,00 80 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 77 12 73,00 81 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BaCAbBBBCDDABCCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AaCDABBdCB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBCbAbDDb

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAAaCABCDC DDABABaCD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBABDDACdDCcaBCAAABB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ZELAL GÜNEŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 309,293 342,580 56 123 599 1168 35042

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 4 6 2,00 10 12,27 10,23 8,08

Fen 20 11 8 8,33 42 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 49 30 39,00 43 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BbdAadcdCDDABdCaACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CcDCBDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AbdDABBaaB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBbbADDDb

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT)   caCcBC   cb d  D  

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DaACD ACbcCBbcaAbbBB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOZOK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,254 342,580 18 37 196 324 9533

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,27 10,23 8,08

Fen 20 18 2 17,33 87 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 76 14 71,33 79 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) bCDDdaCABACBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) aBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AaCDBBaDAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) dbCDADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCaCDDABBDAbCADCDbc

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABbCBADADADbDBBCCAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE TURGUT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 277,867 342,580 59 133 653 1355 41915

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 3 5 1,33 7 12,27 10,23 8,08

Fen 20 3 4 1,67 8 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 37 26 28,33 31 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCAaADd caBac

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCdCAbDDaA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) dD cdDaBda

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDAcDABaC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) Cd B   c  Da a     d

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN)   b C d     c    Ca 

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA GÜMÜŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,073 342,580 19 38 198 329 9575

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 14 4 12,67 63 12,27 10,23 8,08

Fen 20 17 3 16,00 80 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 78 10 74,67 83 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDDBDCABACdCBAADBCb

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AdCDBBBDAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCCCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCaCDDcBBDA CADd bB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABbCBADAadDDDBBACAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ATILMIŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,641 342,580 37 71 336 579 16450

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 12 7 9,67 48 12,27 10,23 8,08

Fen 20 15 4 13,67 68 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 71 16 65,67 73 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCACAbdCDacDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) AaBBCDCBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABCAB C

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) bABadDCDcADCbBDD cdA

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DAC bABcbDABBDCABbDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAYAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,185 342,580 23 43 229 387 11144

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,27 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 73 16 67,67 75 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCACADBdDCBbB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCAacDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) ADBBdbaBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDAdCABCb

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBADCDBcD bCd

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACBbABcADAcBaCABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 492,710 342,580 1 1 4 5 194

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,27 10,23 8,08

Fen 20 20 0 20,00 100 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 87 3 86,00 96 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACdDAcaB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCBADACCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACDDDABBADBBCCCDAAB

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AAABDACBCBCBDDCADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ULUKAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,802 342,580 20 39 212 352 10036

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 18 1 17,67 88 12,27 10,23 8,08

Fen 20 16 3 15,00 75 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 73 15 68,00 76 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDcBDCABAbBCBbADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) bBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) ddCDBBcaAa

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BbaDADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BD BCDDABBDAACADCaAB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABbCBADAaADDaBBCCA 

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BAHADIR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 339,929 342,580 50 104 521 990 28564

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 5 4 3,67 37 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 11 3 10,00 50 12,27 10,23 8,08

Fen 20 10 9 7,00 35 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 49 29 39,33 44 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BbdACBdBCDDABCCCbCAc

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) aabCBD CAc

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AD c cB ac

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) AdBdbACD a

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT)  AABCbBdaC DD B B  D

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBACaDACC bBDddbbbca

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA ÇAKMAK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,173 342,580 31 59 299 513 14610

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 14 2 13,33 67 12,27 10,23 8,08

Fen 20 15 4 13,67 68 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 67 18 61,00 68 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDDBaCABACBCBbADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) bBaCADcACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AdCDBBcaAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) dCbDADaBbA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCcCDD BBDA CAc D B

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) B BbCBADADADDaaBCCbC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 336,479 342,580 52 106 528 1005 29270

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 6 7 3,67 18 12,27 10,23 8,08

Fen 20 12 6 10,00 50 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 55 26 46,33 51 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BbCAbBBBCcDABbCCbCcD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBDbCAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) baCcABBaCB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) AdBCCADDDa

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) cAdBC aC   cDbB   bc

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBABDbACbDbaD aA AaB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ÜPAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,804 342,580 32 60 305 527 15055

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 7 2 6,33 63 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 3 0 3,00 30 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 14 3 13,00 65 12,27 10,23 8,08

Fen 20 14 2 13,33 67 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 62 10 58,67 65 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCcCADBCDCBDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) D BaACcDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN)  cBB aCBA 

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG)   DA      

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDcADCDBD c  b

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) D CabABD DCB DCA CDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 0 0 0
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ MALKOÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 492,094 342,580 2 3 7 8 243

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,27 10,23 8,08

Fen 20 20 0 20,00 100 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 88 2 87,33 97 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CDBBCBCADDCADCBBCAAb

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDABaB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCBADACCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACDDDABBADBBCCCDAAB

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) CAABDACBCBCBDDCADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE KOCAER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,568 342,580 14 29 150 243 7128

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,27 10,23 8,08

Fen 20 20 0 20,00 100 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 79 11 75,33 84 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CaBBCBCADDCAaCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDAcBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) aBddCDABDB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCBADACCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACaDDcBBbDcBCCCDAAa

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AAABDACBCBCBDDCADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KARA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,889 342,580 34 63 309 533 15228

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 14 3 13,00 65 12,27 10,23 8,08

Fen 20 14 6 12,00 60 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 70 17 64,33 71 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACdCADBCdACADBaDCBDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) AcBddbaBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABDABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) bABBdDCDBADC BDD A d

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DAbdbAdDADABdaCABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKTAN ULU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 489,965 342,580 3 4 12 13 365

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,27 10,23 8,08

Fen 20 19 1 18,67 93 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 87 3 86,00 96 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDDBDCABACBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AdCDBBBaAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCCDADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCBCDDABBDAACADCDAB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABCCBADADADDDBBCCAa

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İBRAHİM GÜNEŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,715 342,580 33 61 306 528 15071

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,27 10,23 8,08

Fen 20 17 3 16,00 80 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 70 19 63,67 71 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) bCacBDCAdAb CBAcDBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) aBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AdCDBBdcAa

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCaCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCBCDDABBcAACdbCDbB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BbBbCBADADADDDBaACAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN BOZKURT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,419 342,580 22 41 215 357 10304

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 13 5 11,33 57 12,27 10,23 8,08

Fen 20 18 2 17,33 87 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 75 13 70,67 79 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDDBDCABAbBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) ACCDBBBaAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) dbaCADCBDb

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDb CD cBBDAAadbCDAB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABCCBADADADcaBBCCAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM MERT ALEVLİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 484,312 342,580 5 7 22 32 833

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,27 10,23 8,08

Fen 20 20 0 20,00 100 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 86 4 84,67 94 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BbCAbBBBCDDABCCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCdDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AaCDABBCCB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBCCACDDC

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAABCABCDCBDDABABDCD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBACDDACCDCBDBCAAABB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KOCABAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,261 342,580 42 79 393 685 19268

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,27 10,23 8,08

Fen 20 14 5 12,33 62 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 64 24 56,00 62 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDaAbB BCccABCCaACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBcACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) ADbbcBBdaB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBCdcADDa

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAABdbBCDCBDDABAcbCa

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DaA DDACCcCBDBa dcBB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL YEKTA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,040 342,580 45 82 403 713 20073

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 14 6 12,00 60 12,27 10,23 8,08

Fen 20 12 8 9,33 47 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 65 25 56,67 63 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CaBBadCADDCADCBBCAAb

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) bCaDcDAbBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) bBACdDAcDB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCBADACCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DbCaDDcBBAacBCCCDbAB

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) CAbdaACBCdaBDDbbDAcB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT YILMAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 483,486 342,580 6 8 25 37 926

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,27 10,23 8,08

Fen 20 20 0 20,00 100 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 86 4 84,67 94 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDDBDCABAbBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) ACCDBcBaAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCCDADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCBCDDABBDAACADCDbB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABCCBADADADDDBBACAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M* ALLTOKER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,571 342,580 29 55 278 470 13385

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 12 6 10,00 50 12,27 10,23 8,08

Fen 20 17 3 16,00 80 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 73 15 68,00 76 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CaDDBDCABAbBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCAaBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) ddaDBBBDAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCCDADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDb CDDABBcA bdDaDbB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BbBbCBADADADDDBdACAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MALİK TOĞRUL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 312,805 342,580 55 120 587 1141 34247

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 5 1 4,67 47 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 3 0 3,00 15 12,27 10,23 8,08

Fen 20 6 6 4,00 20 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 45 14 40,33 45 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) AaBCAcBCCACAcBCDC ac

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACcDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) ADB dDCBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG)   DA DABa 

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) C         D  B      

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN)    dbbdc c    CABCD 

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MENES ÇAKICI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 355,974 342,580 47 94 464 872 25267

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 8 1 7,67 77 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 9 3 8,00 40 12,27 10,23 8,08

Fen 20 11 8 8,33 42 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 55 19 48,67 54 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) C BdC CADDCADCBBC Ad

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACaDBD DBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBAC D BaB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DaBADcb aB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT)  A DDD dBb  dCCCD   

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN)  AAcc dBCBdcDDbADdDc

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KANAŞ 64 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,671 342,580 46 89 434 806 23005

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 0 8,00 80 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 10 3 9,00 45 12,27 10,23 8,08

Fen 20 10 6 8,00 40 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 61 15 56,00 62 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDCAaBBdCDcABCCCbaAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) ADCD BBCaB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBC ACDD 

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT)  AABCAcCD  aD B c  D

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DB  aaAbC bBDdCAd  B

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT TABAK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,964 342,580 39 73 350 609 17382

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 13 4 11,67 58 12,27 10,23 8,08

Fen 20 13 5 11,33 57 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 68 17 62,33 69 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) bCDDcaCABACBCBAADBCd

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DdCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AdCDBBBDAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) cCaCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) aDCBCDD BaDA CdaCD B

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BcaCCd  ADADDDBaACdC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK KAYGISIZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 471,140 342,580 9 15 61 96 2752

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,27 10,23 8,08

Fen 20 20 0 20,00 100 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 84 6 82,00 91 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCACADBCDCBaB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) AaBBdDCBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABCABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBcDCbaDDBACA

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACBCABDADCBBDCABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ENES KULLE 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,189 342,580 49 102 519 988 28515

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 9 8 6,33 32 12,27 10,23 8,08

Fen 20 12 7 9,67 48 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 55 29 45,33 50 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACdCADBCdACccBaDa DB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACbadA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN)  DBBCDaBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) bcDAdDABCb

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CAdB cCDabDC abDa dA

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACBCdBacc cBaCA dDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN UTKULU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 296,603 342,580 58 131 626 1253 37802

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 5 11 1,33 7 12,27 10,23 8,08

Fen 20 9 9 6,00 30 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 45 36 33,00 37 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCACAD da dbc

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) aCaCdCDDBb

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN)  cBBdDCdAa

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDAcCABab

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CAdadc bB D aB aacdd

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN)  d dbcdccc BBDCABdDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ BAYSAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,552 342,580 24 44 230 390 11277

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 14 2 13,33 67 12,27 10,23 8,08

Fen 20 17 3 16,00 80 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 73 13 68,67 76 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CDBBaBCADDCADCBBCAAb

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADBa

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) bBACaDAcaB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCBADbCCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DA  cDABBADBBCCCD d 

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) DAABDbCBCBCBDDbADcDB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RANA ÇALTI 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 306,402 342,580 57 125 605 1188 35641

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 7 2 6,33 63 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 4 4 2,67 27 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 6 4 4,67 23 12,27 10,23 8,08

Fen 20 5 8 2,33 12 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 41 26 32,33 36 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCaDcDCABAaBCBAADBC 

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) cBCCADBd D

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) dd caBBa C

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) d aCADaB b

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT)  DCaC   Bcb  C    dB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) a  bCaA c bab B  d C

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL USTAGİL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,499 342,580 28 54 269 450 12827

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 8 1 7,67 77 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,27 10,23 8,08

Fen 20 15 5 13,33 67 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 71 17 65,33 73 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CaDDBDCABACBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCADB aD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) Ad DBBaDAa

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) dbCDADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCaCDcABBDAACbaCDcB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABbCBADADADDDcdCCca

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KOÇ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,556 342,580 12 22 94 146 3970

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,27 10,23 8,08

Fen 20 17 3 16,00 80 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 81 9 78,00 87 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDcBDCABAdBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) dCCDBBBaAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BbaCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCBCDDABBDAACADCDAB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABbCBADADADDDBaCCAa

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERTAÇ BÜLBÜL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,529 342,580 17 34 174 285 8376

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 15 1 14,67 73 12,27 10,23 8,08

Fen 20 17 2 16,33 82 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 76 8 73,33 81 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CbBBCBCADDCADCBBCAA 

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) aBACdDABDB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DadADADCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DA  DDABBdDBBCC DAA 

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN)  AAaD bBCBCBDDCADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİRİNYAZGI AKMAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,953 342,580 36 66 316 546 15591

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 13 6 11,00 55 12,27 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 71 18 65,00 72 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CDBBCaCADcCADCBBCcAd

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) aBbCdDABaB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCBADACCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DA DDDABBdcdBCCCbbAd

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) CbAdDACBCaCBDDbADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUNGUR TEKİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,587 342,580 27 53 268 449 12811

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 3 3 2,00 20 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,27 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 68 15 63,00 70 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) C BBC CADDCADCBBCAAd

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDAbBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBdCdDAcDB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DddA   b  

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACDcDABBADBBCbCDcA 

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AAABDbCBCBbdDDbADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
URAS AYDOĞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 424,870 342,580 26 49 252 419 11964

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,27 10,23 8,08

Fen 20 15 5 13,33 67 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 74 16 68,67 76 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDcBDdABcaBCBAAcBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) bBCCADcACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) ACaDBBBcAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCCDADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCBCDDABBDAACdDCDbB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABbbaADADADDDaaACAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAHYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 386,199 342,580 43 80 394 690 19455

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 7 2 6,33 63 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 12 1 11,67 58 12,27 10,23 8,08

Fen 20 13 4 11,67 58 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 60 14 55,33 61 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CbBBC CADDCADCBBCcAa

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDdDbD C

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) aBAC D  aB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DbaADAD CB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DA  DD BBd BBCCCD   

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AcAdD aBCBCBDD AD bB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN YEŞİLYURT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,992 342,580 48 97 483 921 26681

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 4 5 2,33 12 12,27 10,23 8,08

Fen 20 16 3 15,00 75 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 53 22 45,67 51 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCbD aCABcCBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) bBCCdDdACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) Aaab  ccdC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCbCADCBDb

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) dDaB   cB     c   dB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) B BCCBADAacDDDBBCCAb

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ÖZÇOLAK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,562 342,580 53 112 544 1034 30291

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 3 3 2,00 10 12,27 10,23 8,08

Fen 20 13 6 11,00 55 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 51 20 44,33 49 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACdCADBdbACADBCcC bB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBaACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN)  DBcdDaBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDb CABb 

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) d  B      Da a     A

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) bACBbABD DAcaDaABCDb

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 317,929 342,580 54 117 577 1106 33087

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 6 3 5,00 50 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 9 4 7,67 38 12,27 10,23 8,08

Fen 20 10 4 8,67 43 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 45 27 36,00 40 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) bCdCADBddACbcBbDCdaB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) D BCACbacA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN)  b cdDaBAa

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDb CABb 

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CcdB  CD ADbDB c   A

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN)  AC bbBc   BBDCA dD 

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAYIMCAK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 339,081 342,580 51 105 524 994 28734

Katılımlar: 60 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 15,42 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,27 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,78 5,10 4,38

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,46 6,67 5,61

Matematik 20 13 6 11,00 55 12,27 10,23 8,08

Fen 20 12 8 9,33 47 13,49 11,71 8,89

Toplam: 90 55 34 43,67 49 62,70 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CaccbcCADDCAcCdBaAcb

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDAbBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) aBACdacacB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DbBADcCdCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DAdbDDcBBADBdCCC cAa

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN)  AAaDcbBCBCBbbbAcbDB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK YENİGELEN 0 8*

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 357,305 342,580 1 93 461 868 25033

Katılımlar: 1 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 14,00 13,96 11,46

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,33 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,67 5,10 4,38

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,67 6,67 5,61

Matematik 20 7 3 6,00 30 6,00 10,23 8,08

Fen 20 14 4 12,67 63 12,67 11,71 8,89

Toplam: 90 54 17 48,33 54 48,33 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCACcDBC Ccc 

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCd ACDaB 

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) baB CDCdAb

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) C DA CABCb

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT)  b    CccADC  DD   A

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) D CBCcB cDABcDaABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİR G 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 463,912 342,580 10 23 95 151 4084

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,50 10,23 8,08

Fen 20 18 1 17,67 88 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 81 8 78,33 87 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDDBDCABAbBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCaADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) ACCDBBBccC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) dCCDADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCBCDDABBcAACAaCDAB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABCCBADADADDDB ACAa

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DUMANLI 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 487,659 342,580 2 6 16 22 530

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,50 10,23 8,08

Fen 20 19 1 18,67 93 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 86 4 84,67 94 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDCACBBBCDDABCCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCdDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) caCDABBCCB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBCCADDDC

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAABCABCDCBDDABABDCD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBACDDACCDCBDBbAAABB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BOZDAĞ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,014 342,580 8 17 70 109 3117

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,50 10,23 8,08

Fen 20 17 3 16,00 80 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 83 7 80,67 90 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCACADBbDCcDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) AaBBCDCBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABCABaC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBADCDBDDBACA

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACdCABDbDDaBDCABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DAĞHAN TUNCALI 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 479,851 342,580 3 10 33 48 1364

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,50 10,23 8,08

Fen 20 20 0 20,00 100 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CDBBCBCADDCADCBBCAcb

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADdC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDAcaB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCBADADbCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACDDDABBADBBCCCDAAB

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) CAABDACBCBCBDDCADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CILIZ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,379 342,580 15 98 491 941 27210

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 2 0 2,00 20 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 13 6 11,00 55 14,50 10,23 8,08

Fen 20 7 3 6,00 30 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 49 20 42,33 47 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CaBBdBCADDCAcCBBCcAb

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) bCCaBDAcBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) aBACdD Bc 

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) D         

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) bACbDD BBADBdaCCDdAa

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) DAAa d aC  B D    D 

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 0 0 0
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ALPTEKİN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,009 342,580 12 26 133 220 6441

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 16 3 15,00 75 14,50 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 80 9 77,00 86 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDABDB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DaBADbACCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACDDDAcBd BBCCCDAAa

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) CAAcDAaBCBCaDDbADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ YETİM 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 492,700 342,580 1 2 5 6 196

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,50 10,23 8,08

Fen 20 20 0 20,00 100 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 88 1 87,67 97 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDCACBBBCDDABCCaACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) ADCDABB CB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBCCACDDC

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAABCABCDCBDDABABDCD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBACDDACCDCBDBCAAABB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE GÖKGÜN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,843 342,580 5 13 57 89 2466

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 14,50 10,23 8,08

Fen 20 19 1 18,67 93 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCACAcBdDCBDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) AcBBCDaBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABCABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBADCDBDDBACd

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACBCABDADABBDaABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKSU BAKIRCI 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,671 342,580 14 74 352 612 17436

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 12 7 9,67 48 14,50 10,23 8,08

Fen 20 15 4 13,67 68 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 69 19 62,67 70 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) bCbDBDCAdAdBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AdCDBcBDAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BbaCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCaCDbcBBcA CbbCDbB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABbaBADADADDD dACAa

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN TUNA ÇAVUŞ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 237,209 342,580 17 148 731 1618 49777

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 5 5 3,33 33 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 3 0 3,00 30 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 14,50 10,23 8,08

Fen 20 6 10 2,67 13 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 25 31 14,67 16 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) B dAbc ddc ABCCCAaca

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBbCcDAabb

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) cD c BaCda

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) A      D  

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) b           b       

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DcA  abbCcC adCcdc  

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ KAYA 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,895 342,580 13 35 191 312 8924

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 13 5 11,33 57 14,50 10,23 8,08

Fen 20 18 2 17,33 87 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 77 11 73,33 81 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCACADBCDCBDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCcCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) AcBBdDCBAa

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABCABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) dbBBAD cBADCDcDD ACd

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DAbBCABDbDCBBDCABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M RÜZGAR ALKAN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,452 342,580 11 25 116 185 5148

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 18 1 17,67 88 14,50 10,23 8,08

Fen 20 17 3 16,00 80 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 80 9 77,00 86 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BbCACBBBCDDABCCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) cDdDbBBCaB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBCCACDDC

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAdBCABCDC DDABABDCD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DaACDDAbCDCBDaCAAABB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METE ÖZKAN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,474 342,580 4 12 55 86 2383

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,50 10,23 8,08

Fen 20 17 3 16,00 80 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 85 5 83,33 93 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACdCADBCCACADBdDCBDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) ADBBCDCBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABDABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBADCDBDDBACA

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACabABDADABBDaABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ MÜHÜRCÜOĞLU 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 471,554 342,580 6 14 59 94 2689

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 14,50 10,23 8,08

Fen 20 19 1 18,67 93 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 82 8 79,33 88 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDCAdBBBCDDABCCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CdDCBDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) baCDABBdCB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBCCADDDa

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAABCABCDCBDDABABcCD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBAADDACCDCBDcCAAABB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR AYTAÇ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 198,062 342,580 18 151 759 1759 55515

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 14 -3,67 -18 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 3 7 0,67 7 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 3 7 0,67 3 14,50 10,23 8,08

Fen 20 3 8 0,33 2 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 19 43 4,67 5 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) daCbdc a cb   abdbcb

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) ddcadDAbbD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) bDCbAcBb  

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) bBBCdACb  

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) aAAaaAaaaa          

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) acbADDcbaad         

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 0 1 0
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA BAL 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,858 342,580 9 18 72 112 3138

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,50 10,23 8,08

Fen 20 18 2 17,33 87 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 82 7 79,67 89 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDAcaB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DbBADAC CB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACaDDABBADBBCbCDAAB

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) CAABDACBCBCBDDCAcAaB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ONAY 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,816 342,580 7 16 66 104 2988

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 14,50 10,23 8,08

Fen 20 20 0 20,00 100 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 81 8 78,33 87 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCbDBCdACADBCDCBDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) aCBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN)  DBBCDaBcC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDAdCABaC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBADCDBDDBACb

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACBCABDADCBBDCABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT CILIZ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 312,670 342,580 16 121 588 1143 34276

Katılımlar: 18 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,65 13,96 11,46

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,15 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,61 5,10 4,38

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,70 6,67 5,61

Matematik 20 7 4 5,67 28 14,50 10,23 8,08

Fen 20 7 8 4,33 22 14,33 11,71 8,89

Toplam: 90 46 26 37,33 41 66,94 55,15 44,60

Sözel (TÜR) B CAbBcBbcDABCCCAdcD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CccCBbAaAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) ADCD BBddB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBC bAD b

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT)  Ad a BCc  cD B   CD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) Da  DcAbC C D ddc da

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TALHA ALKAN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 424,575 342,580 7 50 256 424 12023

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 16 4 14,67 73 13,76 10,23 8,08

Fen 20 14 5 12,33 62 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 75 14 70,33 78 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BaCAbBBBCDDABdCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AcCDABBCCB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) AdBCCADDDC

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAABCABCDCcDbbBABbCD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DaACDDbbCDCBDdCd ABB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU YAZ UNUK 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,718 342,580 3 30 159 262 7716

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 14 4 12,67 63 13,76 10,23 8,08

Fen 20 18 2 17,33 87 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 79 9 76,00 84 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDDBDCABAdBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AdCDBBBDAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCCCADCBDb

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCBCDD BBcAACdaCD a

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABCCdADADADDDBcCCAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EGE ART 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,893 342,580 15 111 542 1031 30222

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 3 0 3,00 30 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 6 2 5,33 27 13,76 10,23 8,08

Fen 20 11 6 9,00 45 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 45 15 40,00 44 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) C BB  CAaDCA CBBCAAa

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDdDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) aBca D d  

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) D  A      

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT)     DD  aAD d CC    

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN)  AAB  bBbBCaDDC cAbd

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZŞEN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,410 342,580 9 56 281 474 13414

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 13,76 10,23 8,08

Fen 20 13 7 10,67 53 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 70 20 63,33 70 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDCbbddBCDDABCCCbCAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBbACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) cabbABBdaB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBCCACDDa

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAABCABCDCBDDABABDCD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DcA DbbbCDCBacCAbABB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ERSOY 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,486 342,580 13 85 415 751 21101

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 12 4 10,67 53 13,76 10,23 8,08

Fen 20 12 3 11,00 55 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 59 16 53,67 60 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BaCAbB BCDDABCC ACA 

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) Aa DcBB ac

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) AdBa bCDDC

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) aAABC  CDCaDD dA aCD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DcACDD bCDCBDdC   B 

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ KARCI 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,548 342,580 6 48 246 411 11860

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 17 3 16,00 80 13,76 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 73 17 67,33 75 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CDccCBCADDCADbBBaAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDcDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDcBaB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DaBADbAbCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACDDDcBBADBBCCCDAca

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AAABDbaBCBCBDbCADdDB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARAS 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,395 342,580 5 36 193 320 9277

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 13,76 10,23 8,08

Fen 20 11 2 10,33 52 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 75 8 72,33 80 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADaCCACADBbDCBDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) ADBBaDCBAa

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDAdCABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBADCDBDDBAdA

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DA  CABD    BbCA bD 

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH BAŞARAN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,132 342,580 12 68 324 561 15972

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 14 4 12,67 63 13,76 10,23 8,08

Fen 20 15 4 13,67 68 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 67 17 61,33 68 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CbBBC CADDCAcCdBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDAcBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDbcaB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DbdA AC CB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACaDDbBBdDBBCCC bA 

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) CbABD aBCBCBDDCbDdDB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ALİ ACAR 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,835 342,580 8 52 266 445 12756

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 8 2 7,33 73 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 18 1 17,67 88 13,76 10,23 8,08

Fen 20 15 4 13,67 68 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 71 17 65,33 73 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACdCbDBCCACAcBdDCBbB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACcDdA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) ADBadcCBAb

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDAdDABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBADCDBDDc CA

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACcbABDbDABa CABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL YAREN BOZKURT 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,963 342,580 1 24 102 164 4660

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 16 1 15,67 78 13,76 10,23 8,08

Fen 20 19 0 19,00 95 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 80 6 78,00 87 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCACADBaDCBDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACbDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) ADBaCDaBbC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABCABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBAD DBADCDBDDa  A

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACBCABD DABBDCABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE İŞLEK 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 343,900 342,580 14 99 502 955 27748

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 6 0 6,00 60 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 9 4 7,67 38 13,76 10,23 8,08

Fen 20 8 9 5,00 25 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 52 22 44,67 50 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCbDBDCABAbBCBbADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCdADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN)  dbD BcaAa

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG)    DADCBD 

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT)  DCaC   BaDA Cda D B

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN)   BbCcdcbccDD Bd CAb

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLİFER SEZEN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,807 342,580 4 32 165 274 8113

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 0 18,00 90 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 18 1 17,67 88 13,76 10,23 8,08

Fen 20 15 5 13,33 67 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 76 11 72,33 80 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) C BBC CADDCADCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDdDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDAcaB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DaBADADaCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACDDDAB ADBBCCbDAAB

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AAABDAbBCBCdDDbAcADc

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZÜM AKSÜT 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,041 342,580 11 62 308 532 15201

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 8 1 7,67 38 13,76 10,23 8,08

Fen 20 15 3 14,00 70 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 69 7 66,67 74 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDCAdBBBCDDABCCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AaCDABBCCB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBC ADDDa

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT)  AABC BbD B        D

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBADDDACCDCBDdb  AaB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA GÜRBÜZ 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,128 342,580 2 28 144 235 6805

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 16 2 15,33 77 13,76 10,23 8,08

Fen 20 19 1 18,67 93 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 77 10 73,67 82 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCACADaCDCBaB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) AaBBCDCBAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) aDDbdAABa 

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBADCaBDD d A

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACcCABDADCBBDCABCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİMAL ÖCAL 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,573 342,580 10 58 291 496 14153

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,96 13,96 11,46

Tarih 10 8 2 7,33 73 9,02 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,73 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,98 6,67 5,61

Matematik 20 15 3 14,00 70 13,76 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,16 11,71 8,89

Toplam: 90 70 18 64,00 71 64,60 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDDcDCAdAbBCBbADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCADcACa

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AdCbBBBaAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) dCaCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCaCDD BdDAACdDCD B

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BbBCCBcDADADbDBB CdC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA AYKURTH 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 313,806 342,580 15 119 586 1136 34019

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 13 5 11,33 57 10,91 10,23 8,08

Fen 20 11 8 8,33 42 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 48 36 36,00 40 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BbCdbd dCacdBC aA cc

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CccCBbddAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AcCDbcBdac

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBCbACDDC

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAABCcBa CB DbBABcCc

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) bcA cDAbCDdBD CAdAcc

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİLA TUĞÇE KOÇAK 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 467,451 342,580 1 19 80 123 3398

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,91 10,23 8,08

Fen 20 18 0 18,00 90 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 79 5 77,33 86 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CDBBCBCbDDCADCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDA BC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDAc B

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) D dADbC CB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACDcDABBADBBCCCDAAB

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) CAA D CBCBCBDDCADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYDIN GİRAY ZEYTİN 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 359,700 342,580 12 91 454 854 24538

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 11 4 9,67 48 10,91 10,23 8,08

Fen 20 14 3 13,00 65 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 56 21 49,00 54 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACaCbcBCCbCADBdcCc B

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) D dCAaDDBc

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) ADBBdDC  a

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) bDDA CABbC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT)   dB D  aADCaBDDBACc

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACdCAc  DABaDCABCD 

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN GÜLAY 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 333,363 342,580 13 110 540 1026 29916

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 8 7 5,67 28 10,91 10,23 8,08

Fen 20 11 7 8,67 43 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 55 26 46,33 51 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BbaACdd CcDAcbCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBbACAb

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AaCD BBCaa

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBCCACDDC

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DdAabcBb   DDcBA  Cb

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBACcD bCDaBadCb AcB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KIR 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,471 342,580 9 76 375 650 18441

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 12 8 9,33 47 10,91 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 67 23 59,33 66 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCacBDCABAdBCBAADBaC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) bBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) bdCcBBBcAa

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCaCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCBCDaddBcAdCdbCDdB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) cABCCBADADcDcaBBCCAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL MALKOÇ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,248 342,580 8 75 353 614 17516

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 4 4 2,67 27 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 19 0 19,00 95 10,91 10,23 8,08

Fen 20 13 7 10,67 53 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 62 24 54,00 60 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACdCADBCCACADBbcaB c

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) bCcCA cDc 

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) AcBBdbaBcd

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDbdAABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) CABBADCDBADCDBDDBA A

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACdCbBccD BBaCABdDb

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE ÖZER 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,392 342,580 7 70 333 576 16316

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 16 2 15,33 77 10,91 10,23 8,08

Fen 20 15 5 13,33 67 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 69 19 62,67 70 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) dCbcBaCABAdcCcAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DBCCADBACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) bCaDBBBaAd

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCaCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT)  DaBCDbABBDAACADCD B

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABbCaAcADADDDBB Ccb

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAYUSUF YILMAZ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,603 342,580 4 65 315 543 15485

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 5 1 4,67 47 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 12 1 11,67 58 10,91 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 66 13 61,67 69 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BDCACBcBCcDABbCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCdbACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AaCDABBdCB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) AdBCC     

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAABCABCD   D    aCD

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBAAaDACCDCcDcaAAABB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM KARARMAZ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,475 342,580 10 83 412 741 20732

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 4 1 3,67 37 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 9 1 8,67 43 10,91 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 61 14 56,33 63 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) dadBCBCbDDCADCdBaAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADdC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBACCDAcDB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) D dAD     

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACDcD  BAD  C      

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AAAaDAbBCBCaDaCADADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BATGİ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,171 342,580 5 67 319 553 15755

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 11 7 8,67 43 10,91 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 68 20 61,33 68 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCADBCCACADBCDCBDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DacCACDDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) daBcdbaBAd

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABDABCC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) ddBBADCcdAD DBDDad d

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACBCABDbDCaBDaABaDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS NİL KARA 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,674 342,580 11 88 433 805 23003

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 7 5 5,33 27 10,91 10,23 8,08

Fen 20 14 5 12,33 62 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 60 21 53,00 59 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) BbCAbBBBaDDABCCCACAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBcACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) daaDABBdCB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) AdBCbACDDa

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT)  AAca BCD  cD d c  D

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBAADcAbC CBaaCAcABB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÇAKAR 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,057 342,580 6 69 329 570 16183

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 10 4 8,67 43 10,91 10,23 8,08

Fen 20 16 3 15,00 75 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 68 15 63,00 70 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CbBBaBCADDCADCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDAcBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) aBAbdDAcDB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DaBADACCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DAd DD BadD BaCC   B

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) CAA DACBCcCBDDbADcDB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY UTKAN GÜL 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,718 342,580 2 42 220 370 10644

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 15 1 14,67 73 10,91 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 74 12 70,00 78 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CCDDBDCAdAaBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) cBCCADBAaD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AdCDBBcaAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCCCADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDC CDDABBDAACd CD  

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BbdbCBADADADDaBBACAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT   AKINLI 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,761 342,580 14 113 546 1037 30460

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 6 8 3,33 17 10,91 10,23 8,08

Fen 20 11 7 8,67 43 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 54 24 46,00 51 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) C  cB CABcCaCcAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) cBCCADcACD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) Ad DBBcaAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) BCCDADCBDA

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT)  DbcC cbBaDA aA  cc 

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BddbCaA  DADDDca aAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR UZUN 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,606 342,580 3 45 235 396 11499

Katılımlar: 15 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,71 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,42 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,87 5,10 4,38

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,69 6,67 5,61

Matematik 20 15 4 13,67 68 10,91 10,23 8,08

Fen 20 16 4 14,67 73 13,07 11,71 8,89

Toplam: 90 74 15 69,00 77 57,67 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CaBBCBCADDCAcCBBCAAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBDADBC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) aBcCCDABcB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DaBADACbCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) DACbcDABdADBBCCC dAB

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) CAAcadCBCBCBDDCADADd

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YAVUZ 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 255,407 342,580 7 141 696 1497 46538

Katılımlar: 8 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,00 13,96 11,46

Tarih 10 3 3 2,00 20 5,29 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 4,25 5,10 4,38

İngilizce 10 4 4 2,67 27 4,83 6,67 5,61

Matematik 20 3 9 0,00 0 8,62 10,23 8,08

Fen 20 4 12 0,00 0 8,29 11,71 8,89

Toplam: 90 31 36 19,00 21 42,29 55,15 44,60

Sözel (TÜR) C dBCdCADDbAaCBBaAcC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) bC bBa  B 

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) a AC D Bb 

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) Da AcbC dB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT) cA ccD aad c aC   d 

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN)  Add dbBCcdca b  dcc

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ZEYNEP ÖZOCAK 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,058 342,580 4 87 420 768 21747

Katılımlar: 8 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 11,00 13,96 11,46

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,29 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,25 5,10 4,38

İngilizce 10 5 2 4,33 43 4,83 6,67 5,61

Matematik 20 15 3 14,00 70 8,62 10,23 8,08

Fen 20 13 6 11,00 55 8,29 11,71 8,89

Toplam: 90 58 21 51,00 57 42,29 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CC D cdABca  BAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) bBCCADBAaD

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) Ada BBcDAb

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) d aCAD BD 

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT) BDCcCDaAdBDAACAD D B

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BcdCCBADAccDDc B dAC

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN EFE AKGÖR 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 264,931 342,580 6 138 676 1436 44587

Katılımlar: 8 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 4 5,67 28 11,00 13,96 11,46

Tarih 10 2 0 2,00 20 5,29 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 4,25 5,10 4,38

İngilizce 10 6 2 5,33 53 4,83 6,67 5,61

Matematik 20 2 1 1,67 8 8,62 10,23 8,08

Fen 20 6 1 5,67 28 8,29 11,71 8,89

Toplam: 90 26 11 22,33 25 42,29 55,15 44,60

Sözel (TÜR) B CAbd    D   CaA cD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR)   D      D

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) A aD  Bda 

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) AdBC  CDDa

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT)   Aa        D       

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBcA   CCD          

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞIN BERAT 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 336,022 342,580 5 107 531 1009 29375

Katılımlar: 8 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,00 13,96 11,46

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,29 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,25 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,83 6,67 5,61

Matematik 20 8 5 6,33 32 8,62 10,23 8,08

Fen 20 9 11 5,33 27 8,29 11,71 8,89

Toplam: 90 55 28 45,67 51 42,29 55,15 44,60

Sözel (TÜR) CbBBCBCADcCAcCdBCcAC

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) bCCDBDADda

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBbdCDAcDB

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCdADADCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT)   aDcDABBAcBdCb     

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN) AAddadCBCBddDcbbDbDa

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SARICAN 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 254,150 342,580 8 143 702 1512 46790

Katılımlar: 8 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 11,00 13,96 11,46

Tarih 10 1 3 0,00 0 5,29 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,25 5,10 4,38

İngilizce 10 3 1 2,67 27 4,83 6,67 5,61

Matematik 20 5 3 4,00 20 8,62 10,23 8,08

Fen 20 6 11 2,33 12 8,29 11,71 8,89

Toplam: 90 28 32 17,33 19 42,29 55,15 44,60

Sözel (TÜR) daacccbA bCa BAADBCd

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) bd    B  b

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN)  daDBBBbAa

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG)     AD  c 

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT)  DC     B    aA  ccB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) dcBbCcdab A caB  Ccb

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER TAYYİP ALKIŞ 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,210 342,580 1 47 243 408 11728

Katılımlar: 8 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 11,00 13,96 11,46

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,29 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,25 5,10 4,38

İngilizce 10 6 2 5,33 53 4,83 6,67 5,61

Matematik 20 14 0 14,00 70 8,62 10,23 8,08

Fen 20 17 0 17,00 85 8,29 11,71 8,89

Toplam: 90 69 9 66,00 73 42,29 55,15 44,60

Sözel (TÜR) B CACBBBCaDABCCCbCAD

Cevap Anh. D BDCACBBBCDDABCCCACAD

Sözel (TAR) CBDCBDACAD

Cevap Anh. D CBDCBDACAD

Sözel (DİN) AcdDdBBddB

Cevap Anh. D ADCDABBCCB

Sözel (İNG) ABBC dCD b

Cevap Anh. D ABBCCA4DDC

Sayısal (MAT) DAA C BCDCBDDA A D  

Cevap Anh. D DAABCABCDCBDDABABDCD

Sayısal (FEN) DBACD ACCDCBDBC A BB

Cevap Anh. D DBA4DDACCDCBDBCAAABB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KARA 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,110 342,580 3 86 419 767 21739

Katılımlar: 8 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 11,00 13,96 11,46

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,29 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,25 5,10 4,38

İngilizce 10 2 3 1,00 10 4,83 6,67 5,61

Matematik 20 13 2 12,33 62 8,62 10,23 8,08

Fen 20 14 5 12,33 62 8,29 11,71 8,89

Toplam: 90 57 19 50,67 56 42,29 55,15 44,60

Sözel (TÜR) C  cBcbAdbCBCBAADBCC

Cevap Anh. C CCDDBDCABACBCBAADBCC

Sözel (TAR) DdCCADBA b

Cevap Anh. C DBCCADBACD

Sözel (DİN) AdaDBBBDAC

Cevap Anh. C ACCDBBBDAC

Sözel (İNG) d  bAD c  

Cevap Anh. C BCC4ADCBDA

Sayısal (MAT)  DC CDD dBD  CAaCDAB

Cevap Anh. C BDCBCDDABBDAACADCDAB

Sayısal (FEN) BABbCBAcAaADDDB  bAb

Cevap Anh. C BABCCBADADADDDBB4CAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TURAN BATU DİLEK 345 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,456 342,580 2 51 263 441 12634

Katılımlar: 8 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,00 13,96 11,46

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,29 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,25 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,83 6,67 5,61

Matematik 20 17 1 16,67 83 8,62 10,23 8,08

Fen 20 14 4 12,67 63 8,29 11,71 8,89

Toplam: 90 71 14 66,33 74 42,29 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCbDBCCA ADBdDCaDB

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCACaDBA

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) caBBdDCBAb

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABAABaC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) C BBADCDBADCDB DBAdA

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DACBC BDbDC BadABbDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EYMEN UYGUN 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 326,648 342,580 1 114 552 1057 31272

Katılımlar: 8 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,71 13,96 11,46

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,88 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,21 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,50 6,67 5,61

Matematik 20 8 4 6,67 33 2,92 10,23 8,08

Fen 20 11 9 8,00 40 5,29 11,71 8,89

Toplam: 90 52 30 42,00 47 28,50 55,15 44,60

Sözel (TÜR) ACBCAcBCddCdcBaDaBDd

Cevap Anh. A ACBCADBCCACADBCDCBDB

Sözel (TAR) DCBCAaDbBb

Cevap Anh. A DCBCACDDBA

Sözel (DİN) bDaBdDacAC

Cevap Anh. A ADBBCDCBAC

Sözel (İNG) CDDABDABaC

Cevap Anh. A CDDAB4ABCC

Sayısal (MAT) C BBdcCcdADC  D     

Cevap Anh. A CABBADCDBADCDBDDBACA

Sayısal (FEN) DdCBacdbAcBdBaCdBCDA

Cevap Anh. A DACBCABDAD4BBDCABCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ ALL STAR LGS SON PROVA MAYIS 2025

MANİSA / YUNUSEMRE / ÖZEL MANİSA KEP KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TALHA BİLİR 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 320,974 342,580 2 115 571 1095 32487

Katılımlar: 8 151 763 1778 56544

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 7,71 13,96 11,46

Tarih 10 8 0 8,00 80 4,88 7,48 6,19

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,21 5,10 4,38

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,50 6,67 5,61

Matematik 20 4 3 3,00 15 2,92 10,23 8,08

Fen 20 9 0 9,00 45 5,29 11,71 8,89

Toplam: 90 47 13 42,67 47 28,50 55,15 44,60

Sözel (TÜR)  DdBCBCADDbAaCcBa Ab

Cevap Anh. B CDBBCBCADDCADCBBCAAC

Sözel (TAR) ACCDBD  BC

Cevap Anh. B ACCDBDADBC

Sözel (DİN) CBAddD c B

Cevap Anh. B CBACCDABDB

Sözel (İNG) DCdADADCCB

Cevap Anh. B DCBADA4CCB

Sayısal (MAT)    D D c d   aCC    

Cevap Anh. B DACDDDABBADBBCCCDAAB

Sayısal (FEN)   A  A     BD C  ADB

Cevap Anh. B 4AABDACBCBCBDDCADADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'e suikast girişimini analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to express their obligations, likes and dislikes in simple terms. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in simple texts about natural forces and disasters. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.1 0 0 0
